
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   35 4 34,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 2 16,50 8 0 8,00 7 0 7,00 5 2 4,50 3 3 2,25 93 13 89,75 409,175 1131

2 0 YUSUF ENES  M 27 7 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 4 22,00 8 1 7,75 6 1 5,75 3 3 2,25 4 2 3,50 90 19 85,25 396,633 1892

3 0 TOFAN  MA 35 5 33,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 5 5 3,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 91 24 85,00 394,863 2020

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 22 1 21,75 2 1 1,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 88 14 84,50 393,230 2149

5 0 GÜLSÜM   35 5 33,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 22 1 21,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 86 15 82,25 386,508 2697

6 0 GAMZE MUTLU   31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 1 21,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 87 22 81,50 384,810 2878

7 0 MERT YÜCEL ÇKIR   33 6 31,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 7 18,25 6 0 6,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 87 23 81,25 383,780 2984

8 0 ZEHRA TAŞ   33 7 31,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 4 20,00 5 0 5,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 3 1,25 84 23 78,25 374,613 3952

9 0 CEREN   32 7 30,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 2 21,50 3 1 2,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 83 20 78,00 373,938 4036

10 0 GAMZE SİNİCİ 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 23 1 22,75 7 2 6,50 6 1 5,75 5 2 4,50 2 4 1,00 84 28 77,00 370,765 4428

11 0 CENGİZHAN METE DİŞ   32 5 30,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 7 15,25 4 1 3,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 82 24 76,00 367,923 4783

12 0 EYLÜL DOĞAN  M 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 81 23 75,25 365,273 5174

13 0 BELEMİR   28 12 25,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 17 3 16,25 7 2 6,50 6 1 5,75 3 4 2,00 3 3 2,25 81 26 74,50 364,140 5348

14 0 SY 12 33 5 31,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 4 18,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 79 19 74,25 362,458 5608

15 0 HÜMEYRA PALA 12 29 8 27,00 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 1 21,75 5 0 5,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 3 0,25 79 21 73,75 361,485 5763

16 0 DENİZ ILGIN  M 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 4 19,00 4 1 3,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 80 28 73,00 359,185 6122

17 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 12 24,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 1 2,75 77 23 71,25 354,355 6914

18 0 DUHANUR HAYTA   33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 2 17,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 77 23 71,25 353,523 7055

19 0 HELİN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 5 14,75 3 0 3,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 77 26 70,50 350,985 7459

20 0 M FURKAN ÖNEN   33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 6 14,50 2 1 1,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 77 27 70,25 350,453 7563

21 0 YİĞİT AYNUR  M 33 7 31,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 4 24,00 5 5 3,75 3 4 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 80 39 70,25 350,243 7601

22 0 ŞERİFE YÜĞRÜK 12 35 4 34,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 5 15,75 2 4 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 2 4 1,00 77 30 69,50 347,720 8097

23 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 6 11,50 6 0 6,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 74 19 69,25 346,988 8256

24 0 AHMET AGA   28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 5 18,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 77 33 68,75 346,725 8298

25 0 ÖMER DAĞLI  MA 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 75 25 68,75 346,533 8345

26 0 MİRZA SEZEN   30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 21 4 20,00 2 0 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 76 30 68,50 345,645 8503

27 0 İREM BİNİCİ  M 28 11 25,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 22 4 21,00 6 2 5,50 3 3 2,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 75 32 67,00 341,218 9389

28 0 DAMLA MACİT 12C 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 5 9,75 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 1 4 0,00 73 26 66,50 339,138 9830

29 0 EMRE ÇAĞAN  M 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 13 2 12,50 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 72 23 66,25 338,200 10030
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

KATILIMLAR

30 0 HAYRUNİSA   30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 73 28 66,00 338,013 10071

31 0 ELİF GÜLCE   30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 8 14,00 4 3 3,25 4 3 3,25 3 4 2,00 2 4 1,00 75 36 66,00 337,995 10077

32 0 SUDEGÜL ÖZGÜL 12 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 5 2 4,50 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 74 35 65,25 336,023 10501

33 0 CNS   26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 4 20,00 4 1 3,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 74 36 65,00 335,525 10602

34 806 EGE HAYATSEVER  M 27 10 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 18 2 17,50 4 0 4,00 5 2 4,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 71 28 64,00 332,355 11315

35 0 YS  M 32 5 30,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 2 17,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 68 15 64,25 332,078 11381

36 0 SÜMEYRA MUSLU   26 14 22,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 17 3 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 3 3 2,25 69 30 61,50 325,135 13034

37 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 66 17 61,75 324,758 13135

38 0 İCARDİİ 12 26 14 22,50 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 4 13,00 4 1 3,75 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 69 33 60,75 322,940 13619

39 0 ZYZ   34 5 32,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 64 11 61,25 322,708 13684

40 0 YASEMİN NUR  M 30 8 28,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 14 0 14,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 65 17 60,75 321,845 13881

41 0 NİL AKIN   26 8 24,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 17 2 16,50 5 1 4,75 2 4 1,00 2 1 1,75 65 19 60,25 321,135 14064

42 0 FEYZA ERGİDER  M 30 10 27,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 2 13,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 1 0,75 65 21 59,75 319,040 14606

43 0 ZEKERİYA   31 7 29,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 3 0,25 3 3 2,25 2 5 0,75 3 2 2,50 66 29 58,75 315,843 15467

44 0 BERRA AKKAYA 12 25 14 21,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 1 15,75 6 1 5,75 3 3 2,25 2 3 1,25 2 4 1,00 66 32 58,00 314,545 15810

45 0 ASLI B 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 62 20 57,00 310,240 17134

46 0 İREM   32 7 30,25 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 15 2 14,50 0 1 -0,25 59 13 55,75 306,433 18348

47 0 CMA  M 30 8 28,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 0 14,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 61 26 54,50 303,050 19377

48 0 HARUN YILDIZ  M 9 6 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 25 3 24,25 5 1 4,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 60 28 53,00 301,295 19948

49 0 NİSA  M 21 15 17,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 22 2 21,50 4 2 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 4 0,00 62 37 52,75 299,243 20641

50 0 AHMET       B   25 11 22,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 12 10,00 3 5 1,75 6 0 6,00 3 4 2,00 3 2 2,50 63 41 52,75 298,833 20781

51 0 N B  M 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 58 22 52,50 296,610 21580

52 0 ELOOT   30 10 27,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 2 0 2,00 4 0 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 59 28 52,00 295,675 21918

53 0 EBRU 12 29 11 26,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 57 27 50,25 290,543 23807

54 0 GNY  M 26 14 22,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 2 4 1,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 59 36 50,00 290,155 23956

55 0 SERAP ASLAN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 52 12 49,00 285,755 25712

56 0 BEYZA G   23 16 19,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 0 14,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 54 26 47,50 283,150 26811

57 0 ETA   28 6 26,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 8 7 6,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 54 25 47,75 282,870 26937

58 0 ADA DİLARA BOZ   28 7 26,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 51 13 47,75 282,843 26954
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

KATILIMLAR

59 0 MİNE K* A 12 23 16 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 2 2,50 54 27 47,25 282,635 27053

60 0 DİLAN  M 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 52 18 47,50 282,400 27151

61 123 ROBİN 12 23 15 19,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 15 1 14,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 55 31 47,25 282,283 27213

62 0 BRK   23 9 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 10 1 9,75 1 0 1,00 4 2 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 53 24 47,00 281,473 27568

63 0 AHMET EC   23 10 20,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 3 6,25 2 3 1,25 4 3 3,25 3 2 2,50 52 25 45,75 277,780 29272

64 0 SEVERUS   22 6 20,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 11 3 10,25 3 0 3,00 3 3 2,25 1 4 0,00 1 3 0,25 52 25 45,75 277,600 29340

65 0 BEYZA Ç   29 11 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 11 2,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 55 39 45,25 275,433 30353

66 0 LMLK   27 8 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 49 17 44,75 273,895 31121

67 0 MERVE A  M 26 14 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 30 44,50 273,455 31345

68 0 ELSA   26 12 23,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 11 1 10,75 2 2 1,50 1 2 0,50 50 23 44,25 272,725 31742

69 0 ENES TURAN 12 23 16 19,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 53 38 43,50 271,060 32610

70 0 BEYZA   28 11 25,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 0 4,00 7 8 5,00 1 0 1,00 49 25 42,75 267,863 34359

71 0 GÜLNUR KARABAŞ  M 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 47 17 42,75 267,530 34531

72 0 BBRR   29 9 26,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 14 41,50 263,873 36507

73 0 DZEKO  MN 23 10 20,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 2 9,50 2 3 1,25 1 0 1,00 44 16 40,00 260,225 38531

74 0 CYK   28 11 25,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 1 5,75 45 20 40,00 259,518 38940

75 0 NK  M 29 9 26,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 6 2 5,50 44 18 39,50 257,813 39969

76 0 KAAN  M 22 17 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 6 4,50 3 3 2,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 50 45 38,75 256,778 40572

77 0 TUANA A  M 25 12 22,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 0 8,00 43 17 38,75 256,165 40940

78 0 ŞEYHİ   26 10 23,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 42 13 38,75 255,970 41057

79 0 VALENCİA   27 7 25,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 17 38,75 255,753 41197

80 0 ELİFE 12 23 11 20,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 45 28 38,00 254,108 42204

81 0 MEL KE   18 16 14,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 1 6,75 2 0 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 1 2 0,50 44 26 37,50 253,690 42462

82 0 BE  M 26 13 22,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 2 3,50 3 3 2,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 45 31 37,25 251,598 43744

83 0 RABİK  M 24 12 21,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 20 37,00 251,040 44076

84 0 MİHRİBAN   24 15 20,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 44 29 36,75 250,323 44538

85 0 MERVEEEEĞ   30 7 28,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 40 14 36,50 248,558 45599

86 0 ELİF S   A 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 41 20 36,00 247,698 46148

87 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 15 14 11,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 43 31 35,25 247,200 46486
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

KATILIMLAR

88 0 YAVUZ SULTAN SELİM   14 10 11,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 3 9,25 4 3 3,25 3 3 2,25 42 28 35,00 246,425 46943

89 0 NUR SEVEN  M 28 12 25,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 40 20 35,00 244,450 48231

90 0 YATTARA  M 21 15 17,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 42 30 34,50 243,968 48508

91 0 MEHMET   29 9 26,75 7 2 6,50 2 2 1,50 38 13 34,75 243,468 48809

92 0 TK  M 22 18 17,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 42 39 32,25 237,160 52587

93 0 RÜYA G  M 26 9 23,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 14 32,50 237,043 52645

94 0 ZEYNEP ERD  M 22 17 17,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 43 45 31,75 235,558 53534

95 0 EKİN KOTANOĞLU  M 21 15 17,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 40 38 30,50 231,938 55707

96 0 SAMİ   17 15 13,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 10 8 8,00 2 1 1,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 41 46 29,50 229,388 57174

97 0 ZÜMRAELİF YURTSEVEN M 24 16 20,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 36 25 29,75 229,245 57240

98 0 RABİA İMRE  M 17 15 13,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 30 27,50 223,408 60476

99 0 MERVE MERVE  M 21 16 17,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 26 27,50 222,820 60782

100 0 RABİYA TOKGÖZ   21 19 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 35 37 25,75 217,613 63571

101 0 BÜŞŞ   20 16 16,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 30 25 23,75 211,645 66426

102 0 KİLLOKİONÜÇ  MG 24 13 20,75 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,263 67065

103 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 18 21 12,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 30 30 22,50 208,293 67923

104 0 EYŞAN   19 19 14,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 12 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 42 22,50 208,128 68007

105 0 BERİNN   20 18 15,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 27 28 20,00 200,385 71203

106 0 MH  M 16 1 15,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 18 8 16,00 190,330 74667

107 0 ELİF NAZ   15 20 10,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 23 28 16,00 189,020 75078

108 0 SELENAY   11 10 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 13 13,75 182,400 76992

109 0 B Ö  M 9 14 5,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 11 -1,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 23 45 11,75 176,820 78485

110 0 SAMET Ö  M 9 13 5,75 3 2 2,50 2 2 1,50 14 17 9,75 170,698 79968

111 0 ALİOSMAN MAHMUTOĞLU  12 25 5,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 19 40 9,00 168,413 80459

112 0 BARIŞ ALA  M 11 24 5,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 12 32 4,00 153,430 83279

113 0 ONÜÇKİLLOKİ   3 20 -2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 7 43 -3,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   35 4 34,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 2 16,50 8 0 8,00 7 0 7,00 5 2 4,50 3 3 2,25 93 13 89,75 409,175 1131

2 0 GÜLSÜM   35 5 33,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 22 1 21,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 86 15 82,25 386,508 2697

3 0 GAMZE MUTLU   31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 1 21,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 87 22 81,50 384,810 2878

4 0 MERT YÜCEL ÇKIR   33 6 31,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 7 18,25 6 0 6,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 87 23 81,25 383,780 2984

5 0 ZEHRA TAŞ   33 7 31,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 4 20,00 5 0 5,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 3 1,25 84 23 78,25 374,613 3952

6 0 CEREN   32 7 30,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 2 21,50 3 1 2,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 83 20 78,00 373,938 4036

7 0 CENGİZHAN METE DİŞ   32 5 30,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 7 15,25 4 1 3,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 82 24 76,00 367,923 4783

8 0 BELEMİR   28 12 25,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 17 3 16,25 7 2 6,50 6 1 5,75 3 4 2,00 3 3 2,25 81 26 74,50 364,140 5348

9 0 DUHANUR HAYTA   33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 2 17,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 5 2 4,50 3 3 2,25 77 23 71,25 353,523 7055

10 0 M FURKAN ÖNEN   33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 6 14,50 2 1 1,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 77 27 70,25 350,453 7563

11 0 AHMET AGA   28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 5 18,75 4 2 3,50 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 77 33 68,75 346,725 8298

12 0 MİRZA SEZEN   30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 21 4 20,00 2 0 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 76 30 68,50 345,645 8503

13 0 HAYRUNİSA   30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 73 28 66,00 338,013 10071

14 0 ELİF GÜLCE   30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 8 14,00 4 3 3,25 4 3 3,25 3 4 2,00 2 4 1,00 75 36 66,00 337,995 10077

15 0 CNS   26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 4 20,00 4 1 3,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 74 36 65,00 335,525 10602

16 0 SÜMEYRA MUSLU   26 14 22,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 17 3 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 3 3 2,25 69 30 61,50 325,135 13034

17 0 ZYZ   34 5 32,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 64 11 61,25 322,708 13684

18 0 NİL AKIN   26 8 24,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 17 2 16,50 5 1 4,75 2 4 1,00 2 1 1,75 65 19 60,25 321,135 14064

19 0 ZEKERİYA   31 7 29,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 3 0,25 3 3 2,25 2 5 0,75 3 2 2,50 66 29 58,75 315,843 15467

20 0 İREM   32 7 30,25 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 15 2 14,50 0 1 -0,25 59 13 55,75 306,433 18348

21 0 AHMET       B   25 11 22,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 12 10,00 3 5 1,75 6 0 6,00 3 4 2,00 3 2 2,50 63 41 52,75 298,833 20781

22 0 ELOOT   30 10 27,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 2 0 2,00 4 0 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 59 28 52,00 295,675 21918

23 0 BEYZA G   23 16 19,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 0 14,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 54 26 47,50 283,150 26811

24 0 ETA   28 6 26,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 8 7 6,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 54 25 47,75 282,870 26937

25 0 ADA DİLARA BOZ   28 7 26,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 51 13 47,75 282,843 26954

26 0 BRK   23 9 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 10 1 9,75 1 0 1,00 4 2 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 53 24 47,00 281,473 27568

27 0 AHMET EC   23 10 20,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 3 6,25 2 3 1,25 4 3 3,25 3 2 2,50 52 25 45,75 277,780 29272

28 0 SEVERUS   22 6 20,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 11 3 10,25 3 0 3,00 3 3 2,25 1 4 0,00 1 3 0,25 52 25 45,75 277,600 29340



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 BEYZA Ç   29 11 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 11 2,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 55 39 45,25 275,433 30353

30 0 LMLK   27 8 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 49 17 44,75 273,895 31121

31 0 ELSA   26 12 23,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 11 1 10,75 2 2 1,50 1 2 0,50 50 23 44,25 272,725 31742

32 0 BEYZA   28 11 25,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 0 4,00 7 8 5,00 1 0 1,00 49 25 42,75 267,863 34359

33 0 BBRR   29 9 26,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 14 41,50 263,873 36507

34 0 CYK   28 11 25,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 1 5,75 45 20 40,00 259,518 38940

35 0 ŞEYHİ   26 10 23,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 42 13 38,75 255,970 41057

36 0 VALENCİA   27 7 25,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 17 38,75 255,753 41197

37 0 MEL KE   18 16 14,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 1 6,75 2 0 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 1 2 0,50 44 26 37,50 253,690 42462

38 0 MİHRİBAN   24 15 20,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 44 29 36,75 250,323 44538

39 0 MERVEEEEĞ   30 7 28,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 40 14 36,50 248,558 45599

40 0 YAVUZ SULTAN SELİM   14 10 11,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 3 9,25 4 3 3,25 3 3 2,25 42 28 35,00 246,425 46943

41 0 MEHMET   29 9 26,75 7 2 6,50 2 2 1,50 38 13 34,75 243,468 48809

42 0 SAMİ   17 15 13,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 10 8 8,00 2 1 1,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 41 46 29,50 229,388 57174

43 0 RABİYA TOKGÖZ   21 19 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 35 37 25,75 217,613 63571

44 0 BÜŞŞ   20 16 16,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 30 25 23,75 211,645 66426

45 0 EYŞAN   19 19 14,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 12 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 42 22,50 208,128 68007

46 0 BERİNN   20 18 15,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 27 28 20,00 200,385 71203

47 0 ELİF NAZ   15 20 10,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 23 28 16,00 189,020 75078

48 0 SELENAY   11 10 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 13 13,75 182,400 76992

49 0 ALİOSMAN MAHMUTOĞLU  12 25 5,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 19 40 9,00 168,413 80459

50 0 ONÜÇKİLLOKİ   3 20 -2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 7 43 -3,75



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:   

KATILIMLAR
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  A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ELİF S   A 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 41 20 36,00 247,698 46148
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
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 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 YUSUF ENES  M 27 7 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 4 22,00 8 1 7,75 6 1 5,75 3 3 2,25 4 2 3,50 90 19 85,25 396,633 1892

2 0 EYLÜL DOĞAN  M 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 5 1 4,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 81 23 75,25 365,273 5174

3 0 DENİZ ILGIN  M 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 20 4 19,00 4 1 3,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 80 28 73,00 359,185 6122

4 0 HELİN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 5 14,75 3 0 3,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 77 26 70,50 350,985 7459

5 0 YİĞİT AYNUR  M 33 7 31,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 4 24,00 5 5 3,75 3 4 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 80 39 70,25 350,243 7601

6 0 İREM BİNİCİ  M 28 11 25,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 22 4 21,00 6 2 5,50 3 3 2,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 75 32 67,00 341,218 9389

7 0 EMRE ÇAĞAN  M 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 13 2 12,50 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 72 23 66,25 338,200 10030

8 806 EGE HAYATSEVER  M 27 10 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 18 2 17,50 4 0 4,00 5 2 4,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 71 28 64,00 332,355 11315

9 0 YS  M 32 5 30,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 2 17,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 68 15 64,25 332,078 11381

10 0 YASEMİN NUR  M 30 8 28,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 14 0 14,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 65 17 60,75 321,845 13881

11 0 FEYZA ERGİDER  M 30 10 27,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 2 13,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 1 0,75 65 21 59,75 319,040 14606

12 0 CMA  M 30 8 28,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 0 14,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 61 26 54,50 303,050 19377

13 0 HARUN YILDIZ  M 9 6 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 25 3 24,25 5 1 4,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 60 28 53,00 301,295 19948

14 0 NİSA  M 21 15 17,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 22 2 21,50 4 2 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 4 0,00 62 37 52,75 299,243 20641

15 0 N B  M 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 58 22 52,50 296,610 21580

16 0 GNY  M 26 14 22,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 2 4 1,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 59 36 50,00 290,155 23956

17 0 SERAP ASLAN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 52 12 49,00 285,755 25712

18 0 DİLAN  M 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 52 18 47,50 282,400 27151

19 0 MERVE A  M 26 14 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 52 30 44,50 273,455 31345

20 0 GÜLNUR KARABAŞ  M 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 47 17 42,75 267,530 34531

21 0 NK  M 29 9 26,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 6 2 5,50 44 18 39,50 257,813 39969

22 0 KAAN  M 22 17 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 6 4,50 3 3 2,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 50 45 38,75 256,778 40572

23 0 TUANA A  M 25 12 22,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 0 8,00 43 17 38,75 256,165 40940

24 0 BE  M 26 13 22,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 2 3,50 3 3 2,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 45 31 37,25 251,598 43744

25 0 RABİK  M 24 12 21,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 20 37,00 251,040 44076

26 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 15 14 11,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 43 31 35,25 247,200 46486

27 0 NUR SEVEN  M 28 12 25,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 40 20 35,00 244,450 48231

28 0 YATTARA  M 21 15 17,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 42 30 34,50 243,968 48508



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:  M

KATILIMLAR

29 0 TK  M 22 18 17,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 42 39 32,25 237,160 52587

30 0 RÜYA G  M 26 9 23,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 14 32,50 237,043 52645

31 0 ZEYNEP ERD  M 22 17 17,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 43 45 31,75 235,558 53534

32 0 EKİN KOTANOĞLU  M 21 15 17,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 40 38 30,50 231,938 55707

33 0 ZÜMRAELİF YURTSEVEN M 24 16 20,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 36 25 29,75 229,245 57240

34 0 RABİA İMRE  M 17 15 13,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 30 27,50 223,408 60476

35 0 MERVE MERVE  M 21 16 17,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 26 27,50 222,820 60782

36 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 18 21 12,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 30 30 22,50 208,293 67923

37 0 MH  M 16 1 15,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 18 8 16,00 190,330 74667

38 0 B Ö  M 9 14 5,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 11 -1,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 23 45 11,75 176,820 78485

39 0 SAMET Ö  M 9 13 5,75 3 2 2,50 2 2 1,50 14 17 9,75 170,698 79968

40 0 BARIŞ ALA  M 11 24 5,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 12 32 4,00 153,430 83279
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 MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:  MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN  MA 35 5 33,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 5 5 3,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 91 24 85,00 394,863 2020

2 0 ÖMER DAĞLI  MA 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 75 25 68,75 346,533 8345

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 MG SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:  MG

KATILIMLAR

1 0 KİLLOKİONÜÇ  MG 24 13 20,75 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,263 67065

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 MN SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF:  MN

KATILIMLAR

1 0 DZEKO  MN 23 10 20,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 2 9,50 2 3 1,25 1 0 1,00 44 16 40,00 260,225 38531

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 22 1 21,75 2 1 1,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 88 14 84,50 393,230 2149

2 0 GAMZE SİNİCİ 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 23 1 22,75 7 2 6,50 6 1 5,75 5 2 4,50 2 4 1,00 84 28 77,00 370,765 4428

3 0 SY 12 33 5 31,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 4 18,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 79 19 74,25 362,458 5608

4 0 HÜMEYRA PALA 12 29 8 27,00 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 1 21,75 5 0 5,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 3 0,25 79 21 73,75 361,485 5763

5 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 12 24,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 1 2,75 77 23 71,25 354,355 6914

6 0 ŞERİFE YÜĞRÜK 12 35 4 34,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 5 15,75 2 4 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 2 4 1,00 77 30 69,50 347,720 8097

7 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 6 11,50 6 0 6,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 74 19 69,25 346,988 8256

8 0 SUDEGÜL ÖZGÜL 12 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 5 2 4,50 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 74 35 65,25 336,023 10501

9 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 66 17 61,75 324,758 13135

10 0 İCARDİİ 12 26 14 22,50 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 4 13,00 4 1 3,75 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 69 33 60,75 322,940 13619

11 0 BERRA AKKAYA 12 25 14 21,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 1 15,75 6 1 5,75 3 3 2,25 2 3 1,25 2 4 1,00 66 32 58,00 314,545 15810

12 0 ASLI B 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 62 20 57,00 310,240 17134

13 0 EBRU 12 29 11 26,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 57 27 50,25 290,543 23807

14 0 MİNE K* A 12 23 16 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 2 2,50 54 27 47,25 282,635 27053

15 123 ROBİN 12 23 15 19,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 15 1 14,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 55 31 47,25 282,283 27213

16 0 ENES TURAN 12 23 16 19,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 53 38 43,50 271,060 32610

17 0 ELİFE 12 23 11 20,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 45 28 38,00 254,108 42204

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8710,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,4623,90 38,49 251,270

Okul Ortalaması 25,8110,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,1425,70 49,70 288,110

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 DAMLA MACİT 12C 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 5 9,75 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 1 4 0,00 73 26 66,50 339,138 9830

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   35 4 34,00 18 2 17,50 25 2 24,50 15 5 13,75 93 13 89,75 409,175 1 1 1 16 1131

2 0 YUSUF ENES  M 27 7 25,25 19 1 18,75 31 5 29,75 13 6 11,50 90 19 85,25 396,633 1 2 3 24 1892

3 0 TOFAN  MA 35 5 33,75 14 5 12,75 27 9 24,75 15 5 13,75 91 24 85,00 394,863 1 3 6 28 2020

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 35 4 34,00 16 2 15,50 24 2 23,50 13 6 11,50 88 14 84,50 393,230 1 4 7 30 2149

5 0 GÜLSÜM   35 5 33,75 9 2 8,50 28 2 27,50 14 6 12,50 86 15 82,25 386,508 2 5 9 35 2697

6 0 GAMZE MUTLU   31 8 29,00 15 5 13,75 28 2 27,50 13 7 11,25 87 22 81,50 384,810 3 6 10 38 2878

7 0 MERT YÜCEL ÇKIR   33 6 31,50 14 4 13,00 26 7 24,25 14 6 12,50 87 23 81,25 383,780 4 7 12 41 2984

8 0 ZEHRA TAŞ   33 7 31,25 14 4 13,00 26 4 25,00 11 8 9,00 84 23 78,25 374,613 5 8 13 48 3952

9 0 CEREN   32 7 30,25 16 1 15,75 25 3 24,25 10 9 7,75 83 20 78,00 373,938 6 9 14 49 4036

10 0 GAMZE SİNİCİ 12 34 6 32,50 7 12 4,00 30 3 29,25 13 7 11,25 84 28 77,00 370,765 2 10 17 56 4428

11 0 CENGİZHAN METE DİŞ   32 5 30,75 17 3 16,25 21 8 19,00 12 8 10,00 82 24 76,00 367,923 7 11 21 63 4783

12 0 EYLÜL DOĞAN  M 33 7 31,25 17 3 16,25 27 5 25,75 4 8 2,00 81 23 75,25 365,273 2 12 25 68 5174

13 0 BELEMİR   28 12 25,00 17 1 16,75 24 5 22,75 12 8 10,00 81 26 74,50 364,140 8 13 26 71 5348

14 0 SY 12 33 5 31,75 13 3 12,25 23 6 21,50 10 5 8,75 79 19 74,25 362,458 3 14 27 75 5608

15 0 HÜMEYRA PALA 12 29 8 27,00 14 3 13,25 27 1 26,75 9 9 6,75 79 21 73,75 361,485 4 15 28 76 5763

16 0 DENİZ ILGIN  M 30 10 27,50 16 3 15,25 24 5 22,75 10 10 7,50 80 28 73,00 359,185 3 16 31 80 6122

17 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 12 24,00 15 3 14,25 26 2 25,50 9 6 7,50 77 23 71,25 354,355 5 17 34 91 6914

18 0 DUHANUR HAYTA   33 7 31,25 14 6 12,50 18 3 17,25 12 7 10,25 77 23 71,25 353,523 9 18 37 95 7055

19 0 HELİN  M 34 6 32,50 14 5 12,75 19 5 17,75 10 10 7,50 77 26 70,50 350,985 4 19 39 97 7459

20 0 M FURKAN ÖNEN   33 7 31,25 15 5 13,75 18 7 16,25 11 8 9,00 77 27 70,25 350,453 10 20 40 99 7563

21 0 YİĞİT AYNUR  M 33 7 31,25 10 10 7,50 30 9 27,75 7 13 3,75 80 39 70,25 350,243 5 21 41 100 7601

22 0 ŞERİFE YÜĞRÜK 12 35 4 34,00 14 6 12,50 19 9 16,75 9 11 6,25 77 30 69,50 347,720 6 22 44 105 8097

23 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 34 5 32,75 17 3 16,25 19 6 17,50 4 5 2,75 74 19 69,25 346,988 7 23 45 107 8256

24 0 AHMET AGA   28 12 25,00 14 5 12,75 24 7 22,25 11 9 8,75 77 33 68,75 346,725 11 24 46 108 8298

25 0 ÖMER DAĞLI  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 21 1 20,75 10 8 8,00 75 25 68,75 346,533 2 25 47 109 8345

26 0 MİRZA SEZEN   30 10 27,50 12 7 10,25 23 4 22,00 11 9 8,75 76 30 68,50 345,645 12 26 48 112 8503

27 0 İREM BİNİCİ  M 28 11 25,25 12 3 11,25 28 6 26,50 7 12 4,00 75 32 67,00 341,218 6 27 51 124 9389

28 0 DAMLA MACİT 12C 33 7 31,25 13 6 11,50 16 6 14,50 11 7 9,25 73 26 66,50 339,138 1 28 52 131 9830

29 0 EMRE ÇAĞAN  M 34 6 32,50 14 6 12,50 13 2 12,50 11 9 8,75 72 23 66,25 338,200 7 29 53 134 10030

30 0 HAYRUNİSA   30 9 27,75 15 5 13,75 18 4 17,00 10 10 7,50 73 28 66,00 338,013 13 30 54 135 10071

31 0 ELİF GÜLCE   30 10 27,50 16 4 15,00 20 11 17,25 9 11 6,25 75 36 66,00 337,995 14 31 55 137 10077

32 0 SUDEGÜL ÖZGÜL 12 28 11 25,25 15 5 13,75 22 8 20,00 9 11 6,25 74 35 65,25 336,023 8 32 58 143 10501

33 0 CNS   26 14 22,50 16 4 15,00 25 5 23,75 7 13 3,75 74 36 65,00 335,525 15 33 59 146 10602

34 806 EGE HAYATSEVER  M 27 10 24,50 13 6 11,50 22 2 21,50 9 10 6,50 71 28 64,00 332,355 8 34 60 155 11315

35 0 YS  M 32 5 30,75 15 2 14,50 19 4 18,00 2 4 1,00 68 15 64,25 332,078 9 35 61 156 11381

36 0 SÜMEYRA MUSLU   26 14 22,50 12 5 10,75 21 4 20,00 10 7 8,25 69 30 61,50 325,135 16 36 72 185 13034

37 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 31 9 28,75 17 3 16,25 17 2 16,50 1 3 0,25 66 17 61,75 324,758 9 37 74 189 13135

38 0 İCARDİİ 12 26 14 22,50 13 6 11,50 18 5 16,75 12 8 10,00 69 33 60,75 322,940 10 38 79 199 13619

39 0 ZYZ   34 5 32,75 15 0 15,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 64 11 61,25 322,708 17 39 81 201 13684

40 0 YASEMİN NUR  M 30 8 28,00 15 2 14,50 18 1 17,75 2 6 0,50 65 17 60,75 321,845 10 40 84 205 13881

41 0 NİL AKIN   26 8 24,00 13 3 12,25 17 2 16,50 9 6 7,50 65 19 60,25 321,135 18 41 85 210 14064

42 0 FEYZA ERGİDER  M 30 10 27,50 13 2 12,50 16 2 15,50 6 7 4,25 65 21 59,75 319,040 11 42 87 218 14606

43 0 ZEKERİYA   31 7 29,25 13 6 11,50 14 6 12,50 8 10 5,50 66 29 58,75 315,843 19 43 94 238 15467

44 0 BERRA AKKAYA 12 25 14 21,50 12 6 10,50 22 2 21,50 7 10 4,50 66 32 58,00 314,545 11 44 100 247 15810

45 0 ASLI B 12 32 8 30,00 16 4 15,00 13 4 12,00 1 4 0,00 62 20 57,00 310,240 12 45 110 274 17134

46 0 İREM   32 7 30,25 12 3 11,25 15 3 14,25 59 13 55,75 306,433 20 46 121 305 18348

47 0 CMA  M 30 8 28,00 11 6 9,50 15 2 14,50 5 10 2,50 61 26 54,50 303,050 12 47 128 329 19377

48 0 HARUN YILDIZ  M 9 6 7,50 13 7 11,25 30 4 29,00 8 11 5,25 60 28 53,00 301,295 13 48 132 342 19948

                                                1 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

KATILIMLAR

49 0 NİSA  M 21 15 17,25 8 8 6,00 26 4 25,00 7 10 4,50 62 37 52,75 299,243 14 49 134 361 20641

50 0 AHMET       B   25 11 22,25 10 7 8,25 16 17 11,75 12 6 10,50 63 41 52,75 298,833 21 50 136 364 20781

51 0 N B  M 32 8 30,00 13 5 11,75 13 5 11,75 0 4 -1,00 58 22 52,50 296,610 15 51 141 382 21580

52 0 ELOOT   30 10 27,50 10 8 8,00 12 3 11,25 7 7 5,25 59 28 52,00 295,675 22 52 143 391 21918

53 0 EBRU 12 29 11 26,25 11 3 10,25 10 5 8,75 7 8 5,00 57 27 50,25 290,543 13 53 154 442 23807

54 0 GNY  M 26 14 22,50 12 7 10,25 16 3 15,25 5 12 2,00 59 36 50,00 290,155 16 54 155 445 23956

55 0 SERAP ASLAN  M 34 6 32,50 16 4 15,00 2 2 1,50 52 12 49,00 285,755 17 55 161 486 25712

56 0 BEYZA G   23 16 19,00 10 3 9,25 15 0 15,00 6 7 4,25 54 26 47,50 283,150 23 56 169 523 26811

57 0 ETA   28 6 26,50 13 2 12,50 8 8 6,00 5 9 2,75 54 25 47,75 282,870 24 57 170 528 26937

58 0 ADA DİLARA BOZ   28 7 26,25 11 1 10,75 10 2 9,50 2 3 1,25 51 13 47,75 282,843 25 58 171 529 26954

59 0 MİNE K* A 12 23 16 19,00 16 4 15,00 3 0 3,00 12 7 10,25 54 27 47,25 282,635 14 59 172 534 27053

60 0 DİLAN  M 27 12 24,00 16 4 15,00 7 1 6,75 2 1 1,75 52 18 47,50 282,400 18 60 173 539 27151

61 123 ROBİN 12 23 15 19,25 12 3 11,25 15 2 14,50 5 11 2,25 55 31 47,25 282,283 15 61 174 542 27213

62 0 BRK   23 9 20,75 11 5 9,75 11 1 10,75 8 9 5,75 53 24 47,00 281,473 26 62 175 555 27568

63 0 AHMET EC   23 10 20,50 13 4 12,00 7 3 6,25 9 8 7,00 52 25 45,75 277,780 27 63 182 604 29272

64 0 SEVERUS   22 6 20,50 11 6 9,50 14 3 13,25 5 10 2,50 52 25 45,75 277,600 28 64 183 607 29340

65 0 BEYZA Ç   29 11 26,25 11 8 9,00 8 11 5,25 7 9 4,75 55 39 45,25 275,433 29 65 188 633 30353

66 0 LMLK   27 8 25,00 13 6 11,50 9 3 8,25 49 17 44,75 273,895 30 66 194 660 31121

67 0 MERVE A  M 26 14 22,50 15 5 13,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 52 30 44,50 273,455 19 67 197 672 31345

68 0 ELSA   26 12 23,00 10 6 8,50 11 1 10,75 3 4 2,00 50 23 44,25 272,725 31 68 200 687 31742

69 0 ENES TURAN 12 23 16 19,00 9 6 7,50 15 8 13,00 6 8 4,00 53 38 43,50 271,060 16 69 209 714 32610

70 0 BEYZA   28 11 25,25 13 6 11,50 7 8 5,00 1 0 1,00 49 25 42,75 267,863 32 70 215 765 34359

71 0 GÜLNUR KARABAŞ  M 30 10 27,50 16 4 15,00 1 3 0,25 47 17 42,75 267,530 20 71 216 770 34531

72 0 BBRR   29 9 26,75 15 3 14,25 1 2 0,50 45 14 41,50 263,873 33 72 224 828 36507

73 0 DZEKO  MN 23 10 20,50 8 1 7,75 10 2 9,50 3 3 2,25 44 16 40,00 260,225 1 73 234 897 38531

74 0 CYK   28 11 25,25 11 8 9,00 6 1 5,75 45 20 40,00 259,518 34 74 237 908 38940

75 0 NK  M 29 9 26,75 9 7 7,25 6 2 5,50 44 18 39,50 257,813 21 75 245 937 39969

76 0 KAAN  M 22 17 17,75 14 5 12,75 9 9 6,75 5 14 1,50 50 45 38,75 256,778 22 76 253 965 40572

77 0 TUANA A  M 25 12 22,00 10 5 8,75 8 0 8,00 43 17 38,75 256,165 23 77 256 980 40940

78 0 ŞEYHİ   26 10 23,50 12 3 11,25 4 0 4,00 42 13 38,75 255,970 35 78 258 982 41057

79 0 VALENCİA   27 7 25,25 12 5 10,75 3 2 2,50 1 3 0,25 43 17 38,75 255,753 36 79 260 990 41197

80 0 ELİFE 12 23 11 20,25 13 4 12,00 7 3 6,25 2 10 -0,50 45 28 38,00 254,108 17 80 265 1010 42204

81 0 MEL KE   18 16 14,00 9 3 8,25 9 1 8,75 8 6 6,50 44 26 37,50 253,690 37 81 266 1020 42462

82 0 BE  M 26 13 22,75 11 6 9,50 4 2 3,50 4 10 1,50 45 31 37,25 251,598 24 82 278 1065 43744

83 0 RABİK  M 24 12 21,00 13 6 11,50 4 1 3,75 1 1 0,75 42 20 37,00 251,040 25 83 279 1075 44076

84 0 MİHRİBAN   24 15 20,25 14 6 12,50 6 5 4,75 0 3 -0,75 44 29 36,75 250,323 38 84 282 1087 44538

85 0 MERVEEEEĞ   30 7 28,25 9 5 7,75 1 2 0,50 40 14 36,50 248,558 39 85 287 1118 45599

86 0 ELİF S   A 26 11 23,25 13 7 11,25 2 2 1,50 41 20 36,00 247,698 1 86 289 1141 46148

87 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 15 14 11,50 13 6 11,50 7 3 6,25 8 8 6,00 43 31 35,25 247,200 26 87 293 1149 46486

88 0 YAVUZ SULTAN SELİM   14 10 11,50 11 9 8,75 10 3 9,25 7 6 5,50 42 28 35,00 246,425 40 88 297 1161 46943

89 0 NUR SEVEN  M 28 12 25,00 12 8 10,00 40 20 35,00 244,450 27 89 305 1205 48231

90 0 YATTARA  M 21 15 17,25 9 6 7,50 10 3 9,25 2 6 0,50 42 30 34,50 243,968 28 90 306 1215 48508

91 0 MEHMET   29 9 26,75 9 4 8,00 38 13 34,75 243,468 41 91 310 1226 48809

92 0 TK  M 22 18 17,50 11 8 9,00 5 1 4,75 4 12 1,00 42 39 32,25 237,160 29 92 323 1352 52587

93 0 RÜYA G  M 26 9 23,75 10 3 9,25 0 2 -0,50 36 14 32,50 237,043 30 93 325 1356 52645

94 0 ZEYNEP ERD  M 22 17 17,75 11 8 9,00 7 6 5,50 3 14 -0,50 43 45 31,75 235,558 31 94 331 1387 53534

95 0 EKİN KOTANOĞLU  M 21 15 17,25 11 8 9,00 4 6 2,50 4 9 1,75 40 38 30,50 231,938 32 95 341 1461 55707

96 0 SAMİ   17 15 13,25 8 8 6,00 12 9 9,75 4 14 0,50 41 46 29,50 229,388 42 96 348 1502 57174
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

KATILIMLAR

97 0 ZÜMRAELİF YURTSEVEN M 24 16 20,00 11 9 8,75 1 0 1,00 36 25 29,75 229,245 33 97 349 1507 57240

98 0 RABİA İMRE  M 17 15 13,25 14 5 12,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 35 30 27,50 223,408 34 98 363 1621 60476

99 0 MERVE MERVE  M 21 16 17,00 13 7 11,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 26 27,50 222,820 35 99 364 1629 60782

100 0 RABİYA TOKGÖZ   21 19 16,25 13 7 11,25 0 3 -0,75 1 8 -1,00 35 37 25,75 217,613 43 100 373 1713 63571

101 0 BÜŞŞ   20 16 16,00 8 5 6,75 2 4 1,00 30 25 23,75 211,645 44 101 384 1817 66426

102 0 KİLLOKİONÜÇ  MG 24 13 20,75 6 12 3,00 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,263 1 102 387 1832 67065

103 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 18 21 12,75 11 8 9,00 1 1 0,75 30 30 22,50 208,293 36 103 390 1867 67923

104 0 EYŞAN   19 19 14,25 9 10 6,50 4 12 1,00 1 1 0,75 33 42 22,50 208,128 45 104 391 1869 68007

105 0 BERİNN   20 18 15,50 7 10 4,50 27 28 20,00 200,385 46 105 398 1983 71203

106 0 MH  M 16 1 15,75 2 7 0,25 18 8 16,00 190,330 37 106 403 2097 74667

107 0 ELİF NAZ   15 20 10,00 4 7 2,25 4 1 3,75 23 28 16,00 189,020 47 107 405 2108 75078

108 0 SELENAY   11 10 8,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 17 13 13,75 182,400 48 108 409 2186 76992

109 0 B Ö  M 9 14 5,50 9 9 6,75 1 11 -1,75 4 11 1,25 23 45 11,75 176,820 38 109 412 2231 78485

110 0 SAMET Ö  M 9 13 5,75 5 4 4,00 14 17 9,75 170,698 39 110 413 2274 79968

111 0 ALİOSMAN MAHMUTOĞLU  12 25 5,75 7 13 3,75 0 2 -0,50 19 40 9,00 168,413 49 111 415 2288 80459

112 0 BARIŞ ALA  M 11 24 5,00 1 8 -1,00 12 32 4,00 153,430 40 112 419 2377 83279

113 0 ONÜÇKİLLOKİ   3 20 -2,00 3 15 -0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 7 43 -3,75
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   35 4 34,00 18 2 17,50 25 2 24,50 15 5 13,75 93 13 89,75 409,175 1 1 1 16 1131

2 0 GÜLSÜM   35 5 33,75 9 2 8,50 28 2 27,50 14 6 12,50 86 15 82,25 386,508 2 5 9 35 2697

3 0 GAMZE MUTLU   31 8 29,00 15 5 13,75 28 2 27,50 13 7 11,25 87 22 81,50 384,810 3 6 10 38 2878

4 0 MERT YÜCEL ÇKIR   33 6 31,50 14 4 13,00 26 7 24,25 14 6 12,50 87 23 81,25 383,780 4 7 12 41 2984

5 0 ZEHRA TAŞ   33 7 31,25 14 4 13,00 26 4 25,00 11 8 9,00 84 23 78,25 374,613 5 8 13 48 3952

6 0 CEREN   32 7 30,25 16 1 15,75 25 3 24,25 10 9 7,75 83 20 78,00 373,938 6 9 14 49 4036

7 0 CENGİZHAN METE DİŞ   32 5 30,75 17 3 16,25 21 8 19,00 12 8 10,00 82 24 76,00 367,923 7 11 21 63 4783

8 0 BELEMİR   28 12 25,00 17 1 16,75 24 5 22,75 12 8 10,00 81 26 74,50 364,140 8 13 26 71 5348

9 0 DUHANUR HAYTA   33 7 31,25 14 6 12,50 18 3 17,25 12 7 10,25 77 23 71,25 353,523 9 18 37 95 7055

10 0 M FURKAN ÖNEN   33 7 31,25 15 5 13,75 18 7 16,25 11 8 9,00 77 27 70,25 350,453 10 20 40 99 7563

11 0 AHMET AGA   28 12 25,00 14 5 12,75 24 7 22,25 11 9 8,75 77 33 68,75 346,725 11 24 46 108 8298

12 0 MİRZA SEZEN   30 10 27,50 12 7 10,25 23 4 22,00 11 9 8,75 76 30 68,50 345,645 12 26 48 112 8503

13 0 HAYRUNİSA   30 9 27,75 15 5 13,75 18 4 17,00 10 10 7,50 73 28 66,00 338,013 13 30 54 135 10071

14 0 ELİF GÜLCE   30 10 27,50 16 4 15,00 20 11 17,25 9 11 6,25 75 36 66,00 337,995 14 31 55 137 10077

15 0 CNS   26 14 22,50 16 4 15,00 25 5 23,75 7 13 3,75 74 36 65,00 335,525 15 33 59 146 10602

16 0 SÜMEYRA MUSLU   26 14 22,50 12 5 10,75 21 4 20,00 10 7 8,25 69 30 61,50 325,135 16 36 72 185 13034

17 0 ZYZ   34 5 32,75 15 0 15,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 64 11 61,25 322,708 17 39 81 201 13684

18 0 NİL AKIN   26 8 24,00 13 3 12,25 17 2 16,50 9 6 7,50 65 19 60,25 321,135 18 41 85 210 14064

19 0 ZEKERİYA   31 7 29,25 13 6 11,50 14 6 12,50 8 10 5,50 66 29 58,75 315,843 19 43 94 238 15467

20 0 İREM   32 7 30,25 12 3 11,25 15 3 14,25 59 13 55,75 306,433 20 46 121 305 18348

21 0 AHMET       B   25 11 22,25 10 7 8,25 16 17 11,75 12 6 10,50 63 41 52,75 298,833 21 50 136 364 20781

22 0 ELOOT   30 10 27,50 10 8 8,00 12 3 11,25 7 7 5,25 59 28 52,00 295,675 22 52 143 391 21918

23 0 BEYZA G   23 16 19,00 10 3 9,25 15 0 15,00 6 7 4,25 54 26 47,50 283,150 23 56 169 523 26811

24 0 ETA   28 6 26,50 13 2 12,50 8 8 6,00 5 9 2,75 54 25 47,75 282,870 24 57 170 528 26937

25 0 ADA DİLARA BOZ   28 7 26,25 11 1 10,75 10 2 9,50 2 3 1,25 51 13 47,75 282,843 25 58 171 529 26954

26 0 BRK   23 9 20,75 11 5 9,75 11 1 10,75 8 9 5,75 53 24 47,00 281,473 26 62 175 555 27568

27 0 AHMET EC   23 10 20,50 13 4 12,00 7 3 6,25 9 8 7,00 52 25 45,75 277,780 27 63 182 604 29272

28 0 SEVERUS   22 6 20,50 11 6 9,50 14 3 13,25 5 10 2,50 52 25 45,75 277,600 28 64 183 607 29340

29 0 BEYZA Ç   29 11 26,25 11 8 9,00 8 11 5,25 7 9 4,75 55 39 45,25 275,433 29 65 188 633 30353

30 0 LMLK   27 8 25,00 13 6 11,50 9 3 8,25 49 17 44,75 273,895 30 66 194 660 31121

31 0 ELSA   26 12 23,00 10 6 8,50 11 1 10,75 3 4 2,00 50 23 44,25 272,725 31 68 200 687 31742

32 0 BEYZA   28 11 25,25 13 6 11,50 7 8 5,00 1 0 1,00 49 25 42,75 267,863 32 70 215 765 34359

33 0 BBRR   29 9 26,75 15 3 14,25 1 2 0,50 45 14 41,50 263,873 33 72 224 828 36507

34 0 CYK   28 11 25,25 11 8 9,00 6 1 5,75 45 20 40,00 259,518 34 74 237 908 38940

35 0 ŞEYHİ   26 10 23,50 12 3 11,25 4 0 4,00 42 13 38,75 255,970 35 78 258 982 41057

36 0 VALENCİA   27 7 25,25 12 5 10,75 3 2 2,50 1 3 0,25 43 17 38,75 255,753 36 79 260 990 41197

37 0 MEL KE   18 16 14,00 9 3 8,25 9 1 8,75 8 6 6,50 44 26 37,50 253,690 37 81 266 1020 42462

38 0 MİHRİBAN   24 15 20,25 14 6 12,50 6 5 4,75 0 3 -0,75 44 29 36,75 250,323 38 84 282 1087 44538

39 0 MERVEEEEĞ   30 7 28,25 9 5 7,75 1 2 0,50 40 14 36,50 248,558 39 85 287 1118 45599

40 0 YAVUZ SULTAN SELİM   14 10 11,50 11 9 8,75 10 3 9,25 7 6 5,50 42 28 35,00 246,425 40 88 297 1161 46943

41 0 MEHMET   29 9 26,75 9 4 8,00 38 13 34,75 243,468 41 91 310 1226 48809

42 0 SAMİ   17 15 13,25 8 8 6,00 12 9 9,75 4 14 0,50 41 46 29,50 229,388 42 96 348 1502 57174

43 0 RABİYA TOKGÖZ   21 19 16,25 13 7 11,25 0 3 -0,75 1 8 -1,00 35 37 25,75 217,613 43 100 373 1713 63571

44 0 BÜŞŞ   20 16 16,00 8 5 6,75 2 4 1,00 30 25 23,75 211,645 44 101 384 1817 66426

45 0 EYŞAN   19 19 14,25 9 10 6,50 4 12 1,00 1 1 0,75 33 42 22,50 208,128 45 104 391 1869 68007

46 0 BERİNN   20 18 15,50 7 10 4,50 27 28 20,00 200,385 46 105 398 1983 71203

47 0 ELİF NAZ   15 20 10,00 4 7 2,25 4 1 3,75 23 28 16,00 189,020 47 107 405 2108 75078



   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 SELENAY   11 10 8,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 17 13 13,75 182,400 48 108 409 2186 76992

49 0 ALİOSMAN MAHMUTOĞLU  12 25 5,75 7 13 3,75 0 2 -0,50 19 40 9,00 168,413 49 111 415 2288 80459

50 0 ONÜÇKİLLOKİ   3 20 -2,00 3 15 -0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 7 43 -3,75
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  A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ELİF S   A 26 11 23,25 13 7 11,25 2 2 1,50 41 20 36,00 247,698 1 86 289 1141 46148
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 M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 YUSUF ENES  M 27 7 25,25 19 1 18,75 31 5 29,75 13 6 11,50 90 19 85,25 396,633 1 2 3 24 1892

2 0 EYLÜL DOĞAN  M 33 7 31,25 17 3 16,25 27 5 25,75 4 8 2,00 81 23 75,25 365,273 2 12 25 68 5174

3 0 DENİZ ILGIN  M 30 10 27,50 16 3 15,25 24 5 22,75 10 10 7,50 80 28 73,00 359,185 3 16 31 80 6122

4 0 HELİN  M 34 6 32,50 14 5 12,75 19 5 17,75 10 10 7,50 77 26 70,50 350,985 4 19 39 97 7459

5 0 YİĞİT AYNUR  M 33 7 31,25 10 10 7,50 30 9 27,75 7 13 3,75 80 39 70,25 350,243 5 21 41 100 7601

6 0 İREM BİNİCİ  M 28 11 25,25 12 3 11,25 28 6 26,50 7 12 4,00 75 32 67,00 341,218 6 27 51 124 9389

7 0 EMRE ÇAĞAN  M 34 6 32,50 14 6 12,50 13 2 12,50 11 9 8,75 72 23 66,25 338,200 7 29 53 134 10030

8 806 EGE HAYATSEVER  M 27 10 24,50 13 6 11,50 22 2 21,50 9 10 6,50 71 28 64,00 332,355 8 34 60 155 11315

9 0 YS  M 32 5 30,75 15 2 14,50 19 4 18,00 2 4 1,00 68 15 64,25 332,078 9 35 61 156 11381

10 0 YASEMİN NUR  M 30 8 28,00 15 2 14,50 18 1 17,75 2 6 0,50 65 17 60,75 321,845 10 40 84 205 13881

11 0 FEYZA ERGİDER  M 30 10 27,50 13 2 12,50 16 2 15,50 6 7 4,25 65 21 59,75 319,040 11 42 87 218 14606

12 0 CMA  M 30 8 28,00 11 6 9,50 15 2 14,50 5 10 2,50 61 26 54,50 303,050 12 47 128 329 19377

13 0 HARUN YILDIZ  M 9 6 7,50 13 7 11,25 30 4 29,00 8 11 5,25 60 28 53,00 301,295 13 48 132 342 19948

14 0 NİSA  M 21 15 17,25 8 8 6,00 26 4 25,00 7 10 4,50 62 37 52,75 299,243 14 49 134 361 20641

15 0 N B  M 32 8 30,00 13 5 11,75 13 5 11,75 0 4 -1,00 58 22 52,50 296,610 15 51 141 382 21580

16 0 GNY  M 26 14 22,50 12 7 10,25 16 3 15,25 5 12 2,00 59 36 50,00 290,155 16 54 155 445 23956

17 0 SERAP ASLAN  M 34 6 32,50 16 4 15,00 2 2 1,50 52 12 49,00 285,755 17 55 161 486 25712

18 0 DİLAN  M 27 12 24,00 16 4 15,00 7 1 6,75 2 1 1,75 52 18 47,50 282,400 18 60 173 539 27151

19 0 MERVE A  M 26 14 22,50 15 5 13,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 52 30 44,50 273,455 19 67 197 672 31345

20 0 GÜLNUR KARABAŞ  M 30 10 27,50 16 4 15,00 1 3 0,25 47 17 42,75 267,530 20 71 216 770 34531

21 0 NK  M 29 9 26,75 9 7 7,25 6 2 5,50 44 18 39,50 257,813 21 75 245 937 39969

22 0 KAAN  M 22 17 17,75 14 5 12,75 9 9 6,75 5 14 1,50 50 45 38,75 256,778 22 76 253 965 40572

23 0 TUANA A  M 25 12 22,00 10 5 8,75 8 0 8,00 43 17 38,75 256,165 23 77 256 980 40940

24 0 BE  M 26 13 22,75 11 6 9,50 4 2 3,50 4 10 1,50 45 31 37,25 251,598 24 82 278 1065 43744

25 0 RABİK  M 24 12 21,00 13 6 11,50 4 1 3,75 1 1 0,75 42 20 37,00 251,040 25 83 279 1075 44076

26 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 15 14 11,50 13 6 11,50 7 3 6,25 8 8 6,00 43 31 35,25 247,200 26 87 293 1149 46486

27 0 NUR SEVEN  M 28 12 25,00 12 8 10,00 40 20 35,00 244,450 27 89 305 1205 48231

28 0 YATTARA  M 21 15 17,25 9 6 7,50 10 3 9,25 2 6 0,50 42 30 34,50 243,968 28 90 306 1215 48508

29 0 TK  M 22 18 17,50 11 8 9,00 5 1 4,75 4 12 1,00 42 39 32,25 237,160 29 92 323 1352 52587

30 0 RÜYA G  M 26 9 23,75 10 3 9,25 0 2 -0,50 36 14 32,50 237,043 30 93 325 1356 52645

31 0 ZEYNEP ERD  M 22 17 17,75 11 8 9,00 7 6 5,50 3 14 -0,50 43 45 31,75 235,558 31 94 331 1387 53534

32 0 EKİN KOTANOĞLU  M 21 15 17,25 11 8 9,00 4 6 2,50 4 9 1,75 40 38 30,50 231,938 32 95 341 1461 55707

33 0 ZÜMRAELİF YURTSEVEN M 24 16 20,00 11 9 8,75 1 0 1,00 36 25 29,75 229,245 33 97 349 1507 57240

34 0 RABİA İMRE  M 17 15 13,25 14 5 12,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 35 30 27,50 223,408 34 98 363 1621 60476

35 0 MERVE MERVE  M 21 16 17,00 13 7 11,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 26 27,50 222,820 35 99 364 1629 60782

36 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 18 21 12,75 11 8 9,00 1 1 0,75 30 30 22,50 208,293 36 103 390 1867 67923

37 0 MH  M 16 1 15,75 2 7 0,25 18 8 16,00 190,330 37 106 403 2097 74667

38 0 B Ö  M 9 14 5,50 9 9 6,75 1 11 -1,75 4 11 1,25 23 45 11,75 176,820 38 109 412 2231 78485

39 0 SAMET Ö  M 9 13 5,75 5 4 4,00 14 17 9,75 170,698 39 110 413 2274 79968

40 0 BARIŞ ALA  M 11 24 5,00 1 8 -1,00 12 32 4,00 153,430 40 112 419 2377 83279



 M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:  M

KATILIMLAR
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 MA SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:  MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN  MA 35 5 33,75 14 5 12,75 27 9 24,75 15 5 13,75 91 24 85,00 394,863 1 3 6 28 2020

2 0 ÖMER DAĞLI  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 21 1 20,75 10 8 8,00 75 25 68,75 346,533 2 25 47 109 8345
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 MG SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:  MG

KATILIMLAR

1 0 KİLLOKİONÜÇ  MG 24 13 20,75 6 12 3,00 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,263 1 102 387 1832 67065

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 MN SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF:  MN

KATILIMLAR

1 0 DZEKO  MN 23 10 20,50 8 1 7,75 10 2 9,50 3 3 2,25 44 16 40,00 260,225 1 73 234 897 38531

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 35 4 34,00 16 2 15,50 24 2 23,50 13 6 11,50 88 14 84,50 393,230 1 4 7 30 2149

2 0 GAMZE SİNİCİ 12 34 6 32,50 7 12 4,00 30 3 29,25 13 7 11,25 84 28 77,00 370,765 2 10 17 56 4428

3 0 SY 12 33 5 31,75 13 3 12,25 23 6 21,50 10 5 8,75 79 19 74,25 362,458 3 14 27 75 5608

4 0 HÜMEYRA PALA 12 29 8 27,00 14 3 13,25 27 1 26,75 9 9 6,75 79 21 73,75 361,485 4 15 28 76 5763

5 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 12 24,00 15 3 14,25 26 2 25,50 9 6 7,50 77 23 71,25 354,355 5 17 34 91 6914

6 0 ŞERİFE YÜĞRÜK 12 35 4 34,00 14 6 12,50 19 9 16,75 9 11 6,25 77 30 69,50 347,720 6 22 44 105 8097

7 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 34 5 32,75 17 3 16,25 19 6 17,50 4 5 2,75 74 19 69,25 346,988 7 23 45 107 8256

8 0 SUDEGÜL ÖZGÜL 12 28 11 25,25 15 5 13,75 22 8 20,00 9 11 6,25 74 35 65,25 336,023 8 32 58 143 10501

9 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 31 9 28,75 17 3 16,25 17 2 16,50 1 3 0,25 66 17 61,75 324,758 9 37 74 189 13135

10 0 İCARDİİ 12 26 14 22,50 13 6 11,50 18 5 16,75 12 8 10,00 69 33 60,75 322,940 10 38 79 199 13619

11 0 BERRA AKKAYA 12 25 14 21,50 12 6 10,50 22 2 21,50 7 10 4,50 66 32 58,00 314,545 11 44 100 247 15810

12 0 ASLI B 12 32 8 30,00 16 4 15,00 13 4 12,00 1 4 0,00 62 20 57,00 310,240 12 45 110 274 17134

13 0 EBRU 12 29 11 26,25 11 3 10,25 10 5 8,75 7 8 5,00 57 27 50,25 290,543 13 53 154 442 23807

14 0 MİNE K* A 12 23 16 19,00 16 4 15,00 3 0 3,00 12 7 10,25 54 27 47,25 282,635 14 59 172 534 27053

15 123 ROBİN 12 23 15 19,25 12 3 11,25 15 2 14,50 5 11 2,25 55 31 47,25 282,283 15 61 174 542 27213

16 0 ENES TURAN 12 23 16 19,00 9 6 7,50 15 8 13,00 6 8 4,00 53 38 43,50 271,060 16 69 209 714 32610

17 0 ELİFE 12 23 11 20,25 13 4 12,00 7 3 6,25 2 10 -0,50 45 28 38,00 254,108 17 80 265 1010 42204
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,9 10,8 20,16 10,4 5,3 9,07 8,0 3,1 7,22 3,2 4,6 2,06 44,5 23,9 38,51 251,270

Okul Ortalaması 25,8 10,8 23,10 12,0 5,2 10,70 13,0 3,7 12,04 5,4 5,9 3,87 56,1 25,7 49,71 288,110

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 0 DAMLA MACİT 12C 33 7 31,25 13 6 11,50 16 6 14,50 11 7 9,25 73 26 66,50 339,138 1 28 52 131 9830
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,87 10,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,46 23,90 38,49 251,270

İl Ortalaması 22,22 10,50 19,60 2,18 1,72 1,75 1,53 1,86 1,06 3,01 0,98 2,77 3,14 0,72 2,96 0,02 0,02 0,01 5,28 2,15 4,74 0,62 0,34 0,53 0,85 1,13 0,57 0,66 1,22 0,35 0,49 1,09 0,21 40,00 21,73 34,55 239,320

İlçe Ortalaması 25,14 10,20 22,59 2,51 1,72 2,08 1,79 1,87 1,32 3,54 0,86 3,32 3,57 0,62 3,41 0,01 0,00 0,01 8,73 2,69 8,06 1,10 0,45 0,99 1,61 1,62 1,20 1,30 1,90 0,82 0,89 1,62 0,48 50,19 23,55 44,28 269,990

Okul Ortalaması 25,81 10,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,14 25,70 49,70 288,110

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 MA 2 32,00 8,00 30,00 2,50 2,50 1,88 2,00 2,50 1,38 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 21,50 2,50 20,88 2,50 2,50 1,88 5,00 2,00 4,50 4,50 2,50 3,88 3,00 2,00 2,50 83,00 24,50 76,90 370,700

2
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12C 1 33,00 7,00 31,25 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 3,00 1,00 2,75 4,00 1,00 3,75 11,00 5,00 9,75 5,00 1,00 4,75 5,00 2,00 4,50 5,00 1,00 4,75 1,00 4,00 0,00 73,00 26,00 66,50 339,140

3
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 17 28,82 9,94 26,34 2,82 1,65 2,41 2,24 1,53 1,85 4,06 0,88 3,84 4,41 0,41 4,31 15,06 2,94 14,32 3,18 1,06 2,91 2,94 2,29 2,37 2,71 2,82 2,00 1,94 2,47 1,32 68,18 25,99 61,67 325,070

4
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  50 25,86 10,74 23,18 2,48 1,66 2,06 2,04 1,80 1,59 3,72 0,84 3,51 3,38 0,80 3,18 10,82 3,54 9,94 1,76 0,58 1,62 2,44 1,42 2,08 1,92 2,18 1,38 1,40 1,80 0,95 55,82 25,36 49,49 285,970

5
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 M 40 24,08 11,55 21,19 2,85 1,73 2,42 1,70 2,20 1,15 3,55 1,00 3,30 3,80 0,55 3,66 9,85 2,68 9,18 1,43 0,55 1,29 1,38 2,03 0,87 1,58 2,23 1,02 0,78 1,95 0,29 51,00 26,47 44,37 273,310

6
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 MN 1 23,00 10,00 20,50 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00 3,00 1,00 2,75 10,00 2,00 9,50 2,00 3,00 1,25 1,00 0,00 1,00 44,00 16,00 40,00 260,230

7
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  A 1 26,00 11,00 23,25 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 4,00 1,00 3,75 3,00 2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 41,00 20,00 36,00 247,700

8
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

 MG 1 24,00 13,00 20,75 3,00 1,00 2,75 1,00 4,00 0,00 1,00 3,00 0,25 1,00 4,00 0,00 0,00 1,00 -0,25 30,00 26,00 23,50 210,260
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 MA (1) 12C (2) 12 (3)    (4)  M (5)  MN (6)   A (7)  MG (8)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HIZ VE RENK TYT TG 113 429 2514 88147

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,87 10,84 20,16 2,24 1,73 1,81 1,64 1,90 1,17 3,19 0,96 2,95 3,31 0,73 3,12 0,01 0,01 0,01 7,03 2,65 6,37 0,97 0,48 0,85 1,35 1,52 0,97 1,10 1,63 0,69 0,75 1,45 0,39 44,46 23,90 38,49 251,270

İl Ortalaması 22,22 10,50 19,60 2,18 1,72 1,75 1,53 1,86 1,06 3,01 0,98 2,77 3,14 0,72 2,96 0,02 0,02 0,01 5,28 2,15 4,74 0,62 0,34 0,53 0,85 1,13 0,57 0,66 1,22 0,35 0,49 1,09 0,21 40,00 21,73 34,55 239,320

İlçe Ortalaması 25,14 10,20 22,59 2,51 1,72 2,08 1,79 1,87 1,32 3,54 0,86 3,32 3,57 0,62 3,41 0,01 0,00 0,01 8,73 2,69 8,06 1,10 0,45 0,99 1,61 1,62 1,20 1,30 1,90 0,82 0,89 1,62 0,48 50,19 23,55 44,28 269,990

Okul Ortalaması 25,81 10,84 23,10 2,66 1,68 2,24 1,95 1,92 1,47 3,70 0,90 3,47 3,69 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 11,12 3,08 10,35 1,85 0,66 1,68 2,14 1,74 1,71 1,96 2,26 1,39 1,26 1,94 0,77 56,14 25,70 49,70 288,110

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DİLARA BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,843 251,270 25 58 171 529 26954

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 51 13 47,75 40 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAcBCAcD ccECB  C DAcCCaBABA DECDEBACBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal  CB B dD CC A DAE B      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik Ed  C D E BC     A       BbE   D        

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen       EaC       ab  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET       B 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,833 251,270 21 50 136 364 20781

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 3 5 1,75 18 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 16 17 11,75 29 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 63 41 52,75 44 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe AeB AC Dc dcBaC DeCCAEDbEABABDcDECedDeCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal ebcdB Dc cBAcDCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik Deb DC dBCED cDebcAdAEcbDc aB DDEb cebd 

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA CDECCDaaeDaeBcE C

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 3 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dörtgenler 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AGA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,725 251,270 11 24 46 108 8298

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 77 33 68,75 57 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAbBCABDabcECabdCcDAcCCDBABAEDECDdBbaBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal beBABcdD CCBAEDAEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECe CBDCEDBC e cEAE EcDbCBAE BdDDb    BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEBaaEdCDccCDBcbCdd

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,780 251,270 27 63 182 604 29272

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 52 25 45,75 38 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe AaB A  DBeEc bCcDBCCA aCEABA DEDce BDddB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDeBB DAC aAEbCD AbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik ecE D  BBCbD E                          

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen dABea  dDEaCDaa AaBC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİOSMAN MAHMUTOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,413 251,270 49 111 415 2288 80459

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 10,34 10,70 9,07

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 19 40 9,00 8 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADeacad dDbeaab DeCCb eCaAcAacdDdddBDaad

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eaeBBacedcBAbbCeBAdc     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen c a                 

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BBRR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,873 251,270 33 72 224 828 36507

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,34 10,70 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 45 14 41,50 35 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBEACCcBacAc CEDdCCAEaCEAdA DEDECbBDaCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eD BBdDAC BAEDCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen      d    bC        

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,140 251,270 8 13 26 71 5348

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 81 26 74,50 62 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe aAdBCdcaCDcECBbdCEDAECCDBABAEDEdDdBAdBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCB BABDECCBAcDAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECb CBDCEDBC  aEEA E ADc B    EDDd BDCBb

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEcCDEaeDEaeDBcbbEB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİNN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,385 251,270 46 105 398 1983 71203

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 10,34 10,70 9,07

Toplam: 120 27 28 20,00 17 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe aA BCAeDbbAECB ddcbbECCaBcedEDEdDdBbaBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBeB dD dCcbEe bbcC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,863 251,270 32 70 215 765 34359

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 49 25 42,75 36 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCAcaCDcEdabdC DAdCCaBABAEDECDEBACBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBcBbeDcbCBAEDAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik EbDAC D E eCea  b d       bc            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,433 251,270 29 65 188 633 30353

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 55 39 45,25 38 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe AeecACCDeDEABeCcDBCCAEaeEABABDEDECABDaaa

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eaABBdDbdceAEeCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DA  cebc C  BccC  e d   bbd      EE B   

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen E cdDE CDacbaabBc B 

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dörtgenler 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,150 251,270 23 56 169 523 26811

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 54 26 47,50 40 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DcdeaAcaCbcECBDBCEDAbCbcBAeAEaECDdBeaBD 

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal      A D dCBAEDAEDab     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDACBDCE BC    E   EA          D       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eA    acCDa acBA bE 

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,473 251,270 26 62 175 555 27568

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 53 24 47,00 39 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAcDCDcECaDdCEDAbCdaBdBA DECDd      

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal D BeBA DbbCBA cAEeB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD CBDCED C  a                D        

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAEB aEaCDcadDBbab  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,645 251,270 44 101 384 1817 66426

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 30 25 23,75 20 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe Aae AC acaEbBeCcDBCC EebEABAeDdDEC cbaCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal C e edDeC  A  CbBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik   db  Cd b              D               

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN METE DİŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,923 251,270 7 11 21 63 4783

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 82 24 76,00 63 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACCDB EABaCEDBCCcEaCEABABDcDEdABDC B

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CccBBBDACcBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik  cdCD CBcCED ED aEAEAEE  AbBceDDc   B  B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABeaaeCDEdCDabBdEBC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,938 251,270 6 9 14 49 4036

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 83 20 78,00 65 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCAB bDAECBbdCdDAcCCDeABAEDECDEBACBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBeBA D CCBAEDAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBDCEDBCD   EA  EADcCBAE B DD     Bd

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAdB bEcCDcaeDdcCeEB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CNS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,525 251,270 15 33 59 146 10602

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 74 36 65,00 54 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCAcbbccECBbdCcDAECCaBcBAEDECDdBcCBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBcBABDcCCBAEeAEDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECe C DCEDBCD caEA EEADE BAEaBdDD     BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAEBdaEcCeacacBbdCac

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CYK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,518 251,270 34 74 237 908 38940

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 45 20 40,00 33 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACCbcDEcBaCEDBCCAEaCEABAaeEDEdAeDeCa

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CabBBaDAbdBAcaCDaA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D        CED    d   A      B            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUHANUR HAYTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,523 251,270 9 18 37 95 7055

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 77 23 71,25 59 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCABabcAECBDBCcDAECCDdABAEDECDdBACBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBcBAdccCCBAEaAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDAC D EDcCD   EA  EA ECBbE  c         

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAdBC EcCDaBCDBAbedB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,995 251,270 14 31 55 137 10077

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 20 11 17,25 43 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 75 36 66,00 55 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADecACCaBDEcBbCcDBCCAEDbEAdABDcDECABDaCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDeBBdDAbEBAEcCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcECDbCBBCED ED a A A dbacEBd DDE Eaa d 

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABebEdCDadaDabebbBC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,020 251,270 47 107 405 2108 75078

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 23 28 16,00 13 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe bA eCAB CcecdBeaCEDe CC cdccbDaCDbB bcaa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aC eB  c ddB   b cB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E D b D    C                            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELOOT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,675 251,270 22 52 143 391 21918

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 59 28 52,00 43 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBdACCDcDEcBbCcDBCCAdaCEAdABDEDEeABDCCa

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  accBdDeb BAEbCDBAeE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik edE DCCBcC   E      A  C A    DD        

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA  DE C cdd aeBbE b

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,725 251,270 31 68 200 687 31742

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 50 23 44,25 37 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCABaCb  CBeBecDAbCbDBAeAEDEdDEBbCcDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal bbBcB dD dCBAEcAE B      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD C DCE  C   c       ECB              

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen        aCDa     eeE 

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,175 251,270 1 1 1 16 1131

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 93 13 89,75 75 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAaDCDAECBaBCcDAECbDBABAEDECDEBACBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal eCBcBABDECCBAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBD EDBC  BEEAE EAa       EDDE BD BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEBCDEdCDEBeDBdbCdB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,870 251,270 24 57 170 528 26937

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 54 25 47,75 40 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe D EBCABDC caCB dCEbAECCDBABAEDECDdBA  b 

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCB BABDECeBAEDA         

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD C c b cC  a     bA EC eb   c        

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen dAdBdaEbC   d  cae B

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,128 251,270 45 104 391 1869 68007

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 4 12 1,00 3 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 33 42 22,50 19 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe bebeCAcadD ECBadbdDAbCdadABAEDdC EBdbBDb

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aeBcBbdcaCCeAEcAbD C     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ddD C  e    eCaa A cbe   adb            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen   d    E            

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,810 251,270 3 6 10 38 2878

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 87 22 81,50 68 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe aAcBCAB CcAECBadCEDccCCDBABAEDECDEBAaBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DeBcBAaDcCCBAEbAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBD EDBC  BEEA EEADE BAE  EDDE   aBC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAdBaDEbCDEaCDBACeac

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,508 251,270 2 5 9 35 2697

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 86 15 82,25 69 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADadACCDBDEcBDbEDBCCAEcCEABABDEDECABDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal       cA  BAEDCD AbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECDCCBBCED Ec  EAEA ECDAE   DcE  DBC B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABCaECCDEaeDBecAEBb

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,013 251,270 13 30 54 135 10071

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 73 28 66,00 55 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DA eCAcDCDAECBbdCEDAECdaBABAEcECDEBAaBDe

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DeBcBAaDbCeBAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBDCE BCDC aEA ddA   BA     D       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEBdDadCebaeDBcCbdB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,433 251,270 20 46 121 305 18348

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 59 13 55,75 46 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAcDCDAECBadCEDAECCaBAeAEDECDEBAaBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal D B BA DdbCBAEa EDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBD ED CD   EA  EA   B b     a      

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LMLK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,895 251,270 30 66 194 660 31121

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 49 17 44,75 37 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACbaBcEAa CEDBCCAbDCEABAeDdDEC  DCb 

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CaccBeDACcBAEcCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D EC  C BCd         A E  bdB            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,453 251,270 10 20 40 99 7563

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 77 27 70,25 59 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBdACCaBDEABedEDdCCAEeCEABABDEDECbBDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDcBBaDACdBAEcCDBAaE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D ECD CBBCED ce dEA AbECaAb   DDa       

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EAceaE CDEaCDabBcEBe

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,468 251,270 41 91 310 1226 48809

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,18 23,10 20,16

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 38 13 34,75 29 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe aA BCAB CcAEdBacCEDAbCCaBABAEDECDaBACBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Matematik E DA B     C   c    EA    c   aDDb      

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEL KE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,690 251,270 37 81 266 1020 42462

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 44 26 37,50 31 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe a  BC cabDAECe dCdbbECCba  AEDECDbBebdDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal      d c CCeAE AEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDAC D   B    a               D E      

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAEBd EaCDa C  cbC  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YÜCEL ÇKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,780 251,270 4 7 12 41 2984

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 87 23 81,25 68 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe  DBdACCbcDEAaDCEDBCCAEcCEABABDEDECABDCbB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal dDcBB DbC BAEDCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik bAECDCCBdCED Ee dEAEAE CDcEBabDD E  BC B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABbDaCCDEaeDBCBdEcC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dörtgenler 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEEEEĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,558 251,270 39 85 287 1118 45599

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 40 14 36,50 30 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAEBbABD bAECB BCcDA CCDdABAEDcCDEBdCBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal a  eB dD  C AEDAbDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E             c        d                

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,323 251,270 38 84 282 1087 44538

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 44 29 36,75 31 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBbACdccaccBeCcDdCCA eC*ABABDdDECABDdbB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CbcBBaDAadBAaDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D Eb      ED c    b  d   A     D    e   

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen           c   b    a

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA SEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,645 251,270 12 26 48 112 8503

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 76 30 68,50 57 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADebACCDBDcABbCEDdCCbcaCEABABDEDECABDaCd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CbcBBdDebEBAaDCcBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECD dBBCEDBc   EAEAdECDAEBa DD        

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABeDEeCDEEabaddAdBe

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,135 251,270 18 41 85 210 14064

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 65 19 60,25 50 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACC c a B CbDdCCAbDCEAeABDEDECeeDCC 

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDeBB D b BAEDCDBb E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAE D CBBC De    EAEAcEC  EB            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA CcECCDaca a Bc B 

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONÜÇKİLLOKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 20 -2,00 -5 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 7 43 -3,75 -3 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe aedaacBDecccedaBacacdae                 

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aaedcA bab ecEabcDee     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik aabed                                   

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen ac*B                

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİYA TOKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,613 251,270 43 100 373 1713 63571

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 35 37 25,75 21 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe aAbBCAcebcAEaacBdcDAbCdadABAEDECDaBcCaDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBABAaDcdCBAEeAEbaC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik d e d                                   

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen       db  b   cebCce

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,388 251,270 42 96 348 1502 57174

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 41 46 29,50 25 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe abaBbAdcb cECBa CcDAcCdDBABAaDcCDd      

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal beBcBA c bCeAE AbDc      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik EeD   DCdD C C ca acEAed B     DaE      

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen deE ebEabeaBeecbCe c

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELENAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,400 251,270 48 108 409 2186 76992

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,34 10,70 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 17 13 13,75 11 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe  aB AC      c CcDBaC ba EA c bdDEb      

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  a B  D    A  C  A E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen c         b         

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVERUS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,600 251,270 28 64 183 607 29340

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 52 25 45,75 38 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DA eCAB         CcDA CCbeABAEDECDEB bBbC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal b  cBAdDcaCBAEbAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik         dDB     E EcEADEeBAE   DD      C

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAEcCa aC cad  bbbE 

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 3 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYHİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,970 251,270 35 78 258 982 41057

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 11,55 12,04 7,22

Toplam: 120 42 13 38,75 32 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACCDd EAabCdDdCCA aCEA ABDdDECbaDdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CceBBBD   BA DC BAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E     BC                              

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA MUSLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,135 251,270 16 36 72 185 13034

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 69 30 61,50 51 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe AaBEAbbbcaEABeaEDBCCAcabEABABDdDECeBDCaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CeeBBd Ad BAEDCDeA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik eAcCD C BCED aD  EAEAEEC A    DDE a  C  

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA dDE CDEcb abBdEBe

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VALENCİA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,753 251,270 36 79 260 990 41197

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 43 17 38,75 32 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAc  Dc CB dCcD ECCDcABAEDECDEBdCBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal  CB BABD dCBAabAEaBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E   C  d          d     C               

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen      aEad           

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SULTAN SELİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,425 251,270 40 88 297 1161 46943

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 42 28 35,00 29 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DAaBCAa aecEeBadaEDAECCaB               

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aeBeBAaDcbCBAbcAEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcC bCE  C   a A  EA                  

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen dAEBaaEaCDEae       

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,613 251,270 5 8 13 48 3952

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 84 23 78,25 65 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe adEBCABaCDAECBDdCEDAECCDeABAEDECDEBeCBDe

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal e BcBAaD CCBAEDAEDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBDCEDBCD  aE  EEAaECBAEa EDD     BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAEBCaEaCDaBCbdAb dB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,843 251,270 19 43 94 238 15467

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 66 29 58,75 49 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCABDbDAECB BCEDAECeacABAEDECDdBAaBDe

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal bCBeB acEbCBAEcAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECb C D EDBCDb EE d   D  B     Dc aa    

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen e EBCaaaCedaeDBAab B

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dörtgenler 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZYZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,708 251,270 17 39 81 201 13684

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 50 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,18 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,59 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,51 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,18 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 10,34 10,70 9,07

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 9,94 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 0,85

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 11,55 12,04 7,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,08 1,71 0,97

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,38 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,95 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,41 3,87 2,06

Toplam: 120 64 11 61,25 51 49,48 49,71 38,51

TYT Türkçe ADaEACCbdDEAd CcDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CD BB DAC BAEDC BA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E DCC dCE caD aEA AEEC A e            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen               b     

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF S 0   A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,698 251,270 1 86 289 1141 46148

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 1 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,25 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,25 10,70 9,07

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,50 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,68 0,85

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,50 12,04 7,22

Toplam: 120 41 20 36,00 30 36,00 49,71 38,51

TYT Türkçe AbB ACdDceEABDedDdCC EDCEAcABDEDdC BeaCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDeaBaDACcBAEbCDBdbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D b   C               c                 

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B Ö 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,820 251,270 38 109 412 2231 78485

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 23 45 11,75 10 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAbebAdbbc ECaaBCcDAdbaa                

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DeBeB e *bCeAEaAEcBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik  eec    cc d b Ec d de                  

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen d EceaEbbeaaCDe    c

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ALA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,430 251,270 40 112 419 2377 83279

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 24 5,00 13 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 8 -1,00 -5 10,53 10,70 9,07

Toplam: 120 12 32 4,00 3 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADebba cebEdaabbDdC ebeaEAcbeDE dbdBDe  

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal e eddaebCd               

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 5 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,598 251,270 24 82 278 1065 43744

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 45 31 37,25 31 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBdACbDaaEccbC DBCCAcabEABABDEDcCeBDaCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CacBBaD b eAEbCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D EC  C           bc                    

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen Ec dDaCbD c  abd  db

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CMA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,050 251,270 12 47 128 329 19377

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 61 26 54,50 45 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADedACCc aEABDCEDdCCAEaCEABABDEDEC aDdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal ba BB DAb dAaDCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECDCCB CED  D  E  A          eE     a 

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen aA ecE Cecad ab c BC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ILGIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,185 251,270 3 16 31 80 6122

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 80 28 73,00 61 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe AcBaACCDcaEcBbCbDcCCAEDCEAeABeEDECABDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDcBBBDACdBAEDCD ACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECD CBdCED cD aEAEAEE DAE  eDDEdE     

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EAcCaaCbDEbbDBbBcdBa

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,400 251,270 18 60 173 539 27151

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 52 18 47,50 40 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADe ACbccaEABabEDBCCAbaCEAeABDEDECbBDdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDdBBBDACcBAceCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E  C   C           EE  bE             

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen      E C  b         

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE HAYATSEVER 806  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,355 251,270 8 34 60 155 11315

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 71 28 64,00 53 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACd B EbBbCbDdCCAbDCEAdAcDdDECcBDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDcBBaDcCEcAcbCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E D CBBCED c   EA AEE DAEB dDD     C B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABCcEeCeEbbDBeddc e

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KOTANOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,938 251,270 32 95 341 1461 55707

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 40 38 30,50 25 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe eAcBeAcDCcAECB dCbDAbCdD ABAE ECeda aBed

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCeeccaccCCBAE AEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik   e     c BC ba   dE      Ab            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen dedc  EaCD adD  da  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇAĞAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,200 251,270 7 29 53 134 10030

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 72 23 66,25 55 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAcBbABaCDAECBaBCcDAECCaBABAEDECDEBACBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aeBcBdeDbCCBAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD CBD EDBCe  cEAE                     

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAEBbacaCDEBeDBAeeEa

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DOĞAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,273 251,270 2 12 25 68 5174

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 81 23 75,25 63 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBdACCbcaEABDCEDdCCAEDCEAdABDEDECABDCCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDcBBaDACcBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcECD CBBCEDBcD aEAEAbECDAEB  DDa  DB  B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen     Dc Cebb D bdcbB 

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGİDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,040 251,270 11 42 87 218 14606

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 65 21 59,75 50 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe aAdeCAcaCbAECBDBCcDAECCadABAEDECDEBACBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DeB B  D  CBAbDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD CBbCED Cc  EEA   A   B     DD       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eA B caaCDaBd  c C  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GNY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,155 251,270 16 54 155 445 23956

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 59 36 50,00 42 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DebeCAcaebcECBbdCcDbECCDBABAEDECDbBACdDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBcBAdc bCBAEcAEDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD CBDbEDaCDb  EA  E    B E    D       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAdB aaaCDaaeDdbb  d

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR KARABAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,530 251,270 20 71 216 770 34531

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 10,47 12,04 7,22

Toplam: 120 47 17 42,75 36 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCABaCbcaCBbBCcDcECCcdABAEDECDEBACBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBbBABcadCBAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik   b   e a   D                           

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN YILDIZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,295 251,270 13 48 132 342 19948

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 60 28 53,00 44 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe aedBCAdDCDAaCBa                         

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal eCBccAdDECCBAbcAEDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBDCEDBCD BEEAacEADECBAE BEcDE    BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen dAEBbaEdCDcad dAbedB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,985 251,270 4 19 39 97 7459

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 77 26 70,50 59 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCAcaCDAECBaBCcDAECCDBABAEDECDEBACdDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DeBABdaD bCBAEDAEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDAC D E dCcb dEA  EADE BcE   DD E     

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEdaaEaCDEaeDBdbeEa

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BİNİCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,218 251,270 6 27 51 124 9389

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 75 32 67,00 56 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdBCAc CbcECBaBaEDAcCCbdABAEDECDEBAaBDe

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBc   D CCBAEeAbDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBD EDBCD ccEA  EADECBAECdaDD  BDaBC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAdcaD cCDbaeDacbCcd

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,778 251,270 22 76 253 965 40572

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 50 45 38,75 32 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe dbBcACdbaDaAaebbD CCAEDeEAeABDdDECbBbdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eecBBdD CcBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e d D C BdE ac  E  E c        bDE b a C 

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen d ceaadCbbaeDadBbcBC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,455 251,270 19 67 197 672 31345

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 52 30 44,50 37 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe AcBEAbCDcDEcaaCEDdCCAbaCEAdABDEDECbBDebc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eecBBBDbCcBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DbE   C BCE cED    a EE  bbe            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen c    a  e c      dB 

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE MERVE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,820 251,270 35 99 364 1629 60782

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 34 26 27,50 23 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe cAbBCbceb dECB dCcDAECCbdABA DECDaBebaeC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal bCBAdAdDEdeeAEaAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen e               b   

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MH 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,330 251,270 37 106 403 2097 74667

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 18 8 16,00 13 44,36 49,71 38,51

TYT Matematik ECD CBD  DB b   EA   AD CBAE            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen d dd aaEC aa        

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
N B 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,610 251,270 15 51 141 382 21580

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 58 22 52,50 44 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe AaBdACCDBDEcBDCbDBCCAEDbEAeABDdDECABDdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDcBBaDAd BAEDCDB aE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcdCDCCBdCED  D c     Ed AE             

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen      d    ad  e     

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,243 251,270 14 49 134 361 20641

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 62 37 52,75 44 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACbbdaEAaDCbDaCC ccCEAdcBDbDECba  Ca

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CaeBB cbd BAcDCbB  b     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECDCCBBCED Ee aEAEA EC AEB  DDb  cB  B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA eaaCCDaEd a dbEab

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,813 251,270 21 75 245 937 39969

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 10,47 12,04 7,22

Toplam: 120 44 18 39,50 33 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADe ACbccaEABaCcDBdCAEDCEA ABDEDECABDaCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal C eBBac ecBAEbC B bE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D EC  C  C               cEc            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SEVEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,450 251,270 27 89 305 1205 48231

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,53 10,70 9,07

Toplam: 120 40 20 35,00 29 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBEACCacaEABcCcDdCCAEaCEAddBDEDECdBDdCd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CacBBdbcbEaAEDCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA İMRE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,408 251,270 34 98 363 1621 60476

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 35 30 27,50 23 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAaeCAcDCbAbCBedCdD E CaBAed  dC dcA a  

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBeBAaDabCcAEDAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik b a     a         d      dA  e          

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen d Ec   EbD      b   

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,040 251,270 25 83 279 1075 44076

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 42 20 37,00 31 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe aebBCAda bAECBadCcDA CCa AeAEDECDEB aBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBcBAaDcdCaAEDAE Ba     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik EbD C                      E            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen       Ea            

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA G 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,043 251,270 30 93 325 1356 52645

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,53 10,70 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 36 14 32,50 27 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe Aae AC  c E BDdEDdCCAbDCEABABDdDECeBDCCa

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal   eBd D d BAE CDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen c         b         

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET Ö 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,698 251,270 39 110 413 2274 79968

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 10,53 10,70 9,07

Toplam: 120 14 17 9,75 8 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAaaCcd  DcECdacdbDAbdCa                

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DeBcB           bbBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP ASLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,755 251,270 17 55 161 486 25712

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 10,47 12,04 7,22

Toplam: 120 52 12 49,00 41 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBdACCDBDEABbbEDBCCAEbCEABABDEDECAaDCCd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDeBBaDACcBAdDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e E               c   E                 

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR SATILMIŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,293 251,270 36 103 390 1867 67923

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 10,47 12,04 7,22

Toplam: 120 30 30 22,50 19 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe beBbcCdecDE BbCcbcdCAdaCbABAcedDaCcBDCCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDeBBdcdbddAEbCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e E                                     

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,160 251,270 29 92 323 1352 52587

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 42 39 32,25 27 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdebccadccECcadCEDAECbacABAEDECDaBeCBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBeB eaabCBAEbAEbBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik EdD                    E BA             

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen d   beaaCecBbDa beEd

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,165 251,270 23 77 256 980 40940

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 10,47 12,04 7,22

Toplam: 120 43 17 38,75 32 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe aA BCccaaccECaeBC DAECCDBABAEDECDdB bBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal a  cBb D  CBAEaAEDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E D CBD   BC C                          

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN NUR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,845 251,270 10 40 84 205 13881

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 65 17 60,75 51 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBaACCDcaEAB CEDdCCAE CEAdABDEDECbBDdaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal C ABBdcACEBA DCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAE D C  CED E   EA A E    B  DDa  D   B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen     aa    E  aCd  cb

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YATTARA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,968 251,270 28 90 306 1215 48508

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 42 30 34,50 29 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe cAacbbd Cbcc BedCEDAbC DdABAEDECDbB CcDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal b BeB eD  CBAceAEbB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDc    Ec     dEA   A E  AE            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen       adCed e   bC  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYNUR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,243 251,270 5 21 41 100 7601

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 5 5 3,75 38 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 30 9 27,75 69 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 80 39 70,25 59 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBbACbDcaEABaCcDBCCAEcCEABABDEDECABDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDeaBaDcbceAbDCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECDCCBBCEDcEDaEEAEAdECDAEBe DDEcdbdCaB

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen dABdaaCaeEaeDBedbdBe

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dörtgenler 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YS 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,078 251,270 9 35 61 156 11381

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 68 15 64,25 54 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCABD DAEbBbdC DAECCcBABAEDECDEBACBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBAB  D CCcAEcAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E DcCBeCEDBC     A  EADECBAE    a    eB 

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAd    aC c         

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ENES 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,633 251,270 1 2 3 24 1892

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 90 19 85,25 71 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB AC ccaEABDCcD CC E CEAeABedDECABDC B

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDABBeDACEBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcECDCCBBCEDBcD aEAEAbECDAEB  DDEEEDeC B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABCaECCDEda aaBAdBC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dörtgenler 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERD 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,558 251,270 31 94 331 1387 53534

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 43 45 31,75 26 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe eAdeCAcaebcdCBcBCEDAcCCDdABAEDECDaB acce

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal  CBecAdDcbeBAaDAEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik  e  C DC D C b cE  dc     Ad            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen ddE Cacabec d Bebbdd

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR SOYDAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,200 251,270 26 87 293 1149 46486

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 10,47 12,04 7,22

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,87 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,02 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,29 0,77 0,39

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,17 3,87 2,06

Toplam: 120 43 31 35,25 29 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe cc eCAcbbbcabBDdCEDAdCCa ABAE bC        

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal cCBeBddD CCBAbDAEDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik dCD  BD  D C   c               Da       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen   d Ca bCDEadDBcbbEB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAELİF YURTSEVEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,245 251,270 33 97 349 1507 57240

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 40 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 21,19 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,53 10,70 9,07

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 9,18 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 0,85

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 10,47 12,04 7,22

Toplam: 120 36 25 29,75 25 44,36 49,71 38,51

TYT Türkçe bDBaACabBaEcBbCdDeCCcEbCEABABDEDECdBbadc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal aaeBBdDbdbBcEeCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik          C                              

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DAĞLI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,533 251,270 2 25 47 109 8345

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 2 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,00 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,25 10,70 9,07

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 20,88 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,68 0,85

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 22,75 12,04 7,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,50 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,88 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,50 0,77 0,39

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,88 3,87 2,06

Toplam: 120 75 25 68,75 57 76,88 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBbACdbceEAaeaEDBCCAEcCEABABDEDECABDbCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal accBBaDACcBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcECDCCBBCED E   EAEA ECDA B            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EAceaECCDaaeDB BbE e

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOFAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,863 251,270 1 3 6 28 2020

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 2 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,00 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,25 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 20,88 10,35 6,37

Geometri 10 5 5 3,75 38 1,88 1,68 0,85

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 22,75 12,04 7,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,50 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,88 1,39 0,69

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,50 0,77 0,39

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,88 3,87 2,06

Toplam: 120 91 24 85,00 71 76,88 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBbACCDBeEcBDCEDBCCAEbCEABABDEDECABDdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDcBB DdacBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcE DCCBBCEDBED bEAEA E DAEBabDDcddDddCB

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABCaECCDEaeDBCBAaeC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dörtgenler 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİLLOKİONÜÇ 0  MG

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,263 251,270 1 102 387 1832 67065

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 1 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,75 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,47 1,17

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 3,00 10,70 9,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,71 0,97

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,77 0,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 3,87 2,06

Toplam: 120 30 26 23,50 20 23,50 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB AC bc abBaacDdCCAEDCEAeABDEDECecDdaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal C cBBdDdbaBec abaAec     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen                    b

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DZEKO 0  MN

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,225 251,270 1 73 234 897 38531

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 1 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 20,50 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,47 1,17

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 7,75 10,70 9,07

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 9,50 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,68 0,85

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 9,50 12,04 7,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,71 0,97

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,77 0,39

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,25 3,87 2,06

Toplam: 120 44 16 40,00 33 40,00 49,71 38,51

TYT Türkçe ADc bC  c c BbaEDdCCAEDCEAdABDdDE  BDCCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal    B  D   BA  CbBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcE      CEc     EA A    AEB            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen        CeEde       C

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI B 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,240 251,270 12 45 110 274 17134

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 62 20 57,00 48 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe AaBbACCbBebABDCEDBCCAEDCEABABDEDECbBbdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDcBBdDcCEBAEeCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D EeD  B CED     EA A  C d    DaE   d   

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen      a  e     e A  a

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,545 251,270 11 44 100 247 15810

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 66 32 58,00 48 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACbDccdcBbbcDBCCAbDCEABAaDaDECbBDddB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  bcBBdD bbBbEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D ECDCC BCED      A c EC AEB  DDE  DaC B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA eaEaCebE  abBAcde

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,543 251,270 13 53 154 442 23807

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 57 27 50,25 42 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe AaedACCDcaEcBbCcDBCCAEaCEABABDdDECeBDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal   bBBdD   BdEDCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E D   eCED     EeaA  d A    De        

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA a c CDaabDabd E C

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,108 251,270 17 80 265 1010 42204

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 45 28 38,00 32 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAc d  cbBcdC DA CCDBABAEDEbDEBbacDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal D BeB dD CCBAabAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik Ee    D E  C bc    E A    A             

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen C ccdcab Db  b  ab  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,060 251,270 16 69 209 714 32610

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 53 38 43,50 36 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe ADecACCccDEeaadbDdCCAbcCEAdABDEDECeBDaa 

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal Cb cd   b BAbDCDcACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcECDCC eCED ace E   b  DeEB  DD  c     

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA d EaCecad Ba  d C

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SİNİCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,765 251,270 2 10 17 56 4428

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 84 28 77,00 64 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe DAdeCABaCDcECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBbCBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal cCBeBAaDaCbaedaedbB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDcCBD EDBCD  EEAE EADE BAEC EDDEEBb Bd

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEBCaEbCDcBCDBAeebe

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dörtgenler 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL GÜLŞEN GÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,988 251,270 7 23 45 107 8256

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 74 19 69,25 58 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe ADe ACCDdDEABaCEDBCCAEDCEABABDEDECABDdCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDeBBaDACEBAEDCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D ECD CBcCEc ce  EA A    bEBa DDE  DB  B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen     aE eDEb   a  E d

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA PALA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,485 251,270 4 15 28 76 5763

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 79 21 73,75 61 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAaDCDcECBadC D ECCeeABAEDECDEBdCBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal D BcBc D bCBAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDACBDCEDcC   EEA  EADECBAE  EDD     BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAdceDcbCDEBbDcdbC  

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCARDİİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,940 251,270 10 38 79 199 13619

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 69 33 60,75 51 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBaACbccDEcBebEDdCCAcbbEABABDEDECABDdbd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CccaBacAb BAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D ECD CBdCED a  acA A E  A B  DD  d B  B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABCDcCCeEaeDBdBcddC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AYDOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,230 251,270 1 4 7 30 2149

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 88 14 84,50 70 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBdACCac EABDCEDdCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDcBBaDAC BAEDCDBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECDCCBBCE c D  EAEA ECDAEB  DD   a    

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABeaECCDE CDabBdEBe

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE K* A 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,635 251,270 14 59 172 534 27053

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 54 27 47,25 39 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe aAceCAdDbDAECBedC DAcCCcecaAEDECDEBeacDe

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBeBABbaCCaAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E DA                                    

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEBeaEcCDaaCDBc CbB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROBİN 123 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,283 251,270 15 61 174 542 27213

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 55 31 47,25 39 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe DcaebAc  cAECdbddEDAECCDeAeAEDECDEBcadDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBcB    deBAE AEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDACBDCED C     Aa  A   B E    b       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen  AE bbadeDaae BA edd

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE YÜĞRÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,720 251,270 6 22 44 105 8097

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 77 30 69,50 58 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe ADB ACCDcDcABDCEDBCCAEDCEAeABDEDECABDdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CabBaaDACdBAEcCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcECc C BCE  ED  EAaAb  DAEBaCDeaa  a  B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EAdebEaCDEdeDabaAdBb

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dörtgenler 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BÜYÜKBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,758 251,270 9 37 74 189 13135

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 66 17 61,75 51 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBbAbbccaEABbCEDBCCAEDCEAeABDEDECABDaCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDeBBBDAbEBAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAEC CC BCE  E  aE  A    bEB   D     C B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen          a d     E e

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEGÜL ÖZGÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,023 251,270 8 32 58 143 10501

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 74 35 65,25 54 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe AcBa CCDBacABeCbDdCCAceCEABABDEDECABDdCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CecBBdDACEBAEbCDBAeE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAECDCCadCED cD dEc  E  DA BaCDDd aDBC  

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen dABCaaadDcEeDaeBcEBe

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ALTUNBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,355 251,270 5 17 34 91 6914

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 77 23 71,25 59 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAcbCbcECBbcCbDAECCaBABAEDECDcBbCcDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal c BcBAaD CCBAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECDeCBDCEDBC Cc EAEEEA E BA   EDD     BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen C Ec DEadDcBa  AaCE 

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,458 251,270 3 14 27 75 5608

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 17 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,34 23,10 20,16

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 1,47 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,84 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,31 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,41 10,70 9,07

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,32 10,35 6,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,91 1,68 0,85

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,24 12,04 7,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 1,71 0,97

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,00 1,39 0,69

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,32 0,77 0,39

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,69 3,87 2,06

Toplam: 120 79 19 74,25 62 61,68 49,71 38,51

TYT Türkçe DA BCAcDaDAECBbBC DAECCDdABAEDECDEBAdBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal   BcBA D bCBAEDAEDBb     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD eBDCEDBCc  cEAa EADE BAE   DD  ab BC

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CA caaEaCDEa   A CEB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA MACİT 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,138 251,270 1 28 52 131 9830

Puanı Hesaplanan: 112 420 2435 85451

Katılımlar: 1 113 429 2514 88147

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,25 23,10 20,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,24 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,47 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 3,47 2,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,52 3,12

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 10,70 9,07

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 9,75 10,35 6,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,75 1,68 0,85

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 14,50 12,04 7,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 1,71 0,97

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 1,39 0,69

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 0,77 0,39

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,25 3,87 2,06

Toplam: 120 73 26 66,50 55 66,50 49,71 38,51

TYT Türkçe ADBcACCDcDEABbCcDdCCAEDCEABABDdDECeBDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal aDeBBaDcCE AEbCDBACb     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAdbD C BCED cc aEA    C      DDE  cB  B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABCaaCCD ECDabdAd b

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
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