
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

KATILIMLAR

1 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 37 3 36,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 27 1 26,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 100 12 97,00 430,698 55

2 0 HELİN  M 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 7 0 7,00 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 99 16 95,00 424,973 81

3 0 ENES AKGÜN   34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 99 20 94,00 422,105 92

4 0 GAMZE SİNİCİ   32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 99 21 93,75 421,725 99

5 0 DENİZ ILGIN  M 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 25 3 24,25 8 1 7,75 3 1 2,75 6 1 5,75 4 1 3,75 97 16 93,00 419,125 123

6 0 BERRİN UZUNYOL 12 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 5 1 4,75 98 22 92,50 417,050 140

7 0 TOFAN  M 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 26 3 25,25 8 0 8,00 5 2 4,50 3 4 2,00 4 2 3,50 97 20 92,00 415,365 151

8 0 İLKİM KUZU 12 38 2 37,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 22 1 21,75 7 0 7,00 2 2 1,50 6 0 6,00 3 2 2,50 94 10 91,50 413,855 164

9 0 ÖZTÜRK HAN   36 2 35,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 7 0 7,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 96 19 91,25 413,460 166

10 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 33 6 31,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 28 1 27,75 8 0 8,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 95 18 90,50 411,635 180

11 0 YİĞİT AYNUR  M 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 8 2 7,50 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 96 24 90,00 409,550 201

12 0 GAMZE   33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 9 0 9,00 3 3 2,25 3 4 2,00 5 0 5,00 94 22 88,50 405,578 227

13 0 TUĞBA ŞAHİN   37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 5 22,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 92 17 87,75 402,813 246

14 0 AHMET EMİR   31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 27 3 26,25 9 1 8,75 3 3 2,25 6 0 6,00 4 1 3,75 92 20 87,00 401,418 259

15 509 NURULLAH KAÇMAZ FENA 12A 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 8 1 7,75 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 93 25 86,75 400,170 274

16 0 ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 12 32 8 30,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 25 0 25,00 7 1 6,75 4 1 3,75 2 5 0,75 4 2 3,50 91 18 86,50 399,650 279

17 0 CEREN  M 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 27 2 26,50 7 0 7,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 91 20 86,00 398,200 294

18 0 RUMEYSA ARALA   33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 8 1 7,75 2 4 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 90 24 84,00 391,958 368

19 0 HÜMEYRA PALA   34 5 32,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 0 18,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 0 7,00 4 1 3,75 85 10 82,50 387,473 430

20 0 NİSA   30 10 27,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 88 23 82,25 387,280 434

21 0 MERT PER  M 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 6 0 6,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 86 18 81,50 384,003 489

22 0 DUHANUR HAYTA   38 2 37,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 2 18,50 4 0 4,00 2 4 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 85 16 81,00 382,105 512

23 0 CENGİZHAN METE DİŞ   24 10 21,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 22 1 21,75 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 84 20 79,00 378,345 577

24 0 CEYLİN KARABACAK 12 31 8 29,00 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 7 0 7,00 2 2 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 84 21 78,75 376,295 611

25 0 CANSU   31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 22 6 20,50 7 1 6,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 86 30 78,50 375,783 616

26 0 İLKNUR DEMİRÖZ   33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 3 22,25 6 0 6,00 1 3 0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 84 24 78,00 373,678 652

27 0 HAYRUNİSA   37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 5 2 4,50 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 83 21 77,75 372,443 674

28 0 SY 12 34 4 33,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 19 1 18,75 5 0 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 4 2 3,50 80 10 77,50 372,190 683

29 0 ÖMER DAĞLI  MA 29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 4 22,00 7 0 7,00 3 3 2,25 2 5 0,75 2 4 1,00 83 28 76,00 368,203 751
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

KATILIMLAR

30 0 AHMET KARSANBA   32 5 30,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 19 5 17,75 6 2 5,50 6 1 5,75 5 0 5,00 3 3 2,25 81 21 75,75 367,288 770

31 0 M FURKAN ÖNEN   30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 18 7 16,25 6 0 6,00 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 81 27 74,25 363,038 850

32 0 ROBİN 12 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 23 3 22,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 79 21 73,75 361,065 899

33 0 İCARDİİ 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 18 2 17,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 78 26 71,50 354,190 1054

34 0 SILAA  M 34 6 32,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 4 2 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 76 23 70,25 350,190 1149

35 0 PELİN GÖÇMEN 12 32 8 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 4 1 3,75 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 76 25 69,75 349,095 1180

36 0 ETA   34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 1 12,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 73 17 68,75 345,690 1266

37 0 ÇAĞLA  M 34 6 32,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 1 17,75 4 0 4,00 1 1 0,75 71 12 68,00 343,165 1352

38 0 YASEMİN NUR  M 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 19 2 18,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 73 23 67,25 340,983 1400

39 0 NİL SAHRA  M 31 8 29,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 4 20,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 4 1,00 2 3 1,25 72 23 66,25 338,555 1474

40 0 DEFNE TOYRAN 12 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 20 5 18,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 71 35 62,25 326,328 1934

41 0 ELÇİN TOPKAYA   29 10 26,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 19 3 18,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 69 30 61,50 324,515 2014

42 0 ZEKERİYA ATİLLE  M 31 9 28,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 12 10 9,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 69 31 61,25 323,518 2060

43 0 SEVİNÇ NUR   29 11 26,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 2 13,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 1 4,75 2 2 1,50 67 24 61,00 323,108 2079

44 0 EMRE ÇAKAN  M 34 4 33,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 1 4,75 2 1 1,75 4 2 3,50 4 2 3,50 64 12 61,00 322,280 2114

45 0 E Ç   29 10 26,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 18 3 17,25 4 1 3,75 4 2 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 67 28 60,00 320,075 2195

46 0 BRK   30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 17 5 15,75 5 1 4,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 67 28 60,00 319,835 2214

47 0 YAVUZ SULTAN SELİM  M 31 8 29,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 1 13,75 4 2 3,50 1 0 1,00 63 16 59,00 316,590 2377

48 0 MELİS PAST   32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 11 3 10,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 3 2,25 65 24 59,00 316,508 2383

49 0 M BERKE SEYRAN  M 33 6 31,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 3 3,25 2 5 0,75 5 1 4,75 64 22 58,50 314,925 2456

50 0 EMRE YILMAZ   32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 2 7,50 2 0 2,00 1 0 1,00 60 11 57,25 310,970 2665

51 0 DOĞAN ÇOLAK  M 28 7 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 62 21 56,75 310,203 2714

52 0 MERVE A  M 37 3 36,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 11 4 10,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 61 19 56,25 307,203 2885

53 0 ENES TURAN 12 26 13 22,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 18 5 16,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 63 30 55,50 306,783 2910

54 0 FUNDAÖ   32 7 30,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 12 2 11,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 60 22 54,50 302,868 3166

55 0 EBRU ALİCAN 12 30 9 27,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 18 1 17,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 61 28 54,00 301,513 3257

56 0 DİLAN  M 32 4 31,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 9 0 9,00 1 1 0,75 56 8 54,00 301,080 3300

57 0 TÜLİN KAHRİMAN  M 28 11 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 3 9,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 57 21 51,75 295,073 3729

58 0 ELİF İKBAL  M 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 54 8 52,00 294,308 3788
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

KATILIMLAR

59 0 SONGÜL AKIN  M 29 11 26,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 9 6,75 3 1 2,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 60 35 51,25 293,553 3850

60 0 BEYZA ÇİÇEK   34 6 32,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 15 1,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 59 36 50,00 288,915 4209

61 0 AKSU  M 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 11 5 9,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 57 31 49,25 287,585 4324

62 0 SERAP ASLAN  M 35 5 33,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 52 10 49,50 287,103 4360

63 0 GÖKÇE ERGENE   30 8 28,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 54 20 49,00 286,430 4431

64 0 TUANA A  M 34 5 32,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 52 12 49,00 285,723 4495

65 0 MUHAMMED HASAR  M 26 11 23,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 14 4 13,00 5 0 5,00 1 1 0,75 54 22 48,50 285,478 4508

66 0 CEYDA KONCA   31 7 29,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 0 3,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 52 13 48,75 285,413 4516

67 0 İBRAHİM AÇIL  M 25 9 22,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 14 1 13,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 52 16 48,00 284,033 4622

68 0 L   29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 12 0 12,00 52 17 47,75 282,760 4741

69 0 ELSA   26 10 23,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 13 4 12,00 1 0 1,00 3 2 2,50 52 18 47,50 282,535 4759

70 0 SERRA  M 30 7 28,25 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 1 5,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 51 19 46,25 278,013 5188

71 0 YAĞMUR ALBAYRAK  M 34 6 32,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 48 14 44,50 272,165 5746

72 0 BURCU ESER   26 13 22,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 52 32 44,00 271,893 5778

73 0 EKİN KOTANOĞLU  M 30 10 27,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 5 5,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 50 24 44,00 271,415 5829

74 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU  M 25 15 21,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 53 37 43,75 271,413 5830

75 0 GÖKHAN TEPE   30 10 27,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 1 0,75 48 17 43,75 270,650 5902

76 0 ŞULENUR ÖZDEMİR  M 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 46 10 43,50 269,308 6044

77 0 İREM G   29 8 27,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 21 42,75 267,575 6221

78 0 GUPSE ULUSOY  M 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 47 17 42,75 267,510 6233

79 0 NK  M 30 9 27,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 10 2 9,50 0 2 -0,50 48 21 42,75 267,478 6236

80 0 EYŞAN   27 9 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 8 7,00 0 2 -0,50 47 24 41,00 262,583 6783

81 0 ELA N  M 29 7 27,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 43 12 40,00 259,258 7165

82 0 CEREN  M 31 9 28,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 2 3,50 45 20 40,00 259,063 7188

83 0 BEYZA   26 13 22,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 7 5,25 0 1 -0,25 46 27 39,25 257,568 7365

84 0 TUĞÇE  M 25 15 21,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 11 5 9,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 49 41 38,75 256,453 7463

85 0 SELDASCA   20 16 16,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 17 1 16,75 1 1 0,75 2 3 1,25 45 26 38,50 256,270 7482

86 0 BERFİN ASLAN   28 12 25,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 8 4 7,00 44 25 37,75 252,755 7899

87 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 18 8 16,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 11 2 10,50 4 0 4,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 42 23 36,25 249,565 8239
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

KATILIMLAR

88 0 BÜŞŞ   33 5 31,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 39 9 36,75 248,858 8331

89 0 FARUK  M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 11 0,25 42 22 36,50 248,493 8375

90 0 MONOTİ  M 26 10 23,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 21 35,75 246,970 8566

91 0 ZÜMRA  M 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 42 25 35,75 246,543 8628

92 0 MERVE TEKBAŞ  M 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 22 35,50 245,865 8707

93 0 ÖMER BAŞ  M 21 14 17,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 41 24 35,00 245,455 8743

94 0 MERVEEEEĞ   30 7 28,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 38 14 34,50 242,518 9077

95 0 RÜYA GÜNDEMİR  M 29 8 27,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 16 34,00 241,160 9225

96 0 HELİN NEMLİ   30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 40 25 33,75 240,330 9335

97 0 KK   27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 39 23 33,25 239,295 9453

98 0 NUR SEVEN  M 24 15 20,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 40 28 33,00 239,028 9485

99 0 OSMAN BALLI  M 23 3 22,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 10 32,50 237,238 9684

100 0 ELİFF   27 9 24,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 40 34 31,50 233,793 10075

101 0 ZEHRA YİLMAZ   29 8 27,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 36 19 31,25 232,865 10185

102 0 ZELAL  M 25 9 22,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 16 31,00 232,653 10209

103 0 AYŞE SANI   24 15 20,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 37 27 30,25 230,723 10412

104 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 24 15 20,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 36 26 29,50 228,448 10677

105 0 BÜŞRA Ç 12 19 13 15,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 226,063 10923

106 0 RABİA İMRE   25 8 23,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 35 29 27,75 222,805 11248

107 0 FADİME TELLİ 12 27 11 24,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 31 17 26,75 219,623 11518

108 0 TORLAK TUANA  M 23 13 19,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 22 26,50 219,483 11536

109 0 ADEN   18 15 14,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 29 20 24,00 212,628 12121

110 0 BEYZA ALKOÇ   18 15 14,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 6 -1,50 30 32 22,00 206,698 12577

111 0 SELENAY SENEM  M 19 11 16,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,563 12658

112 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   21 17 16,75 1 4 0,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 26 21,50 204,743 12715

113 0 EFE ÇETİN  M 22 17 17,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 8 0,00 29 34 20,50 201,603 12917

114 0 ALÇİN ERTUĞRUL  M 18 21 12,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 29 40 19,00 197,763 13144

115 0 B       Ö E  M 16 16 12,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 9 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 27 37 17,75 194,005 13353

116 0 SUDE EK  M 15 19 10,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 23 29 15,75 188,233 13652
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

KATILIMLAR

117 0 BARIŞ ÜNLÜ  M 15 22 9,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 34 15,50 187,575 13677

118 0 MEHMETHASAR  M 16 17 11,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 20 22 14,50 184,263 13830

119 0 SENA   10 14 6,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 20 28 13,00 180,415 14001

120 0 CANİP OZCAN  M 11 27 4,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 16 33 7,75 164,853 14594

121 6419 MERT YÜCEL ÇAKIR 12A 2 13 -1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 7 0 7,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 15 31 7,25 164,008 14619

122 0 B C   3 23 -2,75 3 23 -2,75
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 99 20 94,00 422,105 92

2 0 GAMZE SİNİCİ   32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 99 21 93,75 421,725 99

3 0 ÖZTÜRK HAN   36 2 35,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 7 0 7,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 96 19 91,25 413,460 166

4 0 GAMZE   33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 9 0 9,00 3 3 2,25 3 4 2,00 5 0 5,00 94 22 88,50 405,578 227

5 0 TUĞBA ŞAHİN   37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 5 22,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 92 17 87,75 402,813 246

6 0 AHMET EMİR   31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 27 3 26,25 9 1 8,75 3 3 2,25 6 0 6,00 4 1 3,75 92 20 87,00 401,418 259

7 0 RUMEYSA ARALA   33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 8 1 7,75 2 4 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 90 24 84,00 391,958 368

8 0 HÜMEYRA PALA   34 5 32,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 0 18,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 0 7,00 4 1 3,75 85 10 82,50 387,473 430

9 0 NİSA   30 10 27,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 88 23 82,25 387,280 434

10 0 DUHANUR HAYTA   38 2 37,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 2 18,50 4 0 4,00 2 4 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 85 16 81,00 382,105 512

11 0 CENGİZHAN METE DİŞ   24 10 21,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 22 1 21,75 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 84 20 79,00 378,345 577

12 0 CANSU   31 9 28,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 22 6 20,50 7 1 6,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 86 30 78,50 375,783 616

13 0 İLKNUR DEMİRÖZ   33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 3 22,25 6 0 6,00 1 3 0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 84 24 78,00 373,678 652

14 0 HAYRUNİSA   37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 5 2 4,50 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 83 21 77,75 372,443 674

15 0 AHMET KARSANBA   32 5 30,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 19 5 17,75 6 2 5,50 6 1 5,75 5 0 5,00 3 3 2,25 81 21 75,75 367,288 770

16 0 M FURKAN ÖNEN   30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 18 7 16,25 6 0 6,00 3 3 2,25 6 1 5,75 3 3 2,25 81 27 74,25 363,038 850

17 0 ETA   34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 1 12,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 73 17 68,75 345,690 1266

18 0 ELÇİN TOPKAYA   29 10 26,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 19 3 18,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 69 30 61,50 324,515 2014

19 0 SEVİNÇ NUR   29 11 26,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 2 13,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 1 4,75 2 2 1,50 67 24 61,00 323,108 2079

20 0 E Ç   29 10 26,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 18 3 17,25 4 1 3,75 4 2 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 67 28 60,00 320,075 2195

21 0 BRK   30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 17 5 15,75 5 1 4,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 67 28 60,00 319,835 2214

22 0 MELİS PAST   32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 11 3 10,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 3 2,25 65 24 59,00 316,508 2383

23 0 EMRE YILMAZ   32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 2 7,50 2 0 2,00 1 0 1,00 60 11 57,25 310,970 2665

24 0 FUNDAÖ   32 7 30,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 12 2 11,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 60 22 54,50 302,868 3166

25 0 BEYZA ÇİÇEK   34 6 32,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 15 1,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 59 36 50,00 288,915 4209

26 0 GÖKÇE ERGENE   30 8 28,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 54 20 49,00 286,430 4431

27 0 CEYDA KONCA   31 7 29,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 0 3,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 52 13 48,75 285,413 4516

28 0 L   29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 12 0 12,00 52 17 47,75 282,760 4741



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 ELSA   26 10 23,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 13 4 12,00 1 0 1,00 3 2 2,50 52 18 47,50 282,535 4759

30 0 BURCU ESER   26 13 22,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 52 32 44,00 271,893 5778

31 0 GÖKHAN TEPE   30 10 27,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 1 0,75 48 17 43,75 270,650 5902

32 0 İREM G   29 8 27,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 21 42,75 267,575 6221

33 0 EYŞAN   27 9 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 8 7,00 0 2 -0,50 47 24 41,00 262,583 6783

34 0 BEYZA   26 13 22,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 7 5,25 0 1 -0,25 46 27 39,25 257,568 7365

35 0 SELDASCA   20 16 16,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 17 1 16,75 1 1 0,75 2 3 1,25 45 26 38,50 256,270 7482

36 0 BERFİN ASLAN   28 12 25,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 8 4 7,00 44 25 37,75 252,755 7899

37 0 BÜŞŞ   33 5 31,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 39 9 36,75 248,858 8331

38 0 MERVEEEEĞ   30 7 28,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 38 14 34,50 242,518 9077

39 0 HELİN NEMLİ   30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 40 25 33,75 240,330 9335

40 0 KK   27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 39 23 33,25 239,295 9453

41 0 ELİFF   27 9 24,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 40 34 31,50 233,793 10075

42 0 ZEHRA YİLMAZ   29 8 27,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 36 19 31,25 232,865 10185

43 0 AYŞE SANI   24 15 20,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 37 27 30,25 230,723 10412

44 0 RABİA İMRE   25 8 23,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 35 29 27,75 222,805 11248

45 0 ADEN   18 15 14,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 29 20 24,00 212,628 12121

46 0 BEYZA ALKOÇ   18 15 14,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 6 -1,50 30 32 22,00 206,698 12577

47 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   21 17 16,75 1 4 0,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 26 21,50 204,743 12715

48 0 SENA   10 14 6,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 20 28 13,00 180,415 14001

49 0 B C   3 23 -2,75 3 23 -2,75
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 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 HELİN  M 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 7 0 7,00 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 99 16 95,00 424,973 81

2 0 DENİZ ILGIN  M 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 25 3 24,25 8 1 7,75 3 1 2,75 6 1 5,75 4 1 3,75 97 16 93,00 419,125 123

3 0 TOFAN  M 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 26 3 25,25 8 0 8,00 5 2 4,50 3 4 2,00 4 2 3,50 97 20 92,00 415,365 151

4 0 YİĞİT AYNUR  M 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 8 2 7,50 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 96 24 90,00 409,550 201

5 0 CEREN  M 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 27 2 26,50 7 0 7,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 91 20 86,00 398,200 294

6 0 MERT PER  M 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 6 0 6,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 86 18 81,50 384,003 489

7 0 SILAA  M 34 6 32,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 4 2 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 76 23 70,25 350,190 1149

8 0 ÇAĞLA  M 34 6 32,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 1 17,75 4 0 4,00 1 1 0,75 71 12 68,00 343,165 1352

9 0 YASEMİN NUR  M 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 19 2 18,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 73 23 67,25 340,983 1400

10 0 NİL SAHRA  M 31 8 29,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 4 20,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 4 1,00 2 3 1,25 72 23 66,25 338,555 1474

11 0 ZEKERİYA ATİLLE  M 31 9 28,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 12 10 9,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 69 31 61,25 323,518 2060

12 0 EMRE ÇAKAN  M 34 4 33,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 1 4,75 2 1 1,75 4 2 3,50 4 2 3,50 64 12 61,00 322,280 2114

13 0 YAVUZ SULTAN SELİM  M 31 8 29,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 1 13,75 4 2 3,50 1 0 1,00 63 16 59,00 316,590 2377

14 0 M BERKE SEYRAN  M 33 6 31,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 3 3,25 2 5 0,75 5 1 4,75 64 22 58,50 314,925 2456

15 0 DOĞAN ÇOLAK  M 28 7 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 62 21 56,75 310,203 2714

16 0 MERVE A  M 37 3 36,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 11 4 10,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 61 19 56,25 307,203 2885

17 0 DİLAN  M 32 4 31,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 9 0 9,00 1 1 0,75 56 8 54,00 301,080 3300

18 0 TÜLİN KAHRİMAN  M 28 11 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 3 9,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 57 21 51,75 295,073 3729

19 0 ELİF İKBAL  M 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 54 8 52,00 294,308 3788

20 0 SONGÜL AKIN  M 29 11 26,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 9 6,75 3 1 2,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 60 35 51,25 293,553 3850

21 0 AKSU  M 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 11 5 9,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 57 31 49,25 287,585 4324

22 0 SERAP ASLAN  M 35 5 33,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 52 10 49,50 287,103 4360

23 0 TUANA A  M 34 5 32,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 52 12 49,00 285,723 4495

24 0 MUHAMMED HASAR  M 26 11 23,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 14 4 13,00 5 0 5,00 1 1 0,75 54 22 48,50 285,478 4508

25 0 İBRAHİM AÇIL  M 25 9 22,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 14 1 13,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 52 16 48,00 284,033 4622

26 0 SERRA  M 30 7 28,25 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 1 5,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 51 19 46,25 278,013 5188

27 0 YAĞMUR ALBAYRAK  M 34 6 32,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 48 14 44,50 272,165 5746

28 0 EKİN KOTANOĞLU  M 30 10 27,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 5 5,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 50 24 44,00 271,415 5829



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF:  M

KATILIMLAR

29 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU  M 25 15 21,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 53 37 43,75 271,413 5830

30 0 ŞULENUR ÖZDEMİR  M 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 46 10 43,50 269,308 6044

31 0 GUPSE ULUSOY  M 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 47 17 42,75 267,510 6233

32 0 NK  M 30 9 27,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 10 2 9,50 0 2 -0,50 48 21 42,75 267,478 6236

33 0 ELA N  M 29 7 27,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 43 12 40,00 259,258 7165

34 0 CEREN  M 31 9 28,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 2 3,50 45 20 40,00 259,063 7188

35 0 TUĞÇE  M 25 15 21,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 11 5 9,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 49 41 38,75 256,453 7463

36 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 18 8 16,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 11 2 10,50 4 0 4,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 42 23 36,25 249,565 8239

37 0 FARUK  M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 11 0,25 42 22 36,50 248,493 8375

38 0 MONOTİ  M 26 10 23,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 21 35,75 246,970 8566

39 0 ZÜMRA  M 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 42 25 35,75 246,543 8628

40 0 MERVE TEKBAŞ  M 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 22 35,50 245,865 8707

41 0 ÖMER BAŞ  M 21 14 17,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 41 24 35,00 245,455 8743

42 0 RÜYA GÜNDEMİR  M 29 8 27,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 16 34,00 241,160 9225

43 0 NUR SEVEN  M 24 15 20,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 40 28 33,00 239,028 9485

44 0 OSMAN BALLI  M 23 3 22,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 10 32,50 237,238 9684

45 0 ZELAL  M 25 9 22,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 16 31,00 232,653 10209

46 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 24 15 20,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 36 26 29,50 228,448 10677

47 0 TORLAK TUANA  M 23 13 19,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 22 26,50 219,483 11536

48 0 SELENAY SENEM  M 19 11 16,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,563 12658

49 0 EFE ÇETİN  M 22 17 17,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 8 0,00 29 34 20,50 201,603 12917

50 0 ALÇİN ERTUĞRUL  M 18 21 12,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 29 40 19,00 197,763 13144

51 0 B       Ö E  M 16 16 12,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 9 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 27 37 17,75 194,005 13353

52 0 SUDE EK  M 15 19 10,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 23 29 15,75 188,233 13652

53 0 BARIŞ ÜNLÜ  M 15 22 9,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 34 15,50 187,575 13677

54 0 MEHMETHASAR  M 16 17 11,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 20 22 14,50 184,263 13830

55 0 CANİP OZCAN  M 11 27 4,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 16 33 7,75 164,853 14594



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF:  M

KATILIMLAR
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 MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF:  MA

KATILIMLAR

1 0 ÖMER DAĞLI  MA 29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 4 22,00 7 0 7,00 3 3 2,25 2 5 0,75 2 4 1,00 83 28 76,00 368,203 751

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 37 3 36,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 27 1 26,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 100 12 97,00 430,698 55

2 0 BERRİN UZUNYOL 12 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 5 1 4,75 98 22 92,50 417,050 140

3 0 İLKİM KUZU 12 38 2 37,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 22 1 21,75 7 0 7,00 2 2 1,50 6 0 6,00 3 2 2,50 94 10 91,50 413,855 164

4 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 33 6 31,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 28 1 27,75 8 0 8,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 95 18 90,50 411,635 180

5 0 ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 12 32 8 30,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 25 0 25,00 7 1 6,75 4 1 3,75 2 5 0,75 4 2 3,50 91 18 86,50 399,650 279

6 0 CEYLİN KARABACAK 12 31 8 29,00 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 7 0 7,00 2 2 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 84 21 78,75 376,295 611

7 0 SY 12 34 4 33,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 19 1 18,75 5 0 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 4 2 3,50 80 10 77,50 372,190 683

8 0 ROBİN 12 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 23 3 22,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 79 21 73,75 361,065 899

9 0 İCARDİİ 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 18 2 17,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 78 26 71,50 354,190 1054

10 0 PELİN GÖÇMEN 12 32 8 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 4 1 3,75 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 76 25 69,75 349,095 1180

11 0 DEFNE TOYRAN 12 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 20 5 18,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 71 35 62,25 326,328 1934

12 0 ENES TURAN 12 26 13 22,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 18 5 16,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 63 30 55,50 306,783 2910

13 0 EBRU ALİCAN 12 30 9 27,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 18 1 17,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 61 28 54,00 301,513 3257

14 0 BÜŞRA Ç 12 19 13 15,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 226,063 10923

15 0 FADİME TELLİ 12 27 11 24,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 31 17 26,75 219,623 11518
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 122 122 122 15594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,78 10,57 22,14 2,13 1,80 1,68 1,59 1,32 1,26 2,42 1,17 2,12 3,12 1,05 2,85 7,32 3,07 6,55 0,91 0,35 0,82 0,91 1,12 0,63 0,79 1,34 0,46 0,72 1,00 0,47 44,69 22,79 38,98 254,300

Okul Ortalaması 28,50 9,21 26,20 2,70 1,78 2,25 2,11 1,22 1,80 2,87 1,28 2,55 3,41 1,05 3,15 11,75 2,75 11,06 2,45 0,25 2,39 1,64 1,48 1,27 1,75 1,63 1,34 1,52 1,47 1,16 58,70 22,12 53,17 298,190

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 NURULLAH KAÇMAZ FENA 12A 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 8 1 7,75 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 93 25 86,75 400,170 274

2 6419 MERT YÜCEL ÇAKIR 12A 2 13 -1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 7 0 7,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 15 31 7,25 164,008 14619
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SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,628 254,300 45 109 109 109 12121

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,48 9,75 7,92

Toplam: 120 29 20 24,00 20 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe dECdDb  A  E   BBabeAeBdbABeDdeDdaBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcA e E  CbcDAeDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,418 254,300 6 14 14 14 259

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 92 20 87,00 73 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCdCADC CCAcAcDBBBEAbABEECDBDAD aEaECBe

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDBAC BcE DADAdCbAe 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AABECBCcDDBdCEEDACBBCEAaCDBECDADBAEBEaDC

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen eECDde C DEDBCCc DEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KARSANBA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,288 254,300 15 30 30 30 770

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 81 21 75,75 63 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BD dCADCCCeAE eDdBBEA ABEECDBDADABEbECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal deBACe    DADAdCbAD 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABEdB cDDaBC E AC cCEACCDaE DAaBAE ECb 

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen BECeCBC  DEDBCCAccEc

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SANI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,723 254,300 43 103 103 103 10412

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 14,19 13,45 7,37

Toplam: 120 37 27 30,25 25 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe dDCECADbCe AEbeDcBdceAABdEdDBDdDAeEaECcA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDaACd AEacAab CDAad

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  e aCB  a      D              e         

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B C 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 23 -2,75 -7 26,35 26,20 22,14

Toplam: 120 3 23 -2,75 -2 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe cabcdce ddbccdebac bce  Ed eBe          

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,755 254,300 36 86 86 86 7899

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 14,19 13,45 7,37

Toplam: 120 44 25 37,75 31 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe eEaBDCaCAebEACDBBaEAbAadEABCDAaDdDBAdDAC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaAee E A ecbADcADdb

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcC e D BdeDAC                         

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,568 254,300 34 83 83 83 7365

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 46 27 39,25 33 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCCeAbdaeCDBBBEAbeaEEABeDA DbDcAEeEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaA eeEDACddaADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcb a cB   D  dE B     cdC             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ALKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,698 254,300 46 110 110 110 12577

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 30 32 22,00 18 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe bdCaDCb AD  AC cBB eeccbE BbDcBDbDcAE Ab

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eec e      dbADD D b

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik A  bA                     C             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECbd   aCC  E bdaccb

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,915 254,300 25 60 60 60 4209

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 59 36 50,00 42 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe dDdEdADCCCCAEAADBBBEAAAdEECDBDbDABEDECBe

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDcdCd AEDDADAACDADd

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik bAB ec   bBcC  bca c cebCba d           

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen acCD ad  cE dCeAbaEc

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,835 254,300 21 46 46 46 2214

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 67 28 60,00 50 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe dECBDCCCAeAaACDBBBEAAdacEABeDAaDAcBeEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaACeBE c    AD Ab b

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB CcCeDB BCDAC EDcCEBC   ec  aAAB  C  E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen cCDcCBCe     e CaEac

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,893 254,300 30 72 72 72 5778

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 52 32 44,00 37 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDedeADCCCeeEbADBBBEAcAccE DBbcacBEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDcA d AEa ADA CDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABcCc   De  EEaAb BCE  C               

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen ccC  a  dcc Bb  acae

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,858 254,300 37 88 88 88 8331

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,48 9,75 7,92

Toplam: 120 39 9 36,75 31 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCCCAD EbCDBBBEAbABdEABbD BDeDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal caA e ED       DA Cb

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,783 254,300 12 25 25 25 616

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 86 30 78,50 65 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCdCADCeCCAEAAaBBBEAcAaEEbDBcdDABEbECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDcAebBAEDDADAACbAbd

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABEbBCcDDcBCEEbAC BCEbCCDcECDADBAa EC C

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dceaCBCCAcEeBCCAbDEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN METE DİŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,345 254,300 11 23 23 23 577

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 84 20 79,00 66 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDbbCADAEACDBBdEAebeaEABCDdBDb       

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBdEcAbAADADbADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABEC C DBa CDACEE BCE CA EC DCDAAd EC CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EeDdCBCBCCdDED CcEDA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KONCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,413 254,300 27 66 66 66 4516

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 52 13 48,75 41 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCdCADAEACDBBa Ab BEEABbDeBDbDBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBA B EDbCcdaADDAD  

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C        DAC   BC     Ee             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUHANUR HAYTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,105 254,300 10 22 22 22 512

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 85 16 81,00 68 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCbCADAEACDBBBEAcABEEABCDABDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcA B EDc AAaADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECAC DBcBCDACEED    a  EC D D AB     E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen cCae eCBCeADEecCcEDA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,075 254,300 20 45 45 45 2195

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 67 28 60,00 50 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe ddCdDCbCADAEACDBBdEAA adEABbDABDdDBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal Dc  c     bcaADDAa C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcCA bDBBBCDAC E BCE C  Ee    AAB  e  E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECDd dCdCadDED CeEae

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN TOPKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,515 254,300 18 41 41 41 2014

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 69 30 61,50 51 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDCeCADAEACDdcdEAd dEEABeDABDdDBAEDEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal Dccee E   bAbdDDAaCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECcC DBB CDAa E BC  C DECBa DAAB  C   

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECDa e eb AcEeaCBEac

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,793 254,300 41 100 100 100 10075

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 12 -3,00 -15 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 40 34 31,50 26 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe edCBDC ee  EACD eBEAccBEEABCDAdDADBbEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eccee E  CedDADDAbCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  B  A  ee      c  Ba     bC             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ba daa ded  d  d  ab

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,535 254,300 29 69 69 69 4759

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 52 18 47,50 40 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe aECBDCd e eE  DdBaEAdABEEABbDAcDdDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DeA B     A bADD D C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB CAdDDBBBCDACc c    a                 

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen E              CcEaA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,970 254,300 23 50 50 50 2665

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 60 11 57,25 48 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe ddC DCb ADAEACDBBBaAbABEEbBCDABDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBBEacCAAaADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C        DAb      BC  E a  D        E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen                  E  

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,105 254,300 1 3 3 3 92

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 99 20 94,00 78 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCBDCCCADAEACDBBBEAAeaEEABCDeBDeDBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBBEDAC daAabADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCAaECBDCDAABcECDCE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ceDaCBCBCCAcEDaCcEaA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,690 254,300 17 36 36 36 1266

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 73 17 68,75 57 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCbCADeEACDBBBEAecBEEABaDABDbDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBBEDACAADAbDAc C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C C DBB  DAC E a      EC   b         

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECDa BddCdAD  a BEac

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,583 254,300 33 80 80 80 6783

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 47 24 41,00 34 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe dECBDCdCAD EeC cBBEAAecEEAB DeBDcDBAE Ea

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBdCc E cbAd ADDAD C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcb ae B B DA bEacC    c C             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        eb           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDAÖ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,868 254,300 24 54 54 54 3166

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 60 22 54,50 45 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe dECBDCCCAD EACDBBBEAeABaEABaDeBDbDBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DdA B c   d DADbADdd

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcC    B BCDACbE     C  E          C   

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EC d   ebC DE bdaEaA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,578 254,300 4 12 12 12 227

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 94 22 88,50 74 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDCCCADAEACDBBBEAceBEEABeDABDdDaAEDEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DeACeBEa CAAbADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcCACDDBBBCDACcEDBCEBCADECBDaDAABBEC CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EeDd BeBCeeaEe CBEDA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SİNİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,725 254,300 2 4 4 4 99

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 99 21 93,75 78 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe ddCBDCCCADAEACDBBBEAbcaEEABbDdBDbDBAEDDC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcACaBEDAdAAbADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECACeDBBdCDACEEDBCEBCADECBDCbAABBECDCE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EeDaCBCBbCADcDDaBEaA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE ERGENE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,430 254,300 26 63 63 63 4431

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 54 20 49,00 41 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDedCADCbCC EAeDBBBEAAbdEEa BDADABEDECBb

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDBACb cEDDADA CDADd

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik cABdCBd  D B da                D        

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen   C       E Bb    da

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN TEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,650 254,300 31 75 75 75 5902

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 48 17 43,75 36 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCdDCbCADAEeCDdBBEAcAaEEABaDeBDeDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eeA   E  eA DA DADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB     DBd   A              a           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EC   e cC           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,443 254,300 14 27 27 27 674

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 83 21 77,75 65 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCCCADAEeCDBBBEAeABEEABCDABDADBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBeEDcbAdDADDAaCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcC C DBaBCDAC E B      E  D bAcB EC  E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECDdCedBCedcEDcCBEac

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN NEMLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,330 254,300 39 96 96 96 9335

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 40 25 33,75 28 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCdDCbCAeAEeCDBBBEAccBEEABCDdaDADBAEDEe

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcAeBBEacbebbAaDAaeC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  a C                        a           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        eb           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA PALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,473 254,300 8 19 19 19 430

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 85 10 82,50 69 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCBD bCADAEACDBdBEAcABEEABCDABDADBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eBd B ED CAAaADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABE    DB BCDAC EDBCE C  EC   DA B     E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECa  BCBCCADEDcCBE A

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİRÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,678 254,300 13 26 26 26 652

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 84 24 78,00 65 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDddCADCdCCAEAADBBBEAAAcEECDBDdDeaEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal cDBAee AcDDADAACDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik cABECBCDDDdBC EDACBBCE CC BE aADBA  EC  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen cceD   aAcEeaCCccDEe

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,575 254,300 32 77 77 77 6221

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 48 21 42,75 36 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCBDbCCAa  AeDBBBEcAABEEABCD BDAeeAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaA e EDdC cbADbAD b

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C   cde   A EE BCb    EC             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen         b     a     

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,295 254,300 40 97 97 97 9453

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 14,19 13,45 7,37

Toplam: 120 39 23 33,25 28 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe ddCBDbbCAebEbCaBBBEcAABdEABCDeBD DcAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eBcCdBEDcbedbADDADdb

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB b                                    

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,760 254,300 28 68 68 68 4741

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 14,19 13,45 7,37

Toplam: 120 52 17 47,75 40 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe aDdECAbCaCCAEbADeBBEAdABEEaDBDdeABE ECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDaAeb dEDDADA CDAad

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABECB  DD   E DAC   E                  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,038 254,300 16 31 31 31 850

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 81 27 74,25 62 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCBDCbCADAEbCDBBBEAcABEEABeDABDdaB* aEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACeBE AbAADADbADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcb CeDBaBCDACEEaBCEBC bEe   DAAB E   E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EeDd BdBCCAcEDcCBEad

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS PAST 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,508 254,300 22 48 48 48 2383

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 65 24 59,00 49 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCBDCdbA AEACDBBBEcAAaEEABdDABDbDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcAeB E ACbAbADbAD d

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik Ad C   DBBd D C a B   C   C D  e B  Ce E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen aCDa B BC   d aCaEDc

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEEEEĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,518 254,300 38 94 94 94 9077

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 14,19 13,45 7,37

Toplam: 120 38 14 34,50 29 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe CECdDC CAD EbCDBBBEAbdabE BdDABDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal c cee dD       DA Cb

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C        D            c              

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,280 254,300 9 20 20 20 434

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 88 23 82,25 69 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe aECBDCdCAbAEACDddBEAeABEEABbDAcDAeBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcAee EDACAADADDAD C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABceACDDBBdCDACEEDBCEBC  ECBa DAAB  C CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECDaCBCaCCAaE bCcEcA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK HAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,460 254,300 3 9 9 9 166

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 96 19 91,25 76 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCECADCCCCeEA DBBBEAAABEE DBDbDABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDcACCdcEDaADAdCbADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik bABECBCaDDBBCcEbeCBBCEACCDBECDADBA  EC C

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dECaCdCCADEeBCCAaaEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA İMRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,805 254,300 44 106 106 106 11248

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,48 9,75 7,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 35 29 27,75 23 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe ddC DC CADAbeCDBBB A   aEA eDeBDdDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eecCeeceACAdaAcbADCb

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Fen EeDd c eb     ab da 

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ARALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,958 254,300 7 18 18 18 368

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 90 24 84,00 70 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDCbCADAEACDBBBEAceBEEABeDABDbaBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcAeeBEDAdAAaADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECACeDBBdCDeCEEDBCEBCADECcD DAABaEC CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ceDa BdBCC  E aCBEDe

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELDASCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,270 254,300 35 85 85 85 7482

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 45 26 38,50 32 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe C CdDb Ce eaeCaBBaEAedBbEAB DcBDADeeEeEe

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal c c eBE        bADCb

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABEC   DB BCDAC E BCa    ECB            

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        e    E a BEcd

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,415 254,300 48 119 119 119 14001

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 14 6,50 16 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,48 9,75 7,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 20 28 13,00 11 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe abdEbAaCCdeba  D  B A          DcBdeE ec

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal deacedBeE DADAdCbADb

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Fen a Ce    d   a       

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 0 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 0 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ NUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,108 254,300 19 43 43 43 2079

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 67 24 61,00 51 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe edCBDCCCADAcbCDBBBEAcAdaEbaaDABDeDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcA e Eec A DADbADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB CAb DB BCDAC        A Ee D  AA   C  E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen  bDa BdBCCA Ee C Ead

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,813 254,300 5 13 13 13 246

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 92 17 87,75 73 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDeECADCCCCAEAADBBBEAeABEECDBDADABEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDBACbBAEDbADbACDAcC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AABcCBC DDaBCEEDAaaBCEACCDBEbDAe        

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen BEb eB CdcEDBCCADDEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YİLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,865 254,300 42 101 101 101 10185

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 14,19 13,45 7,37

Toplam: 120 36 19 31,25 26 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe dECdDd CA  EACbBBBEAeABdEABCDcBDADBAEDEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DeAadac   edDADbAD d

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  a           e                          

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,743 254,300 47 112 112 112 12715

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 49 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 26,35 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,98 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,91 1,80 1,26

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,55 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,48 9,75 7,92

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 11,65 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,39 0,82

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 14,19 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,51 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,89 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,74 3,77 1,56

Toplam: 120 28 26 21,50 18 54,78 53,16 38,99

TYT Türkçe BDedCAbCeCC EeeDcBBccbABdEeD DdDeaEeECBb

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal aDace BdE bb   CbA  

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik   B             A                       

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen              b      

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKSU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,585 254,300 21 61 61 61 4324

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 57 31 49,25 41 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDaECADCeCCAEbbDdBBdAbAdcECDBDdaABEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDacCd AEabADAdCDAa 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABECBC  D d a   bBBbc CC     AcBA      

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen a eD  eC    aC   aEc

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALÇİN ERTUĞRUL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,763 254,300 50 114 114 114 13144

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 29 40 19,00 16 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECcDda AeeceCaBBabcdAacEdBCDAeDeaBAaeEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal caAae d c A aeDDADbC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik Aa                          a           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen Eeca a eb     DacE  

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B       Ö E 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,005 254,300 51 115 115 115 13353

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 27 37 17,75 15 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe  cC bb CAaAEbCDcdBEe ecbEABCDeB caed    

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eB CBa  c Ad        

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik eBaCcbaeB BeDedE                        

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen bCce a abd b        

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÜNLÜ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,575 254,300 53 117 117 117 13677

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 24 34 15,50 13 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dECdbCdbeD EbCDedcceeABbEAabedaDbD  EeAd

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaACeBcDdaddacDeADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik             a                           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,165 254,300 8 37 37 37 1352

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 71 12 68,00 57 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCCCADAEbCDBBBEAceaEEdBCDABDADBAEDEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcA B EDACedDADDAbCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABE    DB BCDdCEE BCE CA EC   DAAB      

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        eC           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANİP OZCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,853 254,300 55 120 120 120 14594

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,55 9,75 7,92

Toplam: 120 16 33 7,75 6 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe aedcadbbbddAEdeccac ebABdEeD DcDAaEeEdcd

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal dDcdC         cbDAeC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,063 254,300 34 82 82 82 7188

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 45 20 40,00 33 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCdDCCCADeEACaBBBEAbbBEEABbDdBDbDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaAed EaedAcaAaDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB eA   a   D                           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,200 254,300 5 17 17 17 294

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 91 20 86,00 72 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDeECADCCCCAEAeDBBaEAcAacECDBDdDABEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDcAeCBAE DADAcCDAa 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AbBECBC DDBBCEEaACBBCEACCDBECDADBA  EC C

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dECDdB C cceBCCb DEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ILGIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,125 254,300 2 5 5 5 123

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 97 16 93,00 78 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDCaCADAEACDBBBEAdbBEEABaDABDAeBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBBEcACAADADbAaCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABEC CDDB dCDACEEDBCEBCAcECBaCDAAB ECcCE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen E Da B BCCAcEDD BEcA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,080 254,300 17 56 56 56 3300

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 56 8 54,00 45 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDdECADC CCAEeeDB BEAdA EE DBDADABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDBACCecEDaADA C A C

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AABECB  D          B E                  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen             aC      

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN ÇOLAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,203 254,300 15 51 51 51 2714

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 62 21 56,75 47 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe edCBDC  A   bCDBaBEAcAaEEABbDABDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACc daACcdcADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C   D  B DeCEE BC BC  EC c           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECD  e eCe    c BEDe

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÇETİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,603 254,300 49 113 113 113 12917

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 29 34 20,50 17 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDaECAeC dCAcbcDdcBacbABcEbDBDbDdaEDEdBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDcAeb dac     bDADb

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik      de bD   acDde    c                 

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KOTANOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,415 254,300 28 73 73 73 5829

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 50 24 44,00 37 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDadbADAEeCbcBBEAbeBEEABaDAaDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal D AC dE     bAeDADCb

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB b e DB   DA   b d     cC             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen   D  B abC  b a  Ea 

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA N 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,258 254,300 33 81 81 81 7165

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 43 12 40,00 33 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dD ECADdCCCeEAADBBBEA A EEb BDdDABEaECBe

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDBA b cED A A CDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  AB  ee                                 

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İKBAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,308 254,300 19 58 58 58 3788

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,55 9,75 7,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 54 8 52,00 43 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCECADCCeCAEAADBBBEAAABEEbDBDADABEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal cDBACCBAEDDAaeACDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Fen             eb      

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇAKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,280 254,300 12 44 44 44 2114

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 64 12 61,00 51 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDC CADC CCAEAAaBeBEAAABEECDBDAaABEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal  DcACCBAE DADbAC ADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  AB d    D BC                           

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen   eD  CC DEeBbCAbDEc

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FARUK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,493 254,300 37 89 89 89 8375

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 42 22 36,50 30 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDCCCADeEAaDBBBEAAdcEEABCDeaDdDBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaACBdEDAC          

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik Aca ebDaecebDca                         

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GUPSE ULUSOY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,510 254,300 31 78 78 78 6233

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 47 17 42,75 36 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dECdDCCeADAEbCbBBBEAecBdEABbDeBDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACc EDACecDADDAbCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik A                         C a           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        eb           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,973 254,300 1 2 2 2 81

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 6 0 6,00 86 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 99 16 95,00 79 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCBDbCCADAEACDBBBEAAAaEEABbDABDAaBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcACBBEDACAdbADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECACeDBBBCDACEEDBCEBC DECBDCDAAB  C CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen cdDaCBCBCC DEDaCeEDc

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AÇIL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,033 254,300 25 67 67 67 4622

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 52 16 48,00 40 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDC  e   e DBBBEceABEEABeDeaDbDBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBA e E      ADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABEC   DBB  D CEEaB      EC             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen  d      be  E D c c 

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BERKE SEYRAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,925 254,300 14 49 49 49 2456

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 64 22 58,50 49 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCCCADAceCDBBa AAAaEEABbDABDbDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcAee cDdCbADADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C   DB                     DA B      

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECadCBdcbCdccDaCBEDA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETHASAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,263 254,300 54 118 118 118 13830

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 9,55 9,75 7,92

Toplam: 120 20 22 14,50 12 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDeECbDC ad EAAa  e deAebEa e ADbaaeEaBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal a dc      bAD  dDA  

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT PER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,003 254,300 6 21 21 21 489

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 86 18 81,50 68 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCbCADAEACDBBBEAceBbEAB DABDADcAEDBC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACB EcACAcDADbADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECACaDBBBCDACEE BdEBCADECdD DAAB  C  E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen aC d  dBC Ac  a ea A

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,203 254,300 16 52 52 52 2885

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 61 19 56,25 47 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCECADCCCCAEdADBBBEAAABEEbDBDeDABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDcACb bEDaAaAACbAad

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AABcCB   cB CbE  C  Cc  C               

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen   d         dC  ec B

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TEKBAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,865 254,300 40 92 92 92 8707

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 41 22 35,50 30 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dECdDC CAeAEbCDBBd cAABdEABCDABDceBcEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcAee d ACAADAabAaeC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB b                        D           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        db     a     

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MONOTİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,970 254,300 38 90 90 90 8566

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 41 21 35,75 30 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CEaBeCbCADeEA DcdB AbABEEABbDeBDdDBA D  

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal eBA   E bdee ADDcDdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  BE    Dd   D  a D                      

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen      B  b        E e

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HASAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,478 254,300 24 65 65 65 4508

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 54 22 48,50 40 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dDaECAeC aC EAAaBBdc bABEEeDBDADABEeECBe

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal ecaA    E bADcACbAD 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  AB CB  DDB CcE ACeBe   C   CaADBA  E   

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dE                  

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL SAHRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,555 254,300 10 39 39 39 1474

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 72 23 66,25 55 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe edCeDCCeADeEACDBBBEAAAaEEABCDA DAbBAEDEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal Dec B E c AdDADDAD C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB bACeDBBBCDACdE BCEBCd ECB  D         

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EC B  CdeC cEea eEaA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,478 254,300 32 79 79 79 6236

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 48 21 42,75 36 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CdCaDb CADAEACDBBBEAbeaEEcBbDABDADBAEDEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBc e dacCbeDADb D C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABE  C DBce DAC E                       

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        db           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SEVEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,028 254,300 43 98 98 98 9485

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 40 28 33,00 28 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dDedbADC CCAEAeaeeBEccAcaEbDBDcDABEDECeA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eccAebdAE DADbdCDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  e  CBeecD   EE  b                      

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,455 254,300 41 93 93 93 8743

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 41 24 35,00 29 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECdDC bA  EeCDBdBEccccdEABaDccDde  EDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcACBBEDACdcbADDAbCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  a   e DB   DAb             a           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen        dC           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BALLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,238 254,300 44 99 99 99 9684

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 3 22,25 56 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 35 10 32,50 27 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe  D ECA C CC  A  caBEA A EE DBD D  EeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal  DeA CBA  aADA dDA C

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  Aa  e                                  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen   b          b      

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA GÜNDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,160 254,300 42 95 95 95 9225

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 38 16 34,00 28 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe C bBDC bAa EACDBBBcAcAaEEABeDABDeDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal Dcc e E  bd aADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik           B                             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÜÇÜKOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,413 254,300 29 74 74 74 5830

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 53 37 43,75 36 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe aDCECADCbedAEeeDBBBEcAAadEeeBDbDeaEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal ebcAeb dEcaADeACDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABcbBC DDB  EEaAC BCE bCb   a          

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dde    e    Bb  DccB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELENAY SENEM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,563 254,300 48 111 111 111 12658

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 26 17 21,75 18 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dECBDC     EbCDBB EAeeadEAB  daDdaBcE   

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal D A   d  b  bdDbA  C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik           B       B                     

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP ASLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,103 254,300 22 62 62 62 4360

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 52 10 49,50 41 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCeCADAEeCDBBBEAbABEEABCDdBDbDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBA BeE ACcADADDAadC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABc    D                                

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,013 254,300 26 70 70 70 5188

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 51 19 46,25 39 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe  dCBDCCCAD EACDBBBEAdA aEABbDeBDAaBbEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcACB  D bAADADbAaCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB b   D    DAC                         

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen dCDa   cb ecd       

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR SATILMIŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,448 254,300 46 104 104 104 10677

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 36 26 29,50 25 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe dECBDbbCAD EeeDBdBEAccBEEABeDcBceaBcEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DdceB E deA bADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  Bce   e                    a           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILAA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,190 254,300 7 34 34 34 1149

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 76 23 70,25 59 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCECADCeCCAEAAeBBBEAeABEECDBDdeABEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDBACb cE bADAACDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABEbBCcDDdBC E AC BCE bC BE            

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dECDeB edcceBCCcbcEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL AKIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,553 254,300 20 59 59 59 3850

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 60 35 51,25 43 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe ddaBDCCCAbAEeCDBBBEAAABcEABaDeeeADBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBA edbDA A aADDAbCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABabbbeDBaB  ACcEb       Ee   DAb      E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECcaCedBCe  E b eEcb

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE EK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,233 254,300 52 116 116 116 13652

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,55 9,75 7,92

Toplam: 120 23 29 15,75 13 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDeECeDa bd E e BBccceABbEbeaDbDdaEeAe  

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eccc CdeEDDAbc CbADd

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,308 254,300 30 76 76 76 6044

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 46 10 43,50 36 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDeECADCCCaeEAdDBBBEAAAcEECDBDADeBEeECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDaACCdAED          

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik cABE B   D                              

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOFAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,365 254,300 3 7 7 7 151

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 97 20 92,00 77 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCECADCCCCAEAADBBBEAcABEEbDBDADABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal cDBAebdAEDaADAACDAbd

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik bABECBCaaDBBCEEDACBBCEACCDBE DADBAE ECD 

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dECDdBCCAcEeebCAccEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TORLAK TUANA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,483 254,300 47 108 108 108 11536

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 32 22 26,50 22 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDdECADC  C cAeaBBBEceABdEaD DcaABEDEbce

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal cbBb    c DAD eCbAD 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  A  e                                   

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen              be D   

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,723 254,300 23 64 64 64 4495

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 52 12 49,00 41 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDC bADAEACDBBBEAdABEEABbDABDdDBAEeEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal c A e E   AADA bADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcC   aB e DA c         EC             

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,453 254,300 35 84 84 84 7463

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 49 41 38,75 32 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CdadDCdCADAEeCDBBBEcbAacEABdeABDeDceEeBC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal cacee a d AcDADbeDeC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABce    BB   ACEE BC  C bce   a         

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EC d   eCCcDEaaeBccc

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİN KAHRİMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,073 254,300 18 57 57 57 3729

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 57 21 51,75 43 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe bdCBD CCAbAEbCDBBBEAbAcEEdBaDeBDdDBeEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DeACB EDACA DADbADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  BEd   DB   e CE    E C  EC a           

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen cCD     be      eEa 

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALBAYRAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,165 254,300 27 71 71 71 5746

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 9,45 13,45 7,37

Toplam: 120 48 14 44,50 37 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDdECADCCeCcceADBBBEAdABEECDBDADABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDcA CecEDbAaAACDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik   a C                        a          

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN NUR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,983 254,300 9 38 38 38 1400

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 73 23 67,25 56 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCCCADAEACeBBdEAdbBEEABbDABDADBAEeEd

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACc dDcCe aADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABdC   DBBBCD CEE BCE a  ECBD DAAB EC  E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen de     eb     aacEab

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SULTAN SELİM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,590 254,300 13 47 47 47 2377

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 63 16 59,00 49 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCCCADAcedDBBBEAAdcEEABCDABDA BeEeEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBA edE ACeADAaDAbCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB CAC DBBB DAC E       cE              

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen cC eCBC C           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYNUR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,550 254,300 4 11 11 11 201

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 96 24 90,00 75 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCECADCCCCAEAADdBBEAcABEEbDBDbDABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDcACbeAEDDADAACbADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AABECBCDDcBBCEEaACBBCEACCDBEdDADBAddECDC

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen BECDdBeeecEcBbbAacEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA ATİLLE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,518 254,300 11 42 42 42 2060

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 69 31 61,25 51 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe edCaDCCCADAEACDBBcEAAeBEEABeDeBDdeBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcAC  EDA AdbADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB bcCcaeadCDACca BC B   cCB  DAAB      

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EC a ddeCCecE aCBEDc

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,653 254,300 45 102 102 102 10209

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 35 16 31,00 26 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDeECAD dCCeEA DcaB Ac BbEC Bc DeBEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal dDcAe B   DA e CDADd

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik   B                                e    

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR SOYDAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,565 254,300 36 87 87 87 8239

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 42 23 36,25 30 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe edCdDC CeDAdACeBeB A eBEEA   A D        

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcACe d     DA bAedC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik  B Cb  DBcB DACE  BC                    

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen E DB B cbCAcc a e c 

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,543 254,300 39 91 91 91 8628

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 55 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,55 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,80 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,37 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,55 9,75 7,92

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 8,14 11,06 6,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,39 0,82

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 9,45 13,45 7,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,63 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,71 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,28 3,77 1,56

Toplam: 120 42 25 35,75 30 46,82 53,16 38,99

TYT Türkçe BDaECADCedCAEcAedBBaAcAcdECDBDcDABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDcAbCecEDbAbAcCbADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  cBcCc  e                               

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen             c       

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DAĞLI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,203 254,300 1 29 29 29 751

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 1 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,75 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,25 9,75 7,92

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 22,00 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 7,00 2,39 0,82

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 29,00 13,45 7,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,25 1,27 0,63

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 4,00 3,77 1,56

Toplam: 120 83 28 76,00 63 76,00 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDC eA AEbCaBBBEAcddEEABbDeBDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBBdDcCAADADbADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB CACDDBcBCDACEEDBCEBC  aCdaCDAAB EC  E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EC aadCBbCdccaceBEcb

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN UZUNYOL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,050 254,300 2 6 6 6 140

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 98 22 92,50 77 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe edCBDCCCADAEACDBBBEAbABEEABbDABDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DeACBeEaACAcDADDADbC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECACDDBBBCDACEEDBdEBCADECBDCDAABBECaCE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ceadaeCBbCeDceaCBEDA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA Ç 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,063 254,300 14 105 105 105 10923

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 9,75 7,92

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 34 22 28,50 24 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe dDCECA C be EecDBBBEb ABdEeDBcba  EeCb  

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal BDcACda EDbADA bDADC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Fen e d  c      BC    d 

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KARABACAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,295 254,300 6 24 24 24 611

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 84 21 78,75 66 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCdCAD CCCAEAdDBBBEAAAdEdbDBDbDAcEDECBe

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal eDBAC   EDDADAACDAcC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AABEbBCDDDBBC EaAC BCEACCD E aADBAE EC  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen acC  B eAccDBbCA aEc

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TOYRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,328 254,300 11 40 40 40 1934

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 71 35 62,25 52 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe CECdDCCbAeeEACDBBBEAccdEEABCDAaDAeBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcACB EccCb aADDADdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcd CbDBBBCDAC E BC  CADECcDbcA a E   E

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen cCbea dabC DEecaeEab

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ALİCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,513 254,300 13 55 55 55 3257

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 61 28 54,00 45 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe CECdDCeCADAEAdDBBBEAb BEEABbDABDdDBedeCC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBA   c  de DADDbDdC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECA DDBBBCDAC E dC     EC   a         

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ceca   cbeecEe CcEcA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,783 254,300 12 53 53 53 2910

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 63 30 55,50 46 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCebADAEACDBBc AcdcEEeBbDcBDdDdbEDEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal D ACc d   AcbADbAD C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB CA  DBBBCDACca BCE b cECcD DA B    CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen aCD C CabC    b e cc

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME TELLİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,623 254,300 15 107 107 107 11518

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 11,75 9,75 7,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 31 17 26,75 22 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCbCAD EbeDBBddAbdabE BdDABDeDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal Dad e c        DA C*

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCARDİİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,190 254,300 9 33 33 33 1054

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 78 26 71,50 60 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCbCADAEAeDBBBEAcbaEEABeDeBDbDBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DcACBBEccCA bADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABcC a DBBB DAC E BC  C  ECBD DA B  C CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen cCeaCddebedcE aCBEcA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AYDOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,698 254,300 1 1 1 1 55

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 100 12 97,00 81 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe dDCECADCCCCAEAADBBBEAbABEECDBDbDABEDACBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal  DBACb AEDDADA CbAaC

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AAB CBCDDDBBCEEDACBBCE CCDBECaADBAEBEC C

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen dECDCeCe DEDBCC aaEB

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM KUZU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,855 254,300 3 8 8 8 164

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 94 10 91,50 76 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe CECcDCCCADAEACDBBBEAAABEEABbDABDADBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBAeeBEaACAADADDAD C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABEC C DBBBCDACEE BCEBC  EC a DAAB  C CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EC d  dBCC DEDaC EaA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GÖÇMEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,095 254,300 10 35 35 35 1180

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 76 25 69,75 58 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe CECBDCeCADAEACcBBBEAAbadEcBaDABDAeBAEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaAeB EDcCAeDADDADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik AB C   DB BCDeCEE  Cc C  E c  DAABa     

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EeDaCBdBbCAcEeaCBEae

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROBİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,065 254,300 8 32 32 32 899

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 79 21 73,75 61 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe aDddCADCeCCAEAeDBBBEAAAaEECDBDbDeBEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal cDBAC     DADAAbDAD 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik AABECBC DDcBCdEcAC BCEACC BE DA  A  EC  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen aECD   e ccDBCCcbaEe

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,650 254,300 5 16 16 16 279

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 91 18 86,50 72 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe aECdDCCCADAEeCDBBBEAcABEEABeDABDcDBAEeEb

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBA BBEDACAdDADDAD C

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECAC DBBBCDAC E BCE CADEC DCDAbB EC CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECDdC  cCedcEeaCBEaA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ALTUNBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,635 254,300 4 10 10 10 180

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 95 18 90,50 75 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe eECBDC CADAEACDBBBEAcABEEABCDeBDbeBbEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DBACBBEec AcDADDAadC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABECACDDBBBCDACEE BCEBCADECdDCDAAB EC CE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen EeDa BdBCCcDE aCBEDc

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve Bilim 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,190 254,300 7 28 28 28 683

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 15 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,43 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,23 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,72 1,80 1,26

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,28 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 11,75 9,75 7,92

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 18,48 11,06 6,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,83 2,39 0,82

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 23,32 13,45 7,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,73 1,27 0,63

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,15 1,34 0,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,03 1,16 0,47

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 5,92 3,77 1,56

Toplam: 120 80 10 77,50 65 70,42 53,16 38,99

TYT Türkçe BDCECADC CCAEbcDBBBEAbA EEbDBDADABEDECBA

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal  D A    E  ADA CDAD 

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  ABECBCDcD BC EDAC BCE CC     ADB   EC  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen aEeDCBCC  EcB CAbDEc

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YÜCEL ÇAKIR 6419 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,008 254,300 2 121 121 121 14619

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 2 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 13 -1,25 -3 15,62 26,20 22,14

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,80 1,26

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,75 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,75 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 1 10 -1,50 -8 3,62 9,75 7,92

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 15,88 11,06 6,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 7,38 2,39 0,82

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 23,25 13,45 7,37

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,62 1,27 0,63

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,50 1,34 0,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,16 0,47

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 4,50 3,77 1,56

Toplam: 120 15 31 7,25 6 47,00 53,16 38,99

TYT Türkçe ebC dcebedb c d c a                     

Cevap Anahtarı B BDCECADCCCCAEAADBBBEAAABEECDBDADABED9CBA

TYT Sosyal e c b db Dbdc db    

Cevap Anahtarı B BDBACCBAEDDADAACDADC

TYT Matematik  AB dBC  be C                 ADBAE EC  

Cevap Anahtarı B AABECBCDDDBBCEEDACBBCEACCDBECDADBAEBECDC

TYT Fen db c  b  c          

Cevap Anahtarı B BECDCBCCADEDBCCADDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve Bilim 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI - TYT 5. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH KAÇMAZ FENA 509 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,170 254,300 1 15 15 15 274

Puanı Hesaplanan: 121 121 121 15300

Katılımlar: 2 122 122 122 15594

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 15,62 26,20 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,25 2,25 1,68

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 1,80 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,75 2,55 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,75 3,15 2,85

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 3,62 9,75 7,92

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,88 11,06 6,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 7,38 2,39 0,82

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 23,25 13,45 7,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,62 1,27 0,63

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,50 1,34 0,46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,38 1,16 0,47

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,50 3,77 1,56

Toplam: 120 93 25 86,75 72 47,00 53,16 38,99

TYT Türkçe dEdBDCCCADAEACDBBBcAAAaEEABbDABDADBeEDEC

Cevap Anahtarı A CECBDCCCADAEACDBBBEAAABEEABCDABDADBAED9C

TYT Sosyal DaAeeeEaAdAdbADbADCC

Cevap Anahtarı A DBACBBEDACAADADDADCC

TYT Matematik ABEbACeDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAAB ECcCE

Cevap Anahtarı A ABECACDDBBBCDACEEDBCEBCADECBDCDAABBECDCE

TYT Fen ECad BeBCCcaEecCBEDA

Cevap Anahtarı A ECDBCBCBCCADEDDCBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve Bilim 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
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