
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

KATILIMLAR

1 0 TOFAN  MA 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 5 5 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 98 22 92,50 418,475 71

2 0 ÖZTÜRK HAN   A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 7 1 6,75 7 0 7,00 6 1 5,75 2 4 1,00 97 18 92,50 417,675 72

3 0 EREN KADEM  MA 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 96 17 91,75 416,110 76

4 0 BİLGİN  M 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 26 2 25,50 7 1 6,75 2 2 1,50 3 4 2,00 4 2 3,50 95 15 91,25 413,403 83

5 0 ENES AKGÜN 12B 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 4 2 3,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 95 20 90,00 410,563 95

6 0 CEREN  M 33 7 31,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 1 6,75 5 1 4,75 5 1 4,75 2 4 1,00 94 19 89,25 407,893 102

7 0 GAMZE MUTLU  M 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 2 2 1,50 3 4 2,00 4 1 3,75 91 18 86,50 399,620 132

8 0 ZEHRA TAŞ 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 88 20 83,00 389,260 213

9 0 MÜGE ÇETİN  M 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 7 1 6,75 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 90 28 83,00 389,235 214

10 0 AHMET AGA 12 28 7 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 25 2 24,50 5 1 4,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 87 19 82,25 387,533 230

11 0 NİSA BALCİ  M 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 4 2 3,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 88 23 82,25 386,430 237

12 0 BERRİN UZUNYOL 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 2 25,50 4 1 3,75 3 3 2,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 88 24 82,00 385,838 240

13 0 ELİF İKRA SOYÇELİK 12 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 22 6 20,50 5 0 5,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 87 23 81,25 383,885 266

14 0 YİĞİT AYNUR  MA 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 5 4 4,00 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 88 30 80,50 381,560 286

15 0 B ZEYNEP GENÇ   33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 1 24,75 4 1 3,75 5 1 4,75 2 5 0,75 2 2 1,50 85 18 80,50 381,263 287

16 0 DENİZ ILGIN  M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 26 3 25,25 6 2 5,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 86 25 79,75 379,298 309

17 0 HARUN YILDIZ  M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 27 1 26,75 5 0 5,00 2 5 0,75 3 3 2,25 2 4 1,00 86 26 79,50 378,513 314

18 0 TUĞBA ŞAHİN   29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 25 2 24,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 3 3,25 6 0 6,00 84 20 79,00 377,535 326

19 0 ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 12 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 19 4 18,00 7 2 6,50 1 3 0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 85 23 79,25 377,278 334

20 0 BELEMİR  M 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 21 5 19,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 6 1 5,75 3 3 2,25 85 26 78,50 375,318 358

21 0 TUBA DUMAN 12 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 26 3 25,25 6 0 6,00 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 84 25 77,75 373,770 373

22 0 DAMLANUR MACİT 12 30 10 27,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 7 0 7,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 4 0,00 84 25 77,75 373,490 376

23 0 GAMZE SİNİCİ 12 31 9 28,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 84 26 77,50 372,663 394

24 0 ÖMER DAĞLI  MA 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 1 23,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 80 17 75,75 367,668 447

25 0 ENSAR YAĞLI  M 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 5 1 4,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 3 1,25 82 26 75,50 366,813 464

26 0 EGE HAYATSEVER  ME 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 7 0 7,00 3 4 2,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 82 26 75,50 366,158 472

27 0 SUDENAZ YÜKSEL 12 31 7 29,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 19 6 17,50 7 0 7,00 3 3 2,25 3 2 2,50 3 0 3,00 80 20 75,00 365,008 486

28 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 35 4 34,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 23 1 22,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 79 16 75,00 364,140 493

29 0 M FURKAN ÖNEN   32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 18 5 16,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 3 2 2,50 80 22 74,50 363,505 498
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

KATILIMLAR

30 0 TUNAHAN TEZEL 12 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 2 17,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 2 4,50 4 2 3,50 79 19 74,25 363,108 502

31 0 İLKİM   30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 21 4 20,00 6 2 5,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 80 26 73,50 360,510 531

32 0 YAĞMUR ÖZTÜRK  M 32 5 30,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 22 4 21,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 77 14 73,50 360,093 538

33 0 AEC  M 23 8 21,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 25 4 24,00 6 3 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 78 23 72,25 357,805 568

34 0 SCOFİELD   27 8 25,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 23 2 22,50 2 0 2,00 2 4 1,00 6 1 5,75 1 3 0,25 77 20 72,00 356,470 594

35 0 MERT PERÇİN  M 33 5 31,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 18 4 17,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 77 19 72,25 356,148 596

36 0 HÜMEYRA PALA 12 31 5 29,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 16 1 15,75 4 0 4,00 4 2 3,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 75 17 70,75 352,068 668

37 0 AHMET KARS   31 7 29,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 17 10 14,50 6 2 5,50 2 4 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 78 31 70,25 350,623 697

38 0 EMRE ÇAĞAN  M 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 3 4 2,00 5 2 4,50 2 4 1,00 76 24 70,00 350,255 702

39 0 PELİN GÖÇMEN 12 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 2 0 2,00 0 6 -1,50 6 1 5,75 4 2 3,50 75 25 68,75 346,360 766

40 0 CENGİZHAN METE DİŞ 12 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 18 3 17,25 7 0 7,00 3 4 2,00 2 5 0,75 4 2 3,50 76 31 68,25 345,278 786

41 0 ZEYNEP YALÇIN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 2 18,50 1 0 1,00 70 10 67,50 341,665 856

42 0 DEFNE TOYRAN 12 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 21 2 20,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 5 0,75 2 3 1,25 73 26 66,50 339,233 912

43 0 NİSA ŞEN  M 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 2 21,50 5 0 5,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 73 27 66,25 339,063 915

44 509 HİLALAKÇÖLTEKİN 12A 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 18 7 16,25 6 2 5,50 2 4 1,00 6 1 5,75 2 4 1,00 75 37 65,75 337,788 949

45 0 HELİN ALTINCI  M 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 5 18,75 7 0 7,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 75 36 66,00 337,713 951

46 0 FEYZA ERGİDER  M 31 7 29,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 16 0 16,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 71 23 65,25 335,443 1000

47 0 ECEM YÜNEL 12 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 19 7 17,25 3 0 3,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 73 32 65,00 334,653 1016

48 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 18 4 17,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 69 18 64,50 332,950 1050

49 0 C  M 29 10 26,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 70 23 64,25 332,740 1057

50 0 NİL SAHRA AKIN  M 31 8 29,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 70 24 64,00 331,620 1083

51 0 NM   28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 10 15,50 5 5 3,75 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 74 42 63,50 330,748 1110

52 0 ELİF   29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 72 34 63,50 330,398 1120

53 0 YASEMİN NUR  M 30 10 27,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 19 3 18,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 68 18 63,50 330,205 1126

54 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 18 3 17,25 3 0 3,00 67 14 63,50 330,163 1127

55 0 MİRZA SEZEN   27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 2 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 71 32 63,00 329,293 1149

56 0 GGÖRKE GÜNAY  M 27 7 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 15 3 14,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 2 4,50 0 3 -0,75 67 18 62,50 327,678 1192

57 0 İREM ÖZŞEN   28 6 26,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 5 0 5,00 1 0 1,00 64 11 61,25 323,570 1312

58 0 EYLÜL ALACA 12A 32 8 30,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 4 0,00 66 19 61,25 323,305 1318
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

KATILIMLAR

59 0 MERT KURU   28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 20 3 19,25 3 3 2,25 1 3 0,25 2 4 1,00 68 31 60,25 320,845 1386

60 0 M BERKE SEYRAN  M 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 3 12,25 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 67 29 59,75 319,070 1441

61 0 AZRA ÇİMEN 12 23 10 20,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 21 3 20,25 2 0 2,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 3 2,25 65 24 59,00 317,635 1484

62 0 ROBİN 12 28 10 25,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 21 1 20,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 65 24 59,00 317,005 1500

63 0 ETA   28 10 25,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 3 10,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 64 22 58,50 315,555 1557

64 0 BUSE USLU   34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 5 10,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 63 17 58,75 315,168 1573

65 0 MERVE A  M 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 1 13,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 62 16 58,00 313,938 1610

66 0 MİHRİBAN VARDAR 12 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 2 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 62 17 57,75 312,615 1644

67 0 OKCAN DERE   26 9 23,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 5 17,75 61 15 57,25 311,808 1672

68 0 BERRA AKKAYA 12 26 10 23,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 17 3 16,25 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 62 22 56,50 309,615 1746

69 0 ŞEVVAL SÖNMEZ  M 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 61 18 56,50 309,208 1763

70 0 BARRYALLEN   30 6 28,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 58 6 56,50 308,965 1773

71 0 BEREN ELGEZEN  M 26 13 22,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 62 24 56,00 308,163 1799

72 0 AKSU  M 26 14 22,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 64 33 55,75 307,550 1817

73 931 YİĞİT AKBABA 12A 26 12 23,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 18 4 17,00 2 0 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 63 31 55,25 305,905 1865

74 0 ESLEM  M 28 8 26,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 58 14 54,50 303,250 1975

75 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 15 20,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 4 17,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 4 1,00 2 2 1,50 63 36 54,00 302,598 1987

76 0 CEYDA KONCA  M 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 57 17 52,75 297,883 2163

77 0 METEHAN ŞİMŞEK   21 10 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 18 6 16,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 60 31 52,25 297,550 2179

78 0 AZRA GÜLER 12 29 10 26,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 2 10,50 2 0 2,00 1 0 1,00 56 17 51,75 294,880 2276

79 0 BRK 12G 19 16 15,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 17 0 17,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 57 25 50,75 293,535 2325

80 0 İREM B  M 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 2 11,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 21 50,75 292,338 2376

81 0 EFA  M 30 7 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 6 2 5,50 53 9 50,75 291,593 2411

82 0 ADA DİLARA BOZ  M 26 6 24,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 2 8,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 53 13 49,75 289,060 2536

83 0 ALİHAN   26 10 23,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 9 1 8,75 52 11 49,25 287,680 2595

84 0 RABİANUR  M 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 8 2 7,50 0 2 -0,50 52 15 48,25 284,218 2725

85 0 ZEHRA YİLMAZ   28 10 25,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 52 17 47,75 282,930 2793

86 0 ÖYKÜ FIND IK  M 30 5 28,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 3 0,25 1 3 0,25 52 17 47,75 282,488 2815

87 0 GÜLNUR KARABAŞ  M 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 51 13 47,75 282,305 2820
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

KATILIMLAR

88 0 FATİH TERİM  M 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 1 0 1,00 52 18 47,50 282,175 2827

89 0 SEMANUR ALKAN   25 15 21,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 0 11,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 19 47,25 281,953 2836

90 0 NİDA   30 10 27,50 5 0 5,00 14 3 13,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 52 18 47,50 281,945 2837

91 0 AFRA ALBAYRAK 12 28 8 26,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 15 47,25 281,345 2865

92 0 BEYZA SAKALLI   25 13 21,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 22 46,50 279,583 2947

93 0 İLKER EMİR   27 11 24,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 14 5 12,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 55 34 46,50 279,218 2970

94 0 E Ç   28 10 25,50 4 1 3,75 16 3 15,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 53 26 46,50 279,125 2978

95 0 ŞENA AKSOY  M 24 12 21,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 52 24 46,00 278,230 3013

96 0 SİNEM KINAY   23 15 19,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 8 10,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 2 2 1,50 55 38 45,50 276,928 3067

97 0 TUĞÇE  M 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 8 4,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 54 33 45,75 276,813 3073

98 0 ELSA   23 15 19,25 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 51 23 45,25 276,163 3105

99 0 OSMAN BALLI  M 28 3 27,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 10 45,50 275,878 3116

100 0 ÖK  M 24 8 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 13 1 12,75 1 0 1,00 48 12 45,00 275,080 3145

101 0 TUANA A  M 31 7 29,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 4 7,00 49 16 45,00 274,098 3192

102 0 NK  M 27 9 24,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 7 2 6,50 48 14 44,50 273,173 3231

103 0 SERAP ASLAN  M 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 48 18 43,50 270,403 3375

104 0 SU ŞAHİNKUŞU   28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 48 18 43,50 270,120 3386

105 0 BEYZA GERGİN   23 13 19,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 16 2 15,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 50 28 43,00 269,263 3434

106 0 DARLY SENA   27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 46 12 43,00 268,675 3458

107 0 SAMET KÜÇÜKOĞLÜ  M 22 17 17,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 13 3 12,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 51 35 42,25 267,288 3511

108 0 ŞULENUR * DEMİR  M 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 2 4 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 49 27 42,25 266,920 3522

109 0 İREM G   24 10 21,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 11 1 10,75 46 15 42,25 266,800 3533

110 0 ZÜMRA YURTSEVEN  M 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 47 19 42,25 266,508 3553

111 0 B SARICAN   23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 7 9,25 1 0 1,00 49 28 42,00 266,410 3557

112 0 KERO   24 14 20,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 9 4 8,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 49 29 41,75 265,370 3593

113 0 NİSANUR AKKAVAK  M 22 9 19,75 5 0 5,00 17 2 16,50 44 11 41,25 264,008 3652

114 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 12 2 11,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 47 28 40,00 260,330 3815

115 0 GÖKHAN TEPE  M 25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 7 2 6,50 1 1 0,75 1 1 0,75 45 20 40,00 259,968 3833

116 0 EGEMEN ARABACI   24 13 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 45 21 39,75 259,468 3855
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

KATILIMLAR

117 0 HELİN NEMLİ   24 16 20,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 45 21 39,75 259,445 3857

118 0 İBRAHİM ACIL  M 20 12 17,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 12 3 11,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 45 24 39,00 257,620 3946

119 0 BURCU ESER  M 21 18 16,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 49 41 38,75 256,880 3976

120 0 BEN KEMAL GİDİYORUM   25 15 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 46 30 38,50 255,758 4021

121 0 ÖMER BAŞ   21 16 17,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 9 3 8,25 43 23 37,25 252,285 4178

122 0 YAVUZ SULTAN SELİM  M 14 8 12,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 14 3 13,25 3 3 2,25 1 2 0,50 42 21 36,75 251,535 4212

123 0 SELÇUK PAKER  M 22 11 19,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 0 1,00 41 16 37,00 251,278 4226

124 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 9 11 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 17 6 15,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 42 24 36,00 249,918 4281

125 0 MUHAMMED KUVAN  M 20 10 17,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 11 4 10,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 41 20 36,00 248,495 4344

126 0 YAĞMUR ALBAYRAK  M 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,488 4345

127 0 AYLİN ARSLAN  M 22 16 18,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 6 7,50 0 4 -1,00 43 34 34,50 243,810 4528

128 0 EKİN KOTANOĞLU  M 21 18 16,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 8 4 7,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 44 39 34,25 243,380 4543

129 0 PELİN ILGIN ÖZCAN  M 26 14 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 41 26 34,50 243,255 4549

130 0 RÜYA GÜNDEMİR  M 24 11 21,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 38 15 34,25 242,673 4580

131 0 CEREN A  M 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 31 34,25 242,318 4591

132 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 21 18 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 38 26 31,50 234,985 4917

133 0 İSİMSİZ 12 22 16 18,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 37 22 31,50 234,790 4923

134 0 BERRAYÜTEK   20 20 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 39 31 31,25 234,495 4929

135 0 CENGİZEFE   22 15 18,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 27 30,25 231,013 5048

136 0 ÇİBİÇİBİ   18 20 13,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 38 32 30,00 230,890 5049

137 0 MAVİŞSU  M 19 14 15,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 0 1,00 34 16 30,00 230,585 5057

138 0 BERFİN ASLAN   18 21 12,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 37 29 29,75 230,188 5071

139 0 NEHİR GENÇ 12 19 17 14,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 11 7 9,25 3 1 2,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 41 45 29,75 229,828 5089

140 0 Z     YAVUZER   22 12 19,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 36 26 29,50 228,660 5127

141 0 YAKUP KAÇAR   19 20 14,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 6 0,50 2 2 1,50 37 31 29,25 228,575 5133

142 0 GÜNEŞ KUL  M 21 14 17,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,540 5215

143 0 ELİF ADLIM   20 19 15,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 8 1,00 0 2 -0,50 36 31 28,25 225,333 5263

144 0 BÜŞRA OĞUZ  M 23 14 19,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 1 4,75 32 18 27,50 222,515 5355

145 0 K E  M 19 16 15,00 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 4 3,00 34 27 27,25 222,345 5365
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

KATILIMLAR

146 0 MEZUN  MZ 17 21 11,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 29 25,75 218,218 5503

147 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   19 10 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 6 3,50 31 21 25,75 217,620 5516

148 0 ESRA*  M 15 17 10,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 32 26 25,50 217,613 5518

149 0 BEYZA ALKOÇ   18 16 14,00 4 1 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 27 35 18,25 195,215 6167

150 0 ÖMER   8 31 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 7 11 4,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 1 4 0,00 33 62 17,50 194,798 6173

151 0 SELENAY SENEM  M 14 18 9,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 23 21 17,75 194,370 6180

152 0 EFE BARIŞ ÜNLÜ  M 17 23 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 44 17,00 191,828 6240

153 0 YİĞİT YAĞAR   9 2 8,50 8 0 8,00 17 2 16,50 190,725 6261

154 0 RIDVAN ÇAPAKLI  M 8 10 5,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 20 15,00 186,555 6353

155 777 DURU SANTOS   14 26 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 17 -0,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 32 70 14,50 184,775 6389

156 0 CANİP ÖZCAN  M 14 25 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 34 14,50 184,773 6390

157 0 FERİDE GÖÇMEN   4 16 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 13 24 7,00 163,140 6818
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 B ZEYNEP GENÇ   33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 1 24,75 4 1 3,75 5 1 4,75 2 5 0,75 2 2 1,50 85 18 80,50 381,263 287

2 0 TUĞBA ŞAHİN   29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 25 2 24,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 3 3,25 6 0 6,00 84 20 79,00 377,535 326

3 0 M FURKAN ÖNEN   32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 18 5 16,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 3 2 2,50 80 22 74,50 363,505 498

4 0 İLKİM   30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 21 4 20,00 6 2 5,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 80 26 73,50 360,510 531

5 0 SCOFİELD   27 8 25,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 23 2 22,50 2 0 2,00 2 4 1,00 6 1 5,75 1 3 0,25 77 20 72,00 356,470 594

6 0 AHMET KARS   31 7 29,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 17 10 14,50 6 2 5,50 2 4 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 78 31 70,25 350,623 697

7 0 NM   28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 10 15,50 5 5 3,75 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 74 42 63,50 330,748 1110

8 0 ELİF   29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 72 34 63,50 330,398 1120

9 0 MİRZA SEZEN   27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 2 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 71 32 63,00 329,293 1149

10 0 İREM ÖZŞEN   28 6 26,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 5 0 5,00 1 0 1,00 64 11 61,25 323,570 1312

11 0 MERT KURU   28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 20 3 19,25 3 3 2,25 1 3 0,25 2 4 1,00 68 31 60,25 320,845 1386

12 0 ETA   28 10 25,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 3 10,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 64 22 58,50 315,555 1557

13 0 BUSE USLU   34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 5 10,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 63 17 58,75 315,168 1573

14 0 OKCAN DERE   26 9 23,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 5 17,75 61 15 57,25 311,808 1672

15 0 BARRYALLEN   30 6 28,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 58 6 56,50 308,965 1773

16 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 15 20,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 4 17,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 4 1,00 2 2 1,50 63 36 54,00 302,598 1987

17 0 METEHAN ŞİMŞEK   21 10 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 18 6 16,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 60 31 52,25 297,550 2179

18 0 ALİHAN   26 10 23,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 9 1 8,75 52 11 49,25 287,680 2595

19 0 ZEHRA YİLMAZ   28 10 25,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 52 17 47,75 282,930 2793

20 0 SEMANUR ALKAN   25 15 21,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 0 11,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 19 47,25 281,953 2836

21 0 NİDA   30 10 27,50 5 0 5,00 14 3 13,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 52 18 47,50 281,945 2837

22 0 BEYZA SAKALLI   25 13 21,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 22 46,50 279,583 2947

23 0 İLKER EMİR   27 11 24,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 14 5 12,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 55 34 46,50 279,218 2970

24 0 E Ç   28 10 25,50 4 1 3,75 16 3 15,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 53 26 46,50 279,125 2978

25 0 SİNEM KINAY   23 15 19,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 8 10,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 2 2 1,50 55 38 45,50 276,928 3067

26 0 ELSA   23 15 19,25 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 51 23 45,25 276,163 3105

27 0 SU ŞAHİNKUŞU   28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 48 18 43,50 270,120 3386

28 0 BEYZA GERGİN   23 13 19,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 16 2 15,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 50 28 43,00 269,263 3434



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 DARLY SENA   27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 46 12 43,00 268,675 3458

30 0 İREM G   24 10 21,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 11 1 10,75 46 15 42,25 266,800 3533

31 0 B SARICAN   23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 7 9,25 1 0 1,00 49 28 42,00 266,410 3557

32 0 KERO   24 14 20,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 9 4 8,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 49 29 41,75 265,370 3593

33 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 12 2 11,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 47 28 40,00 260,330 3815

34 0 EGEMEN ARABACI   24 13 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 45 21 39,75 259,468 3855

35 0 HELİN NEMLİ   24 16 20,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 45 21 39,75 259,445 3857

36 0 BEN KEMAL GİDİYORUM   25 15 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 3 2,25 2 4 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 46 30 38,50 255,758 4021

37 0 ÖMER BAŞ   21 16 17,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 9 3 8,25 43 23 37,25 252,285 4178

38 0 BERRAYÜTEK   20 20 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 39 31 31,25 234,495 4929

39 0 CENGİZEFE   22 15 18,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 27 30,25 231,013 5048

40 0 ÇİBİÇİBİ   18 20 13,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 38 32 30,00 230,890 5049

41 0 BERFİN ASLAN   18 21 12,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 37 29 29,75 230,188 5071

42 0 Z     YAVUZER   22 12 19,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 36 26 29,50 228,660 5127

43 0 YAKUP KAÇAR   19 20 14,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 6 0,50 2 2 1,50 37 31 29,25 228,575 5133

44 0 ELİF ADLIM   20 19 15,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 8 1,00 0 2 -0,50 36 31 28,25 225,333 5263

45 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   19 10 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 6 3,50 31 21 25,75 217,620 5516

46 0 BEYZA ALKOÇ   18 16 14,00 4 1 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 27 35 18,25 195,215 6167

47 0 ÖMER   8 31 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 7 11 4,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 1 4 0,00 33 62 17,50 194,798 6173

48 0 YİĞİT YAĞAR   9 2 8,50 8 0 8,00 17 2 16,50 190,725 6261

49 777 DURU SANTOS   14 26 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 17 -0,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 32 70 14,50 184,775 6389

50 0 FERİDE GÖÇMEN   4 16 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 13 24 7,00 163,140 6818



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:   

KATILIMLAR
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  A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 7 1 6,75 7 0 7,00 6 1 5,75 2 4 1,00 97 18 92,50 417,675 72
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
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 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 BİLGİN  M 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 26 2 25,50 7 1 6,75 2 2 1,50 3 4 2,00 4 2 3,50 95 15 91,25 413,403 83

2 0 CEREN  M 33 7 31,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 1 6,75 5 1 4,75 5 1 4,75 2 4 1,00 94 19 89,25 407,893 102

3 0 GAMZE MUTLU  M 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 2 2 1,50 3 4 2,00 4 1 3,75 91 18 86,50 399,620 132

4 0 MÜGE ÇETİN  M 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 3 26,25 7 1 6,75 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 90 28 83,00 389,235 214

5 0 NİSA BALCİ  M 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 4 2 3,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 88 23 82,25 386,430 237

6 0 DENİZ ILGIN  M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 26 3 25,25 6 2 5,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 86 25 79,75 379,298 309

7 0 HARUN YILDIZ  M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 27 1 26,75 5 0 5,00 2 5 0,75 3 3 2,25 2 4 1,00 86 26 79,50 378,513 314

8 0 BELEMİR  M 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 21 5 19,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 6 1 5,75 3 3 2,25 85 26 78,50 375,318 358

9 0 ENSAR YAĞLI  M 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 5 1 4,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 3 1,25 82 26 75,50 366,813 464

10 0 YAĞMUR ÖZTÜRK  M 32 5 30,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 22 4 21,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 77 14 73,50 360,093 538

11 0 AEC  M 23 8 21,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 25 4 24,00 6 3 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 78 23 72,25 357,805 568

12 0 MERT PERÇİN  M 33 5 31,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 18 4 17,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 77 19 72,25 356,148 596

13 0 EMRE ÇAĞAN  M 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 3 4 2,00 5 2 4,50 2 4 1,00 76 24 70,00 350,255 702

14 0 ZEYNEP YALÇIN  M 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 2 18,50 1 0 1,00 70 10 67,50 341,665 856

15 0 NİSA ŞEN  M 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 2 21,50 5 0 5,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 73 27 66,25 339,063 915

16 0 HELİN ALTINCI  M 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 5 18,75 7 0 7,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 75 36 66,00 337,713 951

17 0 FEYZA ERGİDER  M 31 7 29,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 16 0 16,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 71 23 65,25 335,443 1000

18 0 C  M 29 10 26,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 70 23 64,25 332,740 1057

19 0 NİL SAHRA AKIN  M 31 8 29,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 70 24 64,00 331,620 1083

20 0 YASEMİN NUR  M 30 10 27,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 19 3 18,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 68 18 63,50 330,205 1126

21 0 GGÖRKE GÜNAY  M 27 7 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 15 3 14,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 2 4,50 0 3 -0,75 67 18 62,50 327,678 1192

22 0 M BERKE SEYRAN  M 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 3 12,25 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 67 29 59,75 319,070 1441

23 0 MERVE A  M 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 1 13,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 62 16 58,00 313,938 1610

24 0 ŞEVVAL SÖNMEZ  M 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 61 18 56,50 309,208 1763

25 0 BEREN ELGEZEN  M 26 13 22,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 62 24 56,00 308,163 1799

26 0 AKSU  M 26 14 22,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 64 33 55,75 307,550 1817

27 0 ESLEM  M 28 8 26,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 58 14 54,50 303,250 1975

28 0 CEYDA KONCA  M 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 57 17 52,75 297,883 2163



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:  M

KATILIMLAR

29 0 İREM B  M 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 2 11,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 21 50,75 292,338 2376

30 0 EFA  M 30 7 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 6 2 5,50 53 9 50,75 291,593 2411

31 0 ADA DİLARA BOZ  M 26 6 24,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 2 8,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 53 13 49,75 289,060 2536

32 0 RABİANUR  M 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 8 2 7,50 0 2 -0,50 52 15 48,25 284,218 2725

33 0 ÖYKÜ FIND IK  M 30 5 28,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 3 0,25 1 3 0,25 52 17 47,75 282,488 2815

34 0 GÜLNUR KARABAŞ  M 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 51 13 47,75 282,305 2820

35 0 FATİH TERİM  M 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 1 0 1,00 52 18 47,50 282,175 2827

36 0 ŞENA AKSOY  M 24 12 21,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 52 24 46,00 278,230 3013

37 0 TUĞÇE  M 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 8 4,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 54 33 45,75 276,813 3073

38 0 OSMAN BALLI  M 28 3 27,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 10 45,50 275,878 3116

39 0 ÖK  M 24 8 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 13 1 12,75 1 0 1,00 48 12 45,00 275,080 3145

40 0 TUANA A  M 31 7 29,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 4 7,00 49 16 45,00 274,098 3192

41 0 NK  M 27 9 24,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 7 2 6,50 48 14 44,50 273,173 3231

42 0 SERAP ASLAN  M 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 48 18 43,50 270,403 3375

43 0 SAMET KÜÇÜKOĞLÜ  M 22 17 17,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 13 3 12,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 51 35 42,25 267,288 3511

44 0 ŞULENUR * DEMİR  M 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 2 4 1,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 49 27 42,25 266,920 3522

45 0 ZÜMRA YURTSEVEN  M 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 47 19 42,25 266,508 3553

46 0 NİSANUR AKKAVAK  M 22 9 19,75 5 0 5,00 17 2 16,50 44 11 41,25 264,008 3652

47 0 GÖKHAN TEPE  M 25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 7 2 6,50 1 1 0,75 1 1 0,75 45 20 40,00 259,968 3833

48 0 İBRAHİM ACIL  M 20 12 17,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 12 3 11,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 45 24 39,00 257,620 3946

49 0 BURCU ESER  M 21 18 16,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 49 41 38,75 256,880 3976

50 0 YAVUZ SULTAN SELİM  M 14 8 12,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 14 3 13,25 3 3 2,25 1 2 0,50 42 21 36,75 251,535 4212

51 0 SELÇUK PAKER  M 22 11 19,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 0 1,00 41 16 37,00 251,278 4226

52 0 ZÜBEYİR SOYDAN  M 9 11 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 17 6 15,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 42 24 36,00 249,918 4281

53 0 MUHAMMED KUVAN  M 20 10 17,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 11 4 10,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 41 20 36,00 248,495 4344

54 0 YAĞMUR ALBAYRAK  M 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,488 4345

55 0 AYLİN ARSLAN  M 22 16 18,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 6 7,50 0 4 -1,00 43 34 34,50 243,810 4528

56 0 EKİN KOTANOĞLU  M 21 18 16,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 8 4 7,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 44 39 34,25 243,380 4543



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:  M

KATILIMLAR

57 0 PELİN ILGIN ÖZCAN  M 26 14 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 41 26 34,50 243,255 4549

58 0 RÜYA GÜNDEMİR  M 24 11 21,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 38 15 34,25 242,673 4580

59 0 CEREN A  M 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 31 34,25 242,318 4591

60 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ  M 21 18 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 38 26 31,50 234,985 4917

61 0 MAVİŞSU  M 19 14 15,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 0 1,00 34 16 30,00 230,585 5057

62 0 GÜNEŞ KUL  M 21 14 17,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,540 5215

63 0 BÜŞRA OĞUZ  M 23 14 19,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 1 4,75 32 18 27,50 222,515 5355

64 0 K E  M 19 16 15,00 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 4 3,00 34 27 27,25 222,345 5365

65 0 ESRA*  M 15 17 10,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 32 26 25,50 217,613 5518

66 0 SELENAY SENEM  M 14 18 9,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 23 21 17,75 194,370 6180

67 0 EFE BARIŞ ÜNLÜ  M 17 23 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 44 17,00 191,828 6240

68 0 RIDVAN ÇAPAKLI  M 8 10 5,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 20 15,00 186,555 6353

69 0 CANİP ÖZCAN  M 14 25 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 34 14,50 184,773 6390
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 MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:  MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN  MA 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 5 5 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 98 22 92,50 418,475 71

2 0 EREN KADEM  MA 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 96 17 91,75 416,110 76

3 0 YİĞİT AYNUR  MA 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 5 4 4,00 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 88 30 80,50 381,560 286

4 0 ÖMER DAĞLI  MA 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 1 23,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 80 17 75,75 367,668 447
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 ME SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:  ME

KATILIMLAR

1 0 EGE HAYATSEVER  ME 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 7 0 7,00 3 4 2,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 82 26 75,50 366,158 472
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 MZ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF:  MZ

KATILIMLAR

1 0 MEZUN  MZ 17 21 11,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 29 25,75 218,218 5503
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 AHMET AGA 12 28 7 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 25 2 24,50 5 1 4,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 87 19 82,25 387,533 230

2 0 BERRİN UZUNYOL 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 2 25,50 4 1 3,75 3 3 2,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 88 24 82,00 385,838 240

3 0 ELİF İKRA SOYÇELİK 12 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 22 6 20,50 5 0 5,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 87 23 81,25 383,885 266

4 0 ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 12 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 19 4 18,00 7 2 6,50 1 3 0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 85 23 79,25 377,278 334

5 0 TUBA DUMAN 12 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 26 3 25,25 6 0 6,00 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 84 25 77,75 373,770 373

6 0 DAMLANUR MACİT 12 30 10 27,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 7 0 7,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 4 0,00 84 25 77,75 373,490 376

7 0 GAMZE SİNİCİ 12 31 9 28,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 84 26 77,50 372,663 394

8 0 SUDENAZ YÜKSEL 12 31 7 29,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 19 6 17,50 7 0 7,00 3 3 2,25 3 2 2,50 3 0 3,00 80 20 75,00 365,008 486

9 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 35 4 34,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 23 1 22,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 79 16 75,00 364,140 493

10 0 TUNAHAN TEZEL 12 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 2 17,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 2 4,50 4 2 3,50 79 19 74,25 363,108 502

11 0 HÜMEYRA PALA 12 31 5 29,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 16 1 15,75 4 0 4,00 4 2 3,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 75 17 70,75 352,068 668

12 0 PELİN GÖÇMEN 12 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 2 0 2,00 0 6 -1,50 6 1 5,75 4 2 3,50 75 25 68,75 346,360 766

13 0 CENGİZHAN METE DİŞ 12 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 18 3 17,25 7 0 7,00 3 4 2,00 2 5 0,75 4 2 3,50 76 31 68,25 345,278 786

14 0 DEFNE TOYRAN 12 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 21 2 20,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 5 0,75 2 3 1,25 73 26 66,50 339,233 912

15 0 ECEM YÜNEL 12 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 19 7 17,25 3 0 3,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 73 32 65,00 334,653 1016

16 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 18 4 17,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 69 18 64,50 332,950 1050

17 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 18 3 17,25 3 0 3,00 67 14 63,50 330,163 1127

18 0 AZRA ÇİMEN 12 23 10 20,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 21 3 20,25 2 0 2,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 3 2,25 65 24 59,00 317,635 1484

19 0 ROBİN 12 28 10 25,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 21 1 20,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 65 24 59,00 317,005 1500

20 0 MİHRİBAN VARDAR 12 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 2 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 62 17 57,75 312,615 1644

21 0 BERRA AKKAYA 12 26 10 23,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 17 3 16,25 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 62 22 56,50 309,615 1746

22 0 AZRA GÜLER 12 29 10 26,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 2 10,50 2 0 2,00 1 0 1,00 56 17 51,75 294,880 2276

23 0 AFRA ALBAYRAK 12 28 8 26,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 15 47,25 281,345 2865

24 0 İSİMSİZ 12 22 16 18,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 37 22 31,50 234,790 4923

25 0 NEHİR GENÇ 12 19 17 14,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 11 7 9,25 3 1 2,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 41 45 29,75 229,828 5089



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF: 12

KATILIMLAR
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA TAŞ 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 6 0 6,00 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 88 20 83,00 389,260 213

2 509 HİLALAKÇÖLTEKİN 12A 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 18 7 16,25 6 2 5,50 2 4 1,00 6 1 5,75 2 4 1,00 75 37 65,75 337,788 949

3 0 EYLÜL ALACA 12A 32 8 30,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 4 0,00 66 19 61,25 323,305 1318

4 931 YİĞİT AKBABA 12A 26 12 23,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 18 4 17,00 2 0 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 63 31 55,25 305,905 1865
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN 12B 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 4 2 3,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 95 20 90,00 410,563 95

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 157 157 340 7419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,06 12,17 19,02 2,76 1,18 2,47 2,64 1,22 2,34 2,31 0,70 2,13 3,43 0,76 3,24 9,63 3,24 8,82 1,21 0,38 1,12 0,81 1,40 0,46 1,09 1,14 0,81 0,61 1,59 0,21 46,55 23,78 40,62 260,550

Okul Ortalaması 25,94 11,18 23,14 3,43 1,03 3,17 3,27 1,06 3,01 2,83 0,83 2,63 4,11 0,59 3,96 13,35 3,18 12,55 1,99 0,45 1,88 1,20 1,71 0,78 1,88 1,59 1,48 1,01 1,96 0,52 59,01 23,58 53,12 299,510

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 0 BRK 12G 19 16 15,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 17 0 17,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 57 25 50,75 293,535 2325

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KARS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,623 260,550 6 37 37 93 697

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 23 12 20,00 50 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 78 31 70,25 59 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DCBb BBccBD EBEACbBDCBDaEAeDAECEACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ADBDEeAeC ABbCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BdBeBdCeDADCCA CBd EC DcEedbbc  EADBAeD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AdCcdb e BDCBeaACbeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,680 260,550 18 83 83 244 2595

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 52 11 49,25 41 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe Daa b B DBaB BbACbBDCBaDEbeDAECEACDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACC AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B BAC   D  d  B        C             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B SARICAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,410 260,550 31 111 111 284 3557

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 49 28 42,00 35 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe acDaBabBBcb addCBeCbBebBadAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal adDBEaBAbDdAB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBD D  B C  B    cdde Ead bC          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 4 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B ZEYNEP GENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,263 260,550 1 15 15 34 287

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 85 18 80,50 67 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe B DaBDbBBcDEB ACBDCbBDEBDCAADEAECACDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bADBEEBb D ABaCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABdC CB ABBECED EB EDC  E D  eDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDACbD bBaaBedAe d E

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 0 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARRYALLEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,965 260,550 15 70 70 200 1773

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 58 6 56,50 47 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe BeDaBDdBB Da  ACBaCbBDEBD AADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACD ABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   B   D  BAC C          E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEN KEMAL GİDİYORUM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,758 260,550 36 120 120 295 4021

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 46 30 38,50 32 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DeadAeBdcaDBdBcACbBDCBDcEbCDAECEbeDECDeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal dCADaDEaAC     CAaAd

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB d Bcb                                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen dCaaaD AEBDaBDcd    

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,188 260,550 41 138 138 316 5071

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 37 29 29,75 25 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe bedddcBdDBDdcddACeebaBbDEACcdECc dDdCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E cDcDEBACC AB CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B BcBbC  cb              e             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAYÜTEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,495 260,550 38 134 134 312 4929

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 39 31 31,25 26 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe aeDaBcAeBdcEadbCdDCcBecaDbdecbAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal dADBEddACDBABaCAdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  b A                                    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         a   D cdaBbE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ALKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,215 260,550 46 149 149 331 6167

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 27 35 18,25 15 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe d DbBDe c bEadA dDab DdcDC eDEebCeCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal                AaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   e      BA     c     D aad a           

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen de      Bea edcdcced

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GERGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,263 260,550 28 105 105 277 3434

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 50 28 43,00 36 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBcb B  BDc ddACcBDCcaDEbdeAbCEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal c    D B   BABDbA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBbB BACB AD  A  Bd  CB  ECE            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ba b    cBebBe caae 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SAKALLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,583 260,550 22 92 92 257 2947

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 52 22 46,50 39 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe a eaBcbdBccEB ACBDCbeDEBDCAAbEAECACeECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bADBEEBACD ABaCABAC 

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   DbeBAe C   d    D dBE             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen           d   d     

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 3 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE USLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,168 260,550 13 64 64 186 1573

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 63 17 58,75 49 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DCB ABBdDBDBEddACbBDCBDDEbCDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAaCaAB CABAb

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB BdC    b   CaE c BD ECb            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          e  c B e d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZEFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,013 260,550 39 135 135 313 5048

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 37 27 30,25 25 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe beadAeBccBD ddEAbbBDCc DEbCeAEC dCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bDBbE AdC AB CdBAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    c  b   d a e  a c    B               

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B     b    

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 3 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİBİÇİBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,890 260,550 40 136 136 314 5049

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 38 32 30,00 25 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe cdbaBDA a adcdACBDbdaDbBDebADabbCbCDECcC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal dbbBEEBACD bBcCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik ab B  D  BcC  aeA     D                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen e  b                

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DARLY SENA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,675 260,550 29 106 106 279 3458

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 46 12 43,00 36 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe BADaBaeBd c  abCBDCbBDEBDebADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aADBEdBACD ABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B  B                                    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU SANTOS 777   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,775 260,550 49 155 155 337 6389

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 17 -0,25 -1 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 5 18 0,50 1 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 32 70 14,50 12 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe bbaedeBbcBcaEdcbabBedBDaEebbAECbAdDECbac

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbbDBccBAdacABeCAeAe

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  cEa aed e Dbd  a Ed decea a e      Be  

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen baecBaedEB dcedddbea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 7 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,125 260,550 24 94 94 259 2978

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 53 26 46,50 39 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe B bdBDA BdDEdEACBDCbaDEBaCbAcEAECACDECDe

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal                AdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik eEe D  C BA BCB  B  CdD EBEE    a D   D 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen b  bc  dBeaBeAdead  

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ARABACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,468 260,550 34 116 116 291 3855

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 45 21 39,75 33 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe a bCBe eBcc edAdBDCbBDEaDCbADEAbCACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal dADBEcBACD A  CAeACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e B   D                                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen     DDa B C    e db 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,398 260,550 8 52 52 144 1120

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 72 34 63,50 53 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe BAbeBceBdacEadACBDCbBDEBDCbADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEcAaDdABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABAC CBeA B CdDBEaEE  cad Dd    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen b Aab cbB a edAeceCb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ADLIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,333 260,550 44 143 143 322 5263

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 36 31 28,25 24 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DdBbe BbDBDecBEdedBebBaeEAeDbbCEACDbCDab

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECcDBDEBAe     CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik Eedeccc     C eB          d          dd 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 3 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,163 260,550 26 98 98 266 3105

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 51 23 45,25 38 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DbBAA dab DdcBdACdBbaBDDEeacAECEAbDECDeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E AeB     C AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABdCB ADCCc CB     De     a        D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen   C  b            eb

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,555 260,550 12 63 63 184 1557

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 64 22 58,50 49 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe aADCBDdBBca aEAecDCbeDEBD AADEAECACDECDe

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDBAB CAdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  dD  BdC CaC      D  B              

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   cCbDBbe aBedAe  CE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE GÖÇMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,140 260,550 50 157 157 340 6818

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 16 0,00 0 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 13 24 7,00 6 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe Daa e  acd abBcba a  e c  a e C A       

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EC eaDc  ba AB  A  C

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    a Be      d                          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 20 2 4 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN NEMLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,445 260,550 35 117 117 292 3857

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 45 21 39,75 33 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe beaAeBddcBcBEBdcCbBDCaDDEACDbECaAaDECDCd

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAeCdABDCAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik            D   BC      e a              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER EMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,218 260,550 23 93 93 258 2970

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 55 34 46,50 39 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe c baBDceB DEBdACBDCdBcEBDeAADEAECdCDECDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDBEc ACDdA ceABACd

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik cEBB  cC BAC CB c   CdD EaE D  e  D   c 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   c b cbBea   cea  c

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,510 260,550 4 31 31 74 531

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 80 26 73,50 61 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe aA aBDeBBEDcd ACBDCbBDEBDCAAbEbECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDBE BACD ABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADCAB CBCaCAd ECdD dBEED EaEbD A DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen aD CD dbBea eAAdaBbc

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 4 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİRÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,598 260,550 16 75 75 221 1987

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 63 36 54,00 45 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DeBddBB DBcBbBdACAeDCBaeEAdDcbCEbCDECDbb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaeeBDcBACC eBaCedAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBbB BACB ADaCcBCBbBE BD E         D ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bCC  caAdBea edAd B 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,800 260,550 30 109 109 282 3533

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 46 15 42,25 35 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DCa  eB  Bc EBdAdbBDC DDEACbAECabCDdCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal cb Da EBAdC AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B B Be         CBE  C D E E            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,570 260,550 10 57 57 166 1312

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 64 11 61,25 51 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DCB ABB DB Bcd ACbBDbBaDE CDAECEACDECD b

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal    DBDEBACC ABcCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEe BdC  AeC ABCBE  C De   E    E D ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,370 260,550 32 112 112 285 3593

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 49 29 41,75 35 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe D c cBBaDBDecdddCbBDCBaeEbCDAbCEbCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EebDBDEBA C AB CAB  

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik B EB Bd   bb     B B C D d E       D   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ce   b   B e  de dac

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,505 260,550 3 29 29 70 498

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 5 0 5,00 71 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 80 22 74,50 62 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe abDCBDbBB D BbACBDCABDEBDeAADEAbCACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eAbBEdBACDcABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBADc CABAC CB A BEedD E  ccC  E D   bA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDACD  bBeCBDAAe BCb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,330 260,550 33 114 114 289 3815

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 47 28 40,00 33 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe B beBDdBBcDEcdACBaCbBcbabCdAbEbECACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal     Ec ACb     A ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   D  BACB        dD EcE       D A  A

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen     c  bB a   bdDddb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,845 260,550 11 59 59 172 1386

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 68 31 60,25 50 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe aADaBcdBBaDEBbACBDCAaaEBceAAcEAECbCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEaBAbDeABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D eC BACBCBCcBBECbD  B E            

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen C AdbDa Bee  dAdadbE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,550 260,550 17 77 77 230 2179

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 60 31 52,25 44 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe a ebBbe      dbCBDCAB EBDCAdDEAECACDcC e

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bADBEEeA DdABaCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  EBB ADa BACaCBCABccCdD E a DCc a     eA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CceCD   dDa  dAec Cd

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 4 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA SEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,293 260,550 9 55 55 153 1149

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 71 32 63,00 53 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DbacAeBacBDeaBdACbBDbBDeEdCDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECdDBDdBACCBAB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BAC  AD eABCBdBECBa E EE c  a D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ACeccced BDC edcdceD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 3 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,945 260,550 21 90 90 255 2837

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 52 18 47,50 40 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe aADdBDdBBacEBEACBbbbBDEBDbAADEAbCACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal                ABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  e C BACBCBaABBc                    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   dCa  bB  B  d   e 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 2 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,748 260,550 7 51 51 142 1110

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 5 5 3,75 38 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 23 15 19,25 48 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 74 42 63,50 53 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe aADaBD BdEDEdEACdDbbBDEBDbAADEcECACDECca

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aAbBEEBbeDBABcCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBAbdedABACBCaCc Bc dDcEBEdDCbcdaDBeCDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CaACDcabBDd eAABbebc

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 4 54
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKCAN DERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,808 260,550 14 67 67 194 1672

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 61 15 57,25 48 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe a DaBDd B   edACdDCbBDdBDCbADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ADBE BACD ABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADa BbC CBCcBBECdD EdEE            

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,798 260,550 47 150 150 332 6173

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 33 62 17,50 15 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe d cbcbbadbDEBdddBbbdcbaebCAeDbAabcebddca

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal ebDBEcBAaDBABDCAeACa

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBCcdbbeBAbdbBbc       d             D 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   bdbceEBeeaeeAeaab 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 4 16 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 6 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,285 260,550 37 121 121 296 4178

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 43 23 37,25 31 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe baaAb B cBDB BddCceDCBcDEAeDAECcAacECDdc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDdBbaC e  CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  Ba  B C   D C  Cad    D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SCOFİELD 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,470 260,550 5 34 34 83 594

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 77 20 72,00 60 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe B DeB bBBc E dACBDCbBDEB CbAbEAECACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aADBEEBA D ABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEaB ADCABACBCBCABBECd  EB ED     D  C  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen C bebcBEBDaBDAAd d d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,953 260,550 20 89 89 254 2836

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 52 19 47,25 39 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBcdBdacBDBcdcACbBDCBbDEbeDAECEbCaECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbbDBDEBA C ABDCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BAC   DC         B  E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen   b      B        d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM KINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,928 260,550 25 96 96 264 3067

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 55 38 45,50 38 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe baabe BEcBcacdEAdbeDCaDDEACeAECEACDECD A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal c ADBDcBA C ABaCAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  eE ABAC   DCac CBdBc ea a  E     dD ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  d   Deeda daed  EeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 6 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ŞAHİNKUŞU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,120 260,550 27 104 104 276 3386

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 48 18 43,50 36 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe bbacABBccBcBEBbACbBDCBaDEAeDAbCEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EdADBDbBACCBABcCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik Bab        D e B                        

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,535 260,550 2 18 18 39 326

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 84 20 79,00 66 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe a DaBDeBBacEBEACBDbeBaEBDeAADEAECACDECDe

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEcBACD ABcCAdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADC BACBCBCcBBECEaBE EEDC    D  CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   dC   bBeaBDAABDBCE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,575 260,550 43 141 141 320 5133

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 37 31 29,25 24 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe acDacDAaBac eEdedaCbBeEBbdbADEAbCbCDcCDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEbBA D AccCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik ec    eb Bb     c                       

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen        dB e  A      

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YAĞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,725 260,550 48 153 153 335 6261

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 2 8,50 21 20,74 23,14 19,02

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 17 2 16,50 14 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe D cAABBEcBDB                            

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Matematik BBEBABAC                                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Z     YAVUZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,660 260,550 42 140 140 318 5127

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 36 26 29,50 25 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe B  bBceeBE cBEACdaCbBDEBD AADbbEC CcaC C

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bbDaE BAeb A  bAB C 

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbB      Bce   d                        

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen        Ec     edb  E

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YİLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,930 260,550 19 85 85 249 2793

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 11,06 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,75 2,77 1,48

Toplam: 120 52 17 47,75 40 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe baBAAeB cBDc BEACbBDCBDDEAaDAECEACaECDac

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBacBAeCdABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBbe BdC   D      E    D                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,620 260,550 45 147 147 326 5516

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 50 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 20,74 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,90 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,40 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,86 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 12,03 12,77 10,17

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 10,06 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 11,06 14,43 9,94

Toplam: 120 31 21 25,75 21 45,58 53,11 40,61

TYT Türkçe bbBdA B bBD  BcACbBcCBcDEACb bCE  DE    

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E cDeDaBA       eaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik A  e dA a  Dba Be      D                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 9 4 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 3 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK HAN 0   A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,675 260,550 1 2 2 4 72

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 1 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,50 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 17,50 12,77 10,17

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 22,00 12,55 8,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 6,75 1,88 1,12

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 28,75 14,43 9,94

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 0,52 0,21

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,75 2,77 1,48

Toplam: 120 97 18 92,50 77 92,50 53,11 40,61

TYT Türkçe bCBcABBdDBDadBEACbBDCBDDEACDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECAbBDEBACCBABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BeEB BdCBDADaCABCBdBECBD ECEE Eb EAD ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ACCDBDDAEBDCBeBAbbde

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DİLARA BOZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,060 260,550 31 82 82 240 2536

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 53 13 49,75 41 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe   BAbaB cBcBEBEACbeDCB DEA D ECEACDECD  

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EC D DE AdC ABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B BdC    C   CB     a E           A D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen      b   B      bdd 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 2 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AEC 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,805 260,550 11 33 33 80 568

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 78 23 72,25 60 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe B DbBD BBac BdACBDCbB bB  bA E ECbCDEC C

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBA D AB db ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbBBDADCABcCBCBCcBBECdD EBEEDCc dCDBAeDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  aACce  BDC eAAdDBdE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKSU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,550 260,550 26 72 72 203 1817

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 64 33 55,75 46 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BcDaBcdBBdcEeEAaBDbbBeaBDCAAeEAECbCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bdDBEEBACD ABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  D   cCBCB e BECdD E E       D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dDbCbcBdBea eAAdadbb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN ARSLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,810 260,550 55 127 127 302 4528

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 43 34 34,50 29 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe abbaBDdea D BdACBDbbBDEcaCAbDcAbCACDdCDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeeBdEaACDaABaCeBAbC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBace bBAd C        D E   e           

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen               dcb  d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,318 260,550 8 20 20 48 358

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 85 26 78,50 65 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BAaeBDABdEcEBEACBDCbBeEBDCAAbEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aADBEEBACDdABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADCcBdCBCB AeBECED EBaa Cd E Dc  DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen aDbebe EBDbBDAABDdbb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 1 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ELGEZEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,163 260,550 25 71 71 202 1799

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 62 24 56,00 47 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DCB eBdacBDccBEACbBDCBceEACDbbCEbCDECcCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EabeBDEabdCdABDCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABACBDAcCCcBCBdBEC D EC ED          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,403 260,550 1 4 4 6 83

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 95 15 91,25 76 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BAD BDABBEDEB ACBDCbBeEBDCAADaAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBAaDBABDCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABACBCB cBBECdDBE EEDCEaE D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  D  ccBbBeCBeeAdDBCc

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ESER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,880 260,550 49 119 119 294 3976

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 49 41 38,75 32 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe beadeeBccBDBcBdACbBbCBaDEA bAECEdCaECDae

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECbDBDaeACCdABaCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBdBcCBe D  c CB     D a              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bddD De cB a e dadda

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA OĞUZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,515 260,550 63 144 144 323 5355

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 32 18 27,50 23 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe baa dBBbcBDacB AebBDCBDDEbebA CEbCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal      baB    A   A Ae

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    B   b               D E E            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
C 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,740 260,550 18 49 49 137 1057

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 70 23 64,25 54 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aADbBDABBE cBEAedDbbBDEBDebADEAECcCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal a DBEEBACDBABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  DC BAC  a       D EBEE      D ACeA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   ACD abBe BeA eecab

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANİP ÖZCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,773 260,550 69 156 156 338 6390

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 12,87 12,77 10,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 23 34 14,50 12 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe abadBDb BcaEBccCdaeeaDbaeCeceacbCbdDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CebdEcBAaa   c AcACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Fen         e           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,893 260,550 2 6 6 10 102

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 94 19 89,25 74 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BADCBcABBaDEBEACBDCbBDdBbbdADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal adDBEEBA D ABcCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEaBDADCABACBCBCABBECdDBE EEDCE  CDcACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CaACD BEBDC eAAeDdbb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,318 260,550 59 131 131 307 4591

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 42 31 34,25 29 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DeaccBBcbBDdcBcACAeDCBDDEbCDbECEcCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal dbeDBDcaACCeABcCAdAb

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB e Bc  c  aC   dd                     

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ee       e          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KONCA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,883 260,550 28 76 76 229 2163

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 57 17 52,75 44 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe abbaBDdBBEcEcbACBDCbBDEBDCbADEAECcCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDBABbCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbB   ea BdC CB       D E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                c    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ILGIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,298 260,550 6 16 16 36 309

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 86 25 79,75 66 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe eaBdABBEDBDacBEACbBDCBbDEbCDAECEACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDaBAbC AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACBDADCCcBCBdBECBDBECbE  b bADBACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AC cab  bB aBDdAdEea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,593 260,550 30 81 81 237 2411

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 53 9 50,75 42 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DeaAcBB DeDaEBEAC BDCBDDE eDAbCEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACC AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B B B C   b  c        D                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BARIŞ ÜNLÜ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,828 260,550 67 152 152 334 6240

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 28 44 17,00 14 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe adbCBDdBBbbEBdAedaacBeEdDdAeDbcdCAdaECae

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eeeaEcBACbBcecaAdAaC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e     D   e      d       a         B    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d    a    b   e    b

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KOTANOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,380 260,550 56 128 128 303 4543

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 44 39 34,25 29 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe baa dBBacBcdbBaAabBDCBeDEAeDbbCEbCDECDeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal Edc dDaBAe  AB CAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik   dB BeCc  D CAB d                      

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  ddDa DdcB ac dACdea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇAĞAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,255 260,550 13 38 38 94 702

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 76 24 70,00 58 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe beaAdeBc BDBEBaACbeDCBDeEACDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAeCBABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACB  DC cBCBdB C D E  E           

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bCeDaDeAdBDCaDdAbdeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 2 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR YAĞLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,813 260,550 9 25 25 62 464

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 82 26 75,50 63 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DeB cBB DBDBEBdACbBDbBDDEACcAbCEACDEaDCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbADBDEcACCdABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABbCB ADaCABCBdBEC D ECEcDE   AD AaD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bCdDBbDA Bea DBAbde 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,250 260,550 27 74 74 218 1975

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 58 14 54,50 45 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BbDCBDeBBEcEd ACBDbbBDEBDCAADEbbC CDEC  

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACD ABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   B   eC BAC CB         E         D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d       BeaB   e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA* 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,613 260,550 65 148 148 327 5518

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 32 26 25,50 21 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe  bB bed  Bc  Ba Cbeaa aDcAecAECbeCDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECeDBaEBACCdA aCAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  c     b     CA            a e          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TERİM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,175 260,550 35 88 88 253 2827

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 52 18 47,50 40 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DCaceBBEcBDdEd AebB CBDDbACDAECEACDECDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDcBA C ABcCAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  ccB BAC   b eA Ca        C             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGİDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,443 260,550 17 46 46 131 1000

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 71 23 65,25 54 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aADaBDdBBa aB ACBDCbBDEBDCAADEAECACDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  AeBEaBbeDeABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   DCABAC CBCA       E E       D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen C cCD abBeaBe Ac Bdb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE MUTLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,620 260,550 3 7 7 15 132

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 91 18 86,50 72 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aADaBDeBBEccBEACBDCbBDEBDaeADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACD ABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  DCABAdBCBCABBECbDBEBEEDC  E D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  aeCD  dBDaBecABcB E

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GGÖRKE GÜNAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,678 260,550 21 56 56 156 1192

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 67 18 62,50 52 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aAbaBDA B D  dA BDCbBDEBDaAAbEA CACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEE ACD AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB A a BACBCB     CdD E bE         CD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  D Cb cEBDCaeAbe  b 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN TEPE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,968 260,550 47 115 115 290 3833

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 45 20 40,00 33 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe B DaBDb Bc  BdAeBbCbBDEBbaAAcEAECACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  eDBEc AdD AB CAeACa

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   a   dC  B         E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d   D   B e         

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR KARABAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,305 260,550 34 87 87 252 2820

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 51 13 47,75 40 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aAbCBDABBEcdBdcCBDdbBDEBDCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEEBACDdABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  EB           a                         

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ KUL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,540 260,550 62 142 142 321 5215

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,87 12,77 10,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 34 21 28,75 24 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe baBbe B cBD  dcA ABbCBDDEACbdbCEcCDECcaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E cDaeaBAaC ABcCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Fen                   c 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN YILDIZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,513 260,550 7 17 17 37 314

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 86 26 79,50 66 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aAbbBcABBcDdBdACBDCbBDEBDCAADEbECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CdDBEdBACDdABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADCABACBCBCcBBECED EBEEDC    D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dadCbDaaBDC eeAeecbE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ALTINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,713 260,550 16 45 45 126 951

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 75 36 66,00 55 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe B DCBecBBdDcBbACBDCbBDEBDCbADEbEdACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bdDBEEBAeDeABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADC BdCBCBCcaB CdD EeEE C  ECD ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen eceCbeadBeadeeAaccCb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 3 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ACIL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,620 260,550 48 118 118 293 3946

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 45 24 39,00 33 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe eaa b B  Be  B ACbBbCca EACDAdCEACDECcCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E  DBD    C A bCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik EBdB BAC D b    C E aC D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  a   b  cBeaBe dC   

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM B 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,338 260,550 29 80 80 236 2376

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 56 21 50,75 42 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BdbaBDcBdE EcEACBDbbBDEBaCdADEbECbCDECbC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aADBEEBAbDdABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  DC BcC CB        dE E           DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    C    a           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K E 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,345 260,550 64 145 145 324 5365

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 34 27 27,25 23 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aaB eBBacBDB ddbCbaDCe DE aD bCbcCDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ceaDcBACCdd aCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  e     C   a C B       c a              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BERKE SEYRAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,070 260,550 22 60 60 177 1441

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 67 29 59,75 50 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe baBdABBacBDdEBdACbBDCBDDEAeDbECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECeDBDEBAeCeABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBce BACB   C   CB B C D E b            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eCdcBDeAEdeCaecAdcBb

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 0 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAVİŞSU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,585 260,550 61 137 137 315 5057

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,87 12,77 10,17

Toplam: 120 34 16 30,00 25 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe a DeeDe B c acce  CbBDE DCAADbbECACaECDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  bDdEEBA D AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT PERÇİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,148 260,550 12 35 35 84 596

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 77 19 72,25 60 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BADCBDABca Ea ACBDCABDEBDeAADEAECACDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ADBEEBACD AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BdBB A CABdCBCBCAeBECdD E       E DdACDd

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen e   a c B CBadAd d d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,938 260,550 23 65 65 188 1610

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 62 16 58,00 48 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBbbBBEcBDaEB AdbBDCBDDEbCDAECEAdDECDdb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAaCBABDCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik DBEB BAC   D C  C  d C D E E            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  b       B  B     e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE ÇETİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,235 260,550 4 9 9 23 214

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 90 28 83,00 69 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DbBAbBBccBDBEBEACbBbCcDeEAeDAECEACDECDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACCBABDCAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABdbBDADCCABCBcBECBDBECEED C EADdACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bCdcBbcAbBDaBeddabeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KUVAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,495 260,550 53 125 125 300 4344

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 41 20 36,00 30 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe bCa e    Bc  B  CbcDCBDDEbCbAECE dDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EC bB     e AB CA Ab

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik EB B BcC  cDC cB B  Ea   E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  ea      BeC        

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL SAHRA AKIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,620 260,550 19 50 50 140 1083

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 70 24 64,00 53 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DdBAABd bBDBbBaACbBbCBDDEAeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ADBDdBA CeABDCAB* 

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik CadB BAbB ADC ABCBa EC D ECEED          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen baa  bDdcBeC DB b d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 2 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA BALCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,430 260,550 5 11 11 27 237

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 88 23 82,25 69 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BbDaBDABBEDEaaACBDCbBDEBDCAAbEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDBEEBAeDdABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBCDADCABACBCB AB ECdD EBE DCEa  DB bD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDbCDeBcBea edddDBbE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ŞEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,063 260,550 15 43 43 123 915

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 73 27 66,25 55 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DaB AcBd BDBdBdAdbBaCBaDEbeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EeADaD  AdC ABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BACB ecCCABCBEBE  D ECE D   E D ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bCdcaD   BDaBe dbbeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AKKAVAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,008 260,550 46 113 113 286 3652

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 44 11 41,25 34 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BcDeBDbeaEDEBEACBDbdBeEBaC AD    ACD    

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal      EBACD          

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBDD D  BbC CBCA  ECdD E E             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 8 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,173 260,550 41 102 102 271 3231

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 48 14 44,50 37 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe B D BDbed c ddACBDCbBDEBaeAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDaEEBAeD AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   c  BdC C                          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,080 260,550 39 100 100 269 3145

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 48 12 45,00 38 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe B e BDdBB D  dAeBDCbdDEcD AADE  CbCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CdDcEcBA D AB  A A  

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D   ABAC CBa          E D           

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BALLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,878 260,550 38 99 99 267 3116

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 48 10 45,50 38 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe D     B  BDB BEACbBD BDDEAaDAECbACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDbBAdC ABDCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik   E        c  A                         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen e        B     c  c 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ FIND IK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,488 260,550 33 86 86 251 2815

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 52 17 47,75 40 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe a DeBD BB c BEACBDCbeDE DCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  eDaEEBA e ABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   B   c  B     dA   d D E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen        bB b e Ae  ba

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ILGIN ÖZCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,255 260,550 57 129 129 305 4549

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 41 26 34,50 29 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe baaAeBBcDBDBaBcAedBDCBDeEAdDAECEcCDECDbc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EabeBDdBAeCBdBbCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik B                                       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen    c  e  B       cdb

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİANUR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,218 260,550 32 84 84 248 2725

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 52 15 48,25 40 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BbDeBDABBacEBdACBDCcB EBDCbADEeEC dDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEEB eD AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB      eC C       dD E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         e a         

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN ÇAPAKLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,555 260,550 68 154 154 336 6353

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 20 20 15,00 13 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe a DbBac B D  cA B Cee  c d   b  C       

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDBE      Ad aAdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik       DC c  a      c                    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  e e           d    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 1 4 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA GÜNDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,673 260,550 58 130 130 306 4580

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,87 12,77 10,17

Toplam: 120 38 15 34,25 29 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BADaeDd B a  dACdDCABcEcceAADEAECACDEC e

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal   bBEcBACD ABcCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÜÇÜKOĞLÜ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,288 260,550 43 107 107 280 3511

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 51 35 42,25 35 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe aceaBDceBac BcACBbCbaDEcDCAADEbdCbCDECcC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal C DBEaBA D A aCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BaBED b  BAC C  A  aCED E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dc ab  cBeaBe ddcdC 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK PAKER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,278 260,550 51 123 123 298 4226

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 41 16 37,00 31 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe a D aDA B    dAeBDCABDEBceeADEbECcCeECcC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEEBAdD Ac CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B e c D    C                            

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELENAY SENEM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,370 260,550 66 151 151 333 6180

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,87 12,77 10,17

Toplam: 120 23 21 17,75 15 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe beB  Bd ccD  dbcaeBDaBa beaDAECb CeECD b

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E  D Dc A   A  CecAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENA AKSOY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,230 260,550 36 95 95 263 3013

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 52 24 46,00 38 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe a DaBDeeB b aaACBDCbBDEBDbbAb bECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbDBEdBACDBAB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  cC BdC CB       e   a    a   a    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    b    B  B  de  a 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP ASLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,403 260,550 42 103 103 275 3375

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 48 18 43,50 36 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe abDaBDeBBbb caACBDCeBDEBDeAADEdbCACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal dADBEEBAaDeABbCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik              CBC      D E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         e           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SÖNMEZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,208 260,550 24 69 69 199 1763

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 61 18 56,50 47 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DaadAeBccBcBEBEdCbBDCBbDEACDAECEACDdCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBbEBAdC ABcCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik DBEBAB C   DbCA       BD  eE      AD Ab 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          e          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR SATILMIŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,985 260,550 60 132 132 310 4917

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 38 26 31,50 26 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BeaeBDbBBab adAeBDCbBeEBDeAAbEAdCcCaECbd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal dADBEaBACDeABcaABcCC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik a B                   D a               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR * DEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,920 260,550 44 108 108 281 3522

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 49 27 42,25 35 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DeadAeBdcBDBdBcACbBDCBDcEbCDAECEbeDECDeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal dCADaDEaAC     CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB e B C  b                             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen dCaaaD AEBDaBDcd    

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,098 260,550 40 101 101 270 3192

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 49 16 45,00 38 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DaB ABBcDBDBEBEACbBaCBDDEbCDAdCEbCDECD A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bD acaA C Ae CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BdaB   a c CB                      

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,813 260,550 37 97 97 265 3073

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 54 33 45,75 38 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BADbBceBBabEBdACBDCbBeEBDCAADEddCACDECcC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDBEbBA D AB CABAab

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEe   D  B d  e c   Cde ba     B  D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen ec eb  bBDdBD ce db 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 6 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALBAYRAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,488 260,550 54 126 126 301 4345

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 42 23 36,25 30 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe baBdABBa BaeEBcbebBDCabDEACDAECcACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECAaBD BAaCeABDCAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    e dd                                 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          e        ea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,093 260,550 10 32 32 76 538

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 77 14 73,50 61 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe BADCBDABBceEB ACBDC BDEcb AADEbECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEEBACD A   ABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADC BACBCB cdBECEa E EEcC    D A DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen       aEB dBe  e  C 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 3 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN NUR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,205 260,550 20 53 53 147 1126

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 68 18 63,50 53 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe bbBceBBccBDBEdEACbBDCBDDEbCDAEbEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EC DBDEBACC AB CAabC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABACBDAaCCcBCB B  B c   E    EAD    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen   e      B       c a

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SULTAN SELİM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,535 260,550 50 122 122 297 4212

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 8 12,00 30 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 42 21 36,75 31 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe B DdBDA Bc   EAbdbabB EB  e   A   CD    

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEccACD     eaAdC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADecBAC CBCcB                      

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen eDACce cB e         

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 5 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 1 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YALÇIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,665 260,550 14 41 41 114 856

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 70 10 67,50 56 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DeBAABBEcBDBcBaACbBDCBDDEbCDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECeDBDaBA CBAB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik CBEBABACBD DC cBCBd  C D E E            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR SOYDAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,918 260,550 52 124 124 299 4281

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 12,69 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,78 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,16 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,84 2,77 1,48

Toplam: 120 42 24 36,00 30 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe B DeBacBB b dcAadDbbe    C A            

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CAbBEcBAdD A  CeBACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbB D DaABcCBCaCAB cCd  E E  C    D   D 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    e    Be     e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 2 2 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 3 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YURTSEVEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,508 260,550 45 110 110 283 3553

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 69 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,87 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,22 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,47 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 12,69 14,43 9,94

Toplam: 120 47 19 42,25 35 50,41 53,11 40,61

TYT Türkçe DeBdABBcbBDeaBaACdBDCBaDEdeDAECEACcECDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbADBDaBAeCdABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik   dB  AC      c                         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KADEM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,110 260,550 2 3 3 5 76

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,69 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,69 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,75 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 16,56 12,77 10,17

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 24,38 12,55 8,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 29,00 14,43 9,94

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,88 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,88 2,77 1,48

Toplam: 120 96 17 91,75 76 85,12 53,11 40,61

TYT Türkçe BADeBDbBBacccEACBDCbBDEcDCAADEbECACDECDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDeABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBE ADCABACBCB A BECdD EBEEDCc E D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDbCDDBEBDCBDdAdDdCE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DAĞLI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,668 260,550 4 24 24 61 447

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,69 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,69 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,75 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 16,56 12,77 10,17

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 24,38 12,55 8,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 29,00 14,43 9,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,62 0,78 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,88 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 11,88 2,77 1,48

Toplam: 120 80 17 75,75 63 85,12 53,11 40,61

TYT Türkçe BADbBDdeBd  B ACdDCdBDEBaCAADEAECcCDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEdBAeDcABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbBEDADCABACBCB AB ECED EBE  C  E DBAC  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen     D  EBeaBD dB   E

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOFAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,475 260,550 1 1 1 3 71

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,69 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,69 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,75 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,56 12,77 10,17

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 24,38 12,55 8,82

Geometri 10 5 5 3,75 38 4,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 29,00 14,43 9,94

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 0,78 0,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,88 1,48 0,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,88 2,77 1,48

Toplam: 120 98 22 92,50 77 85,12 53,11 40,61

TYT Türkçe DaaccBdEDBDBdBaACbBDCaDDEAbDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaADBDEBACCeABDCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACBDADCCABCBdBECBDaECEEDceecADcACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen dCCDBDDAEBDCBDBACEeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYNUR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,560 260,550 3 14 14 33 286

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,69 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,69 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,75 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,56 12,77 10,17

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 24,38 12,55 8,82

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 28 10 25,50 64 29,00 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,62 0,78 0,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,88 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 11,88 2,77 1,48

Toplam: 120 88 30 80,50 67 85,12 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBAcBBaDBDBEBaACbBbCBDeEACDAECEACDcCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDdBAdCBABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACe ADaCABCBdBECaDaECbEDcdecAD ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AbCDcbeddBeCBDBACEec

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE HAYATSEVER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,158 260,550 1 26 26 64 472

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 1 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,25 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 12,77 10,17

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 21,25 12,55 8,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 7,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 28,25 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 0,78 0,46

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -1,25 0,52 0,21

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 2,00 2,77 1,48

Toplam: 120 82 26 75,50 63 75,50 53,11 40,61

TYT Türkçe acDaeDABdED BbACBDCbBDEBDCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEEBACDdABaCAdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik eEBB ADC BdCBCB ABBECdD EBE DC  E DBACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dDAaDaabBee  Addad d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 1 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEZUN 0  MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,218 260,550 1 146 146 325 5503

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 1 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 11,75 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,75 12,77 10,17

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,75 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 1,75 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 2,77 1,48

Toplam: 120 33 29 25,75 21 25,75 53,11 40,61

TYT Türkçe bdadbca aBDa BdAabaDCaDDbAabAbCaACDECDbb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADaDcBA CeABcCAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik       d                   C             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen                 b d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA ALBAYRAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,345 260,550 23 91 91 256 2865

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 51 15 47,25 39 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BAcdeDbBa D BaACBDCeaDEBDCAAD AECACDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEc Adb AB CedACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  D  BdC   C      D E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d       B           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AGA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,533 260,550 1 10 10 26 230

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 87 19 82,25 69 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DaB cBB  BD EB ACABDCBDeEbCeAbCEACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaADBDEeAeCaAB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BACBDAcCCABCBdBEC D ECEEDE   AD ACe

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ACCDebDAEBDaBeBACEeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI BÖLÜKBAŞI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,140 260,550 9 28 28 69 493

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 79 16 75,00 63 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BADCBDABBEbEBEACBDCbBDEBDCbADEAEC CDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBbaa ABaCAa CC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D DC BdCBCBCA  ECED EBE DC    D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen C       B ace de  Cb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 0 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇİMEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,635 260,550 18 61 61 178 1484

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 65 24 59,00 49 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe B DaBDbeBcD  dACdDCbBDE DC   cbbCACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal ebDBEEBAeD AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  DCABACBCB ABBbadD E EE C        DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen bDd cb dB     AeaaCE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 3 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,880 260,550 22 78 78 234 2276

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 56 17 51,75 43 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe baBcAeBE BDBEdEACbBDCcaDEbeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E cDBDdBA CdABaCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBcB BAC    C   CB    BD d    E    D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,615 260,550 21 68 68 197 1746

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 62 22 56,50 47 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe eaa AeBb BDBEBEACbBbeBD Eb DAECEACDECDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ADBD aA C AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  e B BdCB  DCCA CBdB C DBE E       D A D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eae  b   B eca  C cD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN UZUNYOL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,838 260,550 2 12 12 28 240

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 88 24 82,00 68 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BADaBcABBacEBEACBDCbBeEBbCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CdDBEEcAaDeABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADCABACBCBCABdECdD EBEEDCE   D A cA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CcdCDe dBeCBDAdeDdbc

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN METE DİŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,278 260,550 13 40 40 104 786

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 76 31 68,25 57 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BcDaBDABBaaaBbACBDCbBDEBDCbAbEAECeCDdCba

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEaBACD ABaCAaACb

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBEbA CABACBCBCA    c   B EeC BECD AC A

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CcAaccBbBeaceAAeDBeE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLANUR MACİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,490 260,550 6 22 22 52 376

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 84 25 77,75 65 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBAAeBEcBDcEBEACbBDbBDDEAeDAECaACDECcdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E cDBDEBACCcABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABdC  ADCCc CBdB CBD EC ED C  ADBACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eadDBbDAEBDCcedA bcc

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TOYRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,233 260,550 14 42 42 122 912

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 73 26 66,50 55 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBAAcBbDBDaEBEACceaCBDDEAeDAbCEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbeDBbEBAdC ABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BAbBD  CCABCBEB CBa E EE          D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen b  DBc AbBeeae AddeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM YÜNEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,653 260,550 15 47 47 133 1016

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 73 32 65,00 54 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BAbaBcABaEDEBEACBbCbBDEBDabADEeECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEaBAabeABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BcBBDcDCABdCBCBaAB  C a EabEDC       CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  a dcea BeCBe ceDBab

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İKRA SOYÇELİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,885 260,550 3 13 13 30 266

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 87 23 81,25 68 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BADCBDABBaDEBEACBabbaeEBDCAADEAECbCDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDBEEBAdDBAB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik eEBBDc CABACBCaCcBBECda EBEEDCE   DB  DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CcACbD bBeCBeAAeDdCE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 4 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SİNİCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,663 260,550 7 23 23 54 394

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 84 26 77,50 65 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBAAeBccBDBcdEACbBDCBDDEAaDAECEACDdCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal   A   c ACCBABaCAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBcBAbBDADCCABCBdBECBaB C   dCBEADBACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AaCDcDcAcBDeBDdAebeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 3 69
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL GÜLŞEN GÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,163 260,550 17 54 54 148 1127

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 21,13 14,43 9,94

Toplam: 120 67 14 63,50 53 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe B DCBDeBdcDEBEACBDCbBeEcbaAADEdECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBcEBACD AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB b  CABAd CBC B E ED EBaE    E DB    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA PALA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,068 260,550 11 36 36 91 668

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 75 17 70,75 59 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe bCB ABBEDBDBEBEACbBDCBDDEbbDAbCE CD  DCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBbEBA C AB CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABA B A C A CBdBEC             D ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AC DaDcAbBDC cdcbdeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSİMSİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,790 260,550 24 133 133 311 4923

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 21,13 14,43 9,94

Toplam: 120 37 22 31,50 26 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BbDCBDd Bab cdeecbCbBcEBDbAbDEAdCACDECcC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal ebDBEb A D ABaCeaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik                  B  C        C          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN VARDAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,615 260,550 20 66 66 190 1644

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 62 17 57,75 48 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe cADaBDABBac BEACBDCbBDEcDedADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEdBACDBAB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D D  BAC C  c   C c E      a  Dc  Dc

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    e  a             

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GENÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,828 260,550 25 139 139 317 5089

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 1 14 -2,50 -13 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 41 45 29,75 25 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BdbedcbaB D  cACBaCbBcEBeaebDEAbC CDECDe

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bee EceA D     ABACb

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  bD  BcbBCB c  E dD b b    aE  B C  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen e bdceebBea   dde ec

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 4 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GÖÇMEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,360 260,550 12 39 39 102 766

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 75 25 68,75 57 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe BAbaBaABBEacBEACBDCbaDEBDeAADEbECACDaCDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEaBAeDeABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB ADCABdCBCB A    dD E  E  E   D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen eb bbeaEBeCBDAdBDBCc

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROBİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,005 260,550 19 62 62 180 1500

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 65 24 59,00 49 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBbeBBbDBDa B ACbBDCBDeEbCDAECEdCDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E AbB E   CeAe CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik EBEBABACBD DCC BCBd EC D E E            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  eeD ec cBDa eBAacdD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,278 260,550 4 19 19 42 334

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 85 23 79,25 66 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe acDCBDABBEDEBEACBDbbBDEBDCAADEbECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEdBAeD ABaCAeACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABACBCBCca    e EeEE  ceE DBACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    aDcaEBDaBeAeBDBCb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 3 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BÜYÜKBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,950 260,550 16 48 48 135 1050

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 69 18 64,50 54 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe acDbBDABBEcEBEACBbCbBDEBDeAADEAECACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aADBEcBAec AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBcc  ABdCBCB ABBE cD E E D     DB  DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B  B d     b

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YÜKSEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,008 260,550 8 27 27 67 486

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 80 20 75,00 63 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBAABaa BDBcBEACbBDbBDDEAeDAECE CDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E  DBDaBA C ABDCAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik Be B BACBDADaCAaCadBEaBD EC E E  EAD ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bCeD bD EBDe eB   BD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 4 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA DUMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,770 260,550 5 21 21 51 373

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 84 25 77,75 65 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DCa eBBacBDaEB ACbBDCBaDEAeDAECEACDdCeCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EeADBDEBAeC ABDCbaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABACBDADCCABCadBECBD ECbED    ADBACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen Ad ceaDAbBDC a ACEdc

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN TEZEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,108 260,550 10 30 30 72 502

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 25 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,96 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 3,01 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,92 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,46 12,55 8,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,67 1,88 1,12

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 21,13 14,43 9,94

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,00 0,78 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 1,48 0,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,42 0,52 0,21

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 4,66 2,77 1,48

Toplam: 120 79 19 74,25 62 65,67 53,11 40,61

TYT Türkçe DCB bBBdcBDBEBcACbaDCBDDEbeDAECEACDECDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EacDBDcBACC ABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB BA a  DC ABCBE  CeD EC E     AD   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen   CD DDAEBeCBeBACbcD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ALACA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,305 260,550 3 58 58 167 1318

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,44 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,56 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,38 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,88 12,77 10,17

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 17,44 12,55 8,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 21,06 14,43 9,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,12 0,78 0,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,44 1,48 0,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,94 2,77 1,48

Toplam: 120 66 19 61,25 51 66,31 53,11 40,61

TYT Türkçe aADeBDABBccEBEACBDCbBDEBaCAADEbECACDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  cDBEE A   AB CAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BdBB ADC BdC CB Ac  CdD E     E         

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen       BbBD BDAdeD ab

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 2 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLALAKÇÖLTEKİN 509 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,788 260,550 2 44 44 125 949

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,44 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,56 3,01 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,38 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,06 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,88 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 17,44 12,55 8,82

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 21,06 14,43 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,12 0,78 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,44 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 5,94 2,77 1,48

Toplam: 120 75 37 65,75 55 66,31 53,11 40,61

TYT Türkçe DaBAdBBccBDBEBaACbBDCBaecAbDbECEbCDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECeeBDEBdaCdABbCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BeEBABdCB cDCdA CBdB  BD EeEEcE  EADdACe

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen dCaaaD AEBDaBDeAbdcD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AKBABA 931 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,905 260,550 4 73 73 210 1865

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,44 23,14 19,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,56 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,38 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,88 12,77 10,17

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,44 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 21,06 14,43 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,12 0,78 0,46

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,44 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 5,94 2,77 1,48

Toplam: 120 63 31 55,25 46 66,31 53,11 40,61

TYT Türkçe a DCBaeBBcc cdACBDCbBDEdDbAADEbECcCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eeDBE BA D AB CABACa

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB AcaABACBCB AB ECd  EBb   E   D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen acACDeacBea cecc  b 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TAŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,260 260,550 1 8 8 22 213

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 4 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,44 23,14 19,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,56 3,01 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,38 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,06 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,88 12,77 10,17

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,44 12,55 8,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,62 1,88 1,12

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 21,06 14,43 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,12 0,78 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,44 1,48 0,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,38 0,52 0,21

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,94 2,77 1,48

Toplam: 120 88 20 83,00 69 66,31 53,11 40,61

TYT Türkçe a DaBDdBdEDEBdACBDCbBDEBaCAADEAECACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEEBA bBABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB A CABACBCBCcBBbCED EBEE C    DBACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen eDACbDBbBeCBD A adCc

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,563 260,550 1 5 5 8 95

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 1 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,75 23,14 19,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,01 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 17,50 12,77 10,17

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 27,75 12,55 8,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,50 1,88 1,12

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 31,25 14,43 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 0,78 0,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 1,48 0,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 0,52 0,21

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 12,50 2,77 1,48

Toplam: 120 95 20 90,00 75 90,00 53,11 40,61

TYT Türkçe aAbeBabBBEDcBdACBDCbBDEBbCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEdBACDeABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABACBCBCABBECdDBEBEE Ccd  DBA  A

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDdCbcBEBDCBDAAeDdCb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BRK 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,535 260,550 1 79 79 235 2325

Puanı Hesaplanan: 157 157 340 7329

Katılımlar: 1 157 157 340 7419

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 15,00 23,14 19,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 3,17 2,47

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 3,01 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,63 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,96 3,24

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,25 12,77 10,17

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 17,00 12,55 8,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 1,88 1,12

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 19,00 14,43 9,94

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,75 0,78 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,50 1,48 0,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,75 0,52 0,21

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,50 2,77 1,48

Toplam: 120 57 25 50,75 42 50,75 53,11 40,61

TYT Türkçe a baB cBB c BdACBbCbBDEabCAAbEebebCDEbD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bceBE BA D AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB A C BAC CB  B  CED E E          CD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  aACD BdBD  eA e c a

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 0 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
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