
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

4 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

5 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

6 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

7 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

8 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

9 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

10 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

11 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

12 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

13 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

14 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

15 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

16 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

17 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

18 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

20 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

21 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

22 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

23 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

24 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

25 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

26 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

27 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

28 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

29 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

30 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

31 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

32 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

33 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

34 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

35 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

36 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

37 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

38 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

39 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

40 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

41 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

42 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

43 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

44 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

45 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

46 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

47 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

48 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

49 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

50 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

51 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

52 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

53 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

54 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

55 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

56 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

57 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

58 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

59 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

60 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

61 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

62 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

63 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

64 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

65 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

66 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

67 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

68 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

69 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

70 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

71 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

72 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

73 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

74 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

75 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

76 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

77 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

78 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

79 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

80 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

81 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

82 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

83 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

84 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

85 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

86 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

87 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

88 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

89 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

90 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

91 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

92 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

93 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

94 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

95 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

96 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

97 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

98 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

99 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

100 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

101 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

102 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

103 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

104 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

105 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

106 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

107 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

108 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

109 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

110 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

111 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

112 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

113 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

114 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

115 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

116 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

117 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

118 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

119 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

120 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

121 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

122 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

123 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

124 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

125 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

126 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

127 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

128 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

129 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

130 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

131 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

132 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

133 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

134 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

135 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

136 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

137 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

138 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

139 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

140 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

141 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

142 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

143 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

144 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

145 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

146 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

147 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

148 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

149 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

150 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

151 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

152 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

153 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

154 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

155 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

156 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

157 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

158 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

159 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

160 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

161 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

162 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

163 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

164 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

165 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

166 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

167 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

168 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

169 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

170 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

171 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

172 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

173 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

174 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

175 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

176 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

177 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

178 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

179 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

180 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

181 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

182 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

183 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

184 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

185 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

186 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

187 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

188 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

189 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

190 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

191 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

192 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

193 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

194 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

195 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

196 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

197 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

198 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

199 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

200 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

201 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

202 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

203 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

204 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

205 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

206 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

4 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

5 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

6 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

7 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

8 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

9 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

10 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

11 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

12 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

13 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

14 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

15 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

16 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

17 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

18 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

20 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

21 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

22 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

23 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

24 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

25 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

26 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

27 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

28 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

29 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

30 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

31 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

32 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

33 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

34 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

35 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

36 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

37 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

38 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

39 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

40 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

41 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

42 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

43 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

44 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

45 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

46 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

47 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

48 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

                                                1 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

49 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

50 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

51 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

52 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

53 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

54 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

55 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

56 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

57 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

58 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

59 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

60 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

61 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

62 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

63 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

64 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

65 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

66 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

67 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

68 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

69 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

70 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

71 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

72 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

73 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

74 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

75 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

76 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

77 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

78 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

79 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

80 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

81 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

82 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

83 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

84 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

85 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

86 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

87 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

88 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

89 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

90 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

91 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

92 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

93 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

94 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

95 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

96 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

97 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

98 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

99 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

100 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

101 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

102 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

103 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

104 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

105 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

106 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

107 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

108 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

109 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

110 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

111 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

112 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

113 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

114 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

115 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

116 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

117 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

118 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

119 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

120 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

121 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

122 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

123 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

124 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

125 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

126 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

127 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

128 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

129 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

130 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

131 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

132 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

133 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

134 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

135 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

136 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

137 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

138 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

139 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

140 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

141 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

142 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

143 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

144 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

145 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

146 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

147 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

148 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

149 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

150 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

151 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

152 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

153 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

154 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

155 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

156 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

157 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

158 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

159 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

160 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

161 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

162 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

163 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

164 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

165 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

166 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

167 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

168 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

169 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

170 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

171 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

172 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

173 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

174 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

175 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

176 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

177 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

178 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

179 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

180 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

181 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

182 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

183 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

184 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

185 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

186 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

187 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

188 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

189 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

190 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

191 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

192 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

193 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

194 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

195 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

196 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

197 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

198 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

199 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

200 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

201 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

202 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

203 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

204 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

205 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

206 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

4 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

5 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

7 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

8 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

9 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

10 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

11 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

12 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

13 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

14 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

15 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

16 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

17 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

18 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

19 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

20 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

21 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

22 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

23 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

24 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

25 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

26 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

27 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

28 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

29 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

30 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

31 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

32 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

33 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

34 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

35 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

36 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

37 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

38 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

39 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

40 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

41 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

42 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

43 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

44 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

45 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

46 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

47 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

49 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

50 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

51 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

52 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

53 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

54 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

55 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

56 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

57 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

58 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

59 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

60 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

61 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

62 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

63 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

64 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

65 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

66 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

67 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

68 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

69 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

70 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

71 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

72 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

73 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

74 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

75 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

76 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

77 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

78 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

79 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

80 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

81 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

82 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

83 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

84 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

85 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

86 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

87 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

88 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

89 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

90 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

2 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

2 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

3 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

4 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

5 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

6 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

7 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

8 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

9 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

10 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

11 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

12 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

13 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

14 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

15 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

16 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

17 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

18 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

19 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

20 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

21 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

22 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

23 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

24 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

25 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

26 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

27 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

28 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

29 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

30 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

31 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

32 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

33 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

34 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

35 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

36 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

37 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

38 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

39 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

40 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

41 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

42 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

43 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

44 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

45 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

46 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

47 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762



-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

49 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

50 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

51 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

52 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

53 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

54 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

55 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

56 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

57 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

58 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

59 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

60 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

61 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

62 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

63 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

64 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

65 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

66 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

67 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

68 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

3 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

4 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

5 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

6 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151
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-MZ SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MZ

KATILIMLAR

1 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

2 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

2 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

4 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

5 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

6 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

7 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

8 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

10 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

11 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

12 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

13 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

14 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

15 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

16 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

17 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

18 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

19 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

20 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

21 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

22 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

23 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

24 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

25 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

26 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

27 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

28 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

2 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

3 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

4 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

5 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

6 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

2 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568
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12T SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12T

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

2 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

4 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

5 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

6 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

7 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

8 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

9 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

10 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

11 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

12 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

13 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

14 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

15 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

16 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

17 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

18 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

20 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

21 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

22 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

23 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

24 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

25 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

26 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

27 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

28 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

29 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

30 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

31 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

32 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

33 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

34 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

35 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

36 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

37 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

38 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

39 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

40 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

41 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

42 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

43 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

44 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

45 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

46 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

47 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

48 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

49 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

50 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

51 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

52 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

53 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

54 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

55 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

56 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

57 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

58 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

59 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

60 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

61 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

62 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

63 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

64 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

65 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

66 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

67 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

68 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

69 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

70 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

71 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

72 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

73 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

74 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

75 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

76 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

77 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

78 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

79 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

80 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

81 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

82 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

83 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

84 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

85 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

86 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

87 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

88 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

89 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

90 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

91 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

92 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

93 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

94 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

95 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

96 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

97 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

98 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

99 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

100 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

101 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

102 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

103 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

104 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

105 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

106 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

107 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

108 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

109 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

110 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

111 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

112 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

113 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

114 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

115 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

116 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

117 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

118 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

119 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

120 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

121 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

122 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

123 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

124 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

125 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

126 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

127 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

128 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

129 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

130 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

131 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

132 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

133 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

134 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

135 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

136 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

137 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

138 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

139 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

140 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

141 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

142 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

143 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

144 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

145 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

146 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

147 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

148 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

149 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

150 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

151 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

152 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

153 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

154 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

155 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

156 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

157 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

158 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

159 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

160 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

161 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

162 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

163 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

164 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

165 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

166 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

167 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

168 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

169 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

170 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

171 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

172 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

173 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

174 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

175 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

176 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

177 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

178 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

179 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

180 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

181 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

182 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

183 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

184 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

185 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

186 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

187 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

188 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

189 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

190 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

191 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

192 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

193 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

194 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

195 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

196 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

197 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

198 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

199 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

200 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

201 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

202 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

203 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

204 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

205 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

206 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

4 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

5 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

7 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

8 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

9 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

10 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

11 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

12 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

13 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

14 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

15 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

16 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

17 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

18 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

19 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

20 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

21 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

22 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

23 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

24 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

25 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

26 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

27 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

28 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

29 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

30 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

31 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

32 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

33 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

34 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

35 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

36 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

37 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

38 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

39 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

40 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

41 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

42 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

43 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

44 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

45 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

46 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

47 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

49 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

50 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

51 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

52 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

53 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

54 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

55 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

56 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

57 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

58 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

59 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

60 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

61 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

62 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

63 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

64 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

65 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

66 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

67 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

68 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

69 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

70 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

71 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

72 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

73 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

74 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

75 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

76 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

77 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

78 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

79 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

80 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

81 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

82 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

83 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

84 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

85 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

86 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

87 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

88 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

89 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

90 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

2 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

2 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

3 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

4 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

5 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

6 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

7 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

8 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

9 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

10 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

11 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

12 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

13 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

14 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

15 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

16 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

17 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

18 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

19 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

20 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

21 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

22 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

23 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

24 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

25 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

26 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

27 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

28 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

29 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

30 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

31 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

32 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

33 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

34 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

35 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

36 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

37 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

38 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

39 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

40 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

41 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

42 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

43 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

44 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

45 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

46 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

47 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762



-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

49 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

50 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

51 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

52 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

53 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

54 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

55 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

56 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

57 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

58 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

59 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

60 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

61 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

62 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

63 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

64 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

65 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

66 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

67 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

68 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

3 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

4 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

5 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

6 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151
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-MZ SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MZ

KATILIMLAR

1 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

2 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

2 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

4 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

5 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

6 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

7 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

8 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

10 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

11 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

12 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

13 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

14 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

15 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

16 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

17 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

18 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

19 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

20 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

21 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

22 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

23 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

24 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

25 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

26 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

27 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

28 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

2 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

3 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

4 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

5 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

6 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

2 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568
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12T SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12T

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

2 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

4 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

5 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

7 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

8 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

9 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

10 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

11 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

12 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

13 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

14 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

15 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

16 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

17 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

18 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

19 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

20 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

21 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

22 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

23 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

24 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

25 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

26 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

27 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

28 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

29 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

30 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

31 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

32 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

33 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

34 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

35 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

36 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

37 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

38 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

39 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

40 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

41 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

42 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

43 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

44 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

45 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

46 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

47 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

49 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

50 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

51 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

52 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

53 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

54 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

55 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

56 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

57 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

58 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

59 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

60 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

61 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

62 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

63 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

64 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

65 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

66 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

67 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

68 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

69 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

70 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

71 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

72 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

73 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

74 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

75 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

76 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

77 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

78 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

79 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

80 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

81 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

82 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

83 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

84 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

85 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

86 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

87 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

88 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

89 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

90 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

2 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

2 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

3 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

4 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

5 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

6 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

7 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

8 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

9 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

10 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

11 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

12 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

13 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

14 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

15 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

16 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

17 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

18 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

19 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

20 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

21 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

22 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

23 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

24 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

25 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

26 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

27 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

28 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

29 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

30 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

31 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

32 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

33 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

34 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

35 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

36 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

37 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

38 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

39 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

40 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

41 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

42 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

43 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

44 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

45 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

46 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

47 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762



-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

49 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

50 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

51 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

52 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

53 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

54 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

55 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

56 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

57 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

58 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

59 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

60 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

61 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

62 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

63 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

64 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

65 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

66 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

67 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

68 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

3 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

4 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

5 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

6 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151
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-MZ SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MZ

KATILIMLAR

1 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

2 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

2 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

4 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

5 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

6 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

7 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

8 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

10 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

11 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

12 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

13 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

14 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

15 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

16 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

17 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

18 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

19 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

20 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

21 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

22 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

23 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

24 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

25 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

26 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

27 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

28 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

2 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

3 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

4 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

5 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

6 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

2 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568
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12T SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12T

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

2 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(206)

23,16 2,92 1,48 2,03 2,83 11,95 2,11 2,84 2,20 51,52 268,930

İlçe
(206)

23,16 (1) 2,92 (1) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (1) 2,84 (1) 2,20 (1) 51,52 (1) 268,930
İl

(206)
23,16 (1) 2,92 (1) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (1) 2,84 (1) 2,20 (1) 51,52 (1) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (9) 2,88 (11) 1,27 (7) 1,94 (12) 2,64 (12) 10,37 (7) 1,81 (6) 2,30 (6) 1,62 (6) 46,27 (7) 250,660
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(90)
22,81 2,78 1,53 1,81 2,88 11,92 2,24 2,66 2,46 51,09 267,450

  A
(2)

28,75 3,75 1,25 2,50 3,75 29,00 4,50 5,75 4,75 84,00 380,240
-M
(68)

21,15 2,84 1,07 2,12 2,60 6,61 1,07 1,75 0,93 40,14 230,400
-MA

(6)
29,33 4,17 4,67 3,75 3,33 26,00 3,25 6,00 4,00 84,50 380,630

-MZ
(2)

25,50 0,50 0,50 0,50 2,75 16,75 5,75 4,75 0,25 57,25 288,870
12
(28)

27,98 3,11 1,62 2,21 3,23 18,98 3,66 4,93 4,04 69,76 329,650
12A

(6)
23,58 4,58 1,83 3,00 3,08 17,83 1,92 3,83 3,75 63,40 309,720

12D
(2)

20,00 3,75 2,00 0,50 0,25 14,50 -1,00 2,25 -0,50 41,75 240,930
12T

(2)
15,50 1,50 1,25 0,75 2,50 12,75 3,75 2,50 40,50 234,620

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Halk Eğitimi Merkezi okulunda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 33 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 7. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,79 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,39 0,61 39

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,36 0,54 79

[+] Ses Bilgisi 1 0,84 0,08 84

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,76 6

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,81 0,11 81

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,48 0,47 48

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,68 0,16 68

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,40 0,48 40

[-] Yapım Ekleri 1 0,27 0,25 27

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,11 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,31 0,61 31

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,94 0,06 94

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,84 0,14 84

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,31 0,60 77

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,47 2,17 68

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,44 0,47 72

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,73 0,98 36

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,72 0,23 72

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,08 1,40 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,86 0,06 86

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,56 0,32 56

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,77 0,17 77

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,15 83

[-] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,44 0,32 44

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,64 0,29 64

Coğrafya-1
[-] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,49 0,36 49

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,52 0,12 52

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,37 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,30 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,30 0,50 30

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,52 0,36 52

[+] Doğa Felsefesi 1 0,57 0,23 57

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,55 0,25 55

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,30 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,30 0,46 30

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,09 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,86 0,09 86

[-] DİN VE HAYAT 1 0,32 0,63 32

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,38 0,31 38

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,66 0,16 83

[-] Temel Kavramlar 4 1,77 0,77 44

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0,08 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,42 0,11 42

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,22 0,16 22

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,18 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,70 0,44 35

[-] Ondalık Sayılar 1 0,46 0,15 46

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,28 0,09 28

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,25 0,18 25

[-] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,50 0,08 50

[-] Üslü İfadeler 1 0,41 0,05 41

[-] Köklü İfadeler 1 0,34 0,05 34

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,07 0,03 7

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,27 0,06 27

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,07 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,07 0,06 7

[-] Yaş Problemleri 1 0,38 0,12 38

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,64 0,08 64

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,21 0,01 21

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,32 0,19 16

[-] Permütasyon 1 0,20 0,05 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,45 0,03 45

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,03 0,08 3

[-] Üçgende Açılar 1 0,44 0,05 44

[-] Üçgende Alan 1 0,19 0 19

[-] Çokgenler 1 0,29 0,03 29

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,05 12

[-] Yamuk 1 0,27 0 27

[-] Paralelkenar 1 0,35 0,01 35

[-] Dikdörtgen 1 0,36 0,03 36

[-] Deltoid 1 0,14 0,02 14

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,47 0,02 23

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,58 0,17 58

[-] Gaz Basıncı 1 0,26 0,33 26

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,29 0,23 29

[-] Kaldırma Kuvveti 1 0,45 0,13 45

[-] İvme 1 0,45 0,18 45

[-] Lambalı Devreler 1 0,10 0,31 10

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,34 0,08 34

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,70 0,11 70

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,54 0,07 54

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,38 0,20 38

[-] Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0,40 0,11 40

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,55 0,07 55

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,14 0,38 14

[-] Sıvılar 1 0,41 0,17 41

Biyoloji
[-] Soyağaçları 1 0,40 0,17 40

[-] Sitoplazma ve Organeller 1 0,43 0,14 43

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,41 0,17 41

[-] Mitoz Bölünme 1 0,45 0,15 45

[-] Proteinler 1 0,40 0,17 40

[-] Madde Döngüleri 1 0,37 0,18 37
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(206)

23,16 2,92 1,48 2,03 2,83 11,95 2,11 2,84 2,20 51,52 268,930

İlçe
(206)

23,16 (1) 2,92 (1) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (1) 2,84 (1) 2,20 (1) 51,52 (1) 268,930
İl

(206)
23,16 (1) 2,92 (1) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (1) 2,84 (1) 2,20 (1) 51,52 (1) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (9) 2,88 (11) 1,27 (7) 1,94 (12) 2,64 (12) 10,37 (7) 1,81 (6) 2,30 (6) 1,62 (6) 46,27 (7) 250,660
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(90)
22,81 2,78 1,53 1,81 2,88 11,92 2,24 2,66 2,46 51,09 267,450

  A
(2)

28,75 3,75 1,25 2,50 3,75 29,00 4,50 5,75 4,75 84,00 380,240
-M
(68)

21,15 2,84 1,07 2,12 2,60 6,61 1,07 1,75 0,93 40,14 230,400
-MA

(6)
29,33 4,17 4,67 3,75 3,33 26,00 3,25 6,00 4,00 84,50 380,630

-MZ
(2)

25,50 0,50 0,50 0,50 2,75 16,75 5,75 4,75 0,25 57,25 288,870
12
(28)

27,98 3,11 1,62 2,21 3,23 18,98 3,66 4,93 4,04 69,76 329,650
12A

(6)
23,58 4,58 1,83 3,00 3,08 17,83 1,92 3,83 3,75 63,40 309,720

12D
(2)

20,00 3,75 2,00 0,50 0,25 14,50 -1,00 2,25 -0,50 41,75 240,930
12T

(2)
15,50 1,50 1,25 0,75 2,50 12,75 3,75 2,50 40,50 234,620

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Halk Eğitimi Merkezi okulunda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 33 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 7. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
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21,44 (9) 2,88 (11) 1,27 (7) 1,94 (12) 2,64 (12) 10,37 (7) 1,81 (6) 2,30 (6) 1,62 (6) 46,27 (7) 250,660
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12T
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ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
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Genelde 1151 135 33 28 18
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Genelde sınava 33 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 7. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,79 69

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,36 0,54 79

[+] Ses Bilgisi 1 0,84 0,08 84

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,81 0,11 81

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,68 0,16 68

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,11 88

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,94 0,06 94

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,84 0,14 84

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,31 0,60 77

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,47 2,17 68

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,44 0,47 72

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,72 0,23 72

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,08 1,40 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,86 0,06 86

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,56 0,32 56

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,77 0,17 77

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,15 83

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,64 0,29 64

Coğrafya-1
[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,52 0,12 52

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,52 0,36 52

[+] Doğa Felsefesi 1 0,57 0,23 57

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,55 0,25 55

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,09 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,86 0,09 86

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,66 0,16 83

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,64 0,08 64

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,58 0,17 58

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,70 0,11 70

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,54 0,07 54

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,55 0,07 55
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(90)
22,81 2,78 1,53 1,81 2,88 11,92 2,24 2,66 2,46 51,09 267,450

  A
(2)

28,75 3,75 1,25 2,50 3,75 29,00 4,50 5,75 4,75 84,00 380,240
-M
(68)

21,15 2,84 1,07 2,12 2,60 6,61 1,07 1,75 0,93 40,14 230,400
-MA

(6)
29,33 4,17 4,67 3,75 3,33 26,00 3,25 6,00 4,00 84,50 380,630

-MZ
(2)

25,50 0,50 0,50 0,50 2,75 16,75 5,75 4,75 0,25 57,25 288,870
12
(28)

27,98 3,11 1,62 2,21 3,23 18,98 3,66 4,93 4,04 69,76 329,650
12A

(6)
23,58 4,58 1,83 3,00 3,08 17,83 1,92 3,83 3,75 63,40 309,720

12D
(2)

20,00 3,75 2,00 0,50 0,25 14,50 -1,00 2,25 -0,50 41,75 240,930
12T

(2)
15,50 1,50 1,25 0,75 2,50 12,75 3,75 2,50 40,50 234,620

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Halk Eğitimi Merkezi okulunda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 33 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 7. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,39 0,61 39

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,76 6

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,48 0,47 48

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,40 0,48 40

[-] Yapım Ekleri 1 0,27 0,25 27

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,31 0,61 31

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,73 0,98 36

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,44 0,32 44

Coğrafya-1
[-] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,49 0,36 49

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,37 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,30 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,30 0,50 30

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,30 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,30 0,46 30

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,32 0,63 32

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,38 0,31 38

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Temel Kavramlar 4 1,77 0,77 44

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0,08 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,42 0,11 42

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,22 0,16 22

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,18 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,70 0,44 35

[-] Ondalık Sayılar 1 0,46 0,15 46

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,28 0,09 28

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,25 0,18 25

[-] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,50 0,08 50

[-] Üslü İfadeler 1 0,41 0,05 41

[-] Köklü İfadeler 1 0,34 0,05 34

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,07 0,03 7

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,27 0,06 27

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,07 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,07 0,06 7

[-] Yaş Problemleri 1 0,38 0,12 38

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,21 0,01 21

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,32 0,19 16

[-] Permütasyon 1 0,20 0,05 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,45 0,03 45

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,03 0,08 3

[-] Üçgende Açılar 1 0,44 0,05 44

[-] Üçgende Alan 1 0,19 0 19

[-] Çokgenler 1 0,29 0,03 29

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,05 12

[-] Yamuk 1 0,27 0 27

[-] Paralelkenar 1 0,35 0,01 35

[-] Dikdörtgen 1 0,36 0,03 36

[-] Deltoid 1 0,14 0,02 14

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,47 0,02 23

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,26 0,33 26

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,29 0,23 29

[-] Kaldırma Kuvveti 1 0,45 0,13 45

[-] İvme 1 0,45 0,18 45

[-] Lambalı Devreler 1 0,10 0,31 10

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,34 0,08 34

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,38 0,20 38

[-] Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0,40 0,11 40

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,14 0,38 14

[-] Sıvılar 1 0,41 0,17 41

Biyoloji
[-] Soyağaçları 1 0,40 0,17 40

[-] Sitoplazma ve Organeller 1 0,43 0,14 43

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,41 0,17 41

[-] Mitoz Bölünme 1 0,45 0,15 45

[-] Proteinler 1 0,40 0,17 40

[-] Madde Döngüleri 1 0,37 0,18 37
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(90)
25,58 11,09 22,81 3,09 1,22 2,78 1,91 1,53 1,53 2,22 1,67 1,81 3,13 1,00 2,88 12,69 3,09 11,92 2,58 1,33 2,24 2,96 1,20 2,66 2,73 1,09 2,46 56,89 23,22 51,09 267,450

  A
(2)

31,00 9,00 28,75 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 3,00 2,00 2,50 4,00 1,00 3,75 30,00 4,00 29,00 5,00 2,00 4,50 6,00 1,00 5,75 5,00 1,00 4,75 90,00 24,00 84,00 380,240

-M
(68)

24,15 12,00 21,15 3,18 1,35 2,84 1,59 2,06 1,07 2,50 1,53 2,12 2,91 1,26 2,60 7,50 3,56 6,61 1,41 1,38 1,07 1,97 0,88 1,75 1,15 0,88 0,93 46,36 24,90 40,14 230,400

-MA
(6)

31,33 8,00 29,33 4,33 0,67 4,17 4,67 0,00 4,67 4,00 1,00 3,75 3,67 1,33 3,33 27,33 5,33 26,00 3,67 1,67 3,25 6,00 0,00 6,00 4,00 0,00 4,00 89,00 18,00 84,50 380,630

-MZ
(2)

27,00 6,00 25,50 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 3,00 1,00 2,75 18,00 5,00 16,75 6,00 1,00 5,75 5,00 1,00 4,75 1,00 3,00 0,25 63,00 23,00 57,25 288,870

12
(28)

30,21 8,93 27,98 3,43 1,29 3,11 1,93 1,21 1,62 2,64 1,71 2,21 3,57 1,36 3,23 19,86 3,50 18,98 4,00 1,36 3,66 5,21 1,14 4,93 4,29 1,00 4,04 75,14 21,50 69,76 329,650

12A
(6)

26,67 12,33 23,58 4,67 0,33 4,58 2,33 2,00 1,83 3,33 1,33 3,00 3,33 1,00 3,08 18,67 3,33 17,83 2,67 3,00 1,92 4,33 2,00 3,83 4,00 1,00 3,75 70,00 26,32 63,40 309,720

12D
(2)

24,00 16,00 20,00 4,00 1,00 3,75 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,50 1,00 3,00 0,25 16,00 6,00 14,50 0,00 4,00 -1,00 3,00 3,00 2,25 0,00 2,00 -0,50 51,00 37,00 41,75 240,930

12T
(2)

19,00 14,00 15,50 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 1,25 1,00 1,00 0,75 3,00 2,00 2,50 14,00 5,00 12,75 4,00 1,00 3,75 3,00 2,00 2,50 48,00 30,00 40,50 234,620

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Halk Eğitimi Merkezi okulunda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 33 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 7. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,79 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,39 0,61 39

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,36 0,54 79

[+] Ses Bilgisi 1 0,84 0,08 84

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,76 6

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,81 0,11 81

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,48 0,47 48

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,68 0,16 68

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,40 0,48 40

[-] Yapım Ekleri 1 0,27 0,25 27

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,11 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,31 0,61 31

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,94 0,06 94

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,84 0,14 84

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,31 0,60 77

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,47 2,17 68

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,44 0,47 72

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,73 0,98 36

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,72 0,23 72

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,08 1,40 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,86 0,06 86

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,56 0,32 56

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,77 0,17 77

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,15 83

[-] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,44 0,32 44

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,64 0,29 64

Coğrafya-1
[-] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,49 0,36 49

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,52 0,12 52

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,37 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,30 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,30 0,50 30

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,52 0,36 52

[+] Doğa Felsefesi 1 0,57 0,23 57

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,55 0,25 55

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,30 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,30 0,46 30

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,09 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,86 0,09 86

[-] DİN VE HAYAT 1 0,32 0,63 32

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,38 0,31 38

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,66 0,16 83

[-] Temel Kavramlar 4 1,77 0,77 44

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0,08 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,42 0,11 42

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,22 0,16 22

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,18 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,70 0,44 35

[-] Ondalık Sayılar 1 0,46 0,15 46

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,28 0,09 28

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,25 0,18 25

[-] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,50 0,08 50

[-] Üslü İfadeler 1 0,41 0,05 41

[-] Köklü İfadeler 1 0,34 0,05 34

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,07 0,03 7

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,27 0,06 27

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,07 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,07 0,06 7

[-] Yaş Problemleri 1 0,38 0,12 38

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,64 0,08 64

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,21 0,01 21

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,32 0,19 16

[-] Permütasyon 1 0,20 0,05 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,45 0,03 45

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,03 0,08 3

[-] Üçgende Açılar 1 0,44 0,05 44

[-] Üçgende Alan 1 0,19 0 19

[-] Çokgenler 1 0,29 0,03 29

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,05 12

[-] Yamuk 1 0,27 0 27

[-] Paralelkenar 1 0,35 0,01 35

[-] Dikdörtgen 1 0,36 0,03 36

[-] Deltoid 1 0,14 0,02 14

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,47 0,02 23

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,58 0,17 58

[-] Gaz Basıncı 1 0,26 0,33 26

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,29 0,23 29

[-] Kaldırma Kuvveti 1 0,45 0,13 45

[-] İvme 1 0,45 0,18 45

[-] Lambalı Devreler 1 0,10 0,31 10

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,34 0,08 34

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,70 0,11 70

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,54 0,07 54

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,38 0,20 38

[-] Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0,40 0,11 40

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,55 0,07 55

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,14 0,38 14

[-] Sıvılar 1 0,41 0,17 41

Biyoloji
[-] Soyağaçları 1 0,40 0,17 40

[-] Sitoplazma ve Organeller 1 0,43 0,14 43

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,41 0,17 41

[-] Mitoz Bölünme 1 0,45 0,15 45

[-] Proteinler 1 0,40 0,17 40

[-] Madde Döngüleri 1 0,37 0,18 37



-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MA

(6)
29,33 4,17 4,67 3,75 3,33 26,00 3,25 6,00 4,00 84,50 380,630

Okul
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İl

(206)
23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (11) 2,88 (5) 1,27 (2) 1,94 (4) 2,64 (10) 10,37 (8) 1,81 (17) 2,30 (2) 1,62 (9) 46,27 (5) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MA şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 1,67 1,33 56

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,67 0,33 67

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,67 0,33 89

[+] Ses Bilgisi 1 1,00 0 100

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1,00 0

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 1,00 0 100

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,33 0,67 33

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,67 0 67

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 1,00 0 100

[-] Yapım Ekleri 1 0,33 0,33 33

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,67 0,33 67

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,67 0,33 67

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,33 0,67 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 7,67 0,33 96

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,33 0,67 67

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,33 0,67 67

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1,00 0 100

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4,00 1,00 80

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1,00 0 100

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1,00 0 100

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,67 0 67

[+] Büyük İklim Tipleri 1 1,00 0 100

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1,00 0 100

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Doğa Felsefesi 1 0,67 0,33 67

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 1,00 0 100

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,67 0,33 67

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,67 0,33 67

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,67 33

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,67 0,33 67

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,67 0,33 83

[+] Temel Kavramlar 4 3,33 0,33 83

[-] Bölme İşlemi 1 0,33 0 33

[+] Bölünebilme Kuralları 1 0,67 0,33 67

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,33 0,33 33

[+] Sayı Basamakları 1 1,00 0 100

[+] OBEB-OKEK 2 1,67 0,33 83

[+] Ondalık Sayılar 1 0,67 0,33 67

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,67 0 67

[+] Basit Eşitsizlikler 1 0,67 0 67

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 1,00 0 100

[+] Üslü İfadeler 1 1,00 0 100

[+] Köklü İfadeler 1 0,67 0 67

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,33 0 33

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,67 0 67

[-] Hareket Problemleri 1 0,33 0,33 33

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0 0

[+] Yaş Problemleri 1 1,00 0 100

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

2 1,00 0,67 50

[-] Permütasyon 1 0,33 0,33 33

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,67 0 67

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0 0,67 0

[+] Üçgende Açılar 1 1,00 0 100

[+] Üçgende Alan 1 1,00 0 100

[+] Çokgenler 1 1,00 0 100

[-] Dörtgenler 1 0,33 0,33 33

[+] Yamuk 1 1,00 0 100

[+] Paralelkenar 1 1,00 0 100

[+] Dikdörtgen 1 0,67 0,33 67

[-] Deltoid 1 0,33 0,33 33

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,00 0,33 50

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1,00 0 100

[-] Gaz Basıncı 1 0,33 0,67 33

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0,33 0

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,67 0 67

[+] İvme 1 1,00 0 100

[-] Lambalı Devreler 1 0 0,67 0

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,67 0 67

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1,00 0 100

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1,00 0 100

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,67 0 67

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1,00 0 100

[+] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,67 0 67

[+] Sıvılar 1 0,67 0 67

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,67 0 67

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,67 0 67

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,67 0 67

[+] Mitoz Bölünme 1 0,67 0 67

[+] Proteinler 1 0,67 0 67

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0 67



  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  A
(2)

28,75 3,75 1,25 2,50 3,75 29,00 4,50 5,75 4,75 84,00 380,240

Okul
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İl

(206)
23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (14) 2,88 (12) 1,27 (35) 1,94 (17) 2,64 (3) 10,37 (3) 1,81 (8) 2,30 (4) 1,62 (3) 46,27 (6) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
  A şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 1,75 1,25 58

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,50 0,50 50

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,50 83

[+] Ses Bilgisi 1 1,00 0 100

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1,00 0

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 1,00 0 100

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,25 0,75 25

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,75 0 75

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 1,00 0 100

[-] Yapım Ekleri 1 0,25 0,50 25

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,75 0,25 75

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,75 0,25 75

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,50 0,50 83

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 7,75 0,25 97

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,50 75

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1,00 0 100

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4,00 1,00 80

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,50 0,50 50

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1,00 0 100

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1,00 0 100

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,75 0 75

[+] Büyük İklim Tipleri 1 0,75 0,25 75

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

1 0,75 0,25 75

[+] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,75 0,25 75

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Doğa Felsefesi 1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,50 0,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,75 0,25 75

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[-] DİN VE HAYAT 1 0,25 0,75 25

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,75 0,25 75

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,75 0,25 88

[+] Temel Kavramlar 4 3,50 0,25 88

[-] Bölme İşlemi 1 0,25 0 25

[+] Bölünebilme Kuralları 1 0,75 0,25 75

[+] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,50 0,25 50

[+] Sayı Basamakları 1 1,00 0 100

[+] OBEB-OKEK 2 1,50 0,50 75

[+] Ondalık Sayılar 1 0,75 0,25 75

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,75 0 75

[+] Basit Eşitsizlikler 1 0,50 0,25 50

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 1,00 0 100

[+] Üslü İfadeler 1 1,00 0 100

[+] Köklü İfadeler 1 0,50 0,25 50

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,25 0 25

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,50 0,25 50

[-] Hareket Problemleri 1 0,25 0,25 25

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0 0

[+] Yaş Problemleri 1 1,00 0 100

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

2 1,25 0,50 63

[+] Permütasyon 1 0,50 0,25 50

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,75 0 75

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0 0,50 0

[+] Üçgende Açılar 1 1,00 0 100

[+] Üçgende Alan 1 1,00 0 100

[+] Çokgenler 1 1,00 0 100

[+] Dörtgenler 1 0,50 0,25 50

[+] Yamuk 1 1,00 0 100

[+] Paralelkenar 1 1,00 0 100

[+] Dikdörtgen 1 0,75 0,25 75

[-] Deltoid 1 0,25 0,25 25

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,25 0,25 63

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1,00 0 100

[+] Gaz Basıncı 1 0,50 0,50 50

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0,50 0

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,75 0 75

[+] İvme 1 1,00 0 100

[-] Lambalı Devreler 1 0 0,75 0

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,75 0 75

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1,00 0 100

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1,00 0 100

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,75 0 75

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1,00 0 100

[+] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,50 0,25 50

[+] Sıvılar 1 0,75 0 75

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,50 0,25 50

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,75 0 75

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,75 0 75

[+] Mitoz Bölünme 1 0,75 0 75

[+] Proteinler 1 0,75 0 75

[+] Madde Döngüleri 1 0,75 0 75



12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12
(28)

27,98 3,11 1,62 2,21 3,23 18,98 3,66 4,93 4,04 69,76 329,650

Okul
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İl

(206)
23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (16) 2,88 (29) 1,27 (22) 1,94 (25) 2,64 (13) 10,37 (24) 1,81 (15) 2,30 (13) 1,62 (8) 46,27 (19) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12 şubesinde 28

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 19. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,11 0,83 70

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,22 0,78 22

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,44 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,94 0,06 94

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,89 6

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,94 0 94

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,61 0,39 61

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,94 0 94

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,67 0,33 67

[+] Yapım Ekleri 1 0,50 0,33 50

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,33 0,56 33

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,89 0,11 89

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,44 0,50 81

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,89 1,11 86

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,56 0,39 78

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,94 0,06 94

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,89 1,00 78

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,89 0,06 89

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,94 0,06 94

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,61 0,33 61

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,50 0,39 50

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,67 0,17 67

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,61 0,06 61

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,28 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,39 0,17 39

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,39 0,44 39

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,72 0,22 72

[+] Doğa Felsefesi 1 0,78 0,11 78

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,50 0,28 50

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,61 0,33 61

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,28 0,67 28

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,83 0,17 83

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,67 33

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,89 0,11 89

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,56 0,39 56

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,83 0,06 92

[+] Temel Kavramlar 4 2,89 0,33 72

[-] Bölme İşlemi 1 0,17 0 17

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,39 0,22 39

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,39 0,33 39

[+] Sayı Basamakları 1 0,61 0,22 61

[+] OBEB-OKEK 2 1,17 0,50 58

[+] Ondalık Sayılar 1 0,78 0,11 78

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,44 0 44

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,44 0,39 44

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,83 0,11 83

[+] Üslü İfadeler 1 0,89 0 89

[+] Köklü İfadeler 1 0,61 0,06 61

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,11 0,06 11

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,50 0,17 50

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0,06 0

[+] Yaş Problemleri 1 0,56 0,17 56

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,94 0 94

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 0,50 0 50

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,61 0,39 31

[-] Permütasyon 1 0,44 0,11 44

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,61 0 61

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,06 0,17 6

[+] Üçgende Açılar 1 0,89 0,06 89

[-] Üçgende Alan 1 0,39 0 39

[+] Çokgenler 1 0,67 0 67

[-] Dörtgenler 1 0,28 0,11 28

[+] Yamuk 1 0,61 0 61

[+] Paralelkenar 1 0,78 0 78

[+] Dikdörtgen 1 0,78 0,06 78

[-] Deltoid 1 0,33 0,06 33

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,11 0,06 56

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,89 0,06 89

[-] Gaz Basıncı 1 0,44 0,39 44

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,44 0,17 44

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,61 0,22 61

[+] İvme 1 0,72 0,22 72

[-] Lambalı Devreler 1 0,28 0,39 28

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,61 0 61

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,94 0,06 94

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,94 0 94

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,83 0,11 83

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,78 0,06 78

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,83 0,11 83

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,22 0,61 22

[+] Sıvılar 1 0,83 0 83

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,61 0,22 61

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,78 0,06 78

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,72 0,11 72

[+] Mitoz Bölünme 1 0,89 0 89

[+] Proteinler 1 0,61 0,28 61

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0,17 67



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12A

(6)
23,58 4,58 1,83 3,00 3,08 17,83 1,92 3,83 3,75 63,40 309,720

Okul
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İl

(206)
23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (35) 2,88 (2) 1,27 (17) 1,94 (10) 2,64 (17) 10,37 (27) 1,81 (33) 2,30 (24) 1,62 (11) 46,27 (23) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 24. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,19 0,76 73

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,24 0,76 24

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,48 0,48 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,95 0,05 95

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,05 0,90 5

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,95 0 95

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,43 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,95 0 95

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,62 0,38 62

[-] Yapım Ekleri 1 0,48 0,29 48

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,57 29

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,90 0,10 90

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,43 0,52 81

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,71 1,29 84

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,48 0,48 74

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,90 0,10 90

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,71 1,19 74

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,71 0,29 71

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,86 0,10 86

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,95 0,05 95

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,67 0,29 67

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,57 0,33 57

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,67 0,14 67

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,67 0,05 67

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,33 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,38 0,19 38

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,33 0,52 33

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,76 0,19 76

[+] Doğa Felsefesi 1 0,76 0,14 76

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,52 0,24 52

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,57 0,38 57

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,33 0,62 33

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,76 0,19 76

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,95 0,05 95

[-] DİN VE HAYAT 1 0,43 0,57 43

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,90 0,10 90

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,52 0,38 52

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,86 0,05 93

[+] Temel Kavramlar 4 2,81 0,38 70

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,43 0,19 43

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,43 0,33 43

[+] Sayı Basamakları 1 0,52 0,24 52

[+] OBEB-OKEK 2 1,14 0,48 57

[+] Ondalık Sayılar 1 0,81 0,10 81

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,48 0 48

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,43 0,38 43

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,81 0,10 81

[+] Üslü İfadeler 1 0,81 0 81

[+] Köklü İfadeler 1 0,62 0,05 62

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,14 0,05 14

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,52 0,19 52

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,05 0,05 5

[+] Yaş Problemleri 1 0,62 0,14 62

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,90 0,05 90

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,48 0 48

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,57 0,33 29

[-] Permütasyon 1 0,43 0,10 43

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,67 0 67

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,05 0,19 5

[+] Üçgende Açılar 1 0,86 0,05 86

[-] Üçgende Alan 1 0,33 0 33

[+] Çokgenler 1 0,62 0 62

[-] Dörtgenler 1 0,24 0,14 24

[+] Yamuk 1 0,57 0 57

[+] Paralelkenar 1 0,71 0 71

[+] Dikdörtgen 1 0,71 0,05 71

[-] Deltoid 1 0,33 0,05 33

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,05 0,05 52

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,90 0,05 90

[-] Gaz Basıncı 1 0,43 0,38 43

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,43 0,19 43

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,57 0,29 57

[+] İvme 1 0,67 0,29 67

[-] Lambalı Devreler 1 0,24 0,43 24

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,57 0,05 57

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,95 0,05 95

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,95 0 95

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,81 0,14 81

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,76 0,05 76

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,86 0,10 86

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,67 19

[+] Sıvılar 1 0,71 0,10 71

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,62 0,24 62

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,76 0,10 76

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,71 0,10 71

[+] Mitoz Bölünme 1 0,81 0,05 81

[+] Proteinler 1 0,67 0,24 67

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0,14 67



-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MZ

(2)
25,50 0,50 0,50 0,50 2,75 16,75 5,75 4,75 0,25 57,25 288,870

Okul
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İl

(206)
23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (29) 2,88 (78) 1,27 (66) 1,94 (72) 2,64 (29) 10,37 (29) 1,81 (2) 2,30 (14) 1,62 (57) 46,27 (31) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MZ şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 31. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,23 0,73 74

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,27 0,73 27

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,45 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,95 0,05 95

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,05 0,86 5

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,95 0 95

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,55 0,45 55

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,95 0 95

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,59 0,36 59

[-] Yapım Ekleri 1 0,45 0,27 45

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,27 0,59 27

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,91 0,09 91

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,95 0,05 95

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,41 0,55 80

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,73 1,27 84

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,45 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,95 1,00 48

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,86 0,09 86

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,68 1,14 74

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,68 0,32 68

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,82 0,09 82

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,95 0,05 95

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,64 0,27 64

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,55 0,36 55

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,64 0,18 64

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,64 0,05 64

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,36 0,32 36

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,36 0,18 36

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,32 0,55 32

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,77 0,18 77

[+] Doğa Felsefesi 1 0,73 0,14 73

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,50 0,27 50

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,55 0,41 55

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,32 0,59 32

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,77 0,18 77

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,95 0,05 95

[-] DİN VE HAYAT 1 0,41 0,59 41

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,91 0,09 91

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,50 0,36 50

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,86 0,05 93

[+] Temel Kavramlar 4 2,82 0,36 70

[-] Bölme İşlemi 1 0,18 0 18

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,45 0,18 45

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,41 0,32 41

[+] Sayı Basamakları 1 0,50 0,27 50

[+] OBEB-OKEK 2 1,14 0,50 57

[+] Ondalık Sayılar 1 0,82 0,09 82

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,50 0 50

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,41 0,41 41

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,77 0,14 77

[+] Üslü İfadeler 1 0,82 0 82

[+] Köklü İfadeler 1 0,59 0,05 59

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,14 0,05 14

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,55 0,18 55

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,05 0,05 5

[+] Yaş Problemleri 1 0,64 0,14 64

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,86 0,05 86

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,45 0 45

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,55 0,36 27

[-] Permütasyon 1 0,41 0,09 41

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,64 0 64

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,05 0,18 5

[+] Üçgende Açılar 1 0,86 0,05 86

[-] Üçgende Alan 1 0,32 0 32

[+] Çokgenler 1 0,64 0 64

[-] Dörtgenler 1 0,23 0,14 23

[+] Yamuk 1 0,59 0 59

[+] Paralelkenar 1 0,73 0 73

[+] Dikdörtgen 1 0,73 0,05 73

[-] Deltoid 1 0,32 0,05 32

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,05 0,05 52

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,91 0,05 91

[-] Gaz Basıncı 1 0,45 0,36 45

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,45 0,18 45

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,59 0,27 59

[+] İvme 1 0,68 0,27 68

[-] Lambalı Devreler 1 0,23 0,45 23

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,59 0,05 59

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,95 0,05 95

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,95 0 95

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,82 0,14 82

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,77 0,05 77

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,82 0,09 82

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,18 0,68 18

[+] Sıvılar 1 0,73 0,09 73

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,59 0,23 59

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,73 0,14 73

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,68 0,14 68

[+] Mitoz Bölünme 1 0,77 0,09 77

[+] Proteinler 1 0,68 0,23 68

[+] Madde Döngüleri 1 0,64 0,14 64



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(90)
22,81 2,78 1,53 1,81 2,88 11,92 2,24 2,66 2,46 51,09 267,450

Okul
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İl

(206)
23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (42) 2,88 (40) 1,27 (26) 1,94 (40) 2,64 (24) 10,37 (45) 1,81 (29) 2,30 (35) 1,62 (22) 46,27 (42) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 90
Okulunuzda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 42. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,78 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,43 0,57 43

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,43 0,52 81

[+] Ses Bilgisi 1 0,85 0,10 85

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,87 0,07 87

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,58 0,40 58

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,79 0,12 79

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,49 0,40 49

[-] Yapım Ekleri 1 0,31 0,28 31

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,30 0,61 30

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,90 0,09 90

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,34 0,55 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,63 2,07 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,49 0,43 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,85 0,90 43

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,75 0,21 75

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,12 1,34 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,60 0,31 60

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,73 0,18 73

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,82 0,13 82

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,61 0,30 61

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,52 0,30 52

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,60 0,09 60

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,36 0,33 36

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,24 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,31 0,49 31

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,55 0,33 55

[+] Doğa Felsefesi 1 0,63 0,19 63

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,51 0,28 51

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,49 0,34 49

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,49 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,70 0,10 70

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,88 0,07 88

[-] DİN VE HAYAT 1 0,34 0,61 34

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,88 0,04 88

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,73 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,13 0,70 53

[-] Bölme İşlemi 1 0,15 0,09 15

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,43 0,12 43

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,31 0,15 31

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,16 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,90 0,39 45

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,12 57

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,33 0,07 33

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,30 0,21 30

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,57 0,06 57

[+] Üslü İfadeler 1 0,54 0,03 54

[-] Köklü İfadeler 1 0,43 0,04 43

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,36 0,07 36

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,04 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,48 0,13 48

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,73 0,03 73

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,27 0 27

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,36 0,25 18

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,57 0,01 57

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[+] Üçgende Açılar 1 0,52 0,04 52

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,40 0,03 40

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,07 12

[-] Yamuk 1 0,37 0 37

[-] Paralelkenar 1 0,48 0,01 48

[-] Dikdörtgen 1 0,48 0,03 48

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,64 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,70 0,10 70

[-] Gaz Basıncı 1 0,36 0,33 36

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,36 0,21 36

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,52 0,16 52

[+] İvme 1 0,54 0,19 54

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,36 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,40 0,07 40

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,73 0,10 73

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,66 0,06 66

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,46 0,24 46

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,52 0,10 52

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,61 0,07 61

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,45 19

[+] Sıvılar 1 0,52 0,13 52

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,54 0,15 54

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,54 0,16 54

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,51 0,18 51

[+] Mitoz Bölünme 1 0,58 0,16 58

[+] Proteinler 1 0,54 0,18 54

[-] Madde Döngüleri 1 0,48 0,21 48



12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12D

(2)
20,00 3,75 2,00 0,50 0,25 14,50 -1,00 2,25 -0,50 41,75 240,930

Okul
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İl

(206)
23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (61) 2,88 (12) 1,27 (13) 1,94 (72) 2,64 (76) 10,37 (33) 1,81 (81) 2,30 (43) 1,62 (75) 46,27 (56) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12D şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 56. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,78 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,44 0,56 44

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,41 0,54 80

[+] Ses Bilgisi 1 0,85 0,10 85

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,87 0,07 87

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,41 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,79 0,12 79

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,50 0,40 50

[-] Yapım Ekleri 1 0,32 0,28 32

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,62 29

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,34 0,56 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,60 2,10 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,43 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,85 0,90 43

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,75 0,21 75

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,10 1,37 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,59 0,32 59

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,74 0,18 74

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,82 0,13 82

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,62 0,29 62

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,53 0,29 53

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,59 0,09 59

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,35 0,32 35

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,24 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,32 0,49 32

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,54 0,32 54

[+] Doğa Felsefesi 1 0,62 0,19 62

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,51 0,28 51

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,49 0,35 49

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,50 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,12 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,87 0,09 87

[-] DİN VE HAYAT 1 0,34 0,62 34

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,88 0,04 88

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,74 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,15 0,71 54

[-] Bölme İşlemi 1 0,15 0,09 15

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,44 0,12 44

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,31 0,16 31

[-] Sayı Basamakları 1 0,32 0,16 32

[-] OBEB-OKEK 2 0,88 0,40 44

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,12 57

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,34 0,07 34

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,29 0,21 29

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,57 0,06 57

[+] Üslü İfadeler 1 0,53 0,03 53

[-] Köklü İfadeler 1 0,44 0,04 44

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,35 0,07 35

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,47 0,15 47

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,74 0,03 74

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0 26

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,35 0,26 18

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,56 0,01 56

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[+] Üçgende Açılar 1 0,53 0,04 53

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,40 0,03 40

[-] Dörtgenler 1 0,13 0,07 13

[-] Yamuk 1 0,37 0 37

[-] Paralelkenar 1 0,49 0,01 49

[-] Dikdörtgen 1 0,49 0,03 49

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,63 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,69 0,12 69

[-] Gaz Basıncı 1 0,35 0,32 35

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,35 0,21 35

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,51 0,16 51

[+] İvme 1 0,53 0,21 53

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,37 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,40 0,09 40

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,74 0,10 74

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,66 0,06 66

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,46 0,25 46

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,51 0,10 51

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,62 0,07 62

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,46 19

[+] Sıvılar 1 0,51 0,15 51

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,53 0,16 53

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,53 0,16 53

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,50 0,18 50

[+] Mitoz Bölünme 1 0,57 0,16 57

[+] Proteinler 1 0,53 0,18 53

[-] Madde Döngüleri 1 0,47 0,22 47



12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12T

(2)
15,50 1,50 1,25 0,75 2,50 12,75 3,75 2,50 40,50 234,620

Okul
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İl

(206)
23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (90) 2,88 (72) 1,27 (35) 1,94 (67) 2,64 (40) 10,37 (38) 1,81 (14) 2,30 (37) 1,62 (64) 46,27 (59) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12T şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 60. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu
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12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,07 0,77 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,43 0,57 43

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,41 0,54 80

[+] Ses Bilgisi 1 0,86 0,10 86

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,86 0,07 86

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,42 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,80 0,12 80

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,49 0,41 49

[-] Yapım Ekleri 1 0,32 0,28 32

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,62 29

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,33 0,57 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,57 2,12 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,49 0,43 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,84 0,88 42

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,74 0,22 74

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,10 1,38 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,87 0,04 87

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,59 0,32 59

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,72 0,19 72

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,13 83

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,61 0,30 61

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,52 0,30 52

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,59 0,09 59

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,35 0,33 35

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,25 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,33 0,48 33

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,54 0,32 54

[+] Doğa Felsefesi 1 0,61 0,19 61

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,52 0,28 52

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,35 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,51 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,70 0,12 70

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,87 0,09 87

[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,62 33

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,74 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,13 0,71 53

[-] Bölme İşlemi 1 0,14 0,09 14

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,45 0,12 45

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,30 0,16 30

[-] Sayı Basamakları 1 0,33 0,16 33

[-] OBEB-OKEK 2 0,87 0,42 43

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,13 57

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,33 0,07 33

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,30 0,20 30

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,58 0,06 58

[+] Üslü İfadeler 1 0,54 0,03 54

[-] Köklü İfadeler 1 0,43 0,04 43

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,35 0,07 35

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,46 0,16 46

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,74 0,03 74

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0 26

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,35 0,26 17

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,55 0,01 55

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[+] Üçgende Açılar 1 0,54 0,04 54

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,41 0,03 41

[-] Dörtgenler 1 0,14 0,07 14

[-] Yamuk 1 0,36 0 36

[-] Paralelkenar 1 0,48 0,01 48

[-] Dikdörtgen 1 0,49 0,03 49

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,64 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,68 0,13 68

[-] Gaz Basıncı 1 0,36 0,32 36

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,36 0,20 36

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,51 0,16 51

[+] İvme 1 0,54 0,20 54

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,36 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,41 0,09 41

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,74 0,10 74

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,65 0,06 65

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,45 0,25 45

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,52 0,10 52

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,62 0,07 62

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,46 19

[+] Sıvılar 1 0,51 0,16 51

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,52 0,16 52

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,52 0,16 52

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,49 0,17 49

[+] Mitoz Bölünme 1 0,57 0,16 57

[+] Proteinler 1 0,52 0,17 52

[-] Madde Döngüleri 1 0,46 0,22 46



-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-M
(68)

21,15 2,84 1,07 2,12 2,60 6,61 1,07 1,75 0,93 40,14 230,400

Okul
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İl

(206)
23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (51) 2,88 (37) 1,27 (46) 1,94 (28) 2,64 (35) 10,37 (68) 1,81 (52) 2,30 (53) 1,62 (43) 46,27 (60) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-M şubesinde 68

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 63. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu
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-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,79 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,39 0,61 39

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,36 0,54 79

[+] Ses Bilgisi 1 0,84 0,08 84

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,76 6

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,81 0,11 81

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,48 0,47 48

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,68 0,16 68

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,40 0,48 40

[-] Yapım Ekleri 1 0,27 0,25 27

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,11 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,31 0,61 31

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,94 0,06 94

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,84 0,14 84

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,31 0,60 77

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,47 2,17 68

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,44 0,47 72

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,73 0,98 36

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,72 0,23 72

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,08 1,40 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,86 0,06 86

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,56 0,32 56

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,77 0,17 77

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,15 83

[-] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,44 0,32 44

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,64 0,29 64

Coğrafya-1
[-] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,49 0,36 49

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,52 0,12 52

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,37 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,30 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,30 0,50 30

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,52 0,36 52

[+] Doğa Felsefesi 1 0,57 0,23 57

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,55 0,25 55

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,30 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,30 0,46 30

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,09 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,86 0,09 86

[-] DİN VE HAYAT 1 0,32 0,63 32

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,38 0,31 38

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,66 0,16 83

[-] Temel Kavramlar 4 1,77 0,77 44

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0,08 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,42 0,11 42

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,22 0,16 22

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,18 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,70 0,44 35

[-] Ondalık Sayılar 1 0,46 0,15 46

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,28 0,09 28

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,25 0,18 25

[-] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,50 0,08 50

[-] Üslü İfadeler 1 0,41 0,05 41

[-] Köklü İfadeler 1 0,34 0,05 34

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,07 0,03 7

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,27 0,06 27

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,07 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,07 0,06 7

[-] Yaş Problemleri 1 0,38 0,12 38

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,64 0,08 64

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,21 0,01 21

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,32 0,19 16

[-] Permütasyon 1 0,20 0,05 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,45 0,03 45

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,03 0,08 3

[-] Üçgende Açılar 1 0,44 0,05 44

[-] Üçgende Alan 1 0,19 0 19

[-] Çokgenler 1 0,29 0,03 29

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,05 12

[-] Yamuk 1 0,27 0 27

[-] Paralelkenar 1 0,35 0,01 35

[-] Dikdörtgen 1 0,36 0,03 36

[-] Deltoid 1 0,14 0,02 14

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,47 0,02 23

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,58 0,17 58

[-] Gaz Basıncı 1 0,26 0,33 26

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,29 0,23 29

[-] Kaldırma Kuvveti 1 0,45 0,13 45

[-] İvme 1 0,45 0,18 45

[-] Lambalı Devreler 1 0,10 0,31 10

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,34 0,08 34

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,70 0,11 70

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,54 0,07 54

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,38 0,20 38

[-] Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0,40 0,11 40

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,55 0,07 55

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,14 0,38 14

[-] Sıvılar 1 0,41 0,17 41

Biyoloji
[-] Soyağaçları 1 0,40 0,17 40

[-] Sitoplazma ve Organeller 1 0,43 0,14 43

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,41 0,17 41

[-] Mitoz Bölünme 1 0,45 0,15 45

[-] Proteinler 1 0,40 0,17 40

[-] Madde Döngüleri 1 0,37 0,18 37



-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MA

(6)
29,33 4,17 4,67 3,75 3,33 26,00 3,25 6,00 4,00 84,50 380,630

Okul
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İl

(206)
23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (11) 2,88 (5) 1,27 (2) 1,94 (4) 2,64 (10) 10,37 (8) 1,81 (17) 2,30 (2) 1,62 (9) 46,27 (5) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MA şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  A
(2)

28,75 3,75 1,25 2,50 3,75 29,00 4,50 5,75 4,75 84,00 380,240

Okul
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İl

(206)
23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (14) 2,88 (12) 1,27 (35) 1,94 (17) 2,64 (3) 10,37 (3) 1,81 (8) 2,30 (4) 1,62 (3) 46,27 (6) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
  A şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12
(28)

27,98 3,11 1,62 2,21 3,23 18,98 3,66 4,93 4,04 69,76 329,650

Okul
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İl

(206)
23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (16) 2,88 (29) 1,27 (22) 1,94 (25) 2,64 (13) 10,37 (24) 1,81 (15) 2,30 (13) 1,62 (8) 46,27 (19) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12 şubesinde 28

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 19. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12A

(6)
23,58 4,58 1,83 3,00 3,08 17,83 1,92 3,83 3,75 63,40 309,720

Okul
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İl

(206)
23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (35) 2,88 (2) 1,27 (17) 1,94 (10) 2,64 (17) 10,37 (27) 1,81 (33) 2,30 (24) 1,62 (11) 46,27 (23) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 24. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MZ

(2)
25,50 0,50 0,50 0,50 2,75 16,75 5,75 4,75 0,25 57,25 288,870

Okul
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İl

(206)
23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (29) 2,88 (78) 1,27 (66) 1,94 (72) 2,64 (29) 10,37 (29) 1,81 (2) 2,30 (14) 1,62 (57) 46,27 (31) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MZ şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 31. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(90)
22,81 2,78 1,53 1,81 2,88 11,92 2,24 2,66 2,46 51,09 267,450

Okul
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İl

(206)
23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (42) 2,88 (40) 1,27 (26) 1,94 (40) 2,64 (24) 10,37 (45) 1,81 (29) 2,30 (35) 1,62 (22) 46,27 (42) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 90
Okulunuzda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 42. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12D

(2)
20,00 3,75 2,00 0,50 0,25 14,50 -1,00 2,25 -0,50 41,75 240,930

Okul
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İl

(206)
23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (61) 2,88 (12) 1,27 (13) 1,94 (72) 2,64 (76) 10,37 (33) 1,81 (81) 2,30 (43) 1,62 (75) 46,27 (56) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12D şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 56. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12T

(2)
15,50 1,50 1,25 0,75 2,50 12,75 3,75 2,50 40,50 234,620

Okul
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İl

(206)
23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (90) 2,88 (72) 1,27 (35) 1,94 (67) 2,64 (40) 10,37 (38) 1,81 (14) 2,30 (37) 1,62 (64) 46,27 (59) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12T şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 60. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu
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-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-M
(68)

21,15 2,84 1,07 2,12 2,60 6,61 1,07 1,75 0,93 40,14 230,400

Okul
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İl

(206)
23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (51) 2,88 (37) 1,27 (46) 1,94 (28) 2,64 (35) 10,37 (68) 1,81 (52) 2,30 (53) 1,62 (43) 46,27 (60) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-M şubesinde 68

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 63. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu
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-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MA

(6)
29,33 4,17 4,67 3,75 3,33 26,00 3,25 6,00 4,00 84,50 380,630

Okul
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İl

(206)
23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (11) 2,88 (5) 1,27 (2) 1,94 (4) 2,64 (10) 10,37 (8) 1,81 (17) 2,30 (2) 1,62 (9) 46,27 (5) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MA şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 1,67 1,33 56

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,67 0,33 67

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,67 0,33 89

[+] Ses Bilgisi 1 1,00 0 100

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 1,00 0 100

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,67 0 67

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 1,00 0 100

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,67 0,33 67

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,67 0,33 67

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,33 0,67 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 7,67 0,33 96

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,33 0,67 67

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,33 0,67 67

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1,00 0 100

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4,00 1,00 80

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1,00 0 100

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1,00 0 100

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,67 0 67

[+] Büyük İklim Tipleri 1 1,00 0 100

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1,00 0 100

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Doğa Felsefesi 1 0,67 0,33 67

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 1,00 0 100

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,67 0,33 67

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,67 0,33 67

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,67 0,33 67

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,67 0,33 83

[+] Temel Kavramlar 4 3,33 0,33 83

[+] Bölünebilme Kuralları 1 0,67 0,33 67

[+] Sayı Basamakları 1 1,00 0 100

[+] OBEB-OKEK 2 1,67 0,33 83

[+] Ondalık Sayılar 1 0,67 0,33 67

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,67 0 67

[+] Basit Eşitsizlikler 1 0,67 0 67

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 1,00 0 100

[+] Üslü İfadeler 1 1,00 0 100

[+] Köklü İfadeler 1 0,67 0 67

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,67 0 67

[+] Yaş Problemleri 1 1,00 0 100

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

2 1,00 0,67 50

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,67 0 67

[+] Üçgende Açılar 1 1,00 0 100

[+] Üçgende Alan 1 1,00 0 100

[+] Çokgenler 1 1,00 0 100

[+] Yamuk 1 1,00 0 100

[+] Paralelkenar 1 1,00 0 100

[+] Dikdörtgen 1 0,67 0,33 67

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,00 0,33 50

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1,00 0 100

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,67 0 67

[+] İvme 1 1,00 0 100

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,67 0 67

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1,00 0 100

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1,00 0 100

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,67 0 67

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1,00 0 100

[+] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,67 0 67

[+] Sıvılar 1 0,67 0 67

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,67 0 67

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,67 0 67

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,67 0 67

[+] Mitoz Bölünme 1 0,67 0 67

[+] Proteinler 1 0,67 0 67

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0 67



  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  A
(2)

28,75 3,75 1,25 2,50 3,75 29,00 4,50 5,75 4,75 84,00 380,240

Okul
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İl

(206)
23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (14) 2,88 (12) 1,27 (35) 1,94 (17) 2,64 (3) 10,37 (3) 1,81 (8) 2,30 (4) 1,62 (3) 46,27 (6) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
  A şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 1,75 1,25 58

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,50 0,50 50

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,50 83

[+] Ses Bilgisi 1 1,00 0 100

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 1,00 0 100

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,75 0 75

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 1,00 0 100

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,75 0,25 75

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,75 0,25 75

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,50 0,50 83

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 7,75 0,25 97

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,50 75

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1,00 0 100

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4,00 1,00 80

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,50 0,50 50

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1,00 0 100

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1,00 0 100

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,75 0 75

[+] Büyük İklim Tipleri 1 0,75 0,25 75

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

1 0,75 0,25 75

[+] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,75 0,25 75

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Doğa Felsefesi 1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,50 0,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,75 0,25 75

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,75 0,25 75

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,75 0,25 88

[+] Temel Kavramlar 4 3,50 0,25 88

[+] Bölünebilme Kuralları 1 0,75 0,25 75

[+] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,50 0,25 50

[+] Sayı Basamakları 1 1,00 0 100

[+] OBEB-OKEK 2 1,50 0,50 75

[+] Ondalık Sayılar 1 0,75 0,25 75

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,75 0 75

[+] Basit Eşitsizlikler 1 0,50 0,25 50

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 1,00 0 100

[+] Üslü İfadeler 1 1,00 0 100

[+] Köklü İfadeler 1 0,50 0,25 50

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,50 0,25 50

[+] Yaş Problemleri 1 1,00 0 100

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

2 1,25 0,50 63

[+] Permütasyon 1 0,50 0,25 50

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,75 0 75

[+] Üçgende Açılar 1 1,00 0 100

[+] Üçgende Alan 1 1,00 0 100

[+] Çokgenler 1 1,00 0 100

[+] Dörtgenler 1 0,50 0,25 50

[+] Yamuk 1 1,00 0 100

[+] Paralelkenar 1 1,00 0 100

[+] Dikdörtgen 1 0,75 0,25 75

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,25 0,25 63

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1,00 0 100

[+] Gaz Basıncı 1 0,50 0,50 50

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,75 0 75

[+] İvme 1 1,00 0 100

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,75 0 75

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1,00 0 100

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1,00 0 100

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,75 0 75

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1,00 0 100

[+] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,50 0,25 50

[+] Sıvılar 1 0,75 0 75

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,50 0,25 50

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,75 0 75

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,75 0 75

[+] Mitoz Bölünme 1 0,75 0 75

[+] Proteinler 1 0,75 0 75

[+] Madde Döngüleri 1 0,75 0 75



12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12
(28)

27,98 3,11 1,62 2,21 3,23 18,98 3,66 4,93 4,04 69,76 329,650

Okul
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İl

(206)
23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (16) 2,88 (29) 1,27 (22) 1,94 (25) 2,64 (13) 10,37 (24) 1,81 (15) 2,30 (13) 1,62 (8) 46,27 (19) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12 şubesinde 28

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 19. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,11 0,83 70

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,44 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,94 0,06 94

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,94 0 94

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,61 0,39 61

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,94 0 94

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,67 0,33 67

[+] Yapım Ekleri 1 0,50 0,33 50

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,89 0,11 89

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,44 0,50 81

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,89 1,11 86

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,56 0,39 78

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,94 0,06 94

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,89 1,00 78

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,89 0,06 89

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,94 0,06 94

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,61 0,33 61

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,50 0,39 50

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,67 0,17 67

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,61 0,06 61

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,72 0,22 72

[+] Doğa Felsefesi 1 0,78 0,11 78

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,50 0,28 50

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,61 0,33 61

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,83 0,17 83

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,89 0,11 89

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,56 0,39 56

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,83 0,06 92

[+] Temel Kavramlar 4 2,89 0,33 72

[+] Sayı Basamakları 1 0,61 0,22 61

[+] OBEB-OKEK 2 1,17 0,50 58

[+] Ondalık Sayılar 1 0,78 0,11 78

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,83 0,11 83

[+] Üslü İfadeler 1 0,89 0 89

[+] Köklü İfadeler 1 0,61 0,06 61

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,50 0,17 50

[+] Yaş Problemleri 1 0,56 0,17 56

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,94 0 94

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 0,50 0 50

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,61 0 61

[+] Üçgende Açılar 1 0,89 0,06 89

[+] Çokgenler 1 0,67 0 67

[+] Yamuk 1 0,61 0 61

[+] Paralelkenar 1 0,78 0 78

[+] Dikdörtgen 1 0,78 0,06 78

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,11 0,06 56

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,89 0,06 89

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,61 0,22 61

[+] İvme 1 0,72 0,22 72

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,61 0 61

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,94 0,06 94

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,94 0 94

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,83 0,11 83

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,78 0,06 78

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,83 0,11 83

[+] Sıvılar 1 0,83 0 83

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,61 0,22 61

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,78 0,06 78

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,72 0,11 72

[+] Mitoz Bölünme 1 0,89 0 89

[+] Proteinler 1 0,61 0,28 61

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0,17 67



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12A

(6)
23,58 4,58 1,83 3,00 3,08 17,83 1,92 3,83 3,75 63,40 309,720

Okul
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İl

(206)
23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (35) 2,88 (2) 1,27 (17) 1,94 (10) 2,64 (17) 10,37 (27) 1,81 (33) 2,30 (24) 1,62 (11) 46,27 (23) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 24. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,19 0,76 73

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,48 0,48 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,95 0,05 95

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,95 0 95

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,43 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,95 0 95

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,62 0,38 62

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,90 0,10 90

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,43 0,52 81

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,71 1,29 84

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,48 0,48 74

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,90 0,10 90

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,71 1,19 74

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,71 0,29 71

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,86 0,10 86

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,95 0,05 95

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,67 0,29 67

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,57 0,33 57

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,67 0,14 67

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,67 0,05 67

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,76 0,19 76

[+] Doğa Felsefesi 1 0,76 0,14 76

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,52 0,24 52

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,57 0,38 57

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,76 0,19 76

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,95 0,05 95

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,90 0,10 90

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,52 0,38 52

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,86 0,05 93

[+] Temel Kavramlar 4 2,81 0,38 70

[+] Sayı Basamakları 1 0,52 0,24 52

[+] OBEB-OKEK 2 1,14 0,48 57

[+] Ondalık Sayılar 1 0,81 0,10 81

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,81 0,10 81

[+] Üslü İfadeler 1 0,81 0 81

[+] Köklü İfadeler 1 0,62 0,05 62

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,52 0,19 52

[+] Yaş Problemleri 1 0,62 0,14 62

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,90 0,05 90

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,67 0 67

[+] Üçgende Açılar 1 0,86 0,05 86

[+] Çokgenler 1 0,62 0 62

[+] Yamuk 1 0,57 0 57

[+] Paralelkenar 1 0,71 0 71

[+] Dikdörtgen 1 0,71 0,05 71

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,05 0,05 52

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,90 0,05 90

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,57 0,29 57

[+] İvme 1 0,67 0,29 67

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,57 0,05 57

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,95 0,05 95

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,95 0 95

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,81 0,14 81

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,76 0,05 76

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,86 0,10 86

[+] Sıvılar 1 0,71 0,10 71

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,62 0,24 62

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,76 0,10 76

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,71 0,10 71

[+] Mitoz Bölünme 1 0,81 0,05 81

[+] Proteinler 1 0,67 0,24 67

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0,14 67



-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MZ

(2)
25,50 0,50 0,50 0,50 2,75 16,75 5,75 4,75 0,25 57,25 288,870

Okul
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İl

(206)
23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (29) 2,88 (78) 1,27 (66) 1,94 (72) 2,64 (29) 10,37 (29) 1,81 (2) 2,30 (14) 1,62 (57) 46,27 (31) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MZ şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 31. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,23 0,73 74

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,45 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,95 0,05 95

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,95 0 95

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,55 0,45 55

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,95 0 95

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,59 0,36 59

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,91 0,09 91

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,95 0,05 95

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,41 0,55 80

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,73 1,27 84

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,45 75

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,86 0,09 86

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,68 1,14 74

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,68 0,32 68

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,82 0,09 82

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,95 0,05 95

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,64 0,27 64

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,55 0,36 55

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,64 0,18 64

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,64 0,05 64

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,77 0,18 77

[+] Doğa Felsefesi 1 0,73 0,14 73

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,50 0,27 50

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,55 0,41 55

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,77 0,18 77

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,95 0,05 95

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,91 0,09 91

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,50 0,36 50

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,86 0,05 93

[+] Temel Kavramlar 4 2,82 0,36 70

[+] Sayı Basamakları 1 0,50 0,27 50

[+] OBEB-OKEK 2 1,14 0,50 57

[+] Ondalık Sayılar 1 0,82 0,09 82

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,50 0 50

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,77 0,14 77

[+] Üslü İfadeler 1 0,82 0 82

[+] Köklü İfadeler 1 0,59 0,05 59

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,55 0,18 55

[+] Yaş Problemleri 1 0,64 0,14 64

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,86 0,05 86

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,64 0 64

[+] Üçgende Açılar 1 0,86 0,05 86

[+] Çokgenler 1 0,64 0 64

[+] Yamuk 1 0,59 0 59

[+] Paralelkenar 1 0,73 0 73

[+] Dikdörtgen 1 0,73 0,05 73

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,05 0,05 52

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,91 0,05 91

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,59 0,27 59

[+] İvme 1 0,68 0,27 68

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,59 0,05 59

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,95 0,05 95

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,95 0 95

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,82 0,14 82

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,77 0,05 77

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,82 0,09 82

[+] Sıvılar 1 0,73 0,09 73

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,59 0,23 59

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,73 0,14 73

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,68 0,14 68

[+] Mitoz Bölünme 1 0,77 0,09 77

[+] Proteinler 1 0,68 0,23 68

[+] Madde Döngüleri 1 0,64 0,14 64



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(90)
22,81 2,78 1,53 1,81 2,88 11,92 2,24 2,66 2,46 51,09 267,450

Okul
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İl

(206)
23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (42) 2,88 (40) 1,27 (26) 1,94 (40) 2,64 (24) 10,37 (45) 1,81 (29) 2,30 (35) 1,62 (22) 46,27 (42) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 90
Okulunuzda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 42. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,78 69

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,43 0,52 81

[+] Ses Bilgisi 1 0,85 0,10 85

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,87 0,07 87

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,58 0,40 58

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,79 0,12 79

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,90 0,09 90

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,34 0,55 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,63 2,07 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,49 0,43 75

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,75 0,21 75

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,12 1,34 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,60 0,31 60

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,73 0,18 73

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,82 0,13 82

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,61 0,30 61

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,52 0,30 52

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,60 0,09 60

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,55 0,33 55

[+] Doğa Felsefesi 1 0,63 0,19 63

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,51 0,28 51

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,70 0,10 70

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,88 0,07 88

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,88 0,04 88

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,73 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,13 0,70 53

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,12 57

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,57 0,06 57

[+] Üslü İfadeler 1 0,54 0,03 54

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,73 0,03 73

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,57 0,01 57

[+] Üçgende Açılar 1 0,52 0,04 52

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,70 0,10 70

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,52 0,16 52

[+] İvme 1 0,54 0,19 54

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,73 0,10 73

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,66 0,06 66

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,52 0,10 52

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,61 0,07 61

[+] Sıvılar 1 0,52 0,13 52

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,54 0,15 54

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,54 0,16 54

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,51 0,18 51

[+] Mitoz Bölünme 1 0,58 0,16 58

[+] Proteinler 1 0,54 0,18 54



12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12D

(2)
20,00 3,75 2,00 0,50 0,25 14,50 -1,00 2,25 -0,50 41,75 240,930

Okul
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İl

(206)
23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (61) 2,88 (12) 1,27 (13) 1,94 (72) 2,64 (76) 10,37 (33) 1,81 (81) 2,30 (43) 1,62 (75) 46,27 (56) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12D şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 56. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,78 69

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,41 0,54 80

[+] Ses Bilgisi 1 0,85 0,10 85

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,87 0,07 87

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,41 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,79 0,12 79

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,50 0,40 50

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,34 0,56 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,60 2,10 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,43 75

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,75 0,21 75

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,10 1,37 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,59 0,32 59

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,74 0,18 74

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,82 0,13 82

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,62 0,29 62

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,53 0,29 53

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,59 0,09 59

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,54 0,32 54

[+] Doğa Felsefesi 1 0,62 0,19 62

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,51 0,28 51

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,12 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,87 0,09 87

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,88 0,04 88

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,74 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,15 0,71 54

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,12 57

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,57 0,06 57

[+] Üslü İfadeler 1 0,53 0,03 53

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,74 0,03 74

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,56 0,01 56

[+] Üçgende Açılar 1 0,53 0,04 53

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,69 0,12 69

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,51 0,16 51

[+] İvme 1 0,53 0,21 53

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,74 0,10 74

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,66 0,06 66

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,51 0,10 51

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,62 0,07 62

[+] Sıvılar 1 0,51 0,15 51

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,53 0,16 53

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,53 0,16 53

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,50 0,18 50

[+] Mitoz Bölünme 1 0,57 0,16 57

[+] Proteinler 1 0,53 0,18 53



12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12T

(2)
15,50 1,50 1,25 0,75 2,50 12,75 3,75 2,50 40,50 234,620

Okul
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İl

(206)
23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (90) 2,88 (72) 1,27 (35) 1,94 (67) 2,64 (40) 10,37 (38) 1,81 (14) 2,30 (37) 1,62 (64) 46,27 (59) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12T şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 60. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu
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12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,07 0,77 69

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,41 0,54 80

[+] Ses Bilgisi 1 0,86 0,10 86

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,86 0,07 86

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,42 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,80 0,12 80

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,33 0,57 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,57 2,12 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,49 0,43 75

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,74 0,22 74

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,10 1,38 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,87 0,04 87

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,59 0,32 59

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,72 0,19 72

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,13 83

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,61 0,30 61

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,52 0,30 52

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,59 0,09 59

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,54 0,32 54

[+] Doğa Felsefesi 1 0,61 0,19 61

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,52 0,28 52

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,70 0,12 70

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,87 0,09 87

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,74 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,13 0,71 53

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,13 57

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,58 0,06 58

[+] Üslü İfadeler 1 0,54 0,03 54

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,74 0,03 74

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,55 0,01 55

[+] Üçgende Açılar 1 0,54 0,04 54

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,68 0,13 68

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,51 0,16 51

[+] İvme 1 0,54 0,20 54

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,74 0,10 74

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,65 0,06 65

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,52 0,10 52

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,62 0,07 62

[+] Sıvılar 1 0,51 0,16 51

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,52 0,16 52

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,52 0,16 52

[+] Mitoz Bölünme 1 0,57 0,16 57

[+] Proteinler 1 0,52 0,17 52



-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-M
(68)

21,15 2,84 1,07 2,12 2,60 6,61 1,07 1,75 0,93 40,14 230,400

Okul
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İl

(206)
23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (51) 2,88 (37) 1,27 (46) 1,94 (28) 2,64 (35) 10,37 (68) 1,81 (52) 2,30 (53) 1,62 (43) 46,27 (60) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-M şubesinde 68

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 63. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu
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-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,79 69

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,36 0,54 79

[+] Ses Bilgisi 1 0,84 0,08 84

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,81 0,11 81

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,68 0,16 68

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,11 88

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,94 0,06 94

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,84 0,14 84

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,31 0,60 77

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,47 2,17 68

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,44 0,47 72

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,72 0,23 72

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,08 1,40 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,86 0,06 86

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,56 0,32 56

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,77 0,17 77

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,15 83

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,64 0,29 64

Coğrafya-1
[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,52 0,12 52

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,52 0,36 52

[+] Doğa Felsefesi 1 0,57 0,23 57

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,55 0,25 55

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,09 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,86 0,09 86

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,66 0,16 83

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,64 0,08 64

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,58 0,17 58

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,70 0,11 70

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,54 0,07 54

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,55 0,07 55



-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MA

(6)
29,33 4,17 4,67 3,75 3,33 26,00 3,25 6,00 4,00 84,50 380,630

Okul
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930
İl

(206)
23,16 (1) 2,92 (2) 1,48 (1) 2,03 (1) 2,83 (2) 11,95 (2) 2,11 (5) 2,84 (1) 2,20 (3) 51,52 (1) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (11) 2,88 (5) 1,27 (2) 1,94 (4) 2,64 (10) 10,37 (8) 1,81 (17) 2,30 (2) 1,62 (9) 46,27 (5) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MA şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1,00 0

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,33 0,67 33

[-] Yapım Ekleri 1 0,33 0,33 33

TYT Sosyal Soru D Y %

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,67 33

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,33 0 33

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,33 0,33 33

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,33 0 33

[-] Hareket Problemleri 1 0,33 0,33 33

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0 0

[-] Permütasyon 1 0,33 0,33 33

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0 0,67 0

[-] Dörtgenler 1 0,33 0,33 33

[-] Deltoid 1 0,33 0,33 33

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,33 0,67 33

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0,33 0

[-] Lambalı Devreler 1 0 0,67 0



  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  A
(2)

28,75 3,75 1,25 2,50 3,75 29,00 4,50 5,75 4,75 84,00 380,240

Okul
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930
İl

(206)
23,16 (2) 2,92 (3) 1,48 (6) 2,03 (3) 2,83 (1) 11,95 (1) 2,11 (2) 2,84 (2) 2,20 (1) 51,52 (2) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (14) 2,88 (12) 1,27 (35) 1,94 (17) 2,64 (3) 10,37 (3) 1,81 (8) 2,30 (4) 1,62 (3) 46,27 (6) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
  A şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1,00 0

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,25 0,75 25

[-] Yapım Ekleri 1 0,25 0,50 25

TYT Sosyal Soru D Y %

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,25 0,75 25

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,25 0 25

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,25 0 25

[-] Hareket Problemleri 1 0,25 0,25 25

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0 0

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0 0,50 0

[-] Deltoid 1 0,25 0,25 25

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0,50 0

[-] Lambalı Devreler 1 0 0,75 0



12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12
(28)

27,98 3,11 1,62 2,21 3,23 18,98 3,66 4,93 4,04 69,76 329,650

Okul
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930
İl

(206)
23,16 (3) 2,92 (4) 1,48 (4) 2,03 (4) 2,83 (3) 11,95 (3) 2,11 (4) 2,84 (3) 2,20 (2) 51,52 (3) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (16) 2,88 (29) 1,27 (22) 1,94 (25) 2,64 (13) 10,37 (24) 1,81 (15) 2,30 (13) 1,62 (8) 46,27 (19) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12 şubesinde 28

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 19. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,22 0,78 22

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,89 6

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,33 0,56 33

TYT Sosyal Soru D Y %

Coğrafya-1
[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,28 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,39 0,17 39

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,39 0,44 39

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,28 0,67 28

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,67 33

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,17 0 17

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,39 0,22 39

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,39 0,33 39

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,44 0 44

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,44 0,39 44

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,11 0,06 11

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0,06 0

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,61 0,39 31

[-] Permütasyon 1 0,44 0,11 44

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,06 0,17 6

[-] Üçgende Alan 1 0,39 0 39

[-] Dörtgenler 1 0,28 0,11 28

[-] Deltoid 1 0,33 0,06 33

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,44 0,39 44

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,44 0,17 44

[-] Lambalı Devreler 1 0,28 0,39 28

Kimya
[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,22 0,61 22



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12A

(6)
23,58 4,58 1,83 3,00 3,08 17,83 1,92 3,83 3,75 63,40 309,720

Okul
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930
İl

(206)
23,16 (5) 2,92 (1) 1,48 (3) 2,03 (2) 2,83 (4) 11,95 (4) 2,11 (7) 2,84 (5) 2,20 (4) 51,52 (4) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (35) 2,88 (2) 1,27 (17) 1,94 (10) 2,64 (17) 10,37 (27) 1,81 (33) 2,30 (24) 1,62 (11) 46,27 (23) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 24. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,24 0,76 24

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,05 0,90 5

[-] Yapım Ekleri 1 0,48 0,29 48

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,57 29

TYT Sosyal Soru D Y %

Coğrafya-1
[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,33 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,38 0,19 38

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,33 0,52 33

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,33 0,62 33

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,43 0,57 43

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,43 0,19 43

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,43 0,33 43

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,48 0 48

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,43 0,38 43

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,14 0,05 14

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,48 0 48

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,57 0,33 29

[-] Permütasyon 1 0,43 0,10 43

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,05 0,19 5

[-] Üçgende Alan 1 0,33 0 33

[-] Dörtgenler 1 0,24 0,14 24

[-] Deltoid 1 0,33 0,05 33

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,43 0,38 43

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,43 0,19 43

[-] Lambalı Devreler 1 0,24 0,43 24

Kimya
[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,67 19



-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MZ

(2)
25,50 0,50 0,50 0,50 2,75 16,75 5,75 4,75 0,25 57,25 288,870

Okul
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930
İl

(206)
23,16 (4) 2,92 (8) 1,48 (8) 2,03 (8) 2,83 (6) 11,95 (5) 2,11 (1) 2,84 (4) 2,20 (7) 51,52 (5) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (29) 2,88 (78) 1,27 (66) 1,94 (72) 2,64 (29) 10,37 (29) 1,81 (2) 2,30 (14) 1,62 (57) 46,27 (31) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MZ şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 31. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,27 0,73 27

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,05 0,86 5

[-] Yapım Ekleri 1 0,45 0,27 45

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,27 0,59 27

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,95 1,00 48

TYT Sosyal Soru D Y %

Coğrafya-1
[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,36 0,32 36

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,36 0,18 36

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,32 0,55 32

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,32 0,59 32

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,41 0,59 41

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,18 0 18

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,45 0,18 45

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,41 0,32 41

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,41 0,41 41

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,14 0,05 14

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,45 0 45

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,55 0,36 27

[-] Permütasyon 1 0,41 0,09 41

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,05 0,18 5

[-] Üçgende Alan 1 0,32 0 32

[-] Dörtgenler 1 0,23 0,14 23

[-] Deltoid 1 0,32 0,05 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,45 0,36 45

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,45 0,18 45

[-] Lambalı Devreler 1 0,23 0,45 23

Kimya
[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,18 0,68 18



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(90)
22,81 2,78 1,53 1,81 2,88 11,92 2,24 2,66 2,46 51,09 267,450

Okul
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930
İl

(206)
23,16 (6) 2,92 (6) 1,48 (5) 2,03 (6) 2,83 (5) 11,95 (8) 2,11 (6) 2,84 (6) 2,20 (5) 51,52 (6) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (42) 2,88 (40) 1,27 (26) 1,94 (40) 2,64 (24) 10,37 (45) 1,81 (29) 2,30 (35) 1,62 (22) 46,27 (42) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 90
Okulunuzda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 42. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,43 0,57 43

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,49 0,40 49

[-] Yapım Ekleri 1 0,31 0,28 31

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,30 0,61 30

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,85 0,90 43

TYT Sosyal Soru D Y %

Coğrafya-1
[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,36 0,33 36

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,24 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,31 0,49 31

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,49 0,34 49

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,49 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,34 0,61 34

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,15 0,09 15

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,43 0,12 43

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,31 0,15 31

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,16 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,90 0,39 45

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,33 0,07 33

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,30 0,21 30

[-] Köklü İfadeler 1 0,43 0,04 43

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,36 0,07 36

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,04 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,48 0,13 48

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,27 0 27

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,36 0,25 18

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,40 0,03 40

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,07 12

[-] Yamuk 1 0,37 0 37

[-] Paralelkenar 1 0,48 0,01 48

[-] Dikdörtgen 1 0,48 0,03 48

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,64 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,36 0,33 36

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,36 0,21 36

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,36 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,40 0,07 40

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,46 0,24 46

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,45 19

Biyoloji
[-] Madde Döngüleri 1 0,48 0,21 48



12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12D

(2)
20,00 3,75 2,00 0,50 0,25 14,50 -1,00 2,25 -0,50 41,75 240,930

Okul
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930
İl

(206)
23,16 (8) 2,92 (3) 1,48 (2) 2,03 (8) 2,83 (9) 11,95 (6) 2,11 (9) 2,84 (8) 2,20 (9) 51,52 (7) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (61) 2,88 (12) 1,27 (13) 1,94 (72) 2,64 (76) 10,37 (33) 1,81 (81) 2,30 (43) 1,62 (75) 46,27 (56) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12D şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 56. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,44 0,56 44

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[-] Yapım Ekleri 1 0,32 0,28 32

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,62 29

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,85 0,90 43

TYT Sosyal Soru D Y %

Coğrafya-1
[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,35 0,32 35

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,24 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,32 0,49 32

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,49 0,35 49

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,50 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,34 0,62 34

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,15 0,09 15

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,44 0,12 44

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,31 0,16 31

[-] Sayı Basamakları 1 0,32 0,16 32

[-] OBEB-OKEK 2 0,88 0,40 44

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,34 0,07 34

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,29 0,21 29

[-] Köklü İfadeler 1 0,44 0,04 44

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,35 0,07 35

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,47 0,15 47

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0 26

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,35 0,26 18

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,40 0,03 40

[-] Dörtgenler 1 0,13 0,07 13

[-] Yamuk 1 0,37 0 37

[-] Paralelkenar 1 0,49 0,01 49

[-] Dikdörtgen 1 0,49 0,03 49

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,63 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,35 0,32 35

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,35 0,21 35

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,37 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,40 0,09 40

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,46 0,25 46

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,46 19

Biyoloji
[-] Madde Döngüleri 1 0,47 0,22 47



12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12T

(2)
15,50 1,50 1,25 0,75 2,50 12,75 3,75 2,50 40,50 234,620

Okul
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930
İl

(206)
23,16 (9) 2,92 (7) 1,48 (6) 2,03 (7) 2,83 (8) 11,95 (7) 2,11 (3) 2,84 (7) 2,20 (8) 51,52 (8) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (90) 2,88 (72) 1,27 (35) 1,94 (67) 2,64 (40) 10,37 (38) 1,81 (14) 2,30 (37) 1,62 (64) 46,27 (59) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12T şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 60. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu
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12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,43 0,57 43

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,49 0,41 49

[-] Yapım Ekleri 1 0,32 0,28 32

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,62 29

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,84 0,88 42

TYT Sosyal Soru D Y %

Coğrafya-1
[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,35 0,33 35

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,25 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,33 0,48 33

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,35 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,51 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,62 33

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Bölme İşlemi 1 0,14 0,09 14

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,45 0,12 45

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,30 0,16 30

[-] Sayı Basamakları 1 0,33 0,16 33

[-] OBEB-OKEK 2 0,87 0,42 43

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,33 0,07 33

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,30 0,20 30

[-] Köklü İfadeler 1 0,43 0,04 43

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,35 0,07 35

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,46 0,16 46

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0 26

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,35 0,26 17

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,41 0,03 41

[-] Dörtgenler 1 0,14 0,07 14

[-] Yamuk 1 0,36 0 36

[-] Paralelkenar 1 0,48 0,01 48

[-] Dikdörtgen 1 0,49 0,03 49

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,64 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,36 0,32 36

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,36 0,20 36

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,36 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,41 0,09 41

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,45 0,25 45

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,46 19

Biyoloji
[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,49 0,17 49

[-] Madde Döngüleri 1 0,46 0,22 46



-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-M
(68)

21,15 2,84 1,07 2,12 2,60 6,61 1,07 1,75 0,93 40,14 230,400

Okul
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İlçe
(206)

23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930
İl

(206)
23,16 (7) 2,92 (5) 1,48 (7) 2,03 (5) 2,83 (7) 11,95 (9) 2,11 (8) 2,84 (9) 2,20 (6) 51,52 (9) 268,930

Genel
(1151)

21,44 (51) 2,88 (37) 1,27 (46) 1,94 (28) 2,64 (35) 10,37 (68) 1,81 (52) 2,30 (53) 1,62 (43) 46,27 (60) 250,660
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-M şubesinde 68

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 63. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu
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-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,39 0,61 39

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,76 6

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,48 0,47 48

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,40 0,48 40

[-] Yapım Ekleri 1 0,27 0,25 27

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,31 0,61 31

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,73 0,98 36

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,44 0,32 44

Coğrafya-1
[-] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,49 0,36 49

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,37 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,30 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,30 0,50 30

Felsefe
[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,30 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,30 0,46 30

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE HAYAT 1 0,32 0,63 32

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,38 0,31 38

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Temel Kavramlar 4 1,77 0,77 44

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0,08 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,42 0,11 42

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,22 0,16 22

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,18 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,70 0,44 35

[-] Ondalık Sayılar 1 0,46 0,15 46

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,28 0,09 28

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,25 0,18 25

[-] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,50 0,08 50

[-] Üslü İfadeler 1 0,41 0,05 41

[-] Köklü İfadeler 1 0,34 0,05 34

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,07 0,03 7

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,27 0,06 27

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,07 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,07 0,06 7

[-] Yaş Problemleri 1 0,38 0,12 38

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,21 0,01 21

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,32 0,19 16

[-] Permütasyon 1 0,20 0,05 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,45 0,03 45

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,03 0,08 3

[-] Üçgende Açılar 1 0,44 0,05 44

[-] Üçgende Alan 1 0,19 0 19

[-] Çokgenler 1 0,29 0,03 29

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,05 12

[-] Yamuk 1 0,27 0 27

[-] Paralelkenar 1 0,35 0,01 35

[-] Dikdörtgen 1 0,36 0,03 36

[-] Deltoid 1 0,14 0,02 14

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,47 0,02 23

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Gaz Basıncı 1 0,26 0,33 26

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,29 0,23 29

[-] Kaldırma Kuvveti 1 0,45 0,13 45

[-] İvme 1 0,45 0,18 45

[-] Lambalı Devreler 1 0,10 0,31 10

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,34 0,08 34

Kimya
[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,38 0,20 38

[-] Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0,40 0,11 40

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,14 0,38 14

[-] Sıvılar 1 0,41 0,17 41

Biyoloji
[-] Soyağaçları 1 0,40 0,17 40

[-] Sitoplazma ve Organeller 1 0,43 0,14 43

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,41 0,17 41

[-] Mitoz Bölünme 1 0,45 0,15 45

[-] Proteinler 1 0,40 0,17 40

[-] Madde Döngüleri 1 0,37 0,18 37



-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
-MA

(6)
31,33 8,00 29,33 4,33 0,67 4,17 4,67 0,00 4,67 4,00 1,00 3,75 3,67 1,33 3,33 27,33 5,33 26,00 3,67 1,67 3,25 6,00 0,00 6,00 4,00 0,00 4,00 89,00 18,00 84,50 380,630

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MA şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 1,67 1,33 56

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,67 0,33 67

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,67 0,33 89

[+] Ses Bilgisi 1 1,00 0 100

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1,00 0

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 1,00 0 100

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,33 0,67 33

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,67 0 67

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 1,00 0 100

[-] Yapım Ekleri 1 0,33 0,33 33

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,67 0,33 67

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,67 0,33 67

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,33 0,67 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 7,67 0,33 96

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,33 0,67 67

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,33 0,67 67

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1,00 0 100

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4,00 1,00 80

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1,00 0 100

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1,00 0 100

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,67 0 67

[+] Büyük İklim Tipleri 1 1,00 0 100

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1,00 0 100

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Doğa Felsefesi 1 0,67 0,33 67

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 1,00 0 100

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,67 0,33 67

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,67 0,33 67

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,67 33

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,67 0,33 67

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,67 0,33 83

[+] Temel Kavramlar 4 3,33 0,33 83

[-] Bölme İşlemi 1 0,33 0 33

[+] Bölünebilme Kuralları 1 0,67 0,33 67

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,33 0,33 33

[+] Sayı Basamakları 1 1,00 0 100

[+] OBEB-OKEK 2 1,67 0,33 83

[+] Ondalık Sayılar 1 0,67 0,33 67

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,67 0 67

[+] Basit Eşitsizlikler 1 0,67 0 67

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 1,00 0 100

[+] Üslü İfadeler 1 1,00 0 100

[+] Köklü İfadeler 1 0,67 0 67

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,33 0 33

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,67 0 67

[-] Hareket Problemleri 1 0,33 0,33 33

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0 0

[+] Yaş Problemleri 1 1,00 0 100

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

2 1,00 0,67 50

[-] Permütasyon 1 0,33 0,33 33

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,67 0 67

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0 0,67 0

[+] Üçgende Açılar 1 1,00 0 100

[+] Üçgende Alan 1 1,00 0 100

[+] Çokgenler 1 1,00 0 100

[-] Dörtgenler 1 0,33 0,33 33

[+] Yamuk 1 1,00 0 100

[+] Paralelkenar 1 1,00 0 100

[+] Dikdörtgen 1 0,67 0,33 67

[-] Deltoid 1 0,33 0,33 33

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,00 0,33 50

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1,00 0 100

[-] Gaz Basıncı 1 0,33 0,67 33

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0,33 0

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,67 0 67

[+] İvme 1 1,00 0 100

[-] Lambalı Devreler 1 0 0,67 0

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,67 0 67

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1,00 0 100

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1,00 0 100

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,67 0 67

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1,00 0 100

[+] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,67 0 67

[+] Sıvılar 1 0,67 0 67

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,67 0 67

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,67 0 67

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,67 0 67

[+] Mitoz Bölünme 1 0,67 0 67

[+] Proteinler 1 0,67 0 67

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0 67



  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  A
(2)

31,00 9,00 28,75 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 3,00 2,00 2,50 4,00 1,00 3,75 30,00 4,00 29,00 5,00 2,00 4,50 6,00 1,00 5,75 5,00 1,00 4,75 90,00 24,00 84,00 380,240

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
  A şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 1,75 1,25 58

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,50 0,50 50

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,50 83

[+] Ses Bilgisi 1 1,00 0 100

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1,00 0

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 1,00 0 100

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,25 0,75 25

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,75 0 75

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 1,00 0 100

[-] Yapım Ekleri 1 0,25 0,50 25

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[+] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,75 0,25 75

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,75 0,25 75

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,50 0,50 83

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 7,75 0,25 97

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,50 75

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1,00 0 100

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4,00 1,00 80

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,50 0,50 50

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1,00 0 100

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1,00 0 100

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,75 0 75

[+] Büyük İklim Tipleri 1 0,75 0,25 75

[+] Dış kuvvetleri yer şekillerinin
oluşum sürecine etkileri açısından
açıklar.

1 0,75 0,25 75

[+] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,75 0,25 75

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Doğa Felsefesi 1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,75 0,25 75

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,50 0,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,75 0,25 75

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[-] DİN VE HAYAT 1 0,25 0,75 25

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,75 0,25 75

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,75 0,25 88

[+] Temel Kavramlar 4 3,50 0,25 88

[-] Bölme İşlemi 1 0,25 0 25

[+] Bölünebilme Kuralları 1 0,75 0,25 75

[+] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,50 0,25 50

[+] Sayı Basamakları 1 1,00 0 100

[+] OBEB-OKEK 2 1,50 0,50 75

[+] Ondalık Sayılar 1 0,75 0,25 75

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,75 0 75

[+] Basit Eşitsizlikler 1 0,50 0,25 50

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 1,00 0 100

[+] Üslü İfadeler 1 1,00 0 100

[+] Köklü İfadeler 1 0,50 0,25 50

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,25 0 25

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,50 0,25 50

[-] Hareket Problemleri 1 0,25 0,25 25

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0 0

[+] Yaş Problemleri 1 1,00 0 100

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 1,00 0 100

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarla ilgili problemler
çözer.

2 1,25 0,50 63

[+] Permütasyon 1 0,50 0,25 50

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,75 0 75

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0 0,50 0

[+] Üçgende Açılar 1 1,00 0 100

[+] Üçgende Alan 1 1,00 0 100

[+] Çokgenler 1 1,00 0 100

[+] Dörtgenler 1 0,50 0,25 50

[+] Yamuk 1 1,00 0 100

[+] Paralelkenar 1 1,00 0 100

[+] Dikdörtgen 1 0,75 0,25 75

[-] Deltoid 1 0,25 0,25 25

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,25 0,25 63

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1,00 0 100

[+] Gaz Basıncı 1 0,50 0,50 50

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0,50 0

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,75 0 75

[+] İvme 1 1,00 0 100

[-] Lambalı Devreler 1 0 0,75 0

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,75 0 75

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1,00 0 100

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1,00 0 100

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,75 0 75

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1,00 0 100

[+] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,50 0,25 50

[+] Sıvılar 1 0,75 0 75

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,50 0,25 50

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,75 0 75

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,75 0 75

[+] Mitoz Bölünme 1 0,75 0 75

[+] Proteinler 1 0,75 0 75

[+] Madde Döngüleri 1 0,75 0 75



12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12
(28)

30,21 8,93 27,98 3,43 1,29 3,11 1,93 1,21 1,62 2,64 1,71 2,21 3,57 1,36 3,23 19,86 3,50 18,98 4,00 1,36 3,66 5,21 1,14 4,93 4,29 1,00 4,04 75,14 21,50 69,76 329,650

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12 şubesinde 28

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 19. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,11 0,83 70

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,22 0,78 22

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,44 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,94 0,06 94

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,89 6

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,94 0 94

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,61 0,39 61

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,94 0 94

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,67 0,33 67

[+] Yapım Ekleri 1 0,50 0,33 50

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,33 0,56 33

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,89 0,11 89

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,44 0,50 81

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,89 1,11 86

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,56 0,39 78

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,94 0,06 94

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,89 1,00 78

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,67 0,33 67

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,89 0,06 89

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,94 0,06 94

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,61 0,33 61

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,50 0,39 50

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,67 0,17 67

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,61 0,06 61

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,28 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,39 0,17 39

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,39 0,44 39

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,72 0,22 72

[+] Doğa Felsefesi 1 0,78 0,11 78

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,50 0,28 50

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,61 0,33 61

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,28 0,67 28

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,83 0,17 83

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1,00 0 100

[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,67 33

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,89 0,11 89

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,56 0,39 56

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,83 0,06 92

[+] Temel Kavramlar 4 2,89 0,33 72

[-] Bölme İşlemi 1 0,17 0 17

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,39 0,22 39

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,39 0,33 39

[+] Sayı Basamakları 1 0,61 0,22 61

[+] OBEB-OKEK 2 1,17 0,50 58

[+] Ondalık Sayılar 1 0,78 0,11 78

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,44 0 44

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,44 0,39 44

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,83 0,11 83

[+] Üslü İfadeler 1 0,89 0 89

[+] Köklü İfadeler 1 0,61 0,06 61

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,11 0,06 11

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,50 0,17 50

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0 0,06 0

[+] Yaş Problemleri 1 0,56 0,17 56

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,94 0 94

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 0,50 0 50

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,61 0,39 31

[-] Permütasyon 1 0,44 0,11 44

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,61 0 61

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,06 0,17 6

[+] Üçgende Açılar 1 0,89 0,06 89

[-] Üçgende Alan 1 0,39 0 39

[+] Çokgenler 1 0,67 0 67

[-] Dörtgenler 1 0,28 0,11 28

[+] Yamuk 1 0,61 0 61

[+] Paralelkenar 1 0,78 0 78

[+] Dikdörtgen 1 0,78 0,06 78

[-] Deltoid 1 0,33 0,06 33

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,11 0,06 56

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,89 0,06 89

[-] Gaz Basıncı 1 0,44 0,39 44

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,44 0,17 44

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,61 0,22 61

[+] İvme 1 0,72 0,22 72

[-] Lambalı Devreler 1 0,28 0,39 28

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,61 0 61

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,94 0,06 94

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,94 0 94

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,83 0,11 83

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,78 0,06 78

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,83 0,11 83

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,22 0,61 22

[+] Sıvılar 1 0,83 0 83

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,61 0,22 61

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,78 0,06 78

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,72 0,11 72

[+] Mitoz Bölünme 1 0,89 0 89

[+] Proteinler 1 0,61 0,28 61

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0,17 67



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12A

(6)
26,67 12,33 23,58 4,67 0,33 4,58 2,33 2,00 1,83 3,33 1,33 3,00 3,33 1,00 3,08 18,67 3,33 17,83 2,67 3,00 1,92 4,33 2,00 3,83 4,00 1,00 3,75 70,00 26,32 63,40 309,720

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 6

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 24. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,19 0,76 73

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,24 0,76 24

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,48 0,48 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,95 0,05 95

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,05 0,90 5

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,95 0 95

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,43 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,95 0 95

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,62 0,38 62

[-] Yapım Ekleri 1 0,48 0,29 48

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,57 29

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,90 0,10 90

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,43 0,52 81

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,71 1,29 84

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,48 0,48 74

[+] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne
Sahip Olan Paragraflar

2 1,00 1,00 50

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,90 0,10 90

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,71 1,19 74

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,71 0,29 71

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,86 0,10 86

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,95 0,05 95

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,67 0,29 67

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,57 0,33 57

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,67 0,14 67

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,67 0,05 67

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,33 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,38 0,19 38

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,33 0,52 33

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,76 0,19 76

[+] Doğa Felsefesi 1 0,76 0,14 76

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,52 0,24 52

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,57 0,38 57

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,33 0,62 33

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,76 0,19 76

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,95 0,05 95

[-] DİN VE HAYAT 1 0,43 0,57 43

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,90 0,10 90

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,52 0,38 52

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,86 0,05 93

[+] Temel Kavramlar 4 2,81 0,38 70

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,43 0,19 43

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,43 0,33 43

[+] Sayı Basamakları 1 0,52 0,24 52

[+] OBEB-OKEK 2 1,14 0,48 57

[+] Ondalık Sayılar 1 0,81 0,10 81

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,48 0 48

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,43 0,38 43

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,81 0,10 81

[+] Üslü İfadeler 1 0,81 0 81

[+] Köklü İfadeler 1 0,62 0,05 62

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,14 0,05 14

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,52 0,19 52

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,05 0,05 5

[+] Yaş Problemleri 1 0,62 0,14 62

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,90 0,05 90

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,48 0 48

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,57 0,33 29

[-] Permütasyon 1 0,43 0,10 43

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,67 0 67

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,05 0,19 5

[+] Üçgende Açılar 1 0,86 0,05 86

[-] Üçgende Alan 1 0,33 0 33

[+] Çokgenler 1 0,62 0 62

[-] Dörtgenler 1 0,24 0,14 24

[+] Yamuk 1 0,57 0 57

[+] Paralelkenar 1 0,71 0 71

[+] Dikdörtgen 1 0,71 0,05 71

[-] Deltoid 1 0,33 0,05 33

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,05 0,05 52

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,90 0,05 90

[-] Gaz Basıncı 1 0,43 0,38 43

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,43 0,19 43

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,57 0,29 57

[+] İvme 1 0,67 0,29 67

[-] Lambalı Devreler 1 0,24 0,43 24

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,57 0,05 57

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,95 0,05 95

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,95 0 95

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,81 0,14 81

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,76 0,05 76

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,86 0,10 86

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,67 19

[+] Sıvılar 1 0,71 0,10 71

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,62 0,24 62

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,76 0,10 76

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,71 0,10 71

[+] Mitoz Bölünme 1 0,81 0,05 81

[+] Proteinler 1 0,67 0,24 67

[+] Madde Döngüleri 1 0,67 0,14 67



-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
-MZ

(2)
27,00 6,00 25,50 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 3,00 1,00 2,75 18,00 5,00 16,75 6,00 1,00 5,75 5,00 1,00 4,75 1,00 3,00 0,25 63,00 23,00 57,25 288,870

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MZ şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 31. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MZ ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,23 0,73 74

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,27 0,73 27

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,50 0,45 83

[+] Ses Bilgisi 1 0,95 0,05 95

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,05 0,86 5

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,95 0 95

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,55 0,45 55

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,95 0 95

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,59 0,36 59

[-] Yapım Ekleri 1 0,45 0,27 45

[+] Anlatım Biçimleri 1 1,00 0 100

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,27 0,59 27

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,91 0,09 91

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,95 0,05 95

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,41 0,55 80

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 6,73 1,27 84

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,45 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,95 1,00 48

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,86 0,09 86

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,68 1,14 74

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,68 0,32 68

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,82 0,09 82

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,95 0,05 95

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,64 0,27 64

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,55 0,36 55

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,64 0,18 64

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,64 0,05 64

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,36 0,32 36

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,36 0,18 36

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,32 0,55 32

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,77 0,18 77

[+] Doğa Felsefesi 1 0,73 0,14 73

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,50 0,27 50

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,55 0,41 55

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,32 0,59 32

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,77 0,18 77

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,95 0,05 95

[-] DİN VE HAYAT 1 0,41 0,59 41

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,91 0,09 91

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,50 0,36 50

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,86 0,05 93

[+] Temel Kavramlar 4 2,82 0,36 70

[-] Bölme İşlemi 1 0,18 0 18

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,45 0,18 45

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,41 0,32 41

[+] Sayı Basamakları 1 0,50 0,27 50

[+] OBEB-OKEK 2 1,14 0,50 57

[+] Ondalık Sayılar 1 0,82 0,09 82

[+] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,50 0 50

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,41 0,41 41

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,77 0,14 77

[+] Üslü İfadeler 1 0,82 0 82

[+] Köklü İfadeler 1 0,59 0,05 59

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,14 0,05 14

[+] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,55 0,18 55

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,05 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,05 0,05 5

[+] Yaş Problemleri 1 0,64 0,14 64

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,86 0,05 86

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,45 0 45

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,55 0,36 27

[-] Permütasyon 1 0,41 0,09 41

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,64 0 64

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,05 0,18 5

[+] Üçgende Açılar 1 0,86 0,05 86

[-] Üçgende Alan 1 0,32 0 32

[+] Çokgenler 1 0,64 0 64

[-] Dörtgenler 1 0,23 0,14 23

[+] Yamuk 1 0,59 0 59

[+] Paralelkenar 1 0,73 0 73

[+] Dikdörtgen 1 0,73 0,05 73

[-] Deltoid 1 0,32 0,05 32

[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1,05 0,05 52

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,91 0,05 91

[-] Gaz Basıncı 1 0,45 0,36 45

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,45 0,18 45

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,59 0,27 59

[+] İvme 1 0,68 0,27 68

[-] Lambalı Devreler 1 0,23 0,45 23

[+] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,59 0,05 59

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,95 0,05 95

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,95 0 95

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,82 0,14 82

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,77 0,05 77

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,82 0,09 82

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,18 0,68 18

[+] Sıvılar 1 0,73 0,09 73

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,59 0,23 59

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,73 0,14 73

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,68 0,14 68

[+] Mitoz Bölünme 1 0,77 0,09 77

[+] Proteinler 1 0,68 0,23 68

[+] Madde Döngüleri 1 0,64 0,14 64



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(90)
25,58 11,09 22,81 3,09 1,22 2,78 1,91 1,53 1,53 2,22 1,67 1,81 3,13 1,00 2,88 12,69 3,09 11,92 2,58 1,33 2,24 2,96 1,20 2,66 2,73 1,09 2,46 56,89 23,22 51,09 267,450

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 90
Okulunuzda 206 9

ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1
TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1

Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 42. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,78 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,43 0,57 43

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,43 0,52 81

[+] Ses Bilgisi 1 0,85 0,10 85

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,87 0,07 87

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,58 0,40 58

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,79 0,12 79

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,49 0,40 49

[-] Yapım Ekleri 1 0,31 0,28 31

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,30 0,61 30

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,90 0,09 90

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,34 0,55 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,63 2,07 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,49 0,43 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,85 0,90 43

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,75 0,21 75

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,12 1,34 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,60 0,31 60

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,73 0,18 73

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,82 0,13 82

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,61 0,30 61

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,52 0,30 52

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,60 0,09 60

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,36 0,33 36

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,24 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,31 0,49 31

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,55 0,33 55

[+] Doğa Felsefesi 1 0,63 0,19 63

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,51 0,28 51

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,49 0,34 49

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,49 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,70 0,10 70

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,88 0,07 88

[-] DİN VE HAYAT 1 0,34 0,61 34

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,88 0,04 88

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,73 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,13 0,70 53

[-] Bölme İşlemi 1 0,15 0,09 15

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,43 0,12 43

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,31 0,15 31

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,16 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,90 0,39 45

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,12 57

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,33 0,07 33

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,30 0,21 30

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,57 0,06 57

[+] Üslü İfadeler 1 0,54 0,03 54

[-] Köklü İfadeler 1 0,43 0,04 43

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,36 0,07 36

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,04 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,48 0,13 48

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,73 0,03 73

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,27 0 27

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,36 0,25 18

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,57 0,01 57

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[+] Üçgende Açılar 1 0,52 0,04 52

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,40 0,03 40

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,07 12

[-] Yamuk 1 0,37 0 37

[-] Paralelkenar 1 0,48 0,01 48

[-] Dikdörtgen 1 0,48 0,03 48

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,64 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,70 0,10 70

[-] Gaz Basıncı 1 0,36 0,33 36

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,36 0,21 36

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,52 0,16 52

[+] İvme 1 0,54 0,19 54

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,36 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,40 0,07 40

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,73 0,10 73

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,66 0,06 66

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,46 0,24 46

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,52 0,10 52

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,61 0,07 61

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,45 19

[+] Sıvılar 1 0,52 0,13 52

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,54 0,15 54

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,54 0,16 54

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,51 0,18 51

[+] Mitoz Bölünme 1 0,58 0,16 58

[+] Proteinler 1 0,54 0,18 54

[-] Madde Döngüleri 1 0,48 0,21 48



12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12D

(2)
24,00 16,00 20,00 4,00 1,00 3,75 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,50 1,00 3,00 0,25 16,00 6,00 14,50 0,00 4,00 -1,00 3,00 3,00 2,25 0,00 2,00 -0,50 51,00 37,00 41,75 240,930

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12D şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 56. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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12D ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,78 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,44 0,56 44

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,41 0,54 80

[+] Ses Bilgisi 1 0,85 0,10 85

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,87 0,07 87

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,41 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,79 0,12 79

[+] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,50 0,40 50

[-] Yapım Ekleri 1 0,32 0,28 32

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,62 29

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,34 0,56 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,60 2,10 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,50 0,43 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,85 0,90 43

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,75 0,21 75

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,10 1,37 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,88 0,03 88

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,59 0,32 59

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,74 0,18 74

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,82 0,13 82

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,62 0,29 62

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,53 0,29 53

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,59 0,09 59

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,35 0,32 35

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,24 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,32 0,49 32

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,54 0,32 54

[+] Doğa Felsefesi 1 0,62 0,19 62

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,51 0,28 51

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,49 0,35 49

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,50 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,12 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,87 0,09 87

[-] DİN VE HAYAT 1 0,34 0,62 34

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,88 0,04 88

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,74 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,15 0,71 54

[-] Bölme İşlemi 1 0,15 0,09 15

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,44 0,12 44

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,31 0,16 31

[-] Sayı Basamakları 1 0,32 0,16 32

[-] OBEB-OKEK 2 0,88 0,40 44

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,12 57

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,34 0,07 34

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,29 0,21 29

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,57 0,06 57

[+] Üslü İfadeler 1 0,53 0,03 53

[-] Köklü İfadeler 1 0,44 0,04 44

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,35 0,07 35

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,47 0,15 47

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,74 0,03 74

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0 26

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,35 0,26 18

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,56 0,01 56

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[+] Üçgende Açılar 1 0,53 0,04 53

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,40 0,03 40

[-] Dörtgenler 1 0,13 0,07 13

[-] Yamuk 1 0,37 0 37

[-] Paralelkenar 1 0,49 0,01 49

[-] Dikdörtgen 1 0,49 0,03 49

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,63 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,69 0,12 69

[-] Gaz Basıncı 1 0,35 0,32 35

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,35 0,21 35

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,51 0,16 51

[+] İvme 1 0,53 0,21 53

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,37 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,40 0,09 40

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,74 0,10 74

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,66 0,06 66

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,46 0,25 46

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,51 0,10 51

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,62 0,07 62

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,46 19

[+] Sıvılar 1 0,51 0,15 51

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,53 0,16 53

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,53 0,16 53

[+] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,50 0,18 50

[+] Mitoz Bölünme 1 0,57 0,16 57

[+] Proteinler 1 0,53 0,18 53

[-] Madde Döngüleri 1 0,47 0,22 47



12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12T

(2)
19,00 14,00 15,50 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 1,25 1,00 1,00 0,75 3,00 2,00 2,50 14,00 5,00 12,75 4,00 1,00 3,75 3,00 2,00 2,50 48,00 30,00 40,50 234,620

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12T şubesinde 2

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 60. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu
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12T ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,07 0,77 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,43 0,57 43

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,41 0,54 80

[+] Ses Bilgisi 1 0,86 0,10 86

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,07 0,78 7

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,86 0,07 86

[+] Noktalama İşaretleri 1 0,57 0,42 57

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,80 0,12 80

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,49 0,41 49

[-] Yapım Ekleri 1 0,32 0,28 32

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,10 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,29 0,62 29

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,93 0,07 93

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,88 0,10 88

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,33 0,57 78

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,57 2,12 70

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,49 0,43 75

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,84 0,88 42

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,74 0,22 74

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,10 1,38 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,87 0,04 87

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,59 0,32 59

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,72 0,19 72

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,13 83

[+] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,51 0,25 51

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,61 0,30 61

Coğrafya-1
[+] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,52 0,30 52

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,59 0,09 59

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,35 0,33 35

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,25 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,33 0,48 33

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,54 0,32 54

[+] Doğa Felsefesi 1 0,61 0,19 61

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,52 0,28 52

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,35 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,25 0,51 25

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,70 0,12 70

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,87 0,09 87

[-] DİN VE HAYAT 1 0,33 0,62 33

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,46 0,25 46

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,74 0,16 87

[+] Temel Kavramlar 4 2,13 0,71 53

[-] Bölme İşlemi 1 0,14 0,09 14

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,45 0,12 45

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,30 0,16 30

[-] Sayı Basamakları 1 0,33 0,16 33

[-] OBEB-OKEK 2 0,87 0,42 43

[+] Ondalık Sayılar 1 0,57 0,13 57

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,33 0,07 33

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,30 0,20 30

[+] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,58 0,06 58

[+] Üslü İfadeler 1 0,54 0,03 54

[-] Köklü İfadeler 1 0,43 0,04 43

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,09 0,03 9

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,35 0,07 35

[-] Hareket Problemleri 1 0,06 0,06 6

[-] Yüzde Problemleri 1 0,10 0,06 10

[-] Yaş Problemleri 1 0,46 0,16 46

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,74 0,03 74

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,26 0 26

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,35 0,26 17

[-] Permütasyon 1 0,25 0,04 25

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,55 0,01 55

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,04 0,09 4

[+] Üçgende Açılar 1 0,54 0,04 54

[-] Üçgende Alan 1 0,25 0 25

[-] Çokgenler 1 0,41 0,03 41

[-] Dörtgenler 1 0,14 0,07 14

[-] Yamuk 1 0,36 0 36

[-] Paralelkenar 1 0,48 0,01 48

[-] Dikdörtgen 1 0,49 0,03 49

[-] Deltoid 1 0,16 0,03 16

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,64 0,01 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,68 0,13 68

[-] Gaz Basıncı 1 0,36 0,32 36

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,36 0,20 36

[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,51 0,16 51

[+] İvme 1 0,54 0,20 54

[-] Lambalı Devreler 1 0,13 0,36 13

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,41 0,09 41

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,74 0,10 74

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,65 0,06 65

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,45 0,25 45

[+] Kimyasal Tepkimelerde
Hesaplamalar

1 0,52 0,10 52

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,62 0,07 62

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,19 0,46 19

[+] Sıvılar 1 0,51 0,16 51

Biyoloji
[+] Soyağaçları 1 0,52 0,16 52

[+] Sitoplazma ve Organeller 1 0,52 0,16 52

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,49 0,17 49

[+] Mitoz Bölünme 1 0,57 0,16 57

[+] Proteinler 1 0,52 0,17 52

[-] Madde Döngüleri 1 0,46 0,22 46



-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
-M
(68)

24,15 12,00 21,15 3,18 1,35 2,84 1,59 2,06 1,07 2,50 1,53 2,12 2,91 1,26 2,60 7,50 3,56 6,61 1,41 1,38 1,07 1,97 0,88 1,75 1,15 0,88 0,93 46,36 24,90 40,14 230,400

Okul
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İl
(206)

25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Genel
(1151)

24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-M şubesinde 68

Okulunuzda 206 9
ÇERKEZKÖY ilçesinde 206 9 1

TEKİRDAĞ ilinde 206 9 1 1
Genelde 1151 135 33 28 18

DERECELER

Genelde sınava 135 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 63. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 9 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu
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-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 2,06 0,79 69

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,39 0,61 39

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

3 2,36 0,54 79

[+] Ses Bilgisi 1 0,84 0,08 84

[-] Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0,06 0,76 6

[+] Büyük Harflerin Kullanımı 1 0,81 0,11 81

[-] Noktalama İşaretleri 1 0,48 0,47 48

[+] Cümlenin Ögeleri 1 0,68 0,16 68

[-] Fiilimsi (Eylemsi) 1 0,40 0,48 40

[-] Yapım Ekleri 1 0,27 0,25 27

[+] Anlatım Biçimleri 1 0,88 0,11 88

[-] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,31 0,61 31

[+] Paragrafa Cümle Ekleme 1 0,94 0,06 94

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,84 0,14 84

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

3 2,31 0,60 77

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

8 5,47 2,17 68

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1,44 0,47 72

[-] İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip
Olan Paragraflar

2 0,73 0,98 36

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0,72 0,23 72

[+] Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3,08 1,40 62

[+] Metin Boşluklarının Anlam Akışına
Göre Tamamlanması

1 0,86 0,06 86

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,56 0,32 56

[+] Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye
başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti  
nin kuruluşu arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,77 0,17 77

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,83 0,15 83

[-] Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0,44 0,32 44

[+] Hukuk alanında meydana gelen
gelişmelerin Türk toplumunda meydana
getirdiği değişimleri kavrar.

1 0,64 0,29 64

Coğrafya-1
[-] Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0,49 0,36 49

[+] Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini
oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

1 0,52 0,12 52

[-] Büyük İklim Tipleri 1 0,33 0,37 33

[-] Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,25 0,30 25

[-] Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0,30 0,50 30

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,52 0,36 52

[+] Doğa Felsefesi 1 0,57 0,23 57

[+] Örnek felsefi metinlerden hareketle
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının
felsefi görüşlerini analiz eder.

1 0,55 0,25 55

[-] Örnek felsefi metinlerinden hareketle
18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

1 0,48 0,30 48

[-] Örnek felsefi metinlerden hareketle
20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini
analiz eder.

1 0,30 0,46 30

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,69 0,09 69

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,86 0,09 86

[-] DİN VE HAYAT 1 0,32 0,63 32

[+] KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,87 0,06 87

[-] İSLAM VE BİLİM 1 0,38 0,31 38

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Dört İşlem Yeteneği 2 1,66 0,16 83

[-] Temel Kavramlar 4 1,77 0,77 44

[-] Bölme İşlemi 1 0,19 0,08 19

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,42 0,11 42

[-] Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0,22 0,16 22

[-] Sayı Basamakları 1 0,31 0,18 31

[-] OBEB-OKEK 2 0,70 0,44 35

[-] Ondalık Sayılar 1 0,46 0,15 46

[-] Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,28 0,09 28

[-] Basit Eşitsizlikler 1 0,25 0,18 25

[-] Mutlak Değerli Denklem ve
Eşitsizlikler

1 0,50 0,08 50

[-] Üslü İfadeler 1 0,41 0,05 41

[-] Köklü İfadeler 1 0,34 0,05 34

[-] Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0,07 0,03 7

[-] Sayı-Kesir Problemleri 1 0,27 0,06 27

[-] Hareket Problemleri 1 0,05 0,07 5

[-] Yüzde Problemleri 1 0,07 0,06 7

[-] Yaş Problemleri 1 0,38 0,12 38

[+] Koşullu önermeyi ve iki yönlü
koşullu önermeyi açıklar.

1 0,64 0,08 64

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,21 0,01 21

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0,32 0,19 16

[-] Permütasyon 1 0,20 0,05 20

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,45 0,03 45

[-] Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
yapar.

1 0,03 0,08 3

[-] Üçgende Açılar 1 0,44 0,05 44

[-] Üçgende Alan 1 0,19 0 19

[-] Çokgenler 1 0,29 0,03 29

[-] Dörtgenler 1 0,12 0,05 12

[-] Yamuk 1 0,27 0 27

[-] Paralelkenar 1 0,35 0,01 35

[-] Dikdörtgen 1 0,36 0,03 36

[-] Deltoid 1 0,14 0,02 14

[-] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0,47 0,02 23

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0,58 0,17 58

[-] Gaz Basıncı 1 0,26 0,33 26

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,29 0,23 29

[-] Kaldırma Kuvveti 1 0,45 0,13 45

[-] İvme 1 0,45 0,18 45

[-] Lambalı Devreler 1 0,10 0,31 10

[-] Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0,34 0,08 34

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,70 0,11 70

[+] Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0,54 0,07 54

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,38 0,20 38

[-] Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0,40 0,11 40

[+] Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0,55 0,07 55

[-] Çözeltilerin Özellikleri 1 0,14 0,38 14

[-] Sıvılar 1 0,41 0,17 41

Biyoloji
[-] Soyağaçları 1 0,40 0,17 40

[-] Sitoplazma ve Organeller 1 0,43 0,14 43

[-] Canlıların Sınıflandırılması 1 0,41 0,17 41

[-] Mitoz Bölünme 1 0,45 0,15 45

[-] Proteinler 1 0,40 0,17 40

[-] Madde Döngüleri 1 0,37 0,18 37
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 36 2 35,50 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 105 12 102,00 440,475 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 36 2 35,50 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 105 12 102,00 440,475 4

3 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 6 27,50 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 101 14 97,50 422,138 16

4 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 6 27,50 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 101 14 97,50 422,138 16

5 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 31 3 30,25 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 95 16 91,00 403,280 37

6 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 31 3 30,25 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 95 16 91,00 403,280 37

7 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 5 26,75 5 1 4,75 5 2 4,50 6 0 6,00 95 16 91,00 401,070 40

8 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 5 26,75 5 1 4,75 5 2 4,50 6 0 6,00 95 16 91,00 401,070 40

9 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 2 25,50 4 0 4,00 6 0 6,00 5 1 4,75 90 13 86,75 386,868 64

10 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 2 25,50 4 0 4,00 6 0 6,00 5 1 4,75 90 13 86,75 386,868 64

11 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 90 13 86,75 383,758 74

12 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 90 13 86,75 383,758 74

13 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 5 26,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 90 19 85,25 383,208 76

14 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 5 26,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 90 19 85,25 383,208 76

15 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 7 0 7,00 4 2 3,50 6 0 6,00 88 12 85,00 383,183 78

16 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 7 0 7,00 4 2 3,50 6 0 6,00 88 12 85,00 383,183 78

17 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 0 24,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 13 85,75 382,298 81

18 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 0 24,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 13 85,75 382,298 81

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 30 4 29,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 24 84,00 380,243 85

20 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 30 4 29,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 24 84,00 380,243 85

21 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 29 2 28,50 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 88 19 83,25 377,243 91

22 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 29 2 28,50 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 88 19 83,25 377,243 91

23 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 27 3 26,25 3 3 2,25 6 0 6,00 5 1 4,75 87 17 82,75 375,038 98

24 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 27 3 26,25 3 3 2,25 6 0 6,00 5 1 4,75 87 17 82,75 375,038 98

25 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 28 4 27,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 86 23 80,25 366,385 117

26 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 28 4 27,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 86 23 80,25 366,385 117

27 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 2 22,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 85 18 80,50 364,893 124

28 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 2 22,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 85 18 80,50 364,893 124

29 0 EREN -MA 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 25 9 22,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 26 80,50 364,863 126

                                                1 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

30 0 EREN -MA 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 25 9 22,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 26 80,50 364,863 126

31 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 27 8 25,00 3 2 2,50 6 1 5,75 6 0 6,00 83 23 77,25 356,570 144

32 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 27 8 25,00 3 2 2,50 6 1 5,75 6 0 6,00 83 23 77,25 356,570 144

33 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 24 3 23,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 82 18 77,50 356,070 146

34 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 24 3 23,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 82 18 77,50 356,070 146

35 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 2 1 1,75 4 0 4,00 79 14 75,50 354,885 151

36 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 2 1 1,75 4 0 4,00 79 14 75,50 354,885 151

37 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 31 2 30,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 82 30 74,50 352,063 157

38 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 31 2 30,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 82 30 74,50 352,063 157

39 0   31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 4 22,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 82 25 75,75 350,190 163

40 0   31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 4 22,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 82 25 75,75 350,190 163

41 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 81 19 76,25 350,033 165

42 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 81 19 76,25 350,033 165

43 0 BELEMİR   30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 23 3 22,25 3 3 2,25 6 1 5,75 6 0 6,00 80 24 74,00 344,693 180

44 0 BELEMİR   30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 23 3 22,25 3 3 2,25 6 1 5,75 6 0 6,00 80 24 74,00 344,693 180

45 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 1 18,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 78 21 72,75 338,865 196

46 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 1 18,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 78 21 72,75 338,865 196

47 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 78 20 73,00 337,723 201

48 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 78 20 73,00 337,723 201

49 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 24 3 23,25 5 2 4,50 5 2 4,50 2 2 1,50 77 25 70,75 335,913 207

50 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 24 3 23,25 5 2 4,50 5 2 4,50 2 2 1,50 77 25 70,75 335,913 207

51 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 26 4 25,00 2 2 1,50 4 3 3,25 4 1 3,75 76 25 69,75 334,243 211

52 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 26 4 25,00 2 2 1,50 4 3 3,25 4 1 3,75 76 25 69,75 334,243 211

53 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 18 0 18,00 4 2 3,50 5 2 4,50 6 0 6,00 75 17 70,75 331,855 219

54 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 18 0 18,00 4 2 3,50 5 2 4,50 6 0 6,00 75 17 70,75 331,855 219

55 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 21 5 19,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 76 26 69,50 330,398 226

56 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 21 5 19,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 76 26 69,50 330,398 226

57 0 ROBİN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 2 18,50 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 75 20 70,00 329,913 228

58 0 ROBİN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 2 18,50 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 75 20 70,00 329,913 228
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

59 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 21 5 19,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 74 30 66,50 319,125 259

60 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 21 5 19,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 74 30 66,50 319,125 259

61 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 19 5 17,75 1 3 0,25 7 0 7,00 4 2 3,50 72 28 65,00 314,205 273

62 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 19 5 17,75 1 3 0,25 7 0 7,00 4 2 3,50 72 28 65,00 314,205 273

63 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 15 3 14,25 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 71 26 64,50 309,513 293

64 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 15 3 14,25 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 71 26 64,50 309,513 293

65 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 15 2 14,50 4 2 3,50 5 0 5,00 3 3 2,25 68 18 63,50 307,645 298

66 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 15 2 14,50 4 2 3,50 5 0 5,00 3 3 2,25 68 18 63,50 307,645 298

67 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 4 13,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 0 3,00 69 22 63,50 307,335 301

68 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 4 13,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 0 3,00 69 22 63,50 307,335 301

69 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 70 27 63,25 303,890 312

70 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 70 27 63,25 303,890 312

71 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 16 2 15,50 3 2 2,50 6 1 5,75 2 0 2,00 66 20 61,00 300,345 322

72 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 16 2 15,50 3 2 2,50 6 1 5,75 2 0 2,00 66 20 61,00 300,345 322

73 0 BRK -MZ 27 6 25,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 18 5 16,75 6 1 5,75 5 1 4,75 1 3 0,25 63 23 57,25 288,868 350

74 0 BRK -MZ 27 6 25,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 18 5 16,75 6 1 5,75 5 1 4,75 1 3 0,25 63 23 57,25 288,868 350

75 0 MERVE A -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 0 1,00 3 1 2,75 62 18 57,50 286,800 355

76 0 MERVE A -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 0 1,00 3 1 2,75 62 18 57,50 286,800 355

77 0 FATMA   31 6 29,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 364

78 0 FATMA   31 6 29,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 364

79 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 7 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 63 28 56,00 283,130 366

80 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 7 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 63 28 56,00 283,130 366

81 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 0 10,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 61 20 56,00 282,553 372

82 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 0 10,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 61 20 56,00 282,553 372

83 0 B İREM -M 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 2 0,50 1 0 1,00 60 22 54,50 280,838 378

84 0 B İREM -M 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 2 0,50 1 0 1,00 60 22 54,50 280,838 378

85 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 3 18,25 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 60 25 53,75 279,788 382

86 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 3 18,25 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 60 25 53,75 279,788 382

87 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 60 14 56,50 277,350 390
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

88 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 60 14 56,50 277,350 390

89 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 63 39 53,25 275,385 397

90 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 63 39 53,25 275,385 397

91 0 MERT KURU   25 14 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 4 11,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 2 3,50 61 31 53,25 273,428 405

92 0 MERT KURU   25 14 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 4 11,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 2 3,50 61 31 53,25 273,428 405

93 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 5 13,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 59 26 52,50 272,650 409

94 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 5 13,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 59 26 52,50 272,650 409

95 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 11 4 10,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 1 4,75 59 27 52,25 269,748 419

96 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 11 4 10,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 1 4,75 59 27 52,25 269,748 419

97 0 KERO -M 28 5 26,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 11 4 10,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 56 15 52,25 269,605 421

98 0 KERO -M 28 5 26,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 11 4 10,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 56 15 52,25 269,605 421

99 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 0 8,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 56 16 52,00 269,123 427

100 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 0 8,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 56 16 52,00 269,123 427

101 0 BARIŞ   23 11 20,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 13 4 12,00 3 3 2,25 6 0 6,00 4 1 3,75 56 26 49,50 261,243 462

102 0 BARIŞ   23 11 20,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 13 4 12,00 3 3 2,25 6 0 6,00 4 1 3,75 56 26 49,50 261,243 462

103 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 7 7 5,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 58 31 50,25 259,240 473

104 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 7 7 5,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 58 31 50,25 259,240 473

105 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 3 0,25 3 4 2,00 2 3 1,25 56 32 48,00 257,765 479

106 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 3 0,25 3 4 2,00 2 3 1,25 56 32 48,00 257,765 479

107 0 ELSA   25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 11 4 10,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 52 20 47,00 253,200 503

108 0 ELSA   25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 11 4 10,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 52 20 47,00 253,200 503

109 0 BEYZA  G   24 13 20,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 2 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 53 26 46,50 252,918 505

110 0 BEYZA  G   24 13 20,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 2 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 53 26 46,50 252,918 505

111 0 DİLAN -M 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 50 15 46,25 251,018 514

112 0 DİLAN -M 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 50 15 46,25 251,018 514

113 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 52 23 46,25 250,955 516

114 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 52 23 46,25 250,955 516

115 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 17 45,75 250,280 524

116 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 17 45,75 250,280 524
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

117 0 ETA   25 13 21,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 54 28 47,00 249,993 527

118 0 ETA   25 13 21,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 54 28 47,00 249,993 527

119 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 11 6 9,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 3 2,25 54 31 46,25 249,985 529

120 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 11 6 9,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 3 2,25 54 31 46,25 249,985 529

121 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 16 6 14,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 51 37 41,75 240,928 568

122 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 16 6 14,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 51 37 41,75 240,928 568

123 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 9 4,75 3 3 2,25 2 5 0,75 3 3 2,25 53 41 42,75 237,105 584

124 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 9 4,75 3 3 2,25 2 5 0,75 3 3 2,25 53 41 42,75 237,105 584

125 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 47 18 42,50 235,615 592

126 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 47 18 42,50 235,615 592

127 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 14 5 12,75 4 1 3,75 3 2 2,50 48 30 40,50 234,620 597

128 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 14 5 12,75 4 1 3,75 3 2 2,50 48 30 40,50 234,620 597

129 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 625

130 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 625

131 0 CEREN -M 27 12 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 21 37,75 221,168 669

132 0 CEREN -M 27 12 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 21 37,75 221,168 669

133 0 İREM GÜME   25 11 22,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 671

134 0 İREM GÜME   25 11 22,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 671

135 0 TUANA A -M 27 9 24,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 680

136 0 TUANA A -M 27 9 24,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 680

137 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 9 4 8,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 43 28 36,00 219,103 683

138 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 9 4 8,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 43 28 36,00 219,103 683

139 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 6 4,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 3 1,25 47 39 37,25 219,070 685

140 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 6 4,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 3 1,25 47 39 37,25 219,070 685

141 0 NK -M 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 688

142 0 NK -M 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 688

143 0 L -M 24 11 21,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 708

144 0 L -M 24 11 21,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 708

145 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 710
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

146 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 710

147 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 213,338 722

148 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 213,338 722

149 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 725

150 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 725

151 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 7 35,25 212,838 729

152 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 7 35,25 212,838 729

153 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 10 9 7,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 46 47 34,25 211,000 741

154 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 10 9 7,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 46 47 34,25 211,000 741

155 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 752

156 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 752

157 0 ELLİF   24 10 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 3 3,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 42 33 33,75 208,873 757

158 0 ELLİF   24 10 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 3 3,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 42 33 33,75 208,873 757

159 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 7 2 6,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 39 23 33,25 208,190 762

160 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 7 2 6,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 39 23 33,25 208,190 762

161 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 788

162 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 788

163 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 794

164 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 794

165 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 805

166 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 805

167 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 37 24 31,00 198,930 821

168 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 37 24 31,00 198,930 821

169 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 40 35 31,25 198,820 826

170 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 40 35 31,25 198,820 826

171 0 ÖK -M 17 8 15,00 2 1 1,75 1 1 0,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 32 12 29,00 197,310 836

172 0 ÖK -M 17 8 15,00 2 1 1,75 1 1 0,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 32 12 29,00 197,310 836

173 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 841

174 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 841
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

175 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 35 25 28,75 191,413 867

176 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 35 25 28,75 191,413 867

177 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 892

178 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 892

179 0 FADİME T 12 23 11 20,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 899

180 0 FADİME T 12 23 11 20,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 899

181 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 906

182 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 906

183 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 923

184 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 923

185 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 936

186 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 936

187 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 33 36 24,00 177,748 943

188 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 33 36 24,00 177,748 943

189 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 957

190 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 957

191 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 962

192 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 962

193 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 25 7 23,25 174,385 978

194 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 25 7 23,25 174,385 978

195 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 29 26 22,50 171,670 986

196 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 29 26 22,50 171,670 986

197 0 E K -M 20 17 15,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 993

198 0 E K -M 20 17 15,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 993

199 0 KAYA   16 21 10,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 1029

200 0 KAYA   16 21 10,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 1029

201 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 1036

202 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 1036

203 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 1128

                                                7 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

204 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 1128

205 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 15 -0,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 13 59 -1,75 94,680 1139

206 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 15 -0,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 13 59 -1,75 94,680 1139

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
    A -M -MA -MZ 12 12A 12D 12T

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
    A -M -MA -MZ 12 12A 12D



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 36 2 35,50 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 105 12 102,00 440,475 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 36 2 35,50 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 105 12 102,00 440,475 4

3 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 5 26,75 5 1 4,75 5 2 4,50 6 0 6,00 95 16 91,00 401,070 40

4 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 5 26,75 5 1 4,75 5 2 4,50 6 0 6,00 95 16 91,00 401,070 40

5 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 90 13 86,75 383,758 74

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 2 21,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 90 13 86,75 383,758 74

7 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 7 0 7,00 4 2 3,50 6 0 6,00 88 12 85,00 383,183 78

8 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 0 29,00 7 0 7,00 4 2 3,50 6 0 6,00 88 12 85,00 383,183 78

9 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 0 24,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 13 85,75 382,298 81

10 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 0 24,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 13 85,75 382,298 81

11 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 27 3 26,25 3 3 2,25 6 0 6,00 5 1 4,75 87 17 82,75 375,038 98

12 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 27 3 26,25 3 3 2,25 6 0 6,00 5 1 4,75 87 17 82,75 375,038 98

13 0   31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 4 22,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 82 25 75,75 350,190 163

14 0   31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 4 22,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 82 25 75,75 350,190 163

15 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 81 19 76,25 350,033 165

16 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 3 20,25 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 81 19 76,25 350,033 165

17 0 BELEMİR   30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 23 3 22,25 3 3 2,25 6 1 5,75 6 0 6,00 80 24 74,00 344,693 180

18 0 BELEMİR   30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 23 3 22,25 3 3 2,25 6 1 5,75 6 0 6,00 80 24 74,00 344,693 180

19 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 1 18,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 78 21 72,75 338,865 196

20 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 1 18,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 78 21 72,75 338,865 196

21 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 26 4 25,00 2 2 1,50 4 3 3,25 4 1 3,75 76 25 69,75 334,243 211

22 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 26 4 25,00 2 2 1,50 4 3 3,25 4 1 3,75 76 25 69,75 334,243 211

23 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 18 0 18,00 4 2 3,50 5 2 4,50 6 0 6,00 75 17 70,75 331,855 219

24 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 18 0 18,00 4 2 3,50 5 2 4,50 6 0 6,00 75 17 70,75 331,855 219

25 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 21 5 19,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 76 26 69,50 330,398 226

26 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 21 5 19,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 76 26 69,50 330,398 226

27 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 21 5 19,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 74 30 66,50 319,125 259

28 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 21 5 19,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 74 30 66,50 319,125 259



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 FATMA   31 6 29,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 364

30 0 FATMA   31 6 29,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 364

31 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 0 10,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 61 20 56,00 282,553 372

32 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 0 10,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 61 20 56,00 282,553 372

33 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 3 18,25 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 60 25 53,75 279,788 382

34 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 3 18,25 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 60 25 53,75 279,788 382

35 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 60 14 56,50 277,350 390

36 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 60 14 56,50 277,350 390

37 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 63 39 53,25 275,385 397

38 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 63 39 53,25 275,385 397

39 0 MERT KURU   25 14 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 4 11,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 2 3,50 61 31 53,25 273,428 405

40 0 MERT KURU   25 14 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 4 11,00 4 2 3,50 3 3 2,25 4 2 3,50 61 31 53,25 273,428 405

41 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 5 13,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 59 26 52,50 272,650 409

42 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 5 13,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 59 26 52,50 272,650 409

43 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 0 8,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 56 16 52,00 269,123 427

44 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 0 8,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 56 16 52,00 269,123 427

45 0 BARIŞ   23 11 20,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 13 4 12,00 3 3 2,25 6 0 6,00 4 1 3,75 56 26 49,50 261,243 462

46 0 BARIŞ   23 11 20,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 13 4 12,00 3 3 2,25 6 0 6,00 4 1 3,75 56 26 49,50 261,243 462

47 0 ELSA   25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 11 4 10,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 52 20 47,00 253,200 503

48 0 ELSA   25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 11 4 10,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 52 20 47,00 253,200 503

49 0 BEYZA  G   24 13 20,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 2 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 53 26 46,50 252,918 505

50 0 BEYZA  G   24 13 20,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 2 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 53 26 46,50 252,918 505

51 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 52 23 46,25 250,955 516

52 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 52 23 46,25 250,955 516

53 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 17 45,75 250,280 524

54 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 17 45,75 250,280 524

55 0 ETA   25 13 21,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 54 28 47,00 249,993 527

56 0 ETA   25 13 21,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 54 28 47,00 249,993 527



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

57 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 9 4,75 3 3 2,25 2 5 0,75 3 3 2,25 53 41 42,75 237,105 584

58 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 9 4,75 3 3 2,25 2 5 0,75 3 3 2,25 53 41 42,75 237,105 584

59 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 47 18 42,50 235,615 592

60 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 47 18 42,50 235,615 592

61 0 İREM GÜME   25 11 22,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 671

62 0 İREM GÜME   25 11 22,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 671

63 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 213,338 722

64 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 213,338 722

65 0 ELLİF   24 10 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 3 3,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 42 33 33,75 208,873 757

66 0 ELLİF   24 10 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 3 3,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 42 33 33,75 208,873 757

67 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 788

68 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 788

69 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 805

70 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 805

71 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 35 25 28,75 191,413 867

72 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 35 25 28,75 191,413 867

73 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 906

74 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 906

75 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 923

76 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 923

77 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 936

78 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 936

79 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 33 36 24,00 177,748 943

80 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 33 36 24,00 177,748 943

81 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 957

82 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 957

83 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 962

84 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 962



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

85 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 25 7 23,25 174,385 978

86 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 25 7 23,25 174,385 978

87 0 KAYA   16 21 10,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 1029

88 0 KAYA   16 21 10,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 1029

89 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 1128

90 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 1128

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 30 4 29,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 24 84,00 380,243 85

2 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 30 4 29,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 24 84,00 380,243 85

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 27 8 25,00 3 2 2,50 6 1 5,75 6 0 6,00 83 23 77,25 356,570 144

2 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 27 8 25,00 3 2 2,50 6 1 5,75 6 0 6,00 83 23 77,25 356,570 144

3 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 78 20 73,00 337,723 201

4 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 78 20 73,00 337,723 201

5 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 24 3 23,25 5 2 4,50 5 2 4,50 2 2 1,50 77 25 70,75 335,913 207

6 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 24 3 23,25 5 2 4,50 5 2 4,50 2 2 1,50 77 25 70,75 335,913 207

7 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 15 2 14,50 4 2 3,50 5 0 5,00 3 3 2,25 68 18 63,50 307,645 298

8 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 15 2 14,50 4 2 3,50 5 0 5,00 3 3 2,25 68 18 63,50 307,645 298

9 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 16 2 15,50 3 2 2,50 6 1 5,75 2 0 2,00 66 20 61,00 300,345 322

10 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 16 2 15,50 3 2 2,50 6 1 5,75 2 0 2,00 66 20 61,00 300,345 322

11 0 MERVE A -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 0 1,00 3 1 2,75 62 18 57,50 286,800 355

12 0 MERVE A -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 0 1,00 3 1 2,75 62 18 57,50 286,800 355

13 0 B İREM -M 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 2 0,50 1 0 1,00 60 22 54,50 280,838 378

14 0 B İREM -M 30 9 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 5 13,75 1 2 0,50 1 0 1,00 60 22 54,50 280,838 378

15 0 KERO -M 28 5 26,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 11 4 10,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 56 15 52,25 269,605 421

16 0 KERO -M 28 5 26,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 11 4 10,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 56 15 52,25 269,605 421

17 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 7 7 5,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 58 31 50,25 259,240 473

18 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 7 7 5,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 58 31 50,25 259,240 473

19 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 3 0,25 3 4 2,00 2 3 1,25 56 32 48,00 257,765 479

20 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 3 0,25 3 4 2,00 2 3 1,25 56 32 48,00 257,765 479

21 0 DİLAN -M 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 50 15 46,25 251,018 514

22 0 DİLAN -M 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 50 15 46,25 251,018 514

23 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 625

24 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 625

25 0 CEREN -M 27 12 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 21 37,75 221,168 669

26 0 CEREN -M 27 12 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 21 37,75 221,168 669

27 0 TUANA A -M 27 9 24,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 680

28 0 TUANA A -M 27 9 24,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 680



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

29 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 9 4 8,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 43 28 36,00 219,103 683

30 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 9 4 8,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 43 28 36,00 219,103 683

31 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 6 4,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 3 1,25 47 39 37,25 219,070 685

32 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 6 4,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 3 1,25 47 39 37,25 219,070 685

33 0 NK -M 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 688

34 0 NK -M 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 688

35 0 L -M 24 11 21,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 708

36 0 L -M 24 11 21,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 708

37 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 710

38 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 710

39 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 725

40 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 725

41 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 7 35,25 212,838 729

42 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 7 35,25 212,838 729

43 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 10 9 7,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 46 47 34,25 211,000 741

44 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 10 9 7,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 46 47 34,25 211,000 741

45 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 752

46 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 752

47 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 7 2 6,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 39 23 33,25 208,190 762

48 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 7 2 6,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 39 23 33,25 208,190 762

49 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 794

50 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 794

51 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 37 24 31,00 198,930 821

52 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 37 24 31,00 198,930 821

53 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 40 35 31,25 198,820 826

54 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 40 35 31,25 198,820 826

55 0 ÖK -M 17 8 15,00 2 1 1,75 1 1 0,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 32 12 29,00 197,310 836

56 0 ÖK -M 17 8 15,00 2 1 1,75 1 1 0,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 32 12 29,00 197,310 836



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

57 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 841

58 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 841

59 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 892

60 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 892

61 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 29 26 22,50 171,670 986

62 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 29 26 22,50 171,670 986

63 0 E K -M 20 17 15,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 993

64 0 E K -M 20 17 15,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 993

65 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 1036

66 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 1036

67 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 15 -0,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 13 59 -1,75 94,680 1139

68 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 15 -0,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 13 59 -1,75 94,680 1139
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-MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 6 27,50 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 101 14 97,50 422,138 16

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 6 27,50 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 101 14 97,50 422,138 16

3 0 EREN -MA 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 25 9 22,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 26 80,50 364,863 126

4 0 EREN -MA 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 25 9 22,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 26 80,50 364,863 126

5 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 2 1 1,75 4 0 4,00 79 14 75,50 354,885 151

6 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 2 1 1,75 4 0 4,00 79 14 75,50 354,885 151
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-MZ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: -MZ

KATILIMLAR

1 0 BRK -MZ 27 6 25,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 18 5 16,75 6 1 5,75 5 1 4,75 1 3 0,25 63 23 57,25 288,868 350

2 0 BRK -MZ 27 6 25,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 18 5 16,75 6 1 5,75 5 1 4,75 1 3 0,25 63 23 57,25 288,868 350

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 31 3 30,25 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 95 16 91,00 403,280 37

2 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 31 3 30,25 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 95 16 91,00 403,280 37

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 2 25,50 4 0 4,00 6 0 6,00 5 1 4,75 90 13 86,75 386,868 64

4 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 2 25,50 4 0 4,00 6 0 6,00 5 1 4,75 90 13 86,75 386,868 64

5 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 5 26,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 90 19 85,25 383,208 76

6 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 5 26,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 90 19 85,25 383,208 76

7 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 29 2 28,50 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 88 19 83,25 377,243 91

8 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 29 2 28,50 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 88 19 83,25 377,243 91

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 28 4 27,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 86 23 80,25 366,385 117

10 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 28 4 27,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 86 23 80,25 366,385 117

11 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 2 22,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 85 18 80,50 364,893 124

12 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 2 22,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 85 18 80,50 364,893 124

13 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 24 3 23,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 82 18 77,50 356,070 146

14 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 24 3 23,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 82 18 77,50 356,070 146

15 0 ROBİN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 2 18,50 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 75 20 70,00 329,913 228

16 0 ROBİN 12 31 9 28,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 2 18,50 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 75 20 70,00 329,913 228

17 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 19 5 17,75 1 3 0,25 7 0 7,00 4 2 3,50 72 28 65,00 314,205 273

18 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 19 5 17,75 1 3 0,25 7 0 7,00 4 2 3,50 72 28 65,00 314,205 273

19 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 15 3 14,25 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 71 26 64,50 309,513 293

20 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 15 3 14,25 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 71 26 64,50 309,513 293

21 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 70 27 63,25 303,890 312

22 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 70 27 63,25 303,890 312

23 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 7 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 63 28 56,00 283,130 366

24 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 7 11,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 63 28 56,00 283,130 366

25 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 11 6 9,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 3 2,25 54 31 46,25 249,985 529

26 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 11 6 9,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 3 2,25 54 31 46,25 249,985 529

27 0 FADİME T 12 23 11 20,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 899

28 0 FADİME T 12 23 11 20,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 899



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: 12

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 31 2 30,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 82 30 74,50 352,063 157

2 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 31 2 30,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 82 30 74,50 352,063 157

3 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 4 13,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 0 3,00 69 22 63,50 307,335 301

4 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 4 13,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 0 3,00 69 22 63,50 307,335 301

5 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 11 4 10,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 1 4,75 59 27 52,25 269,748 419

6 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 11 4 10,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 1 4,75 59 27 52,25 269,748 419

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 16 6 14,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 51 37 41,75 240,928 568

2 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 16 6 14,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 51 37 41,75 240,928 568

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12T SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

SINIF: 12T

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 14 5 12,75 4 1 3,75 3 2 2,50 48 30 40,50 234,620 597

2 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 14 5 12,75 4 1 3,75 3 2 2,50 48 30 40,50 234,620 597

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

4 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

5 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

6 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

7 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

8 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

9 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

10 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

11 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

12 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

13 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

14 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

15 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

16 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

17 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

18 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

20 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

21 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

22 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

23 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

24 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

25 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

26 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

27 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

28 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

29 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

30 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

31 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

32 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

33 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

34 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

35 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

36 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

37 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

38 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

39 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

40 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

41 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

42 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

43 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

44 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

45 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

46 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

47 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

48 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

49 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

50 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

51 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

52 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

53 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

54 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

55 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

56 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

57 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

58 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

59 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

60 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

61 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

62 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

63 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

64 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

65 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

66 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

67 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

68 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

69 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

70 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

71 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

72 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

73 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

74 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

75 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

76 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

77 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

78 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

79 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

80 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

81 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

82 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

83 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

84 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

85 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

86 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

87 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

88 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

89 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

90 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

91 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

92 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

93 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

94 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

95 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

96 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

97 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

98 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

99 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

100 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

101 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

102 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

103 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

104 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

105 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

106 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

107 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

108 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

109 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

110 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

111 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

112 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

113 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

114 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

115 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

116 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

117 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

118 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

119 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

120 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

121 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

122 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

123 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

124 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

125 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

126 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

127 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

128 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

129 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

130 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

131 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

132 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

133 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

134 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

135 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

136 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

137 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

138 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

139 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

140 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

141 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

142 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

143 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

144 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

145 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

146 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

147 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

148 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

149 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

150 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

151 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

152 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

153 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

154 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

155 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

156 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

157 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

158 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

159 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

160 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

161 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

162 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

163 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

164 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

165 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

166 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

167 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

168 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

169 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

170 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

171 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

172 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

173 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

174 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

175 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

176 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

177 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

178 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

179 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

180 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

181 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

182 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

183 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

184 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

185 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

186 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

187 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

188 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

189 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

190 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

191 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

192 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

                                                4 / 5



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

KATILIMLAR

193 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

194 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

195 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

196 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

197 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

198 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

199 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

200 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

201 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

202 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

203 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

204 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

205 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

206 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

2 0 ENES AKGÜN   33 6 31,50 17 3 16,25 36 2 35,50 19 1 18,75 105 12 102,00 440,475 1 1 1 1 4

3 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

4 0 MER YÜCEL ÇAKIR   36 4 35,00 15 4 14,00 28 5 26,75 16 3 15,25 95 16 91,00 401,070 3 7 7 7 40

5 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN   32 8 30,00 17 2 16,50 22 2 21,50 19 1 18,75 90 13 86,75 383,758 5 11 11 11 74

7 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

8 0 HÜMEYRA PALA   28 9 25,75 14 1 13,75 29 0 29,00 17 2 16,50 88 12 85,00 383,183 7 15 15 15 78

9 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

10 0 M FURKAN ÖNEN   32 8 30,00 15 3 14,25 24 0 24,00 18 2 17,50 89 13 85,75 382,298 9 17 17 17 81

11 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

12 0 TUBA DUMAN   34 4 33,00 12 6 10,50 27 3 26,25 14 4 13,00 87 17 82,75 375,038 11 23 23 23 98

13 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

14 0   31 9 28,75 13 7 11,25 23 4 22,00 15 5 13,75 82 25 75,75 350,190 13 39 39 39 163

15 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

16 0 DUHANUR HAYTA   31 8 29,00 12 6 10,50 21 3 20,25 17 2 16,50 81 19 76,25 350,033 15 41 41 41 165

17 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

18 0 BELEMİR   30 9 27,75 12 8 10,00 23 3 22,25 15 4 14,00 80 24 74,00 344,693 17 43 43 43 180

19 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

20 0 HAYRUNİSA   29 11 26,25 15 4 14,00 19 1 18,75 15 5 13,75 78 21 72,75 338,865 19 45 45 45 196

21 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

22 0 SİNEM KINAY   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 10 6 8,50 76 25 69,75 334,243 21 51 51 51 211

23 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

24 0 TUĞBA ŞAHİN   30 7 28,25 12 6 10,50 18 0 18,00 15 4 14,00 75 17 70,75 331,855 23 53 53 53 219

25 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

26 0 ZEHRA TAŞ   33 5 31,75 12 7 10,25 21 5 19,75 10 9 7,75 76 26 69,50 330,398 25 55 55 55 226

27 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

28 0 MİRZA SEZEN   27 12 24,00 10 9 7,75 21 5 19,75 16 4 15,00 74 30 66,50 319,125 27 59 59 59 259

29 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

30 0 FATMA   31 6 29,50 14 4 13,00 14 4 13,00 59 14 55,50 283,960 29 77 77 77 364

31 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

32 0 ELİF RANA KILIF   29 9 26,75 15 4 14,00 10 0 10,00 7 7 5,25 61 20 56,00 282,553 31 81 81 81 372

33 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

34 0 İLKNUR DEMİRÖZ   18 8 16,00 13 5 11,75 19 3 18,25 10 9 7,75 60 25 53,75 279,788 33 85 85 85 382

35 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

36 0 B ZEYNEP GFNÇ   30 6 28,50 12 3 11,25 3 2 2,50 15 3 14,25 60 14 56,50 277,350 35 87 87 87 390

37 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

38 0 MAURO ICARDİ   23 17 18,75 10 8 8,00 17 7 15,25 13 7 11,25 63 39 53,25 275,385 37 89 89 89 397

39 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

40 0 MERT KURU   25 14 21,50 13 6 11,50 12 4 11,00 11 7 9,25 61 31 53,25 273,428 39 91 91 91 405

41 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

42 0 İREM DANYELİ   26 14 22,50 9 6 7,50 15 5 13,75 9 1 8,75 59 26 52,50 272,650 41 93 93 93 409

43 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

44 0 SEMANUR ALKAN   31 9 28,75 13 3 12,25 8 0 8,00 4 4 3,00 56 16 52,00 269,123 43 99 99 99 427

45 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

46 0 BARIŞ   23 11 20,25 7 7 5,25 13 4 12,00 13 4 12,00 56 26 49,50 261,243 45 101 101 101 462

47 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503



   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 ELSA   25 12 22,00 8 3 7,25 11 4 10,00 8 1 7,75 52 20 47,00 253,200 47 107 107 107 503

49 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

50 0 BEYZA  G   24 13 20,75 9 4 8,00 12 2 11,50 8 7 6,25 53 26 46,50 252,918 49 109 109 109 505

51 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

52 0 E Ç   22 13 18,75 4 1 3,75 13 4 12,00 13 5 11,75 52 23 46,25 250,955 51 113 113 113 516

53 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

54 0 ZELİHA UYSAL   29 9 26,75 11 5 9,75 9 1 8,75 1 2 0,50 50 17 45,75 250,280 53 115 115 115 524

55 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

56 0 ETA   25 13 21,75 12 7 10,25 6 3 5,25 11 5 9,75 54 28 47,00 249,993 55 117 117 117 527

57 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

58 0 BEYZANUR ÇİÇEK   29 11 26,25 9 10 6,50 7 9 4,75 8 11 5,25 53 41 42,75 237,105 57 123 123 123 584

59 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

60 0 TUANA G   28 8 26,00 2 1 1,75 6 2 5,50 11 7 9,25 47 18 42,50 235,615 59 125 125 125 592

61 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

62 0 İREM GÜME   25 11 22,25 9 6 7,50 7 2 6,50 1 1 0,75 42 20 37,00 221,088 61 133 133 133 671

63 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

64 0 MERVEEEEĞ   29 8 27,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 1 0,75 40 17 35,75 213,338 63 147 147 147 722

65 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

66 0 ELLİF   24 10 21,50 10 7 8,25 4 3 3,25 4 13 0,75 42 33 33,75 208,873 65 157 157 157 757

67 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

68 0 AÇILAY TAN   21 5 19,75 12 5 10,75 33 10 30,50 202,938 67 161 161 161 788

69 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

70 0 YAKUP KAÇAR   23 12 20,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 38 25 31,75 200,918 69 165 165 165 805

71 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

72 0 HELIN NEMLİ   22 18 17,50 13 7 11,25 35 25 28,75 191,413 71 175 175 175 867

73 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

74 0 EBRAR GVNÇ   20 16 16,00 9 8 7,00 4 3 3,25 33 27 26,25 185,283 73 181 181 181 906

75 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

76 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   20 16 16,00 9 6 7,50 3 4 2,00 32 26 25,50 182,175 75 183 183 183 923

77 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

78 0 EYŞAN TEZCAN   17 14 13,50 6 10 3,50 8 8 6,00 1 0 1,00 32 32 24,00 179,445 77 185 185 185 936

79 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

80 0 RABİA İMRE   20 19 15,25 11 9 8,75 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 36 24,00 177,748 79 187 187 187 943

81 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

82 0 BÜŞŞ   18 14 14,50 5 6 3,50 5 0 5,00 28 20 23,00 175,905 81 189 189 189 957

83 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

84 0 BERFİN ASLAN   19 17 14,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 31 29 23,75 175,360 83 191 191 191 962

85 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

86 0 BARIŞ ALPER JOKER   16 5 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 25 7 23,25 174,385 85 193 193 193 978

87 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

88 0 KAYA   16 21 10,75 7 5 5,75 4 4 3,00 27 30 19,50 163,738 87 199 199 199 1029

89 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128

90 0 BTSRPRR ÖRS   9 30 1,50 3 15 -0,75 3 5 1,75 2 4 1,00 17 54 3,50 111,860 89 203 203 203 1128



   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   

KATILIMLAR
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  A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85

2 0 ÖZTÜRK HAN   A 31 9 28,75 13 7 11,25 30 4 29,00 16 4 15,00 90 24 84,00 380,243 1 19 19 19 85
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-M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

2 0 AHMET KARSANBA -M 30 7 28,25 11 5 9,75 27 8 25,00 15 3 14,25 83 23 77,25 356,570 1 31 31 31 144

3 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

4 0 M BERKE SEYRAN -M 31 9 28,75 16 4 15,00 16 2 15,50 15 5 13,75 78 20 73,00 337,723 3 47 47 47 201

5 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

6 0 İREM BİNİCİ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 24 3 23,25 12 6 10,50 77 25 70,75 335,913 5 49 49 49 207

7 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

8 0 GÖRKEM GÜNAY -M 28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 5 10,75 68 18 63,50 307,645 7 65 65 65 298

9 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

10 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 10 25,50 11 5 9,75 16 2 15,50 11 3 10,25 66 20 61,00 300,345 9 71 71 71 322

11 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

12 0 MERVE A -M 34 6 32,50 14 6 12,50 10 5 8,75 4 1 3,75 62 18 57,50 286,800 11 75 75 75 355

13 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

14 0 B İREM -M 30 9 27,75 13 6 11,50 15 5 13,75 2 2 1,50 60 22 54,50 280,838 13 83 83 83 378

15 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

16 0 KERO -M 28 5 26,75 8 4 7,00 11 4 10,00 9 2 8,50 56 15 52,25 269,605 15 97 97 97 421

17 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

18 0 SONGÜL AKIN -M 24 15 20,25 12 6 10,50 7 7 5,25 15 3 14,25 58 31 50,25 259,240 17 103 103 103 473

19 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

20 0 BURCU ESER -M 25 14 21,50 14 5 12,75 11 3 10,25 6 10 3,50 56 32 48,00 257,765 19 105 105 105 479

21 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

22 0 DİLAN -M 27 10 24,50 13 4 12,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 15 46,25 251,018 21 111 111 111 514

23 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

24 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 24 16 20,00 16 3 15,25 5 2 4,50 45 21 39,75 229,118 23 129 129 129 625

25 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

26 0 CEREN -M 27 12 24,00 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 43 21 37,75 221,168 25 131 131 131 669

27 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

28 0 TUANA A -M 27 9 24,75 9 6 7,50 5 2 4,50 41 17 36,75 219,250 27 135 135 135 680

29 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

30 0 NAZLI NOLUR DÖN -M 22 13 18,75 11 7 9,25 9 4 8,00 1 4 0,00 43 28 36,00 219,103 29 137 137 137 683

31 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

32 0 TUĞÇE -M 25 15 21,25 7 10 4,50 6 6 4,50 9 8 7,00 47 39 37,25 219,070 31 139 139 139 685

33 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

34 0 NK -M 28 10 25,50 8 7 6,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 22 36,50 218,760 33 141 141 141 688

35 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

36 0 L -M 24 11 21,25 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 41 23 35,25 214,820 35 143 143 143 708

37 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

38 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,25 11 5 9,75 3 3 2,25 1 2 0,50 41 21 35,75 214,715 37 145 145 145 710

39 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

40 0 NÜR SEVEN -M 23 17 18,75 13 7 11,25 6 5 4,75 42 29 34,75 213,270 39 149 149 149 725

41 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

42 0 OSMAN BALLI -M 19 6 17,50 14 1 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 37 7 35,25 212,838 41 151 151 151 729

43 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

44 0 YAKUP KARAKAYA -M 20 19 15,25 5 11 2,25 10 9 7,75 11 8 9,00 46 47 34,25 211,000 43 153 153 153 741

45 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

46 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 26 9 23,75 11 5 9,75 1 0 1,00 38 14 34,50 209,278 45 155 155 155 752

47 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762



-M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 SELDASCA -M 18 15 14,25 8 3 7,25 7 2 6,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,190 47 159 159 159 762

49 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

50 0 ZÜMRA -M 25 15 21,25 10 10 7,50 3 0 3,00 38 25 31,75 202,535 49 163 163 163 794

51 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

52 0 Z     YAVUZER -M 23 12 20,00 9 7 7,25 2 1 1,75 3 4 2,00 37 24 31,00 198,930 51 167 167 167 821

53 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

54 0 EKİN KOTANOĞLU -M 27 11 24,25 5 8 3,00 2 4 1,00 6 12 3,00 40 35 31,25 198,820 53 169 169 169 826

55 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

56 0 ÖK -M 17 8 15,00 3 2 2,50 10 1 9,75 2 1 1,75 32 12 29,00 197,310 55 171 171 171 836

57 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

58 0 MERVEETEKBAŞ -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 22 30,50 196,868 57 173 173 173 841

59 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

60 0 FURKAN ATAYAN -M 22 16 18,00 11 9 8,75 1 1 0,75 34 26 27,50 187,165 59 177 177 177 892

61 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

62 0 MUHAMMED  KU*N -M 16 14 12,50 8 6 6,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 26 22,50 171,670 61 195 195 195 986

63 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

64 0 E K -M 20 17 15,75 9 11 6,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,775 63 197 197 197 993

65 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

66 0 EFETEKİN -M 16 21 10,75 9 5 7,75 3 10 0,50 28 36 19,00 160,733 65 201 201 201 1036

67 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139

68 0 TAYFUR DURAN -M 9 15 5,25 0 11 -2,75 3 15 -0,75 1 18 -3,50 13 59 -1,75 94,680 67 205 205 205 1139
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-MA SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 35 5 33,75 20 0 20,00 29 6 27,50 17 3 16,25 101 14 97,50 422,138 1 3 3 3 16

3 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

4 0 EREN -MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 9 22,75 18 1 17,75 87 26 80,50 364,863 3 29 29 29 126

5 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151

6 0 ÖMER DAĞLI -MA 30 8 28,00 15 4 14,00 28 1 27,75 6 1 5,75 79 14 75,50 354,885 5 35 35 35 151
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-MZ SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: -MZ

KATILIMLAR

1 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350

2 0 BRK -MZ 27 6 25,50 6 7 4,25 18 5 16,75 12 5 10,75 63 23 57,25 288,868 1 73 73 73 350
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

2 0 BERRİN UZUNYOL 12 32 8 30,00 16 2 15,50 31 3 30,25 16 3 15,25 95 16 91,00 403,280 1 5 5 5 37

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

4 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 36 4 35,00 13 6 11,50 26 2 25,50 15 1 14,75 90 13 86,75 386,868 3 9 9 9 64

5 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

6 0 ŞERİFE Y 12 33 6 31,50 14 3 13,25 28 5 26,75 15 5 13,75 90 19 85,25 383,208 5 13 13 13 76

7 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

8 0 AHMET AGA 12 30 8 28,00 12 6 10,50 29 2 28,50 17 3 16,25 88 19 83,25 377,243 7 21 21 21 91

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

10 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12 31 9 28,75 9 8 7,00 28 4 27,00 18 2 17,50 86 23 80,25 366,385 9 25 25 25 117

11 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

12 0 DAMLANUR MACİT 12 33 7 31,25 12 6 10,50 23 2 22,50 17 3 16,25 85 18 80,50 364,893 11 27 27 27 124

13 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

14 0 GÜLSÜM BOZAN 12 32 6 30,50 10 5 8,75 24 3 23,25 16 4 15,00 82 18 77,50 356,070 13 33 33 33 146

15 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

16 0 ROBİN 12 31 9 28,75 11 6 9,50 19 2 18,50 14 3 13,25 75 20 70,00 329,913 15 57 57 57 228

17 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

18 0 DEFNE TOYRAN 12 30 10 27,50 11 8 9,00 19 5 17,75 12 5 10,75 72 28 65,00 314,205 17 61 61 61 273

19 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

20 0 TUNAHAN TEZEL 12 29 11 26,25 11 8 9,00 15 3 14,25 16 4 15,00 71 26 64,50 309,513 19 63 63 63 293

21 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

22 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 14 6 12,50 12 5 10,75 15 5 13,75 70 27 63,25 303,890 21 69 69 69 312

23 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

24 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 28 12 25,00 15 5 13,75 13 7 11,25 7 4 6,00 63 28 56,00 283,130 23 79 79 79 366

25 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

26 0 EBRU ALİCAN 12 26 13 22,75 6 6 4,50 11 6 9,50 11 6 9,50 54 31 46,25 249,985 25 119 119 119 529

27 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899

28 0 FADİME T 12 23 11 20,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 31 15 27,25 186,530 27 179 179 179 899
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

2 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 24 15 20,25 14 6 12,50 31 2 30,50 13 7 11,25 82 30 74,50 352,063 1 37 37 37 157

3 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

4 1003 MUSLERA 12A 30 8 28,00 15 4 14,00 14 4 13,00 10 6 8,50 69 22 63,50 307,335 3 67 67 67 301

5 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419

6 0 EYLÜL ALACA 12A 26 14 22,50 12 4 11,00 11 4 10,00 10 5 8,75 59 27 52,25 269,748 5 95 95 95 419
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12D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568

2 0 ENES TURAN 12D 24 16 20,00 8 6 6,50 16 6 14,50 3 9 0,75 51 37 41,75 240,928 1 121 121 121 568
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12T SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06)206 206 206 1151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 11,3 21,44 10,2 5,8 8,72 11,2 3,3 10,37 6,6 3,4 5,72 52,2 23,8 46,25 250,660

Okul Ortalaması 25,9 11,1 23,16 10,7 5,7 9,26 12,8 3,5 11,95 8,0 3,5 7,15 57,5 23,7 51,52 268,930

SINIF: 12T

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597

2 0 BURAK ALTUN 12T 19 14 15,50 8 8 6,00 14 5 12,75 7 3 6,25 48 30 40,50 234,620 1 127 127 127 597
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

İl Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

1 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi -MA 6 31,33 8,00 29,33 4,33 0,67 4,17 4,67 0,00 4,67 4,00 1,00 3,75 3,67 1,33 3,33 27,33 5,33 26,00 3,67 1,67 3,25 6,00 0,00 6,00 4,00 0,00 4,00 89,00 18,00 84,50 380,630

2 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi   A 2 31,00 9,00 28,75 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 3,00 2,00 2,50 4,00 1,00 3,75 30,00 4,00 29,00 5,00 2,00 4,50 6,00 1,00 5,75 5,00 1,00 4,75 90,00 24,00 84,00 380,240

3 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi 12 28 30,21 8,93 27,98 3,43 1,29 3,11 1,93 1,21 1,62 2,64 1,71 2,21 3,57 1,36 3,23 19,86 3,50 18,98 4,00 1,36 3,66 5,21 1,14 4,93 4,29 1,00 4,04 75,14 21,50 69,76 329,650

4 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi 12A 6 26,67 12,33 23,58 4,67 0,33 4,58 2,33 2,00 1,83 3,33 1,33 3,00 3,33 1,00 3,08 18,67 3,33 17,83 2,67 3,00 1,92 4,33 2,00 3,83 4,00 1,00 3,75 70,00 26,32 63,40 309,720

5 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi -MZ 2 27,00 6,00 25,50 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 3,00 1,00 2,75 18,00 5,00 16,75 6,00 1,00 5,75 5,00 1,00 4,75 1,00 3,00 0,25 63,00 23,00 57,25 288,870

6 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi   90 25,58 11,09 22,81 3,09 1,22 2,78 1,91 1,53 1,53 2,22 1,67 1,81 3,13 1,00 2,88 12,69 3,09 11,92 2,58 1,33 2,24 2,96 1,20 2,66 2,73 1,09 2,46 56,89 23,22 51,09 267,450

7 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi 12D 2 24,00 16,00 20,00 4,00 1,00 3,75 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,50 1,00 3,00 0,25 16,00 6,00 14,50 0,00 4,00 -1,00 3,00 3,00 2,25 0,00 2,00 -0,50 51,00 37,00 41,75 240,930

8 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi 12T 2 19,00 14,00 15,50 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 1,25 1,00 1,00 0,75 3,00 2,00 2,50 14,00 5,00 12,75 4,00 1,00 3,75 3,00 2,00 2,50 48,00 30,00 40,50 234,620

9 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi -M 68 24,15 12,00 21,15 3,18 1,35 2,84 1,59 2,06 1,07 2,50 1,53 2,12 2,91 1,26 2,60 7,50 3,56 6,61 1,41 1,38 1,07 1,97 0,88 1,75 1,15 0,88 0,93 46,36 24,90 40,14 230,400
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06 (SC00-SS.02TYT06) 206 206 206 1151

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 24,26 11,30 21,44 3,17 1,17 2,88 1,72 1,81 1,27 2,34 1,57 1,94 2,94 1,22 2,64 11,19 3,29 10,37 2,17 1,46 1,81 2,53 0,92 2,30 1,87 1,02 1,62 52,19 23,76 46,27 250,660

İl Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

İlçe Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

Okul Ortalaması 25,92 11,05 23,16 3,23 1,24 2,92 1,89 1,65 1,48 2,43 1,60 2,03 3,13 1,17 2,83 12,82 3,45 11,95 2,47 1,44 2,11 3,12 1,10 2,84 2,45 0,99 2,20 57,46 23,69 51,52 268,930

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,190 250,660 13 39 39 39 163

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 82 25 75,75 63 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aEAbADBAACdCBbCDbAEBBBCDBACEBdbDCEDADcCc

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EdDBdBDdACaACbBdbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBAcCBCaBAD  AD Ca  EE D  AEd ACEDE   A 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DBCcACAADAdBBEdaEcEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,190 250,660 13 39 39 39 163

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 82 25 75,75 63 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aEAbADBAACdCBbCDbAEBBBCDBACEBdbDCEDADcCc

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EdDBdBDdACaACbBdbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBAcCBCaBAD  AD Ca  EE D  AEd ACEDE   A 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DBCcACAADAdBBEdaEcEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
AÇILAY TAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,938 250,660 67 161 161 161 788

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 22,81 23,16 21,44

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 33 10 30,50 25 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACC ACBAcDECaBEACDAbca             

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Matematik aBC ab A c  CE       BDE  d E CD   A    

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 0 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
AÇILAY TAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,938 250,660 67 161 161 161 788

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 22,81 23,16 21,44

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 33 10 30,50 25 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACC ACBAcDECaBEACDAbca             

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Matematik aBC ab A c  CE       BDE  d E CD   A    

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 0 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
B ZEYNEP GFNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,350 250,660 35 87 87 87 390

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 60 14 56,50 47 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAAaCEACBA DcCBBEA DAa BDcAaBDAECd DC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dDBA  AeC CDAc ADCB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC         bc                          

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAbbC DABBDE AECDEBd

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 1 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
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Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100
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İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 1 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,243 250,660 45 101 101 101 462

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 56 26 49,50 41 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDcAAaCcAeBe DcdBB ACDACcBaEcC DAE Ea  

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal Cee EEAaCe D c  ebB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC Dc A  DA E B   Ce  E  c E      A c  

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen cdbCC DAB DECAEeDE A

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 1 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,243 250,660 45 101 101 101 462

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 56 26 49,50 41 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDcAAaCcAeBe DcdBB ACDACcBaEcC DAE Ea  

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal Cee EEAaCe D c  ebB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC Dc A  DA E B   Ce  E  c E      A c  

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen cdbCC DAB DECAEeDE A

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 1 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ALPER JOKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,385 250,660 85 193 193 193 978

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 25 7 23,25 19 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDccAaC AeBA   CB  A DAC dDE           

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAE               

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBb                                     

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen B b              E  

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 2 33
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 0 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ALPER JOKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,385 250,660 85 193 193 193 978

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 25 7 23,25 19 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDccAaC AeBA   CB  A DAC dDE           

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAE               

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBb                                     

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen B b              E  

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 2 33
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 0 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BELEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,693 250,660 17 43 43 43 180

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 80 24 74,00 62 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACC AeBAbDbCBBdAbDACbBDcAaBDAECdBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBeEEADedeDcBaADbBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBDc ACADACE BC CC dDEB BEE C d       

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BedCCe ABBDEdAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BELEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,693 250,660 17 43 43 43 180

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 80 24 74,00 62 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACC AeBAbDbCBBdAbDACbBDcAaBDAECdBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBeEEADedeDcBaADbBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBDc ACADACE BC CC dDEB BEE C d       

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BedCCe ABBDEdAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,360 250,660 83 191 191 191 962

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 31 29 23,75 20 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBacbACC AeBe DcCcadAb ACaebEAaB bECEcDe

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal ecBdEdADCeCDbc ADCB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik Bed bc    c                             

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 3 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 3 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,360 250,660 83 191 191 191 962

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 31 29 23,75 20 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBacbACC AeBe DcCcadAb ACaebEAaB bECEcDe

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal ecBdEdADCeCDbc ADCB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik Bed bc    c                             

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 3 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 3 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA  G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,918 250,660 49 109 109 109 505

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 53 26 46,50 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aEACbaBA C eBcCDbAbaBcCDBACEBcCDb DcDbCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal       aEA EAecBEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B A  C eA     CC    E D B Ed  C D      

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BC eCbb AedB Aa eEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 2 33
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA  G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,918 250,660 49 109 109 109 505

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 53 26 46,50 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aEACbaBA C eBcCDbAbaBcCDBACEBcCDb DcDbCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal       aEA EAecBEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B A  C eA     CC    E D B Ed  C D      

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BC eCbb AedB Aa eEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 2 33
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,105 250,660 57 123 123 123 584

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 53 41 42,75 36 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aBacAACCEAeBAEDbCBBEACDAbbdDEAaBDcECEcDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal aaBAEbbeC bcABdADbBc

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCc ed d cbd  Be  C  bE    E           

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BeACec AadbEeccdDEBd

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,105 250,660 57 123 123 123 584

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 53 41 42,75 36 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aBacAACCEAeBAEDbCBBEACDAbbdDEAaBDcECEcDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal aaBAEbbeC bcABdADbBc

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCc ed d cbd  Be  C  bE    E           

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BeACec AadbEeccdDEBd

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BTSRPRR ÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,860 250,660 89 203 203 203 1128

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 30 1,50 4 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 17 54 3,50 3 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBbaA aecAeabcbadcaEbCebadBcbdaBcAbdcacd

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dbacbadceBecABacba  

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik dBC bdbA  b                             

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen               dCbdBc

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 1 33
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 6 25
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 5 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BTSRPRR ÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,860 250,660 89 203 203 203 1128

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 30 1,50 4 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 17 54 3,50 3 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBbaA aecAeabcbadcaEbCebadBcbdaBcAbdcacd

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dbacbadceBecABacba  

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik dBC bdbA  b                             

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen               dCbdBc

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 1 33
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 6 25
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 5 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,905 250,660 81 189 189 189 957

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 28 20 23,00 19 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBcEAACCaAeac aEC BdAd ACd bEAeB c   cDd

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal  eB cdeDaB      DbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC  AC                                 

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 3 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 2 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,905 250,660 81 189 189 189 957

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 28 20 23,00 19 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBcEAACCaAeac aEC BdAd ACd bEAeB c   cDd

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal  eB cdeDaB      DbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC  AC                                 

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 3 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 2 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
DUHANUR HAYTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,033 250,660 15 41 41 41 165

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 81 19 76,25 64 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aBbEAACC ACBcEDbCBBEACDACcBcEACBDcECcBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBbdcA  BaDABaADbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A ACbDACEcBCAaC  DE  BEE  D        

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAAbCB ABBDEeAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
DUHANUR HAYTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,033 250,660 15 41 41 41 165

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 81 19 76,25 64 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aBbEAACC ACBcEDbCBBEACDACcBcEACBDcECcBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBbdcA  BaDABaADbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A ACbDACEcBCAaC  DE  BEE  D        

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAAbCB ABBDEeAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
E Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,955 250,660 51 113 113 113 516

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 52 23 46,25 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB acACeaceBcEDECBBEAbDACbBcceaBDAEC    

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal                ADbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik aBdB A    DdC c C     DE    E C E  AD   

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen cAbCC  ABBDEdAEeaEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 0 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
E Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,955 250,660 51 113 113 113 516

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 52 23 46,25 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB acACeaceBcEDECBBEAbDACbBcceaBDAEC    

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal                ADbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik aBdB A    DdC c C     DE    E C E  AD   

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen cAbCC  ABBDEdAEeaEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 0 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR GVNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,283 250,660 73 181 181 181 906

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 33 27 26,25 22 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe Cd ccACdbACa  DbCeBbACDACcBDcbaBDA CaaDd

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal aaB EaAeeeCDAeE DbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBe  AC    d a                          

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 1 3 20
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR GVNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,283 250,660 73 181 181 181 906

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 33 27 26,25 22 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe Cd ccACdbACa  DbCeBbACDACcBDcbaBDA CaaDd

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal aaB EaAeeeCDAeE DbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBe  AC    d a                          

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 1 3 20
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF RANA KILIF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,553 250,660 31 81 81 81 372

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 10 0 10,00 25 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 61 20 56,00 47 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CcAbADedAC C aCDEAEBBBCDeACEaEbDCEDbDACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADBCdDEA abCDBEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B A  C B    AD C    E     EB           

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BC dC   AddB ceEddC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF RANA KILIF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,553 250,660 31 81 81 81 372

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 10 0 10,00 25 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 61 20 56,00 47 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CcAbADedAC C aCDEAEBBBCDeACEaEbDCEDbDACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADBCdDEA abCDBEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B A  C B    AD C    E     EB           

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BC dC   AddB ceEddC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELLİF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,873 250,660 65 157 157 157 757

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 42 33 33,75 28 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEdC bB e  C aCe AdBBcCDBACcBEbDCEDADACb

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal dAceCdDE CaACc  bADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik dBcb  C      A       E                  

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen aBCedadd c daEcaEda 

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 1 33
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELLİF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,873 250,660 65 157 157 157 757

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 42 33 33,75 28 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEdC bB e  C aCe AdBBcCDBACcBEbDCEDADACb

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal dAceCdDE CaACc  bADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik dBcb  C      A       E                  

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen aBCedadd c daEcaEda 

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 1 1 33
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,200 250,660 47 107 107 107 503

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 52 20 47,00 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CccCAadA C CBcCDEAEBBBaeBbCEB CDeEabDbCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal deDBC      bC B C DB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAAdBCaBADB dDCd                       

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  Bd      A  BE  EBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 1 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,200 250,660 47 107 107 107 503

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 52 20 47,00 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CccCAadA C CBcCDEAEBBBaeBbCEB CDeEabDbCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal deDBC      bC B C DB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAAdBCaBADB dDCd                       

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  Bd      A  BE  EBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 1 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,475 250,660 1 1 1 1 4

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 36 2 35,50 89 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 105 12 102,00 85 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe bBDcAACCEACBAEDbCBBEAbDACbB EACBDAECdBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal eDBAEEADCBaDAcEADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBDA bCADACEDBCACCABDEB BEEaCDEDBADBEA

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACCBDABBDEeAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,475 250,660 1 1 1 1 4

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 36 2 35,50 89 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 105 12 102,00 85 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe bBDcAACCEACBAEDbCBBEAbDACbB EACBDAECdBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal eDBAEEADCBaDAcEADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBDA bCADACEDBCACCABDEB BEEaCDEDBADBEA

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACCBDABBDEeAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ETA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,993 250,660 55 117 117 117 527

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 54 28 47,00 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDcAACbcAeB EDdCBBdAbDACbaDcAaBDAECcaD 

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dDBedEADeBaDbB ADbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC  A   c       c    bE    E           

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BdACC DABd E b CeEcA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 2 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ETA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,993 250,660 55 117 117 117 527

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 54 28 47,00 39 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDcAACbcAeB EDdCBBdAbDACbaDcAaBDAECcaD 

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dDBedEADeBaDbB ADbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC  A   c       c    bE    E           

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BdACC DABd E b CeEcA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 2 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,445 250,660 77 185 185 185 936

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 32 32 24,00 20 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB ccdC bACB  DceB d dDcaEBDceeB A  dBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CeBAcdec BaD c  Daea

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBab      bc BdA dc     B Ea          

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,960 250,660 29 77 77 77 364

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 59 14 55,50 46 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CcACA BAACECBcCD AEBBBCDBACEBdCDb cADbCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADBCBabACdAeDB C DB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAA  b e  B    C    E D   EB  C Dac BAD

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,960 250,660 29 77 77 77 364

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 59 14 55,50 46 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CcACA BAACECBcCD AEBBBCDBACEBdCDb cADbCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADBCBabACdAeDB C DB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAA  b e  B    C    E D   EB  C Dac BAD

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,865 250,660 19 45 45 45 196

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 78 21 72,75 61 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe acACADBAeCdeBcCDEAdBBBCDBACEeaCDCbDAaACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal dADBCeDEA aAeDBECADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBAAd C B DB A       E D      AC DED BAD

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DBCadeAAeACdBEADEBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,865 250,660 19 45 45 45 196

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 78 21 72,75 61 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe acACADBAeCdeBcCDEAdBBBCDBACEeaCDCbDAaACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal dADBCeDEA aAeDBECADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBAAd C B DB A       E D      AC DED BAD

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DBCadeAAeACdBEADEBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HELIN NEMLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,413 250,660 71 175 175 175 867

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,00 9,26 8,72

Toplam: 120 35 25 28,75 24 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEcbAaddACceadCDbAEBBBCDcAacacCDCbbADcCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal bADBCeDdAaEACceEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HELIN NEMLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,413 250,660 71 175 175 175 867

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,00 9,26 8,72

Toplam: 120 35 25 28,75 24 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEcbAaddACceadCDbAEBBBCDcAacacCDCbbADcCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal bADBCeDdAaEACceEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA PALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,183 250,660 7 15 15 15 78

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 29 0 29,00 73 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 88 12 85,00 71 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACC AeacEDbCBB AbacC BDEAaBDAECdBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAEE    CDbB ADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A ACADACEDBCA CA DE  B E CDE BAD  A

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACCBDA BDbeAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA PALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,183 250,660 7 15 15 15 78

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 29 0 29,00 73 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 88 12 85,00 71 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACC AeacEDbCBB AbacC BDEAaBDAECdBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAEE    CDbB ADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A ACADACEDBCA CA DE  B E CDE BAD  A

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACCBDA BDbeAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AYDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,758 250,660 5 11 11 11 74

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 90 13 86,75 72 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACCEACBAbDbCBBdAbDAbEBDEAdBDAEaEaDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAaEA CBCDABaADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A  dADA EDBCA     E      C EDBAbBEA

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACCBDABBDECAECDcBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AYDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,758 250,660 5 11 11 11 74

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 90 13 86,75 72 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBDEAACCEACBAbDbCBBdAbDAbEBDEAdBDAEaEaDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAaEA CBCDABaADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A  dADA EDBCA     E      C EDBAbBEA

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACCBDABBDECAECDcBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİRÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,788 250,660 33 85 85 85 382

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 19 3 18,25 46 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 60 25 53,75 45 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CcACADBcAC CBbCDEAbBaB  Bbac   D        

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EbDBCccEA dACDB CAeB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAA  CaBADabAD CE   E D   E C CED   B  

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BCcdCdcbACdBEcaEBEb

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 1 3 13
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİRÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,788 250,660 33 85 85 85 382

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 19 3 18,25 46 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 60 25 53,75 45 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CcACADBcAC CBbCDEAbBaB  Bbac   D        

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EbDBCccEA dACDB CAeB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAA  CaBADabAD CE   E D   E C CED   B  

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BCcdCdcbACdBEcaEBEb

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 1 3 13
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DANYELİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,650 250,660 41 93 93 93 409

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 59 26 52,50 44 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe bBbcAACCcACBecDbCBBEACDAbbBDbAaBDbcdEBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dcB EE   dC ABaeDbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBbBac A ADdC D Ce   BDEB   E C         

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAA C DA  D C E    d

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 3 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DANYELİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,650 250,660 41 93 93 93 409

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 59 26 52,50 44 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe bBbcAACCcACBecDbCBBEACDAbbBDbAaBDbcdEBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dcB EE   dC ABaeDbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBbBac A ADdC D Ce   BDEB   E C         

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAA C DA  D C E    d

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 3 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜME 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,088 250,660 61 133 133 133 671

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 42 20 37,00 31 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB cAAC aAC AbDdCBBdAbDAC dDbAaBDAECdBDa

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dDB Ecb  BCDAca DbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC aeC    A           E    E           

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen                 e  A

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜME 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,088 250,660 61 133 133 133 671

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 42 20 37,00 31 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB cAAC aAC AbDdCBBdAbDAC dDbAaBDAECdBDa

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal dDB Ecb  BCDAca DbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBC aeC    A           E    E           

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen                 e  A

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,738 250,660 87 199 199 199 1029

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 27 30 19,50 16 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CccbAeBeAe Ce CebAdBBBCDaAacdcdcad AbeCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal E bB acE   bC  EbAD 

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BA  e  c  B d  a C                     

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 6 25
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,738 250,660 87 199 199 199 1029

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 27 30 19,50 16 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CccbAeBeAe Ce CebAdBBBCDaAacdcdcad AbeCE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal E bB acE   bC  EbAD 

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BA  e  c  B d  a C                     

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 6 25
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,298 250,660 9 17 17 17 81

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 24 0 24,00 60 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 89 13 85,75 71 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aEAbAeBeACcCBdCDbAEBBBCDBACEaECDCEDADACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADeCdDE  EeCDBECADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CB A BC BAD A DCCE  EE D B EB  C DE  BA 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DcCcACAADACBBEADEBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,298 250,660 9 17 17 17 81

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 24 0 24,00 60 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 89 13 85,75 71 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aEAbAeBeACcCBdCDbAEBBBCDBACEaECDCEDADACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADeCdDE  EeCDBECADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CB A BC BAD A DCCE  EE D B EB  C DE  BA 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DcCcACAADACBBEADEBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MAURO ICARDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,385 250,660 37 89 89 89 397

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 63 39 53,25 44 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBbEAACCcAeaecDcCBBEAdeACbBDEAeaaAaCaeDb

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDB dE DedebAcEADbBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBaBaA    cbC cBCA    bE  d E CDE BAD  A

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BeACCcDABdDEdAddDEBc

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 1 4 20
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MAURO ICARDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,385 250,660 37 89 89 89 397

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 63 39 53,25 44 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBbEAACCcAeaecDcCBBEAdeACbBDEAeaaAaCaeDb

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDB dE DedebAcEADbBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBaBaA    cbC cBCA    bE  d E CDE BAD  A

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BeACCcDABdDEdAddDEBc

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 1 4 20
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MER YÜCEL ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,070 250,660 3 7 7 7 40

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 95 16 91,00 76 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEACADBAACECBbCDEAdBBBCDBcCEcECDCEDADACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADBCB EAeaACDcEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBAACBCcBADB e C EC EEBb B EBCAaEDEaBBA 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BCaACAADAedBEADEBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MER YÜCEL ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,070 250,660 3 7 7 7 40

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 95 16 91,00 76 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEACADBAACECBbCDEAdBBBCDBcCEcECDCEDADACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EADBCB EAeaACDcEbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBAACBCcBADB e C EC EEBb B EBCAaEDEaBBA 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  BCaACAADAedBEADEBEC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,428 250,660 39 91 91 91 405

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 61 31 53,25 44 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CccbADBcAC CBdCebAdBBBdDBAacaECDCEbADACa

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EdDBCeaEA EAaDBdbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBeAa C B  B AD e   EE      d A       A 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DcC ACdAceCdB cDEBbC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 3 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,428 250,660 39 91 91 91 405

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 61 31 53,25 44 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CccbADBcAC CBdCebAdBBBdDBAacaECDCEbADACa

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EdDBCeaEA EAaDBdbADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik CBeAa C B  B AD e   EE      d A       A 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DcC ACdAceCdB cDEBbC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 2 3 40
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEEEEĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,338 250,660 63 147 147 147 722

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 40 17 35,75 30 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB EAACCaACBA DbCBBdACDACbBbcAeBDAE aBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDc EEA  da A b DbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik Bed                   c                 

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen B      c            

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 1 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEEEEĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,338 250,660 63 147 147 147 722

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 40 17 35,75 30 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB EAACCaACBA DbCBBdACDACbBbcAeBDAE aBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDc EEA  da A b DbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik Bed                   c                 

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen B      c            

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 1 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA SEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,125 250,660 27 59 59 59 259

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 74 30 66,50 55 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe bBacAACCaeCBA DECBBEACDcbEBDcbCeDAEdEcDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAEE aeeCcbcEAebBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBDA ACcbAC  B      DE  eab CDE BAD EA

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAbbCcDABBDECAEbDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA SEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,125 250,660 27 59 59 59 259

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 74 30 66,50 55 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe bBacAACCaeCBA DECBBEACDcbEBDcbCeDAEdEcDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAEE aeeCcbcEAebBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBDA ACcbAC  B      DE  eab CDE BAD EA

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAbbCcDABBDECAEbDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA İMRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,748 250,660 79 187 187 187 943

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 33 36 24,00 20 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe adaEcACCcAeecaDECBcdAdeACcB dAaBDbECceDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal eDBAEdADedCDccaADbBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik                 C    aD                 

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen c   b bd      d  dc 

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA İMRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,748 250,660 79 187 187 187 943

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 33 36 24,00 20 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe adaEcACCcAeecaDECBcdAdeACcB dAaBDbECceDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal eDBAEdADedCDccaADbBd

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik                 C    aD                 

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen c   b bd      d  dc 

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,123 250,660 43 99 99 99 427

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 8 0 8,00 20 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 56 16 52,00 43 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEcCADBAACECBaCDEAEBBBCDBAaEdECDbcbccACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal E DBdB bA aA DBECADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B AC C B  B         E     E            

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  cb d    A   E   BEb

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,123 250,660 43 99 99 99 427

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 8 0 8,00 20 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 56 16 52,00 43 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEcCADBAACECBaCDEAEBBBCDBAaEdECDbcbccACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal E DBdB bA aA DBECADB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B AC C B  B         E     E            

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen  cb d    A   E   BEb

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM KINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,243 250,660 21 51 51 51 211

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 76 25 69,75 58 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBbcAAaCc CBebDdCBBEACaAb BDcACBDAECEBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal aDeAE AD Becc EADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBcc ACADACEcBCA C  cE  B E CDE BADB A

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BeA b  ABdDddAECDa A

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 5 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM KINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,243 250,660 21 51 51 51 211

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 76 25 69,75 58 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBbcAAaCc CBebDdCBBEACaAb BDcACBDAECEBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal aDeAE AD Becc EADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCBcc ACADACEcBCA C  cE  B E CDE BADB A

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BeA b  ABdDddAECDa A

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 5 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,615 250,660 59 125 125 125 592

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 47 18 42,50 35 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEACA BAAC eBcCDEAEBBBC eACEBdbDd DbeACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal E Da                

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B A  CbB    d       EB                 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DBCeAe ecAeBBEdDE Eb

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,615 250,660 59 125 125 125 592

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 47 18 42,50 35 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEACA BAAC eBcCDEAEBBBC eACEBdbDd DbeACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal E Da                

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  B A  CbB    d       EB                 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen DBCeAe ecAeBBEdDE Eb

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 1 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,038 250,660 11 23 23 23 98

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 27 3 26,25 66 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 87 17 82,75 69 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEACADBAACECBaCDEAEBBBCD ACcacCDC DADACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EA BCeDaAe ACDBcbeDB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAA BCaBAc AADCC  AEE DCBeEBCA EDE  BA 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen eBCceC ADA BBEADEBaC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,038 250,660 11 23 23 23 98

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 27 3 26,25 66 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 87 17 82,75 69 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CEACADBAACECBaCDEAEBBBCD ACcacCDC DADACE

Cevap Anahtarı B CEACADBAACECBECDEAEBBBCDBACEBECDCEDADACE

TYT Sosyal EA BCeDaAe ACDBcbeDB

Cevap Anahtarı B EADBCBDEACEACDBECADB

TYT Matematik  BAA BCaBAc AADCC  AEE DCBeEBCA EDE  BA 

Cevap Anahtarı B CBAACBCDBADBAADCCECAEEBDCBAEBCACEDEDBBAD

TYT Fen eBCceC ADA BBEADEBaC

Cevap Anahtarı B DBCBACAADACBBEADEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 3 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Yapım Ekleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Permütasyon 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,855 250,660 23 53 53 53 219

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 18 0 18,00 45 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 75 17 70,75 59 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CdDEAcCC ACBb abCBBdACDACEBDEACBDcEC BDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAEEAD eeDbcaADbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A ACADAC  BCA   BDE            D   

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACec ABdDdCAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 0 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,855 250,660 23 53 53 53 219

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 18 0 18,00 45 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 75 17 70,75 59 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CdDEAcCC ACBb abCBBdACDACEBDEACBDcEC BDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBAEEAD eeDbcaADbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A ACADAC  BCA   BDE            D   

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen BAACec ABdDdCAECDEBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 4 0 80
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 1 0 100
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,918 250,660 69 165 165 165 805

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 38 25 31,75 26 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aB EAACCae    DcCBBdACDAabBDEeaBDdEdEdDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBbEd a  eD Bd DCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik aBe  d c A                              

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen        AaBbEdc      

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,918 250,660 69 165 165 165 805

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 38 25 31,75 26 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe aB EAACCae    DcCBBdACDAabBDEeaBDdEdEdDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,398 250,660 25 55 55 55 226

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 76 26 69,50 58 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB cAACCcACBAEDECBBEAbDAC BbEACBDAECbBDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDaAEdAb eaDAcdADCBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BBCB A    DdC DBCA C dDEB d E eDE  dD EA

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen Be CCcabddDEeAcCDcBA

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
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Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
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Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
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Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Proteinler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA UYSAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,280 250,660 53 115 115 115 524

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 50 17 45,75 38 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB EAAaCcACBe DbCBBEACDACbcbEACBDAECddDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBcE A  eeDeBEADbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik dBCB A A    C  BC  C                    

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen B      b          e 

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA UYSAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,280 250,660 53 115 115 115 524

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 11,92 11,95 10,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,24 2,11 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,66 2,84 2,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,46 2,20 1,62

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,36 7,15 5,72

Toplam: 120 50 17 45,75 38 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CB EAAaCcACBe DbCBBEACDACbcbEACBDAECddDC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal CDBcE A  eeDeBEADbB 

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik dBCB A A    C  BC  C                    

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

TYT Fen B      b          e 

Cevap Anahtarı A BAACCBDABBDECAECDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 2 1 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 2 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Hayatımızda Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları 1 0 0 0
Sitoplazma ve Organeller 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Proteinler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 1. OTURUM - TYT 06
(SC00-SS.02TYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,175 250,660 75 183 183 183 923

Puanı Hesaplanan: 206 206 206 1141

Katılımlar: 90 206 206 206 1151

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 22,81 23,16 21,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,92 2,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,48 1,27

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,81 2,03 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,83 2,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,00 9,26 8,72

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 11,92 11,95 10,37

Toplam: 120 32 26 25,50 21 51,08 51,52 46,25

TYT Türkçe CBaEAACbdAe   abCBBEbdDACceaaeaBDcECd DC

Cevap Anahtarı A CBDEAACCEACBAEDECBBEACDACEBDEACBDAECEBDC

TYT Sosyal eDB cE ceBCc   ADbBE

Cevap Anahtarı A CDBAEEADCBCDABEADCBE

TYT Matematik BB  Ded      b         a                

Cevap Anahtarı A BBCBDACACADACEDBCACCABDEBABEECCDEDBADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 3 3 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Yapım Ekleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 5 3 1 60
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
