
YKS 2.OTURUM SAYISAL İLDEKİ İLÇE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

TEKİRDAĞ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 825

Sıra İlçe Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 176,650

İl Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

KATILIMLAR

1 TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY 54 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420
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Not: Grafiklerin ilçe etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 105 36 95,55 299,408 1 12 147,546 38 488 277,879 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 8 24,00 20 16 16,00 104 48 91,55 286,353 2 14 269,346 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 23 8 21,00 21 16 17,00 102 48 89,55 282,373 3 17 253,956 5 77

4 0 EDEN DZEKO   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 15 15,25 16 12 13,00 93 51 79,80 243,623 4 36 224,459 7 170

5 0 EBRAR GVNÇ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 92 52 78,55 239,453 5 44 221,364 9 182

6 0 OSMAN BALLI -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 3 12,25 14 2 13,50 85 29 77,30 237,013 6 46 209,069 12 245

7 0 J -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 90 54 76,05 229,573 7 59 213,669 10 216

8 0 SEMANUR ALKAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 14 11,50 15 14 11,50 88 52 74,55 224,183 8 67 205,221 15 259

9 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 20 15,00 11 8 9,00 89 52 75,55 221,813 9 73 223,176 8 175

10 0 NUR SEVEN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 18 22 12,50 14 26 7,50 90 72 71,55 206,223 10 97 210,351 11 236

11 0 FERİDE GÖÇMEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 80 56 65,55 199,093 11 114 157,991 50 557

12 0 TUANA A -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 82 51 68,80 198,618 12 116 191,644 24 334

13 0 FADIME T 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 11 7,25 9 10 6,50 77 45 65,30 184,793 13 159 183,419 30 372

14 0 OKCAN DERE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 14 6 12,50 92 40 81,55 182,173 14 169 171,351 33 422 262,501 3 60

15 0 GZB   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 76 51 62,80 182,128 15 170 168,029 42 468

16 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 11 17,25 12 6 10,50 90 41 79,30 181,403 16 174 167,211 34 428 256,979 4 71

17 0 ENES AKGÜN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 140 32 131,55 176,643 17 194 392,641 1 33 242,844 6 106

18 0 CANİP ÖZCAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 21 9,75 5 12 2,00 78 57 63,30 168,823 18 210 196,244 21 306

19 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 73 43 61,80 164,618 19 224 147,028 39 491 179,879 35 392

20 0 VENÜS -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 78 68 60,55 148,293 20 273 149,858 36 482 185,401 29 358

21 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 106 48 93,55 146,398 21 277 277,541 15 190 206,804 13 251

22 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 86 61 70,30 142,133 22 289 186,068 30 385 192,101 23 330

23 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 112 37 102,30 131,353 23 319 327,708 6 109 203,826 17 267

24 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 10 23,50 34 6 32,50 118 40 107,55 364,421 2 63 196,046 22 310

25 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 29 6 27,50 29 9 26,75 116 39 105,80 342,571 4 85 204,526 16 262

26 0 AHMET AGA 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 25 5 23,75 30 7 28,25 113 36 103,55 342,668 3 84 196,576 20 303

27 0 ÖZTÜRK HAN   A 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 6 25,50 28 12 25,00 113 42 102,05 329,261 5 104 200,286 19 280

28 0 EREN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 30 8 28,00 25 14 21,50 113 46 101,05 316,096 10 128 205,586 14 258

29 0 DAMLANUR MACİT 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 28 5 26,75 24 8 22,00 110 37 100,30 316,128 9 127 202,936 18 271

30 0 ZEHRA TAŞ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 4 21,00 28 10 25,50 108 38 98,05 322,566 8 118 190,746 25 337
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

31 0 DUHANUR HAYTA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 5 20,75 28 9 25,75 108 38 98,05 323,358 7 115 190,216 26 339

32 0 M FURKAN ÖNEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 6 17,50 27 11 24,25 104 41 93,30 308,771 11 145 183,326 31 374

33 0 PELİN GÖÇMEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 4 20,00 23 12 20,00 102 40 91,55 291,676 12 172 188,626 27 345

34 0 H       P   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 3 16,25 21 8 19,00 96 35 86,80 278,673 14 188 180,676 34 388

35 0 MİRZA SEZEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 16 14 12,50 25 14 21,50 99 52 85,55 284,011 13 180 172,726 38 439

36 0 İREM BİNİCİ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 6 19,50 17 11 14,25 96 41 85,30 260,511 17 219 187,566 28 350

37 0 HAYRUNİSA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 7 12,25 23 13 19,75 95 44 83,55 274,323 16 193 172,196 39 442

38 0 ŞERİFE Y 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 17 15 13,25 95 49 82,30 251,131 19 233 183,326 31 374

39 0 TUNAHAN TEZEL 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 8 17,00 16 18 11,50 93 50 80,05 240,926 22 262 182,266 33 378

40 0 SİNEM KINAY   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 9 11,75 15 4 14,00 87 37 77,30 243,158 20 255 171,136 41 450

41 0 E Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 6 15,50 13 11 10,25 88 41 77,30 231,271 24 287 179,086 36 400

42 0 TUBA DUMAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 7 8,25 21 16 17,00 89 47 76,80 251,633 18 232 163,716 44 511

43 0 İLKNUR DEMİRÖZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 12 10,00 16 7 14,25 87 43 75,80 240,846 23 264 167,426 43 478

44 0 BEL İZ -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 4 12,00 14 13 10,75 85 41 74,30 226,646 26 297 171,666 40 446

45 0 EBRU ALİCAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 10 6,50 18 9 15,75 85 43 73,80 241,461 21 259 160,006 47 543

46 0 YAKUP KARAKAYA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 8 13,00 14 23 8,25 87 55 72,80 215,616 28 323 173,786 37 432

47 0 DEFNE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 9 7,75 15 13 11,75 83 46 71,05 223,088 27 305 162,656 45 519

48 0 BRK 11E 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 3 5,25 16 8 14,00 80 35 70,80 229,703 25 293 157,356 51 562

49 0 BEYZA  G   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 5 5,75 12 14 8,50 77 43 65,80 201,918 29 348 158,416 49 556

50 0 İBRAHİM AÇIL -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 5 6,75 7 9 4,75 73 38 63,05 184,338 31 389 160,536 46 539

51 0 TUĞÇE -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 7 6,25 8 14 4,50 74 45 62,30 181,993 32 396 159,476 48 549

52 0 BEYZA Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 8 4,00 7 22 1,50 71 54 57,05 161,616 35 438 154,706 52 579

53 0 KARIM BENZEMA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 2 1 1,75 60 25 53,30 149,098 37 486 149,936 53 617

54 0 BEF İN Ö -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 0 1 -0,25 2 7 0,25 60 32 51,55
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 140 32 131,55 176,643 17 194 392,641 1 33 242,844 6 106

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 10 23,50 34 6 32,50 118 40 107,55 364,421 2 63 196,046 22 310

3 0 AHMET AGA 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 25 5 23,75 30 7 28,25 113 36 103,55 342,668 3 84 196,576 20 303

4 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 29 6 27,50 29 9 26,75 116 39 105,80 342,571 4 85 204,526 16 262

5 0 ÖZTÜRK HAN   A 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 6 25,50 28 12 25,00 113 42 102,05 329,261 5 104 200,286 19 280

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 112 37 102,30 131,353 23 319 327,708 6 109 203,826 17 267

7 0 DUHANUR HAYTA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 5 20,75 28 9 25,75 108 38 98,05 323,358 7 115 190,216 26 339

8 0 ZEHRA TAŞ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 4 21,00 28 10 25,50 108 38 98,05 322,566 8 118 190,746 25 337

9 0 DAMLANUR MACİT 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 28 5 26,75 24 8 22,00 110 37 100,30 316,128 9 127 202,936 18 271

10 0 EREN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 30 8 28,00 25 14 21,50 113 46 101,05 316,096 10 128 205,586 14 258

11 0 M FURKAN ÖNEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 6 17,50 27 11 24,25 104 41 93,30 308,771 11 145 183,326 31 374

12 0 PELİN GÖÇMEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 4 20,00 23 12 20,00 102 40 91,55 291,676 12 172 188,626 27 345

13 0 MİRZA SEZEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 16 14 12,50 25 14 21,50 99 52 85,55 284,011 13 180 172,726 38 439

14 0 H       P   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 3 16,25 21 8 19,00 96 35 86,80 278,673 14 188 180,676 34 388

15 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 106 48 93,55 146,398 21 277 277,541 15 190 206,804 13 251

16 0 HAYRUNİSA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 7 12,25 23 13 19,75 95 44 83,55 274,323 16 193 172,196 39 442

17 0 İREM BİNİCİ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 6 19,50 17 11 14,25 96 41 85,30 260,511 17 219 187,566 28 350

18 0 TUBA DUMAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 7 8,25 21 16 17,00 89 47 76,80 251,633 18 232 163,716 44 511

19 0 ŞERİFE Y 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 17 15 13,25 95 49 82,30 251,131 19 233 183,326 31 374

20 0 SİNEM KINAY   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 9 11,75 15 4 14,00 87 37 77,30 243,158 20 255 171,136 41 450

21 0 EBRU ALİCAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 10 6,50 18 9 15,75 85 43 73,80 241,461 21 259 160,006 47 543

22 0 TUNAHAN TEZEL 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 8 17,00 16 18 11,50 93 50 80,05 240,926 22 262 182,266 33 378

23 0 İLKNUR DEMİRÖZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 12 10,00 16 7 14,25 87 43 75,80 240,846 23 264 167,426 43 478

24 0 E Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 6 15,50 13 11 10,25 88 41 77,30 231,271 24 287 179,086 36 400

25 0 BRK 11E 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 3 5,25 16 8 14,00 80 35 70,80 229,703 25 293 157,356 51 562

26 0 BEL İZ -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 4 12,00 14 13 10,75 85 41 74,30 226,646 26 297 171,666 40 446

27 0 DEFNE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 9 7,75 15 13 11,75 83 46 71,05 223,088 27 305 162,656 45 519

28 0 YAKUP KARAKAYA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 8 13,00 14 23 8,25 87 55 72,80 215,616 28 323 173,786 37 432

29 0 BEYZA  G   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 5 5,75 12 14 8,50 77 43 65,80 201,918 29 348 158,416 49 556

30 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 86 61 70,30 142,133 22 289 186,068 30 385 192,101 23 330
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

31 0 İBRAHİM AÇIL -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 5 6,75 7 9 4,75 73 38 63,05 184,338 31 389 160,536 46 539

32 0 TUĞÇE -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 7 6,25 8 14 4,50 74 45 62,30 181,993 32 396 159,476 48 549

33 0 OKCAN DERE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 14 6 12,50 92 40 81,55 182,173 14 169 171,351 33 422 262,501 3 60

34 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 11 17,25 12 6 10,50 90 41 79,30 181,403 16 174 167,211 34 428 256,979 4 71

35 0 BEYZA Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 8 4,00 7 22 1,50 71 54 57,05 161,616 35 438 154,706 52 579

36 0 VENÜS -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 78 68 60,55 148,293 20 273 149,858 36 482 185,401 29 358

37 0 KARIM BENZEMA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 2 1 1,75 60 25 53,30 149,098 37 486 149,936 53 617

38 0 DİLAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 105 36 95,55 299,408 1 12 147,546 38 488 277,879 1 42

39 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 73 43 61,80 164,618 19 224 147,028 39 491 179,879 35 392

40 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 8 24,00 20 16 16,00 104 48 91,55 286,353 2 14 269,346 2 53

41 0 FURKAN ATAYAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 23 8 21,00 21 16 17,00 102 48 89,55 282,373 3 17 253,956 5 77

42 0 EDEN DZEKO   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 15 15,25 16 12 13,00 93 51 79,80 243,623 4 36 224,459 7 170

43 0 EBRAR GVNÇ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 92 52 78,55 239,453 5 44 221,364 9 182

44 0 OSMAN BALLI -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 3 12,25 14 2 13,50 85 29 77,30 237,013 6 46 209,069 12 245

45 0 J -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 90 54 76,05 229,573 7 59 213,669 10 216

46 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 20 15,00 11 8 9,00 89 52 75,55 221,813 9 73 223,176 8 175

47 0 SEMANUR ALKAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 14 11,50 15 14 11,50 88 52 74,55 224,183 8 67 205,221 15 259

48 0 NUR SEVEN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 18 22 12,50 14 26 7,50 90 72 71,55 206,223 10 97 210,351 11 236

49 0 TUANA A -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 82 51 68,80 198,618 12 116 191,644 24 334

50 0 FERİDE GÖÇMEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 80 56 65,55 199,093 11 114 157,991 50 557

51 0 FADIME T 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 11 7,25 9 10 6,50 77 45 65,30 184,793 13 159 183,419 30 372

52 0 CANİP ÖZCAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 21 9,75 5 12 2,00 78 57 63,30 168,823 18 210 196,244 21 306

53 0 GZB   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 76 51 62,80 182,128 15 170 168,029 42 468

54 0 BEF İN Ö -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 0 1 -0,25 2 7 0,25 60 32 51,55
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
    A -M -MA 11E 12

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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100

200

300

400

SÖZ SAY EA
    A -M -MA 11E 12
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 105 36 95,55 299,408 1 12 147,546 38 488 277,879 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 8 24,00 20 16 16,00 104 48 91,55 286,353 2 14 269,346 2 53

3 0 OKCAN DERE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 14 6 12,50 92 40 81,55 182,173 14 169 171,351 33 422 262,501 3 60

4 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 11 17,25 12 6 10,50 90 41 79,30 181,403 16 174 167,211 34 428 256,979 4 71

5 0 FURKAN ATAYAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 23 8 21,00 21 16 17,00 102 48 89,55 282,373 3 17 253,956 5 77

6 0 ENES AKGÜN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 140 32 131,55 176,643 17 194 392,641 1 33 242,844 6 106

7 0 EDEN DZEKO   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 15 15,25 16 12 13,00 93 51 79,80 243,623 4 36 224,459 7 170

8 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 20 15,00 11 8 9,00 89 52 75,55 221,813 9 73 223,176 8 175

9 0 EBRAR GVNÇ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 92 52 78,55 239,453 5 44 221,364 9 182

10 0 J -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 90 54 76,05 229,573 7 59 213,669 10 216

11 0 NUR SEVEN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 18 22 12,50 14 26 7,50 90 72 71,55 206,223 10 97 210,351 11 236

12 0 OSMAN BALLI -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 3 12,25 14 2 13,50 85 29 77,30 237,013 6 46 209,069 12 245

13 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 106 48 93,55 146,398 21 277 277,541 15 190 206,804 13 251

14 0 EREN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 30 8 28,00 25 14 21,50 113 46 101,05 316,096 10 128 205,586 14 258

15 0 SEMANUR ALKAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 14 11,50 15 14 11,50 88 52 74,55 224,183 8 67 205,221 15 259

16 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 29 6 27,50 29 9 26,75 116 39 105,80 342,571 4 85 204,526 16 262

17 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 112 37 102,30 131,353 23 319 327,708 6 109 203,826 17 267

18 0 DAMLANUR MACİT 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 28 5 26,75 24 8 22,00 110 37 100,30 316,128 9 127 202,936 18 271

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 6 25,50 28 12 25,00 113 42 102,05 329,261 5 104 200,286 19 280

20 0 AHMET AGA 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 25 5 23,75 30 7 28,25 113 36 103,55 342,668 3 84 196,576 20 303

21 0 CANİP ÖZCAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 21 9,75 5 12 2,00 78 57 63,30 168,823 18 210 196,244 21 306

22 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 10 23,50 34 6 32,50 118 40 107,55 364,421 2 63 196,046 22 310

23 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 86 61 70,30 142,133 22 289 186,068 30 385 192,101 23 330

24 0 TUANA A -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 82 51 68,80 198,618 12 116 191,644 24 334

25 0 ZEHRA TAŞ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 4 21,00 28 10 25,50 108 38 98,05 322,566 8 118 190,746 25 337

26 0 DUHANUR HAYTA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 5 20,75 28 9 25,75 108 38 98,05 323,358 7 115 190,216 26 339

27 0 PELİN GÖÇMEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 4 20,00 23 12 20,00 102 40 91,55 291,676 12 172 188,626 27 345

28 0 İREM BİNİCİ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 6 19,50 17 11 14,25 96 41 85,30 260,511 17 219 187,566 28 350

29 0 VENÜS -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 78 68 60,55 148,293 20 273 149,858 36 482 185,401 29 358

30 0 FADIME T 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 11 7,25 9 10 6,50 77 45 65,30 184,793 13 159 183,419 30 372
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

31 0 M FURKAN ÖNEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 6 17,50 27 11 24,25 104 41 93,30 308,771 11 145 183,326 31 374

32 0 ŞERİFE Y 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 17 15 13,25 95 49 82,30 251,131 19 233 183,326 31 374

33 0 TUNAHAN TEZEL 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 8 17,00 16 18 11,50 93 50 80,05 240,926 22 262 182,266 33 378

34 0 H       P   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 3 16,25 21 8 19,00 96 35 86,80 278,673 14 188 180,676 34 388

35 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 73 43 61,80 164,618 19 224 147,028 39 491 179,879 35 392

36 0 E Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 6 15,50 13 11 10,25 88 41 77,30 231,271 24 287 179,086 36 400

37 0 YAKUP KARAKAYA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 8 13,00 14 23 8,25 87 55 72,80 215,616 28 323 173,786 37 432

38 0 MİRZA SEZEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 16 14 12,50 25 14 21,50 99 52 85,55 284,011 13 180 172,726 38 439

39 0 HAYRUNİSA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 7 12,25 23 13 19,75 95 44 83,55 274,323 16 193 172,196 39 442

40 0 BEL İZ -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 4 12,00 14 13 10,75 85 41 74,30 226,646 26 297 171,666 40 446

41 0 SİNEM KINAY   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 9 11,75 15 4 14,00 87 37 77,30 243,158 20 255 171,136 41 450

42 0 GZB   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 76 51 62,80 182,128 15 170 168,029 42 468

43 0 İLKNUR DEMİRÖZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 12 10,00 16 7 14,25 87 43 75,80 240,846 23 264 167,426 43 478

44 0 TUBA DUMAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 7 8,25 21 16 17,00 89 47 76,80 251,633 18 232 163,716 44 511

45 0 DEFNE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 9 7,75 15 13 11,75 83 46 71,05 223,088 27 305 162,656 45 519

46 0 İBRAHİM AÇIL -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 5 6,75 7 9 4,75 73 38 63,05 184,338 31 389 160,536 46 539

47 0 EBRU ALİCAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 10 6,50 18 9 15,75 85 43 73,80 241,461 21 259 160,006 47 543

48 0 TUĞÇE -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 7 6,25 8 14 4,50 74 45 62,30 181,993 32 396 159,476 48 549

49 0 BEYZA  G   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 5 5,75 12 14 8,50 77 43 65,80 201,918 29 348 158,416 49 556

50 0 FERİDE GÖÇMEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 80 56 65,55 199,093 11 114 157,991 50 557

51 0 BRK 11E 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 3 5,25 16 8 14,00 80 35 70,80 229,703 25 293 157,356 51 562

52 0 BEYZA Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 8 4,00 7 22 1,50 71 54 57,05 161,616 35 438 154,706 52 579

53 0 KARIM BENZEMA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 2 1 1,75 60 25 53,30 149,098 37 486 149,936 53 617

54 0 BEF İN Ö -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 0 1 -0,25 2 7 0,25 60 32 51,55
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
    A -M -MA 11E 12

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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300

400

SÖZ SAY EA
    A -M -MA 11E 12



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EDEN DZEKO   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 15 15,25 16 12 13,00 93 51 79,80 243,623 4 36 224,459 7 170

2 0 EBRAR GVNÇ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 92 52 78,55 239,453 5 44 221,364 9 182

3 0 SEMANUR ALKAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 14 11,50 15 14 11,50 88 52 74,55 224,183 8 67 205,221 15 259

4 0 FERİDE GÖÇMEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 80 56 65,55 199,093 11 114 157,991 50 557

5 0 OKCAN DERE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 14 6 12,50 92 40 81,55 182,173 14 169 171,351 33 422 262,501 3 60

6 0 GZB   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 76 51 62,80 182,128 15 170 168,029 42 468

7 0 ENES AKGÜN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 140 32 131,55 176,643 17 194 392,641 1 33 242,844 6 106

8 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 73 43 61,80 164,618 19 224 147,028 39 491 179,879 35 392

9 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 29 6 27,50 29 9 26,75 116 39 105,80 342,571 4 85 204,526 16 262

10 0 DUHANUR HAYTA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 5 20,75 28 9 25,75 108 38 98,05 323,358 7 115 190,216 26 339

11 0 ZEHRA TAŞ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 4 21,00 28 10 25,50 108 38 98,05 322,566 8 118 190,746 25 337

12 0 H       P   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 3 16,25 21 8 19,00 96 35 86,80 278,673 14 188 180,676 34 388

13 0 MİRZA SEZEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 16 14 12,50 25 14 21,50 99 52 85,55 284,011 13 180 172,726 38 439

14 0 İREM BİNİCİ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 6 19,50 17 11 14,25 96 41 85,30 260,511 17 219 187,566 28 350

15 0 HAYRUNİSA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 7 12,25 23 13 19,75 95 44 83,55 274,323 16 193 172,196 39 442

16 0 E Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 6 15,50 13 11 10,25 88 41 77,30 231,271 24 287 179,086 36 400

17 0 SİNEM KINAY   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 9 11,75 15 4 14,00 87 37 77,30 243,158 20 255 171,136 41 450

18 0 TUBA DUMAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 7 8,25 21 16 17,00 89 47 76,80 251,633 18 232 163,716 44 511

19 0 İLKNUR DEMİRÖZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 12 10,00 16 7 14,25 87 43 75,80 240,846 23 264 167,426 43 478

20 0 DEFNE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 9 7,75 15 13 11,75 83 46 71,05 223,088 27 305 162,656 45 519

21 0 BEYZA  G   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 5 5,75 12 14 8,50 77 43 65,80 201,918 29 348 158,416 49 556

22 0 BEYZA Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 8 4,00 7 22 1,50 71 54 57,05 161,616 35 438 154,706 52 579
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 6 25,50 28 12 25,00 113 42 102,05 329,261 5 104 200,286 19 280
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 105 36 95,55 299,408 1 12 147,546 38 488 277,879 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 8 24,00 20 16 16,00 104 48 91,55 286,353 2 14 269,346 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 23 8 21,00 21 16 17,00 102 48 89,55 282,373 3 17 253,956 5 77

4 0 OSMAN BALLI -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 3 12,25 14 2 13,50 85 29 77,30 237,013 6 46 209,069 12 245

5 0 J -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 90 54 76,05 229,573 7 59 213,669 10 216

6 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 20 15,00 11 8 9,00 89 52 75,55 221,813 9 73 223,176 8 175

7 0 NUR SEVEN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 18 22 12,50 14 26 7,50 90 72 71,55 206,223 10 97 210,351 11 236

8 0 TUANA A -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 82 51 68,80 198,618 12 116 191,644 24 334

9 0 CANİP ÖZCAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 21 9,75 5 12 2,00 78 57 63,30 168,823 18 210 196,244 21 306

10 0 VENÜS -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 78 68 60,55 148,293 20 273 149,858 36 482 185,401 29 358

11 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 86 61 70,30 142,133 22 289 186,068 30 385 192,101 23 330

12 0 BEL İZ -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 4 12,00 14 13 10,75 85 41 74,30 226,646 26 297 171,666 40 446

13 0 YAKUP KARAKAYA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 8 13,00 14 23 8,25 87 55 72,80 215,616 28 323 173,786 37 432

14 0 İBRAHİM AÇIL -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 5 6,75 7 9 4,75 73 38 63,05 184,338 31 389 160,536 46 539

15 0 TUĞÇE -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 7 6,25 8 14 4,50 74 45 62,30 181,993 32 396 159,476 48 549

16 0 KARIM BENZEMA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 2 1 1,75 60 25 53,30 149,098 37 486 149,936 53 617

17 0 BEF İN Ö -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 0 1 -0,25 2 7 0,25 60 32 51,55
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 10 23,50 34 6 32,50 118 40 107,55 364,421 2 63 196,046 22 310

2 0 EREN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 30 8 28,00 25 14 21,50 113 46 101,05 316,096 10 128 205,586 14 258
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11E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 3 5,25 16 8 14,00 80 35 70,80 229,703 25 293 157,356 51 562
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 FADIME T 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 11 7,25 9 10 6,50 77 45 65,30 184,793 13 159 183,419 30 372

2 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 11 17,25 12 6 10,50 90 41 79,30 181,403 16 174 167,211 34 428 256,979 4 71

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 106 48 93,55 146,398 21 277 277,541 15 190 206,804 13 251

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 112 37 102,30 131,353 23 319 327,708 6 109 203,826 17 267

5 0 AHMET AGA 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 25 5 23,75 30 7 28,25 113 36 103,55 342,668 3 84 196,576 20 303

6 0 DAMLANUR MACİT 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 28 5 26,75 24 8 22,00 110 37 100,30 316,128 9 127 202,936 18 271

7 0 M FURKAN ÖNEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 6 17,50 27 11 24,25 104 41 93,30 308,771 11 145 183,326 31 374

8 0 PELİN GÖÇMEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 4 20,00 23 12 20,00 102 40 91,55 291,676 12 172 188,626 27 345

9 0 ŞERİFE Y 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 17 15 13,25 95 49 82,30 251,131 19 233 183,326 31 374

10 0 TUNAHAN TEZEL 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 8 17,00 16 18 11,50 93 50 80,05 240,926 22 262 182,266 33 378

11 0 EBRU ALİCAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 10 6,50 18 9 15,75 85 43 73,80 241,461 21 259 160,006 47 543
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 140 32 131,55 176,643 17 194 392,641 1 33 242,844 6 106

2 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 29 6 27,50 29 9 26,75 116 39 105,80 342,571 4 85 204,526 16 262

3 0 DUHANUR HAYTA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 5 20,75 28 9 25,75 108 38 98,05 323,358 7 115 190,216 26 339

4 0 ZEHRA TAŞ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 4 21,00 28 10 25,50 108 38 98,05 322,566 8 118 190,746 25 337

5 0 MİRZA SEZEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 16 14 12,50 25 14 21,50 99 52 85,55 284,011 13 180 172,726 38 439

6 0 H       P   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 3 16,25 21 8 19,00 96 35 86,80 278,673 14 188 180,676 34 388

7 0 HAYRUNİSA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 7 12,25 23 13 19,75 95 44 83,55 274,323 16 193 172,196 39 442

8 0 İREM BİNİCİ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 6 19,50 17 11 14,25 96 41 85,30 260,511 17 219 187,566 28 350

9 0 TUBA DUMAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 7 8,25 21 16 17,00 89 47 76,80 251,633 18 232 163,716 44 511

10 0 SİNEM KINAY   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 9 11,75 15 4 14,00 87 37 77,30 243,158 20 255 171,136 41 450

11 0 İLKNUR DEMİRÖZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 12 10,00 16 7 14,25 87 43 75,80 240,846 23 264 167,426 43 478

12 0 E Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 6 15,50 13 11 10,25 88 41 77,30 231,271 24 287 179,086 36 400

13 0 DEFNE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 9 7,75 15 13 11,75 83 46 71,05 223,088 27 305 162,656 45 519

14 0 BEYZA  G   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 5 5,75 12 14 8,50 77 43 65,80 201,918 29 348 158,416 49 556

15 0 OKCAN DERE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 14 6 12,50 92 40 81,55 182,173 14 169 171,351 33 422 262,501 3 60

16 0 BEYZA Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 8 4,00 7 22 1,50 71 54 57,05 161,616 35 438 154,706 52 579

17 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 73 43 61,80 164,618 19 224 147,028 39 491 179,879 35 392

18 0 EDEN DZEKO   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 15 15,25 16 12 13,00 93 51 79,80 243,623 4 36 224,459 7 170

19 0 EBRAR GVNÇ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 92 52 78,55 239,453 5 44 221,364 9 182

20 0 SEMANUR ALKAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 14 11,50 15 14 11,50 88 52 74,55 224,183 8 67 205,221 15 259

21 0 FERİDE GÖÇMEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 80 56 65,55 199,093 11 114 157,991 50 557

22 0 GZB   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 76 51 62,80 182,128 15 170 168,029 42 468

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 6 25,50 28 12 25,00 113 42 102,05 329,261 5 104 200,286 19 280
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 BEL İZ -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 4 12,00 14 13 10,75 85 41 74,30 226,646 26 297 171,666 40 446

2 0 YAKUP KARAKAYA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 8 13,00 14 23 8,25 87 55 72,80 215,616 28 323 173,786 37 432

3 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 86 61 70,30 142,133 22 289 186,068 30 385 192,101 23 330

4 0 İBRAHİM AÇIL -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 5 6,75 7 9 4,75 73 38 63,05 184,338 31 389 160,536 46 539

5 0 TUĞÇE -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 7 6,25 8 14 4,50 74 45 62,30 181,993 32 396 159,476 48 549

6 0 VENÜS -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 78 68 60,55 148,293 20 273 149,858 36 482 185,401 29 358

7 0 KARIM BENZEMA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 2 1 1,75 60 25 53,30 149,098 37 486 149,936 53 617

8 0 DİLAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 105 36 95,55 299,408 1 12 147,546 38 488 277,879 1 42

9 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 8 24,00 20 16 16,00 104 48 91,55 286,353 2 14 269,346 2 53

10 0 FURKAN ATAYAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 23 8 21,00 21 16 17,00 102 48 89,55 282,373 3 17 253,956 5 77

11 0 OSMAN BALLI -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 3 12,25 14 2 13,50 85 29 77,30 237,013 6 46 209,069 12 245

12 0 J -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 90 54 76,05 229,573 7 59 213,669 10 216

13 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 20 15,00 11 8 9,00 89 52 75,55 221,813 9 73 223,176 8 175

14 0 NUR SEVEN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 18 22 12,50 14 26 7,50 90 72 71,55 206,223 10 97 210,351 11 236

15 0 TUANA A -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 82 51 68,80 198,618 12 116 191,644 24 334

16 0 CANİP ÖZCAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 21 9,75 5 12 2,00 78 57 63,30 168,823 18 210 196,244 21 306

17 0 BEF İN Ö -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 0 1 -0,25 2 7 0,25 60 32 51,55
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 10 23,50 34 6 32,50 118 40 107,55 364,421 2 63 196,046 22 310

2 0 EREN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 30 8 28,00 25 14 21,50 113 46 101,05 316,096 10 128 205,586 14 258
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11E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 3 5,25 16 8 14,00 80 35 70,80 229,703 25 293 157,356 51 562
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 AHMET AGA 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 25 5 23,75 30 7 28,25 113 36 103,55 342,668 3 84 196,576 20 303

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 112 37 102,30 131,353 23 319 327,708 6 109 203,826 17 267

3 0 DAMLANUR MACİT 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 28 5 26,75 24 8 22,00 110 37 100,30 316,128 9 127 202,936 18 271

4 0 M FURKAN ÖNEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 6 17,50 27 11 24,25 104 41 93,30 308,771 11 145 183,326 31 374

5 0 PELİN GÖÇMEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 4 20,00 23 12 20,00 102 40 91,55 291,676 12 172 188,626 27 345

6 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 106 48 93,55 146,398 21 277 277,541 15 190 206,804 13 251

7 0 ŞERİFE Y 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 17 15 13,25 95 49 82,30 251,131 19 233 183,326 31 374

8 0 EBRU ALİCAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 10 6,50 18 9 15,75 85 43 73,80 241,461 21 259 160,006 47 543

9 0 TUNAHAN TEZEL 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 8 17,00 16 18 11,50 93 50 80,05 240,926 22 262 182,266 33 378

10 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 11 17,25 12 6 10,50 90 41 79,30 181,403 16 174 167,211 34 428 256,979 4 71

11 0 FADIME T 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 11 7,25 9 10 6,50 77 45 65,30 184,793 13 159 183,419 30 372
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 OKCAN DERE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 14 6 12,50 92 40 81,55 182,173 14 169 171,351 33 422 262,501 3 60

2 0 ENES AKGÜN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 140 32 131,55 176,643 17 194 392,641 1 33 242,844 6 106

3 0 EDEN DZEKO   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 15 15,25 16 12 13,00 93 51 79,80 243,623 4 36 224,459 7 170

4 0 EBRAR GVNÇ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 92 52 78,55 239,453 5 44 221,364 9 182

5 0 SEMANUR ALKAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 14 11,50 15 14 11,50 88 52 74,55 224,183 8 67 205,221 15 259

6 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 29 6 27,50 29 9 26,75 116 39 105,80 342,571 4 85 204,526 16 262

7 0 ZEHRA TAŞ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 4 21,00 28 10 25,50 108 38 98,05 322,566 8 118 190,746 25 337

8 0 DUHANUR HAYTA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 22 5 20,75 28 9 25,75 108 38 98,05 323,358 7 115 190,216 26 339

9 0 İREM BİNİCİ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 6 19,50 17 11 14,25 96 41 85,30 260,511 17 219 187,566 28 350

10 0 H       P   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 3 16,25 21 8 19,00 96 35 86,80 278,673 14 188 180,676 34 388

11 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 73 43 61,80 164,618 19 224 147,028 39 491 179,879 35 392

12 0 E Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 6 15,50 13 11 10,25 88 41 77,30 231,271 24 287 179,086 36 400

13 0 MİRZA SEZEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 16 14 12,50 25 14 21,50 99 52 85,55 284,011 13 180 172,726 38 439

14 0 HAYRUNİSA   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 7 12,25 23 13 19,75 95 44 83,55 274,323 16 193 172,196 39 442

15 0 SİNEM KINAY   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 14 9 11,75 15 4 14,00 87 37 77,30 243,158 20 255 171,136 41 450

16 0 GZB   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 76 51 62,80 182,128 15 170 168,029 42 468

17 0 İLKNUR DEMİRÖZ   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 12 10,00 16 7 14,25 87 43 75,80 240,846 23 264 167,426 43 478

18 0 TUBA DUMAN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 7 8,25 21 16 17,00 89 47 76,80 251,633 18 232 163,716 44 511

19 0 DEFNE   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 9 7,75 15 13 11,75 83 46 71,05 223,088 27 305 162,656 45 519

20 0 BEYZA  G   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 7 5 5,75 12 14 8,50 77 43 65,80 201,918 29 348 158,416 49 556

21 0 FERİDE GÖÇMEN   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 80 56 65,55 199,093 11 114 157,991 50 557

22 0 BEYZA Ç   26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 8 4,00 7 22 1,50 71 54 57,05 161,616 35 438 154,706 52 579
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 6 25,50 28 12 25,00 113 42 102,05 329,261 5 104 200,286 19 280
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 105 36 95,55 299,408 1 12 147,546 38 488 277,879 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 8 24,00 20 16 16,00 104 48 91,55 286,353 2 14 269,346 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 23 8 21,00 21 16 17,00 102 48 89,55 282,373 3 17 253,956 5 77

4 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 20 15,00 11 8 9,00 89 52 75,55 221,813 9 73 223,176 8 175

5 0 J -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 90 54 76,05 229,573 7 59 213,669 10 216

6 0 NUR SEVEN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 18 22 12,50 14 26 7,50 90 72 71,55 206,223 10 97 210,351 11 236

7 0 OSMAN BALLI -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 3 12,25 14 2 13,50 85 29 77,30 237,013 6 46 209,069 12 245

8 0 CANİP ÖZCAN -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 21 9,75 5 12 2,00 78 57 63,30 168,823 18 210 196,244 21 306

9 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 86 61 70,30 142,133 22 289 186,068 30 385 192,101 23 330

10 0 TUANA A -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 82 51 68,80 198,618 12 116 191,644 24 334

11 0 VENÜS -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 78 68 60,55 148,293 20 273 149,858 36 482 185,401 29 358

12 0 YAKUP KARAKAYA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 15 8 13,00 14 23 8,25 87 55 72,80 215,616 28 323 173,786 37 432

13 0 BEL İZ -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 13 4 12,00 14 13 10,75 85 41 74,30 226,646 26 297 171,666 40 446

14 0 İBRAHİM AÇIL -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 5 6,75 7 9 4,75 73 38 63,05 184,338 31 389 160,536 46 539

15 0 TUĞÇE -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 8 7 6,25 8 14 4,50 74 45 62,30 181,993 32 396 159,476 48 549

16 0 KARIM BENZEMA -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 2 1 1,75 60 25 53,30 149,098 37 486 149,936 53 617

17 0 BEF İN Ö -M 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 0 1 -0,25 2 7 0,25 60 32 51,55
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 EREN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 30 8 28,00 25 14 21,50 113 46 101,05 316,096 10 128 205,586 14 258

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 26 10 23,50 34 6 32,50 118 40 107,55 364,421 2 63 196,046 22 310
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11E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 6 3 5,25 16 8 14,00 80 35 70,80 229,703 25 293 157,356 51 562
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 22,0 13,1 18,71 9,1 6,1 7,64 11,1 4,4 10,03 5,9 3,9 5,04 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 79,9 45,9 68,71 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 26,0 11,0 23,16 11,0 6,0 9,27 13,0 3,0 11,96 8,0 4,0 7,16 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 92,1 44,8 80,45 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 11 17,25 12 6 10,50 90 41 79,30 181,403 16 174 167,211 34 428 256,979 4 71

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 106 48 93,55 146,398 21 277 277,541 15 190 206,804 13 251

3 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 112 37 102,30 131,353 23 319 327,708 6 109 203,826 17 267

4 0 DAMLANUR MACİT 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 28 5 26,75 24 8 22,00 110 37 100,30 316,128 9 127 202,936 18 271

5 0 AHMET AGA 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 25 5 23,75 30 7 28,25 113 36 103,55 342,668 3 84 196,576 20 303

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 21 4 20,00 23 12 20,00 102 40 91,55 291,676 12 172 188,626 27 345

7 0 FADIME T 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 10 11 7,25 9 10 6,50 77 45 65,30 184,793 13 159 183,419 30 372

8 0 M FURKAN ÖNEN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 6 17,50 27 11 24,25 104 41 93,30 308,771 11 145 183,326 31 374

9 0 ŞERİFE Y 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 20 10 17,50 17 15 13,25 95 49 82,30 251,131 19 233 183,326 31 374

10 0 TUNAHAN TEZEL 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 19 8 17,00 16 18 11,50 93 50 80,05 240,926 22 262 182,266 33 378

11 0 EBRU ALİCAN 12 26 11 23,16 11 6 9,27 13 3 11,96 8 4 7,16 9 10 6,50 18 9 15,75 85 43 73,80 241,461 21 259 160,006 47 543
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 17 4 16,00 5 2 4,50 5 1 4,75 8 1 7,75 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 46 12 43,00 299,408 12 147,546 488 277,879 42

2 0 MERVE CELİK -M 16 5 14,75 6 2 5,50 4 1 3,75 8 2 7,50 4 6 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 46 24 40,00 286,353 14 269,346 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 11 5 9,75 6 3 5,25 6 0 6,00 9 2 8,50 6 4 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 44 24 38,00 282,373 17 253,956 77

4 0 EDEN DZEKO   8 11 5,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 5 3,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 35 27 28,25 243,623 36 224,459 170

5 0 EBRAR GVNÇ   11 11 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 5 5 3,75 7 4 6,00 3 1 2,75 34 27 27,25 239,453 44 221,364 182

6 0 OSMAN BALLI -M 7 3 6,25 3 0 3,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 1 4,75 27 5 25,75 237,013 46 209,069 245

7 0 J -M 8 10 5,50 4 4 3,00 5 1 4,75 4 4 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 32 29 24,75 229,573 59 213,669 216

8 0 SEMANUR ALKAN   10 8 8,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 3 3,25 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 30 28 23,00 224,183 67 205,221 259

9 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 9 15 5,25 7 3 6,25 4 2 3,50 7 4 6,00 4 4 3,00 31 28 24,00 221,813 73 223,176 175

10 0 NUR SEVEN -M 11 13 7,75 2 8 0,00 5 1 4,75 6 5 4,75 4 7 2,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 4 2 3,50 32 48 20,00 206,223 97 210,351 236

11 0 FERİDE GÖÇMEN   5 13 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 22 30 14,50 199,093 114 157,991 557

12 0 TUANA A -M 6 9 3,75 2 4 1,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 23 24 17,00 198,618 116 191,644 334

13 0 FADIME T 12 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 19 21 13,75 184,793 159 183,419 372

14 0 OKCAN DERE   12 6 10,50 3 4 2,00 5 0 5,00 20 10 17,50 182,173 169 171,351 422 262,501 60

15 0 GZB   4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 5 3 4,25 4 5 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 18 24 12,00 182,128 170 168,029 468

16 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 9 7 7,25 6 3 5,25 5 1 4,75 20 11 17,25 181,403 174 167,211 428 256,979 71

17 0 ENES AKGÜN   3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 11 1 10,75 176,643 194 392,641 33 242,844 106

18 0 CANİP ÖZCAN -M 8 12 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 20 33 11,75 168,823 210 196,244 306

19 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   6 7 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 14 18 9,50 164,618 224 147,028 491 179,879 392

20 0 VENÜS -M 7 16 3,00 3 7 1,25 3 3 2,25 13 26 6,50 148,293 273 149,858 482 185,401 358

21 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 6 4 5,00 146,398 277 277,541 190 206,804 251

22 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 4 10 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 8 14 4,50 142,133 289 186,068 385 192,101 330

23 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 1 0 1,00 131,353 319 327,708 109 203,826 267

24 0 TOFAN SEZGİN -MA 0 0 0,00 364,421 63 196,046 310

25 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   0 0 0,00 342,571 85 204,526 262

26 0 AHMET AGA 12 0 0 0,00 342,668 84 196,576 303

27 0 ÖZTÜRK HAN   A 0 0 0,00 329,261 104 200,286 280

28 0 EREN -MA 0 0 0,00 316,096 128 205,586 258

29 0 DAMLANUR MACİT 12 0 0 0,00 316,128 127 202,936 271
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

30 0 ZEHRA TAŞ   0 0 0,00 322,566 118 190,746 337

31 0 DUHANUR HAYTA   0 0 0,00 323,358 115 190,216 339

32 0 M FURKAN ÖNEN 12 0 0 0,00 308,771 145 183,326 374

33 0 PELİN GÖÇMEN 12 0 0 0,00 291,676 172 188,626 345

34 0 H       P   0 0 0,00 278,673 188 180,676 388

35 0 MİRZA SEZEN   0 0 0,00 284,011 180 172,726 439

36 0 İREM BİNİCİ   0 0 0,00 260,511 219 187,566 350

37 0 HAYRUNİSA   0 0 0,00 274,323 193 172,196 442

38 0 ŞERİFE Y 12 0 0 0,00 251,131 233 183,326 374

39 0 TUNAHAN TEZEL 12 0 0 0,00 240,926 262 182,266 378

40 0 SİNEM KINAY   0 0 0,00 243,158 255 171,136 450

41 0 E Ç   0 0 0,00 231,271 287 179,086 400

42 0 TUBA DUMAN   0 0 0,00 251,633 232 163,716 511

43 0 İLKNUR DEMİRÖZ   0 0 0,00 240,846 264 167,426 478

44 0 BEL İZ -M 0 0 0,00 226,646 297 171,666 446

45 0 EBRU ALİCAN 12 0 0 0,00 241,461 259 160,006 543

46 0 YAKUP KARAKAYA -M 0 0 0,00 215,616 323 173,786 432

47 0 DEFNE   0 0 0,00 223,088 305 162,656 519

48 0 BRK 11E 0 0 0,00 229,703 293 157,356 562

49 0 BEYZA  G   0 0 0,00 201,918 348 158,416 556

50 0 İBRAHİM AÇIL -M 0 0 0,00 184,338 389 160,536 539

51 0 TUĞÇE -M 0 0 0,00 181,993 396 159,476 549

52 0 BEYZA Ç   0 0 0,00 161,616 438 154,706 579

53 0 KARIM BENZEMA -M 0 0 0,00 149,098 486 149,936 617

54 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
    A -M -MA 11E 12

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
    A -M -MA 11E 12



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EDEN DZEKO   8 11 5,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 5 3,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 35 27 28,25 243,623 36 224,459 170

2 0 EBRAR GVNÇ   11 11 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 5 5 3,75 7 4 6,00 3 1 2,75 34 27 27,25 239,453 44 221,364 182

3 0 SEMANUR ALKAN   10 8 8,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 3 3,25 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 30 28 23,00 224,183 67 205,221 259

4 0 FERİDE GÖÇMEN   5 13 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 22 30 14,50 199,093 114 157,991 557

5 0 OKCAN DERE   12 6 10,50 3 4 2,00 5 0 5,00 20 10 17,50 182,173 169 171,351 422 262,501 60

6 0 GZB   4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 5 3 4,25 4 5 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 18 24 12,00 182,128 170 168,029 468

7 0 ENES AKGÜN   3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 11 1 10,75 176,643 194 392,641 33 242,844 106

8 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   6 7 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 14 18 9,50 164,618 224 147,028 491 179,879 392

9 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   0 0 0,00 342,571 85 204,526 262

10 0 DUHANUR HAYTA   0 0 0,00 323,358 115 190,216 339

11 0 ZEHRA TAŞ   0 0 0,00 322,566 118 190,746 337

12 0 H       P   0 0 0,00 278,673 188 180,676 388

13 0 MİRZA SEZEN   0 0 0,00 284,011 180 172,726 439

14 0 İREM BİNİCİ   0 0 0,00 260,511 219 187,566 350

15 0 HAYRUNİSA   0 0 0,00 274,323 193 172,196 442

16 0 E Ç   0 0 0,00 231,271 287 179,086 400

17 0 SİNEM KINAY   0 0 0,00 243,158 255 171,136 450

18 0 TUBA DUMAN   0 0 0,00 251,633 232 163,716 511

19 0 İLKNUR DEMİRÖZ   0 0 0,00 240,846 264 167,426 478

20 0 DEFNE   0 0 0,00 223,088 305 162,656 519

21 0 BEYZA  G   0 0 0,00 201,918 348 158,416 556

22 0 BEYZA Ç   0 0 0,00 161,616 438 154,706 579



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  A SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 0 0 0,00 329,261 104 200,286 280

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 17 4 16,00 5 2 4,50 5 1 4,75 8 1 7,75 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 46 12 43,00 299,408 12 147,546 488 277,879 42

2 0 MERVE CELİK -M 16 5 14,75 6 2 5,50 4 1 3,75 8 2 7,50 4 6 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 46 24 40,00 286,353 14 269,346 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 11 5 9,75 6 3 5,25 6 0 6,00 9 2 8,50 6 4 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 44 24 38,00 282,373 17 253,956 77

4 0 OSMAN BALLI -M 7 3 6,25 3 0 3,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 1 4,75 27 5 25,75 237,013 46 209,069 245

5 0 J -M 8 10 5,50 4 4 3,00 5 1 4,75 4 4 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 32 29 24,75 229,573 59 213,669 216

6 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 9 15 5,25 7 3 6,25 4 2 3,50 7 4 6,00 4 4 3,00 31 28 24,00 221,813 73 223,176 175

7 0 NUR SEVEN -M 11 13 7,75 2 8 0,00 5 1 4,75 6 5 4,75 4 7 2,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 4 2 3,50 32 48 20,00 206,223 97 210,351 236

8 0 TUANA A -M 6 9 3,75 2 4 1,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 23 24 17,00 198,618 116 191,644 334

9 0 CANİP ÖZCAN -M 8 12 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 20 33 11,75 168,823 210 196,244 306

10 0 VENÜS -M 7 16 3,00 3 7 1,25 3 3 2,25 13 26 6,50 148,293 273 149,858 482 185,401 358

11 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 4 10 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 8 14 4,50 142,133 289 186,068 385 192,101 330

12 0 BEL İZ -M 0 0 0,00 226,646 297 171,666 446

13 0 YAKUP KARAKAYA -M 0 0 0,00 215,616 323 173,786 432

14 0 İBRAHİM AÇIL -M 0 0 0,00 184,338 389 160,536 539

15 0 TUĞÇE -M 0 0 0,00 181,993 396 159,476 549

16 0 KARIM BENZEMA -M 0 0 0,00 149,098 486 149,936 617

17 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 0 0 0,00 364,421 63 196,046 310

2 0 EREN -MA 0 0 0,00 316,096 128 205,586 258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 0 0 0,00 229,703 293 157,356 562

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 FADIME T 12 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 19 21 13,75 184,793 159 183,419 372

2 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 9 7 7,25 6 3 5,25 5 1 4,75 20 11 17,25 181,403 174 167,211 428 256,979 71

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 6 4 5,00 146,398 277 277,541 190 206,804 251

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 1 0 1,00 131,353 319 327,708 109 203,826 267

5 0 AHMET AGA 12 0 0 0,00 342,668 84 196,576 303

6 0 DAMLANUR MACİT 12 0 0 0,00 316,128 127 202,936 271

7 0 M FURKAN ÖNEN 12 0 0 0,00 308,771 145 183,326 374

8 0 PELİN GÖÇMEN 12 0 0 0,00 291,676 172 188,626 345

9 0 ŞERİFE Y 12 0 0 0,00 251,131 233 183,326 374

10 0 TUNAHAN TEZEL 12 0 0 0,00 240,926 262 182,266 378

11 0 EBRU ALİCAN 12 0 0 0,00 241,461 259 160,006 543

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 8 24,00 20 16 16,00 46 24 40,00 286,353 2 2 14 269,346 2 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 23 8 21,00 21 16 17,00 44 24 38,00 282,373 3 3 17 253,956 3 5 77

4 0 EDEN DZEKO   19 15 15,25 16 12 13,00 35 27 28,25 243,623 1 4 36 224,459 3 7 170

5 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

6 0 OSMAN BALLI -M 13 3 12,25 14 2 13,50 27 5 25,75 237,013 4 6 46 209,069 7 12 245

7 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

8 0 SEMANUR ALKAN   15 14 11,50 15 14 11,50 30 28 23,00 224,183 3 8 67 205,221 5 15 259

9 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 20 20 15,00 11 8 9,00 31 28 24,00 221,813 6 9 73 223,176 4 8 175

10 0 NUR SEVEN -M 18 22 12,50 14 26 7,50 32 48 20,00 206,223 7 10 97 210,351 6 11 236

11 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

12 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

13 0 FADIME T 12 10 11 7,25 9 10 6,50 19 21 13,75 184,793 1 13 159 183,419 7 30 372

14 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

15 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468

16 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71

17 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

18 0 CANİP ÖZCAN -M 15 21 9,75 5 12 2,00 20 33 11,75 168,823 9 18 210 196,244 8 21 306

19 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392

20 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

21 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

22 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330

23 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267

24 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 34 6 32,50 60 16 56,00 364,421 1 2 63 196,046 2 22 310

25 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 342,571 2 4 85 204,526 6 16 262

26 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 30 7 28,25 55 12 52,00 342,668 1 3 84 196,576 5 20 303

27 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 329,261 1 5 104 200,286 1 19 280

28 0 EREN -MA 30 8 28,00 25 14 21,50 55 22 49,50 316,096 2 10 128 205,586 1 14 258

29 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 24 8 22,00 52 13 48,75 316,128 3 9 127 202,936 4 18 271

30 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 28 10 25,50 50 14 46,50 322,566 4 8 118 190,746 7 25 337

                                                1 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

31 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 28 9 25,75 50 14 46,50 323,358 3 7 115 190,216 8 26 339

32 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 27 11 24,25 46 17 41,75 308,771 4 11 145 183,326 8 31 374

33 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 23 12 20,00 44 16 40,00 291,676 5 12 172 188,626 6 27 345

34 0 H       P   17 3 16,25 21 8 19,00 38 11 35,25 278,673 6 14 188 180,676 10 34 388

35 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 25 14 21,50 41 28 34,00 284,011 5 13 180 172,726 13 38 439

36 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 17 11 14,25 38 17 33,75 260,511 8 17 219 187,566 9 28 350

37 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 23 13 19,75 37 20 32,00 274,323 7 16 193 172,196 14 39 442

38 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 17 15 13,25 37 25 30,75 251,131 7 19 233 183,326 8 31 374

39 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 16 18 11,50 35 26 28,50 240,926 9 22 262 182,266 10 33 378

40 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 15 4 14,00 29 13 25,75 243,158 10 20 255 171,136 15 41 450

41 0 E Ç   17 6 15,50 13 11 10,25 30 17 25,75 231,271 12 24 287 179,086 12 36 400

42 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 21 16 17,00 31 23 25,25 251,633 9 18 232 163,716 18 44 511

43 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 16 7 14,25 29 19 24,25 240,846 11 23 264 167,426 17 43 478

44 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 14 13 10,75 27 17 22,75 226,646 1 26 297 171,666 13 40 446

45 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 18 9 15,75 27 19 22,25 241,461 8 21 259 160,006 11 47 543

46 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 14 23 8,25 29 31 21,25 215,616 2 28 323 173,786 12 37 432

47 0 DEFNE   10 9 7,75 15 13 11,75 25 22 19,50 223,088 13 27 305 162,656 19 45 519

48 0 BRK 11E 6 3 5,25 16 8 14,00 22 11 19,25 229,703 1 25 293 157,356 1 51 562

49 0 BEYZA  G   7 5 5,75 12 14 8,50 19 19 14,25 201,918 14 29 348 158,416 20 49 556

50 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 7 9 4,75 15 14 11,50 184,338 4 31 389 160,536 14 46 539

51 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 14 4,50 16 21 10,75 181,993 5 32 396 159,476 15 48 549

52 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 7 22 1,50 13 30 5,50 161,616 16 35 438 154,706 22 52 579

53 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,098 7 37 486 149,936 16 53 617

54 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00

                                                2 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EDEN DZEKO   19 15 15,25 16 12 13,00 35 27 28,25 243,623 1 4 36 224,459 3 7 170

2 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

3 0 SEMANUR ALKAN   15 14 11,50 15 14 11,50 30 28 23,00 224,183 3 8 67 205,221 5 15 259

4 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

5 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

6 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468

7 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

8 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392

9 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 342,571 2 4 85 204,526 6 16 262

10 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 28 9 25,75 50 14 46,50 323,358 3 7 115 190,216 8 26 339

11 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 28 10 25,50 50 14 46,50 322,566 4 8 118 190,746 7 25 337

12 0 H       P   17 3 16,25 21 8 19,00 38 11 35,25 278,673 6 14 188 180,676 10 34 388

13 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 25 14 21,50 41 28 34,00 284,011 5 13 180 172,726 13 38 439

14 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 17 11 14,25 38 17 33,75 260,511 8 17 219 187,566 9 28 350

15 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 23 13 19,75 37 20 32,00 274,323 7 16 193 172,196 14 39 442

16 0 E Ç   17 6 15,50 13 11 10,25 30 17 25,75 231,271 12 24 287 179,086 12 36 400

17 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 15 4 14,00 29 13 25,75 243,158 10 20 255 171,136 15 41 450

18 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 21 16 17,00 31 23 25,25 251,633 9 18 232 163,716 18 44 511

19 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 16 7 14,25 29 19 24,25 240,846 11 23 264 167,426 17 43 478

20 0 DEFNE   10 9 7,75 15 13 11,75 25 22 19,50 223,088 13 27 305 162,656 19 45 519

21 0 BEYZA  G   7 5 5,75 12 14 8,50 19 19 14,25 201,918 14 29 348 158,416 20 49 556

22 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 7 22 1,50 13 30 5,50 161,616 16 35 438 154,706 22 52 579
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  A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 329,261 1 5 104 200,286 1 19 280
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-M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 8 24,00 20 16 16,00 46 24 40,00 286,353 2 2 14 269,346 2 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 23 8 21,00 21 16 17,00 44 24 38,00 282,373 3 3 17 253,956 3 5 77

4 0 OSMAN BALLI -M 13 3 12,25 14 2 13,50 27 5 25,75 237,013 4 6 46 209,069 7 12 245

5 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

6 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 20 20 15,00 11 8 9,00 31 28 24,00 221,813 6 9 73 223,176 4 8 175

7 0 NUR SEVEN -M 18 22 12,50 14 26 7,50 32 48 20,00 206,223 7 10 97 210,351 6 11 236

8 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

9 0 CANİP ÖZCAN -M 15 21 9,75 5 12 2,00 20 33 11,75 168,823 9 18 210 196,244 8 21 306

10 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

11 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330

12 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 14 13 10,75 27 17 22,75 226,646 1 26 297 171,666 13 40 446

13 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 14 23 8,25 29 31 21,25 215,616 2 28 323 173,786 12 37 432

14 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 7 9 4,75 15 14 11,50 184,338 4 31 389 160,536 14 46 539

15 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 14 4,50 16 21 10,75 181,993 5 32 396 159,476 15 48 549

16 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,098 7 37 486 149,936 16 53 617

17 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00
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-MA SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 34 6 32,50 60 16 56,00 364,421 1 2 63 196,046 2 22 310

2 0 EREN -MA 30 8 28,00 25 14 21,50 55 22 49,50 316,096 2 10 128 205,586 1 14 258

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 6 3 5,25 16 8 14,00 22 11 19,25 229,703 1 25 293 157,356 1 51 562
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 FADIME T 12 10 11 7,25 9 10 6,50 19 21 13,75 184,793 1 13 159 183,419 7 30 372

2 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267

5 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 30 7 28,25 55 12 52,00 342,668 1 3 84 196,576 5 20 303

6 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 24 8 22,00 52 13 48,75 316,128 3 9 127 202,936 4 18 271

7 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 27 11 24,25 46 17 41,75 308,771 4 11 145 183,326 8 31 374

8 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 23 12 20,00 44 16 40,00 291,676 5 12 172 188,626 6 27 345

9 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 17 15 13,25 37 25 30,75 251,131 7 19 233 183,326 8 31 374

10 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 16 18 11,50 35 26 28,50 240,926 9 22 262 182,266 10 33 378

11 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 18 9 15,75 27 19 22,25 241,461 8 21 259 160,006 11 47 543
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-M 17 6,12 6,00 4,62 2,59 2,41 1,99 2,59 0,82 2,38 3,00 1,82 2,54 1,59 1,71 1,16 0,65 1,29 0,32 0,53 1,06 0,26 1,88 0,65 1,72 18,95 15,76 14,99 142,390

2
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  22 2,68 2,73 2,00 0,91 1,27 0,59 1,00 0,59 0,85 1,32 0,91 1,09 1,32 1,00 1,07 0,18 0,50 0,06 0,14 0,32 0,06 0,82 0,18 0,77 8,37 7,50 6,49 73,270

3
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

12 11 1,36 1,27 1,05 0,82 0,73 0,64 1,00 0,09 0,98 0,27 0,55 0,14 0,27 0,55 0,14 0,00 0,09 -0,02 0,45 0,00 0,45 4,17 3,28 3,38 58,540

4
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-MA 2 0,00 0,00 0,00

5
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  A 1 0,00 0,00 0,00

6
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

11E 1 0,00 0,00 0,00
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-M (1)    (2) 12 (3) -MA (4)   A (5) 11E (6)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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SÖZ SÖZ SÖZSÖZSÖZSÖZ
-M (1)    (2) 12 (3) -MA (4)   A (5) 11E (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA  G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
201,918 176,650 14 29 29 29 348

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
158,416 175,290 20 49 49 49 556

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 7 5 5,75 14 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 76 43 65,79 23 80,91 80,44 68,70

Matematik      CBa   eb         A EEC   b     Ce  

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri edaa  d   D D a    c  BdBe AdBDEAEebABec

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
161,616 176,650 16 35 35 35 438

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
154,706 175,290 22 52 52 52 579

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 6 8 4,00 10 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 7 22 1,50 4 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 70 54 57,04 20 80,91 80,44 68,70

Matematik BC a db A   C C c  a   c  cc B          

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri  ebECb  e D cA ca bc  ddc  DccEaecdbbcDe

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
223,088 176,650 13 27 27 27 305

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
162,656 175,290 19 45 45 45 519

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 10 9 7,75 19 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 82 46 71,04 25 80,91 80,44 68,70

Matematik Ba B aa A   CBC c  c DEaa Acb        C  

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri ba bC C ccD ed  cec De BECcDEAEC aA   DB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
DUHANUR HAYTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
323,358 176,650 3 7 7 7 115

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
190,216 175,290 8 26 26 26 339

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 22 5 20,75 52 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 107 38 98,04 35 80,91 80,44 68,70

Matematik CbBABae B AeDC B C DEBADEEC  DD   C   cC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri CdDBe E E DADBECDDbeAcBEBeDACBDEAEcCAaeE

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
E Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
231,271 176,650 12 24 24 24 287

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
179,086 175,290 12 36 36 36 400

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 17 6 15,50 39 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 87 41 77,29 28 80,91 80,44 68,70

Matematik abBABC    Ae C BBe DEBdDEE  B c       DC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri Ce    E   a  eECDe   Ee   DeCBDEAEadde a

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR GVNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,453 80,160 2 5 5 5 44

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
221,364 175,290 4 9 9 9 182

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 11 11 8,25 34 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 17 14,75 37 3,44 4,77 5,57

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 1,09 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 1,07 0,83 0,51

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,77 0,95 0,49

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 3,05 3,28 2,10

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 10,99 10,41 10,01

Toplam: 280 91 52 78,54 28 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1  bAabADEaDeBCaabDB bDBbcbcC  bbCEcEDBeCA

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2 ebBcBaACd DBEeeCAADEdd              AeEC

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Matematik       a                                 

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EDEN DZEKO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,623 80,160 1 4 4 4 36

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
224,459 175,290 3 7 7 7 170

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 8 11 5,25 22 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 3,44 4,77 5,57

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 1,09 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,07 0,83 0,51

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,06 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,06 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,77 0,95 0,49

Sosyal-2 40 16 12 13,00 33 3,05 3,28 2,10

Toplam: 280 92 51 79,79 28 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 baDDAED EcBBd a b cce cbdCDAEDAdBC CAeEc

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2  BdbcACBbaEe EAADdEdb e d     e B A CECA

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,643 80,160 7 17 17 17 194

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
392,641 176,650 1 1 1 1 33

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
242,844 175,290 2 6 6 6 106

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 3 1 2,75 11 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 1 3,75 9 3,44 4,77 5,57

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,09 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,07 0,83 0,51

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,06 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,77 0,95 0,49

Sosyal-2 40 7 0 7,00 18 3,05 3,28 2,10

Matematik-2 40 37 2 36,50 91 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 139 32 131,54 47 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 EcAD                               D    

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2    D           CA        A         A CE 

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Matematik BCABECCBABDBCBCADcDeCDEEEBADEBDCABE DCBC

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri daEECECBADDBDADbEAEDDCBBECA EAECeEdACBDB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE GÖÇMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,093 80,160 4 11 11 11 114

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
157,991 175,290 21 50 50 50 557

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 5 13 1,75 7 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 22 2,50 6 3,44 4,77 5,57

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 1,09 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 1,07 0,83 0,51

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,06 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,06 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,77 0,95 0,49

Sosyal-2 40 14 8 12,00 30 3,05 3,28 2,10

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 10,99 10,41 10,01

Toplam: 280 79 56 65,54 23 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AdcaeaDebba  CDeA  bda  ae bED adb  daEc

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2   AbEA B BE  EA D   Ae  A  b de a AbCd A

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Matematik          c     a                        

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 1 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
GZB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,128 80,160 6 15 15 15 170

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
168,029 175,290 16 42 42 42 468

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 4 3 3,25 14 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 11 4,25 11 3,44 4,77 5,57

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,09 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,07 0,83 0,51

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,06 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,06 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,77 0,95 0,49

Sosyal-2 40 11 13 7,75 19 3,05 3,28 2,10

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 75 51 62,79 22 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 A b   DC D      eb         da AEabe ceEc

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2 D AdaAd  BEedbAdc EC BcccdB bC          

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Fen Bilimleri       ad                            c   

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Toplumsal Etkileşim 1 1 0 100
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
H       P 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
278,673 176,650 6 14 14 14 188

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
180,676 175,290 10 34 34 34 388

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 17 3 16,25 41 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 95 35 86,79 31 80,91 80,44 68,70

Matematik BC B  C AB BCB  D   CDEEEab   e      C C

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri C dEC e A  Ba DD  EDDeBBdac EAEC EAA BDc

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
274,323 176,650 7 16 16 16 193

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
172,196 175,290 14 39 39 39 442

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 14 7 12,25 31 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 94 44 83,54 30 80,91 80,44 68,70

Matematik ad   CB   A   Da e DE ADEb b  DB  C C cC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri CecdCdECE aA eEaDcAe EBEB eACBDEAEcCABec

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİRÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
240,846 176,650 11 23 23 23 264

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
167,426 175,290 17 43 43 43 478

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 13 12 10,00 25 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 16 7 14,25 36 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 86 43 75,79 27 80,91 80,44 68,70

Matematik aCBABC   EAe C B b eaB DEE cc c    a aca

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri C cB    E aA  E D  e  eEB  AdBDEAE bAB c

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 1 0
Çemberde Açılar 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BİNİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
260,511 176,650 8 17 17 17 219

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
187,566 175,290 9 28 28 28 350

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 21 6 19,50 49 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 95 41 85,29 30 80,91 80,44 68,70

Matematik BCABEade BDBCBe D  BCDE EB D BcC Ba     

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri d  bCEb Aec b    dEDDCdcb  DEAE CEdA BDB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YÜCEL ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
342,571 176,650 2 4 4 4 85

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
204,526 175,290 6 16 16 16 262

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 29 6 27,50 69 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 115 39 105,79 38 80,91 80,44 68,70

Matematik BCABEaCBABDBCBCAD bc DEEEBAc BDC Ba aCBC

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri acEECEa A cBDADDEAEDDaBebCADEAEbeEAACBDB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 1 0 100
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA SEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
284,011 176,650 5 13 13 13 180

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
172,726 175,290 13 38 38 38 439

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 16 14 12,50 31 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 6 7 4,25 33 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 98 52 85,54 31 80,91 80,44 68,70

Matematik BaAe aaeABDBCBCA c eCDEE  Aa  cb Bc add 

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri acdECECBADDBDADccAdDDddedCAeaAECeEA CBDd

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
OKCAN DERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,173 80,160 5 14 14 14 169

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
171,351 176,650 15 33 33 33 422

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
262,501 175,290 1 3 3 3 60

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 3,44 4,77 5,57

Matematik-2 40 14 6 12,50 31 10,99 10,41 10,01

Toplam: 280 91 40 81,54 29 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AEDacEDdEDaBECcC  cD    dae  b EBC CADEA

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Matematik aC  BCe   Ae CDaBC DEeADEa    D         

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,183 80,160 3 8 8 8 67

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
205,221 175,290 5 15 15 15 259

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 3,44 4,77 5,57

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,09 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,07 0,83 0,51

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,06 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,06 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,77 0,95 0,49

Sosyal-2 40 15 14 11,50 29 3,05 3,28 2,10

Toplam: 280 87 52 74,54 27 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AaDcAbDda B EC aA BD  caadaA a   beCADE 

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2  B ecA BeB  BEAAbbEed ccdb A  e cAA CECd

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM KINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
243,158 176,650 10 20 20 20 255

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
171,136 175,290 15 41 41 41 450

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 14 9 11,75 29 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 15 4 14,00 35 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 86 37 77,29 28 80,91 80,44 68,70

Matematik  CAB ad AcD CBb    e DEE cAc B  c   aC C

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri   dECd  AD        EcD B a    AE  EA CBDB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
251,633 176,650 9 18 18 18 232

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
163,716 175,290 18 44 44 44 511

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 10 7 8,25 21 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 88 47 76,79 27 80,91 80,44 68,70

Matematik a BABa  d Aee  a b     DE   B     CE   C

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri ebadCdEC  DAaBaCDDAcAdaEB eACcDEAEDecaCc

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
322,566 176,650 4 8 8 8 118

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
190,746 175,290 7 25 25 25 337

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 22 4 21,00 53 10,99 10,41 10,01

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,45 2,98 2,84

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,35 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,09 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 11,90 10,44 9,61

Toplam: 280 107 38 98,04 35 80,91 80,44 68,70

Matematik aCBAaC    Ae CDB   DE ADEE  BDDB  CEC cC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri CADBeEECEaDADBECDeAbAcBEB  AbBDEcEebdBCE

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 1 0 100
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,618 80,160 8 19 19 19 224

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
147,028 176,650 17 39 39 39 491

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
179,879 175,290 11 35 35 35 392

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 22 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 6 7 4,25 18 2,00 2,48 3,15

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,59 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,85 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 11 6,25 16 3,44 4,77 5,57

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 1,09 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,07 0,83 0,51

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,77 0,95 0,49

Sosyal-2 40 5 7 3,25 8 3,05 3,28 2,10

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 10,99 10,41 10,01

Toplam: 280 72 43 61,79 22 80,91 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 beAecADc DCaC  c          e   bC   a bCA

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2 eAB a b B    ebaA bE                    

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Matematik     a                   E               

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK HAN 0   A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
329,261 176,650 1 5 5 5 104

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
200,286 175,290 1 19 19 19 280

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 1 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 27 6 25,50 64 25,50 10,41 10,01

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,25 2,98 2,84

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,75 3,08 2,81

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 13,00 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 25,00 10,44 9,61

Toplam: 280 112 42 102,04 36 102,04 80,44 68,70

Matematik BCAB aCeABDBCBb ac BCDEEEBADEBDC B  cC C

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri dadEeEbBAeDBaAcbddEDDCBBdCADEAECCEAACBDB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEF İN Ö 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 6,01 3,28 2,10

Matematik-2 40 2 7 0,25 1 3,21 10,41 10,01

Toplam: 280 59 32 51,54 18 71,60 80,44 68,70

Sosyal-2                         a               

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Matematik d de  CB  e  db         a               

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEL İZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
226,646 176,650 1 26 26 26 297

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
171,666 175,290 13 40 40 40 446

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 13 4 12,00 30 3,21 10,41 10,01

Fizik 14 5 3 4,25 30 0,62 2,98 2,84

Kimya 13 3 5 1,75 13 0,40 3,08 2,81

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 0,84 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 1,85 10,44 9,61

Toplam: 280 84 41 74,29 27 71,60 80,44 68,70

Matematik  CAB bb ABD  Bb D  e DEEEB              

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri C   CEC e cB dD  bEce   EadacAEbeEA aBD 

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
CANİP ÖZCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,823 80,160 9 18 18 18 210

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
196,244 175,290 8 21 21 21 306

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 8 12 5,00 21 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 21 9,75 24 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 5 12 2,00 5 6,01 3,28 2,10

Toplam: 280 77 57 63,29 23 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 EDADbbb  cbBa CaDeb DdacDeCAeEbCacEDacee

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2 eAa edbeaEe  e                    bcACEb

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
299,408 80,160 1 1 1 1 12

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
147,546 176,650 8 38 38 38 488

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
277,879 175,290 1 1 1 1 42

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 7 25,25 63 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 19 5 17,75 44 6,01 3,28 2,10

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 3,21 10,41 10,01

Toplam: 280 104 36 95,54 34 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 c aDAbDeEDBBEC CAABDB BDBa  c AEBCdCADEA

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2 DBAC ACBaB eeEAA A  A cBA        A  CECd

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Matematik      C                                  

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 1 0 100
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ATAYAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,373 80,160 3 3 3 3 17

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
253,956 175,290 3 5 5 5 77

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 11 5 9,75 41 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 5 -1,25 -21 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 21 16 17,00 43 6,01 3,28 2,10

Toplam: 280 101 48 89,54 32 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AaDDAaDd DBaECD A  a    BdDbcDAE CBCADEA

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2 DBAdEACBaBEeddAADAEeA c Aaccceebd AbCECA

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
Güdü ve Duygular 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 1 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AÇIL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
184,338 176,650 4 31 31 31 389

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
160,536 175,290 14 46 46 46 539

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 3,21 10,41 10,01

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,62 2,98 2,84

Kimya 13 2 4 1,00 8 0,40 3,08 2,81

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,84 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 1,85 10,44 9,61

Toplam: 280 72 38 63,04 23 71,60 80,44 68,70

Matematik  a B  b A D Cab      DEE  Ac            

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri  ed C C   cBD b   aDe   Ea   A b      e 

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
J 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,573 80,160 5 7 7 7 59

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
213,669 175,290 5 10 10 10 216

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 8 10 5,50 23 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 15 14 11,50 29 6,01 3,28 2,10

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 3,21 10,41 10,01

Toplam: 280 89 54 76,04 27 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 bcADaADacDdBeEaaD c     DeaAbaAC  EDBcCA

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2 CcBae A  Ee Eb dAd  b BdcbdB ebADB AA EC

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Matematik  a                                      

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Güdü ve Duygular 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
KARIM BENZEMA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
149,098 176,650 7 37 37 37 486

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
149,936 175,290 16 53 53 53 617

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 3,21 10,41 10,01

Toplam: 280 59 25 53,29 19 71,60 80,44 68,70

Matematik Ba        D                             

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE CELİK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
286,353 80,160 2 2 2 2 14

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
269,346 175,290 2 2 2 2 53

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 20 16 16,00 40 6,01 3,28 2,10

Toplam: 280 103 48 91,54 33 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AaDDAEDCEDa  CD AeBaaDBDBaDA D EBa CADEb

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2 DB eEACBDcEecEcADcEed DebbaAdCDb  AbaECA

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sistematik Felsefe 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
Güdü ve Duygular 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Toplumsal Etkileşim 1 1 0 100
Ruh Sağlığının Temelleri 1 1 0 100
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SEVEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,223 80,160 7 10 10 10 97

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
210,351 175,290 6 11 11 11 236

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 11 13 7,75 32 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 22 12,50 31 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 0 6 -1,50 -25 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 6 -1,50 -25 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 14 26 7,50 19 6,01 3,28 2,10

Toplam: 280 89 72 71,54 26 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 EDcDceDaaDCeCECebcAeDceecBaeaaebEcEDBdCA

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2 CAcDBaAdaEedEedbebeEABedcbbcdecbacbAdCEC

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
Güdü ve Duygular 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 1 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BALLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
237,013 80,160 4 6 6 6 46

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
209,069 175,290 7 12 12 12 245

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 7 3 6,25 26 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 3 12,25 31 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 14 2 13,50 34 6,01 3,28 2,10

Toplam: 280 84 29 77,29 28 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1   A  ADEaDdBC  a         BC    C  ED  C 

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2 CA DB ACB             B      eE   bAACEC

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÜÇÜKOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,133 80,160 11 22 22 22 289

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
186,068 176,650 3 30 30 30 385

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
192,101 175,290 9 23 23 23 330

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 4 10 1,50 6 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 14 4,50 11 8,99 4,77 5,57

Matematik-2 40 12 5 10,75 27 3,21 10,41 10,01

Fizik 14 4 5 2,75 20 0,62 2,98 2,84

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,40 3,08 2,81

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 0,84 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 8 18 3,50 9 1,85 10,44 9,61

Toplam: 280 85 61 70,29 25 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AdDaAbD  ee   a be  c  e   bba   C CeDE 

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Matematik   dABa    Ae C a CADE ADE     c    E    

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri  AcBa  ad DA eaaD  ecE    bAbde   ebbBea

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR ÖZDEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,813 80,160 6 9 9 9 73

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
223,176 175,290 4 8 8 8 175

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 9 15 5,25 22 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 20 15,00 38 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 11 8 9,00 23 6,01 3,28 2,10

Toplam: 280 88 52 75,54 27 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AcDaAaDdEbaaEacCcdeDeaBcBdDAcDAEdCaCADEb

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2 DBedEACBaaEedEcADeE                     

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA A 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,618 80,160 8 12 12 12 116

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
191,644 175,290 10 24 24 24 334

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 6 9 3,75 16 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 13 8,75 22 8,99 4,77 5,57

Tarih-2 11 0 5 -1,25 -11 2,54 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 1,16 0,83 0,51

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,32 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,26 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,72 0,95 0,49

Sosyal-2 40 11 11 8,25 21 6,01 3,28 2,10

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 3,21 10,41 10,01

Toplam: 280 81 51 68,79 25 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 daADaAbc Ddd E a    D a  Ba ab Ca ED  CA

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2 db  e   da  E   Ad    eAcA Bbe  DBbA CEC

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Matematik B    b c      e                         

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sistematik Felsefe 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
Güdü ve Duygular 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 1 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
181,993 176,650 5 32 32 32 396

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
159,476 175,290 15 48 48 48 549

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 8 7 6,25 16 3,21 10,41 10,01

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,62 2,98 2,84

Kimya 13 3 6 1,50 12 0,40 3,08 2,81

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 0,84 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 1,85 10,44 9,61

Toplam: 280 73 45 62,29 22 71,60 80,44 68,70

Matematik  aa  C    Ae C BdC  E AD     bc       c 

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri    c       A  ECa db ceEd  cb DEcEb deeE

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
VENÜS 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,293 80,160 10 20 20 20 273

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
149,858 176,650 6 36 36 36 482

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
185,401 175,290 11 29 29 29 358

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 7 16 3,00 13 4,62 2,48 3,15

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,99 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,38 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 26 6,50 16 8,99 4,77 5,57

Matematik-2 40 7 17 2,75 7 3,21 10,41 10,01

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,62 2,98 2,84

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,40 3,08 2,81

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,84 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 1,85 10,44 9,61

Toplam: 280 77 68 60,54 22 71,60 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AdDDAcDCdcad abeAecedecadCcddecEdCaCAeEc

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Matematik deebBeBEBdAcee c  ccbceDEab             

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri   a                                     

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 1 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 2 0
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aktiflik 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KARAKAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
215,616 176,650 2 28 28 28 323

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
173,786 175,290 12 37 37 37 432

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 17 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 15 8 13,00 33 3,21 10,41 10,01

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 0,62 2,98 2,84

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,40 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 0,84 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 14 23 8,25 21 1,85 10,44 9,61

Toplam: 280 86 55 72,79 26 71,60 80,44 68,70

Matematik BCA caCedBD bBC    e DEbE Ac   C  E    C

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri d  cebCadDcd beDEbaaeCcecCdDaAEbeEAeCBDd

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
316,096 176,650 2 10 10 10 128

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
205,586 175,290 1 14 14 14 258

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 2 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 30 8 28,00 70 25,75 10,41 10,01

Fizik 14 9 4 8,00 57 9,12 2,98 2,84

Kimya 13 7 6 5,50 42 8,00 3,08 2,81

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 9,88 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 27,00 10,44 9,61

Toplam: 280 112 46 101,04 36 104,29 80,44 68,70

Matematik BCABECaeABDBCBCAaEDBCDEEEBAc BD daaDDCdC

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri a bECECBAceBDAeDceEDeCBBdaAeEAECeEAACBbe

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TOFAN SEZGİN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
364,421 176,650 1 2 2 2 63

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
196,046 175,290 2 22 22 22 310

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 2 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 26 10 23,50 59 25,75 10,41 10,01

Fizik 14 11 3 10,25 73 9,12 2,98 2,84

Kimya 13 11 2 10,50 81 8,00 3,08 2,81

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 9,88 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 27,00 10,44 9,61

Toplam: 280 117 40 107,54 38 104,29 80,44 68,70

Matematik aaBABCeE cAcDCDBBb DEB DEEC BDDBeeCaCDbC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri CAcBCdECEBaADBECDDADcdBEBCDACBDcAEDCABCE

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BRK 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
229,703 176,650 1 25 25 25 293

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
157,356 175,290 1 51 51 51 562

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 1 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 5,25 10,41 10,01

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,25 2,98 2,84

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,75 3,08 2,81

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,00 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 14,00 10,44 9,61

Toplam: 280 79 35 70,79 25 70,79 80,44 68,70

Matematik aCa B     Ae C B   D                    

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri Cd BC     De dEaDD  AE    DACeDEAEe d e 

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AGA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
342,668 176,650 1 3 3 3 84

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
196,576 175,290 5 20 20 20 303

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 25 5 23,75 59 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 112 36 103,54 37 87,74 80,44 68,70

Matematik CaBABCB B Ac C B b eEBADEEC BD B  CECDcC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri CADB cbaE DADdECDDAeAEBEdbDACBDEAEDCAB E

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI BÖLÜKBAŞI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,403 80,160 2 16 16 16 174

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
167,211 176,650 10 34 34 34 428

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
256,979 175,290 1 4 4 4 71

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 1,05 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,64 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,98 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 2,66 4,77 5,57

Matematik-2 40 12 6 10,50 26 16,70 10,41 10,01

Toplam: 280 89 41 79,29 28 87,74 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AaeDAEDdaDBaEd       D aBC AdaAEaCcCADEA

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Matematik aa dBC    A  C a e DEaADE     D   C   D 

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLANUR MACİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
316,128 176,650 3 9 9 9 127

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
202,936 175,290 4 18 18 18 271

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 28 5 26,75 67 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 5 2 4,50 32 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 109 37 100,29 36 87,74 80,44 68,70

Matematik BCAB aCBAB BCBb DcaeCDEEEBAD BDC BE DC C

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri Ce E    A  BDdDDEAEDeeBBECdDEAEaeEAA BcB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ALİCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
241,461 176,650 8 21 21 21 259

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
160,006 175,290 11 47 47 47 543

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 9 10 6,50 16 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 84 43 73,79 26 87,74 80,44 68,70

Matematik aa B ab A b  Bd    e DEbE bc   CA E     

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri  a E    A e D c  AEDeCBBdCc aAECeEAA BDe

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FADIME T 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,793 80,160 1 13 13 13 159

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

EA
183,419 175,290 7 30 30 30 372

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 4 6 2,50 10 1,05 2,48 3,15

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 0,64 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,98 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 11 7,25 18 2,66 4,77 5,57

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,14 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,14 0,83 0,51

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,45 0,95 0,49

Sosyal-2 40 9 10 6,50 16 0,70 3,28 2,10

Toplam: 280 76 45 65,29 23 87,74 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1 AbDc aDe e      A  b    ed b D dd BCADE 

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Sosyal-2  ddb A cD a e  eb ECb  e          A CECA

Cevap Anahtarı A DBACEACBDBEABEAADAECABDBACBAECDDBAACCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AYDOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,353 80,160 4 23 23 23 319

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
327,708 176,650 2 6 6 6 109

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
203,826 175,290 3 17 17 17 267

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 1 0 1,00 4 1,05 2,48 3,15

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,64 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,98 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 2,66 4,77 5,57

Matematik-2 40 26 5 24,75 62 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 11 0 11,00 85 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 111 37 102,29 37 87,74 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1          D                              

Cevap Anahtarı A AEDDAEDCEDBBECDCAABDBDBDBCDAEDAEBCBCADEA

Matematik aCBABa  B Ae CDBBe DEBADEEC BDDB  CaC DC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri CecB EdeE DAb ECDDAD  BEBCDACBbEAEDaABeE

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 1 0 100
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖNEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
308,771 176,650 4 11 11 11 145

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
183,326 175,290 8 31 31 31 374

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 19 6 17,50 44 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 103 41 93,29 33 87,74 80,44 68,70

Matematik Bd B aCBAcDBCBC    e DEEaBAD BDC  a     

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri badECEd ADcBDAeDEAEDeCBBdC aEAECeEAACBDe

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 1 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GÖÇMEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
291,676 176,650 5 12 12 12 172

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
188,626 175,290 6 27 27 27 345

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 21 4 20,00 50 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 9 1 8,75 63 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 23 12 20,00 50 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 101 40 91,54 33 87,74 80,44 68,70

Matematik dCBABC    AeDCDBBe aE ADEE   DD   C   DC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri CdDB  ECEBDA  EaDeAe EBcdCeACBDEAEcbAeec

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aktiflik 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE Y 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
251,131 176,650 7 19 19 19 233

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
183,326 175,290 8 31 31 31 374

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 20 10 17,50 44 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 94 49 82,29 29 87,74 80,44 68,70

Matematik adBAda EB AeDCaBaC  EBADEE E De  bC  eDC

Cevap Anahtarı A CCBABCBEBEABDCDBBCADEBADEECEBDDBBACECDDC

Fen Bilimleri Cecd  E   DAcBECeeADbaeEBeaA  DEAEaaAce 

Cevap Anahtarı A CADBCEECEBDADBECDDADAEBEBCDACBDEAEDCABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 1 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ALTUNBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,398 80,160 3 21 21 21 277

Puanı Hesaplanan: 23 23 23 357

SAY
277,541 176,650 6 15 15 15 190

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
206,804 175,290 2 13 13 13 251

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Edebiyat 24 1 1 0,75 3 1,05 2,48 3,15

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,64 1,00 0,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,98 1,30 1,44

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 1 3,75 9 2,66 4,77 5,57

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,14 1,27 0,77

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,14 0,83 0,51

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,45 0,95 0,49

Sosyal-2 40 2 3 1,25 3 0,70 3,28 2,10

Matematik-2 40 21 6 19,50 49 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 105 48 93,54 33 87,74 80,44 68,70

Edebiyat-Sosyal-1   A           e          B     C       A

Cevap Anahtarı B EDADEADEBDCBCECDDBAADBDBDBCADEACEBEDBACA

Sosyal-2  b D          e   D c                   

Cevap Anahtarı B CABDBEACBEDBEAACAADEABBADACBCDEADBCAACEC

Matematik BCABEaCBA DB dC a  e DE aBAD   CAB  eC C

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri C  bCECBA bBDdD EAEbeeBe CceEAEbeEcACBad

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Şiire ilişkin söyleyici, mahlas, tema, zihniyet, vb. terimlerin anlamlarını öğrenir. 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Edebî (Sanatsal) Metinler 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Yazarları 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler 1 0 0 0
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti   nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Güdü ve Duygular 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Psikoloji araştırmalarındauygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Toplumsal Etkileşim 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR   AN   A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06
(SC00-SS.02AYT06)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN TEZEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
240,926 176,650 9 22 22 22 262

Puanı Hesaplanan: 39 39 39 627

EA
182,266 175,290 10 33 33 33 378

Puanı Hesaplanan: 53 53 53 752

Katılımlar: 11 54 54 54 825

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,16 58

TYT Sosyal 20 11 6 9,27 46

TYT Matematik 40 13 3 11,96 30

TYT Fen 20 8 4 7,16 36

Matematik-2 40 19 8 17,00 43 16,70 10,41 10,01

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,34 2,98 2,84

Kimya 13 2 8 0,00 0 5,20 3,08 2,81

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,59 4,38 3,96

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 16,14 10,44 9,61

Toplam: 280 92 50 80,04 29 87,74 80,44 68,70

Matematik BCAB aCd BDBCBb  c e DEaEB  bBDC Ba  C  

Cevap Anahtarı B BCABECCBABDBCBCADEDBCDEEEBADEBDCABEDDCBC

Fen Bilimleri CB EedC c ccabe dbEacbBc a DcAEaeEAACBDB

Cevap Anahtarı B CBEECECBADDBDADDEAEDDCBBECADEAECCEAACBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Sürtünmeli Ortamda Enerji Korunumu 1 0 0 0
Makaralar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aktiflik 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme - Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Homeostasi ve Üriner Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Duyu Organları ve Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 OKCAN DERE   12 6 10,50 3 4 2,00 5 0 5,00 14 6 12,50 34 16 30,00 182,2 169 171,4 422 262,5 60

2 0 ENES AKGÜN   3 1 2,75 1 0 1,00 37 2 36,50 41 3 40,25 176,6 194 392,6 33 242,8 106

3 0 EDEN DZEKO   8 11 5,25 8 2 7,50 3 2 2,50 19 15 15,25 243,6 36 224,5 170

4 0 EBRAR GVNÇ   11 11 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 19 18 14,50 239,5 44 221,4 182

5 0 SEMANUR ALKAN   10 8 8,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 15 14 11,50 224,2 67 205,2 259

6 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 6 27,50 342,6 85 204,5 262

7 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 22 4 21,00 322,6 118 190,7 337

8 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 22 5 20,75 323,4 115 190,2 339

9 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 21 6 19,50 260,5 219 187,6 350

10 0 H       P   17 3 16,25 17 3 16,25 278,7 188 180,7 388

11 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   6 7 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 10 12 7,00 164,6 224 147,0 491 179,9 392

12 0 E Ç   17 6 15,50 17 6 15,50 231,3 287 179,1 400

13 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 16 14 12,50 284,0 180 172,7 439

14 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 14 7 12,25 274,3 193 172,2 442

15 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 14 9 11,75 243,2 255 171,1 450

16 0 GZB   4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 7 11 4,25 182,1 170 168,0 468

17 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 13 12 10,00 240,8 264 167,4 478

18 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 10 7 8,25 251,6 232 163,7 511

19 0 DEFNE   10 9 7,75 10 9 7,75 223,1 305 162,7 519

20 0 BEYZA  G   7 5 5,75 7 5 5,75 201,9 348 158,4 556

21 0 FERİDE GÖÇMEN   5 13 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 8 24 2,00 199,1 114 158,0 557

22 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 6 8 4,00 161,6 438 154,7 579



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

SINIF:   

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 27 6 25,50 329,3 104 200,3 280

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 17 4 16,00 5 2 4,50 5 1 4,75 1 0 1,00 28 7 26,25 299,4 12 147,5 488 277,9 42

2 0 MERVE CELİK -M 16 5 14,75 6 2 5,50 4 1 3,75 26 8 24,00 286,4 14 269,3 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 11 5 9,75 6 3 5,25 6 0 6,00 23 8 21,00 282,4 17 254,0 77

4 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 9 15 5,25 7 3 6,25 4 2 3,50 20 20 15,00 221,8 73 223,2 175

5 0 J -M 8 10 5,50 4 4 3,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 17 16 13,00 229,6 59 213,7 216

6 0 NUR SEVEN -M 11 13 7,75 2 8 0,00 5 1 4,75 18 22 12,50 206,2 97 210,4 236

7 0 OSMAN BALLI -M 7 3 6,25 3 0 3,00 3 0 3,00 13 3 12,25 237,0 46 209,1 245

8 0 CANİP ÖZCAN -M 8 12 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 15 21 9,75 168,8 210 196,2 306

9 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 4 10 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 12 5 10,75 20 19 15,25 142,1 289 186,1 385 192,1 330

10 0 TUANA A -M 6 9 3,75 2 4 1,00 4 0 4,00 1 3 0,25 13 16 9,00 198,6 116 191,6 334

11 0 VENÜS -M 7 16 3,00 3 7 1,25 3 3 2,25 7 17 2,75 20 43 9,25 148,3 273 149,9 482 185,4 358

12 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 15 8 13,00 215,6 323 173,8 432

13 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 13 4 12,00 226,6 297 171,7 446

14 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 8 5 6,75 184,3 389 160,5 539

15 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 7 6,25 182,0 396 159,5 549

16 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,1 486 149,9 617

17 0 BEF İN Ö -M 2 7 0,25 2 7 0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MA SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 EREN -MA 30 8 28,00 30 8 28,00 316,1 128 205,6 258

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 26 10 23,50 364,4 63 196,0 310

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 6 3 5,25 6 3 5,25 229,7 293 157,4 562

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 9 7 7,25 6 3 5,25 5 1 4,75 12 6 10,50 32 17 27,75 181,4 174 167,2 428 257,0 71

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 21 6 19,50 25 7 23,25 146,4 277 277,5 190 206,8 251

3 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 5 25,75 131,4 319 327,7 109 203,8 267

4 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 28 5 26,75 316,1 127 202,9 271

5 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 25 5 23,75 342,7 84 196,6 303

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 21 4 20,00 291,7 172 188,6 345

7 0 FADIME T 12 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 10 11 7,25 184,8 159 183,4 372

8 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 19 6 17,50 308,8 145 183,3 374

9 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 20 10 17,50 251,1 233 183,3 374

10 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 19 8 17,00 240,9 262 182,3 378

11 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 9 10 6,50 241,5 259 160,0 543

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 17 4 16,00 5 2 4,50 5 1 4,75 1 0 1,00 28 7 26,25 299,4 12 147,5 488 277,9 42

2 0 MERVE CELİK -M 16 5 14,75 6 2 5,50 4 1 3,75 26 8 24,00 286,4 14 269,3 53

3 0 OKCAN DERE   12 6 10,50 3 4 2,00 5 0 5,00 14 6 12,50 34 16 30,00 182,2 169 171,4 422 262,5 60

4 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 9 7 7,25 6 3 5,25 5 1 4,75 12 6 10,50 32 17 27,75 181,4 174 167,2 428 257,0 71

5 0 FURKAN ATAYAN -M 11 5 9,75 6 3 5,25 6 0 6,00 23 8 21,00 282,4 17 254,0 77

6 0 ENES AKGÜN   3 1 2,75 1 0 1,00 37 2 36,50 41 3 40,25 176,6 194 392,6 33 242,8 106

7 0 EDEN DZEKO   8 11 5,25 8 2 7,50 3 2 2,50 19 15 15,25 243,6 36 224,5 170

8 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 9 15 5,25 7 3 6,25 4 2 3,50 20 20 15,00 221,8 73 223,2 175

9 0 EBRAR GVNÇ   11 11 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 19 18 14,50 239,5 44 221,4 182

10 0 J -M 8 10 5,50 4 4 3,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 17 16 13,00 229,6 59 213,7 216

11 0 NUR SEVEN -M 11 13 7,75 2 8 0,00 5 1 4,75 18 22 12,50 206,2 97 210,4 236

12 0 OSMAN BALLI -M 7 3 6,25 3 0 3,00 3 0 3,00 13 3 12,25 237,0 46 209,1 245

13 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 21 6 19,50 25 7 23,25 146,4 277 277,5 190 206,8 251

14 0 EREN -MA 30 8 28,00 30 8 28,00 316,1 128 205,6 258

15 0 SEMANUR ALKAN   10 8 8,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 15 14 11,50 224,2 67 205,2 259

16 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 6 27,50 342,6 85 204,5 262

17 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 5 25,75 131,4 319 327,7 109 203,8 267

18 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 28 5 26,75 316,1 127 202,9 271

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 27 6 25,50 329,3 104 200,3 280

20 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 25 5 23,75 342,7 84 196,6 303

21 0 CANİP ÖZCAN -M 8 12 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 15 21 9,75 168,8 210 196,2 306

22 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 26 10 23,50 364,4 63 196,0 310

23 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 4 10 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 12 5 10,75 20 19 15,25 142,1 289 186,1 385 192,1 330

24 0 TUANA A -M 6 9 3,75 2 4 1,00 4 0 4,00 1 3 0,25 13 16 9,00 198,6 116 191,6 334

25 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 22 4 21,00 322,6 118 190,7 337

26 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 22 5 20,75 323,4 115 190,2 339

27 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 21 4 20,00 291,7 172 188,6 345

28 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 21 6 19,50 260,5 219 187,6 350

29 0 VENÜS -M 7 16 3,00 3 7 1,25 3 3 2,25 7 17 2,75 20 43 9,25 148,3 273 149,9 482 185,4 358
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

30 0 FADIME T 12 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 10 11 7,25 184,8 159 183,4 372

31 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 19 6 17,50 308,8 145 183,3 374

32 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 20 10 17,50 251,1 233 183,3 374

33 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 19 8 17,00 240,9 262 182,3 378

34 0 H       P   17 3 16,25 17 3 16,25 278,7 188 180,7 388

35 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   6 7 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 10 12 7,00 164,6 224 147,0 491 179,9 392

36 0 E Ç   17 6 15,50 17 6 15,50 231,3 287 179,1 400

37 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 15 8 13,00 215,6 323 173,8 432

38 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 16 14 12,50 284,0 180 172,7 439

39 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 14 7 12,25 274,3 193 172,2 442

40 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 13 4 12,00 226,6 297 171,7 446

41 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 14 9 11,75 243,2 255 171,1 450

42 0 GZB   4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 7 11 4,25 182,1 170 168,0 468

43 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 13 12 10,00 240,8 264 167,4 478

44 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 10 7 8,25 251,6 232 163,7 511

45 0 DEFNE   10 9 7,75 10 9 7,75 223,1 305 162,7 519

46 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 8 5 6,75 184,3 389 160,5 539

47 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 9 10 6,50 241,5 259 160,0 543

48 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 7 6,25 182,0 396 159,5 549

49 0 BEYZA  G   7 5 5,75 7 5 5,75 201,9 348 158,4 556

50 0 FERİDE GÖÇMEN   5 13 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 8 24 2,00 199,1 114 158,0 557

51 0 BRK 11E 6 3 5,25 6 3 5,25 229,7 293 157,4 562

52 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 6 8 4,00 161,6 438 154,7 579

53 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,1 486 149,9 617

54 0 BEF İN Ö -M 2 7 0,25 2 7 0,25
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
    A -M -MA 11E 12

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
    A -M -MA 11E 12



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   37 2 36,50 12 2 11,50 12 1 11,75 10 2 9,50 71 7 69,25 176,6 194 392,6 33 242,8 106

2 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 8 4 7,00 10 3 9,25 11 2 10,50 58 15 54,25 342,6 85 204,5 262

3 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 9 2 8,50 9 4 8,00 10 3 9,25 50 14 46,50 323,4 115 190,2 339

4 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 12 2 11,50 8 3 7,25 8 5 6,75 50 14 46,50 322,6 118 190,7 337

5 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 11 3 10,25 6 7 4,25 8 4 7,00 41 28 34,00 284,0 180 172,7 439

6 0 H       P   17 3 16,25 5 3 4,25 7 4 6,00 9 1 8,75 38 11 35,25 278,7 188 180,7 388

7 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 6 6 4,50 7 4 6,00 10 3 9,25 37 20 32,00 274,3 193 172,2 442

8 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 3 6 1,50 4 4 3,00 10 1 9,75 38 17 33,75 260,5 219 187,6 350

9 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 6 6 4,50 7 5 5,75 8 5 6,75 31 23 25,25 251,6 232 163,7 511

10 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 4 2 3,50 3 2 2,50 8 0 8,00 29 13 25,75 243,2 255 171,1 450

11 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 4 2 3,50 4 2 3,50 8 3 7,25 29 19 24,25 240,8 264 167,4 478

12 0 E Ç   17 6 15,50 2 3 1,25 5 2 4,50 6 6 4,50 30 17 25,75 231,3 287 179,1 400

13 0 DEFNE   10 9 7,75 3 7 1,25 4 5 2,75 8 1 7,75 25 22 19,50 223,1 305 162,7 519

14 0 BEYZA  G   7 5 5,75 2 5 0,75 2 4 1,00 8 5 6,75 19 19 14,25 201,9 348 158,4 556

15 0 OKCAN DERE   14 6 12,50 14 6 12,50 182,2 169 171,4 422 262,5 60

16 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 4 5 2,75 0 7 -1,75 3 10 0,50 13 30 5,50 161,6 438 154,7 579

17 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   1 1 0,75 1 1 0,75 164,6 224 147,0 491 179,9 392

18 0 EBRAR GVNÇ   0 1 -0,25 0 1 -0,25 239,5 44 221,4 182

19 0 FERİDE GÖÇMEN   0 2 -0,50 0 2 -0,50 199,1 114 158,0 557

20 0 GZB   0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 182,1 170 168,0 468

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 7 7 5,25 8 5 6,75 13 0 13,00 55 18 50,50 329,3 104 200,3 280

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 5 3 4,25 3 5 1,75 6 5 4,75 27 17 22,75 226,6 297 171,7 446

2 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 2 9 -0,25 4 9 1,75 8 5 6,75 29 31 21,25 215,6 323 173,8 432

3 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 12 5 10,75 4 5 2,75 2 5 0,75 2 8 0,00 20 23 14,25 142,1 289 186,1 385 192,1 330

4 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 2 0,50 15 14 11,50 184,3 389 160,5 539

5 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 1 1 0,75 3 6 1,50 4 7 2,25 16 21 10,75 182,0 396 159,5 549

6 0 VENÜS -M 7 17 2,75 0 1 -0,25 7 18 2,50 148,3 273 149,9 482 185,4 358

7 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,1 486 149,9 617

8 0 DİLAN -M 1 0 1,00 1 0 1,00 299,4 12 147,5 488 277,9 42

9 0 J -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 229,6 59 213,7 216

10 0 TUANA A -M 1 3 0,25 1 3 0,25 198,6 116 191,6 334

11 0 BEF İN Ö -M 2 7 0,25 2 7 0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-MA SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 11 3 10,25 11 2 10,50 12 1 11,75 60 16 56,00 364,4 63 196,0 310

2 0 EREN -MA 30 8 28,00 9 4 8,00 7 6 5,50 9 4 8,00 55 22 49,50 316,1 128 205,6 258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 6 3 5,25 4 3 3,25 6 1 5,75 6 4 5,00 22 11 19,25 229,7 293 157,4 562

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 8 4 7,00 10 3 9,25 12 0 12,00 55 12 52,00 342,7 84 196,6 303

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 5 24,75 6 5 4,75 11 0 11,00 10 3 9,25 53 13 49,75 131,4 319 327,7 109 203,8 267

3 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 5 2 4,50 10 3 9,25 9 3 8,25 52 13 48,75 316,1 127 202,9 271

4 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 8 5 6,75 9 3 8,25 10 3 9,25 46 17 41,75 308,8 145 183,3 374

5 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 9 1 8,75 6 6 4,50 8 5 6,75 44 16 40,00 291,7 172 188,6 345

6 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 21 6 19,50 8 3 7,25 6 5 4,75 7 6 5,50 42 20 37,00 146,4 277 277,5 190 206,8 251

7 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 5 4 4,00 6 7 4,25 6 4 5,00 37 25 30,75 251,1 233 183,3 374

8 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 3 2 2,50 7 4 6,00 8 3 7,25 27 19 22,25 241,5 259 160,0 543

9 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 4 7 2,25 2 8 0,00 10 3 9,25 35 26 28,50 240,9 262 182,3 378

10 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 12 6 10,50 12 6 10,50 181,4 174 167,2 428 257,0 71

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   37 2 36,50 12 2 11,50 12 1 11,75 10 2 9,50 71 7 69,25 176,6 194 392,6 33 242,8 106

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 11 3 10,25 11 2 10,50 12 1 11,75 60 16 56,00 364,4 63 196,0 310

3 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 8 4 7,00 10 3 9,25 12 0 12,00 55 12 52,00 342,7 84 196,6 303

4 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 8 4 7,00 10 3 9,25 11 2 10,50 58 15 54,25 342,6 85 204,5 262

5 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 7 7 5,25 8 5 6,75 13 0 13,00 55 18 50,50 329,3 104 200,3 280

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 26 5 24,75 6 5 4,75 11 0 11,00 10 3 9,25 53 13 49,75 131,4 319 327,7 109 203,8 267

7 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 9 2 8,50 9 4 8,00 10 3 9,25 50 14 46,50 323,4 115 190,2 339

8 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 12 2 11,50 8 3 7,25 8 5 6,75 50 14 46,50 322,6 118 190,7 337

9 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 5 2 4,50 10 3 9,25 9 3 8,25 52 13 48,75 316,1 127 202,9 271

10 0 EREN -MA 30 8 28,00 9 4 8,00 7 6 5,50 9 4 8,00 55 22 49,50 316,1 128 205,6 258

11 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 8 5 6,75 9 3 8,25 10 3 9,25 46 17 41,75 308,8 145 183,3 374

12 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 9 1 8,75 6 6 4,50 8 5 6,75 44 16 40,00 291,7 172 188,6 345

13 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 11 3 10,25 6 7 4,25 8 4 7,00 41 28 34,00 284,0 180 172,7 439

14 0 H       P   17 3 16,25 5 3 4,25 7 4 6,00 9 1 8,75 38 11 35,25 278,7 188 180,7 388

15 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 21 6 19,50 8 3 7,25 6 5 4,75 7 6 5,50 42 20 37,00 146,4 277 277,5 190 206,8 251

16 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 6 6 4,50 7 4 6,00 10 3 9,25 37 20 32,00 274,3 193 172,2 442

17 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 3 6 1,50 4 4 3,00 10 1 9,75 38 17 33,75 260,5 219 187,6 350

18 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 6 6 4,50 7 5 5,75 8 5 6,75 31 23 25,25 251,6 232 163,7 511

19 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 5 4 4,00 6 7 4,25 6 4 5,00 37 25 30,75 251,1 233 183,3 374

20 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 4 2 3,50 3 2 2,50 8 0 8,00 29 13 25,75 243,2 255 171,1 450

21 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 3 2 2,50 7 4 6,00 8 3 7,25 27 19 22,25 241,5 259 160,0 543

22 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 4 7 2,25 2 8 0,00 10 3 9,25 35 26 28,50 240,9 262 182,3 378

23 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 4 2 3,50 4 2 3,50 8 3 7,25 29 19 24,25 240,8 264 167,4 478

24 0 E Ç   17 6 15,50 2 3 1,25 5 2 4,50 6 6 4,50 30 17 25,75 231,3 287 179,1 400

25 0 BRK 11E 6 3 5,25 4 3 3,25 6 1 5,75 6 4 5,00 22 11 19,25 229,7 293 157,4 562

26 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 5 3 4,25 3 5 1,75 6 5 4,75 27 17 22,75 226,6 297 171,7 446

27 0 DEFNE   10 9 7,75 3 7 1,25 4 5 2,75 8 1 7,75 25 22 19,50 223,1 305 162,7 519

28 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 2 9 -0,25 4 9 1,75 8 5 6,75 29 31 21,25 215,6 323 173,8 432

29 0 BEYZA  G   7 5 5,75 2 5 0,75 2 4 1,00 8 5 6,75 19 19 14,25 201,9 348 158,4 556
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

30 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 12 5 10,75 4 5 2,75 2 5 0,75 2 8 0,00 20 23 14,25 142,1 289 186,1 385 192,1 330

31 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 2 0,50 15 14 11,50 184,3 389 160,5 539

32 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 1 1 0,75 3 6 1,50 4 7 2,25 16 21 10,75 182,0 396 159,5 549

33 0 OKCAN DERE   14 6 12,50 14 6 12,50 182,2 169 171,4 422 262,5 60

34 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 12 6 10,50 12 6 10,50 181,4 174 167,2 428 257,0 71

35 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 4 5 2,75 0 7 -1,75 3 10 0,50 13 30 5,50 161,6 438 154,7 579

36 0 VENÜS -M 7 17 2,75 0 1 -0,25 7 18 2,50 148,3 273 149,9 482 185,4 358

37 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,1 486 149,9 617

38 0 DİLAN -M 1 0 1,00 1 0 1,00 299,4 12 147,5 488 277,9 42

39 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   1 1 0,75 1 1 0,75 164,6 224 147,0 491 179,9 392

40 0 EBRAR GVNÇ   0 1 -0,25 0 1 -0,25 239,5 44 221,4 182

41 0 J -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25 229,6 59 213,7 216

42 0 TUANA A -M 1 3 0,25 1 3 0,25 198,6 116 191,6 334

43 0 FERİDE GÖÇMEN   0 2 -0,50 0 2 -0,50 199,1 114 158,0 557

44 0 GZB   0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 182,1 170 168,0 468

45 0 BEF İN Ö -M 2 7 0,25 2 7 0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
    A -M -MA 11E 12

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
    A -M -MA 11E 12



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,6 181,4 190,1

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EDEN DZEKO   8 11 5,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 5 3,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 35 27 28,25 243,6 36 224,5 170

2 0 EBRAR GVNÇ   11 11 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 5 5 3,75 7 4 6,00 3 1 2,75 34 27 27,25 239,5 44 221,4 182

3 0 SEMANUR ALKAN   10 8 8,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 3 3,25 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 30 28 23,00 224,2 67 205,2 259

4 0 FERİDE GÖÇMEN   5 13 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 22 30 14,50 199,1 114 158,0 557

5 0 OKCAN DERE   12 6 10,50 3 4 2,00 5 0 5,00 20 10 17,50 182,2 169 171,4 422 262,5 60

6 0 GZB   4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 5 3 4,25 4 5 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 18 24 12,00 182,1 170 168,0 468

7 0 ENES AKGÜN   3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 11 1 10,75 176,6 194 392,6 33 242,8 106

8 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   6 7 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 14 18 9,50 164,6 224 147,0 491 179,9 392

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,6 181,4 190,1

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 17 4 16,00 5 2 4,50 5 1 4,75 8 1 7,75 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 46 12 43,00 299,4 12 147,5 488 277,9 42

2 0 MERVE CELİK -M 16 5 14,75 6 2 5,50 4 1 3,75 8 2 7,50 4 6 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 46 24 40,00 286,4 14 269,3 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 11 5 9,75 6 3 5,25 6 0 6,00 9 2 8,50 6 4 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 44 24 38,00 282,4 17 254,0 77

4 0 OSMAN BALLI -M 7 3 6,25 3 0 3,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 1 4,75 27 5 25,75 237,0 46 209,1 245

5 0 J -M 8 10 5,50 4 4 3,00 5 1 4,75 4 4 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 32 29 24,75 229,6 59 213,7 216

6 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 9 15 5,25 7 3 6,25 4 2 3,50 7 4 6,00 4 4 3,00 31 28 24,00 221,8 73 223,2 175

7 0 NUR SEVEN -M 11 13 7,75 2 8 0,00 5 1 4,75 6 5 4,75 4 7 2,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 4 2 3,50 32 48 20,00 206,2 97 210,4 236

8 0 TUANA A -M 6 9 3,75 2 4 1,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 23 24 17,00 198,6 116 191,6 334

9 0 CANİP ÖZCAN -M 8 12 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 20 33 11,75 168,8 210 196,2 306

10 0 VENÜS -M 7 16 3,00 3 7 1,25 3 3 2,25 13 26 6,50 148,3 273 149,9 482 185,4 358

11 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 4 10 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 8 14 4,50 142,1 289 186,1 385 192,1 330

12 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,6 181,4 190,1

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 FADIME T 12 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 19 21 13,75 184,8 159 183,4 372

2 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 9 7 7,25 6 3 5,25 5 1 4,75 20 11 17,25 181,4 174 167,2 428 257,0 71

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 6 4 5,00 146,4 277 277,5 190 206,8 251

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 1 0 1,00 131,4 319 327,7 109 203,8 267

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 17 4 16,00 5 2 4,50 5 1 4,75 8 1 7,75 5 2 4,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 46 12 43,00 299,4 12 147,5 488 277,9 42

2 0 MERVE CELİK -M 16 5 14,75 6 2 5,50 4 1 3,75 8 2 7,50 4 6 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 46 24 40,00 286,4 14 269,3 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 11 5 9,75 6 3 5,25 6 0 6,00 9 2 8,50 6 4 5,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 44 24 38,00 282,4 17 254,0 77

4 0 EDEN DZEKO   8 11 5,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 5 3,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 35 27 28,25 243,6 36 224,5 170

5 0 EBRAR GVNÇ   11 11 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 5 5 3,75 7 4 6,00 3 1 2,75 34 27 27,25 239,5 44 221,4 182

6 0 OSMAN BALLI -M 7 3 6,25 3 0 3,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 1 4,75 27 5 25,75 237,0 46 209,1 245

7 0 J -M 8 10 5,50 4 4 3,00 5 1 4,75 4 4 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 32 29 24,75 229,6 59 213,7 216

8 0 SEMANUR ALKAN   10 8 8,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 4 3 3,25 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 30 28 23,00 224,2 67 205,2 259

9 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 9 15 5,25 7 3 6,25 4 2 3,50 7 4 6,00 4 4 3,00 31 28 24,00 221,8 73 223,2 175

10 0 NUR SEVEN -M 11 13 7,75 2 8 0,00 5 1 4,75 6 5 4,75 4 7 2,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 4 2 3,50 32 48 20,00 206,2 97 210,4 236

11 0 FERİDE GÖÇMEN   5 13 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 22 30 14,50 199,1 114 158,0 557

12 0 TUANA A -M 6 9 3,75 2 4 1,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 23 24 17,00 198,6 116 191,6 334

13 0 FADIME T 12 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 19 21 13,75 184,8 159 183,4 372

14 0 OKCAN DERE   12 6 10,50 3 4 2,00 5 0 5,00 20 10 17,50 182,2 169 171,4 422 262,5 60

15 0 GZB   4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 5 3 4,25 4 5 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 18 24 12,00 182,1 170 168,0 468

16 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 9 7 7,25 6 3 5,25 5 1 4,75 20 11 17,25 181,4 174 167,2 428 257,0 71

17 0 ENES AKGÜN   3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 11 1 10,75 176,6 194 392,6 33 242,8 106

18 0 CANİP ÖZCAN -M 8 12 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 20 33 11,75 168,8 210 196,2 306

19 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   6 7 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 14 18 9,50 164,6 224 147,0 491 179,9 392

20 0 VENÜS -M 7 16 3,00 3 7 1,25 3 3 2,25 13 26 6,50 148,3 273 149,9 482 185,4 358

21 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 6 4 5,00 146,4 277 277,5 190 206,8 251

22 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 4 10 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 8 14 4,50 142,1 289 186,1 385 192,1 330

23 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 1 0 1,00 131,4 319 327,7 109 203,8 267

24 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 0 1 -0,25
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,2 176,7 175,3

Okul Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,6 181,4 190,1

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
    A -M -MA 11E 12

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
    A -M -MA 11E 12



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

2 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

3 0 EDEN DZEKO   19 15 15,25 16 12 13,00 35 27 28,25 243,623 1 4 36 224,459 3 7 170

4 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

5 0 SEMANUR ALKAN   15 14 11,50 15 14 11,50 30 28 23,00 224,183 3 8 67 205,221 5 15 259

6 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 342,571 2 4 85 204,526 6 16 262

7 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 28 10 25,50 50 14 46,50 322,566 4 8 118 190,746 7 25 337

8 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 28 9 25,75 50 14 46,50 323,358 3 7 115 190,216 8 26 339

9 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 17 11 14,25 38 17 33,75 260,511 8 17 219 187,566 9 28 350

10 0 H       P   17 3 16,25 21 8 19,00 38 11 35,25 278,673 6 14 188 180,676 10 34 388

11 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392

12 0 E Ç   17 6 15,50 13 11 10,25 30 17 25,75 231,271 12 24 287 179,086 12 36 400

13 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 25 14 21,50 41 28 34,00 284,011 5 13 180 172,726 13 38 439

14 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 23 13 19,75 37 20 32,00 274,323 7 16 193 172,196 14 39 442

15 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 15 4 14,00 29 13 25,75 243,158 10 20 255 171,136 15 41 450

16 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468

17 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 16 7 14,25 29 19 24,25 240,846 11 23 264 167,426 17 43 478

18 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 21 16 17,00 31 23 25,25 251,633 9 18 232 163,716 18 44 511

19 0 DEFNE   10 9 7,75 15 13 11,75 25 22 19,50 223,088 13 27 305 162,656 19 45 519

20 0 BEYZA  G   7 5 5,75 12 14 8,50 19 19 14,25 201,918 14 29 348 158,416 20 49 556

21 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

22 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 7 22 1,50 13 30 5,50 161,616 16 35 438 154,706 22 52 579

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 329,261 1 5 104 200,286 1 19 280

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 8 24,00 20 16 16,00 46 24 40,00 286,353 2 2 14 269,346 2 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 23 8 21,00 21 16 17,00 44 24 38,00 282,373 3 3 17 253,956 3 5 77

4 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 20 20 15,00 11 8 9,00 31 28 24,00 221,813 6 9 73 223,176 4 8 175

5 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

6 0 NUR SEVEN -M 18 22 12,50 14 26 7,50 32 48 20,00 206,223 7 10 97 210,351 6 11 236

7 0 OSMAN BALLI -M 13 3 12,25 14 2 13,50 27 5 25,75 237,013 4 6 46 209,069 7 12 245

8 0 CANİP ÖZCAN -M 15 21 9,75 5 12 2,00 20 33 11,75 168,823 9 18 210 196,244 8 21 306

9 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330

10 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

11 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

12 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 14 23 8,25 29 31 21,25 215,616 2 28 323 173,786 12 37 432

13 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 14 13 10,75 27 17 22,75 226,646 1 26 297 171,666 13 40 446

14 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 7 9 4,75 15 14 11,50 184,338 4 31 389 160,536 14 46 539

15 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 14 4,50 16 21 10,75 181,993 5 32 396 159,476 15 48 549

16 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,098 7 37 486 149,936 16 53 617

17 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MA SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 EREN -MA 30 8 28,00 25 14 21,50 55 22 49,50 316,096 2 10 128 205,586 1 14 258

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 34 6 32,50 60 16 56,00 364,421 1 2 63 196,046 2 22 310

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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11E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 6 3 5,25 16 8 14,00 22 11 19,25 229,703 1 25 293 157,356 1 51 562

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

3 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267

4 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 24 8 22,00 52 13 48,75 316,128 3 9 127 202,936 4 18 271

5 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 30 7 28,25 55 12 52,00 342,668 1 3 84 196,576 5 20 303

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 23 12 20,00 44 16 40,00 291,676 5 12 172 188,626 6 27 345

7 0 FADIME T 12 10 11 7,25 9 10 6,50 19 21 13,75 184,793 1 13 159 183,419 7 30 372

8 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 27 11 24,25 46 17 41,75 308,771 4 11 145 183,326 8 31 374

9 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 17 15 13,25 37 25 30,75 251,131 7 19 233 183,326 8 31 374

10 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 16 18 11,50 35 26 28,50 240,926 9 22 262 182,266 10 33 378

11 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 18 9 15,75 27 19 22,25 241,461 8 21 259 160,006 11 47 543

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 8 24,00 20 16 16,00 46 24 40,00 286,353 2 2 14 269,346 2 2 53

3 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

4 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71

5 0 FURKAN ATAYAN -M 23 8 21,00 21 16 17,00 44 24 38,00 282,373 3 3 17 253,956 3 5 77

6 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

7 0 EDEN DZEKO   19 15 15,25 16 12 13,00 35 27 28,25 243,623 1 4 36 224,459 3 7 170

8 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 20 20 15,00 11 8 9,00 31 28 24,00 221,813 6 9 73 223,176 4 8 175

9 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

10 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

11 0 NUR SEVEN -M 18 22 12,50 14 26 7,50 32 48 20,00 206,223 7 10 97 210,351 6 11 236

12 0 OSMAN BALLI -M 13 3 12,25 14 2 13,50 27 5 25,75 237,013 4 6 46 209,069 7 12 245

13 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

14 0 EREN -MA 30 8 28,00 25 14 21,50 55 22 49,50 316,096 2 10 128 205,586 1 14 258

15 0 SEMANUR ALKAN   15 14 11,50 15 14 11,50 30 28 23,00 224,183 3 8 67 205,221 5 15 259

16 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 342,571 2 4 85 204,526 6 16 262

17 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267

18 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 24 8 22,00 52 13 48,75 316,128 3 9 127 202,936 4 18 271

19 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 329,261 1 5 104 200,286 1 19 280

20 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 30 7 28,25 55 12 52,00 342,668 1 3 84 196,576 5 20 303

21 0 CANİP ÖZCAN -M 15 21 9,75 5 12 2,00 20 33 11,75 168,823 9 18 210 196,244 8 21 306

22 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 34 6 32,50 60 16 56,00 364,421 1 2 63 196,046 2 22 310

23 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330

24 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

25 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 28 10 25,50 50 14 46,50 322,566 4 8 118 190,746 7 25 337

26 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 28 9 25,75 50 14 46,50 323,358 3 7 115 190,216 8 26 339

27 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 23 12 20,00 44 16 40,00 291,676 5 12 172 188,626 6 27 345

28 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 17 11 14,25 38 17 33,75 260,511 8 17 219 187,566 9 28 350

29 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

30 0 FADIME T 12 10 11 7,25 9 10 6,50 19 21 13,75 184,793 1 13 159 183,419 7 30 372
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

31 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 27 11 24,25 46 17 41,75 308,771 4 11 145 183,326 8 31 374

32 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 17 15 13,25 37 25 30,75 251,131 7 19 233 183,326 8 31 374

33 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 16 18 11,50 35 26 28,50 240,926 9 22 262 182,266 10 33 378

34 0 H       P   17 3 16,25 21 8 19,00 38 11 35,25 278,673 6 14 188 180,676 10 34 388

35 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392

36 0 E Ç   17 6 15,50 13 11 10,25 30 17 25,75 231,271 12 24 287 179,086 12 36 400

37 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 14 23 8,25 29 31 21,25 215,616 2 28 323 173,786 12 37 432

38 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 25 14 21,50 41 28 34,00 284,011 5 13 180 172,726 13 38 439

39 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 23 13 19,75 37 20 32,00 274,323 7 16 193 172,196 14 39 442

40 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 14 13 10,75 27 17 22,75 226,646 1 26 297 171,666 13 40 446

41 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 15 4 14,00 29 13 25,75 243,158 10 20 255 171,136 15 41 450

42 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468

43 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 16 7 14,25 29 19 24,25 240,846 11 23 264 167,426 17 43 478

44 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 21 16 17,00 31 23 25,25 251,633 9 18 232 163,716 18 44 511

45 0 DEFNE   10 9 7,75 15 13 11,75 25 22 19,50 223,088 13 27 305 162,656 19 45 519

46 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 7 9 4,75 15 14 11,50 184,338 4 31 389 160,536 14 46 539

47 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 18 9 15,75 27 19 22,25 241,461 8 21 259 160,006 11 47 543

48 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 14 4,50 16 21 10,75 181,993 5 32 396 159,476 15 48 549

49 0 BEYZA  G   7 5 5,75 12 14 8,50 19 19 14,25 201,918 14 29 348 158,416 20 49 556

50 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

51 0 BRK 11E 6 3 5,25 16 8 14,00 22 11 19,25 229,703 1 25 293 157,356 1 51 562

52 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 7 22 1,50 13 30 5,50 161,616 16 35 438 154,706 22 52 579

53 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,098 7 37 486 149,936 16 53 617

54 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR
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   SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

2 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 342,571 2 4 85 204,526 6 16 262

3 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 28 9 25,75 50 14 46,50 323,358 3 7 115 190,216 8 26 339

4 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 28 10 25,50 50 14 46,50 322,566 4 8 118 190,746 7 25 337

5 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 25 14 21,50 41 28 34,00 284,011 5 13 180 172,726 13 38 439

6 0 H       P   17 3 16,25 21 8 19,00 38 11 35,25 278,673 6 14 188 180,676 10 34 388

7 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 23 13 19,75 37 20 32,00 274,323 7 16 193 172,196 14 39 442

8 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 17 11 14,25 38 17 33,75 260,511 8 17 219 187,566 9 28 350

9 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 21 16 17,00 31 23 25,25 251,633 9 18 232 163,716 18 44 511

10 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 15 4 14,00 29 13 25,75 243,158 10 20 255 171,136 15 41 450

11 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 16 7 14,25 29 19 24,25 240,846 11 23 264 167,426 17 43 478

12 0 E Ç   17 6 15,50 13 11 10,25 30 17 25,75 231,271 12 24 287 179,086 12 36 400

13 0 DEFNE   10 9 7,75 15 13 11,75 25 22 19,50 223,088 13 27 305 162,656 19 45 519

14 0 BEYZA  G   7 5 5,75 12 14 8,50 19 19 14,25 201,918 14 29 348 158,416 20 49 556

15 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

16 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 7 22 1,50 13 30 5,50 161,616 16 35 438 154,706 22 52 579

17 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392

18 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

19 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

20 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468
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  A SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 329,261 1 5 104 200,286 1 19 280

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 14 13 10,75 27 17 22,75 226,646 1 26 297 171,666 13 40 446

2 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 14 23 8,25 29 31 21,25 215,616 2 28 323 173,786 12 37 432

3 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330

4 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 7 9 4,75 15 14 11,50 184,338 4 31 389 160,536 14 46 539

5 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 14 4,50 16 21 10,75 181,993 5 32 396 159,476 15 48 549

6 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

7 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,098 7 37 486 149,936 16 53 617

8 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

9 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

10 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

11 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00
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-MA SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 34 6 32,50 60 16 56,00 364,421 1 2 63 196,046 2 22 310

2 0 EREN -MA 30 8 28,00 25 14 21,50 55 22 49,50 316,096 2 10 128 205,586 1 14 258

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 BRK 11E 6 3 5,25 16 8 14,00 22 11 19,25 229,703 1 25 293 157,356 1 51 562
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12 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 30 7 28,25 55 12 52,00 342,668 1 3 84 196,576 5 20 303

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267

3 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 24 8 22,00 52 13 48,75 316,128 3 9 127 202,936 4 18 271

4 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 27 11 24,25 46 17 41,75 308,771 4 11 145 183,326 8 31 374

5 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 23 12 20,00 44 16 40,00 291,676 5 12 172 188,626 6 27 345

6 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

7 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 17 15 13,25 37 25 30,75 251,131 7 19 233 183,326 8 31 374

8 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 18 9 15,75 27 19 22,25 241,461 8 21 259 160,006 11 47 543

9 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 16 18 11,50 35 26 28,50 240,926 9 22 262 182,266 10 33 378

10 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

2 0 TOFAN SEZGİN -MA 26 10 23,50 34 6 32,50 60 16 56,00 364,421 1 2 63 196,046 2 22 310

3 0 AHMET AGA 12 25 5 23,75 30 7 28,25 55 12 52,00 342,668 1 3 84 196,576 5 20 303

4 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 342,571 2 4 85 204,526 6 16 262

5 0 ÖZTÜRK HAN   A 27 6 25,50 28 12 25,00 55 18 50,50 329,261 1 5 104 200,286 1 19 280

6 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267

7 0 DUHANUR HAYTA   22 5 20,75 28 9 25,75 50 14 46,50 323,358 3 7 115 190,216 8 26 339

8 0 ZEHRA TAŞ   22 4 21,00 28 10 25,50 50 14 46,50 322,566 4 8 118 190,746 7 25 337

9 0 DAMLANUR MACİT 12 28 5 26,75 24 8 22,00 52 13 48,75 316,128 3 9 127 202,936 4 18 271

10 0 EREN -MA 30 8 28,00 25 14 21,50 55 22 49,50 316,096 2 10 128 205,586 1 14 258

11 0 M FURKAN ÖNEN 12 19 6 17,50 27 11 24,25 46 17 41,75 308,771 4 11 145 183,326 8 31 374

12 0 PELİN GÖÇMEN 12 21 4 20,00 23 12 20,00 44 16 40,00 291,676 5 12 172 188,626 6 27 345

13 0 MİRZA SEZEN   16 14 12,50 25 14 21,50 41 28 34,00 284,011 5 13 180 172,726 13 38 439

14 0 H       P   17 3 16,25 21 8 19,00 38 11 35,25 278,673 6 14 188 180,676 10 34 388

15 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

16 0 HAYRUNİSA   14 7 12,25 23 13 19,75 37 20 32,00 274,323 7 16 193 172,196 14 39 442

17 0 İREM BİNİCİ   21 6 19,50 17 11 14,25 38 17 33,75 260,511 8 17 219 187,566 9 28 350

18 0 TUBA DUMAN   10 7 8,25 21 16 17,00 31 23 25,25 251,633 9 18 232 163,716 18 44 511

19 0 ŞERİFE Y 12 20 10 17,50 17 15 13,25 37 25 30,75 251,131 7 19 233 183,326 8 31 374

20 0 SİNEM KINAY   14 9 11,75 15 4 14,00 29 13 25,75 243,158 10 20 255 171,136 15 41 450

21 0 EBRU ALİCAN 12 9 10 6,50 18 9 15,75 27 19 22,25 241,461 8 21 259 160,006 11 47 543

22 0 TUNAHAN TEZEL 12 19 8 17,00 16 18 11,50 35 26 28,50 240,926 9 22 262 182,266 10 33 378

23 0 İLKNUR DEMİRÖZ   13 12 10,00 16 7 14,25 29 19 24,25 240,846 11 23 264 167,426 17 43 478

24 0 E Ç   17 6 15,50 13 11 10,25 30 17 25,75 231,271 12 24 287 179,086 12 36 400

25 0 BRK 11E 6 3 5,25 16 8 14,00 22 11 19,25 229,703 1 25 293 157,356 1 51 562

26 0 BEL İZ -M 13 4 12,00 14 13 10,75 27 17 22,75 226,646 1 26 297 171,666 13 40 446

27 0 DEFNE   10 9 7,75 15 13 11,75 25 22 19,50 223,088 13 27 305 162,656 19 45 519

28 0 YAKUP KARAKAYA -M 15 8 13,00 14 23 8,25 29 31 21,25 215,616 2 28 323 173,786 12 37 432

29 0 BEYZA  G   7 5 5,75 12 14 8,50 19 19 14,25 201,918 14 29 348 158,416 20 49 556

30 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

31 0 İBRAHİM AÇIL -M 8 5 6,75 7 9 4,75 15 14 11,50 184,338 4 31 389 160,536 14 46 539

32 0 TUĞÇE -M 8 7 6,25 8 14 4,50 16 21 10,75 181,993 5 32 396 159,476 15 48 549

33 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

34 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71

35 0 BEYZA Ç   6 8 4,00 7 22 1,50 13 30 5,50 161,616 16 35 438 154,706 22 52 579

36 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

37 0 KARIM BENZEMA -M 2 1 1,75 2 1 1,75 149,098 7 37 486 149,936 16 53 617

38 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

39 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392

40 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

41 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

42 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

43 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

44 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468

45 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 8 24,00 20 16 16,00 46 24 40,00 286,353 2 2 14 269,346 2 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 23 8 21,00 21 16 17,00 44 24 38,00 282,373 3 3 17 253,956 3 5 77

4 0 EDEN DZEKO   19 15 15,25 16 12 13,00 35 27 28,25 243,623 1 4 36 224,459 3 7 170

5 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

6 0 OSMAN BALLI -M 13 3 12,25 14 2 13,50 27 5 25,75 237,013 4 6 46 209,069 7 12 245

7 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

8 0 SEMANUR ALKAN   15 14 11,50 15 14 11,50 30 28 23,00 224,183 3 8 67 205,221 5 15 259

9 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 20 20 15,00 11 8 9,00 31 28 24,00 221,813 6 9 73 223,176 4 8 175

10 0 NUR SEVEN -M 18 22 12,50 14 26 7,50 32 48 20,00 206,223 7 10 97 210,351 6 11 236

11 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

12 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

13 0 FADIME T 12 10 11 7,25 9 10 6,50 19 21 13,75 184,793 1 13 159 183,419 7 30 372

14 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

15 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468

16 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71

17 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

18 0 CANİP ÖZCAN -M 15 21 9,75 5 12 2,00 20 33 11,75 168,823 9 18 210 196,244 8 21 306

19 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392

20 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

21 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

22 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330

23 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267

24 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

KATILIMLAR
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   SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EDEN DZEKO   19 15 15,25 16 12 13,00 35 27 28,25 243,623 1 4 36 224,459 3 7 170

2 0 EBRAR GVNÇ   19 17 14,75 15 10 12,50 0 1 -0,25 34 28 27,00 239,453 2 5 44 221,364 4 9 182

3 0 SEMANUR ALKAN   15 14 11,50 15 14 11,50 30 28 23,00 224,183 3 8 67 205,221 5 15 259

4 0 FERİDE GÖÇMEN   8 22 2,50 14 8 12,00 0 2 -0,50 22 32 14,00 199,093 4 11 114 157,991 21 50 557

5 0 OKCAN DERE   20 10 17,50 14 6 12,50 34 16 30,00 182,173 5 14 169 171,351 15 33 422 262,501 1 3 60

6 0 GZB   7 11 4,25 11 13 7,75 0 3 -0,75 18 27 11,25 182,128 6 15 170 168,029 16 42 468

7 0 ENES AKGÜN   4 1 3,75 7 0 7,00 37 2 36,50 34 5 32,75 82 8 80,00 176,643 7 17 194 392,641 1 1 33 242,844 2 6 106

8 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   9 11 6,25 5 7 3,25 1 1 0,75 15 19 10,25 164,618 8 19 224 147,028 17 39 491 179,879 11 35 392
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-M SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -M 27 7 25,25 19 5 17,75 1 0 1,00 47 12 44,00 299,408 1 1 12 147,546 8 38 488 277,879 1 1 42

2 0 MERVE CELİK -M 26 8 24,00 20 16 16,00 46 24 40,00 286,353 2 2 14 269,346 2 2 53

3 0 FURKAN ATAYAN -M 23 8 21,00 21 16 17,00 44 24 38,00 282,373 3 3 17 253,956 3 5 77

4 0 OSMAN BALLI -M 13 3 12,25 14 2 13,50 27 5 25,75 237,013 4 6 46 209,069 7 12 245

5 0 J -M 17 15 13,25 15 14 11,50 0 1 -0,25 32 30 24,50 229,573 5 7 59 213,669 5 10 216

6 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 20 20 15,00 11 8 9,00 31 28 24,00 221,813 6 9 73 223,176 4 8 175

7 0 NUR SEVEN -M 18 22 12,50 14 26 7,50 32 48 20,00 206,223 7 10 97 210,351 6 11 236

8 0 TUANA A -M 12 13 8,75 11 11 8,25 1 3 0,25 24 27 17,25 198,618 8 12 116 191,644 10 24 334

9 0 CANİP ÖZCAN -M 15 21 9,75 5 12 2,00 20 33 11,75 168,823 9 18 210 196,244 8 21 306

10 0 VENÜS -M 13 26 6,50 7 17 2,75 0 1 -0,25 20 44 9,00 148,293 10 20 273 149,858 6 36 482 185,401 11 29 358

11 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 8 14 4,50 12 5 10,75 8 18 3,50 28 37 18,75 142,133 11 22 289 186,068 3 30 385 192,101 9 23 330

12 0 BEF İN Ö -M 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00
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12 SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 54 825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,8 5,0 5,57 2,8 2,7 2,10 11,1 4,5 10,01 11,2 6,2 9,61 31,9 18,4 27,29 80,160 176,650 175,290

Okul Ortalaması 6,1 5,2 4,77 4,2 3,5 3,28 11,6 4,9 10,41 12,2 7,2 10,44 34,1 20,8 28,90 86,600 181,420 190,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 FADIME T 12 10 11 7,25 9 10 6,50 19 21 13,75 184,793 1 13 159 183,419 7 30 372

2 0 ASLI BÖLÜKBAŞI 12 20 11 17,25 12 6 10,50 32 17 27,75 181,403 2 16 174 167,211 10 34 428 256,979 1 4 71

3 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 4 1 3,75 2 3 1,25 21 6 19,50 21 14 17,50 48 24 42,00 146,398 3 21 277 277,541 6 15 190 206,804 2 13 251

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN 12 1 0 1,00 26 5 24,75 27 8 25,00 54 13 50,75 131,353 4 23 319 327,708 2 6 109 203,826 3 17 267
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YKS 2.OTURUM SÖZEL İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-M 17 6,12 6,00 4,62 2,59 2,41 1,99 2,59 0,82 2,38 3,00 1,82 2,54 1,59 1,71 1,16 0,65 1,29 0,32 0,53 1,06 0,26 1,88 0,65 1,72 18,95 15,76 14,99 142,390

2
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  22 2,68 2,73 2,00 0,91 1,27 0,59 1,00 0,59 0,85 1,32 0,91 1,09 1,32 1,00 1,07 0,18 0,50 0,06 0,14 0,32 0,06 0,82 0,18 0,77 8,37 7,50 6,49 73,270

3
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

12 11 1,36 1,27 1,05 0,82 0,73 0,64 1,00 0,09 0,98 0,27 0,55 0,14 0,27 0,55 0,14 0,00 0,09 -0,02 0,45 0,00 0,45 4,17 3,28 3,38 58,540

4
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-MA 2 0,00 0,00 0,00

5
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  A 1 0,00 0,00 0,00

6
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

11E 1 0,00 0,00 0,00

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN TOP EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOPEDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOPEDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOPEDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOPEDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOP
-M (1)    (2) 12 (3) -MA (4)   A (5) 11E (6)



YKS 2.OTURUM SÖZEL İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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SÖZ SÖZ SÖZSÖZSÖZSÖZ
-M (1)    (2) 12 (3) -MA (4)   A (5) 11E (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SAYISAL İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 176,650

İl Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

İlçe Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-MA 2 28,00 9,00 25,75 10,00 3,50 9,12 9,00 4,00 8,00 10,50 2,50 9,88 57,50 19,00 52,75 340,260

2
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  A 1 27,00 6,00 25,50 7,00 7,00 5,25 8,00 5,00 6,75 13,00 0,00 13,00 55,00 18,00 50,50 329,260

3
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

12 11 18,18 5,91 16,70 5,09 3,00 4,34 6,09 3,55 5,20 7,27 2,73 6,59 36,63 15,19 32,83 251,380

4
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

11E 1 6,00 3,00 5,25 4,00 3,00 3,25 6,00 1,00 5,75 6,00 4,00 5,00 22,00 11,00 19,25 229,700

5
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  22 12,27 5,14 10,99 4,14 2,73 3,45 4,00 2,59 3,35 5,68 2,36 5,09 26,09 12,82 22,88 197,750

6
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-M 17 4,06 3,41 3,21 0,94 1,29 0,62 0,82 1,71 0,40 1,24 1,59 0,84 7,06 8,00 5,07 84,770

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MA (1)   A (2) 12 (3) 11E (4)    (5) -M (6)



YKS 2.OTURUM SAYISAL İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 176,650

İl Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

İlçe Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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SAY SAY SAYSAYSAYSAY
-MA (1)   A (2) 12 (3) 11E (4)    (5) -M (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 175,290

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 190,070

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 190,070

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-MA 2 28,00 9,00 25,75 28,00 9,00 25,75 200,820

2
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  A 1 27,00 6,00 25,50 27,00 6,00 25,50 200,290

3
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

12 11 1,36 1,27 1,05 0,82 0,73 0,64 1,00 0,09 0,98 18,18 5,91 16,70 21,36 8,00 19,37 195,280

4
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

-M 17 6,12 6,00 4,62 2,59 2,41 1,99 2,59 0,82 2,38 4,06 3,41 3,21 15,36 12,64 12,20 190,480

5
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

  22 2,68 2,73 2,00 0,91 1,27 0,59 1,00 0,59 0,85 12,27 5,14 10,99 16,86 9,73 14,43 187,190

6
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

11E 1 6,00 3,00 5,25 6,00 3,00 5,25 157,360

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MA (1)   A (2) 12 (3) -M (4)    (5) 11E (6)



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 175,290

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 190,070

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 190,070

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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-MA (1)   A (2) 12 (3) -M (4)    (5) 11E (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SÖZEL İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 0,98 0,83 0,77 0,77 1,05 0,51 0,27 0,28 0,20 0,20 0,29 0,12 0,54 0,20 0,49 9,59 7,66 7,67 80,160

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

54 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 1,54 1,06 1,27 1,09 1,06 0,83 0,28 0,63 0,12 0,22 0,46 0,11 1,02 0,28 0,95 10,23 8,70 8,06 86,600

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SAYISAL İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,14 4,49 10,01 3,42 2,33 2,84 3,31 2,01 2,81 4,43 1,90 3,96 22,30 10,73 19,62 176,650

İl Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

İlçe Ortalaması 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

54 11,63 4,87 10,41 3,59 2,44 2,98 3,72 2,57 3,08 4,93 2,19 4,38 23,87 12,07 20,85 181,420

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SÜPERVİZÖR YKS 2. OTURUM - AYT 06 (SC00-SS.02AYT06) 54 54 825

Sıra Okul Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 3,92 3,08 3,15 1,35 1,42 0,99 1,56 0,51 1,44 11,14 4,49 10,01 17,97 9,50 15,59 175,290

İl Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 190,070

İlçe Ortalaması 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 190,070

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ /
ÇERKEZKÖY
Halk Eğitimi Merkezi

54 3,30 3,26 2,48 1,35 1,43 1,00 1,43 0,52 1,30 11,63 4,87 10,41 17,71 10,08 15,19 190,070

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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