
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT 209 209 233 53422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,7 10,7 20,02 8,2 5,9 6,71 10,4 4,6 9,30 3,5 4,7 2,38 44,9 25,8 38,41 253,110

Okul Ortalaması 23,9 10,6 21,27 9,2 6,3 7,63 11,7 4,8 10,55 4,1 5,1 2,81 49,0 26,8 42,26 265,680

KATILIMLAR

1 0 BARAN TEKİNİLOVİÇ -MĞ 38 1 37,75 18 1 17,75 29 4 28,00 14 3 13,25 99 9 96,75 429,808 1 1 1 1 293

2 0 ENES AKGÜN 12 34 6 32,50 11 7 9,25 36 1 35,75 16 4 15,00 97 18 92,50 417,725 1 2 2 2 506

3 0 BURAK ANILIR   35 5 33,75 13 5 11,75 26 6 24,50 18 1 17,75 92 17 87,75 403,328 1 3 3 3 881

4 0 NS 12 37 3 36,25 14 4 13,00 23 3 22,25 15 1 14,75 89 11 86,25 398,353 2 4 4 4 1049

5 0 İKBAL SU AYDOĞAN   37 3 36,25 15 4 14,00 26 6 24,50 12 4 11,00 90 17 85,75 396,693 2 5 5 5 1125

6 0 BEYZA AYDIN   33 4 32,00 14 3 13,25 25 4 24,00 15 0 15,00 87 11 84,25 392,875 3 6 6 6 1266

7 0 NİSA BALCİ -M 34 6 32,50 14 4 13,00 29 4 28,00 12 6 10,50 89 20 84,00 391,875 1 7 7 7 1317

8 0 ÖZTÜRK HAN   A 29 10 26,50 16 4 15,00 29 4 28,00 13 6 11,50 87 24 81,00 383,635 1 8 8 8 1715

9 0 ZEHRA TAŞ   31 8 29,00 14 4 13,00 26 6 24,50 15 4 14,00 86 22 80,50 381,900 4 9 9 9 1809

10 0 BİLGİN -M 33 4 32,00 11 7 9,25 31 4 30,00 10 4 9,00 85 19 80,25 380,555 2 10 10 10 1881

11 0 AHMET KARSANBA -M 30 8 28,00 13 5 11,75 31 6 29,50 12 6 10,50 86 25 79,75 379,625 3 11 11 11 1939

12 0 İLKİM KUZU 12 38 2 37,50 17 2 16,50 17 2 16,50 11 6 9,50 83 12 80,00 379,105 3 12 12 12 1975

13 0 BERRİN UZUNYOL 12 35 3 34,25 12 7 10,25 30 7 28,25 9 8 7,00 86 25 79,75 378,673 4 13 13 13 2012

14 0 YAKUP KARAKAYA -M 31 6 29,50 14 2 13,50 23 4 22,00 14 4 13,00 82 16 78,00 374,245 4 14 14 14 2311

15 0 ELİF İKRA SOYÇELİK 12B 33 4 32,00 10 4 9,00 25 5 23,75 13 5 11,75 81 18 76,50 369,340 1 15 15 15 2687

16 506 SULTAN ALTUNBAŞ 12 29 11 26,25 15 3 14,25 27 2 26,50 9 4 8,00 80 20 75,00 365,408 5 16 16 16 2993

17 0 YİĞİT AYNUR -M 33 7 31,25 13 7 11,25 26 14 22,50 10 10 7,50 82 38 72,50 357,188 5 17 17 17 3702

18 0 DENİZ ILGIN -M 33 7 31,25 14 5 12,75 27 4 26,00 5 10 2,50 79 26 72,50 356,988 6 18 18 18 3720

19 0 ÖYKÜ   34 6 32,50 11 9 8,75 24 8 22,00 11 8 9,00 80 31 72,25 356,330 5 19 19 19 3797

20 0 EREN KADEM -M 29 9 26,75 11 8 9,00 28 0 28,00 10 10 7,50 78 27 71,25 353,998 7 20 20 20 3998

21 0 EGE HAYATSEVER -MA 26 11 23,25 13 5 11,75 32 3 31,25 7 10 4,50 78 29 70,75 352,823 1 21 21 21 4105

22 0 MERT YÜCEL ÇAKIR 12 32 7 30,25 11 5 9,75 25 7 23,25 10 9 7,75 78 28 71,00 352,798 6 22 22 22 4107

23 0 GÜLCE YILDIZ -M 33 6 31,50 11 5 9,75 26 4 25,00 6 8 4,00 76 23 70,25 350,220 8 23 23 23 4375

24 0 ELİF   28 12 25,00 13 5 11,75 29 4 28,00 7 9 4,75 77 30 69,50 348,830 6 24 24 24 4516

25 0 ELİF GÜLCE ŞAFAK   32 8 30,00 10 9 7,75 29 4 28,00 7 13 3,75 78 34 69,50 348,140 7 25 25 25 4590

26 0 HELİN ALTINCI -M 33 7 31,25 10 9 7,75 25 6 23,50 9 10 6,50 77 32 69,00 346,578 9 26 26 26 4757

27 0 ZAHIDE NUR ARSLAN   13 15 9,25 39 1 38,75 19 1 18,75 71 17 66,75 343,133 8 27 27 27 5177

28 0 A Hİ AL YAVUZ   33 7 31,25 16 4 15,00 18 10 15,50 8 8 6,00 75 29 67,75 342,783 9 28 28 28 5227

29 339 TOFAN ŞİRİN SEZGİN -MA 22 18 17,50 15 5 13,75 27 10 24,50 12 8 10,00 76 41 65,75 338,690 2 29 29 29 5720

30 0 MELİK ORTAER -M 27 12 24,00 15 2 14,50 24 6 22,50 7 9 4,75 73 29 65,75 337,635 10 30 30 30 5847

31 0 YAĞMUR ÖZTÜRK -M 28 3 27,25 11 3 10,25 26 6 24,50 6 9 3,75 71 21 65,75 337,173 11 31 31 31 5901

32 0 MÜGE ÇETİN -M 28 9 25,75 12 4 11,00 24 2 23,50 7 9 4,75 71 24 65,00 335,143 12 32 32 32 6151

33 0 HÜMEYRA PALA   28 8 26,00 13 3 12,25 20 3 19,25 9 7 7,25 70 21 64,75 334,455 10 33 33 33 6249

34 0 BERRA AKKAYA 12 28 12 25,00 15 3 14,25 24 4 23,00 5 10 2,50 72 29 64,75 334,395 7 34 34 34 6258

35 0 HARUN YILDIZ -M 27 12 24,00 9 9 6,75 30 1 29,75 7 12 4,00 73 34 64,50 333,830 13 35 35 35 6342

36 0 GAMZE AYŞE MUTLU   27 11 24,25 10 8 8,00 26 4 25,00 8 6 6,50 71 29 63,75 331,633 11 36 36 36 6639

37 0 ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 12 32 8 30,00 12 7 10,25 22 10 19,50 7 12 4,00 73 37 63,75 330,785 8 37 37 37 6756

38 0 MİRZA SEZEN   29 11 26,25 14 5 12,75 20 6 18,50 8 11 5,25 71 33 62,75 328,303 12 38 38 38 7132

39 0 AHMET AGA 12 25 12 22,00 9 8 7,00 26 6 24,50 11 8 9,00 71 34 62,50 328,250 9 39 39 39 7146

40 0 RUMEYSA ARALA -MA 30 10 27,50 13 6 11,50 23 7 21,25 5 10 2,50 71 33 62,75 328,030 3 40 40 40 7185

41 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 32 8 30,00 17 2 16,50 18 5 16,75 0 2 -0,50 67 17 62,75 327,585 10 41 41 41 7252

42 0 SUDENAZ YÜKSEL 12 29 7 27,25 9 6 7,50 22 5 20,75 8 4 7,00 68 22 62,50 327,488 11 42 42 42 7270

43 0 EYLÜL DOĞAN -M 32 5 30,75 14 4 13,00 19 5 17,75 2 6 0,50 67 20 62,00 325,263 14 43 43 43 7589

44 0 CEYLİN KA RABACAK   29 11 26,25 13 4 12,00 18 6 16,50 8 6 6,50 68 27 61,25 323,823 13 44 44 45 7845

45 0 DAMLANUR MACİT   32 5 30,75 13 6 11,50 12 4 11,00 10 8 8,00 67 23 61,25 323,298 14 45 45 46 7932

46 0 EMRE ÇAĞAN -M 27 11 24,25 11 8 9,00 20 1 19,75 10 9 7,75 68 29 60,75 322,623 15 46 46 47 8034

47 0 M FURKAN ÖNEN   30 9 27,75 13 7 11,25 15 6 13,50 10 7 8,25 68 29 60,75 322,188 15 47 47 48 8123

48 0 YASEMİN NUR ARPACI -M 32 7 30,25 15 5 13,75 17 6 15,50 2 3 1,25 66 21 60,75 321,583 16 48 48 49 8256
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49 0 SUDENAZ GÜR -M 33 5 31,75 6 5 4,75 19 3 18,25 7 4 6,00 65 17 60,75 321,578 17 49 49 50 8257

50 0 TUBA DUMAN 12 29 9 26,75 12 5 10,75 21 8 19,00 7 12 4,00 69 34 60,50 321,393 12 50 50 51 8284

51 0 ŞEVVAL DALKIRAN   34 4 33,00 12 6 10,50 16 6 14,50 5 9 2,75 67 25 60,75 321,285 16 51 51 52 8304

52 0 M BERKE SEYRAN -M 26 12 23,00 12 7 10,25 17 0 17,00 10 6 8,50 65 25 58,75 316,775 18 52 52 53 9062

53 0 AEC -M 26 6 24,50 9 5 7,75 25 6 23,50 5 8 3,00 65 25 58,75 316,360 19 53 53 54 9147

54 0 PELİN GÖÇMEN 12 28 12 25,00 17 3 16,25 11 4 10,00 9 7 7,25 65 26 58,50 315,710 13 54 54 55 9257

55 0 FEYZA ERĞİDER -M 28 10 25,50 13 4 12,00 20 5 18,75 4 7 2,25 65 26 58,50 315,445 20 55 55 56 9321

56 0 ENSAR YAĞLI -M 24 6 22,50 12 7 10,25 18 7 16,25 10 8 8,00 64 28 57,00 311,535 21 56 56 58 10038

57 0 İLKNUR DEMİRÖZ   30 9 27,75 12 8 10,00 17 4 16,00 6 12 3,00 65 33 56,75 309,898 17 57 57 59 10359

58 0 MERT PERÇİN -M 30 6 28,50 10 7 8,25 21 9 18,75 3 7 1,25 64 29 56,75 309,730 22 58 58 60 10408

59 0 SUDEGÜL ÖZGÜL 12 30 10 27,50 14 6 12,50 13 14 9,50 9 9 6,75 66 39 56,25 308,570 14 59 59 61 10649

60 0   35 5 33,75 14 5 12,75 12 4 11,00 2 12 -1,00 63 26 56,50 308,203 18 60 60 62 10718

61 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 32 8 30,00 13 7 11,25 16 8 14,00 1 2 0,50 62 25 55,75 306,485 15 61 61 63 11065

62 0 İREM BİNİCİ -M 31 6 29,50 9 6 7,50 17 6 15,50 4 6 2,50 61 24 55,00 304,365 23 62 62 64 11511

63 0 ZEYNEP YALÇIN -M 31 7 29,25 11 6 9,50 14 0 14,00 1 1 0,75 57 14 53,50 299,798 24 63 63 65 12550

64 0 NİSA ŞEN -M 24 13 20,75 9 8 7,00 22 5 20,75 6 6 4,50 61 32 53,00 299,543 25 64 64 66 12608

65 0 DUHANUR HAYTA   23 15 19,25 8 6 6,50 20 3 19,25 8 4 7,00 59 28 52,00 296,818 19 65 65 67 13229

66 509 AZRA AKÇÖLT EKİN 12A 28 12 25,00 9 10 6,50 19 10 16,50 7 11 4,25 63 43 52,25 296,715 1 66 66 68 13247

67 0 İREM DAN *Lİ 12 29 9 26,75 9 6 7,50 15 4 14,00 6 8 4,00 59 27 52,25 296,478 16 67 67 69 13304

68 0 BEYZA SAKALLI   31 7 29,25 15 3 14,25 10 5 8,75 56 15 52,25 295,993 20 68 68 70 13401

69 0 TUBALKAN -MA 27 6 25,50 9 5 7,75 10 0 10,00 10 7 8,25 56 18 51,50 294,545 4 69 69 71 13743

70 0 BALTACI 12 27 8 25,00 9 5 7,75 17 7 15,25 5 6 3,50 58 26 51,50 294,420 17 70 70 72 13770

71 0 CEMRE AYDIN -M 28 6 26,50 10 8 8,00 17 4 16,00 4 12 1,00 59 30 51,50 294,125 26 71 71 73 13845

72 0 TUANA GÖKTAŞ   33 6 31,50 4 10 1,50 15 7 13,25 7 10 4,50 59 33 50,75 291,350 21 72 72 74 14535

73 0 ZELİHA UYSAL   32 7 30,25 12 4 11,00 9 0 9,00 0 1 -0,25 53 12 50,00 289,058 22 73 73 75 15085

74 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 10 8 8,00 18 6 16,50 1 0 1,00 56 26 49,50 288,410 27 74 74 76 15240

75 0 ETA   28 9 25,75 14 5 12,75 9 3 8,25 4 5 2,75 55 22 49,50 288,253 23 75 75 77 15281

76 0 BOEY   32 5 30,75 16 3 15,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 52 11 49,25 286,728 24 76 76 78 15686

77 0 SILAA -M 26 14 22,50 11 7 9,25 13 9 10,75 8 8 6,00 58 38 48,50 285,785 28 77 77 79 15931

78 287 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 14 2 13,50 11 4 10,00 1 9 -1,25 55 26 48,50 285,008 2 78 78 80 16127

79 0 SİNEM KINAY   26 11 23,25 10 8 8,00 17 7 15,25 3 5 1,75 56 31 48,25 284,763 25 79 79 81 16185

80 0 YİĞİT A -MA 34 5 32,75 12 5 10,75 7 8 5,00 53 18 48,50 284,413 5 80 80 82 16275

81 0 HAYRUNİSA   25 7 23,25 12 8 10,00 9 6 7,50 9 8 7,00 55 29 47,75 283,463 26 81 81 83 16531

82 0 NİL SAHRA AKIN -M 28 11 25,25 11 5 9,75 9 5 7,75 7 8 5,00 55 29 47,75 283,123 29 82 82 84 16626

83 0 DEFNE TOYRAN 12 29 10 26,50 8 9 5,75 16 8 14,00 4 10 1,50 57 37 47,75 282,820 18 83 83 85 16700

84 0 BEREN ELGEZEN -M 23 5 21,75 10 9 7,75 18 9 15,75 5 11 2,25 56 34 47,50 282,713 30 84 84 86 16726

85 0 MERVE A -M 30 10 27,50 13 7 11,25 10 5 8,75 1 3 0,25 54 25 47,75 282,640 31 85 85 87 16742

86 0 GON   25 10 22,50 11 4 10,00 16 5 14,75 52 19 47,25 281,770 27 86 86 89 17010

87 0 İREM B -M 28 12 25,00 13 5 11,75 12 7 10,25 53 24 47,00 280,690 32 87 87 90 17283

88 0 BURCU AKIN 12 32 6 30,50 13 5 11,75 5 4 4,00 50 15 46,25 277,710 19 88 88 92 18104

89 0 E Ç   30 8 28,00 3 0 3,00 16 6 14,50 3 10 0,50 52 24 46,00 277,300 28 89 89 94 18229

90 0 EMRE AKSU -M 26 14 22,50 9 9 6,75 14 8 12,00 6 8 4,00 55 39 45,25 275,890 33 90 90 95 18611

91 0 TUNAHAN TEZEL 12 26 14 22,50 12 6 10,50 12 6 10,50 5 13 1,75 55 39 45,25 275,800 20 91 91 96 18633

92 0 BUSE USLU   29 10 26,50 13 6 11,50 7 3 6,25 1 1 0,75 50 20 45,00 274,485 29 92 92 97 19025

93 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 26 14 22,50 12 8 10,00 14 7 12,25 52 29 44,75 274,220 34 93 93 98 19109

94 1003 M Y E 12A 23 11 20,25 12 6 10,50 14 6 12,50 4 11 1,25 53 34 44,50 273,808 3 94 94 99 19234

95 0 GUPSE ULUSOY -M 29 7 27,25 18 2 17,50 47 9 44,75 273,603 35 95 95 100 19298

96 0 CEYDA KONCA   28 9 25,75 11 6 9,50 10 3 9,25 49 18 44,50 273,043 30 96 96 101 19454
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KATILIMLAR

97 0 MİHRİBAN VARDAR 12 26 10 23,50 12 5 10,75 10 3 9,25 1 1 0,75 49 19 44,25 272,610 21 97 97 102 19581

98 0 ENES TURAN 12 22 17 17,75 10 7 8,25 15 5 13,75 5 7 3,25 52 36 43,00 269,683 22 98 98 103 20477

99 0 GÖRKEM GÜNAY -M 26 10 23,50 9 7 7,25 10 8 8,00 6 7 4,25 51 32 43,00 268,975 36 99 99 104 20668

100 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 20 7 18,25 8 7 6,25 18 11 15,25 5 8 3,00 51 33 42,75 268,853 37 100 100 105 20705

101 0 EMRE YILMAZZZ   27 11 24,25 11 3 10,25 9 1 8,75 0 2 -0,50 47 17 42,75 267,933 31 101 101 106 20974

102 0 GÜLNOR KARABAŞ -M 28 11 25,25 17 3 16,25 2 3 1,25 47 17 42,75 267,823 38 102 102 107 21010

103 0 NUR DEĞİL   29 7 27,25 16 2 15,50 45 9 42,75 267,563 32 103 103 108 21099

104 0 BURCU ESER -M 27 11 24,25 12 8 10,00 6 9 3,75 7 10 4,50 52 38 42,50 267,378 39 104 104 109 21161

105 0 ELİF İKBAL -M 30 8 28,00 15 3 14,25 45 11 42,25 265,955 40 105 105 110 21617

106 0 İREM GÜME   26 10 23,50 10 4 9,00 9 1 8,75 45 15 41,25 263,520 33 106 106 111 22383

107 0 BRK 12Z 23 12 20,00 6 7 4,25 16 8 14,00 4 6 2,50 49 33 40,75 262,565 1 107 107 112 22683

108 0 SEMANUR ALKAN   31 8 29,00 7 8 5,00 7 4 6,00 2 5 0,75 47 25 40,75 261,325 34 108 108 113 23083

109 0 ZYNVİE -M 18 4 17,00 8 9 5,75 7 9 4,75 13 2 12,50 46 24 40,00 261,090 41 109 109 114 23168

110 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 30 10 27,50 10 5 8,75 5 3 4,25 45 18 40,50 260,735 42 110 110 115 23268

111 0 EGEMEN ARABACI   30 7 28,25 10 10 7,50 4 5 2,75 4 10 1,50 48 32 40,00 259,188 35 111 111 117 23782

112 0 BAHAR ŞEKER -M 27 10 24,50 7 8 5,00 10 10 7,50 5 9 2,75 49 37 39,75 258,970 43 112 112 118 23847

113 0 FUNDA ÖĞÜRCE   25 9 22,75 4 5 2,75 9 9 6,75 9 9 6,75 47 32 39,00 257,093 36 113 113 119 24470

114 0 EBRAR NERİS ÖZCAN   22 16 18,00 10 8 8,00 14 8 12,00 4 13 0,75 50 45 38,75 256,715 37 114 114 120 24578

115 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 12 5 10,75 2 0 2,00 42 15 38,25 254,200 44 115 115 122 25340

116 0 YİĞİT AKBABA   20 11 17,25 7 8 5,00 12 3 11,25 6 7 4,25 45 29 37,75 253,933 38 116 116 124 25422

117 0 MELİS PAST   21 8 19,00 8 5 6,75 13 4 12,00 2 8 0,00 44 25 37,75 253,535 39 117 117 125 25541

118 0 SU ŞAHİN   30 10 27,50 11 9 8,75 2 2 1,50 43 21 37,75 252,430 40 118 118 126 25922

119 0 ELİF RANA KILIF   26 10 23,50 4 4 3,00 10 7 8,25 4 5 2,75 44 26 37,50 252,305 41 119 119 127 25965

120 0 AL Ç   20 7 18,25 14 6 12,50 7 8 5,00 2 5 0,75 43 26 36,50 249,888 42 120 120 128 26783

121 0 KERİM -M 24 12 21,00 5 10 2,50 14 6 12,50 1 5 -0,25 44 33 35,75 247,225 45 121 121 130 27671

122 0 EBRU ALİ 12 28 11 25,25 3 6 1,50 9 7 7,25 4 9 1,75 44 33 35,75 246,753 23 122 122 131 27832

123 0 ADA DİLARA BOZ   19 7 17,25 5 3 4,25 14 2 13,50 1 3 0,25 39 15 35,25 246,223 43 123 123 132 28018

124 0 MELİKE İŞ   24 12 21,00 6 8 4,00 7 7 5,25 7 8 5,00 44 35 35,25 245,925 44 124 124 133 28129

125 0 GÜL MÜHÜRCÜ   24 9 21,75 12 6 10,50 3 1 2,75 39 16 35,00 244,983 45 125 125 134 28422

126 0 SONGÜ  AKIN -M 19 9 16,75 9 10 6,50 11 8 9,00 5 10 2,50 44 37 34,75 244,868 46 126 126 135 28465

127 0 RABİANUR YUSUFĞLU -M 25 12 22,00 11 7 9,25 4 5 2,75 1 1 0,75 41 25 34,75 244,115 47 127 127 136 28731

128 0 BARTU TOSUN -M 24 16 20,00 10 10 7,50 8 5 6,75 42 31 34,25 242,835 48 128 128 137 29147

129 0 YAĞMUR ALBAYRAK -M 30 9 27,75 9 10 6,50 1 3 0,25 40 22 34,50 242,583 49 129 129 138 29228

130 0 EMRR   21 13 17,75 7 9 4,75 13 5 11,75 1 6 -0,50 42 33 33,75 241,598 46 130 130 140 29553

131 0 K -M 18 16 14,00 9 7 7,25 15 3 14,25 0 8 -2,00 42 34 33,50 241,270 50 131 131 141 29664

132 0 TUANA A -M 25 12 22,00 6 7 4,25 8 3 7,25 39 22 33,50 240,310 51 132 132 142 29969

133 0 AKADİR ÇETİNKAYA   25 15 21,25 10 10 7,50 5 3 4,25 40 28 33,00 238,898 47 133 133 143 30437

134 0 BBBÇ   25 11 22,25 12 6 10,50 37 17 32,75 238,013 48 134 134 144 30730

135 0 EFA   25 11 22,25 11 5 9,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,003 49 135 135 145 30737

136 0 ÖD -MA 30 9 27,75 6 10 3,50 36 19 31,25 236,515 6 136 136 146 31264

137 0 VAKUP KAÇAR   24 11 21,25 9 5 7,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 36 20 31,00 232,828 50 137 137 148 32500

138 0 NEHİR GENÇ   17 15 13,25 5 9 2,75 15 6 13,50 3 10 0,50 40 40 30,00 230,898 51 138 138 149 33147

139 0 EKİN KOTANOĞLU -M 24 11 21,25 7 8 5,00 3 4 2,00 4 8 2,00 38 31 30,25 230,673 52 139 139 150 33218

140 0 OSMAN BALLI -M 19 7 17,25 12 5 10,75 2 0 2,00 33 12 30,00 230,438 53 140 140 151 33302

141 0 YAVUZ SULTAN SELİM -M 8 4 7,00 9 6 7,50 16 7 14,25 3 9 0,75 36 26 29,50 230,210 54 141 141 152 33365

142 0 ESRANUR YILDIZ -M 28 9 25,75 6 7 4,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 35 20 30,00 229,223 55 142 142 155 33718

143 0 ABDURREZZAKDIGIDIK -M 21 13 17,75 12 8 10,00 4 2 3,50 0 9 -2,25 37 32 29,00 227,183 56 143 143 156 34368

144 0 HELİN NEMLİ   20 20 15,00 13 7 11,25 3 2 2,50 36 29 28,75 226,875 52 144 144 158 34492
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145 0 ALPER KUVAN -M 17 12 14,00 7 8 5,00 9 2 8,50 2 4 1,00 35 26 28,50 226,290 57 145 145 160 34682

146 0 ZÜBEYİR SOYDAN -M 13 5 11,75 9 2 8,50 9 4 8,00 2 8 0,00 33 19 28,25 225,788 58 146 146 162 34849

147 0 İKRA ENG -M 18 6 16,50 3 1 2,75 7 1 6,75 3 3 2,25 31 11 28,25 225,260 59 147 147 163 35043

148 0 SEVGİ GÖZ   17 23 11,25 11 9 8,75 12 28 5,00 6 14 2,50 46 74 27,50 223,688 53 148 148 164 35527

149 0 PELİN ILGIN ÖZCAN -M 27 13 23,75 7 13 3,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 36 33 27,75 222,738 60 149 149 165 35822

150 0 MERVE ÇELİK -M 25 10 22,50 8 11 5,25 0 1 -0,25 33 22 27,50 222,115 61 150 150 166 36033

151 0 İBRAHİM AÇIL -M 22 8 20,00 7 4 6,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 32 21 26,75 220,155 62 151 151 167 36683

152 0 NK -M 24 8 22,00 6 10 3,50 1 0 1,00 31 18 26,50 219,170 63 152 152 168 37011

153 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 25 9 22,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 31 18 26,50 219,073 64 153 153 169 37050

154 0 NUR SEVEN -M 20 20 15,00 10 10 7,50 6 10 3,50 36 40 26,00 218,570 65 154 154 170 37214

155 0 ESMA ÖZAKAN   19 16 15,00 13 5 11,75 0 4 -1,00 32 25 25,75 217,775 54 155 155 172 37464

156 0 FRED   10 5 8,75 7 8 5,00 14 10 11,50 31 23 25,25 217,118 55 156 156 173 37687

157 0 FATİHGİANNİSTERİM   18 9 15,75 10 6 8,50 2 4 1,00 30 19 25,25 216,248 56 157 157 174 37931

158 0 YASEMİN ALACALAR   19 13 15,75 11 6 9,50 30 19 25,25 216,208 57 158 158 175 37943

159 0 BEYZA ALKOÇ   22 11 19,25 6 3 5,25 1 1 0,75 29 15 25,25 215,753 58 159 159 176 38101

160 0 GÖKHAN TEPE -M 21 13 17,75 4 8 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 31 24 25,00 215,303 66 160 160 177 38231

161 0 YAKIŞIKLI GÜVENLİK -M 18 12 15,00 9 8 7,00 3 2 2,50 30 22 24,50 214,040 67 161 161 178 38618

162 0 CÜNYIR   21 19 16,25 6 5 4,75 5 3 4,25 0 3 -0,75 32 30 24,50 213,848 59 162 162 179 38671

163 0 FURKAN ATAYAN -M 21 17 16,75 10 8 8,00 0 1 -0,25 31 26 24,50 213,803 68 163 163 180 38698

164 0 ARSEE   19 14 15,50 8 9 5,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 31 29 23,75 211,690 60 164 164 181 39347

165 0 BERRA YÜTŞSR   17 20 12,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 6 3 5,25 30 27 23,25 210,865 61 165 165 183 39627

166 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 24 10 21,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 28 18 23,50 210,175 69 166 166 185 39836

167 0 S S B -M 23 9 20,75 6 9 3,75 1 9 -1,25 30 27 23,25 209,518 70 167 167 186 40053

168 0 BÜŞŞ Ç   19 9 16,75 3 5 1,75 7 5 5,75 1 10 -1,50 30 29 22,75 208,468 62 168 168 187 40367

169 0 MERVEEEEĞ   20 6 18,50 3 3 2,25 5 6 3,50 1 10 -1,50 29 25 22,75 208,240 63 169 169 188 40443

170 0 -M 19 12 16,00 4 4 3,00 4 5 2,75 2 6 0,50 29 27 22,25 207,135 71 170 170 189 40799

171 0 BÜŞRA Ç 12 15 17 10,75 9 7 7,25 1 1 0,75 3 0 3,00 28 25 21,75 206,408 24 171 171 190 41045

172 0 R     E -M 19 12 16,00 7 4 6,00 26 16 22,00 206,360 72 172 172 191 41053

173 0 BEYZANUR   22 18 17,50 7 11 4,25 2 12 -1,00 4 12 1,00 35 53 21,75 205,450 64 173 173 192 41332

174 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 9 18,75 4 8 2,00 25 17 20,75 202,228 73 174 174 193 42198

175 0 SELENAY SENE M -M 21 12 18,00 4 8 2,00 0 1 -0,25 25 21 19,75 199,305 74 175 175 195 43033

176 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 22 16 18,00 5 12 2,00 0 1 -0,25 27 29 19,75 199,305 74 175 175 195 43033

177 0 NURAYY -M 17 13 13,75 7 5 5,75 24 18 19,50 199,103 76 177 177 197 43086

178 0 CEREN -M 16 23 10,25 9 10 6,50 3 5 1,75 2 5 0,75 30 43 19,25 198,833 77 178 178 198 43167

179 0 SAMİ KARAKAYA 12A 17 22 11,50 4 8 2,00 9 8 7,00 2 13 -1,25 32 51 19,25 198,590 4 179 179 199 43232

180 0 ELLİFE   18 11 15,25 5 8 3,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 26 28 19,00 197,378 65 180 180 200 43519

181 0 HAMZA DİNÇER   14 21 8,75 10 10 7,50 2 2 1,50 26 33 17,75 194,468 66 181 181 201 44260

182 0 Z     YAVUZER   15 17 10,75 8 7 6,25 2 7 0,25 25 31 17,25 192,708 67 182 182 202 44701

183 0 A F   13 8 11,00 2 2 1,50 5 6 3,50 3 8 1,00 23 24 17,00 191,950 68 183 183 203 44869

184 0 FATMA   21 16 17,00 4 10 1,50 1 9 -1,25 26 35 17,25 191,885 69 184 184 204 44897

185 0 RIDVAN ÇAPAKLI -M 16 11 13,25 7 6 5,50 0 7 -1,75 23 24 17,00 191,548 78 185 185 205 44980

186 0 KAMURAN KARA   18 14 14,50 4 6 2,50 22 20 17,00 191,455 70 186 186 206 45004

187 0 TUANATORLAK   19 14 15,50 1 2 0,50 2 4 1,00 22 20 17,00 191,325 71 187 187 207 45029

188 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 6 13 2,75 1 7 -0,75 26 38 16,50 189,945 72 188 188 208 45386

189 0 BERGEN -M 13 10 10,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 20 15 16,25 189,710 79 189 189 209 45437

190 0 AYŞE K -M 14 9 11,75 6 6 4,50 0 3 -0,75 20 18 15,50 187,283 80 190 190 210 45979

191 0 EFE ÇETİN   16 18 11,50 5 11 2,25 3 7 1,25 24 36 15,00 185,805 73 191 191 211 46306

192 0 ELSA   15 2 14,50 15 2 14,50 185,790 74 192 192 212 46309

                                                4 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT 209 209 233 53422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,7 10,7 20,02 8,2 5,9 6,71 10,4 4,6 9,30 3,5 4,7 2,38 44,9 25,8 38,41 253,110

Okul Ortalaması 23,9 10,6 21,27 9,2 6,3 7,63 11,7 4,8 10,55 4,1 5,1 2,81 49,0 26,8 42,26 265,680

KATILIMLAR

193 0 SELÇUK PAKER -M 9 10 6,50 7 9 4,75 2 2 1,50 18 21 12,75 179,720 81 193 193 214 47609

194 0 HAVVA AKGÜN -M 15 13 11,75 5 11 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 28 13,00 179,703 82 194 194 215 47610

195 0 TUĞBA TEKİN   10 11 7,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 16 15 12,25 178,123 75 195 195 216 47935

196 0 BERFİN ASLAN   14 24 8,00 4 13 0,75 4 5 2,75 22 42 11,50 175,690 76 196 196 217 48393

197 0 FERİDE GÖÇMEN   11 11 8,25 3 2 2,50 14 13 10,75 173,393 77 197 197 218 48780

198 0 CANİP ÖZCAN -M 11 24 5,00 5 6 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 18 30 10,50 173,100 83 198 198 219 48820

199 0 GÖZDE -MA 14 25 7,75 2 18 -2,50 4 5 2,75 6 14 2,50 26 62 10,50 172,803 7 199 199 220 48891

200 0 TUĞÇE -M 6 11 3,25 9 12 6,00 3 11 0,25 18 34 9,50 170,700 84 200 200 221 49205

201 0 ****** ***D**Ç -M 10 16 6,00 3 10 0,50 7 19 2,25 20 45 8,75 167,645 85 201 201 222 49675

202 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   8 14 4,50 5 7 3,25 0 1 -0,25 13 22 7,50 164,065 78 202 202 224 50174

203 0 NUR DEĞİRMENCİ -M 7 17 2,75 5 7 3,25 12 24 6,00 159,763 86 203 203 225 50711

204 777 HELİN DURU   10 30 2,50 0 12 -3,00 7 3 6,25 2 15 -1,75 19 60 4,00 153,685 79 204 204 227 51360

205 0 BGENÇN ÖZ  Ç -M 5 8 3,00 3 15 -0,75 2 6 0,50 10 29 2,75 149,915 87 205 205 228 51736

206 0 MESUTCAN -M 8 26 1,50 3 17 -1,25 5 10 2,50 0 4 -1,00 16 57 1,75 147,050 88 206 206 229 51961

207 0 CİHAT SARSILMAZ -M 11 29 3,75 7 13 3,75 6 34 -2,50 1 19 -3,75 25 95 1,25 145,138 89 207 207 231 52093

208 0   0 0 0,00

209 0 BERKEHAN HASIRCIOĞLU-M 5 34 -3,50 4 14 0,50 2 16 -2,00 5 15 1,25 16 79 -3,75
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SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 39,03 42,26 38,41

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,203 253,110 18 60 60 62 10718

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 63 26 56,50 47 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEaAECECBbACBBDaCDDEAEBCAECDecDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACecAC bEBeeECBECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBE E  b  DB        e CBACCA be         

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bc b e  cbe d aeEbCd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 6 1 60
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A F 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,950 253,110 68 183 183 203 44869

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 23 24 17,00 14 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcE   CEe bACcBDcCacd               

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal                 CbeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEb adD eaB a                          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen eaEb eb EbdEe       

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 2 3 10
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A Hİ AL YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,783 253,110 9 28 28 28 5227

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 75 29 67,75 56 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAABdECEADbcBACCEcBAEaBeDCEACBEAEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABCEBbcEdABCECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Dc BDBbDCEECEBD  Aa  e C e acc ed   CCCB

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEcA CBdDcDcC  e dCc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 2 4 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DİLARA BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,223 253,110 43 123 123 132 28018

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 39 15 35,25 29 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe EbCABab  ceEdcA C BDBCD  AE CAECD       

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal A aB a  EBA c            

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DB CEE   e B E  aEA  CC   CA    C       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  a b    E e         

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 4 0 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKADİR ÇETİNKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,898 253,110 47 133 133 143 30437

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 40 28 33,00 28 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBaCbAdCECEADcccACCcDBAaDcebCEACBEbEcaCc

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal adAAcaEBdcEeeBaECEeD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Dd   B  CEEb                a           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AL Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,888 253,110 42 120 120 128 26783

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 43 26 36,50 30 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCABBE   bE   ACc   aDa  E C ECDeBDEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACeBACcbEBedcCBECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BdCEE a B B       aeCae   ca           

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bb   C D       b db 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 3 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 5 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARSEE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,690 253,110 60 164 164 181 39347

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 31 29 23,75 20 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe abCABebDA      ACBBDc eabAEBCdEbaeBaEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal edad CaCE cBECeEC ee     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik a bC EC Ee    a                         

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen e              e    

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BBBÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,013 253,110 48 134 134 144 30730

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,17 7,63 6,71

Toplam: 120 37 17 32,75 27 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAcBCbeEAcEcaACCEDBeEDdd  EACBc  DDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAAdCEBe cBce ECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,690 253,110 76 196 196 217 48393

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 22 42 11,50 10 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe dbCAcccDAEbEe AdCaBDddbaacEeCebbaddad BD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal eaaB aBdb ecEeeEa ee     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik D adEECa a    c                         

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 5 14 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YÜTŞSR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,865 253,110 61 165 165 183 39627

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 30 27 23,25 19 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBaCd eCdbcAbdBaedbcadbEDBADCEdCec  cDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAeBCE eB               

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik cd                                      

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen c      BDEcBCdE     

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ALKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,753 253,110 58 159 159 176 38101

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 29 15 25,25 21 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe dCCABc  AE ab AACBBDBCDbddEB  E acBDEAdc

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ebD  C  E      E EeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik    C            a                       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,875 253,110 3 6 6 6 1266

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 5 0 5,00 71 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 5 0 5,00 71 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 15 0 15,00 75 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 87 11 84,25 70 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDAECECBAACBBDcCDD bEdC ECDABD cBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBACBCEBAcc  EC eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEECD BDB aDBea C CCB  Cd  D CACBCC  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEEA C DEDB  BCD ECC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 1 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SAKALLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,993 253,110 20 68 68 70 13401

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 56 15 52,25 44 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBdDAdCECBAACcBDBCDDbAE CAE DedDEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaaACBCEBA EaBECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DB CEEeD cDB    eaA   eB                

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,450 253,110 64 173 173 192 41332

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 35 53 21,75 18 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcaDcEeEdcAcCBBDcCaacccBCdECaAdbEdBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal eCadea dE ecbecECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik bB   dd c ce d c b   b      Db    d     

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Aad ce Dcad a dDdEdb

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BOEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,728 253,110 24 76 76 78 15686

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 52 11 49,25 41 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe eBdCAABCECEADEeBACCEDB  DBADCEdCBEAE DCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABCEBeBEBdB ECEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik D     E   Ed     A          e           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen          d          

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ANILIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,328 253,110 1 3 3 3 881

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 6 0 6,00 86 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 92 17 87,75 73 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDAECECBAACdBDeCDcEAEBbAECDeBDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaadACB EBABcCBECb B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBabEECD BDB ED eEACbCCB  CA cDdC  BCCCA

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEEABC DEDBECBdDEECC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 1 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE USLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,485 253,110 29 92 92 97 19025

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 50 20 45,00 38 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAAcCE ceDEeBACCcbBAEDBeDCEACBEbEcDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABCEBCdcdeB EeEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik    BDa DdEE a                      A   B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen                   bE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞŞ Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,468 253,110 62 168 168 187 40367

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 30 29 22,75 19 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAd CE E DEcBACCEbB cDd beE  eE   D  

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal      ad   c    bCEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  a B eEDdaECdBD                         

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEaeebeeedb         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 5 7 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KONCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,043 253,110 30 96 96 101 19454

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 49 18 44,50 37 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCdBcdDdE ECBAACBcDBCDDEAE CAEeDAdDb Bb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBbC  EBedECeECE e     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEEd   DB    e A  C B                

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 0 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KA RABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,823 253,110 13 44 44 45 7845

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 68 27 61,25 51 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCeABCEeEAebcBACCEbBAEadADeEACBEAEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DdAABCEB cEeeB ECEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Da  DB  CEECdBD  ACbdB C CAaa  A     C B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  EcA C BDcDae  D eaE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 2 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CÜNYIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,848 253,110 59 162 162 179 38671

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 32 30 24,50 20 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcbbcEdabcAbCBBDdCDcddcBCAEdDedDEcBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDBAaadEBc              

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DdaCEE     e               A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen ed c                

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLANUR MACİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,298 253,110 14 45 45 46 7932

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 67 23 61,25 51 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAABCECEADbBBACCcDBAEDBA e AC EAEDDaa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABCEc ccBAdaECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik b    c DCEECE  E          A    AC   dCaB

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEbAbCBdDED aE adeCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUHANUR HAYTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,818 253,110 19 65 65 67 13229

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 59 28 52,00 43 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCAccdDecCECcAACBBDaCbcEAEBC EaDeaa ABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal     Aa  EBeBceeEbEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEEC  eDB EDBeEAC  CB CCA    C       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  EEA e DEDdcaB    C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 0 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,300 253,110 28 89 89 94 18229

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 52 24 46,00 38 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe bB CAABdECEADEeBdbCEbBAEDB DCEdCBEbEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal                 CEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  cEBDB eCEEbEBD  AC  e C  AaeB       C  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen b a  C dDEc da ed bc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 4 1 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR NERİS ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,715 253,110 37 114 114 120 24578

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 50 45 38,75 32 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe c CdcBdDbEbEC AACaBDBCDDEeccbbEaDABDdeBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AeacAC  EaeBEeBECdcB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BddEaeaEBDBEED aE   CCBAe c            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEdb ebad dEbebcdcC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 2 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,003 253,110 49 135 135 145 30737

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 38 21 32,75 27 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBc AA CEbEADc BACCcbBA DdeabEACBEAEDaCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal eaAABCEBeBba   ECEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik    B c  dEd      c                      

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  c                  

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,805 253,110 73 191 191 211 46306

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 24 36 15,00 13 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECaABaa   Cd  bAC cDBCcadAdBCeECbeacdcBe

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaecA    edBcdacbEbB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik eaEdEba  a aE                           

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ARABACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,188 253,110 35 111 111 117 23782

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 48 32 40,00 33 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAcBbDAEd   AAbBBedCDDEAEBCAECDABDEdBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaaBACBdEBecddBECace     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdC  e  B                 c  e      a  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen baE  e acDedbc D  Cd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,830 253,110 6 24 24 24 4516

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 77 30 69,50 58 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCAccdDAECECBAACcBDaCbDcAEBbeECDAdDbABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal cdaBAC bEBeBECBEC DB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEEd EBDBE DBeEACDCCBA Cc E dC CBCCC 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AE e C aEedaa CDEcbe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 1 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜLCE ŞAFAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,140 253,110 7 25 25 25 4590

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 78 34 69,50 58 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAbcdECEADEcBACCEDBdbDBADCEACBEbEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaAABCEBbBEeeeb CcBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDB D EEC BDaDACCABCCDCAEeB ACBD Cd c

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bdbADedeDEDcdcEDdebc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 10 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF RANA KILIF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,305 253,110 41 119 119 127 25965

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 44 26 37,50 31 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBaD  bE  AACcBeaCDDEcEBCbECDAaaEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdeBAa  Ea               

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBad E a BD  EDBaac DC     c            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen   E  C bc d    aEEb 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 3 1 30
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELLİFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,378 253,110 65 180 180 200 43519

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 26 28 19,00 16 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DB  AA  b    dBBAC aba  aBebCEcCeEAEcDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal cCAd  Ea  caee  aEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik   c Dc       B              a           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  ddb e  c b       C 

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,790 253,110 74 192 192 212 46309

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 15 2 14,50 12 39,03 42,26 38,41

TYT Matematik DdEBDBEDC ECEBD       CC b              

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 2 1 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YILMAZZZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,933 253,110 31 101 101 106 20974

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 47 17 42,75 36 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCdcBbbc aEe AACcBeBCDDEAEBCAECDeBDdABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDBAC eEB     ECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BEC EC dB   E  D          A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen                  cb 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,598 253,110 46 130 130 140 29553

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 42 33 33,75 28 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DB CAA CEbEADaa cCCEDBd DBeDeEdC ce caCe

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal abAABaEa eEBb  dbEe      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  EE DB cCaECEBD  A     Ce  Ee a         

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   a  C   bc d     bc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 1 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÖZAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,775 253,110 54 155 155 172 37464

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,17 7,63 6,71

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 32 25 25,75 21 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBddAe e e cDEccdCCEbBA DaecCE CeEAEDDdd

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaA BCEBC EBeBeECEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Fen      a  acb         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,253 253,110 23 75 75 77 15281

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 55 22 49,50 41 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAcBdDAEb C AACBBeBCDD cEBCcEeDAdaEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBACBCEBeBcCeEC eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BEC Ed  cD  E  aE   C        D         

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen A Eb e Dc e b    E  

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİHGİANNİSTERİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,248 253,110 56 157 157 174 37931

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,17 7,63 6,71

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 30 19 25,25 21 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAAcdECcA b BACCcDBA Daec EA         

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DaAAB aB  aBecC CEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Fen   a  C e cD a       

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 8 3 40
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,885 253,110 69 184 184 204 44897

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 26 35 17,25 14 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcde  abd eACcBDdCDbEAEBCbECbAdaEcBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal A e  ec d Accd bCaeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  cdb a b d aE bd                        

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE GÖÇMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,393 253,110 77 197 197 218 48780

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 7,17 7,63 6,71

Toplam: 120 14 13 10,75 9 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe Da aAbddECEA ccBAC    A Dce e          c

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal e A BC    b              

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 4 4 20
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FRED 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,118 253,110 55 156 156 173 37687

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 31 23 25,25 21 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe dCCABBE   ec  AcCaBD                    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal     AacbEBcdae ECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBcCEd caBDBE   ab eDCC dCeADc          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 2 0 10
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 5 3 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA ÖĞÜRCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,093 253,110 36 113 113 119 24470

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 47 32 39,00 33 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAe  ECE DdcBACbcbBeEDaADCEACBEAE b  

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal eec  b    Ea   E EB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  EEB c  Ca bdBD cA       CA ae  aa      

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen eEaA CBcDEDeaE addbE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 1 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE AYŞE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,633 253,110 11 36 36 36 6639

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 71 29 63,75 53 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAABdECEeDEBcACCEbBdEbBAbeEbCeE EDDC 

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaAABaEBe EaeddECEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDBEDedECEBDEDAC  B C dAEa  AC DACC  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  EbA C dDED ad  CdCc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 1 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GON 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,770 253,110 27 86 86 89 17010

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 52 19 47,25 39 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCABBE c  Ed  ACBBDaCbDEAdBCAEeDedDEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaDaAC CEB eE  EC cB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik D dCEEe Ea B aDBcEAC CCB   A    C       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 0 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL MÜHÜRCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,983 253,110 45 125 125 134 28422

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 20,42 21,27 20,02

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 39 16 35,00 29 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCeA   e   EaBACCEDBAEbBcDCEbe EcEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Matematik D  BeB DdaECdBD aAb  B C   E            

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   c     DED         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 3 1 30
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA DİNÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,468 253,110 66 181 181 201 44260

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 26 33 17,75 15 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCbBcca  b   AAadBDcCacabcaCAECaeeaabBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdacAacdEBbeEaBECEDe     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik          B   dD a                       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,463 253,110 26 81 81 83 16531

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 55 29 47,75 40 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDAEbaC AACcBDBdDcEAEBbcECD       

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBACBeEBcccadbCcDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik                  EA DCCBb a c  dCd  CCa 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AaEd C DcDdEeBdaEcC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 3 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 4 2 40
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN DURU 777   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,685 253,110 79 204 204 227 51360

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 12 -3,00 -15 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 19 60 4,00 3 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe badAccEDecCddcedCddecdbedbEabcdCacBaacBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal caeccbae        adec     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BbeaE  EBD  E                    C     

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen ecEbdeecdce ecCc  ee

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN NEMLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,875 253,110 52 144 144 158 34492

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 36 29 28,75 24 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe EaCABaEDbceEeaeAacBDaCDacAEBCAbCDbdDaeea

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACecACBbEBecceBECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik       e  B          a C    A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 1 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA PALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,455 253,110 10 33 33 33 6249

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 70 21 64,75 54 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAcBEDeECEC AACcBe CDD eEBC ECDccDEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaaBAC  EBeBE  ECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik   ECEECc dD  EDBeEAC CCBA CA    C    C  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bcEA C acDdEdBC  ECd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 0 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AYDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,693 253,110 2 5 5 5 1125

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 90 17 85,75 71 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBaCAABCEeEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDbCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABCEBCecaeB ECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEcBDBEDCEECdBDEDAC ABCC eAae C C D dC  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEcA CBdDcDe E DC CE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 1 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİRÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,898 253,110 17 57 57 59 10359

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 65 33 56,75 47 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAAaCEbE DEcBACCEDBAcDaeeCEcCBEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal abAABaEBbdddeBCECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDBEeCaEd BDa AC ABCC  A             

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEa  CcBDbbcbddadaCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 0 60
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜME 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,520 253,110 33 106 106 111 22383

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 45 15 41,25 34 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAbce CEc EaBACCEDBAEDBcaeEACBE cDD B

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal  Cc BCEB  Ed edECEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik    BDB  C    BD   C   CC    a           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 3 0 30
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMURAN KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,455 253,110 70 186 186 206 45004

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 7,17 7,63 6,71

Toplam: 120 22 20 17,00 14 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBd A bc  Ae cBDaCDa c  CeEeDcdDcdBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal Aae  CcCaBd a            

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 8 9 40
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,188 253,110 15 47 47 48 8123

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 68 29 60,75 51 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBeaAA eEdEbcEBBACCEbBAEDBADdEACBEAEDaCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABCEBdBEaeddECEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDBbbCEECEBD  AC      b   B    e a  e

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEbA Cad EDBdE DCCbc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 3 1 30
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,925 253,110 44 124 124 133 28129

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 44 35 35,25 29 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCAcaEcecCECdAAC BDBCD  cEBebECDA DdABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal  dDcAa dEcec   EC cB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBaC  Cc B   a  a             D C  d bd 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  cE BC DEbd a CedcCe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS PAST 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,535 253,110 39 117 117 125 25541

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 44 25 37,75 31 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe D BCAABCEdE   cdAC EbBAEDBebCaAC Eb     

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaAABaE   d A   CEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik D b  B  d  CEB E AC ABCCDb  a           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen cEb  e e c c   a  bE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 1 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEEEEĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,240 253,110 63 169 169 188 40443

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 29 25 22,75 19 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAb  ECE DEcBACCEbBAcDd b     E   D  

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal      a         bCEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  a Bae Dda bEBD                         

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEaeebeeedb         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 6 4 30
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA SEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,303 253,110 12 38 38 38 7132

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 71 33 62,75 52 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe bCCABcdaccCcCcAACBBDdCDDEAEBCdECDABDEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBAC bEeeBEbBECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEaCD aDBEbDBeEACeCCBA  A         e  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AbEAaC aEcddaadDdECe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 1 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,898 253,110 51 138 138 149 33147

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 40 40 30,00 25 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe EbdABcc ccebd bACBBD CDDEAceCcEdD aD    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal e e eCe c eB e ECbDe     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DB CE dD BD cE BDE   C B  Cde e      Ca 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen badbdC bc e  e c EC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 5 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 4 1 40
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR DEĞİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,563 253,110 32 103 103 108 21099

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 7,17 7,63 6,71

Toplam: 120 45 9 42,75 36 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBadA C   dDEcBACCEDBeEDaADCEACBEAdDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABCEBC EBeeCECEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,330 253,110 5 19 19 19 3797

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 80 31 72,25 60 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBdDAECECcAACcBDBCDDEAEBCAEbbABDEcBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdaBACaeEadBECeECdeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEECb BDBdEDBeEACeCaB   A  D aeC CCCd

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEEbBe DEDdEaBdDdEdd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 2 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,325 253,110 34 108 108 113 23083

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 47 25 40,75 34 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDAEdaCcAACcBDeCDDcAE CdECDeBDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal cdacACB Ed c  eECE e     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik eB C     cDB    ad   CC    A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen   E    ace E e    b 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 3 0 30
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ GÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,688 253,110 53 148 148 164 35527

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 11 19 6,25 21 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 46 74 27,50 23 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCbABdEdcbDdBeACCEaBdaDBbeCdAacbecabde

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAAdaEdbaEcdBCECEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik cEbBadEDCccCaBbdeAbCdedCbabcDedcbabcdedB

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen dEbAceBdacDadbEaCdab

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 3 7 30
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 3 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DALKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,285 253,110 16 51 51 52 8304

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 67 25 60,75 51 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAA CECEADdcBACCEbBAED ADCEACBEdEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DaAABCEcb cBeBC CEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Dc BDB DdEECdB b Ab A CC  A cB       C  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen c bb e dDcDaaa D  CE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM KINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,763 253,110 25 79 79 81 16185

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 56 31 48,25 40 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcb AE aCBAACcBDcCDDdAEeCAECbbdD eBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AbDaAC  EBeBcaecCEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  Bdb ECD BDB ED ed e CCB CbA    C CB  a 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  b     Dcbe C    cC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 2 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,430 253,110 40 118 118 126 25922

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 43 21 37,75 31 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBdeAedCEaEdDEaBACCEDBedDBADCEACBcAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal ebAbBaEBCadBbBaEeEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      B  e        A     b                

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÖKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,350 253,110 21 72 72 74 14535

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 59 33 50,75 42 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAb CEbEADEBBACCEDBcEDBAbCEACBEccDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal ad eBacd  aeee  CEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Dad DBEDdEECdBD  A   B  DCebcB          

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen dEbb CBeDde eb aCdCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 0 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANATORLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,325 253,110 71 187 187 207 45029

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 22 20 17,00 14 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBB AA  Ee   ccdACCabBeEDBebaE bcEAdcDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal             e   C c      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      a  e    BD  c      e               

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,123 253,110 75 195 195 216 47935

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 16 15 12,25 10 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe   CAdca    d   b  BD   c    C ECcbdDdABc

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal         E          B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik          a          e CB   c            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen A      b D          

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 7 7 35
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 2 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VAKUP KAÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,828 253,110 50 137 137 148 32500

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 36 20 31,00 26 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAA eEb    BaACbEDBAbaeAaCEbCBEAEDDCc

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal  CAABbE b caAB  CcB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik     Dc D      D                         

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen        e cb         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ALACALAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,208 253,110 57 158 158 175 37943

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,17 7,63 6,71

Toplam: 120 30 19 25,25 21 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBB Ab  bd   daBACCEDBdbDBeDeE e dAEDaaB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DbA BCEa BEdee cCEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AKBABA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,933 253,110 38 116 116 124 25422

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 45 29 37,75 31 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcC A eECccDEccACCEbBeEDdeD EAC Eb     

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aeAe acc  EecB E EBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  a B B   E CdBD  A     C    e C C D C   

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEbb C dcED da    Cc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 0 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Z     YAVUZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,708 253,110 67 182 182 202 44701

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,17 7,63 6,71

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 25 31 17,25 14 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe e dbAAB E EebbaB CCEbB EDd DCEde  cdcaba

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal abA BC abB aAe  CEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Fen cE e      Dd  ac  ea

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 7 9 35
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHIDE NUR ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,133 253,110 8 27 27 27 5177

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 20,42 21,27 20,02

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 7 0 7,00 100 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 71 17 66,75 56 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe cCeABcd    b  cbbaaeBCDD AdBb ECDeBa    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Matematik DBECEECDEBDBEEDBeEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEEABCDDEDBECBCcEECC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 5 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 10 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,900 253,110 4 9 9 9 1809

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 86 22 80,50 67 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABc DAECECBAACcBeBCacEeEBCAEeDAdDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AeDB CBeEBeBEbBECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEECDEcDBEEDBeEAC dCB CaA  DBC  B Cd 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AbEABCDDEDdEdBdDEEC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 2 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YİLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,945 253,110 72 188 188 208 45386

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 26 38 16,50 14 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe eBcCAb  ECb ccaBACeEbBbdDBeDCEdCcEbEDbdc

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal adAbaCEaedEceee bEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  ad  d   a            a   caD           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA UYSAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,058 253,110 22 73 73 75 15085

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 8,95 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,80 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,49 2,81 2,38

Toplam: 120 53 12 50,00 42 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBbDcECEC AACdBedCDDEAEBCAECDAdDEcBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBeC CEB dECBcC  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEEC  B B                            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen     e               

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,065 253,110 78 202 202 224 50174

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 80 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 20,42 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,77 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,64 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,17 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,94 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 8,95 10,55 9,30

Toplam: 120 13 22 7,50 6 39,03 42,26 38,41

TYT Türkçe abCAecE   bb   A acecCD bcEeCe          

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal bCaBdac EB     bb  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik                        d                

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 2 7 10
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK HAN 0   A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,635 253,110 1 8 8 8 1715

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 1 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,50 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 7,63 6,71

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 23,00 9,32 8,30

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,00 1,23 1,01

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 28,00 10,55 9,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,00 0,82 0,65

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,50 2,81 2,38

Toplam: 120 87 24 81,00 68 81,00 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCcABCEeaADddcACCEbB dDBADCEeCBEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaAABaEBCBEdABCECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik aEEBDBcDCE CEcDE ACCABCCDCAEeB AC D CC  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEEAaCBdbEDa aEDCdCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 10 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,135 253,110 71 170 170 189 40799

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 29 27 22,25 19 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ecBCcb C   c EBcACCdDBAEcB b EbCBEc bDC 

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal a ce C         ECE c     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      Ba ebE   D D   d      a            

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   cb a  aa     D  eE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
****** ***D**Ç 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,645 253,110 85 201 201 222 49675

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 16 6,00 15 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 7 19 2,25 8 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 19 2,25 6 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 20 45 8,75 7 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAccbD  Cd cAAC * c ec bae cb e aD    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal dbcBb c bddBd*  C        

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DedbcbbDEBaacdea EbC be db Aec          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 1 10 5
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
SAYILAR 4 0 4 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 2 5 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURREZZAKDIGIDIK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,183 253,110 56 143 143 156 34368

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 37 32 29,00 24 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCdcadDc Cd  bACBceBCDDEAEe dECDeaD  BD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBAaBdEaeBdaBECaeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BaC  d  B                 A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bd   db d d a  b  b 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AEC 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,360 253,110 19 53 53 54 9147

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 65 25 58,75 49 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCA  C C Aa BcdCCEDBeEDd DCE C EeEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAA CdBd c c e CEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDBEbdEECEB  DAC dBCCDeAde   CBD  CCB

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEb  C d EDaac  Ceb 

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 2 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KARSANBA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,625 253,110 3 11 11 11 1939

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 10 0 10,00 100 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 86 25 79,75 66 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBdCAABCEC ADEBBACCEbBcbDdeDeE CBEAEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABCbce EBeBCdCEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE  DBEbCEECdBDEDACC BCCbdAdaBCACBDACCCB

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEEAb BeDEcBbE DeCCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 2 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER KUVAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,290 253,110 57 145 145 160 34682

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 35 26 28,50 24 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DcBa         deBd CEbBAEDBdDCa CeEcEDaCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaA B Eae ceABe bEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik     DcE CE b  D  A   B C     B          

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  Ea  C d bc         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 4 0 40
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE K 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,283 253,110 80 190 190 210 45979

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 20 18 15,50 13 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcE       bA BBDB DcdcddC    edD    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal cae     E  BdCBdb DB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik   a       c         e                   

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 5 7 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ŞEKER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,970 253,110 43 112 112 118 23847

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 49 37 39,75 33 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCdBBEDAECEd AACdeDaCDDE E eAECbABDbcBa

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal  baBAC  EdeBaCc b eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBc E dc cDBcab DEd DC      bE        a 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen eaE Be DbDd d Ce ce 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 2 0 20
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TOSUN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,835 253,110 48 128 128 137 29147

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 42 31 34,25 29 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBaeeddEbEcDacBACCEbBAbDcADeEACBcAEcDCe

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABaEBbcEdcdebCcBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  b  DcE   E EB abAa AB                  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 3 1 30
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ELGEZEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,713 253,110 30 84 84 86 16726

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 5 21,75 54 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 56 34 47,50 40 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAABCEeEADbcBACCEDBAEDdcD            

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCeABCEBecaded bCEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DabB BEDCaECdBD  AabdBCC CA e  A  a C   

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEaA e dcdec  EaCdCc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 8 2 40
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 3 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERGEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,710 253,110 79 189 189 209 45437

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 20 15 16,25 14 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe bCCABcc        A  BbB  c Ac C E DecD dBa

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal cbaB C  E   E BEa  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik          a                              

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKEHAN HASIRCIOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 34 -3,50 -9 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 16 -2,00 -7 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 16 -2,00 -5 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 16 79 -3,75 -3 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe dbbcaabceEea ebbacceBbaedbacCAaCbeaeddcb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal dCaabeebb eaaeBdCEb      

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  e bdEeeaaecdb B ac  b c  a             

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bEcAaCbDdedddeeDccbe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 4 16 20
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 0 4 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 3 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BGENÇN ÖZ  Ç 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,915 253,110 87 205 205 228 51736

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 8 3,00 8 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 10 29 2,75 2 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe                   CEb e DdAbdEdbc       

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal ebb cbc eaEdeeabCEce     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik D b Dcc b d d                           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 8 15
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,555 253,110 2 10 10 10 1881

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 8 0 8,00 80 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 85 19 80,25 67 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDecCECBAACcBDeCD EAEBCAE DABD ABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBAa eEB dEbeECEcB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEbEECDEBDB EDBeEA eCCBd CADED CA BCCCA

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  EEA C DEDdEa C  Ebe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 2 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ESER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,378 253,110 39 104 104 109 21161

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 52 38 42,50 35 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAeaCECEADEcBACCEbBAdD eDCEACec EDaCd

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCcABCEBbdcBeBeECEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik     DacaddECdBb  cC  B     d            

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEaA C dDEacb dDaeCc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 1 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANİP ÖZCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,100 253,110 83 198 198 219 48820

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 24 5,00 13 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 18 30 10,50 9 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DecebA eabbA bBBbbbEaBcdDdeedE CBcc bbe 

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal eCAABbE        ad de     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik                       C                 

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen                D    

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 7 10 35
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,125 253,110 26 71 71 73 13845

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 59 30 51,50 43 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCAB E AEbEC AACBBe CDD  EdCAdCDABDEdBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaaBAaBeEBeBc dEb DB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBaCEa   BDBEEeBeEAC C     A         CC 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  cdbBe DEbdabed dEb 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 4 0 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,833 253,110 77 178 178 198 43167

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 30 43 19,25 16 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe EbCdBcdcecebd bbCBBeaCDcdcEeCAEaadBaEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal beDBAC dEaedaeBECEcd     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  B dEEee d                           b  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen baEe Cb        a    

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT SARSILMAZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,138 253,110 89 207 207 231 52093

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 25 95 1,25 1 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe dCCdccaaeabdbdbACBBDaCDcdAcedbbaDeecadeb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaDBeCebcabdECcadbeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik cdEabEacdBeBbdcacaeCbedcbabbcdaeacdeaCdb

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bdaecaebdbcabdeDaceb

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 17 15
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 1 9 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 3 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 4 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ILGIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,988 253,110 6 18 18 18 3720

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 79 26 72,50 60 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAAcdECEADEccACCEbBAEDBADeEAeBEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAeBCEBeBcdeBC CEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEEBDBEDdEECEB E ACCABCC  A eB AC ec C B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  EcA C dbba Cd eCdbb

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 0 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KOTANOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,673 253,110 52 139 139 150 33218

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 38 31 30,25 25 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDd Cbdd A cBDBCDcEAE CeE acdDbABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal   aBAC eEdeabaeEC  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BaC E   a   d  e                       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen A Eb e cbDe    c Eba

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İKBAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,955 253,110 40 105 105 110 21617

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,24 7,63 6,71

Toplam: 120 45 11 42,25 35 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAA eECEeDbcBACCEDBAEDBeaCEACBEbEDb B

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DaAABCEeCBEc B ECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKSU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,890 253,110 33 90 90 95 18611

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 55 39 45,25 38 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBaCAAcbEbEADEBBACCabBAdDBeDeEbeBEbEDDdc

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal eCcAdCEBecEdABa bEe      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik   dBDaaDCaECdB   ACe BCC   E      a aC  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEaA CBdecDe     ebE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇAĞAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,623 253,110 15 46 46 47 8034

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 68 29 60,75 51 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCABBbDA ebC AACBBeeCDDEAEBCeEdceBDEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal caDBeC bEaAddCBECaDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEECDEBDBEEDB EAC C     A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AcEb CDDEadceBCcbECd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 0 40
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR YAĞLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,535 253,110 21 56 56 58 10038

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 64 28 57,00 48 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBceAA Cb EAebBBACCEDBAcDBADCEA  E      

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAAdaEBa aBeBbECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik ec BDB DeEECEBDEDc CAB Ce AbaB          

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AdbbDCBdcEDBCE adaC 

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 1 65
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 5 2 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KADEM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,998 253,110 7 20 20 20 3998

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 78 27 71,25 59 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBdCAABdE EAaEcBACCEcBcED ADeEACBEbEcDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal abAABaEBdacaeBC CEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDBEDCEECEBDE AC A CC  A DB  C D CC B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEabeCBdDEDBdccDCebc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 0 60
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR YILDIZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,223 253,110 55 142 142 155 33718

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 35 20 30,00 25 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcdDAE EbBAACBaDBCDb dEBC ECacBDEABc

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ebDc      Adc eEbEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik   dC                                    

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen        ac     d     

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DOĞAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,263 253,110 14 43 43 43 7589

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 67 20 62,00 52 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEeAECEC A CBBDaCbDEcEBCAE DABDEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaDBACBeEB BEbdECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEbEEd EBDBEEDBabAe CCB   A         C  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen        cc e C Cc c d

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERĞİDER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,445 253,110 20 55 55 56 9321

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 65 26 58,50 49 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe  BcCAAcCE EAadBBACCEDBcEDBebeEACBEcEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABCE  c BeeCECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDB DbEECEBDb AC AeCC   Ec  c  D  C  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  dE  C d c  bE bbeC 

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ATAYAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,803 253,110 68 163 163 180 38698

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,24 7,63 6,71

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 31 26 24,50 20 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBE cECdbd ACBBeaCDcbdcaeeECbeBDEeBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaaBAC eEBcddCcECd B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Fen                a    

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 7 13 35
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN TEPE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,303 253,110 66 160 160 177 38231

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 31 24 25,00 21 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAA d  EA adBACCEaB cDdeD adbBEcEDbCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal e   B E d ccb  bbEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      B b   Ca D                         

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   E  C   aD         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM GÜNAY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,975 253,110 36 99 99 104 20668

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 51 32 43,00 36 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABedDAEbE  AAC BeBCDDEAdBCAEaaeBDd Bb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBeC eE eBb dEC eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEd  dcDB EDeeEc  C        e         

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  aEb C  dDd b CD cbC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 1 1 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE YILDIZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,220 253,110 8 23 23 23 4375

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 76 23 70,25 59 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCABcEDcEb CBAACBBDaCDDEAEBCAEbDABDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBAC  EBedc eECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEECDE DBEEDBeEAe C BAC ADb  C   CCd 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bbEd e DEbd   dD ECd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 1 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNOR KARABAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,823 253,110 38 102 102 107 21010

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 47 17 42,75 36 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABccDcECaC AeCBBeBCDDEAEaeAEeDABDEdBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBACBdEBeBECeECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik D abc       E                           

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GUPSE ULUSOY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,603 253,110 35 95 95 100 19298

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 7,24 7,63 6,71

Toplam: 120 47 9 44,75 37 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABdaDcE EC   CBBeBCDDEAcBCAECDeBDcABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBACBCEBAaEdBECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN YILDIZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,830 253,110 13 35 35 35 6342

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 73 34 64,50 54 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe aCCABcEbAECad AAaBBeaCDDEAEBCAECbeBDEeBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AbaBACdbEBbeEeeEC  a     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEECDEBDBEEDBDcACDCCBACCA E  C C     

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bbEbBC DEbeadeCaddCd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 10 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA AKGÜN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,703 253,110 82 194 194 215 47610

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 20 28 13,00 11 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAB aD c dd bACc aBCDD eEdCbaeDd      

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ebDc dBCE e c eaCbec     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik b                                       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen b d      c          

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 6 7 30
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ALTINCI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,578 253,110 9 26 26 26 4757

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 77 32 69,00 58 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAAceEeEbDEBBACCEbBAEDdADCEAeBEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaAABCEaeccBeedECEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEcBDBEDCEECdBDb ACCbBCCDCAEbc  C      B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEab CBdDcDadEdDdeCc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 2 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AÇIL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,155 253,110 62 151 151 167 36683

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 32 21 26,75 22 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCbb       cB ACCEDBd DBeDbEAC cAEcDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal a AAB      de  ECEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      c   E C                e           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   a    d b caE b   c

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA ENG 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,260 253,110 59 147 147 163 35043

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 31 11 28,25 24 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCbcc           BBDcCbDE E C E D cDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal         Ea     E   B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik Dc C       BE    E   C        D         

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  aE  C ccD          

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 12 3 60
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM B 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,690 253,110 32 87 87 90 17283

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 53 24 47,00 39 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcEDbECECBeACBBDaCDDEAdeecECDeBDbdBc

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaDBACB EeecEdBECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdC ECDcaDBE e  d  DCae          C     

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 2 2 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BİNİCİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,365 253,110 23 62 62 64 11511

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 61 24 55,00 46 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBaDAE Ed AACBBDaCDDEAdBeAEeD BDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaDBACceEce d  EC  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik eBdCEEC  BDB EDBadA  C B b A  e C C     

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen eaEA C D  c  c b  a 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 1 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,270 253,110 50 131 131 141 29664

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 42 34 33,50 28 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcC Acdb EecdcBACCEDBcEeBeDe e eEAccD  

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DbAAcCEee be   ECdBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEEBDc      EBD  AC ABCC  A aa          

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bdb ee d    e  a    

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 1 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,225 253,110 45 121 121 130 27671

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 44 33 35,75 30 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcb b eE EcDcccACbEDBAEDdeD EACBdAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAe aE  dcdedd CE e     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  E B c  C EeEBD  Ae eBCC   EaB Ae       

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   a    d  b b    Cb 

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 5 2 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BERKE SEYRAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,775 253,110 18 52 52 53 9062

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 65 25 58,75 49 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcaAA CEec abcBACCEDBcbDBebeEACBEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABCEeC cecBdbCEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDB DCEECE D  AC      CAE            

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEcA a dDED CE addCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 3 0 30
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİK ORTAER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,635 253,110 10 30 30 30 5847

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 73 29 65,75 55 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAcBbDcEdbC AAdBBDeCbDEbEBCAECcecDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBAC  EceBECBEC DB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEdEdC EBDBEE daEACDCbBAC A E  C    CaA

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AaEb C acDebe dD ECa

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 7 2 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZÇAVDAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,175 253,110 69 166 166 185 39836

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 28 18 23,50 20 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe aCCABecD  Ca  bACcBeaCDDEdEBCAECD BD ABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal Aded a bE eBE      a     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik          e                              

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT PERÇİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,730 253,110 22 58 58 60 10408

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 64 29 56,75 47 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBc bE Eb AACBBDBCDDEAEBCAEeDA adABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaaBAa dEBeBb dECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik cBECEEebEBDBdEa  aAC CaBd CA  D C  BbCC 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Ab   C Dc d b  a c e

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 5 2 50
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE A 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,640 253,110 31 85 85 87 16742

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 54 25 47,75 40 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe EbCABcdDeECECaAACcBeaCDDEAEBeAECDbBDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBACBCEdecaCBEbEDe     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBd EEdD a B    cb  D CB   A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  b      d e       C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 4 0 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇELİK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,115 253,110 61 150 150 166 36033

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,24 7,63 6,71

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 33 22 27,50 23 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe eB CAAedECEcD cBACC bB  DdeDCEACBEAEcbCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaAABCEdb EecebabEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Fen      e              

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TEKBAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,228 253,110 73 174 174 193 42198

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,24 7,63 6,71

Toplam: 120 25 17 20,75 17 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABB D ECd  AAbcBeaCD ccEBCA CebBD    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal   ad ac E A Eadab  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MESUTCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,050 253,110 88 206 206 229 51961

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 16 57 1,75 1 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe eBeCAb eb  d accdCac B beccadbAbcdeEaDec

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal abcedadcCdbeeBabbEec     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik D  d  bc   C  D De   e b   d   e B   b c

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  a  c   b   d       

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 15 15
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 0 3 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ŞİMŞEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,853 253,110 37 100 100 105 20705

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 18 11 15,25 38 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 51 33 42,75 36 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAcaE          aBDeCDDEAd C ECDAaD dBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal A a  aBCEBeec eEC eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBaCcE bEBD bEDBcc deCCBACaA  Dd   B d  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bbEc C DEcdaCc   c  

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 3 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE ÇETİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,143 253,110 12 32 32 32 6151

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 71 24 65,00 54 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAABCECcADEccACCEbBcaD baCE CBEA DDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal Dd A CEabeE AB ECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BDB De ECEBD  AC  B C  AED CACd  CC B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEaA C cDcDea caC Cc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 0 40
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL SAHRA AKIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,123 253,110 29 82 82 84 16626

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 55 29 47,75 40 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCcAcdEC eadBBACCEDBcbDBeDCEACBEAEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABaEa  cBeBb CEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Db  eBE dEEb B   AC    C    e           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  EbA CBeDcDcb  bC ba

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 3 0 30
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA BALCİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,875 253,110 1 7 7 7 1317

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 8 0 8,00 80 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 6 0 6,00 86 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 89 20 84,00 70 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBaaeEeECBAACBBDBCDDEbEBCAECDeBDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBACBCEBeaEbBEC  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECE bDEBDB EDBeaAC CCB CCA cD CACBCCC 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEEABC DbDcEb CDEcee

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 0 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ŞEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,543 253,110 25 64 64 66 12608

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 61 32 53,00 44 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCAccEDeE ECdAACBBDeCDcEcEBCbEeDcda  BD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AbaBAC   aAdEeeECdcB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik D ECEEde BDB d BeEACDCCB  CADE  C    Ca 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Aa A a ac   b CD ECa

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 8 0 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AKKAVAK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,410 253,110 27 74 74 76 15240

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 56 26 49,50 41 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcdDAE ECcAACBBDaCDDEcdBCeEaDedDEcBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDBAa eEBAecbeECE e     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEaCDbcDB  DB E  DCCBA CA   ed       

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen                   C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 0 80
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,170 253,110 63 152 152 168 37011

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 31 18 26,50 22 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe eB eAA eEC  DbBBACCEbBd Da  CEACBEA DDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal eCA dCEad debeb dEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik     D                                   

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR DEĞİRMENCİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,763 253,110 86 203 203 225 50711

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 17 2,75 7 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,24 7,63 6,71

Toplam: 120 12 24 6,00 5 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe bedbAb  E cccbcc  dE    Dd     C Ecd adB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal e c BCc Ceb  c EC  e     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 4 5 20
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SEVEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,570 253,110 65 154 154 170 37214

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 36 40 26,00 22 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe EbCdBcEDdbCEdceACaBedCaDEAEBeecCDecaEdBa

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaeBbCBdcdeBceBECbDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DcdCEae cBD         e   A bccb          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 3 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAYY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,103 253,110 76 177 177 197 43086

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,24 7,63 6,71

Toplam: 120 24 18 19,50 16 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe e  ae   Eb   EaBACCEbBAEDdeDeE CBEbdaa B

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal a AABaE   a    EbEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BALLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,438 253,110 53 140 140 151 33302

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,24 7,63 6,71

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 33 12 30,00 25 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe Ded  b      DcB ACCc B  DBeD EACB cEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal D A  CEBeBEaeebECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Fen        B  D         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ILGIN ÖZCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,738 253,110 60 149 149 165 35822

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 36 33 27,75 23 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABaEDeEbEbdAACcBcaCDDdAEBbAECDABcEcBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDdeacbdBeaaCaECaeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik            e                            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Ad     a  B a  a db 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
R     E 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,360 253,110 72 172 172 191 41053

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,24 7,63 6,71

Toplam: 120 26 16 22,00 18 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe e eCAd e eE DEBBeCCEDBeEDBcbeEACdEb     

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABaEee      EC        

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİANUR YUSUFĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,115 253,110 47 127 127 136 28731

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 41 25 34,75 29 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAc CEbEcDEcBACCEbBA DB aCEdCeccEDbCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal eCAABCEae ccd eECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik     DB  e E acD            ae           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen        eD           

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN ÇAPAKLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,548 253,110 78 185 185 205 44980

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,24 7,63 6,71

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 23 24 17,00 14 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABaE   dc  bA a DcCDDEbEBedEe A a    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACecAe CEae     CEe      

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Fen eadc a e          a 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA GÜNDEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,073 253,110 64 153 153 169 37050

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 31 18 26,50 22 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DcBbAA  E    ccBACCEaBAEDBADdEeCBEAbDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal ae  BaE daEee  ECE c     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
S S B 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,518 253,110 70 167 167 186 40053

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 30 27 23,25 19 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBdDA bEd A CcBeeCDD AE C E  ABbaeBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaD eCe Ece ceeEC  e     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik bd      b    aD c    aad    c           

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 0 3 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK PAKER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,720 253,110 81 193 193 214 47609

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,24 7,63 6,71

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 18 21 12,75 11 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe dCCdcca    d  bACBBDaCDcd               

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaDBeCeaEaeaEee C        

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Fen b      Dc B         

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 1 4 5
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELENAY SENE M 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,305 253,110 74 175 175 195 43033

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 25 21 19,75 16 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBbAe  E    ccdA CEbBAdDBADdEeCBEAbDbCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal ae  BaE da ee  EC  c     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP ASLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,200 253,110 44 115 115 122 25340

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 42 15 38,25 32 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe eBcCAb CEb ADbBBACCEbBAEDBAaCEACBEcEcDCd

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCA BaE e EBABeEbEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik               D   C                     

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SÖNMEZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,220 253,110 34 93 93 98 19109

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 52 29 44,75 37 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcdccaeECBAACcBeaCDDEcEBeAECDAdabABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACadAadeEBABcdBECdDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BECEEC aeDBbd BDE   CCe   A  e       a 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 4 1 40
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR SATILMIŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,305 253,110 74 175 175 195 43033

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 27 29 19,75 16 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe EbCABacDc CEC AACccDcCbDEAcBCdEbDcaDdAea

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaDaAae caeBaeBcb  e     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik            a                            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILAA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,785 253,110 28 77 77 79 15931

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 58 38 48,50 40 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEaAceECBAAecBDaCDbEcEBeAEbDAcabABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaeBACd EBecEbdECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBaCEEdb cDB dDBa A    BA bAbc          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Aa   C DbDdabeCDEcbC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 1 40
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜ  AKIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,868 253,110 46 126 126 135 28465

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 44 37 34,75 29 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcd AECEdcAACaBDaCDDEAcdb           

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaeBeaeaEacBc BECdDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BECcaCcdB      cd   C        DdCA B Cd 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Aadb C DcDd bc D cae

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 5 4 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,578 253,110 17 49 49 50 8257

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 65 17 60,75 51 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDAEdECcAACcBDBCDDEAEBCAECDeBD  Bb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal Aae  C  E ed  eEC  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEEeDEBDBaEa D AC CCB   A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AaE BC DEee   e   C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 5 0 50
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR ÖZDEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,735 253,110 42 110 110 115 23268

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 45 18 40,50 34 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcbDAEdECcAACBBDdCDDEAEeCAECDeBaEcBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDBAaadEB     ECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik bBaCEEe  B                              

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA A 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,310 253,110 51 132 132 142 29969

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 39 22 33,50 28 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAB EDccbbb AAbBBDBCDDdcEeCAEe AdDEABc

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal Aee  a    Aec eECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik D aCEEd aBDBE                           

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,700 253,110 84 200 200 221 49205

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 12 6,00 15 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 18 34 9,50 8 38,79 42,26 38,41

TYT Sosyal cdaBbC  b ecEbeEbaDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik D aC  CDaaDB  e a  db CB Cbc   cbc      

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen badbdC DEbe    a dbe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 3 4 30
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALBAYRAK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,583 253,110 49 129 129 138 29228

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 40 22 34,50 29 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCbAcdE aAeEBBACCEbBAEDBeDCEACecAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aaAbBaEeeBEdeeeECEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik      a  d        A      a               

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖZTÜRK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,173 253,110 11 31 31 31 5901

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 71 21 65,75 55 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCABcbDAE  CBAACBBD CDD AE C E   BDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBAC  E e E  ECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEEdDEBDBEEDBaEAb CCBA CAD   C C adC 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen ba A C DcbeE eda ECe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 0 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 1 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKIŞIKLI GÜVENLİK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,040 253,110 67 161 161 178 38618

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 9,15 10,55 9,30

Toplam: 120 30 22 24,50 20 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCdBBEDAE aecAAeBB aCbD cEebAEeb       

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACeBACBeaaec   cCEDe     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik c        B B          C      d          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 5 6 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KARAKAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,245 253,110 4 14 14 14 2311

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 82 16 78,00 65 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe EeCABBEDAECEdBAACBBDBCDDbAcBC   DeBDEAcD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal A bB CB E AeECBECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEECDEaDB dD DEACDC     AD DBa   CC  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEEb CeDEDB CeCDEECd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 0 40
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN NUR ARPACI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,583 253,110 16 48 48 49 8256

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 66 21 60,75 51 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAccdDAECECBAACBBDBCDDEbEBCAEeDe DEeBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBAaaCEBeBEdBECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEECD cDBEdeBeEA    B   A  D Cc      

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen b  b   D       b  C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 3 0 30
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SULTAN SELİM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,210 253,110 54 141 141 152 33365

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 4 7,00 18 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 36 26 29,50 25 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe dCCABdE  E      b B               dD    

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACa ACBeEB    dbCcaB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEb adDEaDB aDBeE  eCCB CCA            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen eaEb ebDEbd ee      

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 2 1 10
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 1 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYNUR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,188 253,110 5 17 17 17 3702

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 6 4 5,00 50 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 14 22,50 56 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 82 38 72,50 60 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAABCabdADdBBACCEDBAEDcADeEACBEbEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAdBaEBCBEceBCdCEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DaaBDBEcCEECdBDbaACCABCCedAceBCACcacaCCB

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEbAbeddeEDebEdDCCbE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 2 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YALÇIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,798 253,110 24 63 63 65 12550

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 57 14 53,50 45 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAAdCEeEdbEBBACCEbBA DBcDCEACBEAE DCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal ad A CE eBdBeeCECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEEBDBE CEECE D   C                     

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen      C    b         

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR SOYDAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,788 253,110 58 146 146 162 34849

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 5 11,75 29 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 33 19 28,25 24 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe  CCABaED  CE  A CcBeaa    EB            

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal  CDB a  E  B   ECEDe     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdC E b B   c  D  C C   C         c    

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bc   ebbEbd e C     

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 3 0 30
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZYNVİE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,090 253,110 41 109 109 114 23168

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 90 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 4 17,00 43 20,33 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,24 7,63 6,71

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 8,16 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,99 1,23 1,01

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 9,15 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,91 1,19 1,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,57 0,82 0,65

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,60 0,79 0,71

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 2,08 2,81 2,38

Toplam: 120 46 24 40,00 33 38,79 42,26 38,41

TYT Türkçe EC A Bc  E bC AA cBDcCDDEAEBC           

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal  aDB acdEBeBcedEC eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik    b bC  BDBad  ca  DCaB   c a          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Ac A C DEDB  eCDEECC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 7 1 35
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 3 2 30
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE HAYATSEVER 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,823 253,110 1 21 21 21 4105

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 7 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,18 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,79 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,43 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,07 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,04 7,63 6,71

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,68 9,32 8,30

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,64 1,23 1,01

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 18,32 10,55 9,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,93 1,19 1,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 5,18 2,81 2,38

Toplam: 120 78 29 70,75 59 48,71 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBccb CE  AACBBeBCbDEcEBCAEeDcdDbdBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBACcbEaeBECBE  eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEEa  BDBEEDBeEACDCCBACCADED CACB dC 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AcEbBCbDc e dBb dcaC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 10 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,803 253,110 7 199 199 220 48891

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 7 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 19,18 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,79 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,43 1,79 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,07 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,75 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 6,04 7,63 6,71

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 15,68 9,32 8,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,64 1,23 1,01

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 18,32 10,55 9,30

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,93 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 5,18 2,81 2,38

Toplam: 120 26 62 10,50 9 48,71 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCAadbD ECECBAedBBceeabcAaadbEdbeabbdae

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal dbacdbBeaecddadbCbce     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik a    ECD e B    e e                  b  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen ebceBbacEaddCdCDbaeC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 2 18 10
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖD 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,515 253,110 6 136 136 146 31264

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 7 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,68 9,32 8,30

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,64 1,23 1,01

TYT Matematik 40 30 9 27,75 69 18,32 10,55 9,30

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,93 1,19 1,02

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,18 2,81 2,38

Toplam: 120 36 19 31,25 26 48,71 42,26 38,41

TYT Matematik DdEBDBEDdEECEBDdeACCA aCcCAEeBCACBDeCCdB

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen d c  CeeDce dcdaCCCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 2 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ARALA 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,030 253,110 3 40 40 40 7185

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 7 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,18 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,07 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,75 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,04 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,68 9,32 8,30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,64 1,23 1,01

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 18,32 10,55 9,30

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,93 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 5,18 2,81 2,38

Toplam: 120 71 33 62,75 52 48,71 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcdDAECddcAACBBeBCDDEAdBCAECDcBDbABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaaBACcdEBA aeBECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEEdDEBDBEcDBeEACDCCBdC Ab    e   d  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bcEd e DEbccb dD Eb 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 1 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOFAN ŞİRİN SEZGİN 339 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,690 253,110 2 29 29 29 5720

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 7 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 19,18 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,43 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,07 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,75 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 6,04 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,68 9,32 8,30

Geometri 10 4 6 2,50 25 2,64 1,23 1,01

TYT Matematik 40 27 10 24,50 61 18,32 10,55 9,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,93 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,18 2,81 2,38

Toplam: 120 76 41 65,75 55 48,71 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAcBcDbcdEdBAeCcBeaCDDEddddddCDAcDEbBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBACBeEBeBECBEeEcB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEEC EBDB dDBeEACeCCBd CADEDdCdCBdddd

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AbEABCDDEedEdaCDbEbd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 2 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 2 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBALKAN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,545 253,110 4 69 69 71 13743

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 7 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 19,18 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,07 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,75 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,04 7,63 6,71

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 15,68 9,32 8,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,64 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 18,32 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,93 1,19 1,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,18 2,81 2,38

Toplam: 120 56 18 51,50 43 48,71 42,26 38,41

TYT Türkçe aCCA BEDdECECcAACaBeBC  EAEBCAECDA  Ee  

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaaBACBeEec    E E B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BEC E    DB  D   A           D    B    

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  bEbBC DEDdEdeCa ECd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT A 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,413 253,110 5 80 80 82 16275

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 7 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 19,18 21,27 20,02

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,68 9,32 8,30

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,64 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 18,32 10,55 9,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,93 1,19 1,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,18 2,81 2,38

Toplam: 120 53 18 48,50 40 48,71 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBcDAEbEC AACBBDBCbDEAEBCAECDAcDbABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Matematik  BdCEE DEBDB d Be             a C   C a 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen baEb CDDE dEa  ecEb 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN TEKİNİLOVİÇ 0 -MĞ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,808 253,110 1 1 1 1 293

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 1 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 37,75 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 1,79 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 17,75 7,63 6,71

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 25,25 9,32 8,30

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,75 1,23 1,01

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 28,00 10,55 9,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,75 1,19 1,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 13,25 2,81 2,38

Toplam: 120 99 9 96,75 81 96,75 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAAcCECEA EBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABCEB BEBABCECEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEEBDBEDCEbCEBDEcACCABCCDCcED C C   Cb  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEEAeC BDbD CEEcC CE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 9 0 90
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AGA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,250 253,110 9 39 39 39 7146

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 71 34 62,50 52 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAbcdE EdcEBBACCbDBdED AceEACcEAcDDC 

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABaEab c eee eEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE  eBacCEEC BDEDACCABCCaeAEDB AC D aC  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEbAbCBeeEDBdcda CCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 2 80
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BALTACI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,420 253,110 17 70 70 72 13770

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 58 26 51,50 43 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCA   E cAcEBBACCEbBAEDBADeEcCBEe bDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DeAABCE   cd  aEbEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik eE BDeaDCEECEBD  A  ABCCede aB          

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   bA   eDEe ba  CeC 

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 6 2 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,395 253,110 7 34 34 34 6258

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 72 29 64,75 54 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcEDcaCbCcAACBBeaCbDbeEBCAEebABDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBAC dEB BEbBECEaB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BECEECDEBDB EDBeE  DCCBACCA c  d d  C  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AcEbBa ac da  eD cCd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 9 0 90
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN UZUNYOL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,673 253,110 4 13 13 13 2012

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 86 25 79,75 66 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAb dEC ADEBBACCEDBcEDBADCEACBEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal abAABCEBe ceeeCECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik eEEBDBEDdEECEBDc ACCdBCCDCAbeBCAC DAaC B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEb  C dDEDabadcCdCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 9 1 90
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU AKIN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,710 253,110 19 88 88 92 18104

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 16,59 10,55 9,30

Toplam: 120 50 15 46,25 39 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAA CE cADdBcACCEbBAEDdADCEACBEAEDDCa

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABaEB  aBAabECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Dd      CEEb              Aba           

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA Ç 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,408 253,110 24 171 171 190 41045

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 28 25 21,75 18 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAacd e dEdBAAacBeaCba AE b Eba Ba  Bb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal cbeBACdd BA E BEeE d     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  B       e                              

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AE     D            

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TOYRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,820 253,110 18 83 83 85 16700

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 57 37 47,75 40 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcdDeE ECcAACBBDaCDDEAEBeAEbDAeDbAeD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaacACBebeb cCBEe  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DcECEEb deDB aDBea CDC B CCA a          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AcEe C adcd d de E e

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 0 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ALİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,753 253,110 23 122 122 131 27832

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 44 33 35,75 30 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcdDAcbECeAcCBBDBCDcEcEeCAECcAdDE BD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal   e  a  ce  c  Eb DB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdb Ee  BDB ae eE d C     A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen Aa b C DbDcdb   dcb 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 2 1 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,725 253,110 1 2 2 2 506

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 97 18 92,50 77 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe cCCABcbDAECECBAACaBDBCDDEAEBCAEbDAcDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal caeaAC bbBABEdBECE B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEECDEBDBEEDBDEACeCCBA CADEDBCAC CCC 

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AbEABCDDEDdECBCDcECd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 1 80
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,683 253,110 22 98 98 103 20477

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 52 36 43,00 36 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAbBCE EcDdBBdCCEDBedDBebbdbCBdbaDDec

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABaEcb cB ed CEBe     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEEBDBbDCcECdB   A   B    A e   C    b  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEaA eBe cD    b  aE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 2 0 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL GÜLŞEN GÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,585 253,110 10 41 41 41 7252

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 67 17 62,75 52 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAdBCEbcbDEBBACCEDBAEDdADCEACBEbEDDCe

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABCEBCBEBee ECEBD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DEE Da   EEC B dbA   BCC CAEeB  b D  C  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen          d     b    

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 0 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM KUZU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,105 253,110 3 12 12 12 1975

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 83 12 80,00 67 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDeECECBAACBBDaCDDEAEBCAECDABDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBACBCEBA cCBECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik  BdCE CDEBD  ED eEA   C    A  D C    C  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AcEbBC DEDdaC CccEC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 2 0 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DAN *Lİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,478 253,110 16 67 67 69 13304

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 59 27 52,25 44 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBbDAEbEC AACcBDaCbDEdEBCcE DABDEdBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AeaB a  Edec  BECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECE Cc BD dEDBe    CaBA  A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  bEd C  dDdbeBCa Eb 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YÜCEL ÇAKIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,798 253,110 6 22 22 22 4107

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 78 28 71,00 59 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDAEbEdBAACcBDeCDDEAEBCAECbbBD cBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AbaBAC  EBecEbBEC  B     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEEC  eDBEEDBebAb CCBAbCA cc CA BCC  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bdEABC aEDdEaeCDdEbd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 2 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN VARDAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,610 253,110 21 97 97 102 19581

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 49 19 44,25 37 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAB Ec E E cAACBBecCDDEcEBCAEeDcaDEeBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal Aa BAC CEBeccdBEC DB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik D ECE    BD   e     DC  A  d      Cd    

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen   E               a 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 3 1 30
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,353 253,110 2 4 4 4 1049

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 89 11 86,25 72 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDAECECBAbCBBDcCDDEAEBbAECDABDEABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBAC CEBeBcCeEC DB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEECDEaDBEEDBeEACDCCe        CA      

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEE  C DEDdEC CDEECC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GÖÇMEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,710 253,110 13 54 54 55 9257

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 65 26 58,50 49 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABcdceECEdBAACBBDaCbDEAEBCAECacdeEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACeBACBdEBABECBEeEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEdEbdD B   Ea   A  C     A       B    

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AbEbBC DEed C dadEC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 2 0 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,785 253,110 8 37 37 37 6756

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 73 37 63,75 53 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAABCECcADbBBACCEcBbdDcAbCEACeEAEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAABCEaeBcBeBbbCEB      

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DaaBDcEDeaEC BD DAC  BCCDCAEaB cC D aeb 

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen AEaA eBdDcDabdEadead

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 0 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BÜYÜKBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,485 253,110 15 61 61 63 11065

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 62 25 55,75 46 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBBCAAaCEbEADEcBACCEDBddDBAbeEACBEbEDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DaAABCEBbdcBeBaECEcD     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE  DB a   ddBDc bCeABCC CAEeB  C c     

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen  E b   e            

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 2 70
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEGÜL ÖZGÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,570 253,110 14 59 59 61 10649

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 13 14 9,50 24 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 66 39 56,25 47 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DBcCAABCECEADaBcACCcDBAEDabbCEACBEbEDcCc

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal DCAABaEBdBEeeeCECEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik Dd eDBcDeadC Bb  e   d C  AbaBC C Deaa B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEbdbC dDEDB EcDaeCc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 2 2 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 1 1 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YÜKSEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,488 253,110 11 42 42 42 7270

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 68 22 62,50 52 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABBEDeE EC AACBBD CDDEbEBCAE DeBabcBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDBAC  E edE eECd e     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEdEECD BDB EDBeEACDCCBdeCA c          

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  cEA C DE eEd C  cC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 2 80
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ALTUNBAŞ 506 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,408 253,110 5 16 16 16 2993

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 80 20 75,00 63 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCABeEbAcbbCBAACdBDBCDDEAdeCAEeDABDbABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDBAC CEBAec BECEDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBECEECD BDB EDBDEAd CCeACCA  D C C  C  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AdE  C Dc d C CD cCC

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 7 2 70
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 2 1 0 50
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA DUMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,393 253,110 12 50 50 51 8284

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 69 34 60,50 50 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCdBaEcAECEC AACcBDBCDcEeEBCeEeDABD cBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACDBAC CEacac BEC eB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBEbEEC EBDBbcDBadAC C   dCA bD C    CCe

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen AEEbeC DdbdaecdDEcae

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN TEZEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,800 253,110 20 91 91 96 18633

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 24 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,04 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 1,79 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,43 7,63 6,71

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 14,57 9,32 8,30

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,02 1,23 1,01

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 16,59 10,55 9,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,35 1,19 1,02

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,42 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,31 0,79 0,71

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 5,08 2,81 2,38

Toplam: 120 55 39 45,25 38 59,15 42,26 38,41

TYT Türkçe DcBCbbeCcdEAeEeBdCCEbBAEDBADCEAbdEedDDCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal eCAABCEed EeeB ECEBc     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik  a BDcE Ca CdBD  A     C    e   C D a  B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen bEabDb dbEDaadda eCc

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 0 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKÇÖLT EKİN 509 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,715 253,110 1 66 66 68 13247

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 4 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,75 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,56 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,25 1,79 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,94 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,12 7,63 6,71

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 10,56 9,32 8,30

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,94 1,23 1,01

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 11,50 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,19 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,44 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,88 0,79 0,71

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 0,75 2,81 2,38

Toplam: 120 63 43 52,25 44 41,12 42,26 38,41

TYT Türkçe aCCABcEDcECEeBAACcBeaCDDEeEBeAECbABaEABb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AdDceCcdEaAeECBEd be     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEEd EaDB dDBcdAe CCB  CA cD aAC  e  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bEdABC bdDdEa dadcCa

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 6 1 60
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ÇAĞDAVUL 287 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,008 253,110 2 78 78 80 16127

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 4 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,75 21,27 20,02

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,56 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,25 1,79 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,94 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,12 7,63 6,71

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,56 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,94 1,23 1,01

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,50 10,55 9,30

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,19 1,19 1,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,44 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,88 0,79 0,71

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,75 2,81 2,38

Toplam: 120 55 26 48,50 40 41,12 42,26 38,41

TYT Türkçe ECCAcBdDAceEdBAACBBeBCDDEbdBCAECDedDbABD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal ACaBACB EB  E BECEeB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBaCEE D cD   D aE C C e                

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen b    a  ce Ed  adce 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 2 1 20
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M Y E 1003 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,808 253,110 3 94 94 99 19234

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 4 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,75 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,56 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,25 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,94 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,12 7,63 6,71

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 10,56 9,32 8,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,94 1,23 1,01

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 11,50 10,55 9,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,19 1,19 1,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,44 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,88 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 0,75 2,81 2,38

Toplam: 120 53 34 44,50 37 41,12 42,26 38,41

TYT Türkçe dCCABaEDc Cb  bAaBcDBCDDEAdBCd   ABDEeBb

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AeadAC  EBABEbcECcDB     

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBdCEEd bBDB  DBba CeCC    A            

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen bdEcdC DEbeaa  a db 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ KARAKAYA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,590 253,110 4 179 179 199 43232

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 4 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 20,75 21,27 20,02

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,56 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,25 1,79 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,94 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 8,12 7,63 6,71

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,56 9,32 8,30

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,94 1,23 1,01

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 11,50 10,55 9,30

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,19 1,19 1,02

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,44 0,82 0,65

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,88 0,79 0,71

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 0,75 2,81 2,38

Toplam: 120 32 51 19,25 16 41,12 42,26 38,41

TYT Türkçe eBaCcb CEbabecBcAbCEDBAbDdeebEdCBcccbaCB

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal      C   dEBeebEbbce     

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik D   Ddac EEbaB   A        A    cC Dd e  

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen   b  C eccDcecdaddac

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 1 0 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İKRA SOYÇELİK 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,340 253,110 1 15 15 15 2687

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 1 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,00 21,27 20,02

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 1,79 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,00 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,00 7,63 6,71

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,75 9,32 8,30

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,00 1,23 1,01

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 23,75 10,55 9,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 1,19 1,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 0,79 0,71

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,75 2,81 2,38

Toplam: 120 81 18 76,50 64 76,50 42,26 38,41

TYT Türkçe eBBCAABCECEADcBBACCEcBAEDBAaCEACBEAED   

Cevap Anahtarı B DBBCAABCECEADEBBACCEDBAEDBADCEACBEAEDDCB

TYT Sosyal aCAdBCEB  EBeBeE         

Cevap Anahtarı B DCAABCEBCBEBABCECEBDADECC

TYT Matematik DE BeeEDeEEbEBDE ACCABCC CA eB  C D  C B

Cevap Anahtarı B DEEBDBEDCEECEBDEDACCABCCDCAEDBCACBDACCCB

TYT Fen A aAbCBdDED dEEDdCCE

Cevap Anahtarı B AEEADCBBDEDBCEEDCCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 9 0 90
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 2 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BRK 0 12Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,565 253,110 1 107 107 112 22683

Puanı Hesaplanan: 207 207 231 52516

Katılımlar: 1 209 209 233 53422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,00 21,27 20,02

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,23 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,79 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 0,85 0,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,00 2,76 2,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 4,25 7,63 6,71

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 9,25 9,32 8,30

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,75 1,23 1,01

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 14,00 10,55 9,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,50 1,19 1,02

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 0,82 0,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 0,79 0,71

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,50 2,81 2,38

Toplam: 120 49 33 40,75 34 40,75 42,26 38,41

TYT Türkçe EbCAB aDA CEb AebdBDaCbDEAEBeAEC  cDdeBD

Cevap Anahtarı A ECCABBEDAECECBAACBBDBCDDEAEBCAECDABDEABD

TYT Sosyal AaadACa E  ec dEC        

Cevap Anahtarı A ACDBACBCEBABECBECEDBEDACC

TYT Matematik DBcbEECbbaDB  a   A eCCB      D bACB C  

Cevap Anahtarı A DBECEECDEBDBEEDBDEACDCCBACCADEDBCACBCCCA

TYT Fen  aEd C  Ebd   da  C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDEDBECBCDEECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 3 1 30
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 2 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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