
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

3 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

5 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

6 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

7 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57

8 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83

10 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

11 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

12 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

13 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

14 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

15 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

16 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

17 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

18 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

19 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

20 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

21 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

22 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

23 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

24 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

25 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

26 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

27 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

28 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

29 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

30 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

31 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

32 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

33 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

34 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

35 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

36 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

37 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

38 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

39 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

40 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

41 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

42 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

43 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

44 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

45 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

46 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312

47 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

48 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326
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Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

49 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

50 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

51 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

52 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

53 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

54 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

55 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

56 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

57 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

58 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

59 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

60 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

61 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

62 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

63 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

64 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

65 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

66 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

67 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

68 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

69 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

70 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436

71 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

72 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

73 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

74 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522

75 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

76 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

77 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

78 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

79 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

80 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

81 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

82 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

83 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570

84 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

85 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

86 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

87 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

88 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

89 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

90 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

91 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

92 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

93 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

94 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

95 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

96 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721
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KATILIMLAR

97 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

98 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

99 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

100 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

101 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744

102 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

103 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

104 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

105 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783

106 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

107 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

108 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

109 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

110 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

111 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

112 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

113 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

114 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

115 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

116 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

117 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

118 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

119 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

120 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

121 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

122 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

123 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

124 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971

125 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

126 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

127 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

128 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

129 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

130 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

131 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

132 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

133 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

134 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

135 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

136 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

137 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

138 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

139 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

140 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

141 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

142 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

143 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

144 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156
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145 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

146 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

147 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

148 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

149 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

150 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233

151 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259

152 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

153 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

154 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

155 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

156 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

157 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

3 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

5 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

6 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

7 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57

8 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83

10 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

11 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

12 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

13 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

14 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

15 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

16 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

17 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

18 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

19 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

20 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

21 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

22 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

23 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

24 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

25 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

26 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

27 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

28 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

29 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

30 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

31 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

32 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

33 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

34 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

35 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

36 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

37 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

38 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

39 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

40 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

41 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

42 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

43 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

44 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

45 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

46 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312

47 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

48 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

49 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

50 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

51 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

52 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

53 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

54 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

55 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

56 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

57 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

58 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

59 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

60 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

61 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

62 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

63 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

64 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

65 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

66 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

67 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

68 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

69 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

70 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436

71 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

72 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

73 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

74 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522

75 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

76 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

77 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

78 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

79 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

80 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

81 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

82 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

83 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570

84 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

85 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

86 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

87 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

88 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

89 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

90 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

91 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

92 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

93 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

94 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

95 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

96 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

97 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

98 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

99 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

100 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

101 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744

102 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

103 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

104 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

105 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783

106 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

107 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

108 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

109 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

110 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

111 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

112 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

113 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

114 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

115 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

116 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

117 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

118 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

119 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

120 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

121 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

122 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

123 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

124 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971

125 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

126 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

127 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

128 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

129 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

130 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

131 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

132 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

133 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

134 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

135 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

136 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

137 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

138 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

139 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

140 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

141 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

142 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

143 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

144 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

145 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

146 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

147 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

148 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

149 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

150 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233

151 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259

152 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

153 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

154 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

155 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

156 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

157 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

3 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

5 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

6 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

7 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57

8 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83

10 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

11 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

12 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

13 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

14 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

15 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

16 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

17 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

18 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

19 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

20 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

21 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

22 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

23 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

24 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

25 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

26 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

27 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

28 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

29 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

30 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

31 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

32 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

33 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

34 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

35 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

36 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

37 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

38 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

39 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

40 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

41 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

42 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

43 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

44 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

45 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

46 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312

47 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

48 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

49 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

50 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

51 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

52 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

53 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

54 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

55 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

56 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

57 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

58 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

59 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

60 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

61 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

62 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

63 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

64 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

65 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

66 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

67 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

68 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

69 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

70 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436

71 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

72 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

73 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

74 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522

75 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

76 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

77 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

78 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

79 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

80 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

81 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

82 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

83 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570

84 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

85 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

86 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

87 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

88 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

89 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

90 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

91 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

92 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

93 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

94 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

95 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

96 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

97 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

98 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

99 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

100 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

101 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744

102 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

103 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

104 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

105 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783

106 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

107 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

108 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

109 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

110 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

111 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

112 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

113 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

114 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

115 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

116 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

117 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

118 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

119 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

120 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

121 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

122 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

123 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

124 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971

125 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

126 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

127 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

128 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

129 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

130 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

131 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

132 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

133 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

134 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

135 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

136 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

137 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

138 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

139 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

140 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

141 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

142 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

143 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

144 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156

                                                3 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

145 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

146 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

147 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

148 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

149 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

150 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233

151 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259

152 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

153 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

154 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

155 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

156 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

157 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

3 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

4 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

5 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

6 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

7 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

8 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

9 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

10 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

11 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

12 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326

13 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

14 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

15 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

16 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

17 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

18 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

19 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

20 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

21 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

22 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

23 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

24 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

25 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

26 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

27 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

28 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

29 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

30 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

31 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

32 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

33 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

34 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

35 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

36 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

37 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

38 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

39 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

40 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

41 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

42 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

43 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

44 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

45 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156

46 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

47 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

49 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

50 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

51 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

2 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

3 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

4 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

5 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

6 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

7 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

8 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

9 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

10 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

11 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

12 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

13 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

14 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

15 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

16 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

17 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

18 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

19 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

20 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

21 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

22 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

23 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

24 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

25 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

26 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

27 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

28 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

29 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

30 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

31 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

32 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

33 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

34 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

35 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

36 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

37 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

38 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

39 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

40 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

41 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

42 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721

43 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

44 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

45 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

46 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

47 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783



-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

49 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

50 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

51 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

52 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

53 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

54 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

55 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

56 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

57 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

58 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

59 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

60 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

61 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

62 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

63 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

64 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

65 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

66 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

67 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

68 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

69 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

70 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

71 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

72 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

73 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

74 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

75 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

76 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

2 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

3 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312
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-MB SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MB

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570
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-MH SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MH

KATILIMLAR

1 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522
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09 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 09

KATILIMLAR

1 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

3 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

4 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

5 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

7 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

8 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

9 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

10 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

11 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

12 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

13 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

14 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

15 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

16 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

2 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

3 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

4 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

2 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



12U SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12U

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

3 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

4 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

5 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

6 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

7 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

8 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

9 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

10 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

11 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

12 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326

13 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

14 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

15 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

16 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

17 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

18 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

19 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

20 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

21 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

22 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

23 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

24 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

25 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

26 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

27 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

28 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

29 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

30 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

31 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

32 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

33 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

34 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

35 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

36 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

37 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

38 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

39 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

40 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

41 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

42 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

43 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

44 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

45 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156

46 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

47 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

49 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

50 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

51 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

2 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

3 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

4 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

5 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

6 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

7 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

8 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

9 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

10 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

11 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

12 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

13 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

14 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

15 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

16 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

17 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

18 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

19 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

20 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

21 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

22 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

23 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

24 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

25 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

26 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

27 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

28 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

29 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

30 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

31 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

32 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

33 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

34 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

35 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

36 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

37 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

38 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

39 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

40 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

41 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

42 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721

43 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

44 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

45 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

46 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

47 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783



-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

49 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

50 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

51 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

52 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

53 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

54 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

55 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

56 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

57 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

58 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

59 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

60 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

61 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

62 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

63 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

64 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

65 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

66 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

67 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

68 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

69 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

70 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

71 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

72 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

73 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

74 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

75 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

76 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

2 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

3 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312
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-MB SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MB

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570
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-MH SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MH

KATILIMLAR

1 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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09 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 09

KATILIMLAR

1 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

3 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

4 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

5 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

7 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

8 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

9 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

10 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

11 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

12 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

13 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

14 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

15 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

16 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

2 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

3 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

4 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

2 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12U SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12U

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

3 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

4 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

5 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

6 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

7 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

8 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

9 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

10 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

11 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

12 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326

13 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

14 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

15 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

16 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

17 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

18 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

19 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

20 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

21 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

22 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

23 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

24 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

25 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

26 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

27 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

28 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

29 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

30 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

31 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

32 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

33 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

34 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

35 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

36 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

37 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

38 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

39 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

40 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

41 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

42 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

43 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

44 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

45 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156

46 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

47 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259



   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

49 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

50 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

51 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

2 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

3 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

4 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

5 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

6 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

7 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

8 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

9 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

10 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

11 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

12 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

13 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

14 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

15 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

16 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

17 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

18 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

19 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

20 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

21 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

22 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

23 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

24 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

25 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

26 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

27 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

28 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

29 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

30 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

31 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

32 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

33 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

34 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

35 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

36 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

37 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

38 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

39 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

40 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

41 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

42 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721

43 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

44 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

45 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

46 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

47 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783



-M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

49 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

50 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

51 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

52 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

53 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

54 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

55 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

56 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

57 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

58 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

59 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

60 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

61 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

62 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

63 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

64 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

65 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

66 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

67 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

68 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

69 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

70 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

71 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

72 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

73 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

74 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

75 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

76 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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-MA SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

2 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

3 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312
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-MB SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MB

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570
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-MH SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MH

KATILIMLAR

1 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522
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09 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 09

KATILIMLAR

1 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

3 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

4 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

5 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

7 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

8 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

9 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

10 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

11 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

12 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

13 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

14 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

15 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

16 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

2 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

3 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

4 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

2 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83
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12U SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12U

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(157)

19,72 1,90 1,48 1,44 3,24 8,21 2,09 0,82 1,32 1,87 42,09 265,090

İlçe
(157)

19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090
İl

(157)
19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (7) 1,48 (5) 1,15 (5) 1,15 (5) 2,59 (7) 6,60 (7) 1,60 (5) 0,65 (7) 1,05 (6) 1,53 (8) 34,45 (6) 236,650
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(51)
18,85 1,79 1,45 1,29 2,96 7,04 1,79 0,77 1,12 1,73 38,79 254,140

  A
(1)

20,00 5,00 2,50 2,50 2,50 22,25 6,75 4,50 7,00 6,00 79,00 378,680
-M
(76)

19,71 1,76 1,35 1,51 3,27 6,81 1,46 0,62 1,08 1,53 39,10 256,170
-MA

(3)
26,17 3,75 2,17 2,58 4,17 19,00 5,67 2,25 2,75 2,92 71,43 354,590

-MB
(1)

26,25 2,75 1,25 2,50 4,00 3,75 40,50 260,900
-MH

(1)
20,50 2,75 0,50 0,00 2,75 7,25 3,75 1,25 1,00 2,50 42,25 267,120

09
(1)

27,25 2,75 2,50 2,75 3,75 7,50 1,00 47,50 281,910
12
(16)

20,78 2,80 1,98 1,19 3,55 13,45 4,39 0,97 1,84 3,22 54,17 303,140
12A

(4)
19,19 -0,31 1,44 1,31 4,38 13,50 2,88 1,06 2,50 2,31 48,26 285,460

12B
(2)

26,38 1,88 2,12 3,12 4,38 20,00 8,00 4,12 5,75 5,38 81,13 384,180
12U

(1)
2,00 1,50 1,50 -0,25 1,00 4,50 1,00 11,25 175,760

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 157 11

ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1
TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1

Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 19 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,64 1,21 66

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,03 0,80 68

[+] SES BİLGİSİ 1 0,61 0,14 61

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,27 0,47 27

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,19 0,45 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,17 0,56 17

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,32 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,13 0,32 13

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,74 0,93 37

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,40 0,43 70

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,89 0,08 89

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,72 1,98 54

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,78 4,27 63

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,29 0,43 29

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,17 0,68 17

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,76 0,16 76

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,36 0,43 36

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,78 0,12 78

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,53 0,29 53

[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0,89 0,78 44

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,21 0,45 21

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,29 0,22 29

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,08 0,58 54

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,15 0,48 15

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,14 0,65 14

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,53 0,11 53

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,54 0,32 54

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,79 0,13 79

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,54 0,33 54

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,78 0,10 78

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,82 0,04 82

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 3 1,15 0,38 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,90 0,26 45

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,62 0,15 62

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,07 0,38 27

[-] PROBLEMLER 12 3,26 0,92 27

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,11 0,30 11

[+] MANTIK 1 0,63 0,08 63

[-] FONKSİYONLAR 2 0,32 0,25 16

[-] KÜMELER 1 0,40 0,10 40

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,20 0,12 20

[-] OLASILIK 1 0,10 0,07 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,20 0,07 20

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,31 0,03 31

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,49 0,03 25

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,17 0,18 23

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,20 0,05 10

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,16 0,09 16

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,20 0,34 20

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,18 0,15 18

[-] DALGALAR 1 0,06 0,19 6

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,15 0,26 15

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,34 0,26 34

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,09 0,23 9

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,38 0,46 19

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,28 0,39 14

[-] KARIŞIMLAR 1 0,44 0,10 44

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,32 0,03 32

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,24 0,19 24

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,13 0,32 13

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,33 0,22 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,41 0,13 41

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,31 0,12 31

[-] HÜCRE 1 0,29 0,23 29

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,39 0,10 39

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,36 0,12 36
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(157)

19,72 1,90 1,48 1,44 3,24 8,21 2,09 0,82 1,32 1,87 42,09 265,090

İlçe
(157)

19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090
İl

(157)
19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (7) 1,48 (5) 1,15 (5) 1,15 (5) 2,59 (7) 6,60 (7) 1,60 (5) 0,65 (7) 1,05 (6) 1,53 (8) 34,45 (6) 236,650
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(51)
18,85 1,79 1,45 1,29 2,96 7,04 1,79 0,77 1,12 1,73 38,79 254,140

  A
(1)

20,00 5,00 2,50 2,50 2,50 22,25 6,75 4,50 7,00 6,00 79,00 378,680
-M
(76)

19,71 1,76 1,35 1,51 3,27 6,81 1,46 0,62 1,08 1,53 39,10 256,170
-MA

(3)
26,17 3,75 2,17 2,58 4,17 19,00 5,67 2,25 2,75 2,92 71,43 354,590

-MB
(1)

26,25 2,75 1,25 2,50 4,00 3,75 40,50 260,900
-MH

(1)
20,50 2,75 0,50 0,00 2,75 7,25 3,75 1,25 1,00 2,50 42,25 267,120

09
(1)

27,25 2,75 2,50 2,75 3,75 7,50 1,00 47,50 281,910
12
(16)

20,78 2,80 1,98 1,19 3,55 13,45 4,39 0,97 1,84 3,22 54,17 303,140
12A

(4)
19,19 -0,31 1,44 1,31 4,38 13,50 2,88 1,06 2,50 2,31 48,26 285,460

12B
(2)

26,38 1,88 2,12 3,12 4,38 20,00 8,00 4,12 5,75 5,38 81,13 384,180
12U

(1)
2,00 1,50 1,50 -0,25 1,00 4,50 1,00 11,25 175,760

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 157 11

ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1
TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1

Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 19 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(157)

19,72 1,90 1,48 1,44 3,24 8,21 2,09 0,82 1,32 1,87 42,09 265,090

İlçe
(157)

19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090
İl

(157)
19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (7) 1,48 (5) 1,15 (5) 1,15 (5) 2,59 (7) 6,60 (7) 1,60 (5) 0,65 (7) 1,05 (6) 1,53 (8) 34,45 (6) 236,650
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(51)
18,85 1,79 1,45 1,29 2,96 7,04 1,79 0,77 1,12 1,73 38,79 254,140

  A
(1)

20,00 5,00 2,50 2,50 2,50 22,25 6,75 4,50 7,00 6,00 79,00 378,680
-M
(76)

19,71 1,76 1,35 1,51 3,27 6,81 1,46 0,62 1,08 1,53 39,10 256,170
-MA

(3)
26,17 3,75 2,17 2,58 4,17 19,00 5,67 2,25 2,75 2,92 71,43 354,590

-MB
(1)

26,25 2,75 1,25 2,50 4,00 3,75 40,50 260,900
-MH

(1)
20,50 2,75 0,50 0,00 2,75 7,25 3,75 1,25 1,00 2,50 42,25 267,120

09
(1)

27,25 2,75 2,50 2,75 3,75 7,50 1,00 47,50 281,910
12
(16)

20,78 2,80 1,98 1,19 3,55 13,45 4,39 0,97 1,84 3,22 54,17 303,140
12A

(4)
19,19 -0,31 1,44 1,31 4,38 13,50 2,88 1,06 2,50 2,31 48,26 285,460

12B
(2)

26,38 1,88 2,12 3,12 4,38 20,00 8,00 4,12 5,75 5,38 81,13 384,180
12U

(1)
2,00 1,50 1,50 -0,25 1,00 4,50 1,00 11,25 175,760

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 157 11

ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1
TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1

Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 19 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

2 0,84 1,04 42

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,27 0,47 27

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,19 0,45 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,17 0,56 17

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,32 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,13 0,32 13

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,74 0,93 37

[-] PARAGRAFIN YAPISI 3 1,27 1,53 42

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,29 0,43 29

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,17 0,68 17

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,36 0,43 36

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,32 0,45 32

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,21 0,45 21

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,29 0,22 29

Felsefe
[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,15 0,48 15

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,14 0,65 14

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,90 0,26 45

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,07 0,38 27

[-] PROBLEMLER 12 3,26 0,92 27

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,11 0,30 11

[-] FONKSİYONLAR 2 0,32 0,25 16

[-] KÜMELER 1 0,40 0,10 40

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,20 0,12 20

[-] SAYILAR 1 0,13 0,15 13

[-] OLASILIK 1 0,10 0,07 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,20 0,07 20

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,31 0,03 31

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,49 0,03 25

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,17 0,18 23

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,20 0,05 10

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,16 0,09 16

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,20 0,34 20

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,18 0,15 18

[-] DALGALAR 1 0,06 0,19 6

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,15 0,26 15

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,34 0,26 34

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,09 0,23 9

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,38 0,46 19

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,28 0,39 14

[-] KARIŞIMLAR 1 0,44 0,10 44

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,32 0,03 32

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,24 0,19 24

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,13 0,32 13

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,33 0,22 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,41 0,13 41

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,31 0,12 31

[-] HÜCRE 1 0,29 0,23 29

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,39 0,10 39

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,36 0,12 36
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(157)

19,72 1,90 1,48 1,44 3,24 8,21 2,09 0,82 1,32 1,87 42,09 265,090

İlçe
(157)

19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090
İl

(157)
19,72 (1) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (1) 2,09 (1) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (1) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (7) 1,48 (5) 1,15 (5) 1,15 (5) 2,59 (7) 6,60 (7) 1,60 (5) 0,65 (7) 1,05 (6) 1,53 (8) 34,45 (6) 236,650
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(51)
18,85 1,79 1,45 1,29 2,96 7,04 1,79 0,77 1,12 1,73 38,79 254,140

  A
(1)

20,00 5,00 2,50 2,50 2,50 22,25 6,75 4,50 7,00 6,00 79,00 378,680
-M
(76)

19,71 1,76 1,35 1,51 3,27 6,81 1,46 0,62 1,08 1,53 39,10 256,170
-MA

(3)
26,17 3,75 2,17 2,58 4,17 19,00 5,67 2,25 2,75 2,92 71,43 354,590

-MB
(1)

26,25 2,75 1,25 2,50 4,00 3,75 40,50 260,900
-MH

(1)
20,50 2,75 0,50 0,00 2,75 7,25 3,75 1,25 1,00 2,50 42,25 267,120

09
(1)

27,25 2,75 2,50 2,75 3,75 7,50 1,00 47,50 281,910
12
(16)

20,78 2,80 1,98 1,19 3,55 13,45 4,39 0,97 1,84 3,22 54,17 303,140
12A

(4)
19,19 -0,31 1,44 1,31 4,38 13,50 2,88 1,06 2,50 2,31 48,26 285,460

12B
(2)

26,38 1,88 2,12 3,12 4,38 20,00 8,00 4,12 5,75 5,38 81,13 384,180
12U

(1)
2,00 1,50 1,50 -0,25 1,00 4,50 1,00 11,25 175,760

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 157 11

ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1
TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1

Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 19 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2,31 0,57 77

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,03 0,80 68

[+] SES BİLGİSİ 1 0,61 0,14 61

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,40 0,43 70

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0,89 0,08 89

[+] PARAGRAFIN YAPISI 2 1,45 0,45 72

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,78 4,27 63

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM
DEVLETLERİ

1 0,76 0,16 76

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,78 0,12 78

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,53 0,29 53

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,57 0,32 57

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1,08 0,58 54

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,53 0,11 53

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,54 0,32 54

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,79 0,13 79

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,54 0,33 54

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0,78 0,10 78

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,82 0,04 82

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 2 1,02 0,22 51

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,62 0,15 62

[+] MANTIK 1 0,63 0,08 63

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0,66 0,06 66



12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12B

(2)
26,38 1,88 2,12 3,12 4,38 20,00 8,00 4,12 5,75 5,38 81,13 384,180

Okul
(157)

19,72 (2) 1,90 (5) 1,48 (3) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (2) 2,09 (1) 0,82 (2) 1,32 (2) 1,87 (2) 42,09 (1) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (2) 1,90 (5) 1,48 (3) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (2) 2,09 (1) 0,82 (2) 1,32 (2) 1,87 (2) 42,09 (1) 265,090
İl

(157)
19,72 (2) 1,90 (5) 1,48 (3) 1,44 (1) 3,24 (1) 8,21 (2) 2,09 (1) 0,82 (2) 1,32 (2) 1,87 (2) 42,09 (1) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (6) 1,48 (28) 1,15 (15) 1,15 (1) 2,59 (6) 6,60 (4) 1,60 (1) 0,65 (2) 1,05 (2) 1,53 (5) 34,45 (1) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12B şubesinde 2

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,00 1,00 75

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,50 0,50 83

[+] SES BİLGİSİ 1 1,00 0 100

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,50 0 50

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 1 1,00 0 100

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1,00 0

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,50 0,50 50

[+] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,50 0,50 50

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,00 1,00 50

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,50 0,50 75

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 1,00 0 100

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,50 2,50 50

[+] PARAGRAF YORUMU 17 14,00 3,00 82

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1,00 0

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0 1,00 0

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 1,00 0 100

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,50 0,50 50

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,50 0,50 50

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,50 0,50 75

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,50 0 50

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0,50 0

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 2,00 0 100

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,50 0,50 50

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 1,00 0

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 1,00 0 100

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,50 0,50 50

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 1,00 0 100

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 1,00 0 100

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 2,50 0,50 83

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2,00 0 100

[+] RASYONEL SAYILAR 1 1,00 0 100

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

4 3,00 0,50 75

[+] PROBLEMLER 12 6,00 0 50

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,50 0,50 50

[+] MANTIK 1 1,00 0 100

[+] FONKSİYONLAR 2 2,00 0 100

[+] KÜMELER 1 1,00 0 100

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1,00 0 100

[+] OLASILIK 1 0,50 0 50

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0 0,50 0

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1,00 0 100

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 2,00 0 100

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4,00 0 80

[+] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1,00 0 50

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] OPTİK 1 0,50 0 50

[+] HAREKET VE KUVVET 1 1,00 0 100

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1,00 0 100

[+] DALGALAR 1 1,00 0 100

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,50 0 50

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,50 0,50 50

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0 1,00 0

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 2 2,00 0 100

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2,00 0 100

[+] KARIŞIMLAR 1 1,00 0 100

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 1,00 0 100

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,50 0,50 50

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,50 0,50 50

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1,00 0 100

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 1,00 0 100

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,50 0,50 50

[+] HÜCRE 1 1,00 0 100

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 1,00 0 100

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1,00 0 100



  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  A
(1)

20,00 5,00 2,50 2,50 2,50 22,25 6,75 4,50 7,00 6,00 79,00 378,680

Okul
(157)

19,72 (7) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (4) 3,24 (9) 8,21 (1) 2,09 (2) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (2) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (7) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (4) 3,24 (9) 8,21 (1) 2,09 (2) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (2) 265,090
İl

(157)
19,72 (7) 1,90 (1) 1,48 (1) 1,44 (4) 3,24 (9) 8,21 (1) 2,09 (2) 0,82 (1) 1,32 (1) 1,87 (1) 42,09 (2) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (40) 1,48 (1) 1,15 (6) 1,15 (7) 2,59 (50) 6,60 (1) 1,60 (6) 0,65 (1) 1,05 (1) 1,53 (1) 34,45 (4) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
  A şubesinde 1

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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  A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,00 1,00 75

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,00 1,00 67

[+] SES BİLGİSİ 1 1,00 0 100

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,33 0,33 33

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 1 1,00 0 100

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1,00 0

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,33 0,67 33

[+] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,67 0,33 67

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,67 1,33 33

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,67 0,33 83

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 1,00 0 100

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,67 2,33 53

[+] PARAGRAF YORUMU 17 13,00 4,00 76

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,33 0,67 33

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,33 0,67 33

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 1,00 0 100

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,67 0,33 67

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,67 0,33 67

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,33 0,67 67

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,33 0,33 33

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,33 0,33 33

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 2,00 0 100

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,33 0,67 33

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 1,00 0

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,67 0,33 67

[-] DÜNYA VE AHİRET 1 0,33 0,67 33

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 1,00 0 100

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 1,00 0 100

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 2,33 0,67 78

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2,00 0 100

[+] RASYONEL SAYILAR 1 1,00 0 100

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

4 3,00 0,33 75

[+] PROBLEMLER 12 7,33 0,33 61

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,33 0,67 33

[+] MANTIK 1 1,00 0 100

[+] FONKSİYONLAR 2 1,67 0 83

[+] KÜMELER 1 1,00 0 100

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1,00 0 100

[-] OLASILIK 1 0,33 0 33

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,33 0,33 33

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1,00 0 100

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 1,67 0 83

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4,00 0,33 80

[+] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1,00 0 50

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] OPTİK 1 0,67 0 67

[+] HAREKET VE KUVVET 1 1,00 0 100

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1,00 0 100

[+] DALGALAR 1 0,67 0,33 67

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,67 0 67

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,67 0,33 67

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0 1,00 0

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 2 2,00 0 100

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2,00 0 100

[+] KARIŞIMLAR 1 1,00 0 100

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 1,00 0 100

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,67 0,33 67

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,67 0,33 67

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1,00 0 100

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 1,00 0 100

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,67 0,33 67

[+] HÜCRE 1 1,00 0 100

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 1,00 0 100

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1,00 0 100



-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MA

(3)
26,17 3,75 2,17 2,58 4,17 19,00 5,67 2,25 2,75 2,92 71,43 354,590

Okul
(157)

19,72 (4) 1,90 (2) 1,48 (2) 1,44 (3) 3,24 (2) 8,21 (3) 2,09 (3) 0,82 (3) 1,32 (3) 1,87 (4) 42,09 (3) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (4) 1,90 (2) 1,48 (2) 1,44 (3) 3,24 (2) 8,21 (3) 2,09 (3) 0,82 (3) 1,32 (3) 1,87 (4) 42,09 (3) 265,090
İl

(157)
19,72 (4) 1,90 (2) 1,48 (2) 1,44 (3) 3,24 (2) 8,21 (3) 2,09 (3) 0,82 (3) 1,32 (3) 1,87 (4) 42,09 (3) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (9) 1,48 (5) 1,15 (14) 1,15 (4) 2,59 (8) 6,60 (8) 1,60 (9) 0,65 (12) 1,05 (15) 1,53 (29) 34,45 (9) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MA şubesinde 3

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,17 0,83 79

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,17 0,83 72

[+] SES BİLGİSİ 1 0,83 0,17 83

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,33 0,50 33

[+] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,67 0,17 67

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0,67 0

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,17 0,50 17

[+] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,50 0,17 50

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,33 1,33 17

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,50 0,50 75

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 1,00 0 100

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,17 1,83 63

[+] PARAGRAF YORUMU 17 14,00 3,00 82

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,50 0,50 50

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,33 0,67 33

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 1,00 0 100

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,83 0,17 83

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1,00 0 100

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,83 0,17 83

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,33 0,67 67

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,33 0,50 33

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,17 0,50 17

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,83 0,17 92

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,33 0,67 33

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,17 0,83 17

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,83 0 83

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,83 0,17 83

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,67 0,33 67

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,67 0,33 67

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 1,00 0 100

[+] İSLAM VE BİLİM 1 1,00 0 100

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 2,33 0,67 78

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2,00 0 100

[+] RASYONEL SAYILAR 1 1,00 0 100

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

4 2,50 0,67 63

[+] PROBLEMLER 12 7,33 0,67 61

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,17 0,67 17

[+] MANTIK 1 1,00 0 100

[+] FONKSİYONLAR 2 1,67 0,17 83

[+] KÜMELER 1 1,00 0 100

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1,00 0 100

[-] OLASILIK 1 0,33 0 33

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,33 0,33 33

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,83 0 83

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 1,50 0 75

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3,50 0,17 70

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,83 0 42

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] OPTİK 1 0,50 0,17 50

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,67 0,17 67

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,83 0 83

[-] DALGALAR 1 0,33 0,33 33

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,50 0,17 50

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,67 0,17 67

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,17 0,67 17

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 2 1,33 0,33 67

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1,00 0,33 50

[+] KARIŞIMLAR 1 0,67 0 67

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,83 0 83

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,67 0,17 67

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,67 0,17 67

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,83 0 83

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,83 0 83

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,50 0,17 50

[+] HÜCRE 1 0,67 0,17 67

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,83 0 83

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,67 0 67



12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12
(16)

20,78 2,80 1,98 1,19 3,55 13,45 4,39 0,97 1,84 3,22 54,17 303,140

Okul
(157)

19,72 (5) 1,90 (3) 1,48 (4) 1,44 (8) 3,24 (5) 8,21 (5) 2,09 (4) 0,82 (7) 1,32 (5) 1,87 (3) 42,09 (4) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (5) 1,90 (3) 1,48 (4) 1,44 (8) 3,24 (5) 8,21 (5) 2,09 (4) 0,82 (7) 1,32 (5) 1,87 (3) 42,09 (4) 265,090
İl

(157)
19,72 (5) 1,90 (3) 1,48 (4) 1,44 (8) 3,24 (5) 8,21 (5) 2,09 (4) 0,82 (7) 1,32 (5) 1,87 (3) 42,09 (4) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (37) 1,48 (12) 1,15 (19) 1,15 (48) 2,59 (25) 6,60 (20) 1,60 (18) 0,65 (36) 1,05 (28) 1,53 (24) 34,45 (24) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12 şubesinde 16

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 24. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,77 1,23 69

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,18 0,73 73

[+] SES BİLGİSİ 1 0,64 0,23 64

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,32 0,59 32

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,45 0,41 45

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,14 0,64 14

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,18 0,45 18

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,27 0,23 27

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,86 0,86 43

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,41 0,45 70

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,95 0 95

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,50 2,41 50

[+] PARAGRAF YORUMU 17 12,27 3,64 72

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,45 0,36 45

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,32 0,59 32

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,91 0,05 91

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,64 0,14 64

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,91 0 91

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,68 0,27 68

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,18 0,55 59

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,36 0,41 36

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,23 0,41 23

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,27 0,50 64

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,14 0,59 14

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,05 0,77 5

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,64 0,05 64

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,68 0,18 68

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,73 0,18 73

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,64 0,27 64

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,91 0 91

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,86 0 86

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 1,77 0,41 59

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,45 0,36 73

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,82 0,14 82

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,82 0,55 45

[+] PROBLEMLER 12 6,23 0,68 52

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,18 0,55 18

[+] MANTIK 1 0,91 0,05 91

[-] FONKSİYONLAR 2 0,77 0,41 39

[+] KÜMELER 1 0,86 0,05 86

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,55 0,09 55

[-] OLASILIK 1 0,18 0 18

[+] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,50 0,09 50

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,68 0 68

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 1,09 0 55

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2,68 0,18 54

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,59 0 30

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,27 0,05 27

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,45 0,27 45

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,41 0,14 41

[-] DALGALAR 1 0,09 0,36 9

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,32 0,32 32

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,41 0,32 41

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,09 0,36 9

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,68 0,64 34

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,55 0,55 27

[+] KARIŞIMLAR 1 0,73 0,09 73

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,55 0 55

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,45 0,23 45

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,27 0,36 27

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,64 0,18 64

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,68 0,14 68

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,50 0,23 50

[+] HÜCRE 1 0,68 0,18 68

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,59 0,09 59

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,64 0,09 64



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12A

(4)
19,19 -0,31 1,44 1,31 4,38 13,50 2,88 1,06 2,50 2,31 48,26 285,460

Okul
(157)

19,72 (9) 1,90 (9) 1,48 (7) 1,44 (6) 3,24 (1) 8,21 (4) 2,09 (6) 0,82 (5) 1,32 (4) 1,87 (6) 42,09 (5) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (9) 1,90 (9) 1,48 (7) 1,44 (6) 3,24 (1) 8,21 (4) 2,09 (6) 0,82 (5) 1,32 (4) 1,87 (6) 42,09 (5) 265,090
İl

(157)
19,72 (9) 1,90 (9) 1,48 (7) 1,44 (6) 3,24 (1) 8,21 (4) 2,09 (6) 0,82 (5) 1,32 (4) 1,87 (6) 42,09 (5) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (47) 1,48 (89) 1,15 (30) 1,15 (40) 2,59 (6) 6,60 (19) 1,60 (32) 0,65 (31) 1,05 (17) 1,53 (37) 34,45 (30) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 4

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 29. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,69 1,31 67

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,23 0,69 74

[+] SES BİLGİSİ 1 0,62 0,27 62

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,38 0,50 38

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,42 0,42 42

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,15 0,62 15

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,15 0,50 15

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,23 0,27 23

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,85 0,92 42

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,46 0,42 73

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,92 0,04 92

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,65 2,27 53

[+] PARAGRAF YORUMU 17 11,85 4,00 70

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,38 0,46 38

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,27 0,65 27

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,85 0,12 85

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,54 0,27 54

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,81 0,12 81

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,62 0,35 62

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,15 0,62 58

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,38 0,35 38

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,23 0,42 23

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,23 0,58 62

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,15 0,58 15

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,04 0,81 4

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,65 0,08 65

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,69 0,19 69

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,77 0,15 77

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,65 0,27 65

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,92 0 92

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,88 0 88

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 1,77 0,35 59

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,42 0,38 71

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,85 0,12 85

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,73 0,58 43

[+] PROBLEMLER 12 6,19 0,62 52

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,19 0,46 19

[+] MANTIK 1 0,92 0,04 92

[-] FONKSİYONLAR 2 0,73 0,38 37

[+] KÜMELER 1 0,77 0,08 77

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,50 0,08 50

[-] OLASILIK 1 0,19 0 19

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,46 0,08 46

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,65 0 65

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 1,00 0 50

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2,58 0,19 52

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,50 0,04 25

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,35 0,04 35

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,38 0,38 38

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,35 0,19 35

[-] DALGALAR 1 0,08 0,35 8

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,27 0,35 27

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,42 0,35 42

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,15 0,31 15

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,65 0,73 33

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,62 0,54 31

[+] KARIŞIMLAR 1 0,73 0,12 73

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,58 0 58

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,42 0,31 42

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,31 0,38 31

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,62 0,23 62

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,65 0,19 65

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,46 0,31 46

[+] HÜCRE 1 0,65 0,23 65

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,58 0,12 58

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,65 0,12 65



09 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
09
(1)

27,25 2,75 2,50 2,75 3,75 7,50 1,00 47,50 281,910

Okul
(157)

19,72 (1) 1,90 (4) 1,48 (1) 1,44 (2) 3,24 (4) 8,21 (6) 2,09 (9) 0,82 (10) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (6) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (1) 1,90 (4) 1,48 (1) 1,44 (2) 3,24 (4) 8,21 (6) 2,09 (9) 0,82 (10) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (6) 265,090
İl

(157)
19,72 (1) 1,90 (4) 1,48 (1) 1,44 (2) 3,24 (4) 8,21 (6) 2,09 (9) 0,82 (10) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (6) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (4) 1,48 (13) 1,15 (6) 1,15 (3) 2,59 (19) 6,60 (45) 1,60 (52) 0,65 (72) 1,05 (79) 1,53 (84) 34,45 (32) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
09 şubesinde 1

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 31. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu
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09 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,74 1,26 69

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,26 0,67 75

[+] SES BİLGİSİ 1 0,63 0,26 63

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,37 0,48 37

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,41 0,41 41

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,15 0,63 15

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,15 0,48 15

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,22 0,26 22

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,89 0,89 44

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,48 0,41 74

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,93 0,04 93

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,67 2,26 53

[+] PARAGRAF YORUMU 17 11,89 4,00 70

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,37 0,48 37

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,30 0,63 30

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,85 0,11 85

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,52 0,26 52

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,81 0,11 81

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,63 0,33 63

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,11 0,67 56

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,41 0,33 41

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,26 0,41 26

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,26 0,56 63

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,15 0,59 15

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,07 0,78 7

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,63 0,07 63

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,70 0,19 70

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,78 0,15 78

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,63 0,30 63

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,93 0 93

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,89 0 89

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 1,74 0,33 58

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,37 0,41 69

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,85 0,11 85

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,70 0,56 43

[+] PROBLEMLER 12 6,11 0,59 51

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,19 0,48 19

[+] MANTIK 1 0,93 0,04 93

[-] FONKSİYONLAR 2 0,70 0,37 35

[+] KÜMELER 1 0,74 0,07 74

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,48 0,07 48

[-] OLASILIK 1 0,19 0 19

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,44 0,07 44

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,67 0 67

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,96 0 48

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2,48 0,19 50

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,48 0,04 24

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,33 0,04 33

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,37 0,37 37

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,33 0,19 33

[-] DALGALAR 1 0,07 0,33 7

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,26 0,33 26

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,41 0,33 41

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,15 0,30 15

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,63 0,70 31

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,59 0,52 30

[+] KARIŞIMLAR 1 0,70 0,11 70

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,56 0 56

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,41 0,30 41

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,30 0,37 30

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,59 0,22 59

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,63 0,19 63

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,44 0,30 44

[+] HÜCRE 1 0,63 0,22 63

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,56 0,11 56

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,63 0,11 63



-MH ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MH

(1)
20,50 2,75 0,50 0,00 2,75 7,25 3,75 1,25 1,00 2,50 42,25 267,120

Okul
(157)

19,72 (6) 1,90 (4) 1,48 (10) 1,44 (9) 3,24 (8) 8,21 (7) 2,09 (5) 0,82 (4) 1,32 (8) 1,87 (5) 42,09 (7) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (6) 1,90 (4) 1,48 (10) 1,44 (9) 3,24 (8) 8,21 (7) 2,09 (5) 0,82 (4) 1,32 (8) 1,87 (5) 42,09 (7) 265,090
İl

(157)
19,72 (6) 1,90 (4) 1,48 (10) 1,44 (9) 3,24 (8) 8,21 (7) 2,09 (5) 0,82 (4) 1,32 (8) 1,87 (5) 42,09 (7) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (38) 1,48 (13) 1,15 (64) 1,15 (84) 2,59 (44) 6,60 (47) 1,60 (25) 0,65 (26) 1,05 (46) 1,53 (35) 34,45 (39) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MH şubesinde 1

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 38. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu
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-MH ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,75 1,25 69

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,29 0,64 76

[+] SES BİLGİSİ 1 0,64 0,25 64

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,36 0,46 36

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,39 0,39 39

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,14 0,61 14

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,46 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,21 0,25 21

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,86 0,89 43

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,46 0,43 73

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,93 0,04 93

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,68 2,25 54

[+] PARAGRAF YORUMU 17 11,86 4,04 70

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,39 0,46 39

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,29 0,64 29

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,86 0,11 86

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,50 0,25 50

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,82 0,11 82

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,61 0,36 61

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,11 0,68 55

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,39 0,32 39

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,25 0,39 25

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,21 0,61 61

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,14 0,61 14

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,07 0,79 7

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,64 0,07 64

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,71 0,18 71

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,79 0,14 79

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,61 0,32 61

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,89 0 89

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,89 0 89

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 1,75 0,32 58

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,36 0,43 68

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,86 0,11 86

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,68 0,54 42

[+] PROBLEMLER 12 6,00 0,61 50

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,18 0,46 18

[+] MANTIK 1 0,89 0,04 89

[-] FONKSİYONLAR 2 0,68 0,36 34

[+] KÜMELER 1 0,71 0,11 71

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,46 0,07 46

[-] OLASILIK 1 0,18 0 18

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,43 0,07 43

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,68 0 68

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,96 0,04 48

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2,46 0,18 49

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,46 0,04 23

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,32 0,07 32

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,36 0,39 36

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,32 0,18 32

[-] DALGALAR 1 0,07 0,32 7

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,29 0,32 29

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,43 0,32 43

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,14 0,32 14

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,61 0,71 30

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,57 0,57 29

[+] KARIŞIMLAR 1 0,71 0,11 71

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,57 0 57

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,39 0,32 39

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,29 0,39 29

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,61 0,21 61

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,64 0,18 64

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,46 0,29 46

[+] HÜCRE 1 0,61 0,25 61

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,54 0,11 54

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,61 0,14 61



-MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-MB

(1)
26,25 2,75 1,25 2,50 4,00 3,75 40,50 260,900

Okul
(157)

19,72 (3) 1,90 (4) 1,48 (9) 1,44 (4) 3,24 (3) 8,21 (11) 2,09 (10) 0,82 (10) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (8) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (3) 1,90 (4) 1,48 (9) 1,44 (4) 3,24 (3) 8,21 (11) 2,09 (10) 0,82 (10) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (8) 265,090
İl

(157)
19,72 (3) 1,90 (4) 1,48 (9) 1,44 (4) 3,24 (3) 8,21 (11) 2,09 (10) 0,82 (10) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (8) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (7) 1,48 (13) 1,15 (36) 1,15 (7) 2,59 (12) 6,60 (70) 1,60 (80) 0,65 (72) 1,05 (79) 1,53 (84) 34,45 (44) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-MB şubesinde 1

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 42. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu
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-MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,76 1,24 69

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,28 0,66 76

[+] SES BİLGİSİ 1 0,66 0,24 66

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,34 0,48 34

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,38 0,41 38

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,14 0,62 14

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,45 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,21 0,24 21

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,83 0,86 41

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,48 0,41 74

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,93 0,03 93

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,72 2,17 54

[+] PARAGRAF YORUMU 17 11,97 3,97 70

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,38 0,45 38

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,28 0,66 28

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,86 0,10 86

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,52 0,24 52

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,83 0,10 83

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,59 0,38 59

[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1,07 0,72 53

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,41 0,31 41

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,28 0,38 28

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,24 0,59 62

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,14 0,62 14

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,07 0,79 7

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,66 0,07 66

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,72 0,17 72

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,79 0,14 79

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,59 0,31 59

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,90 0 90

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,90 0 90

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] SAYILAR 3 1,72 0,31 57

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,31 0,41 66

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,83 0,10 83

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,69 0,52 42

[-] PROBLEMLER 12 5,79 0,62 48

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,17 0,45 17

[+] MANTIK 1 0,90 0,03 90

[-] FONKSİYONLAR 2 0,66 0,34 33

[+] KÜMELER 1 0,69 0,10 69

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,45 0,07 45

[-] OLASILIK 1 0,17 0 17

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,41 0,07 41

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,66 0 66

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,93 0,03 47

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2,38 0,17 48

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,45 0,03 22

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,31 0,07 31

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,34 0,38 34

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,31 0,17 31

[-] DALGALAR 1 0,07 0,31 7

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,28 0,31 28

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,41 0,31 41

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,14 0,31 14

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,59 0,69 29

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,55 0,55 28

[+] KARIŞIMLAR 1 0,69 0,10 69

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,55 0 55

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,38 0,31 38

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,28 0,38 28

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,59 0,21 59

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,62 0,17 62

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,45 0,28 45

[+] HÜCRE 1 0,59 0,24 59

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,52 0,10 52

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,59 0,14 59



-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
-M
(76)

19,71 1,76 1,35 1,51 3,27 6,81 1,46 0,62 1,08 1,53 39,10 256,170

Okul
(157)

19,72 (8) 1,90 (7) 1,48 (8) 1,44 (5) 3,24 (6) 8,21 (9) 2,09 (8) 0,82 (9) 1,32 (7) 1,87 (8) 42,09 (9) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (8) 1,90 (7) 1,48 (8) 1,44 (5) 3,24 (6) 8,21 (9) 2,09 (8) 0,82 (9) 1,32 (7) 1,87 (8) 42,09 (9) 265,090
İl

(157)
19,72 (8) 1,90 (7) 1,48 (8) 1,44 (5) 3,24 (6) 8,21 (9) 2,09 (8) 0,82 (9) 1,32 (7) 1,87 (8) 42,09 (9) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (44) 1,48 (33) 1,15 (33) 1,15 (28) 2,59 (30) 6,60 (51) 1,60 (45) 0,65 (44) 1,05 (43) 1,53 (46) 34,45 (48) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
-M şubesinde 76

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 45. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu
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-M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,63 1,26 66

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,11 0,73 70

[+] SES BİLGİSİ 1 0,62 0,14 62

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,30 0,47 30

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,19 0,47 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,18 0,55 18

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,32 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,11 0,33 11

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,76 0,90 38

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,43 0,43 71

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,90 0,07 90

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,86 1,90 57

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,99 4,11 65

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,30 0,38 30

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,16 0,68 16

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,75 0,15 75

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,38 0,39 38

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,79 0,13 79

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,50 0,30 50

[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0,87 0,77 43

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,25 0,43 25

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,31 0,24 31

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,11 0,58 56

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,18 0,48 18

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,13 0,70 13

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,56 0,10 56

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,60 0,29 60

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,81 0,12 81

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,53 0,34 53

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,83 0,09 83

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,85 0,03 85

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 3 1,20 0,31 40

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,95 0,25 48

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,65 0,12 65

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,10 0,32 27

[-] PROBLEMLER 12 3,54 0,70 30

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,10 0,30 10

[+] MANTIK 1 0,64 0,07 64

[-] FONKSİYONLAR 2 0,30 0,21 15

[-] KÜMELER 1 0,39 0,12 39

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,24 0,10 24

[-] OLASILIK 1 0,10 0,05 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,24 0,06 24

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,37 0,01 37

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,52 0,03 26

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,24 0,19 25

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,19 0,03 10

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,15 0,10 15

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,21 0,33 21

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,21 0,15 21

[-] DALGALAR 1 0,05 0,19 5

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,16 0,26 16

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,34 0,27 34

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,10 0,23 10

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,41 0,47 20

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,30 0,30 15

[-] KARIŞIMLAR 1 0,45 0,10 45

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,35 0,02 35

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,24 0,17 24

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,13 0,33 13

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,34 0,21 34

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,46 0,12 46

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,31 0,12 31

[-] HÜCRE 1 0,31 0,22 31

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,40 0,09 40

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,34 0,12 34



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(51)
18,85 1,79 1,45 1,29 2,96 7,04 1,79 0,77 1,12 1,73 38,79 254,140

Okul
(157)

19,72 (10) 1,90 (6) 1,48 (6) 1,44 (7) 3,24 (7) 8,21 (8) 2,09 (7) 0,82 (8) 1,32 (6) 1,87 (7) 42,09 (10) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (10) 1,90 (6) 1,48 (6) 1,44 (7) 3,24 (7) 8,21 (8) 2,09 (7) 0,82 (8) 1,32 (6) 1,87 (7) 42,09 (10) 265,090
İl

(157)
19,72 (10) 1,90 (6) 1,48 (6) 1,44 (7) 3,24 (7) 8,21 (8) 2,09 (7) 0,82 (8) 1,32 (6) 1,87 (7) 42,09 (10) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (49) 1,48 (31) 1,15 (29) 1,15 (41) 2,59 (39) 6,60 (50) 1,60 (38) 0,65 (40) 1,05 (42) 1,53 (44) 34,45 (49) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 51
Okulunuzda 157 11

ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1
TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1

Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 50. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 10. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 10. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 10. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,64 1,21 66

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,04 0,79 68

[+] SES BİLGİSİ 1 0,62 0,14 62

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,28 0,47 28

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,19 0,46 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,17 0,56 17

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,33 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,13 0,32 13

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,74 0,94 37

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,41 0,44 71

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,89 0,08 89

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,74 1,99 55

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,85 4,30 64

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,29 0,43 29

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,16 0,68 16

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,76 0,16 76

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,36 0,43 36

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,78 0,12 78

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,53 0,29 53

[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0,88 0,78 44

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,21 0,45 21

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,29 0,22 29

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,08 0,58 54

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,15 0,49 15

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,14 0,65 14

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,53 0,12 53

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,54 0,32 54

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,79 0,13 79

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,54 0,33 54

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,78 0,10 78

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,83 0,04 83

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 3 1,15 0,38 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,89 0,26 45

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,62 0,15 62

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,07 0,37 27

[-] PROBLEMLER 12 3,28 0,92 27

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,11 0,30 11

[+] MANTIK 1 0,63 0,08 63

[-] FONKSİYONLAR 2 0,33 0,25 16

[-] KÜMELER 1 0,40 0,10 40

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,21 0,12 21

[-] OLASILIK 1 0,10 0,07 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,21 0,07 21

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,31 0,03 31

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,49 0,03 25

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,17 0,19 23

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,20 0,05 10

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,15 0,09 15

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,21 0,34 21

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,19 0,15 19

[-] DALGALAR 1 0,06 0,19 6

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,15 0,26 15

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,35 0,26 35

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,09 0,23 9

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,38 0,47 19

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,28 0,40 14

[-] KARIŞIMLAR 1 0,44 0,10 44

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,32 0,03 32

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,24 0,19 24

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,13 0,32 13

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,33 0,22 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,42 0,13 42

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,31 0,12 31

[-] HÜCRE 1 0,29 0,23 29

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,39 0,10 39

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,36 0,12 36



12U ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12U

(1)
2,00 1,50 1,50 -0,25 1,00 4,50 1,00 11,25 175,760

Okul
(157)

19,72 (11) 1,90 (8) 1,48 (5) 1,44 (10) 3,24 (10) 8,21 (10) 2,09 (10) 0,82 (6) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (11) 265,090
İlçe
(157)

19,72 (11) 1,90 (8) 1,48 (5) 1,44 (10) 3,24 (10) 8,21 (10) 2,09 (10) 0,82 (6) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (11) 265,090
İl

(157)
19,72 (11) 1,90 (8) 1,48 (5) 1,44 (10) 3,24 (10) 8,21 (10) 2,09 (10) 0,82 (6) 1,32 (9) 1,87 (9) 42,09 (11) 265,090

Genel
(1509)

16,65 (98) 1,48 (40) 1,15 (27) 1,15 (87) 2,59 (74) 6,60 (61) 1,60 (80) 0,65 (34) 1,05 (79) 1,53 (84) 34,45 (101) 236,650
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12U şubesinde 1

Okulunuzda 157 11
ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1

TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1
Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 116 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 98. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 11. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 11. oldu

Okulunuzda sınava 11 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 11. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12U ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,64 1,21 66

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,03 0,80 68

[+] SES BİLGİSİ 1 0,61 0,14 61

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,27 0,47 27

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,19 0,45 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,17 0,56 17

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,32 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,13 0,32 13

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,74 0,93 37

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,40 0,43 70

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,89 0,08 89

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,72 1,98 54

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,78 4,27 63

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,29 0,43 29

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,17 0,68 17

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,76 0,16 76

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,36 0,43 36

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,78 0,12 78

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,53 0,29 53

[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0,89 0,78 44

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,21 0,45 21

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,29 0,22 29

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,08 0,58 54

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,15 0,48 15

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,14 0,65 14

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,53 0,11 53

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,54 0,32 54

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,79 0,13 79

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,54 0,33 54

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,78 0,10 78

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,82 0,04 82

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 3 1,15 0,38 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,90 0,26 45

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,62 0,15 62

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,07 0,38 27

[-] PROBLEMLER 12 3,26 0,92 27

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,11 0,30 11

[+] MANTIK 1 0,63 0,08 63

[-] FONKSİYONLAR 2 0,32 0,25 16

[-] KÜMELER 1 0,40 0,10 40

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,20 0,12 20

[-] OLASILIK 1 0,10 0,07 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,20 0,07 20

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,31 0,03 31

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,49 0,03 25

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,17 0,18 23

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,20 0,05 10

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,16 0,09 16

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,20 0,34 20

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,18 0,15 18

[-] DALGALAR 1 0,06 0,19 6

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,15 0,26 15

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,34 0,26 34

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,09 0,23 9

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,38 0,46 19

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,28 0,39 14

[-] KARIŞIMLAR 1 0,44 0,10 44

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,32 0,03 32

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,24 0,19 24

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,13 0,32 13

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,33 0,22 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,41 0,13 41

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,31 0,12 31

[-] HÜCRE 1 0,29 0,23 29

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,39 0,10 39

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,36 0,12 36
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul
(157)

22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

İlçe
(157)

22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

İl
(157)

22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

Genel
(1509)

19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(51)
22,04 12,75 18,85 2,29 2,00 1,79 1,88 1,73 1,45 1,75 1,80 1,29 3,22 1,04 2,96 8,06 4,06 7,04 1,88 0,35 1,79 1,16 1,53 0,77 1,49 1,47 1,12 1,98 1,00 1,73 45,75 27,73 38,79 254,140

  A
(1)

24,00 16,00 20,00 5,00 0,00 5,00 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 23,00 3,00 22,25 7,00 1,00 6,75 5,00 2,00 4,50 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00 86,00 28,00 79,00 378,680

-M
(76)

22,62 11,63 19,71 2,21 1,80 1,76 1,78 1,71 1,35 1,95 1,76 1,51 3,51 0,96 3,27 7,42 2,45 6,81 1,53 0,26 1,46 0,97 1,41 0,62 1,34 1,04 1,08 1,72 0,79 1,53 45,05 23,81 39,10 256,170

-MA
(3)

28,33 8,67 26,17 4,00 1,00 3,75 2,67 2,00 2,17 3,00 1,67 2,58 4,33 0,67 4,17 20,00 4,00 19,00 5,67 0,00 5,67 2,67 1,67 2,25 3,00 1,00 2,75 3,00 0,33 2,92 76,67 21,01 71,43 354,590

-MB
(1)

28,00 7,00 26,25 3,00 1,00 2,75 2,00 3,00 1,25 3,00 2,00 2,50 4,00 0,00 4,00 4,00 1,00 3,75 44,00 14,00 40,50 260,900

-MH
(1)

23,00 10,00 20,50 3,00 1,00 2,75 1,00 2,00 0,50 1,00 4,00 0,00 3,00 1,00 2,75 8,00 3,00 7,25 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 2,00 4,00 1,00 3,00 2,00 2,50 50,00 31,00 42,25 267,120

09
(1)

29,00 7,00 27,25 3,00 1,00 2,75 3,00 2,00 2,50 3,00 1,00 2,75 4,00 1,00 3,75 8,00 2,00 7,50 1,00 0,00 1,00 51,00 14,00 47,50 281,910

12
(16)

23,88 12,38 20,78 3,06 1,06 2,80 2,38 1,56 1,98 1,69 2,00 1,19 3,69 0,56 3,55 14,31 3,44 13,45 4,44 0,19 4,39 1,44 1,88 0,97 2,31 1,88 1,84 3,50 1,13 3,22 60,70 26,08 54,17 303,140

12A
(4)

22,75 14,25 19,19 0,75 4,25 -0,31 2,00 2,25 1,44 2,00 2,75 1,31 4,50 0,50 4,38 14,00 2,00 13,50 3,00 0,50 2,88 1,75 2,75 1,06 3,25 3,00 2,50 3,00 2,75 2,31 57,00 35,00 48,26 285,460

12B
(2)

29,00 10,50 26,38 2,50 2,50 1,88 2,50 1,50 2,12 3,50 1,50 3,12 4,50 0,50 4,38 20,50 2,00 20,00 8,00 0,00 8,00 4,50 1,50 4,12 6,00 1,00 5,75 5,50 0,50 5,38 86,50 21,50 81,13 384,180

12U
(1)

3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 0,00 1,00 -0,25 1,00 0,00 1,00 5,00 2,00 4,50 1,00 0,00 1,00 14,00 11,00 11,25 175,760

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 157 11

ÇERKEZKÖY ilçesinde 157 11 1
TEKİRDAĞ ilinde 157 11 1 1

Genelde 1509 116 19 15 11

DERECELER

Genelde sınava 19 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

ÇERKEZKÖY ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,64 1,21 66

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,03 0,80 68

[+] SES BİLGİSİ 1 0,61 0,14 61

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,27 0,47 27

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,19 0,45 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,17 0,56 17

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,32 14

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,13 0,32 13

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,74 0,93 37

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,40 0,43 70

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,89 0,08 89

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 2,72 1,98 54

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,78 4,27 63

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,29 0,43 29

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,17 0,68 17

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,76 0,16 76

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,36 0,43 36

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,78 0,12 78

Coğrafya-1
[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,53 0,29 53

[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0,89 0,78 44

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,21 0,45 21

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,29 0,22 29

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,08 0,58 54

[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,15 0,48 15

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,14 0,65 14

[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,53 0,11 53

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,54 0,32 54

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,79 0,13 79

[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,54 0,33 54

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0,78 0,10 78

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,82 0,04 82

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYILAR 3 1,15 0,38 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,90 0,26 45

[+] RASYONEL SAYILAR 1 0,62 0,15 62

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 1,07 0,38 27

[-] PROBLEMLER 12 3,26 0,92 27

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,11 0,30 11

[+] MANTIK 1 0,63 0,08 63

[-] FONKSİYONLAR 2 0,32 0,25 16

[-] KÜMELER 1 0,40 0,10 40

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,20 0,12 20

[-] OLASILIK 1 0,10 0,07 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,20 0,07 20

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,31 0,03 31

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,49 0,03 25

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1,17 0,18 23

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,20 0,05 10

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] OPTİK 1 0,16 0,09 16

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,20 0,34 20

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,18 0,15 18

[-] DALGALAR 1 0,06 0,19 6

[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,15 0,26 15

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,34 0,26 34

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,09 0,23 9

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 2 0,38 0,46 19

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0,28 0,39 14

[-] KARIŞIMLAR 1 0,44 0,10 44

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,32 0,03 32

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,24 0,19 24

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,13 0,32 13

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,33 0,22 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,41 0,13 41

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,31 0,12 31

[-] HÜCRE 1 0,29 0,23 29

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,39 0,10 39

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,36 0,12 36
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 9 0 9,00 2 1 1,75 4 3 3,25 5 1 4,75 93 19 88,25 405,168 21

2 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 2 23,50 8 0 8,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 93 21 87,75 404,130 22

3 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 8 0 8,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 93 21 87,75 403,868 23

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 3 20,25 9 0 9,00 3 2 2,50 4 3 3,25 6 0 6,00 92 18 87,50 402,333 24

5 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 26 2 25,50 9 0 9,00 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 91 22 85,50 397,490 26

6 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 21 4 20,00 9 1 8,75 1 5 -0,25 6 1 5,75 5 1 4,75 89 23 83,25 389,763 35

7 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 23 3 22,25 7 1 6,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 86 28 79,00 378,680 57

8 0 BELEMİR   30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 4 23,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 3 3,25 5 1 4,75 86 29 78,75 376,720 62

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 8 0 8,00 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 80 22 74,50 364,228 83

10 0 CEMRE -M 27 11 24,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 21 2 20,50 6 0 6,00 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 79 21 73,75 362,043 88

11 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 21 5 19,75 8 0 8,00 3 1 2,75 1 3 0,25 6 0 6,00 79 22 73,50 361,145 91

12 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 20 5 18,75 9 0 9,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 79 23 73,25 360,315 94

13 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 9 0 9,00 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 79 29 71,75 356,188 104

14 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 5 13,75 6 1 5,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 78 29 70,75 352,540 116

15 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 1 23,75 7 1 6,75 3 3 2,25 2 4 1,00 6 0 6,00 76 23 70,25 351,665 121

16 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 18 7 16,25 9 0 9,00 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 78 31 70,25 351,535 123

17 0 SAĞ -M 28 10 25,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 12 3 11,25 8 1 7,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 0 6,00 75 21 69,75 349,880 126

18 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 20 1 19,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 73 18 68,50 345,435 141

19 0 MÜGE   27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 5 16,75 6 1 5,75 1 4 0,00 5 2 4,50 6 0 6,00 76 32 68,00 344,693 143

20 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 3 17,25 6 1 5,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 73 22 67,50 342,893 147

21 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 1 15,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 71 17 66,75 340,068 156

22 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 24 3 23,25 9 0 9,00 4 2 3,50 2 5 0,75 5 1 4,75 74 34 65,50 337,928 166

23 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 4 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 71 23 65,25 336,170 172

24 0 SILAA -M 30 10 27,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 1 4 0,00 5 2 4,50 5 1 4,75 71 24 65,00 335,095 176

25 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 13 2 12,50 7 0 7,00 2 3 1,25 4 3 3,25 6 0 6,00 70 23 64,25 333,238 181

26 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 3 11,25 7 0 7,00 1 4 0,00 4 3 3,25 6 0 6,00 71 28 64,00 332,563 184

27 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 20 0 20,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 69 22 63,50 331,653 189

28 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 6 0 6,00 70 28 63,00 329,258 199

29 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 16 9 13,75 6 1 5,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 71 35 62,25 327,153 205
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

30 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 12 2 11,50 1 0 1,00 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 67 23 61,25 323,843 214

31 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 20 2 19,50 7 1 6,75 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 70 36 61,00 323,695 215

32 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 19 6 17,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 68 28 61,00 322,523 218

33 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 12 2 11,50 8 0 8,00 3 1 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 64 17 59,75 320,340 228

34 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 231

35 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 1 16,75 4 0 4,00 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 232

36 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 2 15,50 2 0 2,00 1 4 0,00 3 4 2,00 5 1 4,75 65 29 57,75 313,978 249

37 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 1 4,75 62 21 56,75 310,075 262

38 0 FATA 12 25 10 22,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 1 11,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 61 19 56,25 309,080 267

39 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 6 13,50 2 0 2,00 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 65 36 56,00 308,848 270

40 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 20 3 19,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 4 2 3,50 64 35 55,25 306,618 283

41 0 ROBİN 12 26 12 23,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 3 14,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 62 27 55,25 306,115 286

42 0 KERİM -M 25 9 22,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 2 14,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 60 21 54,75 304,608 295

43 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 11 4 10,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 59 22 53,50 300,268 306

44 0 K -M 26 10 23,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 10 1 9,75 6 0 6,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 59 23 53,25 299,940 308

45 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 311

46 0 ÖD -MA 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 312

47 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 15 7 13,25 6 0 6,00 1 3 0,25 2 2 1,50 60 30 52,50 297,598 324

48 0 SILA   24 11 21,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 11 1 10,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 3 2,25 6 0 6,00 58 23 52,25 297,393 326

49 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 13 1 12,75 5 0 5,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 54 12 51,00 293,900 345

50 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 4 14,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 4 1,00 59 33 50,75 293,313 348

51 0 AKSU -M 23 16 19,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 1 15,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 2 3,50 59 33 50,75 293,055 350

52 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 8 0 8,00 1 1 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 57 24 51,00 292,958 353

53 0 E Ç   24 13 20,75 1 4 0,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 14 4 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 58 30 50,50 292,153 358

54 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 56 22 50,50 291,273 362

55 0 ETA   26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 57 27 50,25 290,998 364

56 0 ÇA -M 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 2 0 2,00 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 371

57 0 İREM B -M 32 7 30,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 16 50,00 289,098 376

58 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 13 4 12,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 4 2,00 4 1 3,75 57 30 49,50 288,903 379

                                                2 / 6



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

59 0 ELİF -M 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 386

60 0 EMR   25 14 21,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 18 3 17,25 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 56 28 49,00 287,415 392

61 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 17 3 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 56 29 48,75 286,645 397

62 0 NİSA -M 17 12 14,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 10 3 9,25 7 0 7,00 4 0 4,00 1 0 1,00 6 0 6,00 52 15 48,25 286,335 399

63 0 H    Ö   32 6 30,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 7 6,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 55 25 48,75 285,330 405

64 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 417

65 0 MELİS PAST   28 10 25,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 11 4 10,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 54 24 48,00 283,745 419

66 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 2 9,50 2 2 1,50 3 3 2,25 5 1 4,75 54 26 47,50 283,028 423

67 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 11 2 10,50 3 2 2,50 4 0 4,00 51 14 47,50 283,013 424

68 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 9 6 7,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 56 34 47,50 282,995 425

69 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 12 0 12,00 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 55 31 47,25 282,158 432

70 0 HAKKI 09 29 7 27,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 51 14 47,50 281,908 436

71 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 27 46,25 278,688 451

72 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 1 12,75 8 0 8,00 3 2 2,50 4 3 3,25 5 0 5,00 48 21 42,75 270,885 495

73 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 7 3 6,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 6 0 6,00 50 27 43,25 270,555 498

74 0 BRK -MH 23 10 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 8 3 7,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 50 31 42,25 267,120 522

75 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 527

76 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 48 24 42,00 265,823 532

77 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 552

78 0 BEYZANUR   26 12 23,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 50 36 41,00 263,040 553

79 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 556

80 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 25 40,75 262,123 562

81 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 12 3 11,25 1 0 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 48 31 40,25 261,443 567

82 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 570

83 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 570

84 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 1 1,75 5 1 4,75 46 27 39,25 258,453 593

85 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 4 2 3,50 5 1 4,75 46 28 39,00 258,075 596

86 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 620

87 0 SERRA -M 18 9 15,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 2 6,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 1 4,75 2 2 1,50 42 20 37,00 251,913 637
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

88 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 19 37,25 251,860 638

89 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 41 15 37,25 251,180 645

90 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 650

91 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 14 36,50 248,490 666

92 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 674

93 0 BEYZA   26 11 23,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 684

94 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 691

95 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 4 2 3,50 45 40 35,00 245,138 692

96 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 40 24 34,00 241,785 721

97 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 40 25 33,75 241,590 722

98 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 39 22 33,50 240,705 731

99 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 36 11 33,25 239,685 738

100 0 CEREN -M 23 17 18,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 42 36 33,00 239,193 741

101 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 11 3 10,25 5 1 4,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 45 51 32,25 238,525 744

102 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 41 35 32,25 237,253 755

103 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ   25 15 21,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 39 28 32,00 235,878 767

104 0 Ç -M 23 15 19,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 782

105 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 18 31,50 234,625 783

106 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 11 2 10,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 37 23 31,25 234,430 787

107 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 793

108 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 809

109 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 13 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 40 39 30,25 231,098 810

110 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 2 5,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 35 23 29,25 228,548 834

111 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 34 18 29,50 228,133 836

112 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 35 23 29,25 227,975 837

113 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 24 29,00 227,358 845

114 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 27 -3,75 3 7 1,25 5 1 4,75 1 2 0,50 1 3 0,25 42 57 27,75 223,945 874

115 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 898

116 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 904
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

117 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 908

118 0 E KK -M 25 13 21,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 935

119 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 33 31 25,25 216,323 941

120 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 946

121 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 13 4 12,00 1 0 1,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 949

122 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 961

123 0 GENÇ -M 19 12 16,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 963

124 0 NEHİR 12 10 17 5,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 5 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 30 25 23,75 213,198 971

125 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 973

126 0 ELLİİF   18 14 14,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 6 2 5,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 32 33 23,75 211,830 980

127 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 997

128 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 1015

129 0 NUR AY -M 20 15 16,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 29 27 22,25 207,123 1021

130 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 1033

131 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 1049

132 0   18 18 13,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 1052

133 0 ZEHRA Ç -M 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 6 5 4,75 2 4 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 25 19 20,25 203,345 1057

134 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 27 25 20,75 202,748 1063

135 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 28 30 20,50 202,545 1065

136 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 1069

137 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 28 34 19,50 199,365 1081

138 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 3 4,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 24 22 18,50 197,803 1093

139 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 6 1 5,75 4 0 4,00 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 1100

140 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 24 23 18,25 195,895 1113

141 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 1125

142 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 22 19 17,25 192,323 1144

143 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 1149

144 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 1156

145 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 1169
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

146 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 1181

147 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 18 18 13,50 181,730 1204

148 0 DLB -M 17 17 12,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 32 13,00 179,613 1213

149 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 1216

150 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1233

151 0 CİO   11 29 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 6 23 0,25 1 1 0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 28 75 9,25 169,518 1259

152 0 METEHAN   15 19 10,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 1262

153 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 17 45 5,75 158,448 1328

154 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 12 28 5,00 156,688 1341

155 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 10 41 -0,25 141,043 1410

156 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

157 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 9 76 -10,00
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 9 0 9,00 2 1 1,75 4 3 3,25 5 1 4,75 93 19 88,25 405,168 21

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 3 20,25 9 0 9,00 3 2 2,50 4 3 3,25 6 0 6,00 92 18 87,50 402,333 24

3 0 BELEMİR   30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 4 23,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 3 3,25 5 1 4,75 86 29 78,75 376,720 62

4 0 MÜGE   27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 5 16,75 6 1 5,75 1 4 0,00 5 2 4,50 6 0 6,00 76 32 68,00 344,693 143

5 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 13 2 12,50 7 0 7,00 2 3 1,25 4 3 3,25 6 0 6,00 70 23 64,25 333,238 181

6 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 3 11,25 7 0 7,00 1 4 0,00 4 3 3,25 6 0 6,00 71 28 64,00 332,563 184

7 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 16 9 13,75 6 1 5,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 71 35 62,25 327,153 205

8 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 231

9 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 2 15,50 2 0 2,00 1 4 0,00 3 4 2,00 5 1 4,75 65 29 57,75 313,978 249

10 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 6 13,50 2 0 2,00 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 65 36 56,00 308,848 270

11 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 15 7 13,25 6 0 6,00 1 3 0,25 2 2 1,50 60 30 52,50 297,598 324

12 0 SILA   24 11 21,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 11 1 10,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 3 2,25 6 0 6,00 58 23 52,25 297,393 326

13 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 13 1 12,75 5 0 5,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 54 12 51,00 293,900 345

14 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 4 14,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 4 1,00 59 33 50,75 293,313 348

15 0 E Ç   24 13 20,75 1 4 0,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 14 4 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 58 30 50,50 292,153 358

16 0 ETA   26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 57 27 50,25 290,998 364

17 0 EMR   25 14 21,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 18 3 17,25 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 56 28 49,00 287,415 392

18 0 H    Ö   32 6 30,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 7 6,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 55 25 48,75 285,330 405

19 0 MELİS PAST   28 10 25,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 11 4 10,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 54 24 48,00 283,745 419

20 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 2 9,50 2 2 1,50 3 3 2,25 5 1 4,75 54 26 47,50 283,028 423

21 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 12 0 12,00 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 55 31 47,25 282,158 432

22 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 7 3 6,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 6 0 6,00 50 27 43,25 270,555 498

23 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 527

24 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 48 24 42,00 265,823 532

25 0 BEYZANUR   26 12 23,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 50 36 41,00 263,040 553

26 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 1 1,75 5 1 4,75 46 27 39,25 258,453 593

27 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 620

28 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 650



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 BEYZA   26 11 23,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 684

30 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 36 11 33,25 239,685 738

31 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ   25 15 21,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 39 28 32,00 235,878 767

32 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 34 18 29,50 228,133 836

33 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 35 23 29,25 227,975 837

34 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 27 -3,75 3 7 1,25 5 1 4,75 1 2 0,50 1 3 0,25 42 57 27,75 223,945 874

35 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 961

36 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 973

37 0 ELLİİF   18 14 14,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 6 2 5,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 32 33 23,75 211,830 980

38 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 997

39 0   18 18 13,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 1052

40 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 27 25 20,75 202,748 1063

41 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 1069

42 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 28 34 19,50 199,365 1081

43 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 6 1 5,75 4 0 4,00 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 1100

44 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 1149

45 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 1156

46 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 1169

47 0 CİO   11 29 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 6 23 0,25 1 1 0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 28 75 9,25 169,518 1259

48 0 METEHAN   15 19 10,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 1262

49 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 17 45 5,75 158,448 1328

50 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 12 28 5,00 156,688 1341

51 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR
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  A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 23 3 22,25 7 1 6,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 86 28 79,00 378,680 57

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 26 2 25,50 9 0 9,00 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 91 22 85,50 397,490 26

2 0 CEMRE -M 27 11 24,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 21 2 20,50 6 0 6,00 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 79 21 73,75 362,043 88

3 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 9 0 9,00 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 79 29 71,75 356,188 104

4 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 5 13,75 6 1 5,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 78 29 70,75 352,540 116

5 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 1 23,75 7 1 6,75 3 3 2,25 2 4 1,00 6 0 6,00 76 23 70,25 351,665 121

6 0 SAĞ -M 28 10 25,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 12 3 11,25 8 1 7,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 0 6,00 75 21 69,75 349,880 126

7 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 3 17,25 6 1 5,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 73 22 67,50 342,893 147

8 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 1 15,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 71 17 66,75 340,068 156

9 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 4 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 71 23 65,25 336,170 172

10 0 SILAA -M 30 10 27,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 1 4 0,00 5 2 4,50 5 1 4,75 71 24 65,00 335,095 176

11 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 20 0 20,00 3 0 3,00 2 0 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 69 22 63,50 331,653 189

12 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 12 2 11,50 1 0 1,00 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 67 23 61,25 323,843 214

13 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 12 2 11,50 8 0 8,00 3 1 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 64 17 59,75 320,340 228

14 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 1 16,75 4 0 4,00 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 232

15 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 1 4,75 62 21 56,75 310,075 262

16 0 KERİM -M 25 9 22,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 2 14,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 60 21 54,75 304,608 295

17 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 11 4 10,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 59 22 53,50 300,268 306

18 0 K -M 26 10 23,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 10 1 9,75 6 0 6,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 59 23 53,25 299,940 308

19 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 311

20 0 AKSU -M 23 16 19,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 1 15,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 2 3,50 59 33 50,75 293,055 350

21 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 56 22 50,50 291,273 362

22 0 ÇA -M 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 2 0 2,00 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 371

23 0 İREM B -M 32 7 30,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 16 50,00 289,098 376

24 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 13 4 12,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 4 2,00 4 1 3,75 57 30 49,50 288,903 379

25 0 ELİF -M 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 386

26 0 NİSA -M 17 12 14,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 10 3 9,25 7 0 7,00 4 0 4,00 1 0 1,00 6 0 6,00 52 15 48,25 286,335 399

27 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 417

28 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 11 2 10,50 3 2 2,50 4 0 4,00 51 14 47,50 283,013 424



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

29 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 27 46,25 278,688 451

30 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 552

31 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 556

32 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 25 40,75 262,123 562

33 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 570

34 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 4 2 3,50 5 1 4,75 46 28 39,00 258,075 596

35 0 SERRA -M 18 9 15,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 2 6,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 5 1 4,75 2 2 1,50 42 20 37,00 251,913 637

36 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 19 37,25 251,860 638

37 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 41 15 37,25 251,180 645

38 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 14 36,50 248,490 666

39 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 674

40 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 691

41 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 4 2 3,50 45 40 35,00 245,138 692

42 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 40 24 34,00 241,785 721

43 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 40 25 33,75 241,590 722

44 0 CEREN -M 23 17 18,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 42 36 33,00 239,193 741

45 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 41 35 32,25 237,253 755

46 0 Ç -M 23 15 19,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 782

47 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 18 31,50 234,625 783

48 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 11 2 10,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 37 23 31,25 234,430 787

49 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 793

50 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 809

51 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 13 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 40 39 30,25 231,098 810

52 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 2 5,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 35 23 29,25 228,548 834

53 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 24 29,00 227,358 845

54 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 904

55 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 908

56 0 E KK -M 25 13 21,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 935



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

57 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 33 31 25,25 216,323 941

58 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 946

59 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 13 4 12,00 1 0 1,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 949

60 0 GENÇ -M 19 12 16,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 963

61 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 1015

62 0 NUR AY -M 20 15 16,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 29 27 22,25 207,123 1021

63 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 1033

64 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 1049

65 0 ZEHRA Ç -M 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 6 5 4,75 2 4 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 25 19 20,25 203,345 1057

66 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 28 30 20,50 202,545 1065

67 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 3 4,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 24 22 18,50 197,803 1093

68 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 24 23 18,25 195,895 1113

69 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 1125

70 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 22 19 17,25 192,323 1144

71 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 1181

72 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 18 18 13,50 181,730 1204

73 0 DLB -M 17 17 12,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 32 13,00 179,613 1213

74 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 1216

75 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 10 41 -0,25 141,043 1410

76 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 9 76 -10,00
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-MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 8 0 8,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 93 21 87,75 403,868 23

2 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 20 5 18,75 9 0 9,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 79 23 73,25 360,315 94

3 0 ÖD -MA 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 312
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-MB SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: -MB

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 570
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-MH SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: -MH

KATILIMLAR

1 0 BRK -MH 23 10 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 8 3 7,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 50 31 42,25 267,120 522
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09 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: 09

KATILIMLAR

1 0 HAKKI 09 29 7 27,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 51 14 47,50 281,908 436
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 21 4 20,00 9 1 8,75 1 5 -0,25 6 1 5,75 5 1 4,75 89 23 83,25 389,763 35

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 21 5 19,75 8 0 8,00 3 1 2,75 1 3 0,25 6 0 6,00 79 22 73,50 361,145 91

3 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 18 7 16,25 9 0 9,00 3 2 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 78 31 70,25 351,535 123

4 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 20 1 19,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 73 18 68,50 345,435 141

5 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 24 3 23,25 9 0 9,00 4 2 3,50 2 5 0,75 5 1 4,75 74 34 65,50 337,928 166

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 6 0 6,00 70 28 63,00 329,258 199

7 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 19 6 17,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 68 28 61,00 322,523 218

8 0 FATA 12 25 10 22,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 1 11,75 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 61 19 56,25 309,080 267

9 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 20 3 19,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 4 2 3,50 64 35 55,25 306,618 283

10 0 ROBİN 12 26 12 23,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 3 14,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 62 27 55,25 306,115 286

11 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 9 6 7,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 56 34 47,50 282,995 425

12 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 1 12,75 8 0 8,00 3 2 2,50 4 3 3,25 5 0 5,00 48 21 42,75 270,885 495

13 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 12 3 11,25 1 0 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 48 31 40,25 261,443 567

14 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 39 22 33,50 240,705 731

15 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 898

16 0 NEHİR 12 10 17 5,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 5 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 30 25 23,75 213,198 971
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 20 2 19,50 7 1 6,75 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 70 36 61,00 323,695 215

2 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 8 0 8,00 1 1 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 57 24 51,00 292,958 353

3 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 17 3 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 56 29 48,75 286,645 397

4 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 11 3 10,25 5 1 4,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 45 51 32,25 238,525 744
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 2 23,50 8 0 8,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 93 21 87,75 404,130 22

2 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 8 0 8,00 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 80 22 74,50 364,228 83

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12U SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

SINIF: 12U

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1233

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

3 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

4 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

5 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

6 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

7 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57

8 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

9 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83

10 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

11 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

12 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

13 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

14 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

15 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

16 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

17 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

18 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

19 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

20 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

21 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

22 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

23 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

24 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

25 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

26 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

27 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

28 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

29 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

30 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

31 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

32 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

33 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

34 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

35 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

36 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

37 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

38 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

39 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

40 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

41 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

42 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

43 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

44 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

45 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

46 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312

47 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

48 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

49 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

50 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

51 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

52 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

53 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

54 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

55 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

56 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

57 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

58 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

59 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

60 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

61 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

62 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

63 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

64 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

65 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

66 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

67 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

68 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

69 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

70 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436

71 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

72 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

73 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

74 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522

75 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

76 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

77 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

78 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

79 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

80 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

81 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

82 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

83 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570

84 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

85 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

86 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

87 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

88 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

89 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

90 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

91 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

92 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

93 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

94 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

95 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

96 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

97 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

98 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

99 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

100 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

101 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744

102 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

103 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

104 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

105 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783

106 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

107 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

108 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

109 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

110 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

111 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

112 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

113 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

114 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

115 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

116 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

117 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

118 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

119 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

120 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

121 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

122 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

123 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

124 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971

125 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

126 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

127 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

128 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

129 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

130 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

131 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

132 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

133 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

134 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

135 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

136 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

137 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

138 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

139 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

140 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

141 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

142 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

143 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

144 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156

                                                3 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

KATILIMLAR

145 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

146 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

147 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

148 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

149 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

150 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233

151 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259

152 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

153 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

154 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

155 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

156 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

157 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 GAMZE MUTLU   31 9 28,75 14 4 13,00 37 1 36,75 11 5 9,75 93 19 88,25 405,168 1 1 1 1 21

2 0 İKBAL SU AYDOĞAN   35 5 33,75 14 5 12,75 30 3 29,25 13 5 11,75 92 18 87,50 402,333 2 4 4 4 24

3 0 BELEMİR   30 10 27,50 13 7 11,25 30 7 28,25 13 5 11,75 86 29 78,75 376,720 3 8 8 8 62

4 0 MÜGE   27 13 23,75 13 7 11,25 24 6 22,50 12 6 10,50 76 32 68,00 344,693 4 19 19 19 143

5 0 M FÜRKAN ÖNEN   27 9 24,75 11 6 9,50 20 2 19,50 12 6 10,50 70 23 64,25 333,238 5 25 25 25 181

6 0 HAYRUNİSA   27 13 23,75 14 5 12,75 19 3 18,25 11 7 9,25 71 28 64,00 332,563 6 26 26 26 184

7 0 AHMET  *RSANBA   27 11 24,25 12 5 10,75 22 10 19,50 10 9 7,75 71 35 62,25 327,153 7 29 29 29 205

8 0 ZEYNEPG   31 6 29,50 14 1 13,75 18 4 17,00 63 11 60,25 320,120 8 34 34 34 231

9 0 İLKNUR DEMİRÖZ   24 13 20,75 14 5 12,75 18 2 17,50 9 9 6,75 65 29 57,75 313,978 9 36 36 36 249

10 0 MİRZA SEZEN   24 15 20,25 13 7 11,25 17 6 15,50 11 8 9,00 65 36 56,00 308,848 10 39 39 39 270

11 0 SİNE M KNAY   26 11 23,25 10 7 8,25 21 7 19,25 3 5 1,75 60 30 52,50 297,598 11 47 47 47 324

12 0 SILA   24 11 21,25 10 6 8,50 14 2 13,50 10 4 9,00 58 23 52,25 297,393 12 48 48 48 326

13 0 B ZEYNEP GENÇ   20 4 19,00 6 2 5,50 18 1 17,75 10 5 8,75 54 12 51,00 293,900 13 49 49 49 345

14 0 MERT YÜCEL ÇAKIR   19 11 16,25 12 5 10,75 21 5 19,75 7 12 4,00 59 33 50,75 293,313 14 50 50 50 348

15 0 E Ç   24 13 20,75 7 7 5,25 17 4 16,00 10 6 8,50 58 30 50,50 292,153 15 53 53 53 358

16 0 ETA   26 13 22,75 17 3 16,25 7 3 6,25 7 8 5,00 57 27 50,25 290,998 16 55 55 55 364

17 0 EMR   25 14 21,50 3 6 1,50 21 3 20,25 7 5 5,75 56 28 49,00 287,415 17 60 60 60 392

18 0 H    Ö   32 6 30,50 12 7 10,25 8 7 6,25 3 5 1,75 55 25 48,75 285,330 18 63 63 63 405

19 0 MELİS PAST   28 10 25,50 11 4 10,00 11 4 10,00 4 6 2,50 54 24 48,00 283,745 19 65 65 65 419

20 0 NİL SAHRA AKIN   24 11 21,25 10 7 8,25 10 2 9,50 10 6 8,50 54 26 47,50 283,028 20 66 66 66 423

21 0 MAURO İCARDİ   24 13 20,75 8 10 5,50 17 0 17,00 6 8 4,00 55 31 47,25 282,158 21 69 69 69 432

22 0 MELİKE İŞ   23 16 19,00 6 5 4,75 10 3 9,25 11 3 10,25 50 27 43,25 270,555 22 73 73 73 498

23 0 ÇÇÇBB   32 6 30,50 13 6 11,50 1 2 0,50 46 14 42,50 266,385 23 75 75 75 527

24 0 SEMANUR ALKAN   27 13 23,75 12 5 10,75 6 1 5,75 3 5 1,75 48 24 42,00 265,823 24 76 76 76 532

25 0 BEYZANUR   26 12 23,00 11 8 9,00 6 9 3,75 7 7 5,25 50 36 41,00 263,040 25 78 78 78 553

26 0 EMRE YILMAZZZ   22 15 18,25 12 3 11,25 3 2 2,50 9 7 7,25 46 27 39,25 258,453 26 84 84 84 593

27 0 CEYDA KONCA   24 15 20,25 13 6 11,50 6 3 5,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,168 27 86 86 86 620

28 0 ZELİHA UYSAL   24 14 20,50 11 7 9,25 6 0 6,00 1 0 1,00 42 21 36,75 250,360 28 90 90 90 650

29 0 BEYZA   26 11 23,25 10 10 7,50 6 5 4,75 42 26 35,50 246,188 29 93 93 93 684

30 0 ESMA ÖZAKAN   22 4 21,00 13 3 12,25 1 4 0,00 36 11 33,25 239,685 30 99 99 99 738

31 0 YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ  25 15 21,25 11 9 8,75 3 4 2,00 39 28 32,00 235,878 31 103 103 103 767

32 0 EMİRHAN EZER   26 13 22,75 8 5 6,75 34 18 29,50 228,133 32 111 111 111 836

33 0 GÖKHAN TEPE   22 12 19,00 7 9 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 35 23 29,25 227,975 33 112 112 112 837

34 0 ÖME  BAŞ   18 8 16,00 11 9 8,75 6 34 -2,50 7 6 5,50 42 57 27,75 223,945 34 114 114 114 874

35 0 ZEHRA YİLMAZ   19 18 14,50 10 9 7,75 3 3 2,25 32 30 24,50 214,105 35 122 122 122 961

36 0 EYŞAN TEZCAN   17 16 13,00 8 9 5,75 7 7 5,25 32 32 24,00 212,790 36 125 125 125 973

37 0 ELLİİF   18 14 14,50 6 8 4,00 6 2 5,50 2 9 -0,25 32 33 23,75 211,830 37 126 126 126 980

38 0 HELİN NEMLİ   22 17 17,75 8 12 5,00 1 2 0,50 31 31 23,25 209,908 38 127 127 127 997

39 0   18 18 13,50 7 8 5,00 5 10 2,50 30 36 21,00 203,665 39 132 132 132 1052

40 0 BERFİN ASLANN   19 17 14,75 8 8 6,00 27 25 20,75 202,748 40 134 134 134 1063

41 0 EBRAR GÜVENÇ   18 15 14,25 8 10 5,50 1 1 0,75 27 26 20,50 202,058 41 136 136 136 1069

42 0 BEYZA ALKOÇ   17 18 12,50 5 9 2,75 2 1 1,75 4 6 2,50 28 34 19,50 199,365 42 137 137 137 1081

43 0 MEHMET DEMİR   9 7 7,25 1 0 1,00 10 1 9,75 1 2 0,50 21 10 18,50 196,948 43 139 139 139 1100

44 0 ZEYNEP NUR YILMAZ   16 14 12,50 5 7 3,25 2 3 1,25 23 24 17,00 191,715 44 143 143 143 1149

45 0 GİZEM Ç   19 16 15,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 190,635 45 144 144 144 1156

46 0 HAMZA DİNÇER   15 20 10,00 8 12 5,00 1 0 1,00 24 32 16,00 189,020 46 145 145 145 1169

47 0 CİO   11 29 3,75 5 9 2,75 7 24 1,00 5 13 1,75 28 75 9,25 169,518 47 151 151 151 1259



   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   

KATILIMLAR

48 0 METEHAN   15 19 10,25 4 10 1,50 0 9 -2,25 19 38 9,50 169,358 48 152 152 152 1262

49 0 BERRA SCSL   12 21 6,75 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 17 45 5,75 158,448 49 153 153 153 1328

50 555 İKBAL DURU   7 15 3,25 1 1 0,75 3 9 0,75 1 3 0,25 12 28 5,00 156,688 50 154 154 154 1341

51 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25
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  A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ÖZTÜRK HAN   A 24 16 20,00 14 6 12,50 30 4 29,00 18 2 17,50 86 28 79,00 378,680 1 7 7 7 57

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 DENİZ ILGIN -M 28 12 25,00 14 5 12,75 35 2 34,50 14 3 13,25 91 22 85,50 397,490 1 5 5 5 26

2 0 CEMRE -M 27 11 24,25 12 3 11,25 27 2 26,50 13 5 11,75 79 21 73,75 362,043 2 10 10 10 88

3 0 HELİN ALTINCI -M 26 13 22,75 14 6 12,50 26 4 25,00 13 6 11,50 79 29 71,75 356,188 3 13 13 13 104

4 0 MÜGE ÇETİN -M 30 10 27,50 14 6 12,50 21 6 19,50 13 7 11,25 78 29 70,75 352,540 4 14 14 14 116

5 0 AHMET EMİR CAMCI -M 24 8 22,00 10 6 8,50 31 2 30,50 11 7 9,25 76 23 70,25 351,665 5 15 15 15 121

6 0 SAĞ -M 28 10 25,50 13 6 11,50 20 4 19,00 14 1 13,75 75 21 69,75 349,880 6 17 17 17 126

7 0 MERT SELİM PERÇİN -M 27 9 24,75 14 3 13,25 24 4 23,00 8 6 6,50 73 22 67,50 342,893 7 20 20 20 147

8 0 ELÇİN TOPKAYA -M 31 5 29,75 10 6 8,50 20 1 19,75 10 5 8,75 71 17 66,75 340,068 8 21 21 21 156

9 0 METEHAN ŞİMŞEK -M 26 6 24,50 14 5 12,75 22 6 20,50 9 6 7,50 71 23 65,25 336,170 9 23 23 23 172

10 0 SILAA -M 30 10 27,50 13 5 11,75 17 2 16,50 11 7 9,25 71 24 65,00 335,095 10 24 24 24 176

11 0 SCOFİELD -M 23 13 19,75 11 6 9,50 23 0 23,00 12 3 11,25 69 22 63,50 331,653 11 27 27 27 189

12 0 M BERKE SEYRAN -M 29 7 27,25 13 7 11,25 13 2 12,50 12 7 10,25 67 23 61,25 323,843 12 30 30 30 214

13 0 YAĞMUR Ö -M 22 10 19,50 10 0 10,00 20 2 19,50 12 5 10,75 64 17 59,75 320,340 13 33 33 33 228

14 0 ŞEVVAL SÖNMEZ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 21 1 20,75 1 0 1,00 64 16 60,00 319,633 14 35 35 35 232

15 0 FEYZA ERGİDER -M 30 8 28,00 10 2 9,50 12 4 11,00 10 7 8,25 62 21 56,75 310,075 15 37 37 37 262

16 0 KERİM -M 25 9 22,75 10 8 8,00 19 2 18,50 6 2 5,50 60 21 54,75 304,608 16 42 42 42 295

17 0 YASEMİN ARPACI -M 29 11 26,25 11 6 9,50 16 4 15,00 3 1 2,75 59 22 53,50 300,268 17 43 43 43 306

18 0 K -M 26 10 23,50 11 6 9,50 16 1 15,75 6 6 4,50 59 23 53,25 299,940 18 44 44 44 308

19 0 NİSANUR AKKAVAK -M 27 12 24,00 15 5 13,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 299,685 19 45 45 45 311

20 0 AKSU -M 23 16 19,00 11 9 8,75 17 2 16,50 8 6 6,50 59 33 50,75 293,055 20 51 51 51 350

21 0 SAMET KÜÇÜKOĞLU -M 28 9 25,75 12 6 10,50 12 2 11,50 4 5 2,75 56 22 50,50 291,273 21 54 54 54 362

22 0 ÇA -M 28 11 25,25 14 6 12,50 12 3 11,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,758 22 56 56 56 371

23 0 İREM B -M 32 7 30,25 12 6 10,50 9 2 8,50 1 1 0,75 54 16 50,00 289,098 23 57 57 57 376

24 0 SUDENAZ GÜR -M 25 13 21,75 9 5 7,75 15 4 14,00 8 8 6,00 57 30 49,50 288,903 24 58 58 58 379

25 0 ELİF -M 31 7 29,25 13 4 12,00 9 2 8,50 53 13 49,75 288,443 25 59 59 59 386

26 0 NİSA -M 17 12 14,00 7 0 7,00 17 3 16,25 11 0 11,00 52 15 48,25 286,335 26 62 62 62 399

27 0 BARTU TOSUN -M 28 11 25,25 16 4 15,00 8 4 7,00 1 0 1,00 53 19 48,25 284,473 27 64 64 64 417

28 0 İBRAHİM AÇIL -M 23 9 20,75 10 1 9,75 11 2 10,50 7 2 6,50 51 14 47,50 283,013 28 67 67 67 424

29 0 SABAHATTİN -M 27 13 23,75 13 7 11,25 10 5 8,75 3 2 2,50 53 27 46,25 278,688 29 71 71 71 451

30 0 GÜLNUR KARABAŞ -M 34 6 32,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 46 18 41,50 263,105 30 77 77 77 552

31 0 ÖMER DURAK -M 25 8 23,00 6 6 4,50 12 2 11,50 2 0 2,00 45 16 41,00 262,910 31 79 79 79 556

32 0 NİLANKAMIDİYİM -M 26 11 23,25 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 47 25 40,75 262,123 32 80 80 80 562

33 0 AKADİR ÇETİNKAYA -M 29 11 26,25 12 8 10,00 5 3 4,25 46 22 40,50 260,898 33 82 82 82 570

34 0 YAKUP KARAKAYA -M 19 14 15,50 8 2 7,50 9 3 8,25 10 9 7,75 46 28 39,00 258,075 34 85 85 85 596

35 0 SERRA -M 18 9 15,75 9 2 8,50 8 3 7,25 7 6 5,50 42 20 37,00 251,913 35 87 87 87 637

36 0 ALİHAN ÇEBİ -M 23 10 20,50 9 6 7,50 9 2 8,50 1 1 0,75 42 19 37,25 251,860 36 88 88 88 638

37 0 SERAP ASLAN -M 28 10 25,50 13 5 11,75 41 15 37,25 251,180 37 89 89 89 645

38 0 RÜYA GÜNDEMİR -M 30 4 29,00 9 9 6,75 1 1 0,75 40 14 36,50 248,490 38 91 91 91 666

39 0 ŞULENUR ÖZDEMİR -M 28 12 25,00 8 4 7,00 4 0 4,00 40 16 36,00 247,470 39 92 92 92 674

40 0 ALEYNA GÜNALP -M 22 12 19,00 14 1 13,75 3 3 2,25 39 16 35,00 245,230 40 94 94 94 691

41 0 BURCU ESER -M 25 15 21,25 7 11 4,25 6 6 4,50 7 8 5,00 45 40 35,00 245,138 41 95 95 95 692

42 0 MURAT ALTUNSOY -M 25 10 22,50 10 9 7,75 3 0 3,00 2 5 0,75 40 24 34,00 241,785 42 96 96 96 721

43 0 RABİANUR YUSUFOĞL -M 22 14 18,50 11 6 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 40 25 33,75 241,590 43 97 97 97 722

44 0 CEREN -M 23 17 18,75 14 6 12,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 42 36 33,00 239,193 44 100 100 100 741

45 0 EKİN KOTANOĞLU -M 21 15 17,25 11 5 9,75 5 9 2,75 4 6 2,50 41 35 32,25 237,253 45 102 102 102 755

46 0 Ç -M 23 15 19,25 9 9 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 39 30 31,50 234,638 46 104 104 104 782

47 0 MERT ÖZÇAVDAR -M 22 10 19,50 11 6 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,625 47 105 105 105 783



-M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -M

KATILIMLAR

48 0 HM -M 18 14 14,50 5 0 5,00 14 3 13,25 0 6 -1,50 37 23 31,25 234,430 48 106 106 106 787

49 0 İCARDİ SAPLAR -M 27 13 23,75 6 4 5,00 3 1 2,75 36 18 31,50 234,043 49 107 107 107 793

50 0 OSMAN BALLI -M 23 3 22,25 6 3 5,25 3 0 3,00 32 6 30,50 231,218 50 108 108 108 809

51 0 Z     Y V Z R -M 22 13 18,75 10 7 8,25 2 13 -1,25 6 6 4,50 40 39 30,25 231,098 51 109 109 109 810

52 0 ZÜBEYİR SOY -M 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 5 7 3,25 35 23 29,25 228,548 52 110 110 110 834

53 0 FURKAN ATAYAN -M 21 15 17,25 13 7 11,25 1 2 0,50 35 24 29,00 227,358 53 113 113 113 845

54 0 ELİF İKBAL GÜRE -M 24 15 20,25 8 9 5,75 1 0 1,00 33 24 27,00 220,948 54 116 116 116 904

55 0 HATİCE ATAÇ -M 25 13 21,75 4 9 1,75 4 3 3,25 33 25 26,75 219,958 55 117 117 117 908

56 0 E KK -M 25 13 21,75 6 14 2,50 2 2 1,50 33 29 25,75 216,938 56 118 118 118 935

57 0 KRAL İCARD İ -M 19 15 15,25 7 8 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 33 31 25,25 216,323 57 119 119 119 941

58 0 ELİF ADLIM -M 25 15 21,25 5 6 3,50 1 2 0,50 31 23 25,25 215,493 58 120 120 120 946

59 0 YAVUZ SULTANSELİM -M 12 8 10,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 3 0,25 29 17 24,75 215,455 59 121 121 121 949

60 0 GENÇ -M 19 12 16,00 7 8 5,00 5 6 3,50 31 26 24,50 213,910 60 123 123 123 963

61 0 ŞEYMANUR SATILMIŞ -M 20 15 16,25 8 11 5,25 1 0 1,00 29 26 22,50 207,838 61 128 128 128 1015

62 0 NUR AY -M 20 15 16,25 7 8 5,00 2 4 1,00 29 27 22,25 207,123 62 129 129 129 1021

63 0 MERVE TEKBAŞ -M 21 15 17,25 6 9 3,75 1 1 0,75 28 25 21,75 205,443 63 130 130 130 1033

64 0 BAHAR AKYOL -M 16 11 13,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,678 64 131 131 131 1049

65 0 ZEHRA Ç -M 12 5 10,75 6 5 4,75 7 9 4,75 25 19 20,25 203,345 65 133 133 133 1057

66 0 NUR SEVEN -M 16 22 10,50 12 8 10,00 28 30 20,50 202,545 66 135 135 135 1065

67 0 R  AEYŞANŞEKER -M 4 5 2,75 6 7 4,25 5 3 4,25 9 7 7,25 24 22 18,50 197,803 67 138 138 138 1093

68 0 NURAY TAŞ -M 14 16 10,00 8 7 6,25 2 0 2,00 24 23 18,25 195,895 68 140 140 140 1113

69 0 -M 21 11 18,25 21 11 18,25 194,743 69 141 141 141 1125

70 0 SELENAY SENEM -M 17 11 14,25 3 8 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25 192,323 70 142 142 142 1144

71 0 ÖZGE AYDIN -M 16 19 11,25 6 10 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 31 15,25 186,633 71 146 146 146 1181

72 0 İSİMSİZ -M 11 12 8,00 7 6 5,50 18 18 13,50 181,730 72 147 147 147 1204

73 0 DLB -M 17 17 12,75 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 21 32 13,00 179,613 73 148 148 148 1213

74 0 NURAMİRAY -M 17 19 12,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 23 41 12,75 178,913 74 149 149 149 1216

75 0 MEHMETHAŞAR -M 4 11 1,25 4 12 1,00 0 6 -1,50 2 12 -1,00 10 41 -0,25 141,043 75 155 155 155 1410

76 0 RONGÜL AKIN -M 5 33 -3,25 2 14 -1,50 2 12 -1,00 0 17 -4,25 9 76 -10,00
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-MA SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 TOFAN -MA 31 9 28,75 15 5 13,75 31 3 30,25 16 4 15,00 93 21 87,75 403,868 1 3 3 3 23

2 0 EGE HAYATSEVER -MA 27 8 25,00 13 5 11,75 29 5 27,75 10 5 8,75 79 23 73,25 360,315 2 12 12 12 94

3 0 ÖD -MA 27 9 24,75 14 6 12,50 17 4 16,00 58 19 53,25 299,598 3 46 46 46 312
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-MB SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MB

KATILIMLAR

1 0 DİLAN -MB 28 7 26,25 12 6 10,50 4 1 3,75 44 14 40,50 260,898 1 82 82 82 570
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-MH SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: -MH

KATILIMLAR

1 0 BRK -MH 23 10 20,50 8 8 6,00 12 4 11,00 7 9 4,75 50 31 42,25 267,120 1 74 74 74 522
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09 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 09

KATILIMLAR

1 0 HAKKI 09 29 7 27,25 13 5 11,75 9 2 8,50 51 14 47,50 281,908 1 70 70 70 436
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA  *Ş 12 33 7 31,25 14 4 13,00 30 5 28,75 12 7 10,25 89 23 83,25 389,763 1 6 6 6 35

2 0 SULTAN ALTUNBAŞ 12 27 10 24,50 13 3 12,25 29 5 27,75 10 4 9,00 79 22 73,50 361,145 2 11 11 11 91

3 0 TUBA DUMAN 12 26 12 23,00 14 5 12,75 27 7 25,25 11 7 9,25 78 31 70,25 351,535 3 16 16 16 123

4 0 SUDE BÜYÜKBAŞ 12 30 10 27,50 14 5 12,75 25 1 24,75 4 2 3,50 73 18 68,50 345,435 4 18 18 18 141

5 0 AHMET E Y 12 21 15 17,25 9 8 7,00 33 3 32,25 11 8 9,00 74 34 65,50 337,928 5 22 22 22 166

6 0 PELİN GÖÇMEN 12 29 11 26,25 12 6 10,50 17 4 16,00 12 7 10,25 70 28 63,00 329,258 6 28 28 28 199

7 0 HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 31 9 28,75 12 8 10,00 23 7 21,25 2 4 1,00 68 28 61,00 322,523 7 32 32 32 218

8 0 FATA 12 25 10 22,50 13 5 11,75 19 1 18,75 4 3 3,25 61 19 56,25 309,080 8 38 38 38 267

9 0 DEFNE TOYRAN 12 23 17 18,75 12 7 10,25 22 3 21,25 7 8 5,00 64 35 55,25 306,618 9 40 40 40 283

10 0 ROBİN 12 26 12 23,00 13 5 11,75 15 3 14,25 8 7 6,25 62 27 55,25 306,115 10 41 41 41 286

11 0 ENES TURAN 12 24 14 20,50 12 6 10,50 13 7 11,25 7 7 5,25 56 34 47,50 282,995 11 68 68 68 425

12 0 CENGİZHAN DİŞ 12 8 12 5,00 7 3 6,25 21 1 20,75 12 5 10,75 48 21 42,75 270,885 12 72 72 72 495

13 0 EBRU ALİCAN 12 22 15 18,25 5 7 3,25 13 3 12,25 8 6 6,50 48 31 40,25 261,443 13 81 81 81 567

14 0 YAKUP KAÇAR 12 23 14 19,50 11 7 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 39 22 33,50 240,705 14 98 98 98 731

15 0 BUE N UR 12 24 13 20,75 5 3 4,25 3 3 2,25 32 19 27,25 221,598 15 115 115 115 898

16 0 NEHİR 12 10 17 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 6 2 5,50 30 25 23,75 213,198 16 124 124 124 971
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 509 AZRA AKÇÖLTEKİN 12A 25 14 21,50 9 10 6,50 27 3 26,25 9 9 6,75 70 36 61,00 323,695 1 31 31 31 215

2 0 HAZAL ÇAĞDAVUL 12A 29 11 26,25 10 8 8,00 8 0 8,00 10 5 8,75 57 24 51,00 292,958 2 52 52 52 353

3 1003 M Y E 12A 23 8 21,00 10 9 7,75 17 3 16,25 6 9 3,75 56 29 48,75 286,645 3 61 61 61 397

4 911 SAMİ KARAKAYA 12A 14 24 8,00 8 12 5,00 16 4 15,00 7 11 4,25 45 51 32,25 238,525 4 101 101 101 744
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1907 ENES AKGÜN 12B 30 10 27,50 13 7 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 93 21 87,75 404,130 1 2 2 2 22

2 0 ELİF İKRA SOYÇELİ 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 25 2 24,50 14 4 13,00 80 22 74,50 364,228 2 9 9 9 83
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12U SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04)157 157 157 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,0 16,65 8,0 6,4 6,36 9,1 3,6 8,20 4,2 4,0 3,22 41,2 27,0 34,43 236,650

Okul Ortalaması 22,7 12,0 19,72 9,6 6,3 8,07 11,1 3,4 10,30 4,9 3,8 4,00 48,4 25,4 42,09 265,090

SINIF: 12U

KATILIMLAR

1 0 BURAK ALTUN N 12U 3 4 2,00 5 5 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 14 11 11,25 175,755 1 150 150 150 1233
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

İl Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

İlçe Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12B 2 29,00 10,50 26,38 2,50 2,50 1,88 2,50 1,50 2,12 3,50 1,50 3,12 4,50 0,50 4,38 20,50 2,00 20,00 8,00 0,00 8,00 4,50 1,50 4,12 6,00 1,00 5,75 5,50 0,50 5,38 86,50 21,50 81,13 384,180

2
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  A 1 24,00 16,00 20,00 5,00 0,00 5,00 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 23,00 3,00 22,25 7,00 1,00 6,75 5,00 2,00 4,50 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00 86,00 28,00 79,00 378,680

3
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-MA 3 28,33 8,67 26,17 4,00 1,00 3,75 2,67 2,00 2,17 3,00 1,67 2,58 4,33 0,67 4,17 20,00 4,00 19,00 5,67 0,00 5,67 2,67 1,67 2,25 3,00 1,00 2,75 3,00 0,33 2,92 76,67 21,01 71,43 354,590

4
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 16 23,88 12,38 20,78 3,06 1,06 2,80 2,38 1,56 1,98 1,69 2,00 1,19 3,69 0,56 3,55 14,31 3,44 13,45 4,44 0,19 4,39 1,44 1,88 0,97 2,31 1,88 1,84 3,50 1,13 3,22 60,70 26,08 54,17 303,140

5
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12A 4 22,75 14,25 19,19 0,75 4,25 -0,31 2,00 2,25 1,44 2,00 2,75 1,31 4,50 0,50 4,38 14,00 2,00 13,50 3,00 0,50 2,88 1,75 2,75 1,06 3,25 3,00 2,50 3,00 2,75 2,31 57,00 35,00 48,26 285,460

6
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

09 1 29,00 7,00 27,25 3,00 1,00 2,75 3,00 2,00 2,50 3,00 1,00 2,75 4,00 1,00 3,75 8,00 2,00 7,50 1,00 0,00 1,00 51,00 14,00 47,50 281,910

7
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-MH 1 23,00 10,00 20,50 3,00 1,00 2,75 1,00 2,00 0,50 1,00 4,00 0,00 3,00 1,00 2,75 8,00 3,00 7,25 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 2,00 4,00 1,00 3,00 2,00 2,50 50,00 31,00 42,25 267,120

8
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-MB 1 28,00 7,00 26,25 3,00 1,00 2,75 2,00 3,00 1,25 3,00 2,00 2,50 4,00 0,00 4,00 4,00 1,00 3,75 44,00 14,00 40,50 260,900

9
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-M 76 22,62 11,63 19,71 2,21 1,80 1,76 1,78 1,71 1,35 1,95 1,76 1,51 3,51 0,96 3,27 7,42 2,45 6,81 1,53 0,26 1,46 0,97 1,41 0,62 1,34 1,04 1,08 1,72 0,79 1,53 45,05 23,81 39,10 256,170

10
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  51 22,04 12,75 18,85 2,29 2,00 1,79 1,88 1,73 1,45 1,75 1,80 1,29 3,22 1,04 2,96 8,06 4,06 7,04 1,88 0,35 1,79 1,16 1,53 0,77 1,49 1,47 1,12 1,98 1,00 1,73 45,75 27,73 38,79 254,140

11
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12U 1 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 0,00 1,00 -0,25 1,00 0,00 1,00 5,00 2,00 4,50 1,00 0,00 1,00 14,00 11,00 11,25 175,760



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04 (OS01-SS.34TYT04) 157 157 157 1509

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 19,89 12,95 16,65 1,94 1,85 1,48 1,59 1,78 1,15 1,56 1,64 1,15 2,88 1,16 2,59 7,40 3,23 6,60 1,70 0,39 1,60 1,08 1,72 0,65 1,34 1,18 1,05 1,80 1,12 1,53 41,18 27,02 34,45 236,650

İl Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

İlçe Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

Okul Ortalaması 22,71 11,97 19,72 2,36 1,82 1,90 1,92 1,73 1,48 1,90 1,83 1,44 3,47 0,92 3,24 8,97 3,08 8,21 2,17 0,29 2,09 1,20 1,52 0,82 1,64 1,31 1,32 2,10 0,92 1,87 48,44 25,39 42,09 265,090

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1GEOFİZKİMBİYTOP
12B (1)   A (2) -MA (3) 12 (4) 12A (5) 09 (6) -MH (7) -MB (8) -M (9)    (10) 12U (11)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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12B (1)   A (2) -MA (3) 12 (4) 12A (5) 09 (6) -MH (7) -MB (8) -M (9)    (10) 12U (11)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 1 -0,25 -1 18,85 19,72 16,65

Toplam: 120 0 1 -0,25 0 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe d                                       

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,665 236,650 39 132 132 132 1052

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 30 36 21,00 18 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdBDaBd    eeEdCaaBdDcBcBbCAcdAceECbdD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal C BaEbAe  c eEdcCd D

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik c  d  C abE bd cCad BB d                

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 8 9 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 2 4 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET  *RSANBA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,153 236,650 7 29 29 29 205

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 71 35 62,25 52 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBdcAEDdb B bBcdDDCaBCCEAEAEeECDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal eBe Cc dDe BEECDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EdBdc AA d AAC EEDBbCC cdBCdCec B A ADAC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen D CeBDceBedeEAdABcaC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
PROBLEMLER 12 6 3 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B ZEYNEP GENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,900 236,650 13 49 49 49 345

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 4 19,00 48 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 54 12 51,00 43 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEBCAbEB AEBCECBB Ddc              

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal dDBCEeAD            

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAEdA C AEE    C        CDE   A ADA B  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CDAaBadaA  CEE CDc 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 17 2 1 12

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 5 0 42
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,720 236,650 3 8 8 8 62

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 86 29 78,75 66 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBBDAEcAbBBEbBDBDbCBdaCdAEAEBECDaAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBaEeDDeDeaBEEaDcBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBBeAAACCCAA BEED CCCEDeBCEeCB BeAeAcAC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen D CCBe DBedCdACABcDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
PROBLEMLER 12 10 2 83
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ASLANN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,748 236,650 40 134 134 134 1063

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,50 8,07 6,36

Toplam: 120 27 25 20,75 17 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe eEbABaEB  C  DdEBCECBdbeBDecCdcaeAeECebe

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  aBebDAD  eaC EebEcD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 5 12 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA SCSL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,448 236,650 49 153 153 153 1328

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 1 11 -1,75 -9 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 17 45 5,75 5 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACe EB Db bda B  cadabeaBC adbcEebCacAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal deeEac dabecd       

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik adeBDbAc                                

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen     a       bedcBdcb

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 17 5 12 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,188 236,650 29 93 93 93 684

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 42 26 35,50 30 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbbEBBDAEDAee abBcBcDC BCdEAEeE ECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dBcEaDDCeAeBEddDAcab

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik d BB AA  a     cE a  C c                

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 13 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ALKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,365 236,650 42 137 137 137 1081

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 28 34 19,50 16 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe cECAcaa dcC  DeE dbbBaDDdcBaCA dAAeECcEc

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal bDeeEee  DdCd d Ca  

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik          AEd                            

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Eae  d  EAD ba   a  

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 9 7 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,040 236,650 25 78 78 78 553

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 50 36 41,00 34 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEBCAC eaAEdCE BdDDBceaCAECAAdECdaa

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBdEDA bcBeCEbACEBa

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B Ab eCbcAEc dAda                   d   

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  d cDeCc AD  da bDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 0 3 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇÇÇBB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,385 236,650 23 75 75 75 527

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 46 14 42,50 35 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AabdEBBeAEDdC BbCBDBDDCBBCCEAEAE ECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal aBeECD bDAaBEEdDcBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik d  e    C                               

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 0 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KONCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,168 236,650 27 86 86 86 620

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 44 24 38,00 32 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEeeDAE dbedbbccdeDCBBCCEAEAEBECDdAdC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeE DDdDebBEECDcBbC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik  ba  AAAC      EE            b          

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,518 236,650 47 151 151 151 1259

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 23 0,25 1 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 7 24 1,00 3 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 28 75 9,25 8 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBDdeeebaBaecBeEaaeDbdcccCAbdebebdAac

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBdaDeb      EcdEdD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik cabEababedc aCAdbeeDcdBaebbaEbcA        

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen EaedDeCcEbaaeEc  edd

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 3 14 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
PROBLEMLER 12 1 11 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,153 236,650 15 53 53 53 358

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 58 30 50,50 42 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDdB cba DdEdCECBBb dcBECAECAeeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeeeEDAD    d bACb D

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik cBAEbACaaAEE  AAC C  B   C     A   A B  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  b AaBeBcA  CdEaCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 4 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR GÜVENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,058 236,650 41 136 136 136 1069

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 27 26 20,50 17 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bEC B E   b  eAEBCdaBaDadceaCAEddAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal abedEDeebeB C EeCcBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik       C                      b          

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 8 9 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELLİİF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,830 236,650 37 126 126 126 980

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 32 33 23,75 20 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe dECdBDa      adEdC aBBacdcBaCbcCAABEC ED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eeB aDAe  abd   CcBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B     C DAE     Cd        b             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen db e Bac e    b  Dbd

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 17 11 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 2 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN EZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,133 236,650 32 111 111 111 836

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,50 8,07 6,36

Toplam: 120 34 18 29,50 25 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDEBbcbEd cEBCdddBDadcBECAabAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBCEDeae      ACEB 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,415 236,650 17 60 60 60 392

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 56 28 49,00 41 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDEBbeb BbAbBCcdBdDDdDeaCAECAAeECbdD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eee  A d c   E b B 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B AE  CbDAEECab CC DBB    DEECDA     B  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Ed  ae  b D C EBC dC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 8 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YILMAZZZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,453 236,650 26 84 84 84 593

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 46 27 39,25 33 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe cECABaa Cdbbdce BCbCBBaDdcBECAcCAAe CAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CDB EDADCc    deCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   AE    aA                   b          

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen EdDebea  A  eEEBCcAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 13 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÖZAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,685 236,650 30 99 99 99 738

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,50 8,07 6,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 36 11 33,25 28 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAE B D E       BcBDDCBBC bAEA d C EbAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  BDECDcCDd  Ed DABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Fen   b       d  A dd   

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 17 12 2 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,998 236,650 16 55 55 55 364

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 57 27 50,25 42 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDdBedba bAEBCECaBbbBcBaCAECAAeECdED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CDBCEDADbDBCdEdACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik Bc d  C  AE   A C    B              a   

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen E  cDBedEAa d ad aAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 0 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYŞAN TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,790 236,650 36 125 125 125 973

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 32 32 24,00 20 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECAB a   ed aeEdCbddBcDdc ECAbCAAeECd D

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal beBdEDebe Ba cEcC BD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik d  Eb Ca  EE    C  c B c  aEb           

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 17 11 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 3 3 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,168 236,650 1 1 1 1 21

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 93 19 88,25 74 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBBaAEaACeBbbBDBDbCBBCCdAEAEeECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dBDEC c DAeBEEdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBBDAAACCCAACBEEDBCCCED BCECCBEB ADADAC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen   C Ba DBdEebACABaDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 12 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,635 236,650 45 144 144 144 1156

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 24 29 16,75 14 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe eCbaEBca ED a d bBcBbeC dCCEAEAEeEbaEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal da EebbdDA a d bcBdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik a  c                                    

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 10 6 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN TEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,975 236,650 33 112 112 112 837

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 35 23 29,25 24 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AEd Baa b    ecEBCEdBBaDBcaECAECAAeECAdD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  ee EeAce c daEdCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   eE  C   E                             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  e   B    D C       

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
H    Ö 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,330 236,650 18 63 63 63 405

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 55 25 48,75 41 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDEB dbE DdEBCECaBbDBcBECAECAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deBCaDAbd BeeEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  cAdC  bDAEb     Ca cB cC               

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen bC   ea  d     Bb  C

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 4 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA DİNÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,020 236,650 46 145 145 145 1169

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 24 32 16,00 13 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AEdAabbB     eeEBebdBdDeBDaEeAEbcAedabEe

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CDBCEeeeaeabdbEcCceD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik    E                                    

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 6 11 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,563 236,650 6 26 26 26 184

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 71 28 64,00 53 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAbEcBDdEaAbBBabBcdDbCcdCCEAEAEeECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeECD eDAdBEEbDcBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E cBDAAACC A C  E c         CaBEB ADAD  

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen D e eaeeBeECaACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN NEMLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,908 236,650 38 127 127 127 997

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 31 31 23,25 19 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe eEddBDaBC eaaDdEdCEbdBaDdcBECAECAAeEaAEc

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal beBdEeecbDcadaEACaBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik           c     C         a             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL DURU 555   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,688 236,650 50 154 154 154 1341

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 15 3,25 8 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 12 28 5,00 4 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AbAEdcBabcecdBccbd       C a          dC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  B  e               

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik aC  bAb b C     b e  e   a   e          

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen        Dc       ab  

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 17 1 1 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 4 8
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL SU AYDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,333 236,650 2 4 4 4 24

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 92 18 87,50 73 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEBCACEaDAEBCECBBDDBDaaCAECAABECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBCEDAD DBadEaACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAE ACaDAEdCCAACCCD B  bC EECDACADAEB B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  Ca DBdeEADBedEBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 9 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR DEMİRÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,978 236,650 9 36 36 36 249

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 65 29 57,75 48 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe dCdEEBBDbED  ed eBcdcbCBBCCEAEAEeECDdAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dBeECD eeACBEEdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E   DAAAC CA C  E  aCCED BC  eB     A   

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen c d BacDBBdeccCAcEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 8 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FÜRKAN ÖNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,238 236,650 5 25 25 25 181

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 70 23 64,25 54 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbaEBBDeEa   B CBDBDbCddCCEAaAEeECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeEabc eAC E eDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik ECBBDbAACC Ad   ED     D       EBCADA A 

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen a eCBa DBddCdACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 4 0 33
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAURO İCARDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,158 236,650 21 69 69 69 432

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 55 31 47,25 39 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAaEBeDeEDdd c  acdDbCBBCdEAcAEeECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal bBeEdb dDeb EddDcBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E BBDAAAC  A    E    C      C B   A ADA 

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen aEe caA  ddCaAC  Ee 

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 4 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,948 236,650 43 139 139 139 1100

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 21 10 18,50 15 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAaEBdDAd  b B  Bcd b                  

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  B                  

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBB A AC                     BEB A     

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen  dC e               

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 17 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,555 236,650 22 73 73 73 498

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 50 27 43,25 36 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbaEBBD badCdBabBadDbCBdCCEAEAEeEbDEcAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal      D dDeaB E D cdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E B  bA C CAd   dD            B    DA   

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen D   e  DBeEC dCABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS PAST 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,745 236,650 19 65 65 65 419

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 54 24 48,00 40 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe dEC BDEBbAbd DAdBCECBBbDBcBaCAECAAeECdED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eBCE Ac  B dEcACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAECAC  AE   c  Cb   B  d E a          

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  da aB   A    c beAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YÜCEL ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,313 236,650 14 50 50 50 348

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 59 33 50,75 42 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABcEBbb   beEeCEaBdDcdcBECAECA       

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal dcBCED Dd B dEEcCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BbECAeb AE   AA CC BB   CD cCDA AD cB B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CaAacdddAeBCdEdbeAb

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 7 3 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 5 0 42
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,358 236,650 48 152 152 152 1262

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 0 9 -2,25 -8 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 0 9 -2,25 -6 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 19 38 9,50 8 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe dEC BabBabb eaAEBCd cdbadcBabAECA dE e D

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal dae   cc  Baa aAeEcD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik c       a       a  cce  b  bc           

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 17 7 7 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 6 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA SEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,848 236,650 10 39 39 39 270

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 65 36 56,00 47 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAdEBBDbceeCddd BDdDDCBBCaEAEdEebCDdAdC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBDECDDdeAaBddCDcBEd

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik ECBBDAAACCCAd BdEcdaC        aB    D    

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen DEeaBD bBdEeaACABceC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 5 2 42
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,693 236,650 4 19 19 19 143

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 76 32 68,00 57 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bEdABaEBbAbEeaAEBCECBdDDdcBaCAECAAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal daBdEDeDCDcbdEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAdbAC DAEECCA CCC aBa CC Ed D C DA BdB

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  e eaBadEADBCdEBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
PROBLEMLER 12 9 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL SAHRA AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,028 236,650 20 66 66 66 423

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 54 26 47,50 40 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABaE   b  aecBCbCBBDDdDBECAbdAABEdbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal C BeE eb DBedEEAbbBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B  E AC  AEE  A C   c    Cc             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  C ccB da DBCdEBCeAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖME  BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,945 236,650 34 114 114 114 874

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 3 7 1,25 13 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 42 57 27,75 23 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe  C  E     a      BDdDDCadCCEAaeEeECDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal eBeECDeCeebBEEdDcBdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik ECddabccdabbeecdbacdeeabccdaeCBccdebAedC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen  ECeBDAe   e ACc ae 

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 4 0
PROBLEMLER 12 1 11 8
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 3 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,823 236,650 24 76 76 76 532

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 48 24 42,00 35 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABaEBbdbaecAEBCEdBBaDdDBECAECAAeECeED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eBaEDA e ceCEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik    E  C  AE   A          dD             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  e   c   A  e Ec eA 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,393 236,650 12 48 48 48 326

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 58 23 52,25 44 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe cEC  DEeC bb DAcBCEdBBbDBa ECAcCAAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal acBeEDAc    dEEACbBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B AECACb AEE  AA               A   c B B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  e   B  dADBedEBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 13 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 1 0 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNE M KNAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,598 236,650 11 47 47 47 324

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 60 30 52,50 44 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe eCbEEB adEDcbBB bBDdDDC BCCEAEAEdECDdcAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeEbc C ebc EdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E BBDbAACCCA C aE aCb  ccB  CaB   ADA AC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen         a d cAe BE b

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
PROBLEMLER 12 5 3 42
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YOKSAÜMMÜGÜLSÜMMÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,878 236,650 31 103 103 103 767

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 39 28 32,00 27 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bEddBaaBCdCEBcAEBCcCdBbcBcBaeAECAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eeBeaDADCDcbCdEACdBe

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik d  E     bE     d    B                b 

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YİLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,105 236,650 35 122 122 122 961

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 32 30 24,50 20 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe dECeBabBd b  aAEBCbCBdaDdaBaCAEdAAcEdddD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eeBeEDeDeDBCdaEcCd D

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik    E  CaDb c                            

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 9 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA UYSAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,360 236,650 28 90 90 90 650

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 8,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,77 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,73 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,63 4,00 3,22

Toplam: 120 42 21 36,75 31 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe AEadBDEBbAb e dEBCEaBBbcdaBaCAEbAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eeBaEcA  DBedEEeCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   A  AC D E   A                         

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen      B              

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 0 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,715 236,650 44 143 143 143 1149

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 23 24 17,00 14 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe  CbEEB aeE    a  cDdDaCBBeaEAEAEedeDdb  

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CeeE   de  c   DccEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik    c  AdC              e                

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 9 6 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPG 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,120 236,650 8 34 34 34 231

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 51 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 18,85 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,45 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 7,04 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 2,09 1,60

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 8,84 10,30 8,20

Toplam: 120 63 11 60,25 50 38,81 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEBCcC   AEBCECBBbDBaBECAECAAeECdED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal C BCEDAD  B d EACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAEbACCDAEdCdAACCb  B    DE            

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
PROBLEMLER 12 8 0 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK HAN 0   A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,680 236,650 1 7 7 7 57

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 1 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,00 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 22,25 8,21 6,60

Geometri 10 7 1 6,75 68 6,75 2,09 1,60

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 29,00 10,30 8,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 0,82 0,65

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 1,87 1,53

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 17,50 4,00 3,22

Toplam: 120 86 28 79,00 66 79,00 42,09 34,44

TYT Türkçe dCAdEBBabEbAeBBcbBcdDbCBBCCEAcAEecCDdAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBDECcDdDAeBEEdDcBEb

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBBDAAACCCAA B EDaCC EDBBC CaBaB ADADA 

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen DECaBDcDBBECEACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 10 1 83
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,743 236,650 69 141 141 141 1125

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 19,71 19,72 16,65

Toplam: 120 21 11 18,25 15 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ddbEEBBDAEbdbdBEbBDdDDCBBCC AaAEe       

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 17 7 3 41



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR CAMCI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,665 236,650 5 15 15 15 121

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 76 23 70,25 59 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe edAEEdBDbb    B  BDB bCBBCCbAEAEB CDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal C DEa  dee BEEdDABdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E B DAAACCCAA BEE BCCCED BCECaBE  ADADdC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen D baBaA BddeaACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 1 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 10 1 83
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKADİR ÇETİNKAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,898 236,650 33 82 82 82 570

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 46 22 40,50 34 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe eCAEEBBDAEaAddBEbBcBDbCaBCCbAEAEecCDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal aBeEdccCeAaBEEdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E c  AA C    ec      C                  

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKSU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,055 236,650 20 51 51 51 350

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 59 33 50,75 42 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECAcaaBdbbc DAEBCEeBBDDBcBECeEabAecCbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eeBebDAbbDBaCEEAdcBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BB E AC DAE   A  C D BB CdDE   A   c    

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  Ca De    aBCdbBCDAb

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 8 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜNALP 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,230 236,650 40 94 94 94 691

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 39 16 35,00 29 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dCAEEB adEe   B  BcdaDCBBCCbAaAEdcdDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  B E  D DACBEEdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik b  B  bc             C   B              

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN ÇEBİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,860 236,650 36 88 88 88 638

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 42 19 37,25 31 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABaE      adEBCdCBBbbdcaECAECAAaEC ED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eBCEDe d cae E CEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B    AC DA      e         DEbCD         

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  a             B    

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR AKYOL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,678 236,650 64 131 131 131 1049

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 26 20 21,00 18 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECAcDEBaebEaDbEBCECBdDbdc     C        

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal   aCbDAbCD  dbaACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik       b                                 

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen b   a               

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 1 3 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TOSUN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,473 236,650 27 64 64 64 417

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 53 19 48,25 40 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdBDEBeddc DdEBCECBBDDdcBECAECAAeECbdD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CeBeEeADCDBCeEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   AEaACab            B  C cE C          

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen                   A 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 2 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ESER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,138 236,650 41 95 95 95 692

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 45 40 35,00 29 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBBDdEDcdeBabBcdDbCBdCCdAaAEeECDdAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CeebbbDaDeec  dDABcC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E  eaAAACb      c  b     c          A   

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen   eee  DB EedeCAacDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 2 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ç 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,638 236,650 46 104 104 104 782

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 39 30 31,50 26 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbcEBdDbEebCBB  BcBDDCadCCaAabEecCDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeE eDbDdaBdEe AcdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik      AAAd  b    E a    D   E            

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen caa B               

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 0 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,758 236,650 22 56 56 56 371

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 55 20 50,00 42 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe eCbEEBBDdbDcC BEbBaBDbCeBCCbAEAEdECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBDEdcDCDAaBEdeDeBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik dbB  AAAC      EE  CCC c      B   A     

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen                A    

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,043 236,650 2 10 10 10 88

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 79 21 73,75 61 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBBDAE cdcB bBcdcbCBBCCEAdAEBcCDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeE D  DA B EdDABdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBBDAAACCCAA   E cC CED BC CCB B A ADA 

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen D aCBacD ddCEACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 9 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,193 236,650 44 100 100 100 741

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 42 36 33,00 28 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBaEBdbaadDAEdCECBdDDeacaCAEbAAeECeED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal beBCEDADCccCdEEACdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik c  E ACdDb      e    a    c             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Ebceaea d           

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 3 17
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ILGIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,490 236,650 1 5 5 5 26

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 91 22 85,50 71 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDaBCAbEcaAEBCEdBBbDdcBaCAcCAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CDBCEDADd BedEdACdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAECACCDAEEC AAaCCDBB BCCDEcCDACADAEB B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen EC AaB d ADBCEEBbDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 11 1 92
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DLB 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,613 236,650 73 148 148 148 1213

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 21 32 13,00 11 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECbBDa Ce   ceEBCdaBBDadc aCAEd AeECbde

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal ae bbeAedea     bEcD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen de   B         d    

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 7 8 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E KK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,938 236,650 56 118 118 118 935

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 33 29 25,75 21 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dECeBDdBadb cDAEBCEdBBacBDcECAEC AeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CedaEedebacCdddcCEcD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   d   C  A                c             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KOTANOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,253 236,650 45 102 102 102 755

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 41 35 32,25 27 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBDE CceE De dCEdBdDcdc aCAECAAeECdbD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal   Bba Ac cBCdEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik eeAEC    cE   b e  c c    bE   e        

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  b   e   be   cBCeAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 9 7 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 1 4 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN TOPKAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,068 236,650 8 21 21 21 156

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 71 17 66,75 56 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDEBe b  D EBCECBBDDecBECAECAcBECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal   BaE ece BddEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAECAC  AE C A CCb BB    D   DA   A B  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  eD aB d ADB EdeCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 6 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,443 236,650 25 59 59 59 386

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 53 13 49,75 41 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEBCAdc DAEBCECBBDeBDcEeAECAAeEC ED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CeBCbDADC Bed E CEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   AE A b AE   A   C  B   dD             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ADLIM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,493 236,650 58 120 120 120 946

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 31 23 25,25 21 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AEbABDEBbdbccedEBCECaBDDdcBaCbcCAABECdED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  aB Eeeb      EeCcB 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik       e         b           E           

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İKBAL GÜRE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,948 236,650 54 116 116 116 904

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,89 8,07 6,36

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 33 24 27,00 23 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe  CAaEBBDcEadeeBabBceDDCcBCCdAEAEeECDEAca

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  Beb c beAacEEdDABcC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Fen     B               

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGİDER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,075 236,650 15 37 37 37 262

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 62 21 56,75 47 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dEddBDEBbAbae  EBCECBBDDBaBECAECAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal   BaE     B dEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAE     AE     C a B   a a  CD   DAEe  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Eea DBed A BedEBCDAe

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 1 2 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ATAYAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,358 236,650 53 113 113 113 845

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,89 8,07 6,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 35 24 29,00 24 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAdEB cAdecb B bBaBDaC BCbbcaAEeEdDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal eBeECcDbDACaEddDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Fen     d            Ea 

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GENÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,910 236,650 60 123 123 123 963

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 31 26 24,50 20 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBce d    B eBDd eCdBC EAaAbeECeE AC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal daeEC    AdaEbC cBaC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik b  e cAACbbA    E a                     

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 17 9 6 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR KARABAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,105 236,650 30 77 77 77 552

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 46 18 41,50 35 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDEBbdebBDAEBCECBBDDBDBaCAEdAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aDBCEeAcbe edEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik ca b    ab                              

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATAÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,958 236,650 55 117 117 117 908

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 33 25 26,75 22 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbEEBBDdEaAb B CBcBDbCaBCCEAEAEdEdeEbdC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dd Ea    eb  ddDcBcC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik  bc bA  C       E  C                    

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ALTINCI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,188 236,650 3 13 13 13 104

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 79 29 71,75 60 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdcDE CcCEdDbEBCEdBdbDdcBECAECAAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CeBaEDADecBaCEdACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  aAECACbDAEEC AbC bDBB B     CDACADA BCB

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen ECa aeCBaADBCddBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 7 0 58
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,430 236,650 48 106 106 106 787

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 37 23 31,25 26 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe  CdaEB aeED b d  BcBDbeBBCdE E EebbDEAcC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal                DABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E B D   C  b    E  CCCED B  d BE   Dc   

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen  bd eace            

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 10 5 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 6 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AÇIL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,013 236,650 28 67 67 67 424

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 51 14 47,50 40 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bCAaEB Ddd    B  BDdeaCBBCCEAEAEe CDEAdC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CB E       B EdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E BBDAA CC b b  E    C   B              

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen        D ddC ACA ED 

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
PROBLEMLER 12 3 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCARDİ SAPLAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,043 236,650 49 107 107 107 793

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 36 18 31,50 26 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bEbABDaBadCdecAEBCECBBbDdDBECAdCAAeECcED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deBCEDAbeD          

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik c  E             C        D             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM B 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,098 236,650 23 57 57 57 376

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 54 16 50,00 42 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDEBCAbaeD EBCECBBbDBcBaCAECAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBCbDAbd B dEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAE  CbDAE     b    B                  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen      B   b          

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 1 17
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSİMSİZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,730 236,650 72 147 147 147 1204

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,89 8,07 6,36

Toplam: 120 18 18 13,50 11 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdBaE    b ecceCaedBDDccBE            

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  cBCED     ae cbCcBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 4 1 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,940 236,650 18 44 44 44 308

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 59 23 53,25 44 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbEEBBDcEDcbcB bBcBDDCBBCCEAE Ee bDEA C

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal aBeE cDbDA B EdDdBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E   DAAA   A        CCED     aB   ADADA 

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen Dce Ba    d  ACAdEe 

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 12 2 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,608 236,650 16 42 42 42 295

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 60 21 54,75 46 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdB EBC    aAE CECBdDDdDaaCAECAeeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal Ce eEeeDC BbdEEcCdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAECAC  AE  b  C aD B   CDE  D C  A B  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  C  DB   AD e  B e  

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
PROBLEMLER 12 7 0 58
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KRAL İCARD İ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,323 236,650 57 119 119 119 941

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 33 31 25,25 21 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dEC BDa  d  e bEBCEdBBacBDacCbECAAeEabdD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal beeCE ec  a  EdcCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik dB E     AE                             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen      e c bcB daB D e

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 9 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BERKE SEYRAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,843 236,650 12 30 30 30 214

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 67 23 61,25 51 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECeBDEB  C  bdaBCECBBDDBDBaCAdCAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deBCEDeceDdeCEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAE ACC  E CdA C     a   DE  D         

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CDeaBdBdAbBCdEBCDAe

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
PROBLEMLER 12 5 0 42
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETHAŞAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,043 236,650 75 155 155 155 1410

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 11 1,25 3 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 10 41 -0,25 0 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bEb dabea    aAE ea Bd                  

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBdEDccdee d bcb B 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik e    bb bcb                             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Eea  deedcDaabbe    

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 17 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZÇAVDAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,625 236,650 47 105 105 105 783

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 36 18 31,50 26 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AC EEBB AE    B  BDBeeCBBCdbcEAcaEbcEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal aBeEa  CbACBEdCD BdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E   c   C                               

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen        c       A    

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT SELİM PERÇİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,893 236,650 7 20 20 20 147

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 73 22 67,50 56 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECecaE C C c dEdCECBdDDBcBECAECAAdECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  DBCEDAc  BeCEdACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BaAECACCD Ed CAACCCe B    DE  DA ADc B B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  dD DeC  AaB dEBba C

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 7 1 58
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TEKBAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,443 236,650 63 130 130 130 1033

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 28 25 21,75 18 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bEddBaaBacC  ccbBCECBBeDBaBECAEbAAdEaA  

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  aBdEeAb  Bae Ecbc D

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik    a  C                                 

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 3 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ŞİMŞEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,170 236,650 9 23 23 23 172

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 71 23 65,25 54 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABaE      D EdCbCBdDDBa ECAEbAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CeBaEDAbCDB dEEACdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAEbACbD Ed CA CCbDBBB CCDE CD    cc   

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen   DcbBCeEA B dEBba C

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 2 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
PROBLEMLER 12 10 0 83
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE ÇETİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,540 236,650 4 14 14 14 116

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 78 29 70,75 59 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDEBbdCEBDdEdCdaBdeDdDBECAECAAaECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CaeCEDdcCDBadEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BdAECACCDAEdCCbdC   c   C   E  ACADcEB  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen deDAaBeeEADBCdEBCaAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 5 0 42
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ALTUNSOY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,785 236,650 42 96 96 96 721

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 40 24 34,00 28 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dCAEEB DAba b B  BcdDDCBBCCEAbAEBdCDdAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal aBDEdc deAeBEddDcBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E B  A                                  

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen   d e     d    cB cC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLANKAMIDİYİM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,123 236,650 32 80 80 80 562

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 47 25 40,75 34 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABaac  ec DddBCECBBDeBcBECAECAAcECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CaBbEDeaCDBCdEEcCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik         a a     C       C DE a       e  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen bCa  eC   D    c    

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,335 236,650 26 62 62 62 399

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 0 11,00 55 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 52 15 48,25 40 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bEdABacB Ab e AE CdCBBD dcB C cC  eECb  

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal C B   A       EAC B 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BB E A b AE     e C B   a   ECDACADA B  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CD DB    D   EBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 6 4 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 1 2 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AKKAVAK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,685 236,650 19 45 45 45 311

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 58 19 53,25 44 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACdaEBBDAEedCdBbbB dcDCBBCCEAEAEebCDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBDECDDCDdacEEdDABbC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik Eb  DAAACCC A B E  C C D B  C           

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen              c      

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 8 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR AY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,123 236,650 62 129 129 129 1021

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,89 8,07 6,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 29 27 22,25 19 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe eCbaEBBDAca   c bBDBab BeCCEAEAEecdDbAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  B Ebc bee B EdeABdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Fen   a           eAed C

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 9 7 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SEVEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,545 236,650 66 135 135 135 1065

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,89 8,07 6,36

Toplam: 120 28 30 20,50 17 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABaEcCcb  edcdaEdBBDcdacdCAcaAbaEbdED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CcBdEDAbdeBCCcEebEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 7 10 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAMİRAY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,913 236,650 74 149 149 149 1216

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 23 41 12,75 11 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe eEeAB b C ab cddBdbeBdeDBcdECAaCcAeECdED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aceeEcAbdcBbdadbdaca

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik e b e C bAE   b                         

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,895 236,650 68 140 140 140 1113

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,89 8,07 6,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 24 23 18,25 15 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AEbd cd      Ddd C C BbadcBECbEdAAeEadEe

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eaBeE A   BCd acCdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Fen           D       A 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 17 9 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DURAK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,910 236,650 31 79 79 79 556

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 45 16 41,00 34 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AEC BDE C b  DAE CECBBacdcdECA CAABcCbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal Ced E  bb B dE eC  D

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAE AC eAE   A C a BB                  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen                  DA 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BALLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,218 236,650 50 108 108 108 809

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 3 22,25 56 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 32 6 30,50 25 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe  EC BD          BeECBBDDBD aCAE AbBECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CDB EDe         Cbd 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik    E     AE                             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,633 236,650 71 146 146 146 1181

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 23 31 15,25 13 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECAc EBd e   dEBCbadBaDdaeaCAEbcAeECcdc

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal   BCaeebb BCecEcdcB 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  e a                                    

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen            B        

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 17 8 9 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
R  AEYŞANŞEKER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,803 236,650 67 138 138 138 1093

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 5 2,75 7 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 24 22 18,50 15 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECe D Bd b  b                          

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eB E   dcBbd ccC BD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B AE  ae AEc                            

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  bacDB e A BCbEBCeAd

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİANUR YUSUFOĞL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,590 236,650 43 97 97 97 722

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 40 25 33,75 28 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbaEBBDdEa e d bBcdDDCBBCCdcEeEBECDdA C

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CeDE cDda C EbdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik d   D A C       E   d Ec  b             

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen          d   A  B   

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 2 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RONGÜL AKIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 33 -3,25 -8 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 2 14 -1,50 -8 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 6 -0,50 -5 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 0 17 -4,25 -21 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 9 76 -10,00 -8 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe Acbbeb aaeddd bbBbcddabbBccbaAadceddeAcb

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal dbBed   ea bdEddabec

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik e c  Aa    a   de             cA   daddc

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  decaaedbbe eacaaed 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 17 3 14 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA GÜNDEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,490 236,650 38 91 91 91 666

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,89 8,07 6,36

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 40 14 36,50 30 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACdEEB DdED   B  BDBDDCBBCCEAEAEeECDEAcC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dBeEee  eAacdEdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Fen     B            d  

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABAHATTİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,688 236,650 29 71 71 71 451

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 53 27 46,25 39 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDddCebbabAEBCbCBBbDBDBaCAECAAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBeEDeDdDBaCEEcCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik B  Eb CaDAE   b C    B   CD b  b        

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  e   B   A   d B    

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 5 0 42
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAĞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,880 236,650 6 17 17 17 126

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 75 21 69,75 58 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAEEBBaAEDbCeB bBcdcDCBBCCEAE EdcCDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dBeE DDbDAacEEdDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBB  AA        E BC e D  CECaBaB ADADAC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen D C BD DBd C ACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 11 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 2 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÜÇÜKOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,273 236,650 21 54 54 54 362

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 56 22 50,50 42 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECABDaBCdCa D cBdECBBa BcaECAECAAdECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal aeBaaDA CDB eEEACcBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAEb C DAE   A C         D d D         

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  C   c   AD  dcB ed 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 2 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 3 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SCOFİELD 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,653 236,650 11 27 27 27 189

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 69 22 63,50 53 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECAdDEBCdbEB bE CECBBbadc dCAECAAdEad D

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eBdEeAD DB dEdACdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAECAC DAE   AACC DBBB   D  C A A  E   

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen     DB BEADBCdaBCDdC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 9 6 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 7 0 58
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELENAY SENEM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,323 236,650 70 142 142 142 1144

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 7,89 8,07 6,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 22 19 17,25 14 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAEE   dcD   B  BcdaDC dCCbAabEBEbD c  

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dBc ea   A c dbDc   

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Fen        D       A    

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 6 7 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP ASLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,180 236,650 37 89 89 89 645

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,89 8,07 6,36

Toplam: 120 41 15 37,25 31 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDaBbeC  adEdCbCBBDDBcBECAECAAdECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eBaE AbecBCCEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,913 236,650 35 87 87 87 637

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 42 20 37,00 31 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEB dCEc dEeCE BB DB aaCA bd       

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal d   EDAD      dACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   AcCACCD E   c                A   c    

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  e   eedEA BCEEB a b

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 0 40
PARAGRAF YORUMU 17 5 4 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 2 0 17
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SÖNMEZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,633 236,650 14 35 35 35 232

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 64 16 60,00 50 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBDE bdCbBDAEBCECdBbDBcBECAcCAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CeBaEDeb  BadEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAECAC DAEEC A  C   B  CCD  bDA  DA    

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 8 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR SATILMIŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,838 236,650 61 128 128 128 1015

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 29 26 22,50 19 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe eCbaEcBDdcD   B  aDdebCBBCCEAEAEeadDbAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal edeEaDadbACBEc DcccC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik         C                               

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILAA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,095 236,650 10 24 24 24 176

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 71 24 65,00 54 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEeCdbceDAEBCECBBbDBcBaCAECAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  aeCEDADe BeCdEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAECACdDAEE  A CC c BB            A    

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen dC  aeaeEADBeEcBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 5 1 42
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,903 236,650 24 58 58 58 379

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 57 30 49,50 41 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bEddBDbBCeC eaAEBC aBBbeBaBaCAEdAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  e  EaeD D  dEdACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAE AC DAE  bbA  b   e   DE CDA        

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen    caBedaADBedEB eAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
PROBLEMLER 12 4 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR ÖZDEMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,470 236,650 39 92 92 92 674

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 8,27 10,30 8,20

Toplam: 120 40 16 36,00 30 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbdEBBDAEcdbeBdCBDdDbCBBCCEAEAEedCDEAcC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeEdbDeDA     D B  

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E      A            C  D                

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR Ö 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,340 236,650 13 33 33 33 228

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 64 17 59,75 50 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBaEBCAb BDdEBCECBBD dcB C cC  eECb  

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal C B E A C     EAC BD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BB E ACb AE     C C B   aC   CDACADA B B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CD De dEADBCdEBCaAb

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 6 4 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KARAKAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,075 236,650 34 85 85 85 596

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 46 28 39,00 33 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdcDEBbde ccdEBCECBdDcdcBcCAECAd      

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal           BCCEdACEeD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik   AE A   AEb    b          E   A A  cB  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen daceeeCeEAD CdEBCaAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 6 5 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 1 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ARPACI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,268 236,650 17 43 43 43 306

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 59 22 53,50 45 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe ddAEEBBDdEDeeeBEbBDeDDCBcCCEAEAEeECDEeAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  BeECcD DAbB EeDcBEb

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik ECBB AAAC  A C dE      a    baB   ADAD  

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen     B  D     A   c  

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 1 3 8
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SULTANSELİM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,455 236,650 59 121 121 121 949

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 29 17 24,75 21 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBcE b C    dBCbaBBaDBD              

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal  eB     eD          

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAEbAC DAEbC A           DEceD         

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen    ccBe             

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 3 0 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 5 0 42
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Z     Y V Z R 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,098 236,650 51 109 109 109 810

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 2 13 -1,25 -3 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 40 39 30,25 25 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbddBBD bDAb B CBcdD CBdCCcAaAEe CDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal dBeE D eD bcEdCDcBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik ddae  dAC  c  addcc ae                  

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen eECa   Da E  AedBb  

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 17 11 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 4 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA Ç 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,345 236,650 65 133 133 133 1057

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 25 19 20,25 17 39,10 42,09 34,44

TYT Sosyal Ced EDADdDa e EACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  dAE c d AE e A C   c                   

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  bDcaBdd A  CdEBbeeC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 1 2 8
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR SOY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,548 236,650 52 110 110 110 834

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 76 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 19,71 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,35 1,48 1,15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,51 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,89 8,07 6,36

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,81 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,46 2,09 1,60

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 8,27 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,62 0,82 0,65

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,08 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,53 1,87 1,53

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,23 4,00 3,22

Toplam: 120 35 23 29,25 24 39,10 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEBb    bAEdCbeBBebdD ECA  A       

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal Ca CE Ab      dACbdD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik    c A   AE   A b    B     E            

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  bD  ead  DBebaBC   

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 5 2 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE HAYATSEVER 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,315 236,650 2 12 12 12 94

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 3 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,17 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,17 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,67 8,07 6,36

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 19,00 8,21 6,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,67 2,09 1,60

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 24,67 10,30 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,25 0,82 0,65

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,92 4,00 3,22

Toplam: 120 79 23 73,25 61 71,42 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBaEea     dEdCECBBDDBcBECAECAABECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eDBCEDAcb BdC EACdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik dBAECACb AEE eAACCC aB BaCDE CDACADAEB B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen adD DBCd  eBCEEB aA 

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
PROBLEMLER 12 8 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖD 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,598 236,650 3 46 46 46 312

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 3 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,17 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,58 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,17 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,67 8,07 6,36

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 19,00 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,67 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 24,67 10,30 8,20

Toplam: 120 58 19 53,25 44 71,42 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAEEBBDdE cC B  BDdDaCBBCdEAaAEdcCDEAdC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBbECbcCDAeBEddDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBB AAACb AAb EEDBCC Ec B              

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
PROBLEMLER 12 5 1 42
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOFAN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,868 236,650 1 3 3 3 23

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 3 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,17 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,67 8,07 6,36

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 19,00 8,21 6,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,67 2,09 1,60

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 24,67 10,30 8,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,25 0,82 0,65

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 1,87 1,53

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,92 4,00 3,22

Toplam: 120 93 21 87,75 73 71,42 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAEEBBadEbAbBdceBDdDbCBBCCEAEAEBECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeECDedDACBEEeDABdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E BBDAAACC AACebEDBCCCED BbEC BEB ADA AC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen DECeBaeDBBECdACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 9 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,898 236,650 1 82 82 82 570

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 1 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,25 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 3,75 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,09 1,60

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 3,75 10,30 8,20

Toplam: 120 44 14 40,50 34 40,50 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBBa E db B bBDBDDCBBCC AEAEdECDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeE eDCebaBEEdDAB C

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik     e A CC      E                       

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BRK 0 -MH

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,120 236,650 1 74 74 74 522

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 1 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 20,50 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,00 8,07 6,36

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,25 8,21 6,60

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,75 2,09 1,60

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,00 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 0,82 0,65

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,00 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,75 4,00 3,22

Toplam: 120 50 31 42,25 35 42,25 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdBDEB      dbBCECBBbDdcBaCAb AAeECAdD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CeB EeeD  cadEdACb D

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BcAE AC   E   c      B   dD   DAe  A B  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen be  DBeddA BedEBCa e

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI 0 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,908 236,650 1 70 70 70 436

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 1 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,25 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,48 1,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 8,07 6,36

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,50 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,09 1,60

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 8,50 10,30 8,20

Toplam: 120 51 14 47,50 40 47,50 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAEEBBDAED   B bBcBcbCaBCCEAEAEBEdDEAdC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  BDEabDCDbeB ECDABdC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik Eb BDbAA  C     E        B         D    

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 4 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET E Y 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,928 236,650 5 22 22 22 166

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 74 34 65,50 55 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEebdb    cBCbdBdaDBcaaCAECAAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CeB EDd eec eEdACdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAECACCDAEE eAACCCDcBB aCDEECDACADAEB B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CDcDdCdddaBCbEdCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
PROBLEMLER 12 9 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUE N UR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,598 236,650 15 115 115 115 898

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 17,84 10,30 8,20

Toplam: 120 32 19 27,25 23 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBDEeCd   edEBCECddDDBcBECbEeAAeECeED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deB EDA e B         

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BaAE   aa                               

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN DİŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,885 236,650 12 72 72 72 495

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 48 21 42,75 36 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEB cc eebdBdbBcd bC                 

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeEeDDCeA          

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik ECB   AAC  A   EE  CC     C CaBEB ADADA 

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen DEee D DBddCcA ABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 17 1 1 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TOYRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,618 236,650 9 40 40 40 283

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 64 35 55,25 46 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe dCbEEBBceEDAeddabBcBcbCBdCCdAEeEcECDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeE DebDbdBEddDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EaBB AAACbCA   dEDBCCCED  C CCBE        

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen   e Ba D adedACeBEDb

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 9 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ALİCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,443 236,650 13 81 81 81 567

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 48 31 40,25 34 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBeD EDcCB cbBcBbeCBdCCEAEAEe abcAba

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal  eeE b  ed   E DcBcC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbB DbAACC A   dE   C     C C B         

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen   C eacDB dCEca  EDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 8 8 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 4 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,995 236,650 11 68 68 68 425

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 56 34 47,50 40 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe bECbBDEBbAb  DAEeCbacBDDdcBaCAECAABEadaD

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eeBCEDe  DaeeEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  cAECACb AEd bA     c     bE  DAC   aB  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CDcDeae AD   adbD C

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
PROBLEMLER 12 2 1 17
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,080 236,650 8 38 38 38 267

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 61 19 56,25 47 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe eCb EB DAEDca d bBcBDbCBBCCEAEAEe CDdAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CB E ccCDACBEddDcBEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E BB AAA d A    ED   CE   C     B ADADAC

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen   e          AaABdD 

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 2 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 4 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL GÜLŞEN GÜL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,523 236,650 7 32 32 32 218

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 68 28 61,00 51 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDaBbAbcBDAEBCECBeDDdcBECAECAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CDBCEeADdDcedEdAbdBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BcAdbAC DAEdC AACCCb B BbCDE CDA   AcB  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen          Ab e  Bac  

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 10 2 83
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,198 236,650 16 124 124 124 971

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 30 25 23,75 20 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEE  ebbe      BbBDabadCadAceEecb     

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal        C A  cE  ABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik E    dAcC  d   b   b   D      B    DA   

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen DE  B        ACc Ea 

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 4 8 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GÖÇMEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,258 236,650 6 28 28 28 199

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 70 28 63,00 53 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe ACAbEBBaAEDAbeBECBccDbCBBCaEAadEeECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal eBD C DCcAedEddDABEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EdaBDAbACdCA    E B CCE  B   CB    D    

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen e CeeadDBeECcACABEDC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 8 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROBİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,115 236,650 10 41 41 41 286

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 62 27 55,25 46 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdBDEBCdb  DdEBCECBdeaBaBcCeECAAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eDBdEDAc  BedEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik eBAdC C eAE C A CC   B  CCDE            

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  d  ae dc DBCdaBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 8 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BÜYÜKBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,435 236,650 4 18 18 18 141

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 73 18 68,50 57 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBBbAEDAeBdaCBcBDbCBBCdbAEAEeECDEAAC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBDECDaeeAaBEEdD BEC

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik EbBBDAAACCCAA   E   CCED BC C B B A A A 

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen     c        AC B eC

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 9 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ALTUNBAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,145 236,650 2 11 11 11 91

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 79 22 73,50 61 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe dEbdcDaBbebE  AbBCECBBDDBcBECAECA BECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CDBCEDA  cB e dACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAdCACaDAEdCCAACCC aBe CCD  CDACA AEB B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen EC  cB e A  edEBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 16 0 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
PROBLEMLER 12 9 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA DUMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,535 236,650 3 16 16 16 123

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 78 31 70,25 59 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABadeCcba DdEBCECBBbDdcB CAECAAdECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal CaBCEDADdcBed EACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BcAE ACbaAEd CAdCCaD B dCCDE CDACADAEB B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CecDB dEAaBedEBbDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 14 2 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
PROBLEMLER 12 9 2 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAÇAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,705 236,650 14 98 98 98 731

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 39 22 33,50 28 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe ACbEEBBDbEe e Bd BadDbCaBCbcAEAEecCDEAbC

Cevap Anahtarı B ACAEEBBDAEDACBBECBDBDDCBBCCEAEAEBECDEAAC

TYT Sosyal CBeECb CDAaB EdDcBbe

Cevap Anahtarı B CBDECDDCDACBEECDABEC

TYT Matematik       A C       E                       

Cevap Anahtarı B ECBBDAAACCCAACBEEDBCCCEDBBCECCBEBCADADAC

TYT Fen              A  aE  

Cevap Anahtarı B DECCBDADBBECEACABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA  *Ş 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,763 236,650 1 6 6 6 35

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 16 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,78 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,80 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,98 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,19 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,52 8,07 6,36

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,45 8,21 6,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,39 2,09 1,60

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 17,84 10,30 8,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,97 0,82 0,65

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,84 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,22 1,87 1,53

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,03 4,00 3,22

Toplam: 120 89 23 83,25 69 54,17 42,09 34,44

TYT Türkçe dECdBDEBCACEeDAEBCECBBaDdcBECAECAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eeB EDADC BedEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BaAECACCDAEE dA CCC cBB bCDEE DACADAdBCB

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  eaeaBedEADBCEaBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
PROBLEMLER 12 8 1 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKÇÖLTEKİN 509 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,695 236,650 1 31 31 31 215

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 4 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,19 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,31 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,31 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,81 8,07 6,36

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 13,50 8,21 6,60

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,88 2,09 1,60

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 16,38 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,06 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,50 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,31 1,87 1,53

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,88 4,00 3,22

Toplam: 120 70 36 61,00 51 48,25 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdBaaBCebbeDdEBCECBBb BDBcCAcCAAdECeED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deaebDeD caadEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAE AC  AE  CAACC   BeBCCbEECDA ADAEB a

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Eeac B dEADBedacbDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
PROBLEMLER 12 8 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ÇAĞDAVUL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,958 236,650 2 52 52 52 353

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 4 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,19 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 -0,31 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,44 1,48 1,15

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,31 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,81 8,07 6,36

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 13,50 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,88 2,09 1,60

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 16,38 10,30 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,06 0,82 0,65

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,50 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,31 1,87 1,53

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,88 4,00 3,22

Toplam: 120 57 24 51,00 43 48,25 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEeCACbaDdEBCECBBbcBcBECbEaAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deBbEeADC c dEddCEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAE AC  AE        D                    

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  d   B dEAeBeEEBCDAe

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 2 0 17
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M Y E 1003 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,645 236,650 3 61 61 61 397

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 4 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 19,19 19,72 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,31 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,31 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,81 8,07 6,36

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,50 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,88 2,09 1,60

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 16,38 10,30 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,06 0,82 0,65

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,50 1,32 1,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,31 1,87 1,53

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 5,88 4,00 3,22

Toplam: 120 56 29 48,75 41 48,25 42,09 34,44

TYT Türkçe bECABDEa   c eAEBCECBBDDdcBECAcCA dE    

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal eaBeceeD DBadEEACbBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik Bc EbAC DAE C   C CD BeBCCDE            

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Ed  eeCd e BedEBaa C

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 17 9 3 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
PROBLEMLER 12 11 0 92
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ KARAKAYA 911 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,525 236,650 4 101 101 101 744

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 4 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 19,19 19,72 16,65

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,31 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,44 1,48 1,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,31 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,81 8,07 6,36

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 13,50 8,21 6,60

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,88 2,09 1,60

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 16,38 10,30 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,06 0,82 0,65

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,50 1,32 1,05

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,31 1,87 1,53

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 5,88 4,00 3,22

Toplam: 120 45 51 32,25 27 48,25 42,09 34,44

TYT Türkçe bEdeBDEBCcb  adEdbEdBdDadbaaebcbcAaECcEa

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal ebedbcdcCcBCedbACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BaAE ACCDAEd  bAC             D CA AaB  

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen Eec ceCecAD CEaedadC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 4 13 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
PROBLEMLER 12 3 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İKRA SOYÇELİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,228 236,650 2 9 9 9 83

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 2 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,38 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,12 1,48 1,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 20,00 8,21 6,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 8,00 2,09 1,60

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 28,00 10,30 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,12 0,82 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,75 1,32 1,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,38 1,87 1,53

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 15,25 4,00 3,22

Toplam: 120 80 22 74,50 62 81,12 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdBDEB AbbeDcEBCECBBbDBcBaCbECAAeECbED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deBeEcAD  BCdEEACEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAECACb AEE CAACCC B e       DACADA B B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen  CDA eeBEADBedEBCDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
PROBLEMLER 12 3 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKGÜN 1907 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,130 236,650 1 2 2 2 22

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 2 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,38 19,72 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 1,48 1,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,50 8,07 6,36

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 20,00 8,21 6,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 8,00 2,09 1,60

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 28,00 10,30 8,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,12 0,82 0,65

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,75 1,32 1,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 5,38 1,87 1,53

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 15,25 4,00 3,22

Toplam: 120 93 21 87,75 73 81,12 42,09 34,44

TYT Türkçe AECdBaEBCAbEBDcEdCaCBBbDdcBECAECAAeECAED

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal deBCEDAbCeBbdEEAbEBD

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik BBAECACCDAEECCAACCCDcB B C  EbDACADA B B

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen ECDADBeBEADBCEEBbDAC

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
PROBLEMLER 12 9 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM 4. YKS 1. OTURUM - TYT 04
(OS01-SS.34TYT04)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ALTUN N 0 12U

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,755 236,650 1 150 150 150 1233

Puanı Hesaplanan: 155 155 155 1429

Katılımlar: 1 157 157 157 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 2,00 19,72 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,90 1,48

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,48 1,15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 1,44 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,00 3,24 2,59

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 3,75 8,07 6,36

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,50 8,21 6,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,09 1,60

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,50 10,30 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,82 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,32 1,05

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,87 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 4,00 3,22

Toplam: 120 14 11 11,25 9 11,25 42,09 34,44

TYT Türkçe bECdB a          e                      

Cevap Anahtarı A AECABDEBCACEBDAEBCECBBDDBDBECAECAABECAED

TYT Sosyal dDBa DAb ec       B 

Cevap Anahtarı A CDBCEDADCDBCCEEACEBD

TYT Matematik  BAad C  AE                             

Cevap Anahtarı A BBAECACCDAEECCAACCCDBBBBCCDEECDACADAEBCB

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A ECDADBCBEADBCEEBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
PROBLEMLER 12 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
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