
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY Halk Eğitim Merkezi 2023-24 TYT TG D.SINAVI-1 16853 580 204 204

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 26.87 8.32 24.79 9.32 5.92 7.84 14.39 4.06 13.38 4.81 3.41 3.95 55.39 21.71 49.96 266.048

İl Ortalaması 26.20 8.18 24.15 9.16 5.88 7.69 10.51 4.00 9.51 3.63 3.12 2.85 49.50 21.19 44.21 246.937
Okul Ortalaması 29.71 6.71 28.03 10.64 5.51 9.26 18.12 3.54 17.24 5.85 3.38 5.00 64.32 19.14 59.54 297.906

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - TOFAN 0 / A 39 1 38.75 18 2 17.50 39 1 38.75 17 3 16.25 113.00 7.00 111.25 470.500 22 1 1 1
2 0 - ENES AKGÜN 12 / B 37 3 36.25 15 3 14.25 40 0 40.00 14 6 12.50 106.00 12.00 103.00 442.575 283 2 2 2
3 0 - ELİF İKRA SOYÇELİ 12 / 0 38 1 37.75 12 1 11.75 37 1 36.75 16 4 15.00 103.00 7.00 101.25 436.800 384 3 3 3
4 0 - İKBAL SU AYDOĞAN 0 / 0 34 6 32.50 17 1 16.75 39 0 39.00 13 4 12.00 103.00 11.00 100.25 433.700 438 4 4 4
5 0 - AHMET EYLMZ 12 / 0 34 6 32.50 14 3 13.25 39 0 39.00 16 2 15.50 103.00 11.00 100.25 433.700 438 4 4 4
6 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / A 35 5 33.75 16 4 15.00 37 3 36.25 16 4 15.00 104.00 16.00 100.00 433.000 451 6 6 6
7 0 - DENİZ ILGIN 0 / 0 37 3 36.25 17 2 16.50 39 0 39.00 10 7 8.25 103.00 12.00 100.00 432.475 467 7 7 7
8 0 - MERT YÜCEL ÇAKIR 0 / 0 37 3 36.25 13 6 11.50 37 2 36.50 16 3 15.25 103.00 14.00 99.50 431.025 500 8 8 8
9 0 - CEREN 0 / 0 34 6 32.50 14 3 13.25 38 2 37.50 16 3 15.25 102.00 14.00 98.50 427.900 588 9 9 9

10 0 - SULTAN ALTUNBAŞ 12 / 0 36 3 35.25 16 2 15.50 36 1 35.75 13 5 11.75 101.00 11.00 98.25 426.950 609 10 10 10
11 0 - EGE HAYATSEVER 0 / 0 33 5 31.75 16 4 15.00 38 2 37.50 13 6 11.50 100.00 17.00 95.75 418.625 829 11 11 11
12 0 - BELEMİR 0 / 0 36 4 35.00 17 3 16.25 34 5 32.75 13 6 11.50 100.00 18.00 95.50 417.925 846 12 12 12
13 0 - BURAK ANILIR 0 / 0 37 3 36.25 11 9 8.75 37 3 36.25 15 4 14.00 100.00 19.00 95.25 416.600 884 13 13 13
14 0 - ELİF GÜLCE ŞAFAK 0 / 0 37 3 36.25 13 6 11.50 37 1 36.75 12 5 10.75 99.00 15.00 95.25 416.550 888 14 14 14
15 0 - BERRİN UZUNYOL 12 / 0 35 5 33.75 13 4 12.00 37 3 36.25 14 5 12.75 99.00 17.00 94.75 415.150 929 15 15 15
16 0 - GAMZE MUTLU 0 / 0 37 3 36.25 12 4 11.00 39 1 38.75 10 7 8.25 98.00 15.00 94.25 412.950 996 16 16 16
17 0 - HELİN SUDE ALTINC 0 / A 37 3 36.25 14 6 12.50 36 4 35.00 12 7 10.25 99.00 20.00 94.00 412.475 1012 17 17 17
18 0 - YİĞİT AYNUR 0 / 0 33 7 31.25 14 6 12.50 37 2 36.50 14 6 12.50 98.00 21.00 92.75 408.575 1121 18 18 18
19 0 - GAMZE SİNİCİ 12 / 0 35 5 33.75 12 8 10.00 39 1 38.75 12 7 10.25 98.00 21.00 92.75 408.100 1138 19 19 19
20 0 - İLKİM KUZU 12 / 0 35 4 34.00 14 2 13.50 33 2 32.50 13 2 12.50 95.00 10.00 92.50 407.850 1150 20 20 20
21 0 - DAMLANUR MACİT 12 / 0 37 3 36.25 13 5 11.75 31 3 30.25 15 3 14.25 96.00 14.00 92.50 407.850 1150 20 20 20
22 0 - DUHANUR HAYTA 12 / 0 35 4 34.00 14 4 13.00 31 0 31.00 15 4 14.00 95.00 12.00 92.00 406.300 1203 22 22 22
23 0 - BARAN TEKİN 0 / J 37 3 36.25 16 3 15.25 31 4 30.00 11 2 10.50 95.00 12.00 92.00 406.175 1207 23 23 23
24 0 - HARUN YILDIZ 0 / 0 34 6 32.50 14 5 12.75 39 1 38.75 10 9 7.75 97.00 21.00 91.75 404.825 1252 24 24 24
25 0 - RÜYA ÖZTÜRK 0 / 0 33 2 32.50 13 7 11.25 34 2 33.50 15 3 14.25 95.00 14.00 91.50 404.500 1266 25 25 25
26 0 - ÖMER FARUK DAĞLI 0 / A 35 3 34.25 16 3 15.25 29 1 28.75 13 3 12.25 93.00 10.00 90.50 401.400 1352 26 26 26
27 0 - FEYZA ERGİDER 0 / Ğ 36 1 35.75 15 2 14.50 34 2 33.50 7 4 6.00 92.00 9.00 89.75 398.225 1470 27 27 27
28 0 - SUDEGÜL ÖZGÜL 12 / 0 34 6 32.50 14 4 13.00 32 3 31.25 14 5 12.75 94.00 18.00 89.50 397.925 1477 28 28 28
29 0 - YİĞİT AKSAKALLI 0 / A 33 5 31.75 13 7 11.25 36 4 35.00 13 7 11.25 95.00 23.00 89.25 396.775 1519 29 29 29
30 0 - TUBA DUMAN 12 / 0 34 4 33.00 12 8 10.00 35 4 34.00 13 5 11.75 94.00 21.00 88.75 395.050 1580 30 30 30
31 0 - B ZEYNEP GENÇ 0 / 0 35 4 34.00 14 5 12.75 29 5 27.75 13 2 12.50 91.00 16.00 87.00 389.625 1760 31 31 31
32 0 - CANSU 0 / 0 32 7 30.25 14 6 12.50 34 6 32.50 13 5 11.75 93.00 24.00 87.00 389.525 1762 32 32 32
33 0 - İREM TARAK 0 / 0 34 5 32.75 14 4 13.00 35 4 34.00 9 7 7.25 92.00 20.00 87.00 389.125 1776 33 33 33
34 0 - ZEHRA TAŞ 0 / 0 34 5 32.75 11 8 9.00 32 5 30.75 15 3 14.25 92.00 21.00 86.75 388.600 1787 34 34 34
35 0 - NAZ GÖRE 0 / 0 37 3 36.25 13 5 11.75 30 5 28.75 12 8 10.00 92.00 21.00 86.75 388.450 1794 35 35 35
36 509 - AZRA AKÇÖLTEKİN 12 / A 32 7 30.25 11 8 9.00 37 1 36.75 12 5 10.75 92.00 21.00 86.75 388.250 1801 36 36 36
37 0 - EREN 0 / 0 33 6 31.50 14 2 13.50 30 2 29.50 13 5 11.75 90.00 15.00 86.25 387.150 1848 37 37 37
38 0 - ŞE VVL DALKIRAN 0 / 0 35 4 34.00 13 6 11.50 31 2 30.50 11 4 10.00 90.00 16.00 86.00 385.950 1891 38 38 38
39 0 - YASEMİN ARPACI 0 / 0 37 1 36.75 16 1 15.75 32 2 31.50 2 0 2.00 87.00 4.00 86.00 385.575 1901 39 39 39
40 0 - M FURKAN ÖNEN 0 / 0 33 3 32.25 12 7 10.25 27 1 26.75 17 3 16.25 89.00 14.00 85.50 384.800 1941 40 40 40
41 0 - TUBALKAN 0 / A 38 2 37.50 13 7 11.25 26 1 25.75 12 4 11.00 89.00 14.00 85.50 384.375 1953 41 41 41
42 0 - ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 12 / 0 32 8 30.00 15 4 14.00 32 4 31.00 12 7 10.25 91.00 23.00 85.25 383.750 1984 42 42 42
43 446 - MERT ÖZTÜRK 12 / 0 37 3 36.25 12 7 10.25 28 3 27.25 12 3 11.25 89.00 16.00 85.00 382.650 2028 43 43 43
44 0 - RUMEY A ARALA 0 / 0 35 5 33.75 10 8 8.00 35 2 34.50 10 7 8.25 90.00 22.00 84.50 380.475 2099 44 44 44
45 0 - SİNEM KINAY 0 / 0 32 5 30.75 10 7 8.25 34 3 33.25 12 3 11.25 88.00 18.00 83.50 377.500 2197 45 45 45
46 0 - SUDE BÜYÜKBAŞ 12 / 0 38 2 37.50 14 5 12.75 29 2 28.50 5 1 4.75 86.00 10.00 83.50 377.300 2208 46 46 46
47 0 - SUDENAZ GÜR 0 / 0 36 4 35.00 12 5 10.75 29 4 28.00 10 5 8.75 87.00 18.00 82.50 374.200 2337 47 47 47
48 0 - HAZAL GÜLŞEN GÜL 12 / 0 38 2 37.50 15 2 14.50 27 1 26.75 4 2 3.50 84.00 7.00 82.25 373.225 2364 48 48 48
49 0 - HAYRUNİSA 0 / 0 34 5 32.75 16 3 15.25 28 6 26.50 9 7 7.25 87.00 21.00 81.75 372.025 2407 49 49 49
50 0 - CEYLİN KARABACAK 0 / 0 34 5 32.75 11 7 9.25 32 4 31.00 10 5 8.75 87.00 21.00 81.75 371.575 2426 50 50 50
51 0 - RÜMEYSA N 0 / 0 38 2 37.50 14 5 12.75 30 5 28.75 3 1 2.75 85.00 13.00 81.75 371.325 2441 51 51 51
52 0 - AHMET KARSANBA 0 / 0 30 8 28.00 11 7 9.25 33 6 31.50 14 5 12.75 88.00 26.00 81.50 371.150 2449 52 52 52
53 0 - BERRA AKKAYA 12 / 0 34 5 32.75 14 4 13.00 27 5 25.75 11 5 9.75 86.00 19.00 81.25 370.400 2479 53 53 53
54 0 - PELİN GÖÇMEN 12 / 0 35 4 34.00 11 4 10.00 26 4 25.00 13 3 12.25 85.00 15.00 81.25 370.350 2483 55 54 54
55 0 - EMİR ERDOĞAN 0 / 0 35 5 33.75 11 7 9.25 32 2 31.50 8 8 6.00 86.00 22.00 80.50 367.175 2605 56 55 55
56 0 - 12 / 0 33 5 31.75 13 4 12.00 26 8 24.00 13 4 12.00 85.00 21.00 79.75 365.575 2675 57 56 56
57 0 - CENGİZHAN M DİŞ 12 / 0 27 10 24.50 14 4 13.00 32 6 30.50 13 6 11.50 86.00 26.00 79.50 364.800 2697 58 57 57
58 0 - ECEM YÜNEL 0 / 0 35 4 34.00 11 8 9.00 30 4 29.00 9 6 7.50 85.00 22.00 79.50 364.000 2733 59 58 58
59 0 - NİL SAHRA AKIN 0 / 0 31 7 29.25 12 4 11.00 28 5 26.75 12 1 11.75 83.00 17.00 78.75 362.150 2808 60 59 59
60 0 - MELİS P*T 0 / 0 33 7 31.25 14 6 12.50 25 8 23.00 12 1 11.75 84.00 22.00 78.50 361.475 2835 61 60 60
61 0 - MİRZA SEZEN 0 / 0 32 7 30.25 10 10 7.50 35 2 34.50 9 11 6.25 86.00 30.00 78.50 360.425 2881 62 61 61
62 0 - HÜMEYRA PALA 0 / 0 34 5 32.75 11 5 9.75 26 3 25.25 11 5 9.75 82.00 18.00 77.50 357.700 2994 63 62 62
63 0 - MELİS ÖZER 0 / M 34 4 33.00 7 6 5.50 31 4 30.00 10 7 8.25 82.00 21.00 76.75 354.650 3122 64 63 63
64 0 - ÇAĞLA BEYAZ 0 / 0 36 4 35.00 15 4 14.00 27 3 26.25 1 0 1.00 79.00 11.00 76.25 353.125 3184 65 64 64
65 0 - ASLI BÖLÜKBAŞI 12 / 0 34 5 32.75 16 4 15.00 25 4 24.00 4 2 3.50 79.00 15.00 75.25 350.175 3305 67 65 65
66 0 - İREM DANYELİ 12 / 0 33 6 31.50 9 4 8.00 30 1 29.75 7 4 6.00 79.00 15.00 75.25 349.725 3330 68 66 66
67 0 - HAVA ÖBEY 0 / 0 36 3 35.25 13 4 12.00 24 4 23.00 5 1 4.75 78.00 12.00 75.00 349.175 3345 69 67 67
68 0 - İLKNUR DEMİRÖZ 0 / 0 35 3 34.25 9 8 7.00 31 4 30.00 6 9 3.75 81.00 24.00 75.00 348.575 3361 70 68 68
69 0 - BALTACI 12 / 0 29 7 27.25 12 4 11.00 29 2 28.50 8 3 7.25 78.00 16.00 74.00 346.025 3467 71 69 69
70 0 - GÖRKEM GÜNAY 0 / 0 33 5 31.75 11 5 9.75 28 3 27.25 6 7 4.25 78.00 20.00 73.00 342.300 3624 73 70 70
71 0 - YİĞİT AKBABA 12 / A 31 6 29.50 9 9 6.75 28 1 27.75 10 5 8.75 78.00 21.00 72.75 341.625 3651 74 71 71
72 0 - NİSA 0 / 0 34 6 32.50 13 5 11.75 24 5 22.75 7 6 5.50 78.00 22.00 72.50 340.975 3684 75 72 72
73 0 - DAMLA KIRCA 0 / 0 28 11 25.25 13 5 11.75 30 5 28.75 8 6 6.50 79.00 27.00 72.25 340.250 3734 76 73 73
74 0 - OKCAN DERE 0 / 0 35 4 34.00 14 3 13.25 26 5 24.75 0 0 0.00 75.00 12.00 72.00 338.925 3799 77 74 74
75 0 - MERT KURU 0 / 0 32 7 30.25 12 8 10.00 27 2 26.50 7 8 5.00 78.00 25.00 71.75 338.275 3829 78 75 75
76 0 - EMRE ÇAĞAN 0 / 0 33 7 31.25 10 9 7.75 22 6 20.50 13 6 11.50 78.00 28.00 71.00 336.225 3933 79 76 76
77 0 - EMRE YILM*ZZ 0 / 0 33 4 32.00 16 3 15.25 24 1 23.75 0 0 0.00 73.00 8.00 71.00 335.825 3949 80 77 77
78 0 - M BERKE SEYRAN 0 / 0 33 5 31.75 11 9 8.75 18 2 17.50 13 6 11.50 75.00 22.00 69.50 331.375 4146 83 78 78
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TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 26.87 8.32 24.79 9.32 5.92 7.84 14.39 4.06 13.38 4.81 3.41 3.95 55.39 21.71 49.96 266.048

İl Ortalaması 26.20 8.18 24.15 9.16 5.88 7.69 10.51 4.00 9.51 3.63 3.12 2.85 49.50 21.19 44.21 246.937
Okul Ortalaması 29.71 6.71 28.03 10.64 5.51 9.26 18.12 3.54 17.24 5.85 3.38 5.00 64.32 19.14 59.54 297.906
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79 0 - BRK Çİ 12 / H 26 6 24.50 12 3 11.25 23 4 22.00 12 2 11.50 73.00 15.00 69.25 330.800 4173 84 79 79
80 0 - SEBİLE ZORLU 12 / 0 38 2 37.50 14 3 13.25 17 2 16.50 2 0 2.00 71.00 7.00 69.25 330.050 4211 85 80 80
81 0 - BEYZA GERGİN 0 / 0 30 7 28.25 7 3 6.25 24 1 23.75 11 1 10.75 72.00 12.00 69.00 329.400 4243 86 81 81
82 0 - SEVİNÇ NUR 0 / 0 31 3 30.25 10 5 8.75 24 1 23.75 8 7 6.25 73.00 16.00 69.00 329.200 4251 87 82 82
83 0 - FATMA NUR KAYA 12 / 0 33 7 31.25 14 6 12.50 23 6 21.50 4 5 2.75 74.00 24.00 68.00 325.925 4391 91 83 83
84 0 - DEFNE TOYRAN 0 / 0 34 6 32.50 11 7 9.25 23 6 21.50 7 10 4.50 75.00 29.00 67.75 324.950 4452 92 84 84
85 0 - HALİME 0 / 0 33 6 31.50 10 4 9.00 27 3 26.25 1 0 1.00 71.00 13.00 67.75 324.575 4476 93 85 85
86 0 - DOĞAN ÇOLAK 0 / 0 30 4 29.00 12 4 11.00 23 1 22.75 6 6 4.50 71.00 15.00 67.25 323.475 4546 94 86 86
87 0 - ETA 0 / 0 32 6 30.50 15 4 14.00 15 4 14.00 9 4 8.00 71.00 18.00 66.50 321.650 4631 95 87 87
88 0 - ZEYNEP GÜVERCİN 0 / 0 32 4 31.00 11 3 10.25 25 2 24.50 1 0 1.00 69.00 9.00 66.75 321.400 4642 96 88 88
89 0 - HAZAL ÇAĞDAVUL 12 / A 36 4 35.00 8 2 7.50 18 3 17.25 6 4 5.00 68.00 13.00 64.75 314.925 4954 98 89 89
90 0 - EBRU ALİCAN 12 / 0 31 8 29.00 6 6 4.50 22 2 21.50 10 5 8.75 69.00 21.00 63.75 311.700 5118 101 90 90
91 0 - ADA DİLARA BOZ 0 / 0 35 2 34.50 8 2 7.50 17 2 16.50 5 3 4.25 65.00 9.00 62.75 308.250 5292 102 91 91
92 0 - SONGÜL AKII 0 / 0 28 10 25.50 10 7 8.25 24 2 23.50 7 7 5.25 69.00 26.00 62.50 307.600 5328 103 92 92
93 0 - MERVE A 0 / 0 37 3 36.25 15 4 14.00 12 7 10.25 2 1 1.75 66.00 15.00 62.25 307.000 5351 104 93 93
94 0 - MELİKE İŞ 0 / 0 34 3 33.25 6 4 5.00 16 2 15.50 9 3 8.25 65.00 12.00 62.00 305.925 5404 105 94 94
95 0 - METEHAN ŞİMŞEK 0 / 0 25 6 23.50 11 8 9.00 27 3 26.25 5 9 2.75 68.00 26.00 61.50 304.125 5506 107 95 95
96 0 - ŞEVVAL SÖNMEZ 0 / 0 33 5 31.75 11 7 9.25 19 3 18.25 2 0 2.00 65.00 15.00 61.25 303.250 5560 109 96 96
97 0 - SUDE DEMİR 0 / 0 32 6 30.50 12 6 10.50 19 4 18.00 1 0 1.00 64.00 16.00 60.00 299.150 5779 112 97 97
98 0 - YAVUZ SULTANSELİM 0 / 0 23 9 20.75 14 1 13.75 22 1 21.75 5 6 3.50 64.00 17.00 59.75 298.900 5796 113 98 98
99 0 - HELİN GÜL 0 / 0 33 4 32.00 11 6 9.50 18 3 17.25 1 1 0.75 63.00 14.00 59.50 297.375 5895 115 99 99

100 0 - İREM NUR BULUT 0 / 0 31 8 29.00 12 8 10.00 19 1 18.75 1 2 0.50 63.00 19.00 58.25 293.275 6114 118 100 100
101 0 - M YEE 12 / A 30 5 28.75 10 8 8.00 18 3 17.25 5 6 3.50 63.00 22.00 57.50 290.900 6227 120 101 101
102 0 - İBRAHİM AÇIL 0 / 0 27 5 25.75 8 1 7.75 18 2 17.50 7 3 6.25 60.00 11.00 57.25 290.325 6250 122 102 102
103 0 - SAMİ KARAK YA 0 / 0 26 13 22.75 5 9 2.75 24 6 22.50 11 7 9.25 66.00 35.00 57.25 290.125 6262 123 103 103
104 0 - GÖKÇE ERGE E 0 / 0 30 9 27.75 12 7 10.25 17 4 16.00 3 0 3.00 62.00 20.00 57.00 289.425 6298 125 104 104
105 0 - SEMANUR ALKAN 0 / 0 33 6 31.50 12 4 11.00 13 3 12.25 2 0 2.00 60.00 13.00 56.75 288.575 6349 126 105 105
106 0 - ALİ KAYA 0 / 0 29 3 28.25 12 1 11.75 14 3 13.25 3 3 2.25 58.00 10.00 55.50 284.550 6553 134 106 106
107 0 - MEHMET YILDIRIM 0 / 0 22 7 20.25 9 7 7.25 23 1 22.75 7 8 5.00 61.00 23.00 55.25 283.550 6596 138 107 107
108 0 - YAKUP KARAKAYA 0 / 0 25 12 22.00 7 4 6.00 23 7 21.25 8 9 5.75 63.00 32.00 55.00 282.675 6643 140 108 108
109 2 - GÜLNUR KARABAŞ 0 / 0 36 4 35.00 16 4 15.00 5 2 4.50 0 0 0.00 57.00 10.00 54.50 281.350 6721 141 109 109
110 0 - TÜLİN KAHRİMAN 0 / 0 32 7 30.25 13 4 12.00 12 7 10.25 2 0 2.00 59.00 18.00 54.50 281.250 6734 142 110 110
111 0 - BURCU ESER 0 / 0 36 3 35.25 13 6 11.50 7 6 5.50 5 11 2.25 61.00 26.00 54.50 281.225 6735 143 111 111
112 0 - EMİNENUR DEMİR 0 / 0 33 7 31.25 12 6 10.50 15 11 12.25 0 0 0.00 60.00 24.00 54.00 279.250 6839 145 112 112
113 0 - DUSAN T 0 / 0 29 7 27.25 10 10 7.50 20 7 18.25 2 5 0.75 61.00 29.00 53.75 278.200 6899 148 113 113
114 0 - ENES TURAN 0 / 0 23 14 19.50 8 8 6.00 22 2 21.50 8 6 6.50 61.00 30.00 53.50 277.800 6930 151 114 114
115 0 - ZEYNEP NAZ 0 / 0 32 5 30.75 4 4 3.00 17 5 15.75 5 4 4.00 58.00 18.00 53.50 277.250 6955 152 115 115
116 0 - GÜL MÜHÜRCÜ 0 / 0 27 7 25.25 5 4 4.00 20 6 18.50 5 0 5.00 57.00 17.00 52.75 274.975 7082 154 116 116
117 0 - EBR B 0 / 0 27 8 25.00 12 6 10.50 15 1 14.75 3 3 2.25 57.00 18.00 52.50 274.525 7109 155 117 117
118 0 - DİLAN 0 / B 31 4 30.00 12 7 10.25 11 2 10.50 1 0 1.00 55.00 13.00 51.75 271.900 7299 157 118 118
119 0 - ÖMER DURAK 0 / 0 27 10 24.50 8 3 7.25 19 2 18.50 2 2 1.50 56.00 17.00 51.75 271.650 7315 159 119 119
120 0 - SAMET KÜÇÜKOĞLU 0 / 0 29 8 27.00 9 5 7.75 14 7 12.25 6 6 4.50 58.00 26.00 51.50 271.175 7349 162 120 120
121 0 - HATİCE ATAÇ 0 / 0 34 3 33.25 10 4 9.00 10 3 9.25 0 0 0.00 54.00 10.00 51.50 270.850 7365 163 121 121
122 0 - NAZLI 0 / 0 33 4 32.00 9 6 7.50 11 1 10.75 1 0 1.00 54.00 11.00 51.25 269.975 7430 165 122 122
123 0 - GUPSE ULUSOY 0 / 0 35 3 34.25 15 4 14.00 2 1 1.75 1 0 1.00 53.00 8.00 51.00 269.800 7439 166 123 123
124 0 - ELSACA 0 / 0 28 7 26.25 7 2 6.50 13 1 12.75 6 2 5.50 54.00 12.00 51.00 269.500 7456 167 124 124
125 0 - EDANUR 0 / 0 34 1 33.75 11 3 10.25 7 0 7.00 0 0 0.00 52.00 4.00 51.00 269.325 7472 168 125 125
126 0 - IRON MAN 0 / 0 35 3 34.25 15 5 13.75 3 2 2.50 0 0 0.00 53.00 10.00 50.50 268.025 7559 173 126 126
127 0 - ALİHAN ÇEBİ 0 / 0 31 5 29.75 14 6 12.50 11 15 7.25 2 5 0.75 58.00 31.00 50.25 267.150 7629 176 127 127
128 0 - EMİRHAN EZER 0 / 0 32 6 30.50 10 7 8.25 9 3 8.25 5 7 3.25 56.00 23.00 50.25 266.975 7638 178 128 128
129 0 - ZİYECH 9 / Ğ 31 7 29.25 10 5 8.75 10 0 10.00 2 0 2.00 53.00 12.00 50.00 266.075 7701 179 129 129
130 0 - MUHAMMED KUVAN 0 / 0 27 3 26.25 8 4 7.00 14 1 13.75 4 5 2.75 53.00 13.00 49.75 265.150 7764 182 130 130
131 0 - ELİF İKBAL 0 / 0 36 4 35.00 15 2 14.50 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 6.00 49.50 264.800 7790 184 131 131
132 0 - ESRA ÇELİK 0 / 0 26 10 23.50 11 8 9.00 17 14 13.50 6 10 3.50 60.00 42.00 49.50 264.600 7799 185 132 132
133 0 - BAHŞENDE 0 / 0 29 8 27.00 10 8 8.00 15 5 13.75 1 1 0.75 55.00 22.00 49.50 264.225 7828 186 133 133
134 0 - ŞEYMA YAVUZ 0 / 0 31 8 29.00 11 3 10.25 9 2 8.50 1 0 1.00 52.00 13.00 48.75 262.000 7960 194 134 134
135 0 - EKİN KOTANOĞLU 0 / 0 29 8 27.00 10 6 8.50 10 4 9.00 5 6 3.50 54.00 24.00 48.00 259.600 8135 198 135 135
136 0 - ESRANUR YILDIZ 0 / 0 30 7 28.25 9 2 8.50 11 3 10.25 1 1 0.75 51.00 13.00 47.75 258.500 8207 203 136 136
137 0 - TUĞÇE NAZ KAYA 0 / 0 29 9 26.75 8 8 6.00 9 6 7.50 8 5 6.75 54.00 28.00 47.00 256.375 8373 206 137 137
138 0 - ELİF PEKER 12 / 0 31 2 30.50 9 6 7.50 8 4 7.00 3 7 1.25 51.00 19.00 46.25 253.500 8603 213 138 138
139 0 - İREM GÜME 0 / 0 32 3 31.25 7 5 5.75 9 3 8.25 1 0 1.00 49.00 11.00 46.25 253.300 8617 215 139 139
140 0 - SERAP ASLAN 0 / 0 34 6 32.50 12 8 10.00 1 0 1.00 2 1 1.75 49.00 15.00 45.25 250.500 8837 223 140 140
141 0 - CEREN ATAY 0 / 0 31 9 28.75 11 8 9.00 8 7 6.25 3 7 1.25 53.00 31.00 45.25 250.350 8852 224 141 141
142 0 - ESLEM SERRA 0 / 0 20 4 19.00 15 3 14.25 6 2 5.50 7 4 6.00 48.00 13.00 44.75 249.700 8894 228 142 142
143 0 - RABİANUR YUSUFOĞL 0 / 0 28 8 26.00 8 7 6.25 12 1 11.75 1 0 1.00 49.00 16.00 45.00 249.225 8926 229 143 143
144 0 - ŞULENUR ÖZDEMİR 0 / 0 30 9 27.75 12 7 10.25 7 3 6.25 0 0 0.00 49.00 19.00 44.25 247.050 9081 234 144 144
145 0 - PELİN ILGIN ÖZCAN 0 / 0 36 4 35.00 9 9 6.75 0 2 -0.50 3 2 2.50 48.00 17.00 43.75 245.300 9191 237 145 145
146 0 - NUR ÖZAKAN 0 / 0 29 8 27.00 13 6 11.50 3 1 2.75 3 6 1.50 48.00 21.00 42.75 242.375 9402 244 146 146
147 0 - HİRANUR GÖKGÖZ 0 / 0 26 6 24.50 11 5 9.75 6 2 5.50 3 3 2.25 46.00 16.00 42.00 239.800 9604 258 147 147
148 0 - YAĞMÜR BİLGİN 0 / 0 29 6 27.50 10 5 8.75 7 7 5.25 1 2 0.50 47.00 20.00 42.00 239.525 9628 261 148 148
149 0 - ZELAL YAVUZER 0 / 0 31 4 30.00 8 4 7.00 5 5 3.75 2 3 1.25 46.00 16.00 42.00 239.425 9641 263 149 149
150 0 - BEYZANUR ÇİÇEK 0 / 0 29 11 26.25 7 8 5.00 9 12 6.00 6 6 4.50 51.00 37.00 41.75 238.725 9696 266 150 150
151 0 - BURAK ALTUN 12 / Z 22 16 18.00 10 10 7.50 18 14 14.50 4 10 1.50 54.00 50.00 41.50 237.850 9758 270 151 151
152 0 - HELİN NEMLİ 0 / 0 33 6 31.50 10 9 7.75 2 2 1.50 1 1 0.75 46.00 18.00 41.50 237.800 9764 272 152 152
153 0 - GÖZDE KÜL 0 / 0 28 9 25.75 7 5 5.75 8 1 7.75 2 1 1.75 45.00 16.00 41.00 236.050 9908 282 153 153
154 0 - RÜYA GÜNDEMİR 0 / 0 30 5 28.75 12 5 10.75 0 0 0.00 1 0 1.00 43.00 10.00 40.50 234.825 10015 286 154 154
155 0 - SYZMANSKİ 0 / 0 28 7 26.25 10 8 8.00 5 2 4.50 1 0 1.00 44.00 17.00 39.75 232.075 10239 303 155 155
156 0 - AKADİR ÇETİNKAYA 0 / 0 29 9 26.75 4 0 4.00 8 2 7.50 1 0 1.00 42.00 11.00 39.25 230.025 10412 313 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY Halk Eğitim Merkezi 2023-24 TYT TG D.SINAVI-1 16853 580 204 204

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 26.87 8.32 24.79 9.32 5.92 7.84 14.39 4.06 13.38 4.81 3.41 3.95 55.39 21.71 49.96 266.048

İl Ortalaması 26.20 8.18 24.15 9.16 5.88 7.69 10.51 4.00 9.51 3.63 3.12 2.85 49.50 21.19 44.21 246.937
Okul Ortalaması 29.71 6.71 28.03 10.64 5.51 9.26 18.12 3.54 17.24 5.85 3.38 5.00 64.32 19.14 59.54 297.906

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 0 - ÖMER BAŞ 0 / 0 24 6 22.50 12 4 11.00 5 2 4.50 1 0 1.00 42.00 12.00 39.00 229.900 10423 315 157 157
158 0 - NİLİNCİ 0 / M 29 9 26.75 11 8 9.00 1 3 0.25 3 1 2.75 44.00 21.00 38.75 229.050 10483 317 158 158
159 0 - BARBİE KEN 0 / 0 30 7 28.25 8 4 7.00 4 5 2.75 1 1 0.75 43.00 17.00 38.75 228.650 10527 318 159 159
160 0 - FURKAN ATAYAN 0 / 0 29 7 27.25 12 7 10.25 0 0 0.00 1 1 0.75 42.00 15.00 38.25 227.325 10643 326 160 160
161 0 - YAĞMUR ALBAYRAK 0 / 0 31 5 29.75 10 5 8.75 0 5 -1.25 1 0 1.00 42.00 15.00 38.25 227.200 10657 328 161 161
162 0 - OSMAN BALLI 0 / 0 25 2 24.50 10 1 9.75 4 0 4.00 0 1 -0.25 39.00 4.00 38.00 226.350 10719 332 162 162
163 0 - BAHAR AKYOL 0 / 0 29 10 26.50 6 12 3.00 6 1 5.75 3 1 2.75 44.00 24.00 38.00 225.975 10754 335 163 163
164 0 - SELDA ÇAMUR 0 / A 22 15 18.25 6 5 4.75 13 5 11.75 5 8 3.00 46.00 33.00 37.75 225.350 10798 338 164 164
165 0 - MERVEEEEĞ 0 / 0 30 7 28.25 7 5 5.75 3 1 2.75 1 1 0.75 41.00 14.00 37.50 224.400 10891 341 165 165
166 0 - DİLARA AKBABA 0 / 0 26 8 24.00 3 6 1.50 12 6 10.50 2 2 1.50 43.00 22.00 37.50 224.050 10924 344 166 166
167 0 - HİLAL YALÇIN 0 / 0 25 11 22.25 9 10 6.50 9 5 7.75 0 0 0.00 43.00 26.00 36.50 221.100 11176 356 167 167
168 0 - ZEHRA YİLMAZ 0 / 0 27 11 24.25 10 9 7.75 5 4 4.00 0 0 0.00 42.00 24.00 36.00 219.575 11311 366 168 168
169 0 - MERVE ÇELİK 0 / 0 25 11 22.25 12 6 10.50 4 4 3.00 0 1 -0.25 41.00 22.00 35.50 218.175 11432 372 169 169
170 0 - YAKUP KAÇAR 0 / 0 25 11 22.25 8 7 6.25 5 2 4.50 2 0 2.00 40.00 20.00 35.00 216.325 11590 384 170 170
171 0 - MERVE TEKBAŞ 0 / 0 27 9 24.75 8 5 6.75 2 2 1.50 1 0 1.00 38.00 16.00 34.00 212.975 11859 399 171 171
172 0 - HAVVA AKGÜN 0 / 0 28 9 25.75 8 11 5.25 5 8 3.00 0 0 0.00 41.00 28.00 34.00 212.725 11874 402 172 172
173 0 - ESRA K 0 / 0 27 8 25.00 10 8 8.00 1 6 -0.50 1 0 1.00 39.00 22.00 33.50 211.450 11965 410 173 173
174 0 - BÜŞŞ C 0 / 0 30 7 28.25 4 9 1.75 4 2 3.50 0 0 0.00 38.00 18.00 33.50 210.725 12017 412 174 174
175 0 - HÜMA 0 / 0 27 11 24.25 8 4 7.00 1 0 1.00 0 0 0.00 36.00 15.00 32.25 207.125 12291 423 175 175
176 0 - EBRAR GÜVENÇ 0 / 0 23 12 20.00 10 10 7.50 5 7 3.25 1 0 1.00 39.00 29.00 31.75 205.625 12401 429 176 176
177 0 - NURAY TAŞ 0 / 0 22 7 20.25 12 1 11.75 0 3 -0.75 0 2 -0.50 34.00 13.00 30.75 202.600 12625 435 177 177
178 0 - BERRA ÇETİN 0 / 0 26 10 23.50 5 4 4.00 2 6 0.50 4 6 2.50 37.00 26.00 30.50 201.300 12727 440 178 178
179 0 - SAMET AKIN 12 / 0 24 9 21.75 8 4 7.00 1 1 0.75 0 0 0.00 33.00 14.00 29.50 198.050 12958 449 179 179
180 0 - EFE ÇETİN 0 / 0 25 11 22.25 8 11 5.25 2 4 1.00 0 0 0.00 35.00 26.00 28.50 194.575 13190 454 180 180
181 0 - BÜŞRA Ç 12 / 0 23 11 20.25 9 4 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 15.00 28.25 194.025 13218 456 181 181
182 0 - EFE ÜNAL AKYÜZ 0 / 0 8 3 7.25 0 0 0.00 21 2 20.50 0 0 0.00 29.00 5.00 27.75 191.575 13371 464 182 182
183 0 - RABİA İ 0 / 0 22 12 19.00 9 4 8.00 1 0 1.00 1 6 -0.50 33.00 22.00 27.50 191.500 13376 465 183 183
184 0 - BETÜL SOLAK 0 / 0 19 18 14.50 12 6 10.50 3 5 1.75 0 0 0.00 34.00 29.00 26.75 189.325 13538 471 184 184
185 0 - EMİR 0 / 0 19 16 15.00 11 5 9.75 2 8 0.00 2 4 1.00 34.00 33.00 25.75 186.050 13755 480 185 185
186 0 - NUR MACİT 0 / 0 20 18 15.50 7 12 4.00 7 6 5.50 0 0 0.00 34.00 36.00 25.00 182.900 13942 489 186 186
187 0 - İREM DURSUN 0 / 0 22 13 18.75 7 8 5.00 0 0 0.00 1 1 0.75 30.00 22.00 24.50 181.425 14033 494 187 187
188 0 - ELİF ADLIM 0 / 0 23 13 19.75 5 5 3.75 2 4 1.00 0 0 0.00 30.00 22.00 24.50 181.225 14042 495 188 188
189 0 - SELENAY SENEM 0 / 0 22 12 19.00 6 8 4.00 0 0 0.00 1 0 1.00 29.00 20.00 24.00 179.700 14132 498 189 189
190 0 - BEFR N ÖZ 0 / 0 23 14 19.50 5 11 2.25 1 5 -0.25 4 9 1.75 33.00 39.00 23.25 177.125 14277 504 190 190
191 0 - EBRAR AK 12 / A 17 10 14.50 10 6 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 16.00 23.00 176.750 14294 505 191 191
192 0 - MESUTCAN 0 / 0 17 15 13.25 8 7 6.25 3 10 0.50 3 7 1.25 31.00 39.00 21.25 170.875 14574 512 192 192
193 0 - HAMZA DİNÇER 0 / 0 19 15 15.25 8 12 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 27.00 20.25 167.325 14740 521 193 193
194 0 - SÜMEYYE TOPÇU 0 / 0 19 21 13.75 9 11 6.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 28.00 35.00 19.25 164.150 14893 525 194 194
195 0 - RABİA E 0 / 0 16 12 13.00 4 1 3.75 0 0 0.00 1 1 0.75 21.00 14.00 17.50 158.200 15131 532 195 195
196 0 - SEVDE DEĞİRMENCİ 0 / 0 15 10 12.50 6 5 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 15.00 17.25 157.400 15168 533 196 196
197 0 - CANİP ÖZCAN 0 / 0 16 20 11.00 4 10 1.50 0 0 0.00 1 0 1.00 21.00 30.00 13.50 144.800 15636 548 197 197
198 0 - SUDE EZER 0 / 0 14 6 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 6.00 12.50 141.250 15757 552 198 198
199 0 - NUR ARSLAN 0 / 0 12 4 11.00 0 1 -0.25 9 31 1.25 3 17 -1.25 24.00 53.00 10.75 135.325 15914 553 199 199
200 0 - AYSU BOYACIOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 10 12 7.00 3 3 2.25 13.00 15.00 9.25 130.750 16051 559 200 200
201 0 - SÜLEYMANÇAKIR 0 / 0 11 18 6.50 5 14 1.50 3 26 -3.50 5 2 4.50 24.00 60.00 9.00 130.300 16066 560 201 201
202 0 - TOROSLAR BEYAZ 0 / 0 11 29 3.75 5 15 1.25 0 5 -1.25 2 5 0.75 18.00 54.00 4.50 115.050 16438 571 202 202
203 0 - SELÇUK PAKER 0 / 0 0 0 0.00 4 6 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 6.00 2.50 108.500 16555 575 203 203
204 777 - DURU SANTOSS 0 / 0 4 17 -0.25 3 13 -0.25 3 11 0.25 4 12 1.00 14.00 53.00 0.75 102.550 16655 578 204 204


