
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ 23-24 Elit Karma 623241201 TYT Deneme-1 5634 220 220 220

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 23.85 10.96 21.11 9.83 5.60 8.43 13.07 4.99 11.82 5.98 4.59 4.83 52.73 26.14 46.19 247.856

İl Ortalaması 23.95 10.87 21.24 9.44 5.95 7.95 11.75 4.31 10.68 4.75 3.55 3.87 49.90 24.68 43.73 239.182
Okul Ortalaması 23.95 10.87 21.24 9.44 5.95 7.95 11.75 4.31 10.68 4.75 3.55 3.87 49.90 24.68 43.73 239.182

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / A 30 10 27.50 14 6 12.50 36 3 35.25 15 5 13.75 95.00 24.00 89.00 398.543 202 1 1 1
2 0 - TOFAN ŞİRİNSEZGİN 0 / A 36 4 35.00 17 3 16.25 28 7 26.25 14 6 12.50 95.00 20.00 90.00 395.613 220 2 2 2
3 0 - CEREN 0 / 0 31 8 29.00 14 4 13.00 34 5 32.75 13 3 12.25 92.00 20.00 87.00 390.233 253 3 3 3
4 0 - YİĞİT AYNUR 0 / 0 34 5 32.75 12 7 10.25 30 9 27.75 16 4 15.00 92.00 25.00 85.75 384.673 287 4 4 4
5 0 - HELİN SUDE ALTINCI 0 / 0 35 5 33.75 13 5 11.75 30 5 28.75 13 7 11.25 91.00 22.00 85.50 382.990 303 5 5 5
6 0 - AHMET EMİR CAMCI 0 / 0 25 10 22.50 11 6 9.50 37 1 36.75 15 3 14.25 88.00 20.00 83.00 381.078 322 6 6 6
7 0 - EGE HAYATSEVER 0 / 0 33 4 32.00 14 4 13.00 33 4 32.00 7 6 5.50 87.00 18.00 82.50 373.305 371 7 7 7
8 0 - MERT YÜCEL ÇAKIR 0 / 0 29 9 26.75 15 4 14.00 30 9 27.75 14 4 13.00 88.00 26.00 81.50 370.215 394 8 8 8
9 0 - BERRİN UZUNYOL 0 / 0 29 10 26.50 11 6 9.50 31 7 29.25 16 4 15.00 87.00 27.00 80.25 368.355 417 9 9 9

10 0 - YUSUF ENES BİLGİN 0 / 0 28 9 25.75 13 4 12.00 34 5 32.75 11 5 9.75 86.00 23.00 80.25 368.273 418 10 10 10
11 0 - ÇAĞRI ORTAER 0 / 0 33 7 31.25 13 4 12.00 27 8 25.00 13 4 12.00 86.00 23.00 80.25 364.565 452 11 11 11
12 0 - FEYZA TELLİ 0 / 0 32 8 30.00 13 5 11.75 28 7 26.25 13 6 11.50 86.00 26.00 79.50 362.788 467 12 12 12
13 0 - ESMA SULTANALTUNBAŞ 12 / 0 36 3 35.25 13 4 12.00 25 2 24.50 10 7 8.25 84.00 16.00 80.00 362.178 472 13 13 13
14 0 - ELİF GÜLCE ŞAFAK 0 / 0 34 6 32.50 14 5 12.75 29 8 27.00 9 11 6.25 86.00 30.00 78.50 358.135 502 14 14 14
15 0 - GÜLSM BOZAN 0 / 0 35 3 34.25 7 3 6.25 33 3 32.25 5 2 4.50 80.00 11.00 77.25 357.358 509 15 15 15
16 0 - HÜMEYRA PALA 0 / 0 32 2 31.50 12 2 11.50 26 3 25.25 10 4 9.00 80.00 11.00 77.25 354.295 538 16 16 16
17 0 - BURAK ANILIR 0 / 0 32 8 30.00 14 5 12.75 27 7 25.25 11 9 8.75 84.00 29.00 76.75 352.500 561 17 17 17
18 0 - ZEYNEP 0 / 0 32 8 30.00 9 9 6.75 35 4 34.00 6 8 4.00 82.00 29.00 74.75 350.292 594 18 18 18
19 0 - İREM BİNİCİ 0 / 0 33 4 32.00 12 6 10.50 23 2 22.50 12 4 11.00 80.00 16.00 76.00 349.585 614 19 19 19
20 0 - YİĞİT AKSAKALLI 0 / 0 30 9 27.75 14 4 13.00 25 7 23.25 12 2 11.50 81.00 22.00 75.50 348.350 624 20 20 20
21 0 - B ZEYNEP GENÇ 0 / 0 29 5 27.75 13 2 12.50 23 4 22.00 13 1 12.75 78.00 12.00 75.00 346.548 646 21 21 21
22 0 - GAMZE SİNİCİ 12 / 0 32 7 30.25 9 8 7.00 31 4 30.00 8 6 6.50 80.00 25.00 73.75 345.680 657 22 22 22
23 1057 - ZEHRA TAŞ 12 / A 31 9 28.75 12 5 10.75 24 8 22.00 13 6 11.50 80.00 28.00 73.00 340.023 727 23 23 23
24 0 - RUMEYSA ARALA 0 / 0 34 6 32.50 11 5 9.75 23 9 20.75 11 4 10.00 79.00 24.00 73.00 338.882 749 24 24 24
25 0 - AYŞE HİLAL YAVUZ 0 / 0 32 8 30.00 13 3 12.25 25 5 23.75 8 8 6.00 78.00 24.00 72.00 335.808 790 25 25 25
26 0 - İREM TARAK 0 / 0 33 7 31.25 11 8 9.00 25 5 23.75 9 8 7.00 78.00 28.00 71.00 333.375 819 26 26 26
27 0 - M FURKAN ÖNEN 0 / 0 26 13 22.75 15 4 14.00 21 5 19.75 15 4 14.00 77.00 26.00 70.50 331.385 843 27 27 27
28 0 - CANSU K 0 / 0 29 10 26.50 12 7 10.25 25 8 23.00 12 7 10.25 78.00 32.00 70.00 330.800 852 28 28 28
29 0 - TUĞBA ŞAHİN 0 / 0 32 7 30.25 13 6 11.50 18 11 15.25 15 4 14.00 78.00 28.00 71.00 330.620 855 29 29 29
30 0 - AHMET E YILMAZ 0 / 0 19 9 16.75 13 3 12.25 30 6 28.50 12 5 10.75 74.00 23.00 68.25 328.450 888 30 30 30
31 0 - YAĞMUR ÖZTÜRK 0 / 0 29 8 27.00 10 4 9.00 27 5 25.75 8 6 6.50 74.00 23.00 68.25 325.725 935 31 31 31
32 0 - DUHANUR HAYTA 0 / 0 32 7 30.25 14 5 12.75 17 2 16.50 11 5 9.75 74.00 19.00 69.25 324.225 953 32 32 32
33 0 - NİSANUR ŞEN 0 / 0 31 9 28.75 11 4 10.00 24 4 23.00 8 7 6.25 74.00 24.00 68.00 323.148 962 33 33 33
34 0 - NİDANUR YURTSEVEN 0 / 0 32 5 30.75 12 4 11.00 22 8 20.00 8 5 6.75 74.00 22.00 68.50 323.043 965 34 34 34
35 0 - SİNEM KINAY 0 / 0 32 7 30.25 9 5 7.75 27 4 26.00 5 7 3.25 73.00 23.00 67.25 321.730 977 35 35 35
36 0 - ÖMER FARUK DAĞLI 0 / A 30 8 28.00 13 4 12.00 22 4 21.00 8 5 6.75 73.00 21.00 67.75 321.158 987 36 36 36
37 0 - GÖRKEM GÜNAY 0 / 0 29 7 27.25 14 2 13.50 21 2 20.50 8 6 6.50 72.00 17.00 67.75 320.615 997 37 37 37
38 0 - NEHİR SEVİNÇ 0 / 0 30 6 28.50 10 5 8.75 20 1 19.75 11 4 10.00 71.00 16.00 67.00 319.572 1025 38 38 38
39 0 - GÜLCE YILDIZ 0 / 0 29 9 26.75 13 6 11.50 24 4 23.00 7 7 5.25 73.00 26.00 66.50 317.923 1059 39 39 39
40 0 - TUBA DUMAN 0 / 0 32 7 30.25 9 8 7.00 25 8 23.00 8 9 5.75 74.00 32.00 66.00 317.023 1070 40 40 40
41 0 - SUDENAZ GÜR 0 / 0 29 8 27.00 9 5 7.75 25 3 24.25 7 5 5.75 70.00 21.00 64.75 313.740 1133 41 41 41
42 0 - EDANUR ÇELİK 0 / 0 29 10 26.50 11 5 9.75 22 2 21.50 8 4 7.00 70.00 21.00 64.75 312.363 1160 42 42 42
43 0 - ELİF İKLİM KAYİRAN 0 / 0 26 10 23.50 14 3 13.25 21 6 19.50 9 2 8.50 70.00 21.00 64.75 311.343 1188 43 43 43
44 0 - SEMANUR YAŞAR 0 / 0 32 7 30.25 13 4 12.00 17 6 15.50 9 5 7.75 71.00 22.00 65.50 311.253 1191 44 44 44
45 0 - İLKER EMİR ERDOĞAN 0 / 0 28 10 25.50 12 5 10.75 21 3 20.25 9 5 7.75 70.00 23.00 64.25 310.220 1207 45 45 45
46 0 - NURCAN ÖZER 0 / 0 27 13 23.75 10 9 7.75 21 3 20.25 13 6 11.50 71.00 31.00 63.25 308.722 1230 46 46 46
47 0 - ECEM YÜNEL 12 / 0 31 9 28.75 13 3 12.25 21 4 20.00 6 12 3.00 71.00 28.00 64.00 307.463 1256 47 47 47
48 0 - DOĞA TAŞLI 0 / 0 31 8 29.00 11 6 9.50 22 1 21.75 3 0 3.00 67.00 15.00 63.25 306.425 1274 48 48 48
49 0 - M BERKE SEYRAN 0 / 0 30 10 27.50 11 9 8.75 18 5 16.75 12 7 10.25 71.00 31.00 63.25 306.145 1280 49 49 49
50 0 - CEMRE ADA AYDIN 0 / 0 30 10 27.50 11 5 9.75 19 6 17.50 10 6 8.50 70.00 27.00 63.25 305.858 1290 50 50 50
51 0 - SUDE BÜYÜKBAŞ 0 / 0 30 10 27.50 12 6 10.50 21 2 20.50 5 3 4.25 68.00 21.00 62.75 304.457 1314 51 51 51
52 0 - MEHMET DEMİR 0 / 0 16 11 13.25 13 2 12.50 22 2 21.50 14 3 13.25 65.00 18.00 60.50 300.903 1393 52 52 52
53 0 - CENGİZHAN DİŞ 0 / 0 25 9 22.75 11 5 9.75 20 3 19.25 10 8 8.00 66.00 25.00 59.75 295.707 1499 53 53 53
54 0 - BEYZA AYDIN 0 / 0 24 9 21.75 10 3 9.25 22 2 21.50 8 6 6.50 64.00 20.00 59.00 294.188 1532 54 54 54
55 0 - RÜMEYSA NURKONUK 0 / 0 27 11 24.25 15 2 14.50 20 5 18.75 3 2 2.50 65.00 20.00 60.00 293.755 1546 55 55 55
56 0 - KEREM AY 0 / 0 26 13 22.75 13 5 11.75 16 4 15.00 11 7 9.25 66.00 29.00 58.75 290.320 1629 56 56 56
57 0 - ZEYNEP YALÇIN 0 / 0 33 6 31.50 14 5 12.75 15 3 14.25 1 0 1.00 63.00 14.00 59.50 289.243 1655 57 57 57
58 0 - BERRA AKKAYA 12 / 0 28 11 25.25 9 5 7.75 20 6 18.50 8 7 6.25 65.00 29.00 57.75 288.600 1671 58 58 58
59 0 - ZEYNEP GÜVERCİN 0 / 0 30 6 28.50 14 3 13.25 17 3 16.25 1 1 0.75 62.00 13.00 58.75 287.905 1688 59 59 59
60 0 - SILA KINALI 0 / 0 30 8 28.00 11 4 10.00 12 4 11.00 10 3 9.25 63.00 19.00 58.25 286.623 1712 60 60 60
61 0 - NİSANUR TAŞKOPARAN 0 / 0 34 6 32.50 11 7 9.25 16 10 13.50 4 5 2.75 65.00 28.00 58.00 285.095 1756 61 61 61
62 0 - EBRAR NERİSÖZCAN 0 / 0 27 10 24.50 10 9 7.75 22 9 19.75 7 11 4.25 66.00 39.00 56.25 283.915 1785 62 62 62
63 0 - İREM DANYELİ 0 / 0 29 11 26.25 7 4 6.00 22 3 21.25 3 2 2.50 61.00 20.00 56.00 283.580 1792 63 63 63
64 0 - ÇAĞLA BEYAZ 0 / 0 33 4 32.00 13 7 11.25 14 1 13.75 1 1 0.75 61.00 13.00 57.75 283.535 1794 64 64 64
65 0 - İLKNR DEMİRÖZ 12 / 0 27 11 24.25 12 7 10.25 20 6 18.50 4 2 3.50 63.00 26.00 56.50 283.438 1798 65 65 65
66 0 - DAMLA KIRCA 0 / 0 26 9 23.75 9 7 7.25 21 9 18.75 7 3 6.25 63.00 28.00 56.00 283.305 1802 66 66 66
67 0 - HAZAL GÜL 0 / 0 31 9 28.75 10 9 7.75 19 1 18.75 1 0 1.00 61.00 19.00 56.25 282.197 1826 67 67 67
68 0 - BURCU AKIN 0 / 0 31 6 29.50 12 2 11.50 16 2 15.50 1 2 0.50 60.00 12.00 57.00 282.080 1828 68 68 68
69 0 - FATMA NUR KAYA 12 / G 33 6 31.50 14 3 13.25 13 3 12.25 0 0 0.00 60.00 12.00 57.00 279.828 1895 69 69 69
70 0 - YİĞİT AKBABA 0 / 0 21 15 17.25 13 5 11.75 18 2 17.50 9 5 7.75 61.00 27.00 54.25 277.115 1969 70 70 70
71 0 - AZRA KAYNAK 0 / 0 33 5 31.75 8 7 6.25 16 5 14.75 3 4 2.00 60.00 21.00 54.75 275.683 2002 71 71 71
72 0 - İKBAL K 0 / 0 27 7 25.25 9 8 7.00 15 7 13.25 10 5 8.75 61.00 27.00 54.25 275.523 2005 72 72 72
73 0 - SEVİNÇ 0 / 0 24 10 21.50 10 9 7.75 16 3 15.25 10 7 8.25 60.00 29.00 52.75 271.715 2098 73 73 73
74 0 - BEYZA GE *İN 0 / 0 28 6 26.50 6 2 5.50 18 4 17.00 4 2 3.50 56.00 14.00 52.50 270.530 2133 74 74 74
75 0 - ELÇİN TOPKAYA 0 / 0 30 7 28.25 9 7 7.25 12 3 11.25 7 2 6.50 58.00 19.00 53.25 270.408 2135 75 75 75
76 0 - MURAT ALTUNSOY 0 / 0 28 8 26.00 11 6 9.50 16 3 15.25 3 3 2.25 58.00 20.00 53.00 270.208 2142 76 76 76
77 0 - METEHAN ŞİMŞEK 0 / 0 19 11 16.25 9 10 6.50 20 6 18.50 11 4 10.00 59.00 31.00 51.25 269.640 2157 77 77 77
78 0 - HALİME ÖZENSEL 0 / 0 29 8 27.00 11 6 9.50 16 5 14.75 4 10 1.50 60.00 29.00 52.75 268.870 2179 78 78 78
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Genel Ortalama 23.85 10.96 21.11 9.83 5.60 8.43 13.07 4.99 11.82 5.98 4.59 4.83 52.73 26.14 46.19 247.856
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79 0 - BUSE USLU 0 / 0 31 9 28.75 11 5 9.75 14 2 13.50 1 1 0.75 57.00 17.00 52.75 267.855 2210 79 79 79
80 0 - HELİN GÜL 0 / 0 28 9 25.75 8 9 5.75 20 4 19.00 1 0 1.00 57.00 22.00 51.50 267.648 2215 80 80 80
81 0 - SEBİLE ZORLU 0 / 0 31 9 28.75 13 1 12.75 11 2 10.50 0 0 0.00 55.00 12.00 52.00 263.168 2343 81 81 81
82 0 - DEFNE TOYRAN 0 / 0 27 13 23.75 9 6 7.50 14 8 12.00 9 7 7.25 59.00 34.00 50.50 262.442 2362 82 82 82
83 0 - SARP GÜVEN 0 / 0 21 12 18.00 3 2 2.50 22 1 21.75 7 3 6.25 53.00 18.00 48.50 262.017 2373 83 83 83
84 0 - BAHŞENDE SARICAN 0 / 0 29 9 26.75 13 5 11.75 12 2 11.50 1 0 1.00 55.00 16.00 51.00 261.067 2408 84 84 84
85 0 - GÖKÇE ERGENE 12 / 0 29 11 26.25 12 8 10.00 11 5 9.75 4 0 4.00 56.00 24.00 50.00 258.155 2473 85 85 85
86 0 - EMİNENUR DEMİR 0 / 0 28 8 26.00 10 8 8.00 14 3 13.25 2 2 1.50 54.00 21.00 48.75 255.605 2552 86 86 86
87 0 - İREM ÖZŞEN 12 / 0 30 9 27.75 7 6 5.50 15 6 13.50 1 1 0.75 53.00 22.00 47.50 251.838 2651 87 87 87
88 0 - ASYA KARA 0 / 0 33 6 31.50 8 5 6.75 8 5 6.75 3 1 2.75 52.00 17.00 47.75 249.270 2725 88 88 88
89 0 - YAĞMUR BİLGİN 0 / 0 29 7 27.25 9 11 6.25 12 8 10.00 4 2 3.50 54.00 28.00 47.00 249.117 2729 89 89 89
90 0 - EMRE AKSU 0 / 0 23 16 19.00 9 8 7.00 17 7 15.25 6 6 4.50 55.00 37.00 45.75 248.505 2750 90 90 90
91 287 - HAZAL ÇAĞDAVUL 12 / A 27 8 25.00 9 1 8.75 8 2 7.50 6 1 5.75 50.00 12.00 47.00 248.180 2761 91 91 91
92 0 - ZEYNEP ERDOĞAN 0 / 0 27 6 25.50 7 7 5.25 12 1 11.75 4 2 3.50 50.00 16.00 46.00 247.103 2793 92 92 92
93 0 - TÜLİN KAHRİMAN 0 / 0 29 9 26.75 15 2 14.50 6 4 5.00 2 2 1.50 52.00 17.00 47.75 246.965 2797 93 93 93
94 0 - SENA AKSOY 0 / 0 26 11 23.25 10 3 9.25 12 4 11.00 3 1 2.75 51.00 19.00 46.25 246.750 2807 94 94 94
95 0 - BUĞRA MERT 0 / 0 26 12 23.00 12 6 10.50 15 7 13.25 2 11 -0.75 55.00 36.00 46.00 245.907 2832 95 95 95
96 0 - ESRA ÇELİK 0 / 0 20 14 16.50 10 6 8.50 16 12 13.00 9 8 7.00 55.00 40.00 45.00 245.555 2841 96 96 96
97 0 - MELİS PASTIRMACI 0 / 0 26 14 22.50 8 5 6.75 13 7 11.25 6 5 4.75 53.00 31.00 45.25 244.730 2856 97 97 97
98 0 - EMİRHAN EZER 0 / 0 28 11 25.25 10 7 8.25 7 4 6.00 8 6 6.50 53.00 28.00 46.00 244.488 2871 98 98 98
99 0 - CEYDA KONCA 0 / 0 33 6 31.50 13 5 11.75 4 1 3.75 0 1 -0.25 50.00 13.00 46.75 242.790 2921 99 99 99

100 0 - İREM NUR BULUT 0 / 0 30 8 28.00 9 7 7.25 11 5 9.75 1 3 0.25 51.00 23.00 45.25 242.230 2939 100 100 100
101 0 - TUBA NUR ALKAN 0 / 0 27 8 25.00 0 0 0.00 11 5 9.75 9 1 8.75 47.00 14.00 43.50 240.507 2982 101 101 101
102 0 - ÖYKÜ FINDIK 0 / 0 28 10 25.50 12 5 10.75 5 5 3.75 7 9 4.75 52.00 29.00 44.75 238.370 3039 102 102 102
103 0 - EMRE YILMAZ 0 / 0 26 4 25.00 5 3 4.25 13 6 11.50 3 2 2.50 47.00 15.00 43.25 238.082 3047 103 103 103
104 0 - ZİYECH HAKİM 0 / 0 22 9 19.75 7 8 5.00 15 3 14.25 4 2 3.50 48.00 22.00 42.50 237.590 3059 104 104 104
105 0 - DİLAN 0 / B 26 9 23.75 15 3 14.25 5 5 3.75 3 0 3.00 49.00 17.00 44.75 237.372 3070 105 105 105
106 0 - SENA NAZ YANCI 0 / B 31 9 28.75 15 5 13.75 1 1 0.75 2 0 2.00 49.00 15.00 45.25 236.907 3084 106 106 106
107 0 - ZELİHA UYSALL 0 / 0 26 11 23.25 12 5 10.75 7 1 6.75 3 1 2.75 48.00 18.00 43.50 235.485 3123 107 107 107
108 27 - ELİF RANA KILIF 12 / A 23 8 21.00 13 3 12.25 8 2 7.50 3 2 2.50 47.00 15.00 43.25 234.882 3142 108 108 108
109 0 - M YUSUF ESER 0 / 0 19 17 14.75 12 5 10.75 13 6 11.50 5 0 5.00 49.00 28.00 42.00 234.317 3154 109 109 109
110 0 - BURCU ESER 0 / 0 27 10 24.50 11 7 9.25 7 7 5.25 5 4 4.00 50.00 28.00 43.00 233.648 3177 110 110 110
111 0 - DOĞAN ÇOLAK 0 / B 22 13 18.75 13 5 11.75 8 3 7.25 5 3 4.25 48.00 24.00 42.00 231.480 3239 111 111 111
112 0 - HAKKI ÖZKANCA 0 / 0 27 8 25.00 11 7 9.25 6 2 5.50 2 1 1.75 46.00 18.00 41.50 228.295 3344 112 112 112
113 0 - MİHRİBAN VARDAR 0 / 0 28 12 25.00 12 8 10.00 6 8 4.00 3 2 2.50 49.00 30.00 41.50 227.605 3366 113 113 113
114 0 - HAVANUR ÖBEY 0 / 0 28 9 25.75 11 5 9.75 7 4 6.00 0 1 -0.25 46.00 19.00 41.25 227.045 3378 114 114 114
115 0 - MELİKE İŞ 0 / 0 21 6 19.50 4 4 3.00 15 3 14.25 4 7 2.25 44.00 20.00 39.00 226.383 3396 115 115 115
116 0 - FUNDA ÖĞÜRCE 0 / 0 19 8 17.00 8 9 5.75 12 4 11.00 7 9 4.75 46.00 30.00 38.50 223.500 3478 116 116 116
117 119 - ESMA NUR ÖZAKAN 0 / 0 27 12 24.00 10 8 8.00 5 3 4.25 4 2 3.50 46.00 25.00 39.75 222.825 3497 117 117 117
118 0 - SEVCAN KUL 0 / 0 24 14 20.50 12 5 10.75 5 3 4.25 4 0 4.00 45.00 22.00 39.50 221.912 3532 118 118 118
119 0 - GÜLNUR KARABAŞ 0 / 0 29 8 27.00 15 5 13.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 44.00 15.00 40.25 219.782 3596 119 119 119
120 0 - ŞEYMA YAVUZ 0 / 0 28 11 25.25 7 8 5.00 7 1 6.75 1 0 1.00 43.00 20.00 38.00 218.235 3628 120 120 120
121 0 - AEYZA SAKALLI 0 / 0 25 11 22.25 10 7 8.25 9 4 8.00 0 2 -0.50 44.00 24.00 38.00 218.077 3631 121 121 121
122 0 - MEHMET YILDIRIM 0 / 0 15 14 11.50 8 7 6.25 14 2 13.50 7 8 5.00 44.00 31.00 36.25 217.918 3634 122 122 122
123 0 - EDANUR SÖĞÜT 0 / 0 26 6 24.50 11 3 10.25 4 1 3.75 0 0 0.00 41.00 10.00 38.50 217.137 3652 123 123 123
124 0 - BURAK ÇİÇEKCİ 0 / 0 19 7 17.25 6 8 4.00 11 3 10.25 6 4 5.00 42.00 22.00 36.50 217.065 3656 124 124 124
125 0 - BERFİN ÇELİK 0 / 0 26 11 23.25 13 5 11.75 3 1 2.75 1 1 0.75 43.00 18.00 38.50 216.655 3667 125 125 125
126 0 - YAKUP KARAKAYA 0 / 0 21 17 16.75 3 3 2.25 13 4 12.00 7 9 4.75 44.00 33.00 35.75 215.830 3681 126 126 126
127 0 - SU Ş HİNKUŞU 0 / 0 31 6 29.50 11 9 8.75 1 3 0.25 0 1 -0.25 43.00 19.00 38.25 214.400 3717 127 127 127
128 0 - EGEMEN ARABACI 0 / 0 21 9 18.75 11 6 9.50 5 2 4.50 5 5 3.75 42.00 22.00 36.50 212.688 3764 128 128 128
129 0 - ALİHAN ÇEBİ 0 / 0 21 7 19.25 13 5 11.75 4 1 3.75 2 0 2.00 40.00 13.00 36.75 212.177 3772 129 129 129
130 0 - KERİM ARSLANYÖRÜR 0 / 0 23 7 21.25 10 8 8.00 4 5 2.75 5 2 4.50 42.00 22.00 36.50 212.100 3773 130 130 130
131 0 - İREM GÜME 0 / 0 23 13 19.75 10 5 8.75 6 1 5.75 2 0 2.00 41.00 19.00 36.25 212.097 3774 131 131 131
132 0 - RABİANUR YUSUFOĞLU 0 / 0 25 10 22.50 9 7 7.25 7 1 6.75 0 1 -0.25 41.00 19.00 36.25 212.055 3776 132 132 132
133 0 - GAMZE ERKAL 0 / 0 29 11 26.25 10 5 8.75 1 2 0.50 3 6 1.50 43.00 24.00 37.00 211.233 3809 133 133 133
134 0 - CEREN ATAY 0 / 0 30 10 27.50 9 10 6.50 3 9 0.75 2 1 1.75 44.00 30.00 36.50 210.142 3838 134 134 134
135 0 - KADİR 0 / 0 23 16 19.00 12 8 10.00 4 0 4.00 2 0 2.00 41.00 24.00 35.00 207.020 3909 135 135 135
136 0 - ELİF İKBAL GÜRE 0 / 0 28 6 26.50 10 6 8.50 1 0 1.00 0 2 -0.50 39.00 14.00 35.50 206.140 3928 136 136 136
137 0 - AFRA SENA ALBAYRAK 0 / 0 24 12 21.00 8 5 6.75 7 2 6.50 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 205.772 3946 137 137 137
138 0 - BUSENUR SANLI 0 / 0 27 12 24.00 8 8 6.00 5 2 4.50 0 0 0.00 40.00 22.00 34.50 205.480 3951 138 138 138
139 0 - ENES EMİROĞLU 0 / 0 6 4 5.00 8 4 7.00 18 5 16.75 3 2 2.50 35.00 15.00 31.25 203.145 3998 139 139 139
140 0 - BURAK DEMİR 0 / 0 14 8 12.00 9 3 8.25 10 2 9.50 3 2 2.50 36.00 15.00 32.25 201.942 4027 140 140 140
141 0 - ŞULENUR ÖZDEMİR 0 / 0 25 13 21.75 13 5 11.75 1 1 0.75 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 201.887 4028 141 141 141
142 0 - BEHİYE NUR SEVEN 0 / 0 24 16 20.00 14 6 12.50 3 6 1.50 0 0 0.00 41.00 28.00 34.00 201.455 4039 142 142 142
143 0 - HATİCE ATAÇ 0 / 0 26 8 24.00 8 1 7.75 2 5 0.75 1 1 0.75 37.00 15.00 33.25 199.450 4091 143 143 143
144 0 - HAVİN ATAKLI 0 / 0 24 13 20.75 12 6 10.50 1 3 0.25 3 5 1.75 40.00 27.00 33.25 199.208 4093 144 144 144
145 0 - EBRU TOHUMCU 0 / 0 18 12 15.00 8 11 5.25 8 5 6.75 5 2 4.50 39.00 30.00 31.50 199.023 4100 145 145 145
146 0 - EKİN KOTANOĞLU 0 / 0 18 17 13.75 9 6 7.50 9 4 8.00 4 7 2.25 40.00 34.00 31.50 198.712 4113 146 146 146
147 0 - ENİSE GÜL MÜHÜRCÜ 0 / 0 18 18 13.50 10 4 9.00 9 5 7.75 2 4 1.00 39.00 31.00 31.25 197.180 4145 147 147 147
148 0 - NAZLI KARABACAK 0 / B 25 9 22.75 7 7 5.25 4 1 3.75 0 0 0.00 36.00 17.00 31.75 196.492 4156 148 148 148
149 911 - SAMİ YUSUF KARAKAYA 12 / A 12 23 6.25 5 10 2.50 16 5 14.75 6 4 5.00 39.00 42.00 28.50 194.720 4199 149 149 149
150 0 - NEHİR GENÇ 0 / 0 22 18 17.50 1 5 -0.25 13 12 10.00 5 12 2.00 41.00 47.00 29.25 193.573 4225 150 150 150
151 0 - ŞÜKRAN KÜL 0 / 0 20 18 15.50 9 8 7.00 5 2 4.50 4 3 3.25 38.00 31.00 30.25 193.163 4234 151 151 151
152 0 - RABİA İMRE 0 / 0 22 14 18.50 8 9 5.75 1 0 1.00 6 3 5.25 37.00 26.00 30.50 192.755 4240 152 152 152
153 0 - ZEHRA YİLMAZ 0 / 0 26 12 23.00 10 9 7.75 1 3 0.25 0 0 0.00 37.00 24.00 31.00 191.833 4254 153 153 153
154 0 - GÖKBERK YAMAN 0 / 0 20 11 17.25 9 5 7.75 3 2 2.50 4 6 2.50 36.00 24.00 30.00 190.873 4280 154 154 154
155 0 - ZEHRA KILINÇ 0 / 0 19 5 17.75 6 1 5.75 5 5 3.75 2 0 2.00 32.00 11.00 29.25 189.287 4310 155 155 155
156 0 - FURKAN ATAYAN 0 / 0 20 16 16.00 11 7 9.25 0 0 0.00 4 0 4.00 35.00 23.00 29.25 187.428 4348 156 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ 23-24 Elit Karma 623241201 TYT Deneme-1 5634 220 220 220

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 23.85 10.96 21.11 9.83 5.60 8.43 13.07 4.99 11.82 5.98 4.59 4.83 52.73 26.14 46.19 247.856

İl Ortalaması 23.95 10.87 21.24 9.44 5.95 7.95 11.75 4.31 10.68 4.75 3.55 3.87 49.90 24.68 43.73 239.182
Okul Ortalaması 23.95 10.87 21.24 9.44 5.95 7.95 11.75 4.31 10.68 4.75 3.55 3.87 49.90 24.68 43.73 239.182

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 0 - YASEMİ N ALACALAR 0 / 0 22 15 18.25 9 8 7.00 3 2 2.50 1 0 1.00 35.00 25.00 28.75 186.505 4370 157 157 157
158 0 - GÜLSÜM ÇİFTÇİ 0 / 0 21 12 18.00 7 8 5.00 3 5 1.75 5 5 3.75 36.00 30.00 28.50 186.468 4371 158 158 158
159 0 - MUHAMMED YILMAZ 0 / 0 15 2 14.50 7 3 6.25 5 1 4.75 3 2 2.50 30.00 8.00 28.00 186.063 4378 159 159 159
160 0 - SUDE EZER 0 / 0 24 10 21.50 4 7 2.25 4 2 3.50 1 0 1.00 33.00 19.00 28.25 186.038 4379 160 160 160
161 0 - BUSE YILMAZGÜLER 0 / 0 18 9 15.75 11 3 10.25 3 2 2.50 1 3 0.25 33.00 17.00 28.75 185.885 4383 161 161 161
162 0 - OSMAN BALLI 0 / 0 19 14 15.50 12 4 11.00 1 2 0.50 3 7 1.25 35.00 27.00 28.25 183.423 4429 162 162 162
163 0 - ALEYNA GÜNALP 0 / 0 24 11 21.25 7 7 5.25 2 3 1.25 0 0 0.00 33.00 21.00 27.75 182.483 4445 163 163 163
164 0 - BÜŞRA ÇİFTCİ 0 / 0 20 16 16.00 9 9 6.75 4 3 3.25 2 3 1.25 35.00 31.00 27.25 182.345 4450 164 164 164
165 0 - KÜBRA DEMİR 0 / 0 21 15 17.25 11 4 10.00 2 8 0.00 1 1 0.75 35.00 28.00 28.00 182.283 4453 165 165 165
166 0 - RABİA ERÇİN 0 / 0 21 15 17.25 11 6 9.50 2 4 1.00 0 0 0.00 34.00 25.00 27.75 181.870 4461 166 166 166
167 0 - GUPSE ULUSOY 0 / 0 24 12 21.00 8 6 6.50 1 2 0.50 0 1 -0.25 33.00 21.00 27.75 181.822 4463 167 167 167
168 0 - ELİFNUR KÖKEN 0 / 0 22 5 20.75 6 6 4.50 2 1 1.75 0 0 0.00 30.00 12.00 27.00 180.500 4483 168 168 168
169 0 - BURAK ALTUN 12 / 0 9 13 5.75 7 2 6.50 14 6 12.50 2 7 0.25 32.00 28.00 25.00 180.322 4487 169 169 169
170 0 - MERVE ÇELİK 0 / 0 19 14 15.50 10 4 9.00 1 3 0.25 3 3 2.25 33.00 24.00 27.00 179.923 4497 170 170 170
171 0 - ÖMER DURAK 0 / 0 23 17 18.75 7 11 4.25 3 5 1.75 2 2 1.50 35.00 35.00 26.25 178.697 4517 171 171 171
172 0 - BEYZA SEZER 0 / 0 18 18 13.50 10 7 8.25 5 3 4.25 0 0 0.00 33.00 28.00 26.00 178.398 4521 172 172 172
173 0 - ŞEVVALSU ÇANKAYA 0 / 0 22 12 19.00 6 5 4.75 2 3 1.25 1 0 1.00 31.00 20.00 26.00 177.393 4540 173 173 173
174 0 - ASLI CURA 0 / 0 20 8 18.00 1 4 0.00 6 3 5.25 3 5 1.75 30.00 20.00 25.00 177.357 4543 174 174 174
175 0 - FATMA ÇİVİCİ 0 / 0 17 19 12.25 10 9 7.75 4 4 3.00 3 2 2.50 34.00 34.00 25.50 177.032 4549 175 175 175
176 0 - PELİN ILGINÖZCAN 0 / 0 25 14 21.50 6 13 2.75 3 2 2.50 1 8 -1.00 35.00 37.00 25.75 176.853 4553 176 176 176
177 0 - HAVVA AKGÜN 0 / 0 16 18 11.50 11 8 9.00 1 3 0.25 5 3 4.25 33.00 32.00 25.00 174.343 4612 177 177 177
178 0 - ESLEM KÖSER 0 / 0 12 7 10.25 5 2 4.50 7 1 6.75 4 7 2.25 28.00 17.00 23.75 173.983 4623 178 178 178
179 0 - DİLEK KIZILTAŞ 0 / 0 23 12 20.00 8 10 5.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 31.00 23.00 25.25 173.735 4626 179 179 179
180 0 - MERVE ZAĞRALI 0 / 0 22 13 18.75 5 7 3.25 3 5 1.75 1 1 0.75 31.00 26.00 24.50 173.050 4638 180 180 180
181 0 - İKRANUR ENGİN 0 / 0 11 14 7.50 4 4 3.00 10 3 9.25 4 4 3.00 29.00 25.00 22.75 172.720 4647 181 181 181
182 0 - ZERRİN UĞUMLU 0 / 0 24 13 20.75 9 10 6.50 0 8 -2.00 0 0 0.00 33.00 31.00 25.25 172.610 4650 182 182 182
183 0 - HÜMANUR TONBUL 0 / 0 21 5 19.75 6 8 4.00 0 0 0.00 1 1 0.75 28.00 14.00 24.50 171.953 4665 183 183 183
184 6358 - SUDE DEMİR 12 / F 27 11 24.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 11.00 24.25 171.345 4673 184 184 184
185 0 - ARDA SARILIR 0 / 0 14 16 10.00 9 9 6.75 4 3 3.25 6 12 3.00 33.00 40.00 23.00 169.613 4704 185 185 185
186 0 - HİRAN R GÖKGÖZ 0 / 0 14 9 11.75 9 4 8.00 2 2 1.50 2 1 1.75 27.00 16.00 23.00 168.023 4731 186 186 186
187 0 - ELİF PEKER 12 / 0 15 15 11.25 6 10 3.50 4 8 2.00 7 6 5.50 32.00 39.00 22.25 167.765 4738 187 187 187
188 0 - SERKAN KOÇAK 0 / 0 17 13 13.75 8 11 5.25 1 1 0.75 4 4 3.00 30.00 29.00 22.75 167.542 4744 188 188 188
189 0 - DİLARA AKBABA 0 / 0 19 10 16.50 1 1 0.75 3 6 1.50 5 6 3.50 28.00 23.00 22.25 167.078 4753 189 189 189
190 0 - ZÜMRA ELİF YURTSEVEN 0 / 0 24 16 20.00 6 13 2.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 30.00 30.00 22.50 165.403 4773 190 190 190
191 0 - NURAY TAŞ 0 / 0 17 10 14.50 7 7 5.25 0 0 0.00 2 0 2.00 26.00 17.00 21.75 163.618 4802 191 191 191
192 0 - ZELAL YAVUZER 0 / 0 20 10 17.50 7 5 5.75 0 4 -1.00 1 5 -0.25 28.00 24.00 22.00 162.980 4812 192 192 192
193 0 - ZEYNEP YAKUT 0 / 0 15 19 10.25 8 10 5.50 2 1 1.75 4 4 3.00 29.00 34.00 20.50 161.030 4851 193 193 193
194 0 - ŞEYMANUR SATILM* 0 / 0 17 12 14.00 7 4 6.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 25.00 17.00 20.75 159.900 4870 194 194 194
195 0 - MERVE TEKBAŞ 0 / 0 18 8 16.00 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 14.00 20.50 159.075 4877 195 195 195
196 0 - EFE ÇETİN 0 / 0 15 21 9.75 10 9 7.75 3 3 2.25 3 14 -0.50 31.00 47.00 19.25 155.922 4919 196 196 196
197 0 - HELİN NEMLİ 0 / 0 18 14 14.50 7 7 5.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 25.00 22.00 19.50 155.765 4922 197 197 197
198 0 - FADİME TELLİ 0 / 0 19 18 14.50 5 8 3.00 1 5 -0.25 2 2 1.50 27.00 33.00 18.75 154.125 4941 198 198 198
199 0 - BETÜL SOLAK 0 / 0 14 17 9.75 9 7 7.25 1 1 0.75 0 0 0.00 24.00 25.00 17.75 150.572 4982 199 199 199
200 0 - HASAN H KAPLAN 0 / 0 11 9 8.75 8 6 6.50 3 7 1.25 1 0 1.00 23.00 22.00 17.50 150.510 4983 200 200 200
201 0 - ESRA KOÇER 0 / 0 14 10 11.50 8 6 6.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 22.00 18.00 17.50 149.202 4994 201 201 201
202 0 - YAKUP KAÇAR 0 / 0 14 20 9.00 9 4 8.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 24.00 27.00 17.25 148.688 5001 202 202 202
203 0 - SAMET MARAZ 0 / 0 10 19 5.25 4 5 2.75 7 8 5.00 4 7 2.25 25.00 39.00 15.25 146.470 5026 203 203 203
204 0 - İZZET ARATEMUR 0 / 0 7 5 5.75 6 7 4.25 4 1 3.75 1 2 0.50 18.00 15.00 14.25 141.827 5079 204 204 204
205 0 - ELİF İKRA ARMAN 0 / 0 11 1 10.75 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 14.00 1.00 13.75 140.115 5103 205 205 205
206 0 - EBRAR 0 / 0 16 24 10.00 7 13 3.75 8 32 0.00 4 16 0.00 35.00 85.00 13.75 137.963 5120 206 206 206
207 0 - CEYDANUR GÜNDÜZ 0 / 0 14 11 11.25 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 14.00 13.50 137.343 5124 207 207 207
208 0 - HAFİZENUR MACİT 0 / 0 17 21 11.75 4 15 0.25 2 4 1.00 0 0 0.00 23.00 40.00 13.00 136.572 5134 208 208 208
209 0 - YASİN GÖZÜBEK 0 / 0 9 19 4.25 8 9 5.75 3 18 -1.50 6 6 4.50 26.00 52.00 13.00 136.093 5142 209 209 209
210 0 - RIDVAN ÇAPAKLI 0 / 0 8 11 5.25 7 5 5.75 0 7 -1.75 4 4 3.00 19.00 27.00 12.25 133.068 5169 210 210 210
211 0 - ALMİLA İLHAN 0 / 0 16 19 11.25 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 23.00 11.25 130.525 5200 211 211 211
212 0 - ALEYNA GÖKGÖZ 0 / 0 15 24 9.00 5 14 1.50 0 3 -0.75 0 1 -0.25 20.00 42.00 9.50 124.342 5251 212 212 212
213 0 - 0 / B 5 14 1.50 4 1 3.75 4 7 2.25 2 4 1.00 15.00 26.00 8.50 123.132 5263 213 213 213
214 0 - CANİP ÖZCAN 0 / 0 11 21 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 14.00 22.00 8.50 122.852 5267 214 214 214
215 0 - BÜŞRA ÇOBAN N 0 / 0 6 17 1.75 7 6 5.50 0 1 -0.25 1 0 1.00 14.00 24.00 8.00 119.920 5299 215 215 215
216 0 - ELİF YILMAZER 0 / 0 9 26 2.50 4 16 0.00 1 2 0.50 3 0 3.00 17.00 44.00 6.00 115.380 5345 216 216 216
217 0 - BEFRİN ÖZGEN 0 / 0 8 22 2.50 5 8 3.00 0 1 -0.25 1 5 -0.25 14.00 36.00 5.00 110.337 5405 217 217 217
218 0 - ZÜLEYHA YILMAZ 0 / 0 6 34 -2.50 6 14 2.50 11 29 3.75 2 18 -2.50 25.00 95.00 1.25 100.150 5489 218 218 218
219 0 - 0 / 0 8 30 0.50 4 16 0.00 5 26 -1.50 0 0 0.00 17.00 72.00 -1.00 91.190 5565 219 219 219
220 0 - NESLİHAN ÖZTÜRK 0 / 0 10 26 3.50 2 15 -1.75 4 28 -3.00 3 14 -0.50 19.00 83.00 -1.75 87.983 5583 220 220 220


