
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI)61 563 686 65545

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 13,8 16,87 11,3 5,3 9,96 14,4 4,8 13,17 10,9 4,0 9,90 56,9 27,9 49,90 260,260

Okul Ortalaması 17,6 16,1 13,55 10,8 5,8 9,30 8,1 3,4 7,25 6,6 3,2 5,78 43,0 28,5 35,88 210,470

KATILIMLAR

1 0 İREM ERÇEVİK -M 29 11 26,25 10 10 7,50 35 3 34,25 18 2 17,50 92 26 85,50 387,423 1 1 17 34 4086

2 0 ESLEM NİSA ARAÇ -M 28 9 25,75 11 3 10,25 29 2 28,50 19 1 18,75 87 15 83,25 376,655 2 2 25 43 5463

3 0 SILA CEMRE VARDAR -M 26 10 23,50 11 3 10,25 22 6 20,50 13 5 11,75 72 24 66,00 318,875 3 3 98 155 16331

4 0 KÜBRA ÖZKANCA 25 15 21,25 12 3 11,25 15 2 14,50 19 1 18,75 71 21 65,75 312,865 1 4 105 169 17646

5 0 EYLÜL ÇAMDERE -M 28 8 26,00 7 9 4,75 20 2 19,50 15 5 13,75 70 24 64,00 311,210 4 5 109 173 18016

6 0 SARAÇ ZEHRA 15 19 10,25 10 7 8,25 24 2 23,50 20 0 20,00 69 28 62,00 306,068 2 6 124 191 19202

7 0 SAMET CANBOLAT -M 20 20 15,00 18 2 17,50 18 12 15,00 14 3 13,25 70 37 60,75 298,948 5 7 139 207 20867

8 0 AYŞE ATAY -M 23 9 20,75 13 4 12,00 14 6 12,50 14 5 12,75 64 24 58,00 288,573 6 8 159 232 23333

9 0 ADEM EŞGİ 18 9 15,75 16 1 15,75 15 5 13,75 13 5 11,75 62 20 57,00 286,593 3 9 163 237 23774

10 0 BERAT ATICI 12 18 11 15,25 13 3 12,25 16 2 15,50 14 5 12,75 61 21 55,75 283,305 1 10 168 244 24625

11 0 SILA B OZ -M 26 14 22,50 14 4 13,00 14 4 13,00 5 1 4,75 59 23 53,25 275,758 7 11 182 259 26417

12 0 ALEYNA Ö *EMİR -MF 28 11 25,25 13 7 11,25 8 5 6,75 13 6 11,50 62 29 54,75 275,045 1 12 183 260 26622

13 0 ŞULE KOP 31 9 28,75 16 3 15,25 8 2 7,50 1 1 0,75 56 15 52,25 270,275 4 13 190 268 27767

14 0 ÖZNUR AVCI 16 23 10,25 12 4 11,00 21 5 19,75 11 8 9,00 60 40 50,00 268,528 5 14 193 271 28187

15 0 A ŞİMAL YANIK 26 11 23,25 14 5 12,75 11 4 10,00 6 2 5,50 57 22 51,50 268,213 6 15 194 272 28270

16 0 ZÜLKARNİ KARADENİZ 30 7 28,25 14 4 13,00 10 3 9,25 1 2 0,50 55 16 51,00 267,338 7 16 197 275 28496

17 0 ÖZLEM AK -M 24 11 21,25 11 4 10,00 9 3 8,25 8 4 7,00 52 22 46,50 250,863 8 17 227 305 32879

18 0 ZAHİR TOĞAL 24 13 20,75 14 6 12,50 10 0 10,00 48 19 43,25 243,395 8 18 251 330 34858

19 0 HEDİYE DAĞ -M 23 14 19,50 14 2 13,50 9 2 8,50 46 18 41,50 237,000 9 19 264 343 36566

20 0 GÖKHAN D -M 25 13 21,75 16 2 15,50 5 3 4,25 46 18 41,50 230,938 10 20 282 361 38233

21 0 MERT ALİ UYSAL 22 15 18,25 14 4 13,00 4 5 2,75 7 3 6,25 47 27 40,25 228,080 9 21 287 366 38950

22 0 FATMA NUR ÇİFTCİ -M 21 19 16,25 15 5 13,75 6 4 5,00 7 10 4,50 49 38 39,50 227,523 11 22 288 367 39110

23 0 ELİF HANÇER 21 17 16,75 13 4 12,00 8 3 7,25 1 0 1,00 43 24 37,00 221,713 10 23 299 378 40707

24 0 NİSANUR MUTLU 20 12 17,00 8 4 7,00 3 1 2,75 11 3 10,25 42 20 37,00 216,590 11 24 319 398 42177

25 17171 CERENKAYA 15 11 12,25 10 4 9,00 5 1 4,75 11 3 10,25 41 19 36,25 215,540 12 25 324 403 42507

26 0 PNR AKÇA 21 18 16,50 15 3 14,25 5 4 4,00 0 2 -0,50 41 27 34,25 211,498 13 26 331 410 43608

27 0 RUKİYE YAYIKÇI 20 20 15,00 11 5 9,75 6 7 4,25 2 2 1,50 39 34 30,50 199,115 14 27 379 458 47013

28 0 BURAK BİKEÇ -M 20 10 17,50 13 4 12,00 2 1 1,75 35 15 31,25 198,948 12 28 381 460 47050

29 0 SELENAY ÖZMAN 20 19 15,25 10 5 8,75 6 1 5,75 36 25 29,75 197,955 15 29 385 464 47346

30 0 ALEYNA AMAN -ME 17 15 13,25 14 5 12,75 3 0 3,00 2 3 1,25 36 23 30,25 197,770 1 30 386 465 47407

31 0 DİLAN YILDIRIM -M 19 19 14,25 15 5 13,75 2 2 1,50 36 26 29,50 194,823 13 31 396 475 48221

32 0 AHMET HASAR -M 18 21 12,75 12 4 11,00 3 3 2,25 4 2 3,50 37 30 29,50 194,338 14 32 399 478 48340

33 0 KENAN AYDIN -M 17 21 11,75 15 5 13,75 1 1 0,75 1 2 0,50 34 29 26,75 185,560 15 33 414 493 50612

34 0 EVİN ÖZMEN -ME 22 11 19,25 8 10 5,50 2 1 1,75 32 22 26,50 185,083 2 34 416 495 50748

35 0 MELİH GÜR 18 15 14,25 11 9 8,75 1 3 0,25 3 1 2,75 33 28 26,00 182,118 16 35 421 500 51560

36 0 B YÜCEL 17 17 12,75 12 7 10,25 1 7 -0,75 3 1 2,75 33 32 25,00 178,423 17 36 433 512 52511

37 0 EDANUR KÜPELİ -M 15 19 10,25 10 6 8,50 3 1 2,75 2 5 0,75 30 31 22,25 172,240 16 37 445 524 54026

38 0 DİLOVAN KAYA -M 17 17 12,75 9 9 6,75 3 3 2,25 29 29 21,75 170,440 17 38 451 530 54431

39 0 SİBEL ULUOĞLU 11 16 7,00 11 3 10,25 1 3 0,25 5 6 3,50 28 28 21,00 166,220 18 39 462 541 55336

40 0 FIRAT KAYA 17 21 11,75 11 9 8,75 1 4 0,00 29 34 20,50 165,218 19 40 464 543 55564

41 0 NAZAR ÇAKIR 15 22 9,50 12 8 10,00 1 1 0,75 28 31 20,25 164,318 20 41 466 545 55773

42 0 ELİF MÜHÜRCÜ -M 12 18 7,50 13 6 11,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 25 19,75 162,603 18 42 472 551 56102

43 0 İNCİLAY ÇİFTCİ -MS 17 17 12,75 7 6 5,50 24 23 18,25 157,945 1 43 481 560 57016

44 0 SELCAN BOZUÇURUM -MS 15 23 9,25 9 8 7,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 26 38 16,50 153,693 2 44 488 567 57857

45 0 EL AN KART ĞLU -MS 13 16 9,00 8 6 6,50 1 2 0,50 22 24 16,00 150,770 3 45 495 574 58380

46 0 MERVE KAYA -ME 11 23 5,25 7 9 4,75 5 6 3,50 2 2 1,50 25 40 15,00 149,428 3 46 497 576 58603

47 0 YAREN YILMAZ 14 22 8,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 8 7 6,25 25 36 16,00 149,045 21 47 500 579 58668

48 0 15 12 12,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 18 16 14,00 144,060 22 48 511 590 59501
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI)61 563 686 65545

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,3 13,8 16,87 11,3 5,3 9,96 14,4 4,8 13,17 10,9 4,0 9,90 56,9 27,9 49,90 260,260

Okul Ortalaması 17,6 16,1 13,55 10,8 5,8 9,30 8,1 3,4 7,25 6,6 3,2 5,78 43,0 28,5 35,88 210,470

KATILIMLAR

49 0 HAZAL TUTAL -ME 6 9 3,75 8 3 7,25 1 4 0,00 3 2 2,50 18 18 13,50 142,448 4 49 515 594 59766

50 0 MELİSA GÜLİ 9 13 5,75 9 6 7,50 18 19 13,25 142,245 23 50 516 595 59802

51 0 BAŞAK -M 12 18 7,50 7 10 4,50 2 8 0,00 1 3 0,25 22 39 12,25 138,878 19 51 525 604 60285

52 0 KÜBRA DRML 7 18 2,50 11 4 10,00 0 2 -0,50 18 24 12,00 138,115 24 52 526 605 60389

53 87654 RECEP PEHLİVAN -MF 7 26 0,50 6 13 2,75 5 9 2,75 7 8 5,00 25 56 11,00 135,425 2 53 530 609 60747

54 0 MERVE COŞKUN 10 24 4,00 8 10 5,50 2 2 1,50 20 36 11,00 134,690 25 54 532 611 60838

55 0 ZELAL ŞEN -M 8 28 1,00 10 10 7,50 18 38 8,50 127,235 20 55 540 619 61745

56 965 NUR İLAYDA BAL -M 10 16 6,00 3 6 1,50 1 1 0,75 14 23 8,25 125,973 21 56 542 622 61882

57 0 PINAR KÜSKÜN -M 3 14 -0,50 5 6 3,50 1 0 1,00 9 20 4,00 113,425 22 57 546 628 62859

58 0 MERAL COŞKUN 2 22 -3,50 8 15 4,25 1 5 -0,25 4 5 2,75 15 47 3,25 109,698 26 58 547 629 63074

59 0 KAAN ARDA -M 12 10 9,50 12 10 9,50

60 0 0 0 0,00

61 0 MİRAY TERZİOĞLU -M 5 34 -3,50 2 16 -2,00 7 50 -5,50
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