
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 39 431 573 44461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 10,5 13,45 10,7 10,7 8,06 14,0 5,5 12,57 18,3 10,6 15,60 59,0 37,3 49,68 189,720 244,130 201,010

Okul Ortalaması 17,2 12,8 14,02 12,8 14,0 9,26 7,9 3,7 6,99 16,6 12,4 13,48 54,5 42,8 43,75 199,660 207,560 200,750

KATILIMLAR

1 0 İREM ERÇEVİK -M 29 11 26,25 10 10 7,50 35 3 34,25 18 2 17,50 31 3 30,25 30 10 27,50 153 39 143,25 383,973 1 3285 243,038 7 7557

2 0 ESLEM NİSA ARAÇ -M 28 9 25,75 11 3 10,25 29 2 28,50 19 1 18,75 23 4 22,00 32 7 30,25 142 26 135,50 378,453 2 3711 222,593 11 12465

3 0 KÜBRA ÖZKANCA 25 15 21,25 12 3 11,25 15 2 14,50 19 1 18,75 23 5 21,75 32 7 30,25 126 33 117,75 360,840 3 5287 204,478 15 18004

4 0 EYLÜL ÇAMDERE -M 28 8 26,00 7 9 4,75 20 2 19,50 15 5 13,75 24 4 23,00 25 7 23,25 119 35 110,25 326,230 4 8714 206,625 14 17260

5 0 AYŞE ATAY -M 23 9 20,75 13 4 12,00 14 6 12,50 14 5 12,75 20 2 19,50 26 6 24,50 110 32 102,00 319,520 5 9397 193,000 22 21590

6 0 ADEM EŞGİ 18 9 15,75 16 1 15,75 15 5 13,75 13 5 11,75 14 6 12,50 21 7 19,25 97 33 88,75 277,005 6 13800 177,638 25 26764

7 0 KAPLAN ZÜBEYDE -M 18 16 13,55 11 6 9,25 8 3 7,25 7 3 5,77 5 4 4,00 15 6 13,50 64 38 53,32 210,465 7 21307 140,314 34 38533

8 0 NİSANUR MUTLU 20 12 17,00 8 4 7,00 3 1 2,75 11 3 10,25 6 1 5,75 13 10 10,50 61 31 53,25 198,338 8 22931 143,973 32 37610

9 0 SAMET CANBOLAT -M 20 20 15,00 18 2 17,50 18 12 15,00 14 3 13,25 35 5 33,75 25 4 24,00 8 8 6,00 9 31 1,25 147 85 125,75 363,458 1 115 172,563 9 27008 340,415 1 641

10 0 SILA BOZ -M 26 14 22,50 14 4 13,00 14 4 13,00 5 1 4,75 33 6 31,50 10 2 9,50 102 31 94,25 226,398 6 3331 166,983 10 28095 329,848 2 864

11 0 SELENAY ÖZMAN -M 20 19 15,25 10 5 8,75 6 1 5,75 20 13 16,75 2 1 1,75 13 27 6,25 71 66 54,50 168,123 23 9754 162,755 11 28891 216,273 12 14257

12 0 ZÜLKARNİ KARADENİZ 30 7 28,25 14 4 13,00 10 3 9,25 1 2 0,50 29 6 27,50 1 1 0,75 1 2 0,50 9 31 1,25 95 56 81,00 216,605 8 4134 152,645 12 31101 287,908 3 2289

13 0 HEDİYE DAĞ -M 23 14 19,50 14 2 13,50 9 2 8,50 23 6 21,50 3 2 2,50 4 1 3,75 76 27 69,25 202,335 13 5541 144,668 13 33088 255,665 5 5357

14 0 MERT ALİ UYSAL 22 15 18,25 14 4 13,00 4 5 2,75 7 3 6,25 14 10 11,50 4 7 2,25 5 16 1,00 70 60 55,00 156,968 26 11265 144,435 14 33145 198,735 17 19780

15 0 GÖKHAN D -M 25 13 21,75 16 2 15,50 5 3 4,25 14 9 11,75 14 17 9,75 1 1 0,75 75 45 63,75 209,483 11 4815 136,883 15 34863 197,628 18 20123

16 0 YASEMİN TERZİOĞLU 18 16 13,55 11 6 9,25 8 3 7,25 7 3 5,77 11 20 6,00 8 15 4,25 1 1 0,75 64 64 46,82 160,505 25 10820 132,997 16 35655 164,204 29 31224

17 0 ALEYNA AMAN -ME 17 15 13,25 14 5 12,75 3 0 3,00 2 3 1,25 9 15 5,25 15 16 11,00 3 0 3,00 63 54 49,50 190,550 17 6847 132,583 17 35750 159,900 30 32667

18 0 DİLOVAN KAYA -M 17 17 12,75 9 9 6,75 3 3 2,25 17 16 13,00 14 19 9,25 1 0 1,00 61 64 45,00 200,698 14 5718 121,053 18 37526 187,850 24 23342

19 0 MERVE KAYA -ME 11 23 5,25 7 9 4,75 5 6 3,50 2 2 1,50 19 14 15,50 3 6 1,50 47 60 32,00 156,293 28 11344 116,420 19 37900 195,945 19 20650

20 965 NUR İLAYDA BAL -M 10 16 6,00 3 5 1,75 1 1 0,75 10 15 6,25 2 17 -2,25 1 0 1,00 27 54 13,50 112,230 30 16148 112,455 20 38150 139,048 35 38802

21 0 A ŞİMAL YANIK 26 11 23,25 14 5 12,75 11 4 10,00 6 2 5,50 23 8 21,00 20 15 16,25 100 45 88,75 278,298 2 1150 253,760 6 5660

22 0 GÜLSÜM Ü 18 16 13,55 11 6 9,25 8 3 7,25 7 3 5,77 22 7 20,25 20 8 18,00 86 43 74,07 276,720 3 1200 235,716 8 9151

23 0 NURGÜL -M 18 16 13,55 11 6 9,25 8 3 7,25 7 3 5,77 28 7 26,25 5 4 4,00 5 23 -0,75 82 62 65,32 221,560 7 3719 264,906 4 4169

24 0 DİLAN YILDIRIM -M 19 19 14,25 15 5 13,75 2 2 1,50 20 19 15,25 23 16 19,00 79 61 63,75 262,938 4 1594 204,028 16 18125

25 0 MELİKE SEZFN 18 16 13,55 11 6 9,25 8 3 7,25 7 3 5,77 18 12 15,00 16 14 12,50 78 54 63,32 231,620 5 2967 208,784 13 16579

26 0 ELİF HANÇER 21 17 16,75 13 4 12,00 8 3 7,25 1 0 1,00 20 9 17,75 63 33 54,75 175,125 21 8846 224,260 10 12023

27 0 RUKİYE YAYIKÇI 20 20 15,00 11 5 9,75 6 7 4,25 2 2 1,50 24 12 21,00 1 4 0,00 64 50 51,50 181,418 20 8023 234,693 9 9388

28 706 İREM URU 12B 18 16 13,55 11 6 9,25 8 3 7,25 7 3 5,77 14 8 12,00 0 2 -0,50 58 38 47,32 156,630 27 11304 192,334 23 21810

29 0 NAZAR ÇAKIR 15 22 9,50 11 6 9,50 1 1 0,75 19 15 15,25 16 20 11,00 62 64 46,00 215,573 9 4231 195,160 21 20892

30 0 B YÜCEL 17 17 12,75 12 7 10,25 1 7 -0,75 3 1 2,75 14 15 10,25 16 20 11,00 0 1 -0,25 63 68 46,00 202,775 12 5502 173,315 27 28234
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Genel Ortalama 16,1 10,5 13,45 10,7 10,7 8,06 14,0 5,5 12,57 18,3 10,6 15,60 59,0 37,3 49,68 189,720 244,130 201,010

Okul Ortalaması 17,2 12,8 14,02 12,8 14,0 9,26 7,9 3,7 6,99 16,6 12,4 13,48 54,5 42,8 43,75 199,660 207,560 200,750

KATILIMLAR

31 0 SEDEF HELVACI -M 18 16 13,55 11 6 9,25 8 3 7,25 7 3 5,77 8 25 1,75 12 21 6,75 64 74 44,32 160,565 24 10810 140,811 33 38406

32 0 EDANUR KÜPELİ -M 15 19 10,25 10 6 8,50 3 1 2,75 2 5 0,75 17 9 14,75 11 17 6,75 58 57 43,75 193,243 16 6550 195,218 20 20874

33 0 ELİF MÜHÜRCÜ -M 12 18 7,50 13 6 11,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 19 11,25 17 17 12,75 59 61 43,75 212,445 10 4511 174,623 26 27788

34 0 FIRAT KAYA 17 21 11,75 11 9 8,75 1 4 0,00 16 24 10,00 14 24 8,00 59 82 38,50 184,028 19 7704 168,910 28 29688

35 0 İNCİLAY ÇİFTCİ -MS 17 17 12,75 7 6 5,50 8 14 4,50 15 14 11,50 47 51 34,25 184,295 18 7676 138,673 36 38886

36 0 MERVE COŞKUN 10 24 4,00 8 10 5,50 2 2 1,50 10 19 5,25 17 13 13,75 47 68 30,00 194,625 15 6405 136,123 37 39404

37 0 MELDA 9 13 5,75 7 5 5,75 9 4 8,00 11 12 8,00 36 34 27,50 173,158 22 9100 150,760 31 35666

38 0 SİBEL ULUOĞLU -M 11 16 7,00 11 3 10,25 1 3 0,25 5 6 3,50 5 9 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 8 -1,00 35 49 22,75 121,128 29 15754 131,485 38 40230

39 0 MİRAY TERZİOĞLU -M 5 34 -3,50 2 16 -2,00 9 27 2,25 10 26 3,50 26 103 0,25
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