
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Halk Eğitimi Merkezi DM TYT 6. DENEME 2021-2022 (1.OTURUM) 4 4 4 12257

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,54 11,48 19,67 3,40 1,03 3,15 1,81 1,29 1,49 2,26 1,45 1,90 3,69 0,92 3,46 9,45 4,11 8,42 1,70 2,04 1,19 2,33 1,39 1,98 1,80 1,32 1,47 48,98 25,03 42,73 235,070

Okul Ortalaması 19,75 15,75 15,81 2,25 2,75 1,56 1,75 2,50 1,12 2,75 1,75 2,31 3,50 1,25 3,19 3,00 1,00 2,75 0,75 6,25 -0,81 1,25 5,75 -0,19 1,00 5,00 -0,25 36,00 42,00 25,49 177,770

KATILIMLAR

1 0 KENAN AYDIN   27 9 24,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 47 32 39,00 225,633 6059

2 0 SERHAT IRMAK -MS 22 13 18,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 41 38 31,50 201,928 7731

3 0 ELVAN KARTOĞLU -MS 21 12 18,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 34 35 25,25 180,853 9101

4 0 MİRAY TERZİO *U -M 9 29 1,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 16 61 0,75 102,670 11911
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SINAV SONUÇ BELGESİ DM TYT 6. DENEME 2021-2022 (1.OTURUM)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,633 235,070 1 1 1 1 6059

Puanı Hesaplanan: 4 4 4 12024

Katılımlar: 1 4 4 4 12257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,75 15,81 19,67

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,56 3,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,12 1,49

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,31 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,19 3,46

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,25 8,19 9,99

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 3,00 2,75 8,42

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,81 1,19

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 -0,19 1,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 -0,25 1,47

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,00 -1,25 4,65

Toplam: 120 47 32 39,00 33 39,00 24,12 40,50

TYT Türkçe BCCB dDBbaaB AC  DbBDDECaeCCEDEABbBbDADB

Cevap Anahtarı B BCCBACDBDDCBEACDADDBDDECEACCEDEABDBADADB

TYT Sosyal eebeaeaBBDACDBDBACDE

Cevap Anahtarı B CBDADCEBBDACDBDBACDE

TYT Matematik CD      E                               

Cevap Anahtarı B CDCCEBADEBBEBBCBDDBCDEBEBDBEBCEBDCDEACAB

TYT Fen bBbbbbbBbbAbbbBbbbbb

Cevap Anahtarı B CBDEDEDBECAEDEBAACED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Cümle Türleri 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Karma Tamlamalar 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 6 4 2 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 9 7 2 78

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 0 5 0

Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Sıcaklık ve İzoterm Haritaları 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi (Etik) 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 0 33
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
MANTIK VE KÜMELER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler 1 0 1 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ DM TYT 6. DENEME 2021-2022 (1.OTURUM)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY TERZİO *U 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,670 235,070 1 4 4 4 11911

Puanı Hesaplanan: 4 4 4 12024

Katılımlar: 1 4 4 4 12257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 29 1,75 4 1,75 15,81 19,67

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,56 3,15

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,12 1,49

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 2,31 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 3,19 3,46

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 0,25 8,19 9,99

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,81 1,19

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,19 1,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 -0,25 1,47

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,25 -1,25 4,65

Toplam: 120 16 61 0,75 1 0,75 24,12 40,50

TYT Türkçe Cb acBaeaCababaAbcbababdacaACbE bbaBdcbA

Cevap Anahtarı A CCBBDBDACCBEDCDAADDDDBCEEDEACCEBDADBBADA

TYT Sosyal cbecebacbBabBabABaa 

Cevap Anahtarı A DCBDAEDBCBCDBDAABDEC

TYT Fen BbbbbbbbbbBbbbbBbbbb

Cevap Anahtarı A BDCDEDEECABDEEABADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 29 23

Türkçe 40 9 29 23

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Karma Tamlamalar 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 9 2 6 22

TYT Sosyal 20 4 15 20

Tarih-1 5 0 5 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Sıcaklık ve İzoterm Haritaları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve İslam 2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Bakteriler ve Arkeler 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ DM TYT 6. DENEME 2021-2022 (1.OTURUM)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN KARTOĞLU 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,853 235,070 2 3 3 3 9101

Puanı Hesaplanan: 4 4 4 12024

Katılımlar: 2 4 4 4 12257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 18,38 15,81 19,67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,38 1,56 3,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,00 1,12 1,49

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,31 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,19 3,46

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,62 8,19 9,99

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,12 -0,81 1,19

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,19 1,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 -0,25 1,47

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -1,88 -1,25 4,65

Toplam: 120 34 35 25,25 21 28,38 24,12 40,50

TYT Türkçe CCBBbBb      Ca cbecDBdEEDcACCaBDADBBbDb

Cevap Anahtarı A CCBBDBDACCBEDCDAADDDDBCEEDEACCEBDADBBADA

TYT Sosyal DCBDc D  dC BDeABbbC

Cevap Anahtarı A DCBDAEDBCBCDBDAABDEC

TYT Fen cbbbbbbbbbBbbbbBbbbb

Cevap Anahtarı A BDCDEDEECABDEEABADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Karma Tamlamalar 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 6 5 1 83
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 9 7 2 78

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 4 1 80

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Sıcaklık ve İzoterm Haritaları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Bakteriler ve Arkeler 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ DM TYT 6. DENEME 2021-2022 (1.OTURUM)

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Halk Eğitimi Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT IRMAK 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,928 235,070 1 2 2 2 7731

Puanı Hesaplanan: 4 4 4 12024

Katılımlar: 2 4 4 4 12257

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 18,38 15,81 19,67

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,38 1,56 3,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,12 1,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,12 2,31 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,19 3,46

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,62 8,19 9,99

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 2,50 2,75 8,42

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -1,12 -0,81 1,19

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,19 1,98

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 -0,25 1,47

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,88 -1,25 4,65

Toplam: 120 41 38 31,50 26 28,38 24,12 40,50

TYT Türkçe CCdBaBc C   DbDdeceDDBCcEDEeae BDADaBADA

Cevap Anahtarı A CCBBDBDACCBEDCDAADDDDBCEEDEACCEBDADBBADA

TYT Sosyal DCBDAdDceBaDB eABDcC

Cevap Anahtarı A DCBDAEDBCBCDBDAABDEC

TYT Matematik   e    E           D dC                 

Cevap Anahtarı A DCCEBACEBBDBBCEDDBBDEBCBDEEBCBDEBDECCABA

TYT Fen BbbbbbbbbbBbbbbBbbbb

Cevap Anahtarı A BDCDEDEECABDEEABADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Karma Tamlamalar 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 9 7 1 78

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 5 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Sıcaklık ve İzoterm Haritaları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 3 1 0 33
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
MANTIK VE KÜMELER 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Bakteriler ve Arkeler 1 0 1 0
Sitoplazma ve Organeller 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0
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