
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI TARİH

Tekirdağ ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Vip 3232412072 AYT Deneme-7 Vip 3232412071 TYT Deneme-7 22-04-2024

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ AYT Toplam TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TYT Toplam TYT SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - İKBAL SU AYDOĞAN 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 36 3 35.25 36 3 35.25 72.00 6.00 70.50 35 5 33.75 17 1 16.75 32 4 31.00 15 3 14.25 99.00 13.00 95.75 416.980 438.505 332.542 226.792 32 1 1 1
2 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 32 5 30.75 37 3 36.25 69.00 8.00 67.00 39 1 38.75 16 4 15.00 33 7 31.25 18 2 17.50 106.00 14.00 102.50 439.650 436.764 328.110 235.860 36 2 2 2
3 0 - MERT YÜCEL ÇAKIR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 38 2 37.50 32 8 30.00 70.00 10.00 67.50 39 1 38.75 16 3 15.25 31 7 29.25 17 2 16.50 103.00 13.00 99.75 429.477 434.782 344.291 231.791 40 3 3 3
4 505 - GAMZE SİNİCİ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 36 4 35.00 33 7 31.25 69.00 11.00 66.25 37 3 36.25 16 4 15.00 34 6 32.50 14 6 12.50 101.00 19.00 96.25 419.000 426.580 332.600 227.600 58 4 4 4
5 0 - AEY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 38 2 37.50 34 5 32.75 72.00 7.00 70.25 33 6 31.50 12 5 10.75 29 6 27.50 17 3 16.25 91.00 20.00 86.00 385.695 425.088 326.778 214.278 64 5 5 5
6 0 - BERRİN UZUNYOL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 36 3 35.25 29 10 26.50 65.00 13.00 61.75 37 3 36.25 18 1 17.75 34 6 32.50 14 6 12.50 103.00 16.00 99.00 427.332 416.381 336.683 230.933 78 6 6 6
7 0 - M FURKAN ÖNEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 32 8 30.00 34 6 32.50 66.00 14.00 62.50 29 10 26.50 12 8 10.00 34 5 32.75 17 3 16.25 92.00 26.00 85.50 387.253 402.333 304.901 214.901 109 7 7 7
8 0 - SY 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 30 5 28.75 33 3 32.25 63.00 8.00 61.00 36 4 35.00 14 3 13.25 28 4 27.00 15 3 14.25 93.00 14.00 89.50 395.420 400.999 304.418 218.168 116 8 8 8
9 0 - DAMLANUR MACİT 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 35 5 33.75 29 10 26.50 64.00 15.00 60.25 31 7 29.25 15 4 14.00 24 5 22.75 17 3 16.25 87.00 19.00 82.25 370.808 389.249 309.573 208.323 156 9 9 9
10 0 - GAMZE AYŞEMUTLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 34 4 33.00 24 11 21.25 58.00 15.00 54.25 33 7 31.25 18 1 17.75 34 5 32.75 14 6 12.50 99.00 19.00 94.25 412.562 388.694 324.025 225.025 157 10 10 10
11 0 - AHMET EC 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 34 6 32.50 22 6 20.50 56.00 12.00 53.00 28 3 27.25 14 4 13.00 30 8 28.00 14 4 13.00 86.00 19.00 81.25 369.685 367.539 305.374 207.874 220 11 11 11
12 0 - ŞERİFE YÜĞRÜK 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 8 27.00 25 10 22.50 54.00 18.00 49.50 34 6 32.50 13 7 11.25 31 4 30.00 13 7 11.25 91.00 24.00 85.00 382.200 361.350 293.880 212.880 238 12 12 12
13 0 - MİRZA SEZEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 7 26.25 26 12 23.00 54.00 19.00 49.25 37 3 36.25 9 10 6.50 27 6 25.50 14 6 12.50 87.00 25.00 80.75 367.205 355.646 285.632 206.882 250 13 13 13
14 0 - HAYRUNİSA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 9 18.75 31 5 29.75 52.00 14.00 48.50 33 6 31.50 13 6 11.50 19 7 17.25 13 7 11.25 78.00 26.00 71.50 332.387 339.098 249.205 192.955 299 14 14 14
15 0 - İREM BİNİCİ 0 / 0 7 0 7.00 0 0 0.00 25 9 22.75 24 11 21.25 56.00 20.00 51.00 32 5 30.75 13 6 11.50 29 8 27.00 11 5 9.75 85.00 24.00 79.00 361.067 336.306 293.677 224.587 305 15 15 15
16 0 - YİĞİT AYNUR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 26 13 22.75 22 16 18.00 48.00 29.00 40.75 33 7 31.25 15 5 13.75 32 8 30.00 10 10 7.50 90.00 30.00 82.50 372.762 331.628 277.355 209.105 315 16 16 16
17 0 - NİL AKIN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 26 4 25.00 21 8 19.00 47.00 12.00 44.00 34 3 33.25 11 5 9.75 22 5 20.75 11 4 10.00 78.00 17.00 73.75 341.237 328.430 271.495 196.495 326 17 17 17
18 0 - SUDEGÜL ÖZGÜL 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 23 12 20.00 23 16 19.00 46.00 28.00 39.00 34 6 32.50 14 5 12.75 25 11 22.25 15 3 14.25 88.00 25.00 81.75 368.385 324.725 267.354 207.354 335 18 18 18
19 0 - NEHİR SEVİNÇ 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 2 28.50 35 4 34.00 64.00 6.00 62.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 319.521 217.500 132.000 346 19 19 19
20 0 - DENİZ ILGIN 0 / 0 31 8 29.00 0 0 0.00 33 3 32.25 0 0 0.00 64.00 11.00 61.25 35 5 33.75 17 3 16.25 31 7 29.25 11 8 9.00 94.00 23.00 88.25 390.633 313.475 400.337 303.133 361 20 20 20
21 0 - ELİF GÜLCEŞAFAK 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 25 11 22.25 19 21 13.75 44.00 32.00 36.00 32 8 30.00 14 5 12.75 25 8 23.00 12 7 10.25 83.00 28.00 76.00 349.365 308.077 266.496 199.746 376 21 21 21
22 0 - ELİF İKRA SOYÇELİK 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 30 5 28.75 29 7 27.25 59.00 12.00 56.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 300.095 218.250 132.000 393 22 22 22
23 0 - AHMET KARSANBA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 6 27.50 26 7 24.25 55.00 13.00 51.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 287.612 214.500 132.000 421 23 23 23
24 0 - EYLÜL DOĞAN 0 / 0 28 12 25.00 29 10 26.50 25 7 23.25 0 0 0.00 82.00 29.00 74.75 34 6 32.50 17 3 16.25 27 6 25.50 10 2 9.50 88.00 17.00 83.75 374.503 279.892 354.301 365.081 436 24 24 24
25 0 - EBRU ALİCAN 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 3 17.25 16 11 13.25 34.00 14.00 30.50 30 7 28.25 12 5 10.75 14 2 13.50 11 5 9.75 67.00 19.00 62.25 300.725 272.520 232.040 180.290 447 25 25 25
26 0 - RUMEYSA ARALA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 20 9 17.75 9 17 4.75 29.00 26.00 22.50 31 9 28.75 11 8 9.00 20 14 16.50 11 7 9.25 73.00 38.00 63.50 306.408 250.422 235.813 182.563 481 26 26 26
27 0 - AKSU 0 / 0 3 3 2.25 0 0 0.00 7 10 4.50 16 10 13.50 26.00 23.00 20.25 29 10 26.50 10 8 8.00 20 7 18.25 12 6 10.50 71.00 31.00 63.25 307.185 237.117 203.874 191.514 501 27 27 27
28 0 - BRK 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 10 13.50 18 8 16.00 34.00 18.00 29.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 220.362 172.500 132.000 523 28 28 28
29 0 - NEŞE GÜN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12 1 11.75 10 6 8.50 22.00 7.00 20.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 193.173 167.250 132.000 556 29 29 29
30 0 - SİLEM SAP 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12 7 10.25 13 18 8.50 25.00 25.00 18.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 188.460 162.750 132.000 563 30 30 30
31 0 - ENES TURAN 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 4 13.00 9 13 5.75 23.00 17.00 18.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 187.596 171.000 132.000 565 31 31 31
32 0 - EKİN KOTANOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 10 5 8.75 6 16 2.00 16.00 21.00 10.75 25 12 22.00 11 5 9.75 7 5 5.75 7 8 5.00 50.00 30.00 42.50 232.662 185.655 179.315 153.065 569 32 32 32
33 0 - ZEYNEPG 0 / 0 24 9 21.75 0 0 0.00 19 5 17.75 0 0 0.00 43.00 14.00 39.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 185.510 251.250 197.760 570 33 33 33
34 0 - BEYZA S 0 / 0 20 15 16.25 0 0 0.00 7 2 6.50 0 0 0.00 27.00 17.00 22.75 31 8 29.00 15 5 13.75 9 6 7.50 2 1 1.75 57.00 20.00 52.00 261.930 184.367 233.755 213.876 571 34 34 34
35 0 - TK 0 / Ğ 0 0 0.00 0 0 0.00 12 7 10.25 11 16 7.00 23.00 23.00 17.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 183.912 162.750 132.000 572 35 35 35
36 0 - HM 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 4 12.00 3 1 2.75 16.00 5.00 14.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 175.931 168.000 132.000 584 36 36 36
37 0 - SERAP ASLAN 0 / 0 28 10 25.50 29 9 26.75 0 0 0.00 0 0 0.00 57.00 19.00 52.25 38 2 37.50 17 3 16.25 2 1 1.75 0 0 0.00 57.00 6.00 55.50 268.697 167.479 244.345 326.311 601 37 37 37
38 0 - ZÜFER S 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.75 6 8 4.00 13.00 13.00 9.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 161.314 149.250 132.000 620 38 38 38
39 0 - FATİH TERİM 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 9 3 8.25 0 0 0.00 9.00 3.00 8.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 156.871 156.750 132.000 633 39 39 39
40 0 - MUHAMMED N AVUK 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 8 4 7.00 2 2 1.50 10.00 6.00 8.50 0 0 0.00 8 4 7.00 13 3 12.25 5 2 4.50 26.00 9.00 23.75 177.685 156.788 152.074 131.074 635 40 40 40
41 0 - EYŞAN T 0 / 0 13 25 6.75 0 0 0.00 4 9 1.75 0 0 0.00 17.00 34.00 8.50 24 14 20.50 11 8 9.00 8 10 5.50 1 2 0.50 44.00 34.00 35.50 209.045 148.894 169.818 165.170 649 41 41 41
42 0 - YAĞMUR AL 0 / 0 26 10 23.50 27 10 24.50 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 20.00 48.00 27 13 23.75 12 8 10.00 1 4 0.00 1 1 0.75 41.00 26.00 34.50 202.692 141.077 211.693 287.429 666 42 42 42
43 0 - ELLİF 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3 15 -0.75 9 24 3.00 12.00 39.00 2.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 139.407 129.750 132.000 674 43 43 43
44 0 - HELİN NEMLİ 0 / 0 18 17 13.75 24 12 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 29.00 34.75 28 12 25.00 8 8 6.00 1 1 0.75 1 0 1.00 38.00 21.00 32.75 198.160 139.264 181.397 247.552 675 44 44 44
45 0 - MERVE MERVE 0 / 0 20 15 16.25 17 16 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 31.00 29.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 132.000 181.567 223.824 695 45 45 45
46 0 - 0 / 0 7 14 3.50 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 15.00 4.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 132.000 143.767 147.696 695 45 45 45
47 0 - FRED 12 / 0 11 17 6.75 12 9 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 26.00 16.50 13 12 10.00 11 5 9.75 0 0 0.00 1 0 1.00 25.00 17.00 20.75 159.633 123.853 144.387 175.405 712 47 47 47
48 0 - ALİ OSMAN MAHMUTOĞLU0 / 0 13 17 8.75 19 18 14.50 0 0 0.00 1 0 1.00 33.00 35.00 24.25 16 23 10.25 7 13 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 24.00 36.00 15.00 142.238 119.970 144.328 204.591 713 48 48 48

Genel 3.55 1.31 21.02 17.11 43.00 28.33 10.84 17.60 9.61 66.38 316.009 298.845 258.004 199.093 714
İl 4.29 2.85 17.91 13.92 38.97 27.79 10.58 14.86 7.49 60.72 295.928 268.681 239.765 195.248 48

İlçe 4.29 2.85 17.91 13.92 38.97 27.79 10.58 14.86 7.49 60.72 295.928 268.681 239.765 195.248 48
Kurum 4.29 2.85 17.91 13.92 38.97 27.79 10.58 14.86 7.49 60.72 295.928 268.681 239.765 195.248 48
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