
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Vip 3232412071 TYT Deneme-7 1530 116 116 116

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 30.00 6.72 28.33 12.15 5.25 10.84 18.85 5.03 17.60 10.72 4.42 9.61 71.73 21.41 66.38 316.009

İl Ortalaması 29.63 7.37 27.79 11.98 5.59 10.58 16.03 4.72 14.86 8.47 3.93 7.49 66.12 21.61 60.72 295.928
Okul Ortalaması 29.63 7.37 27.79 11.98 5.59 10.58 16.03 4.72 14.86 8.47 3.93 7.49 66.12 21.61 60.72 295.928

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / 0 39 1 38.75 16 4 15.00 33 7 31.25 18 2 17.50 106.00 14.00 102.50 439.650 46 1 1 1
2 0 - MERT YÜCEL ÇAKIR 0 / 0 39 1 38.75 16 3 15.25 31 7 29.25 17 2 16.50 103.00 13.00 99.75 429.477 68 2 2 2
3 0 - BERRİN UZUNYOL 0 / 0 37 3 36.25 18 1 17.75 34 6 32.50 14 6 12.50 103.00 16.00 99.00 427.332 78 3 3 3
4 505 - GAMZE SİNİCİ 12 / B 37 3 36.25 16 4 15.00 34 6 32.50 14 6 12.50 101.00 19.00 96.25 419.000 122 4 4 4
5 0 - İKBAL SU AYDOĞAN 12 / 0 35 5 33.75 17 1 16.75 32 4 31.00 15 3 14.25 99.00 13.00 95.75 416.980 125 5 5 5
6 0 - BARAN TEKİNADAM 0 / D 37 3 36.25 18 1 17.75 27 5 25.75 16 2 15.50 98.00 11.00 95.25 412.693 146 6 6 6
7 0 - GAMZE AYŞEMUTLU 0 / 0 33 7 31.25 18 1 17.75 34 5 32.75 14 6 12.50 99.00 19.00 94.25 412.562 147 7 7 7
8 0 - TOFAN 0 / A 38 2 37.50 13 7 11.25 30 8 28.00 18 2 17.50 99.00 19.00 94.25 412.272 150 8 8 8
9 0 - ENES AKGÜN 0 / 0 34 6 32.50 13 7 11.25 32 4 31.00 19 1 18.75 98.00 18.00 93.50 412.095 153 9 9 9

10 0 - SULTAN ALTUNBAŞ 12 / 0 36 4 35.00 14 6 12.50 35 1 34.75 12 4 11.00 97.00 15.00 93.25 410.635 162 10 10 10
11 0 - ZEHRA TAŞ 0 / 0 36 4 35.00 18 2 17.50 27 8 25.00 17 2 16.50 98.00 16.00 94.00 408.710 176 11 11 11
12 0 - GÜLSÜM BOZAN 0 / 0 35 5 33.75 11 4 10.00 32 2 31.50 15 4 14.00 93.00 15.00 89.25 397.515 243 12 12 12
13 0 - SY 12 / 0 36 4 35.00 14 3 13.25 28 4 27.00 15 3 14.25 93.00 14.00 89.50 395.420 268 13 13 13
14 0 - 0 / 0 34 2 33.50 12 5 10.75 31 5 29.75 15 2 14.50 92.00 14.00 88.50 394.238 275 14 14 14
15 0 - C 0 / 0 34 6 32.50 18 2 17.50 27 7 25.25 15 5 13.75 94.00 20.00 89.00 392.193 291 15 15 15
16 0 - DENİZ ILGIN 0 / 0 35 5 33.75 17 3 16.25 31 7 29.25 11 8 9.00 94.00 23.00 88.25 390.633 308 16 16 16
17 0 - BERKEHAN HASICIOĞLU 0 / 0 35 5 33.75 16 3 15.25 22 5 20.75 19 1 18.75 92.00 14.00 88.50 390.010 311 17 17 17
18 0 - M FURKAN ÖNEN 0 / 0 29 10 26.50 12 8 10.00 34 5 32.75 17 3 16.25 92.00 26.00 85.50 387.253 326 18 18 18
19 0 - AEY 0 / 0 33 6 31.50 12 5 10.75 29 6 27.50 17 3 16.25 91.00 20.00 86.00 385.695 342 19 19 19
20 0 - ŞERİFE YÜĞRÜK 12 / 0 34 6 32.50 13 7 11.25 31 4 30.00 13 7 11.25 91.00 24.00 85.00 382.200 366 20 20 20
21 0 - YİĞİT AKSAKALLI 0 / A 32 8 30.00 16 3 15.25 29 6 27.50 13 6 11.50 90.00 23.00 84.25 378.043 399 21 21 21
22 0 - EYLÜL DOĞAN 0 / 0 34 6 32.50 17 3 16.25 27 6 25.50 10 2 9.50 88.00 17.00 83.75 374.503 419 22 22 22
23 0 - YİĞİT AYNUR 0 / 0 33 7 31.25 15 5 13.75 32 8 30.00 10 10 7.50 90.00 30.00 82.50 372.762 431 23 23 23
24 0 - GNY 0 / 0 29 8 27.00 18 2 17.50 26 4 25.00 14 4 13.00 87.00 18.00 82.50 371.375 441 24 24 24
25 0 - DAMLANUR MACİT 12 / 0 31 7 29.25 15 4 14.00 24 5 22.75 17 3 16.25 87.00 19.00 82.25 370.808 445 25 25 25
26 0 - AHMET EC 0 / 0 28 3 27.25 14 4 13.00 30 8 28.00 14 4 13.00 86.00 19.00 81.25 369.685 454 26 26 26
27 0 - SUDEGÜL ÖZGÜL 12 / 0 34 6 32.50 14 5 12.75 25 11 22.25 15 3 14.25 88.00 25.00 81.75 368.385 467 27 27 27
28 0 - MİRZA SEZE N 0 / 0 37 3 36.25 9 10 6.50 27 6 25.50 14 6 12.50 87.00 25.00 80.75 367.205 477 28 28 28
29 0 - HARUN YILDIZ 0 / 0 33 6 31.50 10 9 7.75 33 6 31.50 11 9 8.75 87.00 30.00 79.50 365.310 487 29 29 29
30 0 - İREM BİNİCİ 0 / 0 32 5 30.75 13 6 11.50 29 8 27.00 11 5 9.75 85.00 24.00 79.00 361.067 521 30 30 30
31 0 - TUBA DUMAN 12 / 0 30 9 27.75 15 4 14.00 26 11 23.25 14 5 12.75 85.00 29.00 77.75 355.743 567 31 31 31
32 0 - CENGİZHA NDİŞ 0 / 0 31 7 29.25 12 8 10.00 23 7 21.25 17 3 16.25 83.00 25.00 76.75 353.108 584 32 32 32
33 0 - HELİN 0 / 0 35 4 34.00 12 6 10.50 22 11 19.25 14 5 12.75 83.00 26.00 76.50 349.882 603 33 33 33
34 0 - ELİF GÜLCEŞAFAK 0 / 0 32 8 30.00 14 5 12.75 25 8 23.00 12 7 10.25 83.00 28.00 76.00 349.365 604 34 34 34
35 0 - GÖRKEM GUN 0 / 0 35 1 34.75 14 4 13.00 18 6 16.50 13 3 12.25 80.00 14.00 76.50 347.837 617 35 35 35
36 0 - FEYZA ERGİDER 0 / 0 36 1 35.75 14 2 13.50 19 4 18.00 10 4 9.00 79.00 11.00 76.25 346.730 629 36 36 36
37 0 - CEMRE 0 / 0 30 10 27.50 14 5 12.75 22 3 21.25 13 2 12.50 79.00 20.00 74.00 342.858 648 37 37 37
38 0 - NİL AKIN 0 / 0 34 3 33.25 11 5 9.75 22 5 20.75 11 4 10.00 78.00 17.00 73.75 341.237 663 38 38 38
39 0 - BERRA AKKAYA 12 / 0 33 7 31.25 14 6 12.50 22 7 20.25 11 5 9.75 80.00 25.00 73.75 340.558 673 39 39 39
40 0 - ZEKERİYA 0 / 0 33 5 31.75 15 5 13.75 16 6 14.50 15 5 13.75 79.00 21.00 73.75 338.485 687 40 40 40
41 0 - İLKNUR DEMİRÖZ 0 / 0 31 7 29.25 14 6 12.50 18 4 17.00 15 5 13.75 78.00 22.00 72.50 336.148 706 41 41 41
42 0 - SİNEM KINAY 0 / 0 32 6 30.50 15 4 14.00 21 8 19.00 10 4 9.00 78.00 22.00 72.50 335.480 708 42 42 42
43 0 - HAYRUNİSA 0 / 0 33 6 31.50 13 6 11.50 19 7 17.25 13 7 11.25 78.00 26.00 71.50 332.387 729 43 43 43
44 0 - EMRE ÇAĞAN 0 / 0 34 5 32.75 14 6 12.50 16 7 14.25 12 8 10.00 76.00 26.00 69.50 323.820 782 44 44 44
45 0 - ASLI B 12 / 0 30 8 28.00 15 5 13.75 22 5 20.75 8 9 5.75 75.00 27.00 68.25 322.040 797 45 45 45
46 0 - BEYZA 0 / 0 28 5 26.75 11 4 10.00 20 8 18.00 14 4 13.00 73.00 21.00 67.75 321.825 800 46 46 46
47 0 - DEFNE TOYRAN 12 / 0 31 9 28.75 10 10 7.50 19 6 17.50 15 5 13.75 75.00 30.00 67.50 321.288 807 47 47 47
48 0 - MİNE KAYA 12 / 0 30 10 27.50 15 5 13.75 17 6 15.50 13 7 11.25 75.00 28.00 68.00 320.135 816 48 48 48
49 0 - YASEMİN NUR 0 / 0 33 5 31.75 18 1 17.75 17 6 15.50 5 5 3.75 73.00 17.00 68.75 319.425 822 49 49 49
50 0 - F U 12 / 0 34 4 33.00 17 3 16.25 14 4 13.00 7 4 6.00 72.00 15.00 68.25 317.358 841 50 50 50
51 0 - E Ç 0 / 0 30 8 28.00 9 7 7.25 21 2 20.50 11 3 10.25 71.00 20.00 66.00 317.120 842 51 51 51
52 0 - ETA 0 / 0 31 7 29.25 17 2 16.50 13 5 11.75 9 4 8.00 70.00 18.00 65.50 308.670 886 52 52 52
53 0 - GON 0 / 0 33 4 32.00 11 5 9.75 21 2 20.50 2 0 2.00 67.00 11.00 64.25 308.463 890 53 53 53
54 0 - AKSU 0 / 0 29 10 26.50 10 8 8.00 20 7 18.25 12 6 10.50 71.00 31.00 63.25 307.185 895 54 54 54
55 0 - İREM DANYELİ 0 / 0 32 7 30.25 7 2 6.50 22 5 20.75 7 5 5.75 68.00 19.00 63.25 307.137 896 55 55 55
56 0 - RUMEYSA ARALA 0 / 0 31 9 28.75 11 8 9.00 20 14 16.50 11 7 9.25 73.00 38.00 63.50 306.408 901 56 56 56
57 0 - TÜLİN KAHRİMAN 0 / 0 34 4 33.00 13 6 11.50 15 2 14.50 6 5 4.75 68.00 17.00 63.75 304.183 910 57 57 57
58 0 - İCARDİİ 12 / 0 32 7 30.25 14 6 12.50 13 25 6.75 15 4 14.00 74.00 42.00 63.50 302.030 926 58 58 58
59 0 - SEVİNÇ NUR 0 / 0 33 6 31.50 10 7 8.25 14 4 13.00 11 5 9.75 68.00 22.00 62.50 301.495 931 59 59 59
60 0 - EBRU ALİCAN 12 / 0 30 7 28.25 12 5 10.75 14 2 13.50 11 5 9.75 67.00 19.00 62.25 300.725 935 60 60 60
61 0 - H Ö 0 / 0 33 6 31.50 11 7 9.25 16 4 15.00 7 3 6.25 67.00 20.00 62.00 299.750 944 61 61 61
62 0 - MERVE A 0 / B 32 7 30.25 16 3 15.25 13 1 12.75 4 3 3.25 65.00 14.00 61.50 295.165 969 62 62 62
63 0 - BRK 0 / 0 26 9 23.75 10 4 9.00 17 9 14.75 12 4 11.00 65.00 26.00 58.50 290.305 997 63 63 63
64 0 - ENES URA TURAN 12 / 0 26 12 23.00 13 3 12.25 19 7 17.25 7 8 5.00 65.00 30.00 57.50 286.158 1019 64 64 64
65 0 - ELİF RANA KILIF 0 / 0 32 5 30.75 13 6 11.50 12 6 10.50 7 7 5.25 64.00 24.00 58.00 283.982 1031 65 65 65
66 0 - B E 0 / 0 32 7 30.25 12 7 10.25 11 4 10.00 8 6 6.50 63.00 24.00 57.00 281.127 1041 66 66 66
67 0 - DZEKO 0 / 0 28 6 26.50 9 4 8.00 12 3 11.25 10 1 9.75 59.00 14.00 55.50 278.528 1060 67 67 67
68 0 - ŞEVVAL 0 / 0 31 9 28.75 12 6 10.50 14 3 13.25 3 1 2.75 60.00 19.00 55.25 276.178 1070 68 68 68
69 0 - YATTARA 0 / 0 28 7 26.25 11 5 9.75 13 3 12.25 8 7 6.25 60.00 22.00 54.50 274.550 1078 69 69 69
70 0 - ELSA 0 / 0 27 9 24.75 11 5 9.75 11 3 10.25 9 2 8.50 58.00 19.00 53.25 270.252 1100 70 70 70
71 0 - TK 0 / 0 28 12 25.00 10 10 7.50 13 2 12.50 10 10 7.50 61.00 34.00 52.50 269.100 1110 71 71 71
72 0 - SERAP ASLAN 0 / 0 38 2 37.50 17 3 16.25 2 1 1.75 0 0 0.00 57.00 6.00 55.50 268.697 1115 72 72 72
73 0 - MELİKE 0 / 0 22 12 19.00 12 5 10.75 13 4 12.00 11 5 9.75 58.00 26.00 51.50 266.100 1133 73 73 73
74 0 - YAVUZ SELİM 0 / 0 23 3 22.25 14 6 12.50 13 2 12.50 6 6 4.50 56.00 17.00 51.75 265.145 1138 74 74 74
75 0 - GÜLNUR KARABAŞ 0 / M 35 5 33.75 17 3 16.25 4 1 3.75 0 0 0.00 56.00 9.00 53.75 264.363 1142 75 75 75
76 0 - BURCU AKIN 0 / 0 34 5 32.75 12 7 10.25 10 4 9.00 0 0 0.00 56.00 16.00 52.00 262.573 1151 76 76 76
77 0 - BEYZA S 0 / 0 31 8 29.00 15 5 13.75 9 6 7.50 2 1 1.75 57.00 20.00 52.00 261.930 1155 77 77 77
78 0 - FUNDA Ö 0 / 0 29 7 27.25 8 7 6.25 13 6 11.50 7 6 5.50 57.00 26.00 50.50 261.678 1157 78 78 78
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79 0 - SONGÜL AKIN 0 / 0 23 16 19.00 10 7 8.25 14 5 12.75 10 9 7.75 57.00 37.00 47.75 254.335 1186 79 79 79
80 0 - NK 0 / 0 34 5 32.75 9 7 7.25 10 4 9.00 0 0 0.00 53.00 16.00 49.00 253.483 1190 80 80 80
81 0 - SERRA KÖSER 0 / 0 31 5 29.75 11 6 9.50 6 4 5.00 7 9 4.75 55.00 24.00 49.00 252.577 1192 81 81 81
82 0 - TUANA A 0 / 0 32 3 31.25 10 4 9.00 9 2 8.50 0 0 0.00 51.00 9.00 48.75 252.215 1193 82 82 82
83 0 - ABDULKADİRÇETİNKAYA 0 / 0 31 8 29.00 13 7 11.25 7 2 6.50 3 4 2.00 54.00 21.00 48.75 251.507 1197 83 83 83
84 0 - B İ 0 / 0 25 15 21.25 12 8 10.00 17 4 16.00 0 6 -1.50 54.00 33.00 45.75 246.510 1215 84 84 84
85 0 - AL PACİNO 0 / 0 28 9 25.75 12 6 10.50 7 5 5.75 5 3 4.25 52.00 23.00 46.25 244.093 1226 85 85 85
86 0 - KERİM 0 / 0 30 6 28.50 5 6 3.50 13 4 12.00 3 8 1.00 51.00 24.00 45.00 243.425 1230 86 86 86
87 0 - İREM G 0 / 0 30 8 28.00 8 9 5.75 10 2 9.50 2 1 1.75 50.00 20.00 45.00 241.990 1236 87 87 87
88 0 - DUSAN TADIC 0 / 0 26 6 24.50 12 5 10.75 9 2 8.50 2 3 1.25 49.00 16.00 45.00 240.685 1249 88 88 88
89 0 - ELLİİF 0 / 0 29 5 27.75 9 7 7.25 9 4 8.00 3 6 1.50 50.00 22.00 44.50 239.298 1255 89 89 89
90 0 - MUHAMMED HASAR 0 / 0 24 8 22.00 8 7 6.25 11 5 9.75 6 8 4.00 49.00 28.00 42.00 233.448 1277 90 90 90
91 0 - EKIN KOTANOĞLU 0 / 0 25 12 22.00 11 5 9.75 7 5 5.75 7 8 5.00 50.00 30.00 42.50 232.662 1278 91 91 91
92 0 - MERVE TEKBAŞ 0 / 0 33 6 31.50 10 9 7.75 2 1 1.75 0 1 -0.25 45.00 17.00 40.75 223.230 1303 92 92 92
93 0 - TUANA GÖKTAŞ 0 / 0 30 9 27.75 0 0 0.00 0 0 0.00 13 6 11.50 43.00 15.00 39.25 222.470 1308 93 93 93
94 0 - SEDA 0 / 0 32 3 31.25 10 7 8.25 1 2 0.50 0 0 0.00 43.00 12.00 40.00 220.183 1313 94 94 94
95 0 - EBRAR G 0 / 0 25 13 21.75 11 7 9.25 7 2 6.50 0 4 -1.00 43.00 26.00 36.50 212.213 1343 95 95 95
96 0 - RÜYA GÜN 0 / 0 29 7 27.25 11 5 9.75 0 0 0.00 1 2 0.50 41.00 14.00 37.50 212.052 1345 96 96 96
97 0 - 0 / 0 29 11 26.25 9 11 6.25 5 21 -0.25 6 6 4.50 49.00 49.00 36.75 211.338 1348 97 97 97
98 0 - İLKİM 0 / 0 31 6 29.50 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 11.00 37.25 211.312 1349 98 98 98
99 0 - EYŞAN T 0 / 0 24 14 20.50 11 8 9.00 8 10 5.50 1 2 0.50 44.00 34.00 35.50 209.045 1358 99 99 99

100 0 - YAĞMUR AL 0 / 0 27 13 23.75 12 8 10.00 1 4 0.00 1 1 0.75 41.00 26.00 34.50 202.692 1373 100 100 100
101 0 - HELİN NEMLİ 0 / 0 28 12 25.00 8 8 6.00 1 1 0.75 1 0 1.00 38.00 21.00 32.75 198.160 1386 101 101 101
102 0 - MERT ÖZÇAVDAR 0 / 0 29 7 27.25 6 9 3.75 1 1 0.75 0 0 0.00 36.00 17.00 31.75 194.917 1397 102 102 102
103 0 - ÖMER BAŞ 0 / 0 17 9 14.75 13 7 11.25 4 2 3.50 1 0 1.00 35.00 18.00 30.50 192.113 1402 103 103 103
104 0 - ZEHRA YİLMAZ 0 / 0 28 10 25.50 6 13 2.75 1 1 0.75 0 0 0.00 35.00 24.00 29.00 186.393 1408 104 104 104
105 0 - BAHAR AKYOL 0 / 0 24 12 21.00 9 7 7.25 0 2 -0.50 1 2 0.50 34.00 23.00 28.25 182.992 1412 105 105 105
106 0 - SELENAY 0 / 0 23 7 21.25 7 7 5.25 1 0 1.00 0 0 0.00 31.00 14.00 27.50 181.553 1418 106 106 106
107 0 - MUHAMMED NAVUK 0 / 0 0 0 0.00 8 4 7.00 13 3 12.25 5 2 4.50 26.00 9.00 23.75 177.685 1427 107 107 107
108 0 - FATOŞ 0 / 0 21 15 17.25 9 6 7.50 0 0 0.00 3 8 1.00 33.00 29.00 25.75 175.580 1432 108 108 108
109 0 - ELİF NAZ 0 / 0 19 19 14.25 8 7 6.25 2 1 1.75 4 5 2.75 33.00 32.00 25.00 174.990 1434 109 109 109
110 0 - BE N Ö Ö 0 / 0 18 17 13.75 8 10 5.50 2 6 0.50 7 9 4.75 35.00 42.00 24.50 173.478 1438 110 110 110
111 0 - FRED 12 / 0 13 12 10.00 11 5 9.75 0 0 0.00 1 0 1.00 25.00 17.00 20.75 159.633 1455 111 111 111
112 0 - BÜŞ ÇOBAN 12 / 0 17 11 14.25 6 5 4.75 0 2 -0.50 1 3 0.25 24.00 21.00 18.75 153.350 1462 112 112 112
113 0 - ALİ OSMANMAHMUTOĞLU 0 / 0 16 23 10.25 7 13 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 24.00 36.00 15.00 142.238 1482 113 113 113
114 0 - Y K 0 / 0 14 19 9.25 8 10 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 29.00 14.75 140.910 1486 114 114 114
115 0 - BARIŞ BALA 0 / 0 12 18 7.50 6 14 2.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 18.00 33.00 9.75 125.453 1503 115 115 115
116 0 - SAMET ÖZCAN 0 / 0 6 9 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 9.00 3.75 106.975 1521 116 116 116


