
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY Halk Eğitim Merkezi Bilfen TYT Deneme Sınavı-4 108206 189 142 54

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 17.25 12.78 14.06 7.65 5.74 6.21 8.72 4.04 7.71 4.28 3.42 3.42 37.89 25.98 31.40 204.571

İl Ortalaması 15.50 14.29 11.92 6.23 6.05 4.71 6.34 3.43 5.49 3.68 3.28 2.86 31.75 27.05 24.99 183.223
Okul Ortalaması 21.02 12.28 17.95 10.44 5.48 9.07 15.00 3.67 14.08 6.78 3.13 6.00 53.24 24.56 47.10 256.943

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ENES AKGÜN 0 / 0 30 10 27.50 17 3 16.25 38 2 37.50 18 2 17.50 103.00 17.00 98.75 429.250 277 1 1 1
2 0 - BELEMİR 0 / 0 31 9 28.75 16 4 15.00 33 6 31.50 17 3 16.25 97.00 22.00 91.50 405.075 1067 2 2 2
3 0 - GAMZE MUTLU 12 / D 34 6 32.50 14 5 12.75 36 4 35.00 13 7 11.25 97.00 22.00 91.50 404.350 1093 3 3 3
4 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / 0 30 9 27.75 14 6 12.50 34 5 32.75 17 3 16.25 95.00 23.00 89.25 397.400 1436 4 4 4
5 0 - TŞS 12 / A 27 11 24.25 16 3 15.25 34 3 33.25 17 3 16.25 94.00 20.00 89.00 396.850 1502 5 5 5
6 501 - BERRİN UZUNYOL 12 / 0 30 10 27.50 12 7 10.25 37 3 36.25 16 4 15.00 95.00 24.00 89.00 396.225 1568 6 6 6
7 0 - İKBAL SU AYDOĞAN 12 / 0 28 12 25.00 15 3 14.25 35 3 34.25 15 4 14.00 93.00 22.00 87.50 391.575 1924 7 7 7
8 0 - GAMZE SİNİCİ 12 / 0 27 11 24.25 13 7 11.25 36 3 35.25 15 5 13.75 91.00 26.00 84.50 381.350 2623 8 8 8
9 0 - EGE H 12 / M 24 15 20.25 15 5 13.75 29 4 28.00 15 5 13.75 83.00 29.00 75.75 352.725 6038 9 9 9

10 0 - ŞERİFE YÜĞRÜK 12 / 0 28 12 25.00 14 5 12.75 26 9 23.75 14 5 12.75 82.00 31.00 74.25 347.575 6791 10 10 10
11 0 - ÖMER DAĞLI 0 / 0 25 14 21.50 16 4 15.00 26 2 25.50 12 7 10.25 79.00 27.00 72.25 340.950 7792 11 11 11
12 0 - CNS 0 / 0 23 16 19.00 13 5 11.75 28 6 26.50 15 5 13.75 79.00 32.00 71.00 336.850 8413 12 12 12
13 0 - DAMLANUR MACİT 0 / 0 24 14 20.50 7 10 4.50 32 2 31.50 15 4 14.00 78.00 30.00 70.50 334.500 8769 13 13 13
14 0 - NİL AKIN 0 / 0 26 9 23.75 9 2 8.50 28 3 27.25 11 5 9.75 74.00 19.00 69.25 330.350 9440 15 15 14
15 0 - MİRZA SEZEN 0 / 0 25 15 21.25 13 6 11.50 25 11 22.25 13 7 11.25 76.00 39.00 66.25 320.900 11037 17 16 15
16 0 - YİĞİT AYNUR 12 / M 25 14 21.50 11 8 9.00 27 12 24.00 12 8 10.00 75.00 42.00 64.50 314.750 12079 18 17 16
17 0 - BERRA AKKAYA 12 / 0 25 13 21.75 13 5 11.75 21 5 19.75 12 6 10.50 71.00 29.00 63.75 312.600 12303 19 18 17
18 0 - İREM BİNİCİ 0 / 0 21 15 17.25 13 5 11.75 29 4 28.00 8 6 6.50 71.00 30.00 63.50 311.375 12631 21 19 18
19 0 - CANAN KARA 0 / 0 10 5 8.75 13 7 11.25 30 3 29.25 11 9 8.75 64.00 24.00 58.00 293.400 16218 23 20 19
20 0 - GGG 0 / 0 26 12 23.00 15 4 14.00 20 5 18.75 1 0 1.00 62.00 21.00 56.75 288.775 17261 24 21 20
21 0 - ETA 12 / 0 28 7 26.25 15 5 13.75 9 5 7.75 9 3 8.25 61.00 20.00 56.00 287.000 17787 25 22 21
22 0 - MELİS PASTIRMA 0 / 0 25 14 21.50 11 5 9.75 15 7 13.25 10 5 8.75 61.00 31.00 53.25 277.575 20253 26 23 22
23 0 - KAAN 0 / 0 17 1 16.75 18 2 17.50 13 2 12.50 7 4 6.00 55.00 9.00 52.75 276.425 20609 27 24 23
24 0 - ELSA 0 / 0 22 15 18.25 11 2 10.50 16 3 15.25 6 2 5.50 55.00 22.00 49.50 264.950 23696 30 25 24
25 0 - TADİC 0 / 0 20 11 17.25 7 6 5.50 12 1 11.75 10 3 9.25 49.00 21.00 43.75 245.850 29867 34 27 25
26 0 - SERAP ASLAN 0 / 0 28 12 25.00 16 3 15.25 3 1 2.75 0 0 0.00 47.00 16.00 43.00 243.425 30592 36 29 26
27 0 - L 0 / 0 18 16 14.00 17 3 16.25 14 6 12.50 0 1 -0.25 49.00 26.00 42.50 241.850 31067 37 30 27
28 0 - İREM 0 / 0 26 11 23.25 11 6 9.50 10 2 9.50 1 3 0.25 48.00 22.00 42.50 241.225 31316 38 31 28
29 0 - TUANA A 0 / 0 27 8 25.00 9 3 8.25 10 4 9.00 0 0 0.00 46.00 15.00 42.25 240.250 31792 39 32 29
30 0 - NK 0 / 0 26 8 24.00 10 7 8.25 10 3 9.25 0 0 0.00 46.00 18.00 41.50 237.775 32450 40 33 30
31 0 - YATTARA 0 / 0 20 16 16.00 7 10 4.50 10 6 8.50 13 4 12.00 50.00 36.00 41.00 236.950 32740 41 34 31
32 0 - SERRA 0 / 0 19 10 16.50 11 3 10.25 7 3 6.25 9 5 7.75 46.00 21.00 40.75 236.275 33004 42 35 32
33 0 - MERVE A 12 / 0 24 16 20.00 10 9 7.75 12 5 10.75 1 3 0.25 47.00 33.00 38.75 228.675 36038 47 36 33
34 0 - RÜYA GÜN 0 / 0 23 10 20.50 12 3 11.25 0 0 0.00 1 0 1.00 36.00 13.00 32.75 209.300 44291 54 38 34
35 0 - İCARDİİİİ 11 / Ğ 19 16 15.00 8 8 6.00 6 2 5.50 8 8 6.00 41.00 34.00 32.50 208.450 44779 55 39 35
36 0 - ABDULLAH T 0 / 0 17 6 15.50 5 6 3.50 3 3 2.25 11 4 10.00 36.00 19.00 31.25 204.475 46719 57 41 36
37 0 - GÜLNUR KARABAŞ 0 / M 21 18 16.50 13 6 11.50 3 3 2.25 0 0 0.00 37.00 27.00 30.25 200.975 48499 59 42 37
38 0 - EKİN KOTANOĞLU 0 / 0 19 18 14.50 10 2 9.50 0 0 0.00 5 8 3.00 34.00 28.00 27.00 190.350 54090 67 45 38
39 0 - FURKAN ATAYAN 0 / 0 20 17 15.75 11 7 9.25 0 0 0.00 2 3 1.25 33.00 27.00 26.25 187.675 55328 68 46 39
40 0 - ZEHRA YİLMAZ 0 / 0 23 15 19.25 7 11 4.25 2 3 1.25 1 0 1.00 33.00 29.00 25.75 185.500 56503 71 49 40
41 0 - ŞULENUR ÖZDEMİR 0 / 0 24 16 20.00 6 4 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 20.00 25.00 183.000 57927 73 50 41
42 0 - MERVE TEKBAŞ 0 / 0 18 19 13.25 9 9 6.75 2 2 1.50 2 0 2.00 31.00 30.00 23.50 178.425 60393 76 52 42
43 0 - HELİN NEMLİ 0 / 0 21 16 17.00 9 11 6.25 1 2 0.50 0 1 -0.25 31.00 30.00 23.50 178.150 60510 78 54 43
44 0 - ZÜMRA YURTSEVEN 0 / M 20 20 15.00 9 10 6.50 2 1 1.75 0 0 0.00 31.00 31.00 23.25 177.375 60972 79 55 44
45 0 - MERT ÖZÇAVDAR 0 / 0 18 12 15.00 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 164.800 67591 87 61 45
46 0 - SELENY 0 / 0 14 11 11.25 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 12.00 16.00 153.275 74819 98 70 46
47 0 - HM 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 3 15.25 0 0 0.00 16.00 3.00 15.25 150.325 76571 101 73 47
48 0 - MOURO İCARDİ 12 / 0 9 4 8.00 2 3 1.25 5 4 4.00 0 0 0.00 16.00 11.00 13.25 143.850 80515 110 81 48
49 0 - TUANA TORLAK 0 / 0 8 12 5.00 2 4 1.00 7 3 6.25 1 2 0.50 18.00 21.00 12.75 142.225 81333 113 83 49
50 0 - BEYZA ALKOÇ 0 / 0 10 18 5.50 4 7 2.25 4 2 3.50 1 0 1.00 19.00 27.00 12.25 140.750 82096 116 85 50
51 0 - MAVİŞ SU 0 / 0 9 11 6.25 8 6 6.50 0 1 -0.25 0 2 -0.50 17.00 20.00 12.00 140.200 82414 117 86 51
52 0 - FERİDE GÖÇMEN 0 / 0 11 22 5.50 8 7 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 29.00 11.75 139.400 82795 119 88 52
53 0 - ELEK TURCO 12 / 0 1 0 1.00 2 3 1.25 9 1 8.75 0 0 0.00 12.00 4.00 11.00 136.425 84061 122 90 53
54 0 - TAHA DİNÇ 12 / B 11 25 4.75 6 14 2.50 5 25 -1.25 1 10 -1.50 23.00 74.00 4.50 114.950 97209 157 120 54


