
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY Halk Eğitim Merkezi Bilfen AYT Deneme Sınavı-4 2098 74 45 33

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 9.80 5.66 8.38 5.10 2.75 4.41 8.34 4.02 7.34 8.11 4.84 6.90 31.35 17.26 27.03 182.037 186.792 178.127
İl Ortalaması 9.78 5.74 8.35 3.88 1.46 3.51 7.99 3.54 7.10 9.18 5.00 7.93 30.82 15.74 26.89 189.731 191.328 180.605

Okul Ortalaması 10.45 5.24 9.14 4.15 1.67 3.73 14.45 4.61 13.30 14.00 4.85 12.79 43.06 16.36 38.97 236.441 225.940 196.858

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 0 - ENES AKGÜN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 36 3 35.25 35 5 33.75 71.00 8.00 69.00 438.801 339.565 231.700 2 1 1 1
2 0 - GAMZE SİNİCİ 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 8 27.00 36 4 35.00 65.00 12.00 62.00 397.978 295.160 212.540 13 2 2 2
3 0 - TŞS 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 21 1 20.75 37 2 36.50 58.00 3.00 57.25 390.520 282.235 218.740 17 3 3 3
4 0 - BELEMİR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 26 9 23.75 33 4 32.00 59.00 13.00 55.75 389.592 294.705 222.030 19 4 4 4
5 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 24 9 21.75 33 7 31.25 57.00 16.00 53.00 377.360 285.515 218.960 23 5 5 5
6 0 - DAMLANUR MACİT 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 27 3 26.25 32 6 30.50 59.00 9.00 56.75 364.096 274.125 193.800 29 6 6 6
7 0 - MİRZA SEZEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 6 26.50 26 12 23.00 54.00 18.00 49.50 336.670 269.450 188.360 52 7 7 7
8 0 - YİĞİT AYNUR 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 32 5 30.75 23 15 19.25 55.00 20.00 50.00 336.002 279.995 185.900 54 8 8 8
9 0 - İREM BİNİCİ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 11 14.25 20 10 17.50 37.00 21.00 31.75 280.039 228.155 184.550 173 10 9 9

10 0 - EGE H 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 22 6 20.50 8 10 5.50 30.00 16.00 26.00 279.291 263.820 201.090 174 11 10 10
11 0 - ŞE *FE YÜĞRÜK 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 25 4 24.00 27 9 24.75 52.00 13.00 48.75 278.662 205.440 132.000 176 12 11 11
12 0 - TUĞBA ŞAHİN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 7 11.25 29 4 28.00 42.00 11.00 39.25 250.917 166.425 132.000 288 14 12 12
13 0 - SİNEM KINAY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 23 6 21.50 19 8 17.00 42.00 14.00 38.50 247.299 197.790 132.000 310 15 13 13
14 0 - ECE KORKMAZ 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12 9 9.75 29 9 26.75 41.00 18.00 36.50 241.598 161.835 132.000 339 16 14 14
15 0 - KAAN 0 / 0 8 6 6.50 10 4 9.00 4 3 3.25 21 11 18.25 43.00 24.00 37.00 236.094 198.275 216.554 362 18 16 15
16 0 - YATTARA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 8 6 6.50 15 4 14.00 23.00 10.00 20.50 216.717 174.670 154.780 495 20 17 16
17 0 - TADİC 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6 3 5.25 14 3 13.25 20.00 6.00 18.50 214.457 174.405 158.340 514 21 18 17
18 0 - EBRU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 2 13.50 16 11 13.25 30.00 13.00 26.75 212.861 173.310 132.000 525 22 19 18
19 0 - HAZAL GÜLŞEN GÜL 0 / 0 33 7 31.25 0 0 0.00 22 5 20.75 0 0 0.00 55.00 12.00 52.00 194.554 287.595 225.120 671 23 20 19
20 0 - SUDE BÜYÜKBAŞ 12 / 0 24 12 21.00 0 0 0.00 17 5 15.75 0 0 0.00 41.00 17.00 36.75 179.481 241.290 194.832 833 27 21 20
21 0 - 0 / 0 25 10 22.50 0 0 0.00 16 3 15.25 0 0 0.00 41.00 13.00 37.75 177.973 245.925 199.392 853 28 22 21
22 0 - GGG 0 / 0 24 11 21.25 0 0 0.00 15 2 14.50 0 0 0.00 39.00 13.00 35.75 175.712 241.125 196.176 881 30 23 22
23 0 - ASLI B 12 / 0 28 8 26.00 0 0 0.00 14 7 12.25 0 0 0.00 42.00 15.00 38.25 168.929 246.015 210.144 955 32 24 23
24 0 - MERVE A 12 / 0 29 8 27.00 0 0 0.00 6 3 5.25 0 0 0.00 35.00 11.00 32.25 167.297 247.950 232.734 979 33 25 24
25 0 - EYLÜL DOĞAN 0 / 0 25 11 22.25 23 4 22.00 12 7 10.25 0 0 0.00 60.00 22.00 54.50 162.900 227.910 260.592 1033 36 26 25
26 0 - SERAP ASLAN 0 / 0 29 10 26.50 22 9 19.75 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 19.00 46.25 157.370 236.045 294.122 1116 38 27 26
27 0 - BARIŞ ALPER 0 / 0 2 2 1.50 0 0 0.00 8 17 3.75 9 26 2.50 19.00 45.00 7.75 150.864 148.230 136.368 1211 41 28 27
28 0 - FURKAN ATAYAN 0 / 0 31 8 29.00 27 9 24.75 0 0 0.00 0 0 0.00 58.00 17.00 53.75 135.070 220.660 298.990 1545 50 32 28
29 0 - ŞULENUR ÖZDEMİR 0 / 0 26 14 22.50 15 4 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 18.00 36.50 133.200 202.650 242.640 1631 54 36 29
30 0 - BERFF 0 / 0 8 28 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 28.00 1.00 132.000 136.005 134.064 1655 56 37 30
31 0 - L 0 / 0 26 10 23.50 29 5 27.75 0 0 0.00 0 0 0.00 55.00 15.00 51.25 132.000 202.020 286.032 1655 56 37 30
32 0 - MERT ÖZÇ 0 / 0 11 8 9.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 11.00 9.00 8.75 131.246 158.730 159.216 1857 63 43 32
33 0 - FERİDE GÖÇMEN 0 / 0 16 20 11.00 11 20 6.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 27.00 41.00 16.75 115.006 149.000 178.544 2063 71 45 33


