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İL İLÇE KURUM SINAV ADI TARİH
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ AYT Toplam TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TYT Toplam TYT SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - FARUK 0 / 0 40 0 40.00 30 0 30.00 0 0 0.00 0 0 0.00 70.00 0.00 70.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 132.000 252.000 337.440 26 7 7 1
2 0 - MERVE A 0 / 0 31 7 29.25 21 12 18.00 9 5 7.75 2 0 2.00 63.00 24.00 57.00 39 1 38.75 17 3 16.25 8 7 6.25 3 4 2.00 67.00 15.00 63.25 296.343 208.049 290.020 321.961 45 13 13 2
3 0 - OSMAN BALLI 0 / 0 20 6 18.50 26 1 25.75 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 7.00 44.25 29 6 27.50 14 1 13.75 0 0 0.00 2 2 1.50 45.00 9.00 42.75 228.448 151.379 207.912 288.611 159 24 24 3
4 0 - DLN 0 / B 30 4 29.00 21 5 19.75 3 0 3.00 0 0 0.00 54.00 9.00 51.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 141.044 229.100 281.136 203 27 27 4
5 0 - SEMANUR ALKAN 0 / 0 23 5 21.75 18 13 14.75 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 18.00 36.50 33 7 31.25 13 6 11.50 8 2 7.50 4 5 2.75 58.00 20.00 53.00 265.668 166.267 232.684 279.307 213 28 28 5
6 0 - GÖKÇE ERGENE 0 / 0 24 10 21.50 15 5 13.75 3 2 2.50 0 0 0.00 42.00 17.00 37.75 31 9 28.75 14 4 13.00 5 4 4.00 4 6 2.50 54.00 23.00 48.25 248.470 166.925 232.488 267.484 283 30 30 6
7 0 - ENES AKGÜN 0 / 0 4 0 4.00 5 0 5.00 27 5 25.75 27 6 25.50 63.00 11.00 60.25 36 4 35.00 18 0 18.00 31 7 29.25 16 4 15.00 101.00 15.00 97.25 420.800 381.927 317.703 264.608 302 34 34 7
8 0 - HELİN NEMLİ 0 / 0 22 18 17.50 24 15 20.25 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 33.00 37.75 30 10 27.50 13 7 11.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 43.00 19.00 38.25 213.778 145.511 198.178 261.431 327 35 35 8
9 0 - ŞULENUR ÖZDEMİR 0 / 0 27 13 23.75 14 6 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 19.00 36.25 34 6 32.50 12 1 11.75 2 4 1.00 0 0 0.00 48.00 11.00 45.25 236.572 154.629 225.546 260.949 336 37 37 9
10 0 - BARIŞ ALPER 0 / 0 21 19 16.25 22 13 18.75 7 8 5.00 12 16 8.00 62.00 56.00 48.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 170.778 196.167 251.760 413 45 43 10
11 0 - BEYZA SAKALLI 0 / 0 31 3 30.25 0 0 0.00 7 1 6.75 0 0 0.00 38.00 4.00 37.00 30 10 27.50 11 7 9.25 9 4 8.00 3 1 2.75 53.00 22.00 47.50 248.935 179.923 271.091 250.390 425 47 44 11
12 0 - L 0 / 0 20 10 17.50 23 12 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 22.00 37.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 132.000 185.300 246.768 473 52 47 12
13 0 - CEYDA KONCA 0 / 0 26 7 24.25 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 29.00 8.00 27.00 35 4 34.00 12 7 10.25 6 2 5.50 2 1 1.75 55.00 14.00 51.50 259.585 172.124 245.917 237.754 606 57 52 13
14 0 - EBRAR GVNÇ 0 / 0 19 15 15.25 15 8 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 23.00 28.25 29 8 27.00 11 7 9.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 41.00 16.00 37.00 210.568 144.227 191.044 233.651 681 58 53 14
15 0 - TOFAN 0 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 27 7 25.25 34 6 32.50 61.00 13.00 57.75 36 4 35.00 19 1 18.75 27 5 25.75 17 3 16.25 99.00 13.00 95.75 414.415 399.514 301.516 225.766 840 61 55 15
16 0 - ELİF Ç 0 / 0 30 1 29.75 0 0 0.00 8 2 7.50 0 0 0.00 38.00 3.00 37.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 154.610 244.800 222.528 931 66 57 16
17 0 - İLKİM KUZU 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 2 20.50 21 8 19.00 42.00 10.00 39.50 36 4 35.00 17 1 16.75 23 5 21.75 16 2 15.50 92.00 12.00 89.00 390.858 335.031 277.843 216.343 1091 75 64 17
18 0 - FATMA 12 / 0 29 6 27.50 0 0 0.00 16 3 15.25 0 0 0.00 45.00 9.00 42.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 177.973 261.400 216.144 1096 76 65 18
19 0 - GÜLNUR KARABAŞ 0 / 0 23 17 18.75 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 24.00 20.00 19.00 33 6 31.50 17 3 16.25 1 2 0.50 0 0 0.00 51.00 11.00 48.25 245.208 158.837 215.916 215.923 1107 77 66 19
20 0 - FADİME T 0 / 0 14 11 11.25 15 12 12.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 29.00 24.00 23.00 23 15 19.25 7 5 5.75 0 0 0.00 4 1 3.75 34.00 21.00 28.75 186.155 133.693 168.762 215.870 1113 78 67 20
21 0 - TUANA A 0 / 0 15 8 13.00 12 5 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 13.00 23.75 30 8 28.00 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 35.00 10.00 32.50 198.480 139.392 178.725 213.072 1219 81 69 21
22 0 - HÜMEYRA PALA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 20 5 18.75 13 14 9.50 33.00 19.00 28.25 35 4 34.00 13 3 12.25 23 2 22.50 16 2 15.50 87.00 11.00 84.25 376.873 296.035 266.999 210.749 1300 83 71 22
23 0 - GAMZE SİNİCİ 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 25 6 23.50 21 15 17.25 46.00 21.00 40.75 35 5 33.75 13 4 12.00 29 4 28.00 12 8 10.00 89.00 21.00 83.75 376.595 332.862 281.138 210.638 1304 84 72 23
24 0 - YASE İN NURARPACI 0 / 0 27 9 24.75 0 0 0.00 17 6 15.50 0 0 0.00 44.00 15.00 40.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 178.727 254.150 208.464 1364 88 76 24
25 0 - YAĞMUR ÖZTÜRK 0 / 0 0 0 0.00 3 1 2.75 17 7 15.25 8 2 7.50 28.00 10.00 25.50 32 6 30.50 12 3 11.25 25 2 24.50 8 3 7.25 77.00 14.00 73.50 341.500 265.695 242.350 207.400 1398 90 78 25
26 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 30 4 29.00 29 8 27.00 59.00 12.00 56.00 33 7 31.25 18 2 17.50 21 12 18.00 16 4 15.00 88.00 25.00 81.75 365.660 375.298 293.264 206.264 1446 91 79 26
27 0 - AHMET AGA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 9 18.75 28 6 26.50 49.00 15.00 45.25 32 7 30.25 14 5 12.75 22 3 21.25 17 2 16.50 85.00 17.00 80.75 365.452 342.078 262.431 206.181 1448 92 80 27
28 0 - CEYLİN KARABACAK 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 5 15.75 18 13 14.75 35.00 18.00 30.50 33 7 31.25 17 2 16.50 20 6 18.50 13 2 12.50 83.00 17.00 78.75 355.765 294.562 249.556 202.306 1590 96 84 28
29 0 - H Ö 0 / 0 25 10 22.50 0 0 0.00 7 3 6.25 0 0 0.00 32.00 13.00 28.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 150.841 219.850 202.176 1596 97 85 29
30 0 - ELİF İKRA SOYÇELİK 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 27 4 26.00 24 6 22.50 51.00 10.00 48.50 36 4 35.00 13 4 12.00 21 7 19.25 13 5 11.75 83.00 20.00 78.00 354.078 347.850 279.631 201.631 1624 98 86 30
31 0 - DAMLANUR MACİT 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 19 9 16.75 22 9 19.75 41.00 18.00 36.50 34 6 32.50 12 8 10.00 24 4 23.00 13 6 11.50 83.00 24.00 77.00 353.245 311.559 251.548 201.298 1633 99 87 31
32 0 - ŞEVVAL DALKIRAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 19 2 18.50 16 9 13.75 35.00 11.00 32.25 35 3 34.25 14 3 13.25 19 1 18.75 12 4 11.00 80.00 11.00 77.25 351.033 297.439 255.913 200.413 1669 100 88 32
33 0 - CENGİZHAN DİŞ 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 9 18.75 21 9 18.75 42.00 18.00 37.50 22 7 20.25 17 1 16.75 24 3 23.25 15 4 14.00 78.00 15.00 74.25 344.888 311.171 254.205 197.955 1762 102 89 33
34 0 - EREN KADEM 0 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 29 5 27.75 34 3 33.25 63.00 8.00 61.00 29 11 26.25 18 2 17.50 21 11 18.25 14 6 12.50 82.00 30.00 74.50 342.165 380.329 280.116 196.866 1810 104 91 34
35 0 - A E C 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 6 16.50 17 7 15.25 35.00 13.00 31.75 34 3 33.25 13 3 12.25 20 7 18.25 11 4 10.00 78.00 17.00 73.75 339.513 291.032 245.305 195.805 1850 108 94 35
36 0 - YİĞİT AYNUR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 7 27.25 25 12 22.00 54.00 19.00 49.25 33 7 31.25 14 6 12.50 23 14 19.50 11 7 9.25 81.00 34.00 72.50 336.023 343.177 276.159 194.409 1913 112 97 36
37 0 - DUHANUR HAYTA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 3 20.25 24 5 22.75 45.00 8.00 43.00 31 8 29.00 15 3 14.25 16 5 14.75 15 4 14.00 77.00 20.00 72.00 333.168 322.348 254.017 193.267 1968 115 100 37
38 0 - M FURKAN ÖNEN 0 / 0 0 0 0.00 1 0 1.00 26 7 24.25 26 8 24.00 53.00 15.00 49.25 25 15 21.25 17 3 16.25 19 6 17.50 14 4 13.00 75.00 28.00 68.00 321.633 333.827 261.403 192.493 2002 119 103 38
39 0 - TUBALKAN 0 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 14 1 13.75 10 8 8.00 24.00 9.00 21.75 35 5 33.75 14 1 13.75 10 1 9.75 15 2 14.50 74.00 9.00 71.75 329.713 257.614 233.135 191.885 2027 120 104 39
40 0 - İREM BİNİCİ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 9 13.75 21 9 18.75 37.00 18.00 32.50 32 7 30.25 14 2 13.50 20 5 18.75 9 5 7.75 75.00 19.00 70.25 327.888 289.298 232.405 191.155 2057 122 106 40
41 0 - İLKİM 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 7 11.25 9 0 9.00 22.00 7.00 20.25 31 8 29.00 15 4 14.00 18 5 16.75 12 7 10.25 76.00 24.00 70.00 326.762 252.289 224.455 190.705 2070 123 107 41
42 0 - TUNAHAN TEZEL 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 3 13.25 20 8 18.00 34.00 11.00 31.25 31 9 28.75 14 4 13.00 14 8 12.00 17 3 16.25 76.00 24.00 70.00 326.217 285.134 230.237 190.487 2080 124 108 42
43 0 - SUDEGÜL ÖZGÜL 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 13 14.75 23 11 20.25 41.00 24.00 35.00 31 9 28.75 17 3 16.25 17 11 14.25 12 7 10.25 77.00 30.00 69.50 323.495 294.658 233.648 189.398 2131 127 110 43
44 0 - AKSU 0 / 0 7 10 4.50 1 1 0.75 9 2 8.50 2 4 1.00 19.00 17.00 14.75 25 15 21.25 13 6 11.50 11 5 9.75 12 6 10.50 61.00 32.00 53.00 269.685 196.573 207.824 186.306 2248 134 117 44
45 0 - BARTU 0 / 0 13 17 8.75 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 13.00 20.00 8.00 29 11 26.25 14 6 12.50 9 6 7.50 1 0 1.00 53.00 23.00 47.25 246.890 156.495 183.456 186.068 2265 136 118 45
46 0 - MİRZA SEZEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 31 4 30.00 26 10 23.50 57.00 14.00 53.50 33 6 31.50 14 5 12.75 15 6 13.50 11 8 9.00 73.00 25.00 66.75 314.373 346.338 275.749 185.749 2280 137 119 46
47 0 - ELÇİN T 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 15 5 13.75 4 4 3.00 19.00 9.00 16.75 33 7 31.25 13 3 12.25 16 3 15.25 8 5 6.75 70.00 18.00 65.50 310.730 234.966 225.542 184.292 2344 140 121 47
48 0 - CEMRE A 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 2 16.50 11 5 9.75 28.00 7.00 26.25 31 8 29.00 12 4 11.00 14 3 13.25 10 6 8.50 67.00 21.00 61.75 298.545 259.071 228.918 179.418 2561 147 125 48
49 0 - SİNEM KINAY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 22 8 20.00 15 7 13.25 37.00 15.00 33.25 32 8 30.00 14 2 13.50 16 9 13.75 5 7 3.25 67.00 26.00 60.50 292.798 277.957 237.119 177.119 2663 156 133 49
50 0 - HAYRUNİSA DİNLEMEZ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 5 16.75 21 13 17.75 39.00 18.00 34.50 33 7 31.25 13 6 11.50 10 11 7.25 12 5 10.75 68.00 29.00 60.75 292.657 281.620 227.313 177.063 2666 159 136 50
51 0 - NUR DEĞİRMENCİ 0 / 0 23 9 20.75 6 16 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 25.00 22.75 12 15 8.25 5 11 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 26.00 10.50 127.922 111.169 171.986 175.153 2751 163 140 51
52 0 - N 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 19 4 18.00 16 3 15.25 35.00 7.00 33.25 26 10 23.50 9 7 7.25 16 5 14.75 11 3 10.25 62.00 25.00 55.75 281.600 272.898 226.640 172.640 2853 168 143 52
53 0 - E Ç 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 9 5 7.75 15 4 14.00 24.00 9.00 21.75 29 9 26.75 9 1 8.75 12 3 11.25 10 4 9.00 60.00 17.00 55.75 278.967 237.547 194.837 171.587 2883 171 145 53
54 0 - MERT ÖZÇAVDAR 0 / 0 9 6 7.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 10.00 6.00 8.50 29 10 26.50 9 5 7.75 2 0 2.00 1 1 0.75 41.00 16.00 37.00 211.950 147.795 171.347 169.164 2970 176 150 54
55 0 - YİĞİT AKBABA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 7 14.25 9 11 6.25 25.00 18.00 20.50 27 13 23.75 12 7 10.25 12 8 10.00 8 8 6.00 59.00 36.00 50.00 258.973 225.381 206.339 163.589 3145 190 162 55
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56 0 - TUĞÇE 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 5.00 9 8 7.00 15.00 12.00 12.00 28 12 25.00 10 6 8.50 7 3 6.25 5 10 2.50 50.00 31.00 42.25 231.430 189.230 167.572 152.572 3424 203 171 56
57 0 - YAKUP KARAKAYA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 7 14.25 22 3 21.25 38.00 10.00 35.50 23 17 18.75 9 8 7.00 11 14 7.50 8 11 5.25 51.00 50.00 38.50 221.507 255.748 191.353 148.603 3488 205 173 57
58 0 - KERO 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.00 6 7 4.25 9.00 11.00 6.25 13 6 11.50 11 6 9.50 13 4 12.00 5 4 4.00 42.00 20.00 37.00 218.695 166.319 153.478 147.478 3505 206 174 58
59 0 - İKB L SU AYDOĞAN 0 / 0 1 0 1.00 0 0 0.00 25 8 23.00 23 7 21.25 49.00 15.00 45.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 265.777 204.000 134.880 3679 212 178 59
60 0 - GÜL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 3.00 4 6 2.50 9.00 14.00 5.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 148.857 141.000 132.000 3706 213 179 60
61 0 - MA H 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 5 9 2.75 8.00 11.00 5.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 147.610 139.500 132.000 3706 213 179 60
62 0 - TUĞBA ŞAHİN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.75 21 11 18.25 28.00 16.00 24.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 205.060 149.250 132.000 3706 213 179 60
63 0 - 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 30 2 29.50 22 6 20.50 52.00 8.00 50.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 283.003 220.500 132.000 3706 213 179 60
64 0 - MERT YÜCEL ÇAKIR 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 5 26.75 27 5 25.75 55.00 10.00 52.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 290.472 212.250 132.000 3706 213 179 60
65 0 - KONULAR YETİŞMİYOR 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5 4 4.00 7 5 5.75 12.00 9.00 9.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 161.037 144.000 132.000 3706 213 179 60
66 0 - EGEMEN ARABAI 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 10 6 8.50 10.00 7.00 8.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 157.315 131.250 132.000 3706 213 179 60
67 0 - BEYA Z 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.75 14 8 12.00 20.00 13.00 16.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 183.149 146.250 132.000 3706 213 179 60
68 0 - ZEHRA TAŞ A 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 24 6 22.50 31 6 29.50 55.00 12.00 52.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 288.171 199.500 132.000 3706 213 179 60
69 0 - EKİN KOTANOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.75 12 9 9.75 18.00 14.00 14.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 175.723 146.250 132.000 3706 213 179 60
70 0 - SUL*N ALTUNBAŞ 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 20 4 19.00 17 9 14.75 37.00 13.00 33.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 234.180 189.000 132.000 3706 213 179 60
71 0 - İLKNUR DEMİRÖZ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 3 15.25 17 9 14.75 33.00 12.00 30.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 223.066 177.750 132.000 3706 213 179 60
72 0 - BRK 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.00 11 9 8.75 14.00 13.00 10.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 164.485 138.000 132.000 3706 213 179 60
73 0 - AHMET KARSANBA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 22 9 19.75 23 11 20.25 45.00 20.00 40.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 252.651 191.250 132.000 3706 213 179 60
74 0 - DEFNE 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 9 6 7.50 11 18 6.50 20.00 24.00 14.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 174.848 154.500 132.000 3706 213 179 60
75 0 - ENSAR YAĞLI 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 5 11.75 7 11 4.25 20.00 16.00 16.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 180.170 167.250 132.000 3706 213 179 60

Genel 5.78 3.83 8.66 8.54 26.81 24.54 10.29 7.42 4.67 46.93 247.355 210.413 202.203 188.785 4565
İl 8.72 5.54 9.27 8.30 31.83 24.96 10.28 7.06 4.62 46.92 247.100 211.456 212.874 202.431 244

İlçe 8.92 5.07 10.49 8.85 33.33 26.12 10.91 7.64 4.73 49.40 255.207 222.759 223.106 207.472 199
Kurum 6.65 3.21 11.95 10.90 32.71 27.02 11.48 9.58 5.77 53.86 270.620 231.924 219.027 193.527 75
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