
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Tekirdağ ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Vip 3232412031 TYT Deneme-3 TG 18005 556 397 152

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 26.92 9.63 24.51 11.31 4.14 10.28 8.52 4.46 7.41 5.57 3.58 4.67 52.32 21.81 46.87 247.161

İl Ortalaması 27.19 8.95 24.96 11.26 3.91 10.28 8.14 4.32 7.06 5.47 3.39 4.62 52.06 20.58 46.92 247.100
Okul Ortalaması 29.20 8.70 27.02 12.53 4.18 11.48 10.59 4.05 9.58 6.66 3.53 5.77 58.97 20.47 53.86 270.620

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - GAMZE MUTLU 0 / 0 35 4 34.00 18 2 17.50 33 4 32.00 15 4 14.00 101.00 14.00 97.50 422.885 147 1 1 1
2 0 - ENES AKGÜN 0 / 0 36 4 35.00 18 0 18.00 31 7 29.25 16 4 15.00 101.00 15.00 97.25 420.800 172 2 2 2
3 0 - TOFAN 0 / A 36 4 35.00 19 1 18.75 27 5 25.75 17 3 16.25 99.00 13.00 95.75 414.415 228 3 3 3
4 0 - İKBAL SU AYDOĞAN 0 / 0 36 4 35.00 15 4 14.00 31 4 30.00 15 3 14.25 97.00 15.00 93.25 408.853 276 4 4 4
5 0 - DENİZ ILGIN 0 / 0 33 7 31.25 16 4 15.00 34 3 33.25 13 4 12.00 96.00 18.00 91.50 404.345 320 5 5 5
6 0 - MERT YÜCEL ÇAKİR 12 / 0 34 6 32.50 15 5 13.75 31 4 30.00 13 5 11.75 93.00 20.00 88.00 391.520 510 6 6 6
7 0 - İLKİM KUZU 12 / 0 36 4 35.00 17 1 16.75 23 5 21.75 16 2 15.50 92.00 12.00 89.00 390.858 521 7 7 7
8 0 - HÜMEYRA PALA 0 / 0 35 4 34.00 13 3 12.25 23 2 22.50 16 2 15.50 87.00 11.00 84.25 376.873 822 9 8 8
9 0 - GAMZE SİNİCİ 12 / 0 35 5 33.75 13 4 12.00 29 4 28.00 12 8 10.00 89.00 21.00 83.75 376.595 828 10 9 9

10 0 - ŞERİFENAZ YÜĞRÜK 12 / 0 37 3 36.25 18 2 17.50 20 10 17.50 14 4 13.00 89.00 19.00 84.25 372.520 935 11 10 10
11 0 - BARAN TEKİN 0 / Ğ 33 7 31.25 17 3 16.25 23 2 22.50 14 3 13.25 87.00 15.00 83.25 372.505 936 12 11 11
12 509 - AZRA AKÇÖLTEKİN 12 / A 35 4 34.00 14 6 12.50 24 7 22.25 14 5 12.75 87.00 22.00 81.50 367.103 1077 13 12 12
13 0 - ÖZTÜRK HAN 0 / 0 33 7 31.25 18 2 17.50 21 12 18.00 16 4 15.00 88.00 25.00 81.75 365.660 1120 15 14 13
14 0 - AHMET AGA 0 / 0 32 7 30.25 14 5 12.75 22 3 21.25 17 2 16.50 85.00 17.00 80.75 365.452 1126 16 15 14
15 0 - ZEHR TAŞ 0 / 0 34 6 32.50 15 3 14.25 29 4 28.00 8 10 5.50 86.00 23.00 80.25 363.783 1169 20 16 15
16 0 - GÜLSÜM BOZAN 0 / 0 37 3 36.25 11 4 10.00 25 4 24.00 11 4 10.00 84.00 15.00 80.25 363.505 1176 21 17 16
17 0 - SULTAN ALTUNBAŞ 12 / 0 34 6 32.50 18 2 17.50 19 4 18.00 13 3 12.25 84.00 15.00 80.25 359.988 1273 23 18 17
18 0 - BERRİN UZUNYOL 0 / 0 36 3 35.25 13 7 11.25 21 9 18.75 15 3 14.25 85.00 22.00 79.50 359.455 1285 24 19 18
19 0 - CEYLİN KARABACAK 12 / 0 33 7 31.25 17 2 16.50 20 6 18.50 13 2 12.50 83.00 17.00 78.75 355.765 1408 26 21 19
20 0 - ELİF İKRA SOYÇELİK 12 / 0 36 4 35.00 13 4 12.00 21 7 19.25 13 5 11.75 83.00 20.00 78.00 354.078 1463 27 22 20
21 0 - DAMLANUR MACİT 12 / 0 34 6 32.50 12 8 10.00 24 4 23.00 13 6 11.50 83.00 24.00 77.00 353.245 1486 28 23 21
22 0 - ŞEVVAL DALKIRAN 0 / 0 35 3 34.25 14 3 13.25 19 1 18.75 12 4 11.00 80.00 11.00 77.25 351.033 1555 30 24 22
23 0 - BELEMİR 0 / 0 34 6 32.50 17 2 16.50 20 9 17.75 11 7 9.25 82.00 24.00 76.00 345.558 1745 31 25 23
24 0 - CENGİZHAN DİŞ 0 / 0 22 7 20.25 17 1 16.75 24 3 23.25 15 4 14.00 78.00 15.00 74.25 344.888 1774 32 26 24
25 0 - C 0 / 0 32 8 30.00 16 3 15.25 19 7 17.25 14 6 12.50 81.00 24.00 75.00 343.403 1837 34 28 25
26 0 - EREN KAD 0 / 0 29 11 26.25 18 2 17.50 21 11 18.25 14 6 12.50 82.00 30.00 74.50 342.165 1888 35 29 26
27 0 - YAĞMUR ÖZTÜRK 0 / 0 32 6 30.50 12 3 11.25 25 2 24.50 8 3 7.25 77.00 14.00 73.50 341.500 1916 37 31 27
28 0 - YİĞİT YAĞAR 0 / 0 31 8 29.00 15 4 14.00 19 3 18.25 14 6 12.50 79.00 21.00 73.75 340.195 1965 38 32 28
29 0 - A E C 0 / 0 34 3 33.25 13 3 12.25 20 7 18.25 11 4 10.00 78.00 17.00 73.75 339.513 1993 40 34 29
30 0 - BİŞARE ÇETO 0 / 0 34 6 32.50 13 6 11.50 21 4 20.00 11 9 8.75 79.00 25.00 72.75 337.033 2096 44 37 30
31 0 - YİĞİT 0 / 0 33 7 31.25 14 6 12.50 23 14 19.50 11 7 9.25 81.00 34.00 72.50 336.023 2134 47 39 31
32 0 - DUHANUR HAYTA 0 / 0 31 8 29.00 15 3 14.25 16 5 14.75 15 4 14.00 77.00 20.00 72.00 333.168 2265 52 41 32
33 0 - TUBALKAN 0 / 0 35 5 33.75 14 1 13.75 10 1 9.75 15 2 14.50 74.00 9.00 71.75 329.713 2410 56 44 33
34 0 - İREM BİNİCİ 0 / 0 32 7 30.25 14 2 13.50 20 5 18.75 9 5 7.75 75.00 19.00 70.25 327.888 2494 57 45 34
35 0 - RUMEYSA ARALA 0 / A 36 4 35.00 11 7 9.25 19 7 17.25 10 6 8.50 76.00 24.00 70.00 326.963 2544 59 46 35
36 0 - İLKİM 0 / 0 31 8 29.00 15 4 14.00 18 5 16.75 12 7 10.25 76.00 24.00 70.00 326.762 2554 60 47 36
37 0 - TUNAHAN TEZEL 12 / 0 31 9 28.75 14 4 13.00 14 8 12.00 17 3 16.25 76.00 24.00 70.00 326.217 2583 61 48 37
38 0 - ASLI BÖLÜKBAŞİ 0 / 0 37 3 36.25 18 2 17.50 13 3 12.25 6 4 5.00 74.00 12.00 71.00 325.070 2643 63 50 38
39 0 - SUDE BÜYÜKBAŞ 12 / 0 33 7 31.25 16 2 15.50 20 1 19.75 4 4 3.00 73.00 14.00 69.50 324.230 2688 65 52 39
40 0 - SUDEGÜL ÖZGÜL 12 / 0 31 9 28.75 17 3 16.25 17 11 14.25 12 7 10.25 77.00 30.00 69.50 323.495 2721 66 53 40
41 0 - M FURKAN ÖNEN 0 / 0 25 15 21.25 17 3 16.25 19 6 17.50 14 4 13.00 75.00 28.00 68.00 321.633 2831 67 54 41
42 0 - ECEM YÜNEL 0 / 0 36 4 35.00 16 2 15.50 13 6 11.50 9 8 7.00 74.00 20.00 69.00 319.275 2952 70 57 42
43 0 - EMRE ÇAĞAN 0 / 0 30 10 27.50 15 5 13.75 13 5 11.75 15 5 13.75 73.00 25.00 66.75 314.910 3173 75 62 43
44 0 - EYLÜL DOĞAN 0 / 0 33 6 31.50 15 2 14.50 17 10 14.50 7 2 6.50 72.00 20.00 67.00 314.670 3188 76 63 44
45 0 - MİRZA SEZEN 0 / 0 33 6 31.50 14 5 12.75 15 6 13.50 11 8 9.00 73.00 25.00 66.75 314.373 3205 77 64 45
46 0 - HAZAL GÜL 12 / 0 35 5 33.75 16 3 15.25 17 6 15.50 2 0 2.00 70.00 14.00 66.50 312.023 3354 82 68 46
47 0 - ELÇİN T 0 / 0 33 7 31.25 13 3 12.25 16 3 15.25 8 5 6.75 70.00 18.00 65.50 310.730 3431 86 69 47
48 0 - GÖRKEM GÜNAY 0 / 0 30 8 28.00 19 1 18.75 12 7 10.25 10 5 8.75 71.00 21.00 65.75 308.600 3562 88 70 48
49 0 - PELİN GÖÇMEN 12 / 0 31 9 28.75 16 4 15.00 12 6 10.50 12 6 10.50 71.00 25.00 64.75 306.630 3677 93 73 49
50 0 - M BERKE SEYRAN 0 / 0 33 7 31.25 13 7 11.25 10 3 9.25 13 7 11.25 69.00 24.00 63.00 301.085 4029 98 76 50
51 0 - CEMRE A 0 / 0 31 8 29.00 12 4 11.00 14 3 13.25 10 6 8.50 67.00 21.00 61.75 298.545 4219 103 81 51
52 0 - MERVE A 0 / 0 39 1 38.75 17 3 16.25 8 7 6.25 3 4 2.00 67.00 15.00 63.25 296.343 4369 105 83 52
53 0 - ETA 0 / 0 33 6 31.50 19 1 18.75 6 5 4.75 9 6 7.50 67.00 18.00 62.50 294.768 4475 108 85 53
54 0 - SİNEM KINAY 0 / 0 32 8 30.00 14 2 13.50 16 9 13.75 5 7 3.25 67.00 26.00 60.50 292.798 4622 114 90 54
55 0 - HAYRUNİSA DİNLEMEZ 0 / 0 33 7 31.25 13 6 11.50 10 11 7.25 12 5 10.75 68.00 29.00 60.75 292.657 4634 118 93 55
56 0 - ZEYNEP YALÇIN 0 / 0 34 6 32.50 17 1 16.75 11 4 10.00 2 0 2.00 64.00 11.00 61.25 292.183 4660 119 94 56
57 0 - NİL SA H* AKIN 0 / 0 31 8 29.00 15 2 14.50 10 4 9.00 9 4 8.00 65.00 18.00 60.50 291.595 4712 121 96 57
58 0 - İREM ÖZŞEN 0 / 0 35 5 33.75 13 2 12.50 10 0 10.00 4 1 3.75 62.00 8.00 60.00 289.337 4854 125 99 58
59 0 - BURCU AKIN 0 / 0 35 4 34.00 16 2 15.50 11 1 10.75 0 0 0.00 62.00 7.00 60.25 288.915 4876 126 100 59
60 287 - EYLÜL ALACA 0 / 0 32 8 30.00 13 4 12.00 9 4 8.00 10 2 9.50 64.00 18.00 59.50 288.675 4895 127 101 60
61 0 - BRK 0 / Ç 30 9 27.75 12 3 11.25 9 4 8.00 12 4 11.00 63.00 20.00 58.00 284.572 5204 138 107 61
62 0 - EMİR 0 / 0 29 11 26.25 12 7 10.25 16 8 14.00 8 6 6.50 65.00 32.00 57.00 283.447 5286 140 109 62
63 0 - ÇA E 0 / 0 32 7 30.25 16 4 15.00 13 4 12.00 1 1 0.75 62.00 16.00 58.00 282.892 5327 141 110 63
64 0 - N 0 / 0 26 10 23.50 9 7 7.25 16 5 14.75 11 3 10.25 62.00 25.00 55.75 281.600 5441 148 114 64
65 0 - TUANA G 0 / 0 34 5 32.75 9 4 8.00 7 2 6.50 11 6 9.50 61.00 17.00 56.75 279.610 5601 153 117 65
66 0 - E Ç 0 / 0 29 9 26.75 9 1 8.75 12 3 11.25 10 4 9.00 60.00 17.00 55.75 278.967 5657 155 119 66
67 1155 - ROBİN ROBİN 12 / 0 33 7 31.25 12 4 11.00 8 5 6.75 9 6 7.50 62.00 22.00 56.50 277.940 5731 157 121 67
68 0 - SILA SS 0 / 0 29 11 26.25 12 3 11.25 11 2 10.50 9 5 7.75 61.00 21.00 55.75 277.820 5746 158 122 68
69 0 - BURCU ESER 0 / 0 34 6 32.50 14 5 12.75 6 5 4.75 8 7 6.25 62.00 23.00 56.25 275.365 5949 165 128 69
70 0 - YASEMİN * RARPACI 0 / 0 29 11 26.25 15 4 14.00 15 9 12.75 3 3 2.25 62.00 27.00 55.25 275.327 5953 166 129 70
71 0 - SILA 0 / 0 26 13 22.75 11 2 10.50 11 1 10.75 10 4 9.00 58.00 20.00 53.00 269.850 6401 187 143 71
72 0 - AKSU 0 / 0 25 15 21.25 13 6 11.50 11 5 9.75 12 6 10.50 61.00 32.00 53.00 269.685 6414 188 144 72
73 0 - MİHRİBAN VARDAR 12 / 0 35 5 33.75 17 2 16.50 5 3 4.25 1 2 0.50 58.00 12.00 55.00 268.725 6491 193 149 73
74 0 - DLN 0 / B 34 5 32.75 16 2 15.50 4 1 3.75 3 1 2.75 57.00 9.00 54.75 268.548 6504 195 151 74
75 0 - SEMANUR ALKAN 0 / 0 33 7 31.25 13 6 11.50 8 2 7.50 4 5 2.75 58.00 20.00 53.00 265.668 6760 204 159 75
76 0 - BE** 0 / 0 31 9 28.75 14 5 12.75 7 6 5.50 6 6 4.50 58.00 26.00 51.50 260.273 7267 217 169 76
77 0 - C* DA KONCA 0 / 0 35 4 34.00 12 7 10.25 6 2 5.50 2 1 1.75 55.00 14.00 51.50 259.585 7331 222 174 77
78 0 - YİĞİT AKBABA 0 / 0 27 13 23.75 12 7 10.25 12 8 10.00 8 8 6.00 59.00 36.00 50.00 258.973 7394 225 176 78
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TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 26.92 9.63 24.51 11.31 4.14 10.28 8.52 4.46 7.41 5.57 3.58 4.67 52.32 21.81 46.87 247.161

İl Ortalaması 27.19 8.95 24.96 11.26 3.91 10.28 8.14 4.32 7.06 5.47 3.39 4.62 52.06 20.58 46.92 247.100
Okul Ortalaması 29.20 8.70 27.02 12.53 4.18 11.48 10.59 4.05 9.58 6.66 3.53 5.77 58.97 20.47 53.86 270.620
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79 0 - FUNDA ÖĞÜRCE 0 / 0 26 14 22.50 11 4 10.00 10 9 7.75 10 3 9.25 57.00 30.00 49.50 257.263 7584 235 184 79
80 0 - SAMET KÜÇÜKOĞLU 0 / 0 27 10 24.50 10 9 7.75 11 2 10.50 8 7 6.25 56.00 28.00 49.00 256.485 7645 237 185 80
81 0 - BERRA AKKAYA 12 / 0 29 10 26.50 9 5 7.75 11 12 8.00 8 6 6.50 57.00 33.00 48.75 254.338 7828 247 192 81
82 0 - GÜL MÜHÜRCÜ 0 / 0 28 10 25.50 10 4 9.00 10 3 9.25 5 2 4.50 53.00 19.00 48.25 252.655 7995 250 193 82
83 0 - MELİKE İŞ 0 / 0 30 9 27.75 7 8 5.00 8 6 6.50 10 7 8.25 55.00 30.00 47.50 250.458 8214 259 199 83
84 0 - ZÜMRA YURTSEVEN 0 / 0 34 6 32.50 15 5 13.75 1 2 0.50 3 1 2.75 53.00 14.00 49.50 250.370 8221 260 200 84
85 0 - İBRAHİM AÇIL 0 / 0 25 8 23.00 6 2 5.50 10 2 9.50 9 2 8.50 50.00 14.00 46.50 249.090 8363 267 206 85
86 0 - BEYZA SAKALLI 0 / 0 30 10 27.50 11 7 9.25 9 4 8.00 3 1 2.75 53.00 22.00 47.50 248.935 8377 269 208 86
87 0 - GÖKÇE ERGENE 0 / 0 31 9 28.75 14 4 13.00 5 4 4.00 4 6 2.50 54.00 23.00 48.25 248.470 8413 272 210 87
88 0 - NK 0 / 0 34 6 32.50 14 3 13.25 3 1 2.75 0 0 0.00 51.00 10.00 48.50 247.627 8493 274 211 88
89 1003 - M Y E 12 / A 29 9 26.75 11 8 9.00 9 10 6.50 6 5 4.75 55.00 32.00 47.00 247.223 8547 276 212 89
90 0 - BARTU 0 / 0 29 11 26.25 14 6 12.50 9 6 7.50 1 0 1.00 53.00 23.00 47.25 246.890 8572 279 215 90
91 0 - BEREN ELGEZEN 0 / 0 28 12 25.00 12 5 10.75 10 11 7.25 5 5 3.75 55.00 33.00 46.75 246.330 8627 281 217 91
92 0 - YAVUZ SULTANSELİM 0 / 0 25 7 23.25 14 6 12.50 8 3 7.25 5 5 3.75 52.00 21.00 46.75 246.138 8649 282 218 92
93 0 - NEHİR GENÇ 0 / 0 27 12 24.00 12 2 11.50 9 6 7.50 6 10 3.50 54.00 30.00 46.50 245.520 8719 283 219 93
94 0 - ABDULKADİR ÇETİNKAYA 0 / 0 29 11 26.25 13 7 11.25 7 6 5.50 4 1 3.75 53.00 25.00 46.75 245.260 8745 284 220 94
95 0 - GÜLNUR KARABAŞ 0 / 0 33 6 31.50 17 3 16.25 1 2 0.50 0 0 0.00 51.00 11.00 48.25 245.208 8748 285 221 95
96 0 - EGEMEN ARABACI 0 / 0 26 10 23.50 16 4 15.00 4 1 3.75 7 9 4.75 53.00 24.00 47.00 244.967 8774 286 222 96
97 0 - MUHAMMED KUVAN 0 / 0 21 9 18.75 9 5 7.75 13 2 12.50 6 5 4.75 49.00 21.00 43.75 240.635 9206 306 238 97
98 0 - BURAK ALTUN 12 / T 19 10 16.50 17 2 16.50 9 8 7.00 6 4 5.00 51.00 24.00 45.00 240.495 9219 307 239 98
99 0 - SENA KAR 0 / 0 30 9 27.75 16 4 15.00 2 0 2.00 2 3 1.25 50.00 16.00 46.00 239.588 9310 310 242 99

100 0 - RÜYA GÜNDEMİR 0 / 0 32 4 31.00 16 3 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 7.00 46.25 238.748 9404 313 244 100
101 0 - ŞULENUR ÖZDEMİR 0 / 0 34 6 32.50 12 1 11.75 2 4 1.00 0 0 0.00 48.00 11.00 45.25 236.572 9643 318 249 101
102 0 - İREM G 0 / 0 28 11 25.25 13 1 12.75 6 3 5.25 1 0 1.00 48.00 15.00 44.25 236.138 9690 320 251 102
103 0 - SERAP ASLAN 0 / 0 33 7 31.25 15 4 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 11.00 45.25 235.745 9736 321 252 103
104 0 - ZYNVİE 0 / 0 27 11 24.25 11 6 9.50 6 5 4.75 6 4 5.00 50.00 26.00 43.50 235.250 9789 324 254 104
105 0 - L 0 / 0 31 9 28.75 13 6 11.50 5 4 4.00 0 0 0.00 49.00 19.00 44.25 235.200 9797 325 255 105
106 0 - C* AVAR 0 / 0 35 5 33.75 11 1 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 6.00 44.50 233.748 9964 329 258 106
107 0 - ELİF RANA KILIF 0 / 0 30 9 27.75 11 1 10.75 1 6 -0.50 7 5 5.75 49.00 21.00 43.75 233.115 10026 331 260 107
108 0 - AFRA ALBAYRAK 12 / 0 24 15 20.25 15 2 14.50 5 2 4.50 4 1 3.75 48.00 20.00 43.00 232.548 10070 332 261 108
109 0 - ÖK 0 / 0 27 12 24.00 8 3 7.25 9 2 8.50 3 3 2.25 47.00 20.00 42.00 232.000 10126 338 266 109
110 0 - TUĞÇE 0 / 0 28 12 25.00 10 6 8.50 7 3 6.25 5 10 2.50 50.00 31.00 42.25 231.430 10189 340 268 110
111 0 - OSMAN BALLI 0 / 0 29 6 27.50 14 1 13.75 0 0 0.00 2 2 1.50 45.00 9.00 42.75 228.448 10489 350 273 111
112 0 - YAĞMUR ALBAYRAK 0 / 0 31 9 28.75 14 3 13.25 1 1 0.75 0 0 0.00 46.00 13.00 42.75 228.413 10493 351 274 112
113 0 - BUSE SANLI 0 / 0 33 7 31.25 12 7 10.25 1 1 0.75 0 0 0.00 46.00 15.00 42.25 227.172 10624 356 278 113
114 0 - YAKUP T İVİ 0 / 0 26 12 23.00 12 6 10.50 4 3 3.25 5 4 4.00 47.00 25.00 40.75 225.285 10827 365 285 114
115 0 - MERVE TEKBAŞ 0 / 0 32 7 30.25 10 4 9.00 2 2 1.50 1 2 0.50 45.00 15.00 41.25 224.780 10881 366 286 115
116 0 - YAKUP KA RKAÇ* 0 / 0 27 12 24.00 13 6 11.50 3 1 2.75 3 2 2.50 46.00 21.00 40.75 224.360 10912 368 287 116
117 0 - MUHAMMET HASAR 0 / 0 26 8 24.00 6 3 5.25 9 4 8.00 4 7 2.25 45.00 22.00 39.50 224.080 10948 371 288 117
118 0 - YAKUP KARAKAYA 0 / 0 23 17 18.75 9 8 7.00 11 14 7.50 8 11 5.25 51.00 50.00 38.50 221.507 11206 378 295 118
119 0 - AL 0 / 0 25 7 23.25 14 5 12.75 2 0 2.00 2 1 1.75 43.00 13.00 39.75 220.385 11317 383 298 119
120 0 - KERO 0 / 0 13 6 11.50 11 6 9.50 13 4 12.00 5 4 4.00 42.00 20.00 37.00 218.695 11490 389 302 120
121 0 - BRR 0 / 0 31 8 29.00 11 5 9.75 1 4 0.00 1 2 0.50 44.00 19.00 39.25 217.547 11601 391 304 121
122 0 - ELSA 0 / 0 24 12 21.00 8 1 7.75 6 2 5.50 4 3 3.25 42.00 18.00 37.50 216.425 11723 396 306 122
123 0 - AYLİN ARSLAN 0 / 0 27 13 23.75 11 8 9.00 3 3 2.25 3 2 2.50 44.00 26.00 37.50 214.140 11973 405 311 123
124 0 - HELİN NEMLİ 0 / 0 30 10 27.50 13 7 11.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 43.00 19.00 38.25 213.778 12014 407 312 124
125 0 - MERT ÖZÇAVDAR 0 / 0 29 10 26.50 9 5 7.75 2 0 2.00 1 1 0.75 41.00 16.00 37.00 211.950 12204 419 320 125
126 0 - BERFİN 0 / 0 28 10 25.50 12 5 10.75 2 5 0.75 0 0 0.00 42.00 20.00 37.00 210.632 12327 422 322 126
127 0 - EBRAR GVNÇ 0 / 0 29 8 27.00 11 7 9.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 41.00 16.00 37.00 210.568 12334 423 323 127
128 0 - SAMİ YUSUF KARAKAYA 12 / A 21 18 16.50 9 3 8.25 9 4 8.00 5 11 2.25 44.00 36.00 35.00 209.620 12430 425 324 128
129 0 - MERVEEEEĞ Z 0 / 0 32 7 30.25 6 5 4.75 0 0 0.00 1 0 1.00 39.00 12.00 36.00 208.067 12569 429 328 129
130 0 - GÖKHAN TEPE 0 / 0 29 10 26.50 7 7 5.25 1 4 0.00 4 1 3.75 41.00 22.00 35.50 207.405 12642 431 330 130
131 0 - ELLİFF 0 / 0 25 8 23.00 8 6 6.50 4 3 3.25 3 6 1.50 40.00 23.00 34.25 204.440 12937 439 334 131
132 0 - RABİA İMRE 0 / 0 29 11 26.25 10 10 7.50 1 3 0.25 2 6 0.50 42.00 30.00 34.50 203.025 13072 445 339 132
133 0 - ŞEYMANUR SATILMIŞ 0 / 0 27 13 23.75 12 8 10.00 1 1 0.75 0 0 0.00 40.00 22.00 34.50 202.865 13087 447 341 133
134 0 - TUANA A 0 / 0 30 8 28.00 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 35.00 10.00 32.50 198.480 13491 455 347 134
135 0 - B Ö Z 0 / 0 25 10 22.50 10 5 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 15.00 31.25 192.363 13983 464 355 135
136 0 - HADİSE 0 / 0 23 10 20.50 10 5 8.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 34.00 18.00 29.50 187.070 14435 470 357 136
137 0 - FADİME T 12 / E 23 15 19.25 7 5 5.75 0 0 0.00 4 1 3.75 34.00 21.00 28.75 186.155 14498 473 358 137
138 0 - NU R KAR 0 / 0 25 15 21.25 8 7 6.25 1 6 -0.50 1 1 0.75 35.00 29.00 27.75 181.620 14848 480 364 138
139 0 - SELENAY SENEM 0 / 0 21 12 18.00 10 4 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 16.00 27.00 178.990 15014 484 366 139
140 0 - MAVİŞ SU 0 / 0 21 12 18.00 9 7 7.25 0 1 -0.25 0 1 -0.25 30.00 21.00 24.75 171.885 15499 492 368 140
141 0 - YAVUZER 0 / 0 19 11 16.25 10 3 9.25 0 0 0.00 0 3 -0.75 29.00 17.00 24.75 171.635 15514 494 369 141
142 0 - EYŞAN TEZCAN 0 / 0 21 16 17.00 9 9 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 25.00 23.75 169.032 15697 500 372 142
143 0 - HAMZA KAYAN 0 / 0 20 16 16.00 9 10 6.50 1 1 0.75 0 0 0.00 30.00 27.00 23.25 167.925 15747 502 374 143
144 0 - ESRA KK 0 / 0 18 18 13.50 11 7 9.25 1 4 0.00 1 2 0.50 31.00 31.00 23.25 167.363 15775 503 375 144
145 0 - FEYZA ERĞİDER 0 / 0 12 2 11.50 1 0 1.00 2 0 2.00 4 0 4.00 19.00 2.00 18.50 155.740 16326 512 379 145
146 0 - BEYZA ALKOÇ 0 / 0 17 16 13.00 3 2 2.50 2 2 1.50 2 3 1.25 24.00 23.00 18.25 153.538 16415 515 381 146
147 13108 - GİZEM KAÇMAZ 0 / 0 16 21 10.75 9 4 8.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 25.00 26.00 18.50 152.265 16459 517 383 147
148 0 - 0 / 0 18 21 12.75 5 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 25.00 16.75 147.355 16613 519 385 148
149 0 - FERİDE GÖÇMEN 0 / 0 15 19 10.25 6 5 4.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 21.00 25.00 14.75 140.847 16831 526 388 149
150 0 - NUR DEĞİRMENCİ 0 / 0 12 15 8.25 5 11 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 26.00 10.50 127.922 17191 534 389 150
151 0 - ENES TURAN 0 / 0 3 2 2.50 0 0 0.00 6 0 6.00 0 0 0.00 9.00 2.00 8.50 125.370 17250 538 390 151
152 0 - Y G Z 0 / 0 6 31 -1.75 7 11 4.25 2 7 0.25 3 8 1.00 18.00 57.00 3.75 107.002 17609 550 394 152




